
TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 136.800

  13.750

  -2.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        31

        30

        31

       223

       222

       223

       223

       222

       223

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

851

Alan/Bölüm

**VDAA MAT KOL YAY TYT

bAcabcbd c ccE.Daedee BcAEBEBcaebCaacCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.25 13  23Türkçe  40

DcDcdbbcED CbBDdcBacbDcdBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 ddaa b     ad    e  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -2.25  0   9Matematik-1  40

 -2.25  0   9Matematik  40

  6.50 10  14Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   11.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         31        223        223

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  33.250

  -0.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

         8

        35

       125

        38

       218

       125

        38

       218

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00194

Alan/Bölüm

ABDULLAH ÇABUK MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC   A .  cCeDABDAEBEBeCab BBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 25   8Türkçe  40

bEDddCCBEDE AcDcbBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 b                          cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.50  0   2Matematik-1  40

 -0.50  0   2Matematik  40

 10.25 12   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         16        125        125

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  33.500

   1.250

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        11

        16

       100

        34

       179

       100

        34

       179

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00914

Alan/Bölüm

ADİLE KARTAL MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC   Ac.DeeCeDddbAEBEBcCacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

DEDB CCBaaECABDcbBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   D  d    a                         aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  40

  1.25  2   3Matematik  40

 12.75 14   5Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         14        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 179.200

  24.000

   0.750

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        10

         8

       191

       157

       194

       191

       157

       194

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H Alan/Bölüm

ADSIZ K MAT KOL YAY TYT

aADBC AaC   AE. BeCDe BeAEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 26   8Türkçe  40

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   DbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.750   31.423   33.669   33.669 Toplam Net         11        191        191

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 184.000

  26.750

  -0.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        21

        23

       182

       120

       217

       182

       120

       217

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

832

Alan/Bölüm

AHMET KOÇLUOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC  bA .  BCDbABbcEBEddCaedBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

DEecd CB D e cD  BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       dbB   e              cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b      eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  1   4Matematik-1  40

  0.00  1   4Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   26.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         22        182        182

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 206.400

  32.750

   0.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

         7

        27

       117

        46

       197

       117

        46

       197

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00997

Alan/Bölüm

AHMET SATICI MAT KOL YAY TYT

DADdCEACC   AE. eBCabdBcAEBEBeCacdBBcdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 24  12Türkçe  40

bcDaA CBED eABD dBCE   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e  a              e                    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

     c b        C CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.00  0   4Matematik-1  40

 -1.00  0   4Matematik  40

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         11        117        117

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.000

  20.250

   4.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        27

        28

        28

       187

       201

       123

       187

       201

       123

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00794

Alan/Bölüm

AHMET YILDIRIM MAT KOL YAY TYT

aADeCEA C   d . eeCcbddDcEBEddCabdBBcaEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.75 16  17Türkçe  40

DE cb CB D dABDe Be   aBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  D  bCB d     aaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BD b ebc    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.75  2   5Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   25.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         27        187        187

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 174.400

  17.500

   5.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        24

        19

       202

       213

       107

       202

       213

       107

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00208

Alan/Bölüm

AKİF SÖNMEZ MAT KOL YAY TYT

DADdC  C    A . B    d D EBEBACac ad CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.50 18   6Türkçe  40

ba c dCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B     eAbBD   ad BB  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       Ab   Da    ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  6   5Matematik-1  40

  4.75  6   5Matematik  40

  1.00  2   4Sosyal Bil-1  25

 -0.75  0   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.00  2   4Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   23.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         22        202        202

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 203.200

  25.500

   6.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

         9

        16

       130

       142

        87

       130

       142

        87

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

838

Alan/Bölüm

ALCAK BERNA MAT KOL YAY TYT

bADBCEACCE  A . eeCDDbBccEBEdbdabeBBcCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 22  13Türkçe  40

DED ddCBaD eABccceCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C        a C    BBd  D  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d e    bDCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         13        130        130

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 195.200

  21.750

   8.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        26

        12

       154

       192

        66

       154

       192

        66

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

  941

Alan/Bölüm

ALEYNA MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdCb  A . aeCDDdBbc BEaeCacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 21  14Türkçe  40

Da    bB D bA      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BdAbD  AeBD a    BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BD  d A          abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  40

  5.75  7   5Matematik  40

  4.25  5   3Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   29.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         23        154        154

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 172.800

  22.750

   0.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        32

        27

        30

       204

       172

       205

       204

       172

       205

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F Alan/Bölüm

ALEYNA  YĞU MAT KOL YAY TYT

eAaBCcA CaD AE.DaBCaDdacAEBEBcCacdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

bcD    B     ce    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  2.00  3   4Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         32        204        204

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  31.250

   7.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         4

        14

        56

        61

        80

        56

        61

        80

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00824

Alan/Bölüm

ALEYNA ÇELİK MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC DdA .D eCDDdBDAEBEBeCacdBcb EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

DE d dCBED eAd   BCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC      b   a  CC B      be cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBba d ADb  c  cC CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  40

  3.75  5   5Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          8         56         56

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  30.250

   6.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

         9

        17

        76

        71

        96

        76

        71

        96

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A Alan/Bölüm

ALEYNA TOY MAT KOL YAY TYT

aADBCEAbC   AE.  BCDbdB AEBEBeCabdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

Da   bCB D eABedcBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 dcD   dCBDaa EC B    D     c       dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB     bDe  aae e  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  8   7Matematik-1  40

  6.25  8   7Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         13         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 272.800

  36.750

  17.250

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         2

         4

        15

         6

         4

        15

         6

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00805

Alan/Bölüm

ALİ ARPACI MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   AE. eBC Dd eAEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 27   7Türkçe  40

D DBAbCB Dc AB   BCE               ed ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA    A  D C   CB         CBCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB   d ADC aDaecC ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 12   0Matematik-1  40

 12.00 12   0Matematik  40

 11.50 12   2Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  5.25  7   7Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   54.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          1          4          4

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 197.600

  27.500

   3.000

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        19

        12

       149

       111

       148

       149

       111

       148

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00940

Alan/Bölüm

ALİENES GÖRGÜLÜ MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   A .  BCDbAeDcEBEBdCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

D e   C          BCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                 BB        CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

  4.75  5   1Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   30.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         16        149        149

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.800

  35.500

   6.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         4

        23

        29

        21

        99

        29

        21

        99

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00995

Alan/Bölüm

ALİYENUR YAŞAR MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCbD AE.DBBCDedBcAEBEdACacdBBACEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.75 30   9Türkçe  40

aEe AbbBcDaeABDedBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 CA   bA  D C     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d aaba  DeaDcee C  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  40

  5.75  6   1Matematik  40

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.25  3  11Fen Blm-1  20

 -1.25  0   5Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   41.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          8         29         29

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 171.200

  21.250

   1.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        33

        32

        28

       208

       196

       189

       208

       196

       189

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00806

Alan/Bölüm

ALPER SERTDÜŞER MAT KOL YAY TYT

eADBCdAdC  dAE.DecCaedebA BEBeCacdBB  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

Dd cAeCBab eAc   BbE              dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     e      b    B       DdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  40

  1.25  2   3Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         33        208        208

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 214.400

  33.000

   2.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

        15

        88

        42

       152

        88

        42

       152

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01060

Alan/Bölüm

ATAKAN ÇAĞLAR MAT KOL YAY TYT

DADeCEAaC   A .ecdCDDdBDcEBEBAC bdBBA EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

DED AaCB D b BD  cCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   D            aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

 10.25 11   3Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   35.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         10         88         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 175.200

  19.250

   4.250

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        22

        22

       200

       206

       135

       200

       206

       135

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01025

Alan/Bölüm

AYHAN NİSA MAT KOL YAY TYT

bADdCEAdCE  Ac. eBCcbbBceaBEBeCacdBB CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

     d B D eAB    b  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA c     D a    B   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe bd  ea  c e   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  3.00  4   4Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

 -1.25  1   9Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   23.500   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         21        200        200

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 219.200

  25.250

  12.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        20

        10

        70

       145

        27

        70

       145

        27

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00813

Alan/Bölüm

AYLİN PİRE MAT KOL YAY TYT

aADaCEACC   A . eBCDDeBccEBEdACabdBBcCdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

  D        eABedABCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCADD  db D a    Be D       B Cb    dDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBea d AD       d CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 11   6Matematik-1  40

  9.50 11   6Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  2.50  4   6Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   37.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         15         70         70

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 154.400

  17.000

   0.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        36

        36

        30

       220

       219

       205

       220

       219

       205

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00835

Alan/Bölüm

AYLİNPOLAT MAT KOL YAY TYT

 A  CEAdC  c  .  BCD  d  aB  d D   B b cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 12   7Türkçe  40

DED  eCB  E AB ceebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   17.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         36        220        220

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.800

  31.000

   3.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        13

        14

       110

        65

       148

       110

        65

       148

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00936

Alan/Bölüm

AYŞE DOĞAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdCE EAE.D BCD dBecaBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.50 27  10Türkçe  40

D e A  B D eABDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    D     D CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

  6.50  7   2Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         13        110        110

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  38.750

   0.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         3

        19

        46

         5

       197

        46

         5

       197

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00021

Alan/Bölüm

AYŞE KÖ* K MAT KOL YAY TYT

cADBCEACCEc AE.D BCDDABeAEBEBdCacdBeACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

bEDBACCB D eAcD cBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D      e a              acÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c               C  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  1   4Matematik-1  40

  0.00  1   4Matematik  40

 10.75 12   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          7         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 206.400

  28.250

   5.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        19

         8

       117

        99

       118

       117

        99

       118

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

  186

Alan/Bölüm

AYŞE ŞAHİN MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC   A .  BCDDdBecEBEBeCabdBebCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

DdDa CCBdD dAceccBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B         D      BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  4   0Matematik-1  40

  4.00  4   0Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         14        117        117

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 214.400

  25.250

  10.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        18

        11

        88

       145

        38

        88

       145

        38

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00987

Alan/Bölüm

AYŞE TAŞ MAT KOL YAY TYT

 AD CEA C   A .  cC DdBbAEBEdACa dBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.50 22   6Türkçe  40

  D    B    AcD  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  D  b  D      BB         BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD    A CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

  4.75  5   1Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  3.75  4   1Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   35.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         15         88         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 229.600

  24.000

  16.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

        21

         3

        34

       157

         8

        34

       157

         8

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00889

Alan/Bölüm

AYŞE YAŞAR MAT KOL YAY TYT

eADdCEA C e AE.be CcDeBDbEBEBACbcdBBdC DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

DED   bB b    e  BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BbeDD  bC D a  CCBB   D     B     aEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDC   ADCa c e  EdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  40

 10.75 12   5Matematik  40

  4.00  5   4Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   40.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          5         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 213.600

  35.000

   0.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

         9

        19

        93

        24

       197

        93

        24

       197

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

01001

Alan/Bölüm

AYŞENUR ATALAY MAT KOL YAY TYT

aADBCEACCaedAE.baeCDDeBDAEBEdAC cdBBdCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

DE  dCCBaD CAB ccBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                          eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  D             bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  40

 -0.25  0   1Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   35.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         13         93         93

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.800

  22.250

   3.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        26

        14

       185

       185

       148

       185

       185

       148

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

861

Alan/Bölüm

AZİZ KUVVET MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC   AE.a  CeDdBcAEBEdACabdBBcbEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B        B       BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

  1.00  1   0Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   25.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         25        185        185

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  27.750

   7.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        13

        21

       100

       108

        80

       100

       108

        80

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00846

Alan/Bölüm

BAYRAMOĞLU ALİ MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC D dE.DeBC DdBDcEBEBeCacCBdA EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

DEDad eB D d eecbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCe D   e D a  C   c     DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 d e c       B  C dCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

  3.00  5   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         17        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 179.200

  23.000

   1.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        29

        25

        22

       191

       167

       168

       191

       167

       168

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01029

Alan/Bölüm

BEDRİYE ELA BİLGİ MAT KOL YAY TYT

eAD CEACC   A .  BC   B  EBEdACe dBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 22   5Türkçe  40

   ccaCB D dAc d  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      e  BDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

  2.25  4   7Sosyal Bil-1  25

 -0.50  0   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         29        191        191

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.800

  22.500

  12.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        26

         9

        96

       180

        23

        96

       180

        23

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00169

Alan/Bölüm

BERFİN POLAT MAT KOL YAY TYT

DAD CEACC  bAd.  BCDDdBccEBEdcCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

 dc d dB D bAccÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    a  ACBD C   CBB  B    C       BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe Cc bD    a dC ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 11   1Matematik-1  40

 10.75 11   1Matematik  40

  1.25  3   7Sosyal Bil-1  25

 -0.75  0   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   35.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         18         96         96

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 199.200

  31.000

   0.000

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         5

        12

       146

        65

       205

       146

        65

       205

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00847

Alan/Bölüm

BERİVAN UĞURLU MAT KOL YAY TYT

eADdCEACC   Aa. eBCDDeBDcEBEBcCDedBebCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

DEacdCCBEDECAeeebBebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  8.75 11   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          7        146        146

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 230.400

  34.250

   6.500

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         3

        16

        33

        29

        92

        33

        29

        92

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00950

Alan/Bölüm

BERİVAN YILMAZ MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCbDdA .e BbDDddccEBEBACaddBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

DEbccaCeEbEeAdeaABCEADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      A dB b     B                 aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dcD CbbdDaaDDadaCEd bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 12.50 15  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  4.25  7  11Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

  2.00  3   4Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   40.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          4         33         33

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 187.200

  25.750

   1.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        23

        23

       175

       137

       171

       175

       137

       171

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

  934

Alan/Bölüm

BETÜL KARAKIZLI MAT KOL YAY TYT

eA dCEACC D AE.edBC DeBacEBdd CaAdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

DEecAaCB  abA DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 d  a    BDda     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       A           bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  40

  0.75  2   5Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   27.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         22        175        175

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 218.400

  30.500

   6.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        13

         4

        72

        69

        92

        72

        69

        92

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

  899

Alan/Bölüm

BEYTULLAH MAT KOL YAY TYT

DADeCEA C    b. ccCeDdBDAEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

cEDBd CBdDEdAcDcdBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC DD            BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB  bcb         d eaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  6   0Matematik-1  40

  6.00  6   0Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.50  2   6Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   37.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         11         72         72

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 213.600

  28.750

   6.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        16

         4

        93

        89

        87

        93

        89

        87

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01055

Alan/Bölüm

BEYZA KARAOĞLAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEAaC D Ab. ceCeD e AaBEBACccdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

  D   CB D eABD   CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC     AbB C     BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

  8.75  9   1Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   35.500   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         12         93         93

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 201.600

  30.000

   1.750

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        13

        18

       137

        77

       168

       137

        77

       168

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00863

Alan/Bölüm

BİLAL ÇEVİK MAT KOL YAY TYT

eADeC AaC DdAE.D BCDbbBcAEBEBcCaddBBAaEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

DEDBd bBbD dABbecBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  ca c  bBedae   B d  D  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  4   9Matematik-1  40

  1.75  4   9Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         17        137        137

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 201.600

  24.500

   7.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        23

        21

       137

       152

        76

       137

       152

        76

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00878

Alan/Bölüm

BOZTEPE FADİME MAT KOL YAY TYT

bADdCEACC   A . eBCDDcBceEBEdACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

      CB   dAce  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c    de  BD    C BB        aB     B   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  8   4Matematik-1  40

  7.00  8   4Matematik  40

  3.25  4   3Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         25        137        137

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  28.750

   3.750

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        15

        11

       125

        89

       142

       125

        89

       142

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01102

Alan/Bölüm

BURAK BİLGİ MAT KOL YAY TYT

bADdCEAeCEebAE.DeBCeDdBaAEBEBbCacdBBcdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 25  15Türkçe  40

DEDBdbbBcDcebcDcABeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

          D      BB         B       dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

  7.50 10  10Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         16        125        125

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 238.400

  29.250

  14.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         4

        22

        83

        14

        22

        83

        14

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00796

Alan/Bölüm

BURAK İNCEÇÖPLÜ MAT KOL YAY TYT

aADBCEAdCE bdb. eeCDDeBDAEBEBACacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

DdeBdabBEDbeABeccBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

cC Dbd dCdbCa   bBBBDBDDdDdCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe dd cDbabDa EC CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 13  11Matematik-1  40

 10.25 13  11Matematik  40

  6.25  9  11Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  3.75  6   9Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  2   5Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.250   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          3         22         22

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 214.400

  33.500

   2.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         5

        17

        88

        34

       158

        88

        34

       158

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01026

Alan/Bölüm

BÜŞRA MEŞEGÜLÜS MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   Ab.  BCDD BccEBEdeCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

DE c CCB DECAceecBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         Bb a    BB      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 10.75 12   5Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   35.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         10         88         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 234.400

  27.750

  14.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

        13

         6

        26

       108

        13

        26

       108

        13

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00976

Alan/Bölüm

CEMRE BİLEÇ MAT KOL YAY TYT

cADeCEACCEDEAd. BBCDbdBaAaBEdACacdBB CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

      CB D  ABe   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCAD   A  DCCe  CBB D D  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       b C   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.50 13   2Matematik-1  40

 12.50 13   2Matematik  40

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          7         26         26

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 146.400

  15.250

  -0.750

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        30

        29

        30

       222

       220

       218

       222

       220

       218

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00238

Alan/Bölüm

CENNET CİBEKİR MAT KOL YAY TYT

 AcdCEAaC   d . cBbDDAeceEBEde a  Ba  EcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 15  14Türkçe  40

     bCBa  C  ae BC   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 dd  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   14.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         30        222        222

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.800

  22.750

   2.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        27

        16

       185

       172

       154

       185

       172

       154

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00229

Alan/Bölüm

CENNET ÇATAL MAT KOL YAY TYT

 ADBCEAdC  bAb.  cCDbdBacEBEaeCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 21  14Türkçe  40

bEDcbaCdaD eABeecBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   DB   B  a     cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 ce   e     eae d eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

  5.25  8  11Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -1.00  1   8Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   25.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         26        185        185

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 199.200

  22.250

   8.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        17

        10

       146

       185

        51

       146

       185

        51

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00189

Alan/Bölüm

CİKAN SİLAN MAT KOL YAY TYT

DADdCEA CEe AE.DeeCcDAcDcEBEdeCaedBdbCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 23  15Türkçe  40

bda c     bdAc      AcBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC b    CB       BB       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beeaCEaAD a Da cCceaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  3.00  5   8Sosyal Bil-1  25

 -1.00  0   4Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.25  6  11Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   31.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         14        146        146

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  22.750

  12.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        14

         8

       100

       172

        27

       100

       172

        27

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00287

Alan/Bölüm

CYMZ EMİNE MAT KOL YAY TYT

DADBCEA C   A .        DcEBEB CacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 21   5Türkçe  40

  D    B DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC    eAeBDCC    Be   D    CB C   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.25 13   3Matematik-1  40

 12.25 13   3Matematik  40

  3.00  3   0Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         12        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 184.800

  23.500

   3.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        29

        25

        29

       180

       162

       148

       180

       162

       148

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00900

Alan/Bölüm

ÇELİK HATİCE MAT KOL YAY TYT

DbDBCEAdC   eb.cecCeDdBDcEBEdcCaedBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 22  15Türkçe  40

cd  A CB b CAdD ceeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  D   dea a dc  a       b  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD    AaCaeba    ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  3   8Matematik-1  40

  1.00  3   8Matematik  40

  5.25  7   7Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.75  2   5Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   26.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         29        180        180

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  32.250

   6.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

         6

        23

        56

        52

        99

        56

        52

        99

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00776

Alan/Bölüm

ÇOBAN BATUHAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEA CEcbAb.DeeCDDdBDAEBEdACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

DED bCCBcbbeABe     ADcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 adDb  A  b e  C BB   D   baÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddee Eb b   DB  CadaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

  8.25 10   7Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.75  4   9Fen Blm-1  20

 -0.25  1   5Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         12         56         56

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.800

  29.250

   2.250

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

         4

        30

       140

        83

       158

       140

        83

       158

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00838

Alan/Bölüm

ÇOPUR YUSUF MERT MAT KOL YAY TYT

bADBCEAdCb dA .e eCDb BDcEBEBACabdBBbaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

DED d CB D  ABe  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     c    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B   c         aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  9.50 10   2Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   31.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         25        140        140

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 202.400

  24.000

   8.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        21

        19

       134

       157

        66

       134

       157

        66

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00198

Alan/Bölüm

DEMEZ ZEYNEP MAT KOL YAY TYT

aADdCEAbCE bcb. dBCDDAeecEBEBeCDbdBecCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 23  15Türkçe  40

DcDcd CBbD d Be cBebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   D  d Be a  dCBa   D           c   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BD    A          CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

  4.75  7   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  3.75  4   1Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   32.000   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         23        134        134

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 172.800

  21.250

   1.500

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        19

        24

       204

       196

       171

       204

       196

       171

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00985

Alan/Bölüm

DEMİR ZELİHA MAT KOL YAY TYT

cADdCEAbC  bA .  eCDbeeDcEBEdACacdaBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

bE   bCBbD  Ae         BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  c Da   abC      d  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  40

  0.50  2   6Matematik  40

  5.00  6   4Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.750   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         23        204        204

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  28.750

   0.500

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         6

         9

       157

        89

       197

       157

        89

       197

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00897

Alan/Bölüm

DERYA ASLANTÜRK MAT KOL YAY TYT

bADBCEACC   Ab. ecCcDdBbAEBEBeCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 24  12Türkçe  40

DcDcd CBEDEebceceBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            d    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          8        157        157

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 218.400

  28.500

   8.500

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

        11

        72

        97

        57

        72

        97

        57

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01023

Alan/Bölüm

DİLAN MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCE bAE.  eCeD  ceEaEBeCabdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

DEDcd CBdD b cecdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd  a  de D   ECCBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Ba     bba ce EC  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

  6.00  8   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  2.50  4   6Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -1.25  0   5Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          9         72         72

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 226.400

  30.250

   9.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         9

         8

        44

        71

        46

        44

        71

        46

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00843

Alan/Bölüm

DURAK BÜŞRA MAT KOL YAY TYT

DADeCEACC   AE.  eC DdB AEBEBeCaedBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 25   8Türkçe  40

DED   CB D e B   eeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA    A BD  e   BB   D   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB      b   c  a  abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 10   1Matematik-1  40

  9.75 10   1Matematik  40

  7.25  8   3Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

 -0.50  1   6Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   39.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          8         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.000

  31.750

   4.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

        12

         9

        81

        57

       129

        81

        57

       129

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00874

Alan/Bölüm

ELİF ÖZTÜRK MAT KOL YAY TYT

DADaCEACCbe AE.ceaCcbbBDAEBEdACaAdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

bdbcdabBcaEedBDdAaCEADBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd DbB c Beaa  C BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  40

  4.50  6   6Matematik  40

  7.75 11  13Sosyal Bil-1  25

 -1.25  0   5Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          7         81         81

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  30.500

   2.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        14

        18

       125

        69

       163

       125

        69

       163

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00959

Alan/Bölüm

ELİF SENA SAYGI MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC  aAb.  BbDDbdDcEBEBdCacCBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 24  12Türkçe  40

bEecdaCBdb eABDd  eEADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B                Bd               eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

  9.50 12  10Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         16        125        125

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 192.800

  25.000

   4.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        21

        23

       162

       149

       139

       162

       149

       139

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00562

Alan/Bölüm

ELİF SUDE ULAŞ MAT KOL YAY TYT

ebDBCEA C  bA .D eCDbdBccEBEBcCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 22  13Türkçe  40

D D d bB    ABD   bEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BdA      B       BB                 dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB  ec   ecaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 -0.50  1   6Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.000   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         24        162        162

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.000

  23.000

   8.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        25

        17

       142

       167

        62

       142

       167

        62

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

822

Alan/Bölüm

ELİFBÜŞRAKAPLAN MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC c AE.  BCebdBcAEBEdeCacdBBcddDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

          a ABD cB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  D    eBDC    C        DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB     dbb DDa     bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.50  3   6Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   31.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         26        142        142

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.000

  27.750

   6.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        13

        23

       112

       108

        99

       112

       108

        99

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00971

Alan/Bölüm

EMİN BOLU MAT KOL YAY TYT

DbDaCEACC   A .  eCDDdBDAEBEdACDcaBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 26   8Türkçe  40

 E   e B D CA  a adbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  cD   Ab e    CCBB e              bdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB e              CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  40

  4.50  6   6Matematik  40

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         22        112        112

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 176.800

  22.000

   2.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        30

        30

        18

       197

       189

       163

       197

       189

       163

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00953

Alan/Bölüm

EMİNE YİĞİTUŞAĞI MAT KOL YAY TYT

aADBCEAbC b dE.c eC DdBb EBEBeCacdBBbCEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 21  14Türkçe  40

bde d bBEc CABeccBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B                BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  2   0Matematik-1  40

  2.00  2   0Matematik  40

  4.50  7  10Sosyal Bil-1  25

 -1.00  0   4Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         30        197        197

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 182.400

  19.750

   6.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        30

        30

        24

       184

       203

        99

       184

       203

        99

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00840

Alan/Bölüm

EMİR POLAT MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdCED A .  BCceAdceEBEecCacdBBcCEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

               cdeCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCAb e dd  d   C BBab    bb   bbaadcdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBbeCaDce      aCdCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  6  16Matematik-1  40

  2.00  6  16Matematik  40

  0.00  1   4Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

Toplam Net   25.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         30        184        184

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  33.250

  13.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         6

        11

        38

        22

        11

        38

        22

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01094

Alan/Bölüm

EMRE TANAYDIN MAT KOL YAY TYT

 ADaCEAdC c AE. BeCDbdBDAEBEBdCacCBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.50 26  10Türkçe  40

D DBd CB D CABeecBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 d D   ACdc aBECCaB   D  DCC        dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB ab  AD       C aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 12   6Matematik-1  40

 10.50 12   6Matematik  40

  9.75 11   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          2         11         11

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 214.400

  27.000

   8.750

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

        17

         2

        88

       118

        51

        88

       118

        51

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01047

Alan/Bölüm

EMRE UZCAN MAT KOL YAY TYT

eADdCEAaC DbAE.D BCDbdBcAEBEdcdacdBBcaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 23  15Türkçe  40

DEDBd bBbDcdABeeceCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  DDc  bBDdae  CBBd  Da De BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 11   8Matematik-1  40

  9.00 11   8Matematik  40

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   35.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          7         88         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 175.200

  22.750

   0.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        25

        18

       200

       172

       194

       200

       172

       194

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00804

Alan/Bölüm

ERDİNE PERİHAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEAbC D Ab. ecCbDdBDcdBEBeCacdBB CEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

Dd c  CBaD  Ae c BbcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            a    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   23.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         24        200        200

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 242.400

  30.000

  14.500

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         6

         3

        18

        77

        12

        18

        77

        12

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01056

Alan/Bölüm

EREN GEZGİN MAT KOL YAY TYT

eADBCEACC bddE.ceBCDDdaccEBEaeCcbdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 23  16Türkçe  40

DE  A bBED bABcBbBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC ab eed D a  CCBeB dDc Db  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDabdaADCB DB aC ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50 10  10Matematik-1  40

  7.50 10  10Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  7.00  9   8Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  6.00  6   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   44.500   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          3         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  29.000

   8.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         6

        16

        62

        86

        51

        62

        86

        51

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00379

Alan/Bölüm

EREN TEMİZ MAT KOL YAY TYT

eADdCEAdC   Ab.beeCeDeBDAEBEBACacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

D   A C ED dAcDe BC        bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bb     b BD a    B B  D     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Bbaab Ab       C Cb            bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  8.25  9   3Sosyal Bil-1  25

  2.00  2   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  2.50  4   6Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         10         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  31.500

   7.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         8

        19

        46

        59

        71

        46

        59

        71

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

01075

Alan/Bölüm

ESENGÜL KOLUŞ MAT KOL YAY TYT

bADBCEAbC   A .cBBCDDdBecEBEBcCDcCBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

DdD AbCB DbCAeecceeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c   D  b B C   C BBd              aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDaadDAD  ec e   baÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         10         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 244.800

  31.500

  13.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         8

         7

        17

        59

        18

        17

        59

        18

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00830

Alan/Bölüm

ESİN ÖZDEMİR MAT KOL YAY TYT

DADdCEACCb bA .D eCDDeBDAEBEdcCbcdBBcCEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.00 25  12Türkçe  40

DaDcA bB bEeABe ABCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCADb  Aa Db  aC B    e    aBb   a EdbEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDdd  ADb Da   C dCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.25 11  11Matematik-1  40

  8.25 11  11Matematik  40

  9.50 11   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  5.50  7   6Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   45.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          5         17         17

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  38.250

   1.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         2

        19

        41

         6

       171

        41

         6

       171

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00923

Alan/Bölüm

ESMA ÖZTÜRK MAT KOL YAY TYT

DADBCEAbCbccAc. deCDbABDAEBEBACacaBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 28  11Türkçe  40

     C BED CAccecBCEADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dC  a     DabB     B dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       Aeb abd ad eaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  4   5Matematik-1  40

  2.75  4   5Matematik  40

 13.00 14   4Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -1.25  1   9Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          5         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 171.200

  15.250

   7.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        30

        30

        22

       208

       220

        80

       208

       220

        80

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D Alan/Bölüm

ESMA YILGIN MAT KOL YAY TYT

cdcBCEAdCEedAb. ecCeDcd bEBEdAdDbdBBbbEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.00 18  20Türkçe  40

DdDdAdbdbD bAaccbeebAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aC ac  e  D a   C eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ABDa   AD  bcc aC dCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  2.25  6  15Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

 -1.25  0   5Din Kült   5

  5.50  7   6Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   22.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         30        208        208

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  27.500

   5.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        15

        21

       125

       111

       118

       125

       111

       118

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01057

Alan/Bölüm

ESMANUR KIRGİL MAT KOL YAY TYT

ebDdCEA C  bdE.  BCDDdBDAaBEBeCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

D D d bB D   BD   bEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BdA      B       BB               aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 d     b    D                         bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         20        125        125

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.000

  26.250

   1.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        19

        21

       173

       129

       179

       173

       129

       179

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

956

Alan/Bölüm

ESME ŞEKER MAT KOL YAY TYT

aAcBCEAdCEDdAb.DceCcDbabeEBEdcCaebaecCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 20  20Türkçe  40

DEbcAbCcEDaeAaeeABCEcDBBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aadaaBbbbBcCCccddaddeeeeebCbdCdcaDBcbDbdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e ebeceb CB eae  EdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  9  31Matematik-1  40

  1.25  9  31Matematik  40

 11.25 14  11Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  3  12Fen Blm-1  20

 -1.50  0   6Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   27.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         22        173        173

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.000

  40.250

   2.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         1

        16

        25

         4

       158

        25

         4

       158

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00955

Alan/Bölüm

ESRA MAT KOL YAY TYT

eADdCEAdCEDEAd.DBBCDDdBeAEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

DEDdAbCBED eAcbBceCbAeBBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC        eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d e               CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

 11.50 14  10Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          3         25         25

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 210.400

  28.000

   6.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        11

        23

       106

       104

        92

       106

       104

        92

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00890

Alan/Bölüm

ESRA ÖZ MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC  dA .  eCDD BDAEBEdcCacdBccCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

D c   bB D dABDBdeeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a  D    e e C    BBd  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB e   ADC   e  b aeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.50  4   6Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   34.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         19        106        106

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 245.600

  38.250

   7.250

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         1

        16

         6

        76

        16

         6

        76

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

1012

Alan/Bölüm

ESRANUR KOÇAK MAT KOL YAY TYT

DADBCEA CEcEAE.DeBCDDdBDAEBEBdCa dBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.25 31   7Türkçe  40

DEa A CBbD eABc  BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  DDc   BDC     BB               a   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   45.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          3         16         16

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 157.600

  18.250

  -0.250

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        12

        13

       219

       211

       211

       219

       211

       211

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00939

Alan/Bölüm

EŞREF ÇERİ MAT KOL YAY TYT

eA  CEA C   A .  B DDe  AaaEBeCab B c  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  40

bdD d CB D  Ac ebBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

             cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   18.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net         13        219        219

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 176.000

  19.000

   4.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        31

        31

        27

       198

       207

       123

       198

       207

       123

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

  872

Alan/Bölüm

EYLEM DAĞDEMİR MAT KOL YAY TYT

DADaCEACCb  db.b BCab BcdaBEBcCaAdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

b  c  C   db cedcdCE   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ab      eB eb a  BBe cD  c      B d    dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBDae  Aba cDadbC eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  5  11Matematik-1  40

  2.25  5  11Matematik  40

  0.50  3  10Sosyal Bil-1  25

 -0.50  0   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.50  5  10Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   23.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         31        198        198

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.000

  28.750

   6.250

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         6

         2

        97

        89

        96

        97

        89

        96

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00827

Alan/Bölüm

EZEL MİLLİOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADdCEAaCE bAb. BeCDDdB bEBEBcCacdBBcCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

DEc d CB D CABDe BbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C      CBDaa    BB   a  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       A    ceeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   35.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          4         97         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 295.200

  36.750

  24.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         1

         1

        15

         2

         1

        15

         2

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00898

Alan/Bölüm

EZGİ YAREN KIZIL MAT KOL YAY TYT

DADdCEAdCEDdAE. eBCDDdBcAEBEdACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.50 29  10Türkçe  40

DEDBAebBaD CAeeccBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCADb  A BDCC EC BB DBD ADdCB C   a dbEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dcDd b ADeBDce  C dbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 20.50 22   6Matematik-1  40

 20.50 22   6Matematik  40

 10.25 12   7Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  3.75  6   9Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   61.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  26.250

   8.500

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        17

        15

       100

       129

        57

       100

       129

        57

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00870

Alan/Bölüm

EZO YILDIRIM MAT KOL YAY TYT

bbDBCEA C D Ad.   C D B AEBEBeCacdBB  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 22   7Türkçe  40

DEc b CB    Ae d B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA            C      e    aBb   a EdbEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBed c  DeB a   C dCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  7   7Matematik-1  40

  5.25  7   7Matematik  40

  6.00  7   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         20        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  24.000

  12.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        21

         7

        84

       157

        27

        84

       157

        27

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00854

Alan/Bölüm

FATMA EREN MAT KOL YAY TYT

DA dCEA Cbc A .  dCcD BcAEBEBeCab BB d DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 20  10Türkçe  40

bE  dbCBED dABe   CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C       cD   E  BBd  D    a  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daDC EDAD  acaeECcebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  20

  3.50  4   2Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         14         84         84

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.000

  26.250

   5.000

 200.000

  26.250

   5.000

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

       142

       129

       118

       142

       129

       118

Sınıf Kat:1 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

Alan/Bölüm

FERİDE PINAR MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCb  Ab.DB CDDdBDcEBEBcCacdBBc EcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.50 26  10Türkçe  40

bE    bB D  AeedÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd      e D b b   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB     ADd cceea EebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  3   4Matematik-1  40

  2.00  3   4Matematik  40

  2.75  4   5Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  3.00  5   8Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   31.250   31.250   33.669   33.669 Toplam Net          1        142        142

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 290.400

  34.750

  24.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         3

        25

         1

         3

        25

         1

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01903

Alan/Bölüm

FEYZULLAH TEKİN MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCED Aa.DBeCDD BcAEBEadCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

DEedd CBEDceAced BCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       A BDCa ECCBeBDcD  DC           EÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDCCEbADCBDDeCdC ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.25 14   3Matematik-1  40

 13.25 14   3Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 11.50 13   6Fen Blm-1  20

  4.50  5   2Fizik   7

  5.75  6   1Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   59.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          1          3          3

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  29.750

   8.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        11

        12

        62

        79

        66

        62

        79

        66

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A Alan/Bölüm

FİRDEVS AKBAŞ MAT KOL YAY TYT

DADBCEACC   A . eBCDDdBbcEBEBeCacdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 26   8Türkçe  40

Da c  eB  cCABe  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B      A BD   E  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        Ddde    C aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  6   0Matematik-1  40

  6.00  6   0Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         10         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.000

  28.750

   1.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        16

        25

       152

        89

       179

       152

        89

       179

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00962

Alan/Bölüm

FURKAN DEMİR MAT KOL YAY TYT

eADaCEAdCEDb b.  aCebdeecEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 22  15Türkçe  40

eE eA bBdDaeABeBbBeEAbBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B                B                  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   e            bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

 10.50 13  10Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   30.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         20        152        152

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 266.400

  35.500

  16.500

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         1

         7

        21

         8

         7

        21

         8

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00820

Alan/Bölüm

FURKAN İMRAK MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCEDdAE.DcBCeDdBDcEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 30  10Türkçe  40

DEadA CB DceABedccCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA   AA BDCa ECCBd DBD  DbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        D   c     CdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 15.00 16   4Matematik-1  40

 15.00 16   4Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   52.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          1          7          7

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 219.200

  31.250

   6.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

         7

        18

        70

        61

        99

        70

        61

        99

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00795

Alan/Bölüm

FURKAN TÖLEK MAT KOL YAY TYT

eADdCEACCbebAE.ceBCcD BDbEBEdeCDcCBBcCbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 24  15Türkçe  40

DEeeA CB D bABecdBCEAD acÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 CA D    B       Bc   a    CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dde b  A     c    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

 11.00 13   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.50  1   6Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   37.250   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         12         70         70

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 194.400

  22.500

   7.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        24

         4

       156

       180

        80

       156

       180

        80

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G Alan/Bölüm

GAMZE CAMUZ MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCbDdAb.edcCDDeBacEBbaeCbedaBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 22  18Türkçe  40

DdacdabBcDEeAceaABeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C DD AcdBD d  dCBde BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       e          aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  9   6Matematik-1  40

  7.50  9   6Matematik  40

  5.00  8  12Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   29.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         20        156        156

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 201.600

  24.750

   7.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        19

        21

       137

       150

        80

       137

       150

        80

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

  833

Alan/Bölüm

GİZEM ÇATAL MAT KOL YAY TYT

eADdCEA C ebAb. eBC DdBebEBEBACacaBBbbEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

bE eA  d D CABe     dbBBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B ea     Ba a  d aB  c    dbB     aEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBDC     Ca c  aCEdaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  5  10Matematik-1  40

  2.50  5  10Matematik  40

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.50  6   6Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   31.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         24        137        137

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  25.750

   1.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        21

        21

       176

       137

       179

       176

       137

       179

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

0124

Alan/Bölüm

GİZEM KÖSE MAT KOL YAY TYT

aAD CEAdCE a b.bBBCcDdB cEBEdACacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

DdD dbCBEb eAced B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                 BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  e    b    e      CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  40

  1.00  1   0Matematik  40

  6.00  8   8Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         23        176        176

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 172.000

  21.250

   1.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        27

        27

        28

       206

       196

       179

       206

       196

       179

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

04397

Alan/Bölüm

GÖZDENUR ÖZGAN MAT KOL YAY TYT

cADaC ACa   A .b dC bbBDcaBEBcaa dBBcadDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.00 16  16Türkçe  40

D DcbCCBED CAeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B    B  Cab a a   e          C    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeebbDbcb  c ecbaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

  9.25 10   3Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 -1.25  2  13Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   22.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         27        206        206

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.000

  37.000

   4.250

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         7

        10

        30

        13

       135

        30

        13

       135

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00819

Alan/Bölüm

GÜLBAHAR KIRAÇ MAT KOL YAY TYT

aADeCEA CEcEAd.DBeCDbdB AEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.50 28  10Türkçe  40

DEeBb CBEDcCABDdABbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  D   d  DCa    dBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d  e            C bbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   41.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          5         30         30

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  24.500

   4.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        12

        20

       157

       152

       123

       157

       152

       123

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00991

Alan/Bölüm

GÜLLÜ TEKE MAT KOL YAY TYT

 ADBCEACC   Ac.  BC DdBc EBEBbCacdBB  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 23   7Türkçe  40

D Dc  CB   d   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA       D a    B   B    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe bc b    c     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  3.25  4   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

 -0.75  1   7Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         17        157        157

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 229.600

  34.500

   6.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         5

        34

        27

        99

        34

        27

        99

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

1072

Alan/Bölüm

GÜLSÜM BALIKSUYU MAT KOL YAY TYT

DADBCEACC   Ab.  BC bdBDAaBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 26   8Türkçe  40

D DadCCB b eABe   eEA BBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C b e  CBD  B   BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

    b  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.500   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          3         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.800

  21.500

   8.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        28

        16

       150

       194

        51

       150

       194

        51

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00852

Alan/Bölüm

GÜRLER SONGÜL MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC   A .  BCDDdaacEBEBACacaBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA D ebCBDaC  C aB      eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75 10   5Matematik-1  40

  8.75 10   5Matematik  40

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   30.250   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         26        150        150

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 223.200

  28.250

  10.250

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         9

        12

        53

        99

        39

        53

        99

        39

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01030

Alan/Bölüm

H KÜBRA FISTIKCI MAT KOL YAY TYT

bADBCEA C DbAb. eeCaDdBDbEBEBcCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

D aBd  B DE ABedceCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D   A BDCa  C BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AdbC   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          8         53         53

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.000

  19.750

   5.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        27

        34

         6

       187

       203

       114

       187

       203

       114

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01063

Alan/Bölüm

HANIM KARAKAŞ MAT KOL YAY TYT

 dDaCEbaCceEAb. eBbDDeeDcEBEdeCDcdBBcCaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.50 20  18Türkçe  40

ecbcAbeBdD bABc AedEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

adAD c db DCe  C Ba   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddDaeccAad  eB cC  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  6   8Matematik-1  40

  4.00  6   8Matematik  40

  4.25  7  11Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.25  4  11Fen Blm-1  20

 -0.50  1   6Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   25.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         27        187        187

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 242.400

  37.250

   7.250

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         6

         1

        18

        11

        76

        18

        11

        76

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

01079

Alan/Bölüm

HASAN HÜSEYİN ÇETİN MAT KOL YAY TYT

DADBCEA C cEAE.DeBCDDdBecEBEBdCaeCBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

DEaBA CBbDceABcBbBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  DDc   BDC     BB               a   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          4         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 167.200

  19.000

   2.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        34

        35

        18

       211

       207

       163

       211

       207

       163

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01071

Alan/Bölüm

HATİCE YOLDAŞ MAT KOL YAY TYT

eADdCbACC  bA .  edDDdaceEBEBACacbBecbEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 18  17Türkçe  40

bEDcbbCBdD bAccccebEcecBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  c D       C    BeB       aB      a  daÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d           ea  e edÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

  5.25  9  15Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

 -1.50  0   6Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   21.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         34        211        211

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  26.250

  18.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

        17

         3

        20

       129

         5

        20

       129

         5

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00886

Alan/Bölüm

HATİCENUR DEMİR MAT KOL YAY TYT

DADBCEAbC     .  BCDbdBccaBEBACacdB  CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 22   9Türkçe  40

DEDc   B     cD  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC D B   BDCC  C B    D    CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ABb    cD B  cd C CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.00 13   0Matematik-1  40

 13.00 13   0Matematik  40

  6.50  7   2Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  5.00  6   4Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          6         20         20

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 214.400

  22.000

  13.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        27

         7

        88

       189

        18

        88

       189

        18

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00945

Alan/Bölüm

HATUN YILDIRIM MAT KOL YAY TYT

DAeBCEA C   e . ceC DABDcEBEacCabdBBb  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 20  11Türkçe  40

D Dcb b     A ecAB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  D  A BDC BEC BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                C CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 12   0Matematik-1  40

 12.00 12   0Matematik  40

  4.75  6   5Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   35.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         17         88         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.000

  26.750

   4.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        21

         9

       142

       120

       129

       142

       120

       129

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00980

Alan/Bölüm

HIDIR ÖZBULUT MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   Ad.  eCDbeBbcEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

DEDadaCB Dce ceecBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    DB  bB       BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

  5.50  8  10Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         18        142        142

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.000

  36.750

   4.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         8

         8

        30

        15

       129

        30

        15

       129

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

01066

Alan/Bölüm

HİLAL SEVİNÇ MAT KOL YAY TYT

eADBCEACC DEAE.  BCDbdBccEBEdACbcaBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.50 27  10Türkçe  40

DEc ACCBED eABD  BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC D   b         BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  5   1Matematik-1  40

  4.75  5   1Matematik  40

 12.25 13   3Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   41.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          5         30         30

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  27.500

  12.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

        15

         3

        41

       111

        26

        41

       111

        26

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00468

Alan/Bölüm

HÜMEYRA EROLDAN MAT KOL YAY TYT

 ADBCEACCb EA . BBCDDeBccEBEdACacdBBc EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 26   9Türkçe  40

 E c         B   B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA    A BDCC   CBBd                dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        D a        CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 11   2Matematik-1  40

 10.50 11   2Matematik  40

  3.75  4   1Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          6         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 179.200

  23.250

   1.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        23

        14

       191

       165

       171

       191

       165

       171

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

701

Alan/Bölüm

IRMAK KOÇER MAT KOL YAY TYT

eADcCdAbCEedAE.DBBCeebdDeaaEdACcedBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 22  18Türkçe  40

DEeadCdBab dA DdbBdEdeBcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D      e ad   cB      ba c  A  abe ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dceCe  A b  ed cbbebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  5  10Matematik-1  40

  2.50  5  10Matematik  40

  5.75  9  13Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -1.00  2  12Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -1.25  0   5Biyoloji   6

Toplam Net   24.750   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         23        191        191

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  28.500

   8.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        13

        12

        76

        97

        66

        76

        97

        66

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00865

Alan/Bölüm

IRMAK NUR TÜRK MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   A . eBCcDbBbAEBEBeCacdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

Da c  eB  cCABe  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B      A BD   E  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        Ddde    C aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  6   0Matematik-1  40

  6.00  6   0Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         13         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.800

  30.250

   0.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        15

        30

       150

        71

       205

       150

        71

       205

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F Alan/Bölüm

IRMAK TATARHAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCb EcE. eBCebeBDcEBEBACacaBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

Dd adaCB D eABbe BCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  7.25  9   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   30.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         19        150        150

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  31.000

   7.250

 222.400

  31.000

   7.250

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        56

        65

        76

        56

        65

        76

Sınıf Kat:1 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12

894

Alan/Bölüm

İ MAT KOL YAY TYT

 ADdCEACCED AE.DBBCDDABccEBEBACacdB bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 27   7Türkçe  40

  c  b B D aAcD  Ba A BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC b   d B C  EC Bc   DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   38.250   33.669   33.669 Toplam Net          1         56         56

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.800

  33.000

  -0.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

         6

        29

       123

        42

       211

       123

        42

       211

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00887

Alan/Bölüm

İJLAL KAPLI MAT KOL YAY TYT

aADBCEAdCED Ab.eacCDDdBbAEBEBACabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

b De  CBED dAded B EADBeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            e    B        bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  e  d bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  1   2Matematik-1  40

  0.50  1   2Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

 -0.75  0   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         14        123        123

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  34.500

   1.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         3

        23

        84

        27

       171

        84

        27

       171

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F Alan/Bölüm

İLAYDA KAYA MAT KOL YAY TYT

eADdCEACC D A .D BCeDdB cEBEdeCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

DEeBACeBcD  A D     ADBBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    a    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       A          bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

 12.00 13   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          8         84         84

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 213.600

  24.000

  11.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        21

         8

        93

       157

        31

        93

       157

        31

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00954

Alan/Bölüm

İLAYDA KOÇAK MAT KOL YAY TYT

eADBCEAbCc bA .  cCDbABccEBEBcCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

DE c b B  E Acea ebEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA D     e    CCBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB     bDCe  ab   eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  3.75  5   5Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   35.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         16         93         93

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  22.750

  10.750

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        24

         6

       113

       172

        35

       113

       172

        35

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01103

Alan/Bölüm

İLKİM YAVUZ MAT KOL YAY TYT

DAD CEAdC D AE. acb b c cEBEdcCacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.75 20  13Türkçe  40

DEDcd  BE  eABeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 b D    C  Ca  CCBB  c   DCCB     eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBa b      eDaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  40

 10.00 11   4Matematik  40

  6.00  7   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.75  2   5Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         17        113        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  27.250

   8.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        20

         2

        84

       116

        51

        84

       116

        51

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00892

Alan/Bölüm

İPEK NUR ATİK MAT KOL YAY TYT

DADBdEACC   A .  eCDbeBeAEBEBdCacdBBcaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 23  11Türkçe  40

bd B CbBcD eABDcceCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B             EC BB   D   e        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                C CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.00  2   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          8         84         84

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.000

  28.250

  -0.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        17

        24

       173

        99

       218

       173

        99

       218

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00937

Alan/Bölüm

İREM SEVER MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdCEcdAE. eeCDDbdcdEBEBdCacdaBcCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 23  16Türkçe  40

DEecAaCBbD abBcBb CEAeBcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       d dbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

  9.25 12  11Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         21        173        173

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  37.500

   9.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         8

        11

         9

        46

        11

         9

        46

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00829

Alan/Bölüm

İSLİM DOĞAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCE  Ac.DdBbeDbBaAEBEBeCabdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

DED A bBbDc ABDcbBeEADBaBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   D dA  D aB     B       aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eBD bd Ab B  a dddCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

 13.25 15   7Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          1         11         11

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  33.750

  -0.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

         4

        30

       113

        31

       211

       113

        31

       211

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

  904

Alan/Bölüm

İSLİM GÜNERİ MAT KOL YAY TYT

eADd EACC  cA .  BCbD a AaBEBACabdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 22   9Türkçe  40

DEDBbCCBcb CABe     ADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a cb  d   a      BB       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBbeecbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  40

  0.50  2   6Matematik  40

 14.00 15   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 -0.75  1   7Fen Blm-1  20

 -0.50  1   6Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         17        113        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  22.750

   4.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        27

        12

       176

       172

       135

       176

       172

       135

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00230

Alan/Bölüm

KADİR İLDEŞ MAT KOL YAY TYT

aADBCEAdC ebdd.  BCD dBacEBEdeCabdBB CEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

bdDcdaCBaD bABDecBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  cDB c B       Be        bc     dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

  6.50  9  10Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         23        176        176

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 189.600

  25.750

   2.250

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        27

        17

        30

       167

       137

       158

       167

       137

       158

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00858

Alan/Bölüm

KAYA KÜBRA MAT KOL YAY TYT

 ADd EA C   AE.  BCcD    aBEdeC c BB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 19   6Türkçe  40

 b    bB D  AeD  BCE D BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  c    b  a    CCBe    D   a b      dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B  ea ea  D   ab abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  40

  2.25  4   7Matematik  40

  8.25  9   3Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   28.000   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         27        167        167

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  25.250

   8.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        20

        17

       113

       145

        62

       113

       145

        62

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

01045

Alan/Bölüm

KAYA YUSUF İSLAM MAT KOL YAY TYT

ebDBaEA CE bA . BeCDbcBDAEBEdcCecdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

bEc b CB b e B    CEA cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 CADb     a   b  BB   D   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBee db     DB aC CaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

  5.50  7   6Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  20

 -0.25  1   5Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         23        113        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 169.600

  17.500

   4.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        28

        28

        22

       210

       213

       135

       210

       213

       135

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01326

Alan/Bölüm

KEREM A MAT KOL YAY TYT

eAcBCEA    ad . eeC DcaabEBEBcCab  BcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.50 14  14Türkçe  40

bEecA CBED    Dd  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    a     D a    BB  a   a  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dc          D   b  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  40

  3.00  4   4Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   21.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         28        210        210

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.800

  25.500

   8.500

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        19

        15

       110

       142

        57

       110

       142

        57

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00235

Alan/Bölüm

KEVSER AYDOĞAN MAT KOL YAY TYT

bADdCEACC   A . eBCDDcBceEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

      CB   dAce  B bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   Dde  BD    C BB        a      B   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.25  9   3Matematik-1  40

  8.25  9   3Matematik  40

  3.00  4   4Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         21        110        110

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  29.000

   5.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

         6

        25

       100

        86

       107

       100

        86

       107

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01081

Alan/Bölüm

KEVSER BOZDAL MAT KOL YAY TYT

bADBCEAbC   AE. eBCDbdBcbEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

DbD   CBaDceAc   B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 aADe  be D CBEC         aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeabdebD d c e b CdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  40

  5.75  7   5Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  3  12Fen Blm-1  20

 -0.50  1   6Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         17        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.800

  32.000

   8.250

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         3

        12

        36

        54

        62

        36

        54

        62

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00868

Alan/Bölüm

KI LI* BERFİN MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdCcDbAb.DBBCDDeacAEBEBeCacdBccCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 27  13Türkçe  40

acDdA CB DEdAcD cBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 ebaD AdeBDC  d   e  BD        cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD dcbADCaecaedC  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  40

  5.00  7   8Matematik  40

  8.25 10   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  3.25  6  11Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

  2.00  3   4Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   40.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          5         36         36

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 268.000

  32.500

  20.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         1

         6

        48

         4

         6

        48

         4

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01089

Alan/Bölüm

KILIÇ SAİT ALİ MAT KOL YAY TYT

ebDBCEACCbD AE.DBeCDDbBDcEBEdeCccdBacCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 26  13Türkçe  40

DEeabdbBEDcCAceBbBCE DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       eCBDCe E CBB   Dc D CBCC    Ed EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDbbdaADCBbcadaC eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.75 16   5Matematik-1  40

 14.75 16   5Matematik  40

  9.75 12   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  5.25  8  11Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   52.500   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          2          6          6

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 239.200

  37.000

   6.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         4

         6

        21

        13

        92

        21

        13

        92

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00927

Alan/Bölüm

KUMLUCA RABİA MAT KOL YAY TYT

aADBCdACCEDdAb.DcBC DdBccEBEBACabCBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 28  11Türkçe  40

DEccACCBED eABDd BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC      CBed     BB         BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          2         21         21

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 209.600

  25.750

   8.500

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        20

        11

       107

       137

        57

       107

       137

        57

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01042

Alan/Bölüm

KÜBRA ÇELİKTAŞ MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdC  bA .  BCDDc acEBEBcCDbdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

aEc d bBED d  e cBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  e a cACaDb     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDebc AeCeDc eEbECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  4   5Matematik-1  40

  2.75  4   5Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

Toplam Net   34.250   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         16        107        107

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.000

  32.500

   2.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         9

        15

        97

        48

       154

        97

        48

       154

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00424

Alan/Bölüm

KÜBRA KILINÇ MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCED Ab.  BCeDdBDcEBEdcCDcdBBcCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.50 26  10Türkçe  40

DEDcbCbBEDEdAaec BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    D    B  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b    dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   35.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          8         97         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 203.200

  23.000

   9.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        23

         8

       130

       167

        46

       130

       167

        46

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00891

Alan/Bölüm

KÜBRA ORTATEPE MAT KOL YAY TYT

eADBaEACC   A .  cC ebacA BEdACabdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 20  11Türkçe  40

DEDc  C  b C B c BebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC a  d  B       BB  d   be BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   e E ADCe  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  6   5Matematik-1  40

  4.75  6   5Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  4.50  5   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.250   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         21        130        130

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 176.000

  18.500

   5.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        29

        29

        26

       198

       210

       114

       198

       210

       114

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

901

Alan/Bölüm

LEYLA ÖZKAN MAT KOL YAY TYT

ccDBCEA       .  BCDDdBeAEBEacCeedBdbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 20  11Türkçe  40

      bB D     c  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCcDa b eBD d  C Be        acÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeea   b     edCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  40

  5.00  7   8Matematik  40

  1.25  2   3Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  0.25  2   7Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   23.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         29        198        198

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 177.600

  22.750

   1.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        23

        19

       195

       172

       171

       195

       172

       171

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00849

Alan/Bölüm

MEDİNE KARATAŞ MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdC   Ab.  eCbDbBbcEBEdACbbCBBcaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 22  13Türkçe  40

     CCBdb dAe c BbE e aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     d      e    B        CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

  4.00  6   8Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         26        195        195

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 184.000

  26.250

   0.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        22

        30

       182

       129

       205

       182

       129

       205

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

1036

Alan/Bölüm

MEHMET BOZ MAT KOL YAY TYT

eADBC ACCde A . eeCDDbaDAdBEBcCebdBBbCaeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 21  15Türkçe  40

DEDcAdCBdD bAcDcABebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 abe   d c    E a ddbB       ed      a CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

edD e  A a c c  b bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  3  12Matematik-1  40

  0.00  3  12Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   26.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         25        182        182

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 223.200

  32.500

   6.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         6

        18

        53

        48

        99

        53

        48

        99

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00932

Alan/Bölüm

MEHMET ÇEVRİM MAT KOL YAY TYT

eADdCEACCbebAE.ceBCcDdBDbEBEdeCDcCBBcCEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 25  15Türkçe  40

DEeeA CB D bABecdBCEAD aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 CA D    B       Bc   a    CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dde d  A     c    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.50  1   6Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   38.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          9         53         53

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 291.200

  36.750

  23.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         2

         2

        15

         3

         2

        15

         3

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00862

Alan/Bölüm

MELEK KORKMAZ MAT KOL YAY TYT

DADdCEAdCEDdAE. eBCDDdBcAEBEdACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.50 29  10Türkçe  40

DEDBAebBaD CAeeccBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCADb  A BDCC EC BB DBD ADdCBb    a dbEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dcDd b ADeBDce  C dbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 19.25 21   7Matematik-1  40

 19.25 21   7Matematik  40

 10.25 12   7Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  3.75  6   9Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   59.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          2          2          2

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.000

  26.000

  14.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

        15

         4

        37

       134

        14

        37

       134

        14

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

  156

Alan/Bölüm

MELEKNAZ KILIÇ MAT KOL YAY TYT

eAD CEAbCc aAb.  eCDbdBDAEBEdACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 24  12Türkçe  40

bE c  CB D eABedcebEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC       BD a  CCBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB     ADCB  ab b CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  6.25  7   3Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   40.000   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          6         37         37

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  28.250

   1.000

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        17

        17

       157

        99

       189

       157

        99

       189

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00476

Alan/Bölüm

MELİHA ŞİMŞEK MAT KOL YAY TYT

eAcdCdAbCEeEAd.DceCDDd bbEBEBeCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.75 22  17Türkçe  40

bEcBdCbcEDcdAeDB BCbAeBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D       ba  a cB      b  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       b        C eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  40

  0.50  2   6Matematik  40

 10.50 13  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         17        157        157

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.000

  22.250

  14.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        17

         4

        81

       185

        14

        81

       185

        14

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00911

Alan/Bölüm

MELİKE BAKIR MAT KOL YAY TYT

DbD CEAdCE bAE. BeCeD Be    BeC   Be   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.75 17   9Türkçe  40

DEDc bCB bc ABed B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BdAa  AA  Dda ECCBB   D               EÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB Cec cDba c   b bCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.00 12   4Matematik-1  40

 11.00 12   4Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  3.00  5   8Fen Blm-1  20

  2.50  3   2Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         10         81         81

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  26.500

  10.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        14

        14

        76

       127

        41

        76

       127

        41

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

 0 8

Alan/Bölüm

MELİKE GÜNEŞ MAT KOL YAY TYT

DADdCEACC cbAE. eeCcDdBDAEBEdACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

       B    A     b   BBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC     A BDCae C B c  D  DC  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  40

 10.00 11   4Matematik  40

  3.50  4   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         12         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 206.400

  33.500

  -0.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

         5

        34

       117

        34

       211

       117

        34

       211

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

1065

Alan/Bölüm

MELTEM KAZOĞLU MAT KOL YAY TYT

cAD CEAbC  EAE.  BCDbdBcbEBEddCbcdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

 a   CCBEbEdABcdABeEADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

 13.50 15   6Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   33.250   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         14        117        117

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 162.400

  17.500

   2.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        30

        28

        26

       215

       213

       163

       215

       213

       163

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

884

Alan/Bölüm

MERVE ERYİĞİT MAT KOL YAY TYT

DADBCEAaC   eb.  BCcb acbbBEdcCaceBe CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 18  15Türkçe  40

a D   CB D   ce ceba   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  aa b     a    BB   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dd     b    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  40

  1.75  3   5Matematik  40

  3.25  5   7Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   19.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         30        215        215

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.000

  28.000

   9.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        11

        15

        68

       104

        45

        68

       104

        45

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01043

Alan/Bölüm

MERVE İNCE MAT KOL YAY TYT

eADBCEAbCc EAb. eeCDbdBDAEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

bE c  bB D eABedceCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCe      BD     CBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Aceddd ADdB  a  b CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  20

 -0.25  1   5Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   37.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         11         68         68

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 258.400

  33.000

  16.500

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         5

         4

         9

        42

         8

         9

        42

         8

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

  913

Alan/Bölüm

MERYEM KAYA MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCED AE.DBBC D BaAEBEdcCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.25 30   7Türkçe  40

DEDa bbB Db ABecb baÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BbAD  eACBDCa  C BB   D    C      aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daD    ADCBca   C dbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 13   4Matematik-1  40

 12.00 13   4Matematik  40

  4.75  7   9Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  4.50  6   6Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   49.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          4          9          9

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 189.600

  26.750

   1.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        18

        21

       167

       120

       179

       167

       120

       179

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01061

Alan/Bölüm

MERYEM KODALAKOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADBaEACC  dA .e eCDDdB cEBEBeCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

DEDadaCB D e  ed   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 bbb    aBDC    b eaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  40

  1.25  3   7Matematik  40

  5.50  7   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   28.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         21        167        167

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 209.600

  29.750

   4.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        15

         8

       107

        79

       129

       107

        79

       129

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

01039

Alan/Bölüm

MERYEM TAŞ MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC  aAd.aeBCDbddDAEBEBACabCBBcCaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

DEccACCBcD bbce dBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bb       B      CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                a CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   34.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         15        107        107

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.000

  34.750

   5.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         2

         6

        37

        25

       114

        37

        25

       114

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00942

Alan/Bölüm

MESSI KAYA MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCc bA .  eCDDeBDcEBEddCacdBBACEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

DE c CCB DECABc  BCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

adAD   db DCC    Ba   a   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddDa cc     eB c* CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

 12.50 13   2Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  1.00  3   8Fen Blm-1  20

 -0.25  1   5Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   40.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          4         37         37

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 202.400

  24.250

   7.750

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        22

        15

       134

       155

        71

       134

       155

        71

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

  908

Alan/Bölüm

MHMT TML MAT KOL YAY TYT

aADeCEAdC  dAb.  BbeedBDcEBEBcCacdBBAdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 21  15Türkçe  40

 EDcAeCBED dAcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCAD BAAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 a CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  7   0Matematik-1  40

  7.00  7   0Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.000   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         22        134        134

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.000

  28.750

  10.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        12

        12

        52

        89

        41

        52

        89

        41

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

  503

Alan/Bölüm

MUHAMMED DÜNDAR MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCE cA .D cCcD BcAEBEdeCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

eEDd CbBbD eAeD     AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCb    d  D    bCBB          C    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBeaCEDebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.75  4   5Fen Blm-1  20

  3.25  4   3Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         11         52         52

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  27.000

  12.750

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

        18

         1

        41

       118

        23

        41

       118

        23

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00883

Alan/Bölüm

MUHAMMED EMİNYÜKSEL MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdC   c .  cCebeBDeEBEBACaedBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

aEedA CB DECABecbBebÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BdA D dd BDCC  e aB        aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDebcDAeCBDcdCEbcebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  8   6Matematik-1  40

  6.50  8   6Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  6.25  9  11Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          6         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 177.600

  24.250

   0.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        22

        28

       195

       155

       205

       195

       155

       205

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01049

Alan/Bölüm

MUSAB ALBAK MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC   A .   CeDdBcAEBEdACabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 24   9Türkçe  40

DE  b bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  2.50  3   2Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         26        195        195

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 195.200

  23.000

   6.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        13

        16

       154

       167

        87

       154

       167

        87

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01382

Alan/Bölüm

MUSTAFA JÜLSEVER MAT KOL YAY TYT

DADBCEA C  bAb.D eaDbeBDAEBEdeCab BccbEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 21  14Türkçe  40

Dd  A CBaD dAe  cBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC DacAc B  b    B                    ddÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD      a  D     eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  40

  4.50  6   6Matematik  40

  5.50  7   6Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   29.750   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         16        154        154

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 191.200

  27.250

   1.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        17

        28

       165

       116

       179

       165

       116

       179

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00618

Alan/Bölüm

MÜJGN K. MAT KOL YAY TYT

aADBCEACC  aA .beBCebdBDAEBE ACacdBBAdbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 24  12Türkçe  40

DEDcdeCBdDEeABeadabaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dcDebaeA beDbabaCEddÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  40

 -0.25  0   1Matematik  40

  6.25  9  11Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

 -1.25  0   5Din Kült   5

  1.50  5  14Fen Blm-1  20

 -0.50  1   6Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   28.500   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         25        165        165

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  26.750

   2.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        21

        13

       157

       120

       154

       157

       120

       154

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

  497

Alan/Bölüm

MÜNEVVER MAT KOL YAY TYT

 ADeCEACe  aAb.c cCDDeBebEBEBcCae aBbaceÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 18  17Türkçe  40

DEDa CeBED CABDcdBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B eC          d  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

 13.00 14   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         17        157        157

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  32.000

   9.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

        11

         1

        27

        54

        44

        27

        54

        44

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00108

Alan/Bölüm

MÜSLÜM GEDSON MAT KOL YAY TYT

DADdCEAdC D Ab.DceCcDbBDcEBEdbCDcdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

DEccAaCBaDEeABc ABeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC Dae A BD a    Be  B    CCB       dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 11   5Matematik-1  40

  9.75 11   5Matematik  40

 10.25 12   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          1         27         27

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 269.600

  37.250

  15.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         1

         5

         5

        11

        11

         5

        11

        11

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

01309

Alan/Bölüm

MÜSLÜM POLAT MAT KOL YAY TYT

aADdCEACCE  AE. BBCDDdBcAEBEdACacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

DEDedbCBcDEeABc ABCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aC D B dCBD b    BB   D   e   C     AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daeC deAD B D   C CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  40

 10.00 11   4Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  20

 -0.25  1   5Fizik   7

  4.00  4   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   53.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          3          5          5

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  26.500

  10.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        16

        12

        76

       127

        41

        76

       127

        41

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00848

Alan/Bölüm

NAZLI İNANÇ MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdCEadAb. eeCeD Bc EaEBACacdBBcCEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 22  15Türkçe  40

cEe AdbBED eAc      AbBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCb Dc eC   a   CBe   a     cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Adee E AeaB     C CCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

  8.25 10   7Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         16         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  29.250

  12.500

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

        12

         2

        27

        83

        25

        27

        83

        25

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A Alan/Bölüm

NESLİHAN DEMİR MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdC   A . aeCDD BcAaBEdACDAdBBcCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 25   8Türkçe  40

D Dc  CBED eAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B A D  A BDCa E  BB       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ABDabc    d        CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 10   2Matematik-1  40

  9.50 10   2Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          3         27         27

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  22.500

   6.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        15

        16

       157

       180

        87

       157

       180

        87

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

298

Alan/Bölüm

NESLİHANTÜZEL MAT KOL YAY TYT

eADeCEAbCE  Ac.D BCDaeB caBEdcCcbdaBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 21  15Türkçe  40

cEa b bB D eAcD   bEAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC DD   bBD a    ce bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   dCc beC  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  6   5Matematik-1  40

  4.75  6   5Matematik  40

  5.25  7   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         17        157        157

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  33.750

   4.000

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

        11

        62

        31

       139

        62

        31

       139

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

0087

Alan/Bölüm

NESRİN MAT KOL YAY TYT

eADBCEAbCEDbAE.DBBCDDdcDAEBEBdCDcbBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

aEaB CbB D eAcc  eeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ae D     BDaa    BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         10         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.000

  30.250

   4.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        11

        28

        97

        71

       123

        97

        71

       123

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D Alan/Bölüm

NİDASU KARAOĞLU MAT KOL YAY TYT

aADBCEAdCEcbdd.caeCDDeBDcEBEdACacdaBcCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 22  18Türkçe  40

eEccd CBEDECABedcBCEAeBaBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC    bdCBe d    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe b  b   eaB  eceCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

 12.75 15   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.75  3   9Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   35.000   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         19         97         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.800

  33.250

   5.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        12

         5

        51

        38

       107

        51

        38

       107

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00300

Alan/Bölüm

NUR ŞENEL YAMAÇ MAT KOL YAY TYT

eADBCEACC  bA . eBCDbd cAEBEdACacaBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

DEc ACCBED eABDc BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC D      D      BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  6   0Matematik-1  40

  6.00  6   0Matematik  40

 12.00 13   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   39.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          8         51         51

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  31.250

   1.750

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

         7

        27

       120

        61

       168

       120

        61

       168

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01016

Alan/Bölüm

NURDANUR YILDIRIM MAT KOL YAY TYT

cADBCEAdC DEAb.DeBCDDbBDcaBEdACae B  CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.50 26  10Türkçe  40

bdDc  CBabEeAeD  B EAe cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BeAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A ed            b  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         19        120        120

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 162.400

  18.750

   0.750

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        28

        28

        26

       215

       209

       194

       215

       209

       194

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

266

Alan/Bölüm

NURSENA ÇALIM MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCEDddb.eeBCeebBDAEaEdebDcCaaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.00 20  16Türkçe  40

   Bc   c  C  c  B Eb c  c  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   c B  b D   c   c  c D bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   C cc b  b  d  b ddc d  c bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  2.75  4   5Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

 -0.75  1   7Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   19.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         28        215        215

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 162.400

  19.750

  -0.250

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        21

        25

       215

       203

       211

       215

       203

       211

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00966

Alan/Bölüm

OZKILIÇ OGUZHAN MAT KOL YAY TYT

cAcBC A    bd .  BCa bB caaEBeCecdBdbCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 14  16Türkçe  40

DEDdd CB D eA e  B a  BBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c  Dae   c Cd   ea B c a  b d d e   AbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dd     c    cceb  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  4  14Matematik-1  40

  0.50  4  14Matematik  40

  9.75 11   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 -0.75  1   7Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   19.500   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         25        215        215

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 192.800

  27.500

   1.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        19

        14

       162

       111

       171

       162

       111

       171

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00929

Alan/Bölüm

ÖZTÜRK.BÜŞRA MAT KOL YAY TYT

DADdCEAdCb  AE.bBBCDDdBccEBEdACacdBBcaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

eEccb CBED dAdec BCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   b        a              CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

  5.75  8   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         19        162        162

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.000

  33.000

   3.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

         5

        24

        81

        42

       144

        81

        42

       144

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00810

Alan/Bölüm

PAYAM ÇANKAYA MAT KOL YAY TYT

aADBCEAbCb  AE. BcCDb BcAEBEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

DEDd  bB DEdAB     EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B                           BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Be         Da    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  2   0Matematik-1  40

  2.00  2   0Matematik  40

  8.25  9   3Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   36.250   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         15         81         81

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 149.600

  12.000

   3.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        29

        31

        12

       221

       223

       143

       221

       223

       143

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

915

Alan/Bölüm

PEKTAŞ RUMEYSA MAT KOL YAY TYT

aAD CEA C   c . eBC aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.00  9   4Türkçe  40

eEDcdbCB     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B        B       BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       b        dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  4   0Matematik-1  40

  4.00  4   0Matematik  40

  4.00  5   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   15.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         29        221        221

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 251.200

  38.250

   9.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         1

        10

         6

        49

        10

         6

        49

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00877

Alan/Bölüm

PELİN KOÇLUOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADeCEACCE EAE.DBBCcDdBDAEBEddCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.75 30   9Türkçe  40

DEDBACCBED dAeecc CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCAD  bdbBD C    Be  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BD  c e          aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  40

  6.75  8   5Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   47.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          1         10         10

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 202.400

  31.750

   0.250

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

        10

       134

        57

       203

       134

        57

       203

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00834

Alan/Bölüm

PEMBE GÜNDEM MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCEDbAE. cBCDDeBecEBEdACacdaBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 28  11Türkçe  40

DcaBdbbB DECABeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ce    cb   da    BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b De de     DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  1   7Matematik-1  40

 -0.75  1   7Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.00  2   4Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          5        134        134

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  26.000

   7.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        20

         4

       120

       134

        80

       120

       134

        80

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00952

Alan/Bölüm

PERİHANŞENOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADaCEACC   A .  BCDbeBeAEBEdACacdBBdaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 23  11Türkçe  40

cdDc aCB D CABccbBeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC D     BeCa  C Ba    a    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  8   4Matematik-1  40

  7.00  8   4Matematik  40

  5.75  8   9Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         12        120        120

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.000

  28.000

  12.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

        14

         4

        37

       104

        27

        37

       104

        27

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00034

Alan/Bölüm

PINAR DURMAZOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCE  Ac. dBbeD B AEBEBcab     CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 22   8Türkçe  40

DED A CBbbdCABecbdeE       a c      e  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   DB A    aB   aB       e BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eBDbC DAb B aadaddCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  20

  3.50  4   2Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   40.000   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          5         37         37

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.000

  22.500

   7.500

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        15

        13

       152

       180

        73

       152

       180

        73

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01077

Alan/Bölüm

RABİA BOZKURT MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC   AE.cB Cce dDAEBEdeCacdBBcCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

       B   e cD  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aC  D    BDC     BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB     AD    ae   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  3.50  4   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   30.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         15        152        152

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 199.200

  22.500

   8.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        24

         3

       146

       180

        57

       146

       180

        57

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00859

Alan/Bölüm

RABİA SONTUR MAT KOL YAY TYT

cAaeCEACC   Aa. eBCebAacAaBEdcCabdBBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 18  15Türkçe  40

eEDcb CBEb eABeB BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  DD edCBDCa dC BBc       acC d    d aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 11  10Matematik-1  40

  8.50 11  10Matematik  40

  8.25 10   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         19        146        146

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 166.400

  17.500

   3.250

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        29

        28

        24

       212

       213

       144

       212

       213

       144

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

01048

Alan/Bölüm

RECEP UÇKUN MAT KOL YAY TYT

aAD C ACC   cb.   C b d AEBEdcCe  BB  bDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  40

D Da   Bdb    ed BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a  cD          C  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe   eA      e   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.75  2   5Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   20.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         29        212        212

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  36.000

  10.750

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         6

        11

        20

        35

        11

        20

        35

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00802

Alan/Bölüm

RENÇPER EDA MAT KOL YAY TYT

aADdCEAdCED AE. BBCDDdBDAEBEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

DED dCCc DEe Bc    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC D     BDCa E  ae  dD  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe    AeCB       ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00  9   4Matematik-1  40

  8.00  9   4Matematik  40

  8.00  9   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  2.75  4   5Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net          1         11         11

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.000

  23.500

   1.500

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        11

         6

       187

       162

       171

       187

       162

       171

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00212

Alan/Bölüm

REYHAN DELİBAŞLAR MAT KOL YAY TYT

ebDdCEACC  dAE. BBCebeBDAEBEdcCec BBbaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

bEcab bB D  Ace bBbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd b              BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

  3.75  6   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   25.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net         10        187        187

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 203.200

  21.500

  10.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        28

        10

       130

       194

        35

       130

       194

        35

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01341

Alan/Bölüm

RUMEYS A MAT KOL YAY TYT

bbDdCEAbC   A .b e DcdBeAEBEBACaAdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

                bBeE  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  D     BD C EC BBc  D  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 11   1Matematik-1  40

 10.75 11   1Matematik  40

  2.50  3   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.250   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         22        130        130

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  26.750

  11.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        15

        11

        62

       120

        33

        62

       120

        33

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

  881

Alan/Bölüm

SAHİN SEVAL MAT KOL YAY TYT

DAD CEACC  bAd.  BCDDdBDcEBEdcCabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

D Dcd dBED eAec  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    a  ACBDCC E CBB b     CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddedCcDbD   ca    ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 11   2Matematik-1  40

 10.50 11   2Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  0.50  3  10Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         13         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 218.400

  30.250

   6.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        14

         3

        72

        71

        87

        72

        71

        87

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00981

Alan/Bölüm

SALİH BOZ MAT KOL YAY TYT

 ADBCEA C cEAE.c BCDDdaDAaBEBcCacdBBceEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

aEeBAabBED aAceB BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  D      D a    aB       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBea   AD   D e CceÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  40

  3.25  4   3Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  3.50  5   6Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  3.00  3   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   37.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         11         72         72

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 203.200

  24.750

   7.500

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        22

        20

       130

       150

        73

       130

       150

        73

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00992

Alan/Bölüm

SAMET MAT KOL YAY TYT

cADBCEAd E  Ab. eebeb BccEaEBACacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

cEe AdbBED eAc c cdEAbBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aCb         a   CBe   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ABee E AeaB     C CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  40

  1.75  3   5Matematik  40

  8.50 11  10Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  20

  2.50  3   2Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   32.250   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         24        130        130

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.800

  26.000

  16.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

        15

         2

        24

       134

         7

        24

       134

         7

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00921

Alan/Bölüm

SAMET SAKZUCU MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdC   Ab.   CeDeBDAEBEdACaddBBcbEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

Dae d CBED eAcceAaCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B Ab B   BD b  CCBBBDBD    b aC    Ed  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD Ca A   aD  ae eaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.50 15   6Matematik-1  40

 13.50 15   6Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  20

  2.50  3   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   42.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          4         24         24

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  32.500

   2.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

        16

       100

        48

       158

       100

        48

       158

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01090

Alan/Bölüm

SEDA KARADAM MAT KOL YAY TYT

bADBCEACCE  Aa.  BC DdBDcEBEdcCDcdBBcC DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

DEDcbCbBED dABDc BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 Cc    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B   d          CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  1   2Matematik-1  40

  0.50  1   2Matematik  40

  9.75 11   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          9        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 231.200

  33.500

   7.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         5

         3

        32

        34

        73

        32

        34

        73

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01058

Alan/Bölüm

SELİN YAŞAR MAT KOL YAY TYT

aAD CEAdCEcEAd.DeBCDDddcAEBEBACacdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

DaD A CB DE ABe  BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 C Db     aC     BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  D    A    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

  9.25 10   3Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          2         32         32

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.800

  27.500

   0.250

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

        10

       169

       111

       203

       169

       111

       203

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00277

Alan/Bölüm

SELVER BOZDERE MAT KOL YAY TYT

cADdCEACCEDddE.DacCeDeBecEBEdeCaedBBbCEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 23  17Türkçe  40

e aBd CBcDEeAcDceB EA  aBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         B b  a   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  1   3Matematik-1  40

  0.25  1   3Matematik  40

  8.75 11   9Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.750   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          9        169        169

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 238.400

  29.500

  13.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         7

         6

        22

        81

        18

        22

        81

        18

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00888

Alan/Bölüm

SELVİ KAR HAN MAT KOL YAY TYT

eADBCEA       .   CDDdBcAEBEBACabdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 24   6Türkçe  40

bEe A  B DEeABe    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA    A BDCC d C B   D  DCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.75 13   1Matematik-1  40

 12.75 13   1Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          4         22         22

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  22.000

  11.500

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        27

         8

       113

       189

        31

       113

       189

        31

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

01083

Alan/Bölüm

SEVAL ODUNCU MAT KOL YAY TYT

cADBCEACCE dAb. ecCDbAabcdBEdcbacdBBAdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.75 21  17Türkçe  40

DE ccb BbD eAcea ebE DcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA D       a  CCBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB     bDCe  ab   eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  5.25  8  11Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  3.75  5   5Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         20        113        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 184.800

  21.000

   5.500

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        27

         9

       180

       199

       111

       180

       199

       111

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01035

Alan/Bölüm

SEVDA YILMAZ MAT KOL YAY TYT

 cDBCEAdCb EAa.DeBCDDeaccEBEdc acdBB CEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

bcDcdbbBdbceAcDBbBadÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  D   bBD      BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  2.50  6  14Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   26.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         24        180        180

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  24.500

   8.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        20

        19

       125

       152

        66

       125

       152

        66

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00836

Alan/Bölüm

SEVİM BERRİN MAT KOL YAY TYT

aADdCEAdCEDcAb.ceeCcDdBDbEBEBcbacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 23  17Türkçe  40

DcDcd CBbD dABeecBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   D  d Be a  dCBa   D           c   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BD    A          CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

  5.75  8   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  3.75  4   1Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         21        125        125

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 178.400

  23.500

   1.000

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        28

        24

        30

       194

       162

       189

       194

       162

       189

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

01084

Alan/Bölüm

SEVİNÇ MAT KOL YAY TYT

eAD CEACCE  Ad.DeeCbe BbAEBEdACacCBBbCccÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

DEcdd  B   bABaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aC   c           Bd        aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dd               aCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  2   4Matematik-1  40

  1.00  2   4Matematik  40

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   24.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         28        194        194

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  28.750

  -1.750

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        16

        36

       176

        89

       222

       176

        89

       222

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01085

Alan/Bölüm

SIDIKA TURAN MAT KOL YAY TYT

eADdCEAdC  dAb. ecCDDeBDcEBEBACacdBecCEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 22  15Türkçe  40

bEDBAdCBEDadAcedcBCbAe BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddee        c     abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

 10.50 13  10Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -1.75  0   7Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         23        176        176

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 191.200

  28.750

  -0.250

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        16

        22

       165

        89

       211

       165

        89

       211

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

1062

Alan/Bölüm

SİBEL SERT MAT KOL YAY TYT

aADeCEACCbDdAE. BBCeedBDbaBEdeCbcdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 24  15Türkçe  40

Dbc  CCBED eA eBdBe    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   28.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         20        165        165

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 172.000

  23.250

  -0.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        23

        24

       206

       165

       218

       206

       165

       218

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

0866

Alan/Bölüm

SONGÜL ÖZBULUT MAT KOL YAY TYT

eADeCEA Cbbbcb.ceeCDDdBcAEBEBACabdBBcaEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.75 22  17Türkçe  40

DdDcdbCBab eAac   b  DBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                    bc    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

  5.50  8  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.500   34.930   33.669   33.669 Toplam Net         25        206        206

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.000

  41.250

   5.000

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         7

        14

         2

       118

        14

         2

       118

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00871

Alan/Bölüm

SOYDAN MAT KOL YAY TYT

DADBCEA CEc AE. B CDD BDAEaEBACacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 30   5Türkçe  40

DEDdACbBaDEbABeBAeCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA    Ae   a a CB        bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Ade b  A    cad   abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

 12.50 14   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   46.250   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          2         14         14

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.000

  32.250

   5.250

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

         6

        26

        68

        52

       114

        68

        52

       114

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

01034

Alan/Bölüm

SUDE KELLECİOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADdCEACC DdAd.DBBCcbdBDeEBEBeCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 26  13Türkçe  40

   a ebB D eABDdAB bADBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCd D   b   C    B    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  9.50 11   6Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net         14         68         68

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 180.000

  23.000

   2.000

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        27

        25

        18

       187

       167

       163

       187

       167

       163

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00240

Alan/Bölüm

SUEDA ÇAY MAT KOL YAY TYT

DADBCEAC    A .  eCb  aDcEBEdACac BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 19   7Türkçe  40

      CB D eABeBcaCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         B  b   b           BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

               Ed  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   25.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         27        187        187

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 226.400

  30.750

   8.750

 220.933

  27.600

  10.192

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

        10

        14

        44

        68

        51

        44

        68

        51

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12D

00798

Alan/Bölüm

SULTAN KAYA MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdCEDdA .DeeCebdBDbEBEBACabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

D DeAb BbDbeABDcceeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aC a      D     CB                 E   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ABD b  AD   ca a bbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  4.50  6   6Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   39.500   37.792   33.669   33.669 Toplam Net          9         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 217.600

  32.750

   4.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         7

        10

        75

        46

       139

        75

        46

       139

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00944

Alan/Bölüm

SULTAN YILDIRIM MAT KOL YAY TYT

aADBCEAbCbcaAc. dcCDbABDA BEBACacbBdACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

DEDc CCBED C  eecBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B        B       BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  4   0Matematik-1  40

  4.00  4   0Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          6         75         75

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 223.200

  33.750

   4.750

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         2

        27

        53

        31

       123

        53

        31

       123

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

  228

Alan/Bölüm

ŞAHİN MUHAMMED MAT KOL YAY TYT

bADBCEAdCb dAE.eBeCDe BDcEBEBACabdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

DEDeb CBbD bABDc BeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

          DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBDe d ADa ec  aCbCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  40

  1.00  1   0Matematik  40

  9.50 11   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  3.75  6   9Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   38.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          8         53         53

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 221.600

  37.500

   0.500

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         5

        19

        59

         9

       197

        59

         9

       197

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00909

Alan/Bölüm

ŞEKER AYŞEGÜL MAT KOL YAY TYT

DADBbEAdCEcbAE.DcBCebdBaAEBEdACabdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 27  13Türkçe  40

bEDBACCBEDaeABDdABeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                C ddÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   38.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          9         59         59

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 192.800

  25.750

   3.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        23

        13

       162

       137

       144

       162

       137

       144

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00826

Alan/Bölüm

ŞEVVAL İNCİ MAT KOL YAY TYT

aAaBCEAdC  dA .  BCDbABbcEBEdeCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 22  13Türkçe  40

DdDcAaCB b eAcD cBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    DB  bB  a    BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  40

  3.25  4   3Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         21        162        162

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 209.600

  28.000

   6.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        16

         7

       107

       104

        96

       107

       104

        96

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

01028

Alan/Bölüm

TARIK ALBAK MAT KOL YAY TYT

eADBCEAdCcDEAE.caeCcDAacbEBEdACabdBBACbeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 24  16Türkçe  40

bdDeA bBED bAcDBcBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 CADDe d BDCdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.250   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         10        107        107

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  18.000

   9.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        23

         9

       176

       212

        49

       176

       212

        49

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

  839

Alan/Bölüm

TECİMEN KERİM MAT KOL YAY TYT

 ADdC AbC   d . c   bdBeAEBEBdCad B    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.25 14  11Türkçe  40

 Eb A CB D       B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC b   cC Daa   CBB   D  b   CC    EdDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ddbb c bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 12   6Matematik-1  40

 10.50 12   6Matematik  40

  6.75  7   1Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

 -1.50  0   6Fen Blm-1  20

 -1.25  0   5Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         20        176        176

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 173.600

  21.750

   1.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        31

        31

        25

       203

       192

       179

       203

       192

       179

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00807

Alan/Bölüm

TEKŞAN BİLAL MAT KOL YAY TYT

eADeCdACCEDdcb.cecCaebBDAEBEBeCebdaBcabDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 20  20Türkçe  40

DEecAeCBEDEeccec  eEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  db  e a  C     BB        d      dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

              eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   23.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         31        203        203

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.800

  29.500

   3.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        14

        13

       123

        81

       144

       123

        81

       144

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

994

Alan/Bölüm

TÜLAY İNCE MAT KOL YAY TYT

 ADBCEAdCcDEA .DaeCDD Ba EBEBdCebdBBAedÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

bcDcd bBdb eAcDBbBe ADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  a   bBD    a BeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b b               eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  8.25 11  11Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.75  0   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   32.750   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         14        123        123

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 159.200

  17.500

   1.000

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        13

         7

       218

       213

       189

       218

       213

       189

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00249

Alan/Bölüm

ÜLKÜ SULTAGAN MAT KOL YAY TYT

aADedEbaCb aA . eBCDcddcAcBEabCacdBBbbaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 16  21Türkçe  40

cEDcdbbBdDEe cecdB EdeBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                 BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  40

  1.00  1   0Matematik  40

  6.75 10  13Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   18.500   31.423   33.669   33.669 Toplam Net         12        218        218

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 166.400

  20.250

   0.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        35

        33

        29

       212

       201

       197

       212

       201

       197

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

837

Alan/Bölüm

YAĞMUR MAT KOL YAY TYT

 ADBCEAdC   A .e e Db BDAEBEdcCacdBB eEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 20  10Türkçe  40

 dacdd B Da  Becb CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B                           cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  2.75  5   9Sosyal Bil-1  25

 -1.00  0   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   20.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net         35        212        212

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  28.250

   8.250

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

         9

        18

        76

        99

        62

        76

        99

        62

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00812

Alan/Bölüm

YAĞMUR AKCAN MAT KOL YAY TYT

 ADaCEA     Ab.aeBCDb BcAEBEdbCaAdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 22  11Türkçe  40

aEecA bB bEbABe  B E DBBcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 b   d b B eb    c c cDc D aB   B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beD e cADCa DBebCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  5  11Matematik-1  40

  2.25  5  11Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  6.00  8   8Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  4.75  5   1Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         12         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.000

  26.750

   4.500

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         9

         4

       142

       120

       129

       142

       120

       129

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00173

Alan/Bölüm

YAĞMUR KORKMAZ MAT KOL YAY TYT

aADeCEAaC  dAE.DeeCDbdBccEBEBbCacdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 23  15Türkçe  40

cED dbCBaD eABe  B EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B ADD ed B     dba   B     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  40

  4.50  6   6Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.250   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          6        142        142

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.800

  30.250

   1.250

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        12

        21

       140

        71

       179

       140

        71

       179

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

924

Alan/Bölüm

YAĞMUR KURT MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCacdAa. BcCebdBDAEBEdeCacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 24  15Türkçe  40

DEDcbCeBEDECAceacBeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         BD    d aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  40

  1.50  2   2Matematik  40

 10.00 12   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.500   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         18        140        140

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  26.750

  11.000

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        19

         5

        62

       120

        33

        62

       120

        33

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00969

Alan/Bölüm

YAKUP KAZOĞLU MAT KOL YAY TYT

eADBCEACC D Ad.DeeCDbdBcdEBEdACacdBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 25  13Türkçe  40

bED A CB D b cedbabEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA D  d B      CBBd  D   d B     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBD ec   eca Bed  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 10   4Matematik-1  40

  9.00 10   4Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         10         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  25.250

  14.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

        11

         4

        46

       145

        14

        46

       145

        14

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01073

Alan/Bölüm

YASİN MAT KOL YAY TYT

eADd  AdCED AE.cBcdDb B c BE eCcbd  cCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.75 18  13Türkçe  40

DE    bBE  CAB BbBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   b  eCBD     CB   dDc D      a      aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dB  bdaADCB DB aC eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  8   6Matematik-1  40

  6.50  8   6Matematik  40

 10.50 11   2Sosyal Bil-1  25

  2.00  2   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  7.50  9   6Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  6.00  6   0Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          6         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 263.200

  45.250

   5.750

 211.776

  32.040

   2.890

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         5

         8

         1

       107

         8

         1

       107

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12E

00916

Alan/Bölüm

YAŞAR ATALAY MAT KOL YAY TYT

DADBCEACCEcEAE.DeBCDDdBDcEBEBdCaedBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

DEeBA CBbDceABeBbBCEADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  DDc   BDCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  40

  5.75  6   1Matematik  40

 16.50 18   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   51.000   34.930   33.669   33.669 Toplam Net          1          8          8

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 164.000

  17.500

   2.500

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        24

        23

       214

       213

       154

       214

       213

       154

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01067

Alan/Bölüm

YAVUZ ERTÜRK MAT KOL YAY TYT

DccBCEAb    A .  ebDb BccaBEdeCaedBBbCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 17  15Türkçe  40

bEaaA CB b  A   cceEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCb a A bc  b     e  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 ab  d dba DD  d  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   20.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         24        214        214

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  33.250

   4.500

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         8

         9

        62

        38

       129

        62

        38

       129

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

01050

Alan/Bölüm

YEŞİM KILIÇ MAT KOL YAY TYT

eAD CEAdCED A . eBCaa BccEBEBeCabdBBACEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 23  11Türkçe  40

DEDeA bB DEeABDBABeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B  bD    B       BBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

 13.00 14   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          6         62         62

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.800

  22.750

   5.000

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        28

        26

        26

       169

       172

       118

       169

       172

       118

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00912

Alan/Bölüm

YILDIZ PETEK MAT KOL YAY TYT

DADBCEAdCED A .  BCceAdceEBEecCacdBBcCEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

                    A BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC      eBD e    BB      cbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

  3.00  3   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.750   35.613   33.669   33.669 Toplam Net         28        169        169

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 221.600

  36.750

   1.250

 197.644

  27.708

   2.806

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         1

        25

        59

        15

       179

        59

        15

       179

Sınıf Kat:36 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12F

00857

Alan/Bölüm

YILDIZ YILMAZ MAT KOL YAY TYT

DADeCEAdC e AE.  BCDDABcbEBEBeCacdBBACEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

DEDc bCB D dAc     EADBBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd  a       a    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  40

  1.25  2   3Matematik  40

 12.00 13   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.000   30.514   33.669   33.669 Toplam Net          5         59         59

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 221.600

  35.250

   2.750

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         5

        59

        23

       152

        59

        23

       152

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

00548

Alan/Bölüm

YILMAZ ELMAS MAT KOL YAY TYT

cADBCEACCbebAE.DBBCDDdBccEBEBeCacdBdcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 27  13Türkçe  40

bEDcAaCB DcCABDccBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

B   b b  ce b    Bd    b cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A e C  cDbBcDa a cebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  2   8Matematik-1  40

  0.00  2   8Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  2.00  3   4Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   38.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          3         59         59

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  29.000

  10.250

 213.961

  26.202

   9.411

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         6

        12

        46

        86

        39

        46

        86

        39

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12C

00988

Alan/Bölüm

YUSUF EMRE DOĞRU MAT KOL YAY TYT

eADBCEACCc bAb. ecCDbABDAdBEdACDcdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

DE cAbbBbD eccea  bEAcBBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BCA D    Be    C BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AB     beCe  ab   eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  6.00  9  12Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  2.50  4   6Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   35.613   33.669   33.669 Toplam Net          7         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  32.000

   1.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        11

        25

       120

        54

       189

       120

        54

       189

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

9612

Alan/Bölüm

Z.A. MAT KOL YAY TYT

DADBCEACC   A . e CabdBcAEBEBeCacdBBcdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 23  11Türkçe  40

bEDaA CBED dABD dBeE   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e                     b                aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       b        C CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net         12        120        120

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.800

  20.750

   7.000

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        20

        14

       169

       200

        80

       169

       200

        80

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00855

Alan/Bölüm

ZAMBAK BÜŞRA MAT KOL YAY TYT

DADBCEA CEe AE.DceCaDAcDcEBEdeCaedBdbCEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.50 24  14Türkçe  40

bda d     bdAcDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Bd b   bC D a    BB       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beeaCEaAD a Da cCceaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  40

  3.75  5   5Matematik  40

  0.25  2   7Sosyal Bil-1  25

 -1.00  0   4Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.25  6  11Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   27.750   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         19        169        169

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 247.200

  40.500

   5.500

 200.554

  28.385

   3.038

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         1

         3

        15

         3

       111

        15

         3

       111

Sınıf Kat:13 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12H

  986

Alan/Bölüm

ZEHRA MAT KOL YAY TYT

DADdCEACCEDdAE.DcBCDDdBcAEBEBACacdBBAdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

DEa AaCB DECABecdBCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

          D   b  B e     DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       AD         CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.000   31.423   33.669   33.669 Toplam Net          2         15         15

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.000

  34.000

   6.000

 198.503

  27.629

   3.153

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         5

         8

        37

        30

        99

        37

        30

        99

Sınıf Kat:31 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12G

00876

Alan/Bölüm

ZELİHA ALTUNDAĞ MAT KOL YAY TYT

aADBCEACCbD AE.DeeCDc B AEBEBACabdBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

DE  ddbBcDEeAcD     ADcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eCcD   A  D     CBe  BbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

  8.25 10   7Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.000   30.782   33.669   33.669 Toplam Net          4         37         37

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.800

  22.250

   5.500

 209.440

  27.333

   6.867

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        26

        25

        20

       169

       185

       111

       169

       185

       111

Sınıf Kat:30 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12A

00853

Alan/Bölüm

ZEMZEM MAT KOL YAY TYT

DADcCE dC   AE.  eCDbdB caBEBcCabeBBcCEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.00 21  12Türkçe  40

      aB D eAacc B aAe BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 d     e BD a   bBB         c       dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 B     bDCa b     CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   27.750   34.200   33.669   33.669 Toplam Net         26        169        169

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  25.500

  13.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         9

         6

        46

       142

        18

        46

       142

        18

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

01041

Alan/Bölüm

ZEYNEP MAT KOL YAY TYT

 bD CEAdCbD AE.DBeC DbBDc BE      BB  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 20   6Türkçe  40

DEe Aa BED   ceB   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       eCBD e E CBB   D    CBCC    Ed EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBDbbdac Cdac dab eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.00 14   4Matematik-1  40

 13.00 14   4Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.75  4  13Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   33.620   33.669   33.669 Toplam Net          6         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  31.250

   4.750

 207.584

  24.870

   8.750

 207.742

  27.638

   6.031

 207.742

  27.638

   6.031

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

         4

        20

        84

        61

       123

        84

        61

       123

Sınıf Kat:25 Genel Kat:223Okul Kat:223

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

1.11.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

12B

00946

Alan/Bölüm

ZEYNEPMERVEÜZÜMCÜ MAT KOL YAY TYT

eADeCEAdCEDEAc.D BCaDbBDAEdEBeCab BBAeEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DADBCEACCEDEAE.DBBCDDABDAEBEBACDACBBACED

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

DE d dCBED eAcDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DEDBACCBEDECABDBABCEADBBB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

BC  c   b b a  C Bed  a  be BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCADDBAACBDCCBECCBBBDBDDADCCBCCABDBEADEC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBba d   b  c  aC eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABDCCEDADCBDDBCECECC

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  6   9Matematik-1  40

  3.75  6   9Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.00  3   8Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   33.620   33.669   33.669 Toplam Net         11         84         84

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİPFAZIL KKÜREK AND


