
TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 223.200

  33.500

   5.000

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

         9

        20

        64

        50

        79

        64

        50

        79

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

00794

  1Alan/Bölüm

AHMET YILDIRIM MEB 02 TYT

cA EBEB A DDBbaACABbcCEaCEAcBEAECdeEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

  ceD    CBdAc EE Ba   EAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  EeeD  c   d DDdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

adEb   cEb     ec  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  40

  3.75  5   5Matematik  40

  7.75  9   5Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.25  3   7Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   38.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         13         64         64

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 155.200

  14.750

   2.500

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

         9

       112

       112

       100

       112

       112

       100

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212B

00208

  1Alan/Bölüm

AKİF SÖNMEZ MEB 02 TYT

ADE B B bADDbBbceA  b           CC    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 13   6Türkçe  40

eceeDA a C   d   eACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ab dEbd   c   D  a d        c BE   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dddb   B       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  5   9Matematik-1  40

  2.75  5   9Matematik  40

  3.25  5   7Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

 -0.25  1   5Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   17.250   32.792   40.272   40.272 Toplam Net         10        112        112

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  32.500

   6.750

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         9

         9

        60

        57

        66

        60

        57

        66

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

  941

Alan/Bölüm

ALEYNA ÇAKIR MEB 02 TYT

ADEABEBaEADebBbACACBCDEcDEbbEBAEdCBcAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 30  10Türkçe  40

 BCdDc  aC     EE bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A eEDe   B  E         bCÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d  D   a           AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  5.00  6   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         10         60         60

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 275.200

  38.750

  16.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         1

        16

        24

        13

        16

        24

        13

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00864

Alan/Bölüm

ALEYNA TOY MEB 02 TYT

DAAEBEB AdDDBCbdCABeDCEDCEADaEAECCBEcCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.50 33   6Türkçe  40

cdceDd   CBaAeDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A AE CDCc   d aeDA CB   EC aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 C     BEace    BE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  40

 10.75 12   5Matematik  40

  7.25  9   7Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   54.750   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          2         16         16

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 331.200

  48.500

  23.750

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         1

         1

         2

         1

         1

         2

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00805

  1Alan/Bölüm

ALİ ARPACI MEB 02 TYT

DAA BEB AEDDB bACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 35.75 36   1Türkçe  40

dCcBDCcbDCBCADDEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADAE CeCec  EcE acC B   EC c   E    d DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eCEc eABEcA ECDCBEaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 14   8Matematik-1  40

 12.00 14   8Matematik  40

 12.75 14   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 11.75 13   5Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  4.75  5   1Kimya   7

  4.75  5   1Biyoloji   6

Toplam Net   72.250   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  22.250

  17.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        21

         2

        58

       104

         7

        58

       104

         7

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

00995

  1Alan/Bölüm

ALİYENUR YAŞAR MEB 02 TYT

DAA BaBDAE  cCbeCABdc Eb EdbB  E    caÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  40

eCcdD    CBdAD EE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A AEBeDC B    E D e     E          AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 dE    cEbABE   BEaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 11   2Matematik-1  40

 10.50 11   2Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  7.00  8   4Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         11         58         58

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  33.500

  10.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         9

         6

        41

        50

        33

        41

        50

        33

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

00813

  1Alan/Bölüm

AYLİN PİRE MEB 02 TYT

DAAEBcB  EDbBabACABeDCEDCcAaBEAECCBcBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

e cdD    CB AD EEbeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E  D     E aaeAd B   EC  eaB       DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

D Ec d  E c   ceca AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  40

  8.50 10   6Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.25  4   7Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          6         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.800

  39.750

   3.000

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         2

         9

        47

        16

        98

        47

        16

        98

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

00987

  1Alan/Bölüm

AYŞE TAŞ MEB 02 TYT

AD ABaB d DDCBbACACBCDEDDEACEBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 32.00 33   4Türkçe  40

 d  D    C   A EEBACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    E     B               EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

  7.75  8   1Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.750   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          4         47         47

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 256.800

  38.000

  11.000

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         3

        23

        29

        32

        23

        29

        32

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212C

00889

  1Alan/Bölüm

AYŞE YAŞAR MEB 02 TYT

DAbEBEBDAED BCDACABeDCEDCEADBcAECCdEBdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.75 33   5Türkçe  40

BCcdD A  C     dE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A bEBeDC B  E a adb     EC     E bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  cd e e eAab eCBEaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.25 10   7Matematik-1  40

  8.25 10   7Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   49.000   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          3         23         23

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  26.000

   7.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        15

        10

        87

        89

        65

        87

        89

        65

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

00979

  1Alan/Bölüm

BAHAR UÇMAZ MEB 02 TYT

AD ABEBabAD  BDACAbB DEDDEACE c CCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 24   4Türkçe  40

ecd D          EEa CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e D EDd   d E           C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   Dc BdA ca bceBaeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  3.00  4   4Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.75  4   9Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         13         87         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 244.000

  36.250

   8.750

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         6

        38

        42

        46

        38

        42

        46

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212D

00776

  1Alan/Bölüm

BATUHAN ÇOBAN MEB 02 TYT

DAAEBEBDAdbeBCbdeABCcCEDCcADBEAECCBaBdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 30  10Türkçe  40

e BdDdA  CB AeDEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AeAE Cb D   Ee    e dE  EC    e       DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

adEea Ad bc   b ecaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  40

  8.50 10   6Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.25  3  11Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   45.000   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          3         38         38

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 281.600

  41.500

  15.250

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

         4

        10

         7

        16

        10

         7

        16

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

00868

  1Alan/Bölüm

BERFİN KILINÇ MEB 02 TYT

AD ABEBDEAD dBDACAaBCcEDbEACEBAECdBEAeBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.25 31   7Türkçe  40

eBddD    CBCDADEEBACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAceEDC   e  EebeDbC dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bCcDbbeBA EB EbCBaBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  8   8Matematik-1  40

  6.00  8   8Matematik  40

 12.25 13   3Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  9.25 11   7Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  5.00  5   0Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   56.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          5         10         10

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 221.600

  31.500

   6.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        12

        16

        66

        59

        69

        66

        59

        69

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

169

Alan/Bölüm

BERFİN POLAT MEB 02 TYT

ADaABEB EAD  BbACAeBCeEDbEcCd AECCBEAeBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

ecedD    CBdDA EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDe   B  E a   d  B   E       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b  c ac ADce  becb AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.50  3  10Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   38.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         14         66         66

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.800

  31.000

  11.750

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        15

         6

        47

        64

        27

        47

        64

        27

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

825

Alan/Bölüm

BERİFEH ADAN MEB 02 TYT

cAAcBEB cEDDBbbdCABC eEDCEbcBEcECCBaBeAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

edddDeeb CBdADDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADAE  D  B      DAa     ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bdEc           C  cAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 10   1Matematik-1  40

  9.75 10   1Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   42.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         12         47         47

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  38.000

   1.750

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         4

        14

        58

        29

       107

        58

        29

       107

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00950

Alan/Bölüm

BERİVAN YILMAZ MEB 02 TYT

DAdEBEBecEDaBCDACABCDCEDCEADBaAECCdEBdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.25 33   7Türkçe  40

eeddDeAbDCBdA cEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   Ecdca                     EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 e  dC  dbc   aaeEcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  2   4Matematik-1  40

  1.00  2   4Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.75  3   9Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          9         58         58

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 280.000

  41.000

  15.250

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         2

        11

         9

        16

        11

         9

        16

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

00690

  1Alan/Bölüm

BERKAY MEB 02 TYT

DAAEBEB   Dc CbACABCDCEDdEADBEAEdCBEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.00 32   4Türkçe  40

eCcdD A  CBdADDEE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADAE  D D   E EDabCCc   ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e Ec   c       CB aAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.25 13   3Matematik-1  40

 12.25 13   3Matematik  40

 10.00 11   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   56.250   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          1         11         11

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 266.400

  40.250

  11.750

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         6

         6

        18

        14

        27

        18

        14

        27

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00796

  1Alan/Bölüm

BURAK İNCEÇÖPLÜ MEB 02 TYT

DAAEBEBDAdeDBCDAeABeDCEDeEdDBEAECCBEcddEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

eCBdDeA DCBdADDEEbeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AebEcCcCDBcbE dcccC        DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

DCEcdCeBEbcBc DbccdeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  9  10Matematik-1  40

  6.50  9  10Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  5.25  8  11Fen Blm-1  20

  3.25  4   3Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

 -0.25  1   5Biyoloji   6

Toplam Net   52.000   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          6         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 175.200

  19.250

   4.250

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         9

         7

       109

       110

        90

       109

       110

        90

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212C

00241

  1Alan/Bölüm

CANER TEKİN MEB 02 TYT

DA EaaB d DDebaedcBbcCEDCE DBEcECCBcdaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

d Bdaae  d d   EEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E CD  c     a  e        eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a  b          D   dAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  40

  3.00  4   4Matematik  40

  3.00  5   8Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   23.500   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          8        109        109

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 197.600

  27.000

   3.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        16

        22

        96

        83

        92

        96

        83

        92

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

01084

  1Alan/Bölüm

CELİLE SEVİNÇ MEB 02 TYT

DAAEBdBacEc BC  CABb CEbCEdbBEAc C  cdcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.00 21  12Türkçe  40

BCcdD d  CB A  EEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E eD     b  D eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a  dc   EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   30.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         21         96         96

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  32.750

  14.000

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

        11

         4

        31

        54

        23

        31

        54

        23

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00976

  1Alan/Bölüm

CEMRE BİLEÇ MEB 02 TYT

ADEABaB   DD BD    B DEDDEACEcAECCdbAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 26   5Türkçe  40

eB  Dd   Ca cADEEB CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAbBEDC C Bb E a DCb    C E   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        A  a b C a AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 13   5Matematik-1  40

 11.75 13   5Matematik  40

  8.00  9   4Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          4         31         31

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 245.600

  31.500

  14.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

        10

         6

        37

        59

        23

        37

        59

        23

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

287

Alan/Bölüm

CYMZ EMİ*E MEB 02 TYT

DAAEBaB    DBbbACAB DeE eEAbBEAECCaEBdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 26   8Türkçe  40

  c D    CBdAD EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADAE CD D   E EecAC    AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eC       e         AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.50 13   2Matematik-1  40

 12.50 13   2Matematik  40

  7.50  8   2Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   45.500   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          9         37         37

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  32.750

   6.500

 225.600

  32.750

   6.500

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        60

        54

        69

        60

        54

        69

Sınıf Kat:1 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12

00824

  1Alan/Bölüm

ÇELİK ALEYNA MEB 02 TYT

DA aBEBDAaDecaDACcBeDeE CEADBEAECCdbBbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

eadeD d  CBaADDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bb EabD  c  E EDa  a       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCadBebeE Ad  cC aaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  5   8Matematik-1  40

  3.00  5   8Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  3.50  6  10Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   39.250   40.272   40.272 Toplam Net          1         60         60

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.800

  25.500

   4.750

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        16

        12

        97

        91

        86

        97

        91

        86

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

1023

Alan/Bölüm

DİLAN MEB 02 TYT

ADE BEBDa D  BbdCAbBecEDbEACaaAECeeEceBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

ccCdDdb cbBdDA EE ACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dA  EDe C    a   abb      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ee b   a a   E daE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

 -1.00  0   4Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  1.25  3   7Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   30.250   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         15         97         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.800

  37.000

   4.500

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         6

        14

        54

        34

        88

        54

        34

        88

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

  993

Alan/Bölüm

DİLARA ERKAN MEB 02 TYT

DAdEBEBDAEDDBCbAdABeDCEDeEADBEAECCdEBbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.25 33   7Türkçe  40

  c      CBaADcEEbdCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AebEeCDC Bc b d a C     EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cec cd ececB   a cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  8   7Matematik-1  40

  6.25  8   7Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -1.75  1  11Fen Blm-1  20

 -1.25  0   5Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   41.500   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         10         54         54

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 276.000

  40.750

  14.250

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         3

        15

        12

        21

        15

        12

        21

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

00802

Alan/Bölüm

EDA RENÇPER MEB 02 TYT

ADEABEB EAD  BDcCA BCcEDDEACEBAECCdEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.00 32   4Türkçe  40

 cC D    CB DADEE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAD EDC      E  A  C  B   E            DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A  e           daE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 12   0Matematik-1  40

 12.00 12   0Matematik  40

  9.75 10   1Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   55.000   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          1         15         15

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 252.800

  41.500

   6.250

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         1

         5

        27

         7

        72

        27

         7

        72

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

00910

Alan/Bölüm

ELANUR YAYICI MEB 02 TYT

DAAEBEBDAEDDcCb CbBCDCEDdEA BEAECCBEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

eCcBD b  CBdAbDEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E CDd    E E   CeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bd caa aEcca  bCdcdAeccaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 -0.25  3  13Fen Blm-1  20

 -1.25  0   5Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   47.750   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          2         27         27

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  25.750

   7.250

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         8

         4

        87

        90

        60

        87

        90

        60

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212A

00562

  1Alan/Bölüm

ELİF SUDE ULAŞ MEB 02 TYT

AD ABEBaaAD bBb C  BCDEDDEACEBAECCdbAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.25 28   7Türkçe  40

 ceÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 Ab EDCeCdB  E  Ac d      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b                 cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

 -0.50  0   2Sosyal Bil-1  25

 -0.50  0   2Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          7         87         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  31.500

   6.250

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        12

        17

        68

        59

        72

        68

        59

        72

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

822

Alan/Bölüm

ELİFBÜŞRAKAPLAN MEB 02 TYT

AaEABEBDaADDCBDAC bBecEDbEACaeAEdCBEAbBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 28  11Türkçe  40

          BdeADEEeACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    Ec    c  Eea          E  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dCEc d eADE    aacÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  40

  3.00  4   4Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         15         68         68

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 284.800

  36.750

  21.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         7

         2

         7

        37

         3

         7

        37

         3

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00972

  1Alan/Bölüm

ELİFNUR ÇELİK MEB 02 TYT

DAddBEBDAED BCbACABCcaEDeEADaEAECCdEBbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.75 30   9Türkçe  40

 CcdD    CBaADDEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ac EBCD  d  E b  d  B B ECA    E   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Ca  C B DABc aCBdBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 13   4Matematik-1  40

 12.00 13   4Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  9.00 10   4Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   57.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          3          7          7

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 192.800

  20.250

   8.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        22

         8

       101

       108

        46

       101

       108

        46

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D   1Alan/Bölüm

EMİNE BOLU MEB 02 TYT

ADa BEB   Da  bACAbBCDED      cE  eEAe eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 17   8Türkçe  40

 c dD  b C     EE ACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A   EcCD  d   D cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d Ee eBB  E   a aaBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

  5.25  6   3Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  4.50  6   6Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   29.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         22        101        101

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.000

  30.500

   3.250

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        16

        16

        82

        69

        94

        82

        69

        94

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00840

  1Alan/Bölüm

EMİRHAN POLAT MEB 02 TYT

DAAEBEBadEDaBCbACABCDeEDCEADecAEdCdaddAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 28  12Türkçe  40

B  dD    d     EE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  EcdD         a C  c     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Deadcae       abBbcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  4   5Matematik-1  40

  2.75  4   5Matematik  40

  5.50  6   2Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.50  3  10Fen Blm-1  20

 -0.50  1   6Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   33.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         17         82         82

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 282.400

  39.500

  17.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         7

         2

         9

        18

         7

         9

        18

         7

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12C

01094

  1Alan/Bölüm

EMRE TANAYDIN MEB 02 TYT

ADEABEB EAD dBbACACBCDEDDEACEBAECCcbAeBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.50 32   6Türkçe  40

eBddDA   CBdDA EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AA  EDCD EB   DbA  C  B C E    E   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  E               BAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.50 15   2Matematik-1  40

 14.50 15   2Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   57.000   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          3          9          9

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 284.800

  43.250

  14.500

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         5

         7

         5

        19

         7

         5

        19

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

01056

Alan/Bölüm

EREN GEZGİN MEB 02 TYT

DAAEB B AEDDBCDACbBCcCdDCEADBbAECCBEBCAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.75 33   5Türkçe  40

eCcdDdAEDCBdbDDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADAE eDCa   c  ccA b    ECA   Bc  dAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

DCEbBa dcc B babdEcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 12   8Matematik-1  40

 10.00 12   8Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  4.50  7  10Fen Blm-1  20

  3.50  4   2Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   57.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          3          7          7

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 288.000

  41.000

  17.750

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         1

         6

         9

         6

         6

         9

         6

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00379

  1Alan/Bölüm

EREN TEMİZ MEB 02 TYT

DAAdBEB A DDBCbACABeD EDCEADBEA CCdbBbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.25 29   7Türkçe  40

eCBeDCAceCBdADDEEABCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A AE bcC B  c EDDbCCB   E d      daÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eC AaCddEbAaE  C E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 12   7Matematik-1  40

 10.25 12   7Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  7.50  9   6Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   58.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          2          6          6

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  37.000

   9.750

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         3

        31

        34

        40

        31

        34

        40

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212D

01075

  1Alan/Bölüm

ESENGÜL KOLUŞ MEB 02 TYT

DAdEBbB A DDBbDcebBbcCEDCEADBEAECCBbBCcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.50 28  10Türkçe  40

BCBeDeA eCBaADDEEbeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A bEaeD          AdC    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eCEcd  eEDcB       AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  4.75  6   5Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          2         31         31

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 254.400

  36.750

  11.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         6

         5

        26

        37

        30

        26

        37

        30

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D Alan/Bölüm

ESİN Ö ZEMİR MEB 02 TYT

DbAbBEBDA D BCbACABCcCEDCcADBEbEaCeEBCcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

eCBdD    CadADDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A bE CDb B  Eebe A      EC    e    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   e   dc  B   CeE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  40

  8.50 10   6Matematik  40

 10.00 11   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   48.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          3         26         26

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.800

  29.750

   5.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        15

        19

        74

        72

        78

        74

        72

        78

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

03250

  1Alan/Bölüm

ESMA YILGIN MEB 02 TYT

ADEABaBaEdDcCBaeCAbcb E bEACE AECaBdAbBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

eBddDAbcbCedbAbEEBeCBAC aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e DB*De    b  D    C          aÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dC b  Bd ca  bDddddAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  9.00 12  12Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.50  4  10Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   35.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         16         74         74

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  31.500

   3.250

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         3

         7

        77

        59

        94

        77

        59

        94

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

0157

  1Alan/Bölüm

ESMANUR KIRGİL MEB 02 TYT

DbAaBEBD E  B bcCABCceEDaEADBEccCCdEBCAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

  BeD    CBdADDEE aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E Cc    ab bDb        C    dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

     dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

  9.25 10   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          5         77         77

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 174.400

  20.000

   3.250

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

         8

       110

       109

        94

       110

       109

        94

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

  872

  1Alan/Bölüm

EYLEM DAĞDEMİR MEB 02 TYT

ADEABbaDEceabcbdaA BeDEabEbecaAEaCdbAABeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 18  21Türkçe  40

ecCdDAC   edeA EEaACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eb  Ecd   BA  D de             c d   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e Eb   B      aead bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  5   8Matematik-1  40

  3.00  5   8Matematik  40

  7.25  9   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.25  2   7Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -1.25  0   5Biyoloji   6

Toplam Net   23.250   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          9        110        110

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  24.500

   8.000

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        19

        10

        92

        99

        52

        92

        99

        52

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00878

Alan/Bölüm

FADİME BOZTEPE MEB 02 TYT

ADaABdBa  DbCBecCc BCDEDaEdeaBAECCdEAcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

 c dD    C e A EEe C AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAbBED       E  c  e cB C     e    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       d       d  eAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

  6.00  7   4Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         20         92         92

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 279.200

  38.500

  17.500

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         2

        12

        27

         7

        12

        27

         7

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

00854

  1Alan/Bölüm

FATMA EREN MEB 02 TYT

ADEAdEBDEADcCBD CAaBCDEcDEACEeAECCeEceBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.00 31   8Türkçe  40

ecCdDAd eCBeDADEE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AA BEDC C B   D    d      E    E   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AdceACd AeEc  ebBbBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 12   1Matematik-1  40

 11.75 12   1Matematik  40

  9.50 11   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  2.25  3   3Biyoloji   6

Toplam Net   56.000   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          2         12         12

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.800

  31.000

   8.000

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        14

        10

        63

        64

        52

        63

        64

        52

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00881

Alan/Bölüm

FATMA SEVAL ŞAHİN MEB 02 TYT

ADcABEeDEADc BbACb BeeEDbEAaE AECCBEAeBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

ecCdDA   CBdD  EEc CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A eEDe   B   Da      Bc  E       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ACEbb cccDcc  becb AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  40

  5.75  7   5Matematik  40

  7.75  9   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.25  5  11Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   39.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         12         63         63

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 221.600

  31.250

   6.750

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         5

        66

        63

        66

        66

        63

        66

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212A

 1013

  1Alan/Bölüm

FERİDE PINAR MEB 02 TYT

ADE BEBa ADDCBbAC  BCc aDEbeEBAECdBbAeBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

 caBDA   CBeDAbEEe CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    ED                  CaÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dC D d dA d  bcdBbBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  3   1Matematik-1  40

  2.75  3   1Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  2.25  3   3Biyoloji   6

Toplam Net   38.000   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          3         66         66

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 320.000

  40.000

  28.750

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         2

        15

         1

         2

        15

         1

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

01093

  1Alan/Bölüm

FEYZULLAH TEKİN MEB 02 TYT

ADEABaBDEADaCBD CAaBCDEDDEACEBAECCeEAecaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.25 32   7Türkçe  40

BcCdD    bBdDADEEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AADeEDC C B  E EAD CB B C EAc  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cCcDd BBbbEBCceCBEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 18.50 19   2Matematik-1  40

 18.50 19   2Matematik  40

  9.75 11   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 10.25 12   7Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

  4.75  5   1Biyoloji   6

Toplam Net   68.750   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          1          2          2

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.000

  25.250

   8.500

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        13

         6

        82

        94

        49

        82

        94

        49

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A Alan/Bölüm

FİRDEVS AKBAŞ MEB 02 TYT

DAAEBEBD  DaBCbACABdceEDCEAbBEbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 23   7Türkçe  40

               EEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E CD D   E E  d      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

          c     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

  4.00  4   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.750   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         12         82         82

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 246.400

  39.750

   6.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         2

        10

        35

        16

        74

        35

        16

        74

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

00795

Alan/Bölüm

FURKAN TÖLEK MEB 02 TYT

ADdABEBaEADeCBDAdAaBCDEcDEbCEBAECCBEAecCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

cBdeD    CBdDADEEBACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  ED         ae CC   bCbE            bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d  D   d       aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  40

  5.75  7   5Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   45.750   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          4         35         35

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  28.750

   7.250

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        17

        13

        71

        78

        60

        71

        78

        60

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12C

00833

  1Alan/Bölüm

GİZEM ÇATAL MEB 02 TYT

ADEdBEB  A b BDACAbBeDEDbEdeEaAECCdbAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

dcedD    CBeDA       ACEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bAaedc  C B    bca      C E       bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d cD  e A    bbCaEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  5   9Matematik-1  40

  2.75  5   9Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.50  6   6Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         16         71         71

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.000

  29.250

   0.750

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         7

        10

        98

        76

       110

        98

        76

       110

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

04397

Alan/Bölüm

GÖZDENUR ÖZGAN MEB 02 TYT

DA d EBacE DBbDAe BeebE CEADBEAcCC E CAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 23   9Türkçe  40

e  dDd   Ca AD  EAaCBdC AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   d  b    a   e                      aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

D  d   ccaA   bbBcaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.25  0   5Matematik-1  40

 -1.25  0   5Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   30.000   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          9         98         98

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.000

  28.750

   5.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        13

        11

        82

        78

        79

        82

        78

        79

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

00991

  1Alan/Bölüm

GÜLLÜ TEKE MEB 02 TYT

 DE BaB  ADb BDACA BC EDcEcC BAECC    BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 24   4Türkçe  40

             AeEE  CBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDCe      b         CcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  5.75  6   1Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         12         82         82

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.800

  36.750

   6.000

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        11

        15

        47

        37

        74

        47

        37

        74

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00852

  1Alan/Bölüm

GÜRLER SONGÜL MEB 02 TYT

DAAaBEB   DDBCbACABbDCEDCEAbaEAECCBEBCbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.50 31   6Türkçe  40

dCc D    CBdA  EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ae E dD    E   De       ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  7.25  8   3Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         12         47         47

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  31.000

   5.000

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         6

         5

        71

        64

        79

        71

        64

        79

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

00900

  1Alan/Bölüm

HATİCE ÇELİK MEB 02 TYT

ADEdBEB dAD bBDAeAeBeaEDDdACEBAECCdbAeBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 26  12Türkçe  40

eB dDA   CBd AcEE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ec  EDd   B       aC     DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bd aA Ba ec    e a AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  8.00  9   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  1.00  3   8Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          6         71         71

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.800

  25.500

   9.750

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         5

         3

        74

        91

        40

        74

        91

        40

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212D

00870

  1Alan/Bölüm

HATİCE EZO YILDIRIM MEB 02 TYT

ADbdB B  ADD BbAeAaB   a c  EBbECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 21   9Türkçe  40

e  dc    CadDADEEB CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bA  E C b B  E    b    E  E    a   A bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A  a   d  cB     EeAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  40

  6.75  8   5Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

 -0.75  0   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   35.250   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          6         74         74

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  22.750

  10.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        20

         6

        85

       103

        33

        85

       103

        33

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00886

Alan/Bölüm

HATİCENUR DEMİR MEB 02 TYT

ADEABEB    DbBbACAbBCDEDDEde BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 20   5Türkçe  40

             A EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bA  EDCD   d aDbd  dB B C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 d e   BAe     CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  40

  8.50 10   6Matematik  40

  4.00  4   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         19         85         85

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 164.800

  15.750

   4.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        23

        21

       111

       111

        88

       111

       111

        88

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00945

Alan/Bölüm

HATUN YILDIRIM MEB 02 TYT

ADa BEB dAD b b e CBC      eEB  Ca bAecÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 14  10Türkçe  40

dddB           EE ACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDe b B  b E DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ed a    Acc    d  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  4.25  5   3Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

 -0.75  1   7Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   20.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         23        111        111

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  29.500

   3.500

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        12

        15

        87

        75

        92

        87

        75

        92

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00809

Alan/Bölüm

HAYRUNNİSA GÜLERİM MEB 02 TYT

DAAEBEB A   BCbbCAB  CE C A BaAECCeEB AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 26   4Türkçe  40

e ceD    CB Ae EEb eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  bE  e          d d    ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 C            c  b AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  3   4Matematik-1  40

  2.00  3   4Matematik  40

  4.50  6   6Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         13         87         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 250.400

  37.250

   9.750

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         5

         5

        29

        33

        40

        29

        33

        40

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00468

  1Alan/Bölüm

HÜMEYRA EROLDAN MEB 02 TYT

DAAEBEB AdDDBCbACABCDCEDCEADa AECCdbBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.75 33   5Türkçe  40

  cdD     B A  EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A bE CDC Bd E  DcAd     E     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  40

 10.00 11   4Matematik  40

  5.50  6   2Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   47.000   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          3         29         29

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 209.600

  25.500

   8.750

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         9

         3

        80

        91

        46

        80

        91

        46

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

00865

  1Alan/Bölüm

IRMAK NUR TÜRK MEB 02 TYT

DAAEBEB  EDaBdbACABbceEDCcdbBdAECCdaaddEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 23  15Türkçe  40

 dcdbeA  CBdAD EE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

be E dc     E E a Ca EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       d DA   bCBcBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

 -1.00  0   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   34.250   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          6         80         80

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 272.800

  39.500

  14.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         7

         4

        17

        18

        19

        17

        18

        19

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00954

  1Alan/Bölüm

İLAYDA KOÇAK MEB 02 TYT

DAAEBEB A DDBCbACABeD EDCEADBEA CCdbBbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.50 30   6Türkçe  40

eCBdD A  CBeAD EEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E eD     c E DbCCB   ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eC A   d bA E  C E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.25  9   3Matematik-1  40

  8.25  9   3Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  6.25  7   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   54.000   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          5         17         17

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.000

  33.000

   9.500

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         2

        50

        52

        44

        50

        52

        44

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212A

01103

  1Alan/Bölüm

İLKİM CEMRE YAVUZ MEB 02 TYT

ADaABEBaaAD bBDdCAeBCDEDDEACEBA CCebAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

 ce D C  CBdDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bA  EDC        EA  C    b EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b         ca  bC E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  8   2Matematik-1  40

  7.50  8   2Matematik  40

  6.25  7   3Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   42.500   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          2         50         50

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.000

  34.000

   2.250

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         1

         8

        70

        48

       104

        70

        48

       104

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212A

00904

Alan/Bölüm

İSLİM MEB 02 TYT

ADE BEBDEA D cD C bBeDEDbEbaEBAECCBEAeBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 27   8Türkçe  40

ecCdD    CB DADEEe CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 b cED        D e      c  c   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A ce acc   c b e bBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.75  3   9Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.250   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          4         70         70

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  37.000

   7.250

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         6

         8

        41

        34

        60

        41

        34

        60

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

00829

Alan/Bölüm

İSLİM DOĞAN MEB 02 TYT

ADE BcBDEAD CBb Cd BeDEDDEAe BAECCcaAeBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 26   9Türkçe  40

ec BDAd  CBaDADEEdACBAeEdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dAeaED eb  c  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cdEec BcceEc   CcEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

 13.25 15   7Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  4.75  7   9Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  3.75  4   1Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          5         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.800

  36.500

   5.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         7

        11

        54

        41

        79

        54

        41

        79

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

01326

Alan/Bölüm

KEREM AKHAN MEB 02 TYT

DAAdBEBaAEe B DAdABaDCEcCE D EAECCB cCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.25 28   7Türkçe  40

  BeD A DC dAbDEEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E  D  c        CCebBdE ecÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                ea AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  40

  4.50  6   6Matematik  40

 10.25 11   3Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   41.500   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          7         54         54

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.000

  27.000

   8.000

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        16

        10

        76

        83

        52

        76

        83

        52

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

00235

Alan/Bölüm

KEVSER AYDOĞAN MEB 02 TYT

DAAaBEBa  DbBCecC B DCEDeEdaBaAECCdEaCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

  cdD    C eA  EE ed    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AbAEB D     E    ce B  c C    e    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       d       de  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

  4.75  6   5Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   35.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         17         76         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 262.400

  39.250

  11.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         9

         9

        19

        21

        30

        19

        21

        30

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

01081

  1Alan/Bölüm

KEVSER BOZDAL MEB 02 TYT

DAAEBEe A DDBdbeCABCDCEDCcAbBEAECCdbBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

dCcdDdAaeCBdADDEEABCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  EaCD  BdE  E aAd Bc eEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

edEd          eC E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  40

  8.50 10   6Matematik  40

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  3.00  4   4Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   50.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          7         19         19

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 182.400

  21.750

   4.000

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        11

         6

       105

       107

        91

       105

       107

        91

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

 1042

Alan/Bölüm

KÜBRA ÇELİKTAŞ MEB 02 TYT

DAAEBEBDAEDecbDbCA CDdEDeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  40

eCcBD cb C     EEceCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bD E dc  B  b       c   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

D  d             dcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  4   5Matematik-1  40

  2.75  4   5Matematik  40

  5.50  7   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   25.750   34.500   40.272   40.272 Toplam Net         10        105        105

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 201.600

  26.750

   5.000

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         7

         5

        94

        86

        79

        94

        86

        79

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212C

00858

  1Alan/Bölüm

KÜBRA KAYA MEB 02 TYT

AbdAdEBDd DabBDAd  B DED E eEceEC dEA BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 21  11Türkçe  40

Bc dDAd eCBa d EEBACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eA cED  bE A d E Da  c  d ae A d e c a DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d bae ae c da  ecE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  9  13Matematik-1  40

  5.75  9  13Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

 -0.75  2  11Fen Blm-1  20

 -1.25  0   5Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   31.750   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          7         94         94

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 200.800

  24.250

   7.250

 200.800

  24.250

   7.250

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        95

       100

        60

        95

       100

        60

Sınıf Kat:1 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

00891

Alan/Bölüm

KÜBRA ORTATEPE MEB 02 TYT

ADE BbB EAea BDA  CaCe Db bC BAdCCBEe BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 21  10Türkçe  40

 c dDe   CB  A EEebCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDe      c  Aa C    CÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bC e    Abc        AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   31.500   31.500   40.272   40.272 Toplam Net          1         95         95

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 152.800

  13.500

   3.000

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        11

         8

       113

       113

        98

       113

       113

        98

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212B

00736

  1Alan/Bölüm

KÜBRANUR MEB 02 TYT

ADc BEB Ec  CeDc c BecdacEdecB d  c   abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.75 11  17Türkçe  40

ecCdD    Ca  ADEc ACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 c dEDa   de d c  aC          dc aaÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bC c C  cDbd Eba  dAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  3  12Matematik-1  40

  0.00  3  12Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  3.00  5   8Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   16.500   32.792   40.272   40.272 Toplam Net         11        113        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.800

  26.500

   7.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        18

        13

        81

        87

        57

        81

        87

        57

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

901

  1Alan/Bölüm

LEYLA ÖZKAN MEB 02 TYT

DA aBEB A D B edeABaDC DCcADBEAECCcEadAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

e cdD Ac       EEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AceE ecC    aA e A       C DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a adB  cEe  E aed  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  40

  5.50  7   6Matematik  40

  5.00  6   4Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   34.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         18         81         81

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 178.400

  24.000

   0.500

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        16

        15

       107

       101

       113

       107

       101

       113

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

00932

  1Alan/Bölüm

MEHMET ÇEVRİM MEB 02 TYT

ADEAdEBaEAeDbBbAeAbBCDEDbcddEBAECacbAecCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 24  16Türkçe  40

dcadD    C     EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 dD aceD  c         B    c         e   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  3   8Matematik-1  40

  1.00  3   8Matematik  40

  4.00  5   4Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.500   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         16        107        107

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 243.200

  33.000

  11.750

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        13

         6

        39

        52

        27

        39

        52

        27

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12C

00156

  1Alan/Bölüm

MELEKNAZ KILIÇ MEB 02 TYT

dDEABaBaEADDCBDACACBCDEDDEACEebdCCBacdBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.75 30   9Türkçe  40

BcdeD edbCBdcAbdEeACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Aee EDe   d  b EbDC     C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dCEa a  Abb   cCBEcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  8   6Matematik-1  40

  6.50  8   6Matematik  40

  5.25  8  11Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  5.25  7   7Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   44.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         11         39         39

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 235.200

  27.500

  14.750

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         6

         3

        52

        81

        18

        52

        81

        18

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

0* 11

  1Alan/Bölüm

MELİKE BUSE BAKIR MEB 02 TYT

cb EBaBaAEDaBeDeC BeDCEDCEdbBEAEeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 21  11Türkçe  40

BaBdeCc  CBdAbDEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A AEBCD  B   ece  b B   E      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eC AdaAdEDceb  CBcBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  7.00  9   8Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  3.75  4   1Biyoloji   6

Toplam Net   42.250   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          4         52         52

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  31.750

   7.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        14

        12

        60

        58

        57

        60

        58

        57

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12C

1008

  1Alan/Bölüm

MELİKE GÜNEŞ MEB 02 TYT

ADcABEB  cDbCBbACdbBCcEDDcACEBbECCa AeaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.00 25  12Türkçe  40

    D     B  A EE  CBACEdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AA BEDC C  e bD dc d      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

  9.75 10   1Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         14         60         60

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 256.000

  42.250

   6.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         2

        14

        25

         6

        69

        25

         6

        69

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

01043

  1Alan/Bölüm

MERVE İNCE MEB 02 TYT

DAAEBEBaAEDDBCDACABbDCEDCEADeaAECCaEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

edcdD    CBaADDEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  AE  b     b     e     EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCbd a   bA   cCcEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  4.25  6   7Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   48.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         10         25         25

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 278.400

  39.250

  16.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         3

        13

        21

        11

        13

        21

        11

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D Alan/Bölüm

MERYEM KAYA MEB 02 TYT

DAAEBEBDAEDDB D CABbDCEDeEADBEAECCdbBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

 dddD e  CBaAcDEE eCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b  EeCD  B  c EDDA  B   EC  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 C     BdDA    CBa AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  40

 10.00 11   4Matematik  40

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  6.50  7   2Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   55.750   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          2         13         13

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.000

  25.250

  16.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        13

         1

        56

        94

        13

        56

        94

        13

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

  908

Alan/Bölüm

MHMT TML MEB 02 TYT

dDabB B E cDeBDAeACBbcEDDaAeEBAECdca  BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 21  14Türkçe  40

 BeBDACb   ac  EEBcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAceEDC C B  a E   C  c CDE cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AdEbA aB DEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  40

 10.75 12   5Matematik  40

  7.75  9   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  3.00  3   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          8         56         56

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  23.500

  13.000

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         6

         1

        69

       102

        25

        69

       102

        25

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212D   1Alan/Bölüm

MUHAMMED DÜNDAR MEB 02 TYT

cAbaBaabAEDDBebAeABCDCEDeEAcebAECCaEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 22  14Türkçe  40

eCcdDe   CaaAD EE edÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 D EceDC B  E Eeb C  E             AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b Eb    E     eaBE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 10   4Matematik-1  40

  9.00 10   4Matematik  40

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  4.00  5   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          5         69         69

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 252.000

  30.750

  16.750

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         5

         1

        28

        68

        10

        28

        68

        10

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

00883

  1Alan/Bölüm

MUHAMMED EMİN YÜKSEL MEB 02 TYT

DAcdBEBae DDBbbedABCDCEaCEAbBcAEaCabaCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 24  15Türkçe  40

eCceDaA  CBdAcDEEABCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ADcEeCDCDB  a EebAC cca EC D cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bdEAadABEDbecCbdebcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 14   9Matematik-1  40

 11.75 14   9Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  5.00  8  12Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  3.25  4   3Kimya   7

 -0.25  1   5Biyoloji   6

Toplam Net   47.500   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          1         28         28

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 259.200

  40.750

   9.000

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         5

        11

        21

        12

        45

        21

        12

        45

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12C

00228

  1Alan/Bölüm

MUHAMMED ŞAHİN MEB 02 TYT

ADEABEBcEADDCBDACAbBCDEbDEdCEBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

dc dDAdceCceDA EEB CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bAD EDCe  B  bc          a  b  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 dce CccA E    CB  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  40

  4.25  6   7Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  4.75  6   5Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.750   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          8         21         21

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 132.800

  10.000

   0.250

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        17

        16

       116

       116

       115

       116

       116

       115

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

01048

  1Alan/Bölüm

MUHAMMET RECEP UÇKUN MEB 02 TYT

Db aBEB       b e  b CED cd       BbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.00  8   8Türkçe  40

 ec D    C     bEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bbeE  D  e  d    d       e aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e  c           C bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  2   8Matematik-1  40

  0.00  2   8Matematik  40

  4.00  5   4Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   10.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         17        116        116

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 176.800

  22.000

   2.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        17

        17

       108

       106

       105

       108

       106

       105

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00254

Alan/Bölüm

MUHİTTİN KİRKİZ MEB 02 TYT

DAAEBEcaedbacbbAeAB DdEbdcADabcECaedBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 19  20Türkçe  40

dCBdDeAd CBdcb EEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b AEaCDb a aE dacbdCeb dc  D ad    A  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eb babecE       caceÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  8  17Matematik-1  40

  3.75  8  17Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 -1.75  1  11Fen Blm-1  20

 -1.50  0   6Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

Toplam Net   24.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         17        108        108

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  30.000

   4.750

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        11

        12

        77

        70

        86

        77

        70

        86

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

01382

Alan/Bölüm

MUSTAFA GÜNSEVER MEB 02 TYT

DAAEBaB A DDBbbACABbcbEaCaAbBEAECCabBCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

eCcdDbAEeeBdAa EEb CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E  D    EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  Ee  e      a   b AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.00  2   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         11         77         77

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 184.000

  27.000

  -0.750

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        12

        17

       104

        83

       116

       104

        83

       116

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00618

  1Alan/Bölüm

MÜJGAN K MEB 02 TYT

DAAEBEBaA DDcbDcbbBeDCE dEADadbaCCBaBdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.50 24  14Türkçe  40

eacaDdc eCBdAaDEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ccbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

  6.50  9  10Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   26.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         15        104        104

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 316.000

  48.250

  19.250

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         3

         2

         5

         3

         2

         5

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

01309

  1Alan/Bölüm

MÜSLÜM POLAT MEB 02 TYT

ADEABEB  ADDCBDACACBCDEDDEddEBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 34.25 35   3Türkçe  40

cBdBDA aDCBaDADEEBACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDC   d  ED    C  B C EA  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  EDA  Bb E    a EBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 12   1Matematik-1  40

 11.75 12   1Matematik  40

 14.00 15   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  7.50  8   2Fen Blm-1  20

  3.00  3   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   67.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          1          3          3

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 256.800

  39.250

   9.750

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         3

        23

        21

        40

        23

        21

        40

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212D

00848

  1Alan/Bölüm

NAZLI İNANÇ MEB 02 TYT

DAAcBaB A DDBCDACABaDCEDCEdbBEAECCBbBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.50 32   6Türkçe  40

e cdDd   CBdADDEE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E eD     a aD  e   d EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eeE   A EDc    dBEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  4   5Matematik-1  40

  2.75  4   5Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  7.00  8   4Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  3.75  4   1Biyoloji   6

Toplam Net   49.000   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          1         23         23

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 240.800

  33.750

  10.250

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         8

         4

        44

        49

        38

        44

        49

        38

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

01104

Alan/Bölüm

NESLİHAN DEMİR MEB 02 TYT

A EABbBD  DbbBDbCA BCDEDDEACdBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.50 30   6Türkçe  40

ec  D    C dDA  E  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDC C    b   b CB                  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d dbc    eE    C  BAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  8   2Matematik-1  40

  7.50  8   2Matematik  40

  5.25  6   3Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  2.75  4   5Fen Blm-1  20

 -1.00  0   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.000   38.206   40.272   40.272 Toplam Net          6         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  26.250

   0.750

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        14

        18

       103

        88

       110

       103

        88

       110

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00298

Alan/Bölüm

NESLİHAN TÜZEL MEB 02 TYT

cAAEBEBaAE cBbbACABCcdEDCadeBaAEdCabcCAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 23  16Türkçe  40

eeBdD    CB    EEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  Ecd      be    abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

DCaec ba ce b aa a AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  40

  0.50  2   6Matematik  40

  7.25  8   3Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.25  3  11Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         16        103        103

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.800

  39.500

   0.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         2

        23

        57

        18

       110

        57

        18

       110

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

  983

Alan/Bölüm

NİDA KARAOĞLU MEB 02 TYT

ADaABEBDEADeCBbACAbBdDEDcEACEBAECCBEAeBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

 cCdDAC  CBdeAbEEBeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eeb ED Dd e  be             c da   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bC c   a       ec cAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  3  11Matematik-1  40

  0.25  3  11Matematik  40

  9.50 11   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.50  2   6Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   40.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net         10         57         57

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  29.750

   3.250

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         3

         7

        87

        72

        94

        87

        72

        94

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

01025

Alan/Bölüm

NUR NİSA AYHAN MEB 02 TYT

DA dBcBaAEDDBCeAeAB cCE eEADBdAECCBbaCAcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

eecdD e  CBdAD EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bb Ecec                 EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a  A           CBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  40

  0.75  2   5Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          6         87         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 181.600

  25.000

   0.500

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        10

        11

       106

        98

       113

       106

        98

       113

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212A

01016

  1Alan/Bölüm

NURDANUR YILDIRIM MEB 02 TYT

ADdbBaBDEbD  BbACA BCDdDcE dEBAECCeEAeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 24  11Türkçe  40

 ceeD  b dBacAbEEa CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   aca    E   b  beAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  3.75  6   9Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.50  2   6Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   25.500   34.500   40.272   40.272 Toplam Net         11        106        106

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 147.200

  12.250

   2.500

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        18

        16

       114

       114

       100

       114

       114

       100

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12B

00966

Alan/Bölüm

OĞUZHAN ÖZKILIÇ MEB 02 TYT

DAA BEB A  a b  dbBbDa aecdca bE CacÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.25 11  15Türkçe  40

eCceDC     dA DEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c  E dDb c     Da   BbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

  5.00  6   4Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   14.750   42.750   40.272   40.272 Toplam Net         18        114        114

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  31.000

   5.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        10

        11

        71

        64

        79

        71

        64

        79

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00810

Alan/Bölüm

PAYAM ÇANKAYA MEB 02 TYT

DAAaBaBa EbbBbbbCABCDCEDdEAbBEAECeBEcCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

Bd dD    CBaAc EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e  E  b  B        CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

D  d   B       d EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         11         71         71

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 206.400

  25.250

   8.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        13

         7

        86

        94

        52

        86

        94

        52

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12A

00034

Alan/Bölüm

PINAR DURMAZOĞLU MEB 02 TYT

DAcEB BDebD BdcbCdc  CE CEcDB AE  B BaAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 21  10Türkçe  40

eC BDdA  CBdcacEEcdC    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 DeEaeD   E bc D   bd  cb  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

edEcBC dEabcd aeBcBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  6   9Matematik-1  40

  3.75  6   9Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  4.25  7  11Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  2.25  3   3Biyoloji   6

Toplam Net   33.250   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         13         86         86

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  29.000

   5.750

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         5

         6

        77

        77

        76

        77

        77

        76

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

01077

  1Alan/Bölüm

RABİA BOZKURT MEB 02 TYT

DAAaBEBbAE aB DAeABaD EDCEAaBEAEdCdaBeAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.50 27  10Türkçe  40

          a Ac EEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b bE eD     E      C    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e  c   B ebeEdDdebaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  1.50  4  10Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          5         77         77

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  27.500

   1.750

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         6

        11

       100

        81

       107

       100

        81

       107

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212B

   54

  1Alan/Bölüm

RUMEYSAYAPRAK MEB 02 TYT

ADEABcBDdA   BbACAbdCccDbbbCEBcECCdbcABaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 22  15Türkçe  40

BcCBDA c CBebADEEacdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

de  EDC      E                B    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

be e   ab     cbeb dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 -2.50  0  10Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -1.25  0   5Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          8        100        100

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 306.400

  44.250

  20.250

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         3

         4

         3

         4

         4

         3

         4

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

01089

Alan/Bölüm

SAİT ALİ KILIÇ MEB 02 TYT

ADEABEBDEADeCBbACACBCDEDbEdCEBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

ecCdDc bDCBCDADEEe CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A cEb aC B  be Aa  d BECeE   B    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cCEeAbaBADEdCEcCdEBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 11   8Matematik-1  40

  9.00 11   8Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 11.25 13   7Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  5.75  6   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

Toplam Net   64.500   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          2          4          4

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 237.600

  35.500

   7.500

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         7

        13

        46

        44

        57

        46

        44

        57

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

00992

  1Alan/Bölüm

SAMET NARCI MEB 02 TYT

DA cBaB A DDBCDAbABaDeEDCEc  EAECdBbBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 27   8Türkçe  40

ebcdDCA  CBdADDEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ce E eD     a aD  eb    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e E   A EDc    dBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  40

  2.25  4   7Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

Toplam Net   43.000   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          8         46         46

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 292.800

  43.750

  16.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         3

         5

         4

        11

         5

         4

        11

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00921

  1Alan/Bölüm

SAMET ŞAKZUCU MEB 02 TYT

DAAEBEBaAcDDBCbACABeDCEDCEADBEAECCdbBbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

eCBdDCAceCBdADDEEABCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A AE bDC B  d Ecb C B B Eeeb     da    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

DCEeaCddE AacCcCdE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 11  10Matematik-1  40

  8.50 11  10Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  20

  3.25  4   3Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

Toplam Net   60.250   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          1          5          5

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 247.200

  35.500

  10.500

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         9

         8

        34

        44

        37

        34

        44

        37

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

00888

  1Alan/Bölüm

SELVİ KARAHAN MEB 02 TYT

ADEABEB       bACAaBCDEDbEACEBAECCdEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 28   5Türkçe  40

 c  D    CBCDA EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDd      d  A  Cd B C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       dcD     CBc AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

  8.75  9   1Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  3.25  4   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

Toplam Net   46.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          8         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 258.400

  38.750

  10.750

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

        10

        10

        22

        24

        33

        22

        24

        33

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

01083

  1Alan/Bölüm

SEVAL ODUNCU MEB 02 TYT

cAAEBEBDAdDDBCbeC BCDbEDCEADBEA CCdEBbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

eCBdD AE CceAD EEA C    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

de E eD  d  beE DbCC    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEd a  bbA   cC EBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  7   7Matematik-1  40

  5.25  7   7Matematik  40

 10.75 12   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  5.50  7   6Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  3.75  4   1Biyoloji   6

Toplam Net   49.500   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          9         22         22

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  37.500

   6.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         5

        15

        41

        32

        66

        41

        32

        66

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

01034

  1Alan/Bölüm

SUDE KELLECİOĞLU MEB 02 TYT

ADEABEB EADDCBDAdACBCDEDbEACEBAECCdEAeBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 32.75 34   5Türkçe  40

ecadD e  CabDA EEebCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A  EDC   B   e  a C      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

               ba dAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

  4.75  7   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          6         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 242.400

  38.750

   5.750

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

        18

        40

        24

        76

        40

        24

        76

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12D

00798

  1Alan/Bölüm

SULTAN KAYA MEB 02 TYT

ADEABaBaEADDCBbeCAbBbDEDbEACEBAECCBEAbBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

ecddDAdcDCBdDAcEEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A   EDC   d  aDa D CdÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dC e  c ccc    dd dAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

  8.75 11   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 -0.25  2   9Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   44.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          5         40         40

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.000

  34.250

   8.250

 228.000

  31.272

   8.728

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

         9

        50

        47

        50

        50

        47

        50

Sınıf Kat:23 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12D

01377

Alan/Bölüm

ŞEVKET CAN PEK ALCI MEB 02 TYT

cA EBEB A DDBbaACbB DCEDecADBcAECCBEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.25 29   7Türkçe  40

e  Be e  CadAD EE eCc eEAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  E eD  c   d DD           eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c EA  A E       cb AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  4.25  5   3Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   42.500   40.000   40.272   40.272 Toplam Net          9         50         50

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 202.400

  30.000

   2.000

 210.400

  28.886

   5.614

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         6

         9

        93

        70

       105

        93

        70

       105

Sınıf Kat:11 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212A

244

  1Alan/Bölüm

ŞÜHEDA EMİN MEB 02 TYT

DAeaB B A  bBbDde B DeEDCE DBEcECCBEBCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.00 24   8Türkçe  40

  cdDbA  CB Ac EEA CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E dD  d     D b bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a   c          e a AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  3   4Matematik-1  40

  2.00  3   4Matematik  40

  8.00  9   4Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   32.000   34.500   40.272   40.272 Toplam Net          8         93         93

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 246.400

  29.750

  16.000

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         1

        35

        72

        13

        35

        72

        13

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

  839

Alan/Bölüm

TECİMEN KERİM MEB 02 TYT

DAAEBEB     BbbAbABd dE Cb  BEAECCcEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 24   7Türkçe  40

dCBdDaA  CabAc EE  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AeAE CD     b ED bC B B EC    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

DdEAa d E       da AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.25 13   3Matematik-1  40

 12.25 13   3Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  3.75  5   5Fen Blm-1  20

  2.25  3   3Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   45.750   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          3         35         35

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 141.600

  11.250

   1.750

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        12

        11

       115

       115

       107

       115

       115

       107

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212B

00207

  1Alan/Bölüm

TURUŞKAN HÜSNE MEB 02 TYT

DA a  BaecDbBbbAdAB DbE CdAe  AE  BddaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 15  14Türkçe  40

eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A dE eD  c     e bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  40

  1.75  3   5Matematik  40

 -0.25  0   1Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   13.000   32.792   40.272   40.272 Toplam Net         12        115        115

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  34.500

   7.250

 232.533

  31.972

   9.444

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         5

         4

        53

        46

        60

        53

        46

        60

Sınıf Kat:9 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212C

  812

  1Alan/Bölüm

YAĞMUR AKCAN MEB 02 TYT

DAAEBEBad   BCDAdAB DCEbeEADBEAECCaaBdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.00 28   8Türkçe  40

   cDdAEeCBaAcDEEb CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AD Ea D b      c bdC  B d  a   d      DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eCd    Bc      CÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  40

  5.00  7   8Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  0.75  1   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   41.417   40.272   40.272 Toplam Net          5         53         53

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.800

  38.250

   8.250

 248.800

  38.250

   8.250

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        33

        28

        50

        33

        28

        50

Sınıf Kat:1 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

212

00969

Alan/Bölüm

YAKUP KAZOĞLU MEB 02 TYT

DbAEBaBDAEDaBCbACbBCcCEDCEADBEAECCdEBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.25 33   7Türkçe  40

ceeeDCe  CB AcbEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e b eee eB dc beaACC    ECcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Dd d   BEeAe  DCca AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  6  13Matematik-1  40

  2.75  6  13Matematik  40

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  5.50  7   6Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

Toplam Net   46.500   46.500   40.272   40.272 Toplam Net          1         33         33

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 250.400

  36.750

  10.250

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         7

         9

        29

        37

        38

        29

        37

        38

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

01073

Alan/Bölüm

YASİN KANAT MEB 02 TYT

 DE BEB   Da BDAeAbBC EbDEACEBAECCBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 28   5Türkçe  40

eB dDA   CBdDADEEe CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a ED    B   e AD a  B  eE  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  Ea  a A        EBAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  40

  5.75  7   5Matematik  40

 10.00 11   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  4.50  5   2Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   47.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          7         29         29

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 188.800

  25.250

   2.500

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

         9

       102

        94

       100

       102

        94

       100

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212B

01067

  1Alan/Bölüm

YAVUZ ERTÜRK MEB 02 TYT

ADdABaBa ADDaBbAeACBbDEababCEBccCCaEAABCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 25  14Türkçe  40

ecCeD b  C     E a CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 badEcdb      D           EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

    b  dA   a    b AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.00  2   4Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   27.750   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          9        102        102

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 276.800

  41.000

  14.250

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         3

         5

        14

         9

        21

        14

         9

        21

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00988

  1Alan/Bölüm

YUSUF EMRE DOĞRU MEB 02 TYT

DAAEBEB A DDBCbACABeD EDCEADBEA CCdbBbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.50 30   6Türkçe  40

eCBdDCAceCBeADDEEAeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ec E  D     c E DbCCB   ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eC A   d bA E  C E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00  9   4Matematik-1  40

  8.00  9   4Matematik  40

 12.50 14   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  6.25  7   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

Toplam Net   55.250   47.853   40.272   40.272 Toplam Net          4         14         14

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 239.200

  32.750

  10.750

 236.533

  32.375

  10.292

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         4

         2

        45

        54

        33

        45

        54

        33

Sınıf Kat:6 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212D

01045

  1Alan/Bölüm

YUSUF İSLAM KAYA MEB 02 TYT

ADEABaB d DDb  dCAaBCDEbDEACEBA CdBEAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 27   8Türkçe  40

ecddD d edBaDADEE  CBAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAe EDC b B  ED da C   EC E   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e  a   a  cB   aaaeAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  40

 10.75 12   5Matematik  40

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.00  2   8Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   43.500   42.667   40.272   40.272 Toplam Net          4         45         45

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  35.750

   2.500

 253.129

  37.265

  10.588

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        12

        17

        65

        43

       100

        65

        43

       100

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12C

00838

  1Alan/Bölüm

YUSUF MERT ÇOPUR MEB 02 TYT

DA EBEB   D B DdCABdDCEDCEADBdAECCBbeCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAAEBEBDAEDDBCDACABCDCEDCEADBEAECCBEBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 28   5Türkçe  40

 dBdDee  CB AD EE BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCBBDCAEDCBCADDEEABCBBCEA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E ec     c    A         b cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEBCDCDBEEEAEDDACCBEBAECADAEBEAEBACBDC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a E   c    a    BaaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCEABCABEDABECDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  40

  0.75  2   5Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  1.75  3   5Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   47.853   40.272   40.272 Toplam Net         15         65         65

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.000

  22.250

   7.750

 204.933

  26.083

   6.708

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         9

         4

        98

       104

        56

        98

       104

        56

Sınıf Kat:12 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

212B

985

  1Alan/Bölüm

ZELİHA DEMİR MEB 02 TYT

AcEecEB   D CBDcdAeBbD DbaAedaAECCeEAAcbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 20  15Türkçe  40

 c dD    CB cA      BA EaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 c  EDCe  B  b          CeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   e   B       C   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  40

  5.00  6   4Matematik  40

  6.00  7   4Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.75  3   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

Toplam Net   30.000   32.792   40.272   40.272 Toplam Net          7         98         98

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 205.600

  28.000

   5.000

 222.259

  31.176

   7.029

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        11

        11

        87

        80

        79

        87

        80

        79

Sınıf Kat:17 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12A

00853

Alan/Bölüm

ZEMZEM TÖLEK MEB 02 TYT

ADEABaB   DbCBbAbACBCDEDbEb  eAEC cEAAcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 24  10Türkçe  40

e        Cc DA EEB CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 e cEeC  aB  b          C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dC a    A      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  40

  3.75  5   5Matematik  40

  6.50  7   2Sosyal Bil-1  25

 -0.25  0   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   33.000   38.206   40.272   40.272 Toplam Net         14         87         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 260.000

  38.000

  12.000

 236.800

  32.958

   9.792

 228.869

  31.759

   8.513

 228.869

  31.759

   8.513

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         5

         7

        20

        29

        26

        20

        29

        26

Sınıf Kat:18 Genel Kat:116Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12B

00946

Alan/Bölüm

ZEYNEPMERVEÜZÜMCÜ MEB 02 TYT

ADEABEB EADD BDAC  BCcEDbEdC B ECCdaAeBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADEABEBDEADDCBDACACBCDEDDEACEBAECCBEAABC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.50 28   6Türkçe  40

ecCdDAdEDCBdDADEEc CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BBCBDACEDCBCDADEEBACBACEB

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AAD EDd C d   D          cEA  B    AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AADBEDCDCEBAEEDEADCCBABECDEAEABEABEABCCD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d  D bBd cce   bcEdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACEDACBBADEBCEDCBEBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 11   3Matematik-1  40

 10.25 11   3Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.75  4   9Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   50.000   42.750   40.272   40.272 Toplam Net          6         20         20

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK AND


