
TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.000

  38.000

   4.500

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         6

         7

        54

        48

        50

        54

        48

        50

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F

00194

  1Alan/Bölüm

ABDULLAH ÇABUK MEB 01 TYT

CDEDB BC  d cABECeDEDcaAECABDdEdAcDCAcBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.75 27   9Türkçe  40

ADDEEB d EA BAeBEcEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                A     BEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c  Dc   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  40

  3.00  3   0Matematik  40

 13.25 14   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.500   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          8         54         54

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 259.200

  47.750

   2.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         3

        23

        18

        10

        88

        18

        10

        89

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00914

  1Alan/Bölüm

ADİLE KARTAL MEB 01 TYT

DCDEBCB dBaABECABcEDDCDEABbCAEEBeACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 32.75 34   5Türkçe  40

DAEaEabEBABCABAEBBbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  d  cc DE      A       cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  3   4Matematik-1  40

  2.00  3   4Matematik  40

 15.00 16   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          6         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 230.400

  41.000

  -0.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         8

        16

        65

        33

       109

        65

        33

       110

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

00997

  1Alan/Bölüm

AHMET SATICI MEB 01 TYT

DCDEcbBAEBcABEbbBDEDDaDEeBDCAcEBAA  BCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

DAEaEaCdBABCeBAEdB Ea bBcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

           cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  40

 -0.25  0   1Matematik  40

 13.00 15   8Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          9         65         65

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 105.600

   1.750

   0.000

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        11

        10

       115

       115

       104

       116

       116

       105

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

164

  1Alan/Bölüm

AK N POLAT MEB 01 TYT

debaBcBdedbcBAecabDEcabAcdbcDcbabce AcedÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  1.50  9  30Türkçe  40

ececEcedEddbacaBce edaEAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AdecdAdadcdeabdbeBabcaedcdceCbaDacDaedacÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aedceABCEaceacbcEdcAÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -2.50  6  34Matematik-1  40

 -2.50  6  34Matematik  40

  0.25  5  19Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

 -1.25  0   5Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  2.50  6  14Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  0.75  2   5Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

Toplam Net    1.750   32.273   39.789   39.797 Toplam Net         11        115        116

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 169.600

  22.500

  -0.750

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

        10

       105

       103

       115

       106

       104

       116

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12F Alan/Bölüm

ALEYNA UYĞUR MEB 01 TYT

DCDcBeB dBEABECeBcEceCcdA aCAdEB ACD CddÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

c c  cC B      EBacÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 c     aeÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  2.75  4   5Sosyal Bil-1  25

 -0.50  0   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.75  0   3Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   21.750   43.350   39.789   39.797 Toplam Net         10        105        106

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.000

  34.250

   7.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        20

         9

        63

        76

        29

        63

        77

        29

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00940

Alan/Bölüm

ALİ ENES GÖRGÜLÜ MEB 01 TYT

CDEDB BC  A BABECDDE cCAECAeDdE   DCddBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 27   5Türkçe  40

ADDcE  AEE     eE EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DE   CED      A    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  7   0Matematik-1  40

  7.00  7   0Matematik  40

  8.50  9   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         17         63         63

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.000

  35.000

   3.750

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        18

        17

        73

        70

        63

        74

        71

        63

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

00806

  1Alan/Bölüm

ALPER SERTDÜŞER MEB 01 TYT

CDdDa ad Ed BABECDDEc CAdCAeDBEE eDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 26   9Türkçe  40

AcDcEebAEbAaBABaEBEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E     b  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cd DDe  EdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  1.25  2   3Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         17         73         74

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 263.200

  42.750

   8.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         6

         5

        17

        21

        19

        17

        21

        19

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

01060

  1Alan/Bölüm

ATAKAN ÇAĞLAR MEB 01 TYT

DCDE CB E  bBECABDEDDCDEAdDCAEE AACDcCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.25 32   3Türkçe  40

eAcDEECEeABCAaAdBd EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D  d  d  E   A    B     B          bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 ED    E           BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  4.00  4   0Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   51.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          5         17         17

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 189.600

  25.000

   3.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        23

        21

        96

        97

        74

        97

        98

        75

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F   1Alan/Bölüm

AYLİNCERENPOLAT MEB 01 TYT

Cc D bBC  A  ABECD ED C E A a E c DC   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.00 19   4Türkçe  40

ADDc eC        dEaE  B AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         D       BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  2   0Matematik-1  40

  2.00  2   0Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   28.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         24         96         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 259.200

  43.750

   6.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         5

         8

        18

        19

        37

        18

        19

        37

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00936

  1Alan/Bölüm

AYŞE DOĞAN MEB 01 TYT

DCDEB BcdB ABECcBDEDDCDdABDCAEEBb CDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.75 32   5Türkçe  40

DA  EE  BABCABAEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   DaA b          dA BE E     cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

 13.00 13   0Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          6         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 300.000

  50.250

  12.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         4

         3

         6

         5

         3

         6

         5

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00021

Alan/Bölüm

AYŞE KÖMEK MEB 01 TYT

CDEDBABCBEAcBABECDDEDDaAECAdDBEEAeDCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

ADaEEB  E ACBABBEdED B  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D A  dED  E   A     B  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EA  DA  E c eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  8   1Matematik-1  40

  7.75  8   1Matematik  40

 16.50 17   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  4.50  5   2Fen Blm-1  20

  4.00  4   0Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   62.500   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          2          3          3

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.800

  41.250

   5.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         7

        10

        34

        31

        42

        34

        31

        42

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

00186

  1Alan/Bölüm

AYŞE ŞAHİN MEB 01 TYT

CDEDB BC  A  ABECDDEDDCAECABDBEEAeDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 34   1Türkçe  40

ceDE B A cA aA BbdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D     EbCB b  A     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

          cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          8         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 215.200

  33.750

   2.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        22

        21

        21

        82

        79

        85

        83

        80

        86

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00909

Alan/Bölüm

AYŞEGÜL ŞEKER MEB 01 TYT

aCDEaCBAEBcABEaABDEDDCbcABDCAdEaeACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

DAdDEabbacBCeaAEeccaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 E     CcE      c       cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

  5.00  8  12Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

 -1.25  0   5Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         22         82         83

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 235.200

  38.000

   4.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        10

        15

        55

        48

        52

        55

        48

        52

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

01001

  1Alan/Bölüm

AYŞENUR ATALAY MEB 01 TYT

CDEDBABCBcdcBeBECDDEeDCAECABDaEEAeDCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

AeabdeC  dACBABBEccDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D AA  d                cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c  D    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

  8.00 10   8Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         13         55         55

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 193.600

  29.500

  -0.250

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         8

        13

        95

        91

       109

        96

        92

       110

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

861

Alan/Bölüm

AZİZ CAN KUVVET MEB 01 TYT

eCcEBCBAdB bdECABcEcDCcE BaCA EBAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

DAc             BBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

        eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  40

 -0.25  0   1Matematik  40

  3.75  4   1Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.250   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          8         95         96

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 271.200

  46.250

   7.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         3

         6

        15

        15

        27

        15

        15

        27

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F   1Alan/Bölüm

BEDRİYE ELA BİLGİ MEB 01 TYT

DCDEaCBAEBcABECbBDE DCDEABDCAEEBeACDBC EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

D EDbaCE  BCeBAEBBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   b AA DE           BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       E   ebC     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  5   1Matematik-1  40

  4.75  5   1Matematik  40

 13.25 14   3Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   53.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          4         15         15

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 225.600

  39.500

  -0.250

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         3

        11

        70

        38

       109

        71

        38

       110

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

  847

Alan/Bölüm

BERİVAN UĞURLU MEB 01 TYT

CDEDB Ba db BABECDDEDcCAdCABDaEEAADCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.25 30   7Türkçe  40

ADacEdCcEEeCBABeEdEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     daadbbe c  A        c    a       DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c  D    a eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.50  2  10Matematik-1  40

 -0.50  2  10Matematik  40

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.250   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          4         70         71

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  33.250

   5.000

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

         6

        75

        80

        45

        76

        81

        45

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F   1Alan/Bölüm

BETÜL KARAKIZLI MEB 01 TYT

CDEDB aC  c B BECDD DbCcECAdaBE dADCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.00 25   8Türkçe  40

ADacE C   ACBAaBE  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D     E   c   A     B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 b      E   C    cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

 10.25 11   3Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          9         75         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 235.200

  39.000

   3.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

         9

        19

        55

        43

        71

        55

        43

        71

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

  899

Alan/Bölüm

BEYTULLAH ÖZTÜRK MEB 01 TYT

DCbEB   EB dBE ABDEDDC dABDCAEE bACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 29   4Türkçe  40

DAEDEaCdBAB AeAEcceE b  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D   dbE      AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Accc a EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

 11.00 13   8Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.75  2   5Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         13         55         55

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  37.250

   9.500

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         7

         2

        31

        56

        13

        31

        57

        13

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F

01055

Alan/Bölüm

BEYZA KARAOĞLAN MEB 01 TYT

CDEDBAaC dA BdBECDDED CAECAaDdEEAcDCddaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

ADDcEB   EA BABaEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A D  A CEc  E   A         B    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   D    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75  9   1Matematik-1  40

  8.75  9   1Matematik  40

 11.50 12   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          4         31         31

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 254.400

  39.250

   9.000

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         6

         2

        26

        41

        16

        26

        41

        16

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

00863

Alan/Bölüm

BİLAL ÇEVİK MEB 01 TYT

DC cBCad BadBaCABDEbDCDaAdDCAdbBAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.25 27  11Türkçe  40

DAcDEdedBABCABAEBBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 EbDed ecEa E BEA  A B  a  B   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00 10   8Matematik-1  40

  8.00 10   8Matematik  40

 15.00 16   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   48.250   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          3         26         26

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 196.000

  24.500

   5.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        24

         9

        93

        98

        40

        94

        99

        40

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00807

  1Alan/Bölüm

BİLAL TEKŞAN MEB 01 TYT

DCDEBeBbdaEdcEeeaedDDCDEbacCAEEdbACe C dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.50 20  18Türkçe  40

bAEDEEbEBb     EaB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AddDB  CDE  d  d a      d  B   eA      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

              b    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  8   8Matematik-1  40

  6.00  8   8Matematik  40

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   30.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         23         93         94

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  35.000

   6.750

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         6

         4

        57

        70

        31

        57

        71

        31

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12E

00960

Alan/Bölüm

BUKET ÖZTÜRK MEB 01 TYT

 DEDBAB    c ABECDDEcDCAE   aBEEbeaCdEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 24   7Türkçe  40

ADDEEBbAaEACBA B*Bb e dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    A    DC   B  B A    AcÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

 12.75 14   5Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          5         57         57

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 291.200

  50.250

   9.500

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         6

         6

        13

         6

         6

        13

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

01102

Alan/Bölüm

BURAK BİLGİ MEB 01 TYT

DCDbBCBAEBEABEdABDEDDCDEABDCebEaAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

DAcDEECEBABCABAcBB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D eACDE     EA  A BE cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 10   2Matematik-1  40

  9.50 10   2Matematik  40

 16.50 17   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   59.750   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          1          6          6

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 240.000

  39.500

   4.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

         8

        12

        47

        38

        52

        47

        38

        52

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F   1Alan/Bölüm

BÜŞRA MEŞEGÜLÜ MEB 01 TYT

CDED  aC  A BdaECDDEDDCAdCABDBEEAADCbEeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 29   6Türkçe  40

AD E B AdbACBeBBEcEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A   Ab bEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 A      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 12.00 13   4Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  2.00  2   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         11         47         47

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 238.400

  39.500

   3.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

         8

        18

        49

        38

        63

        49

        38

        63

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00929

Alan/Bölüm

BÜŞRA ÖZTÜRK MEB 01 TYT

CDdDB dCBEA aABECDcEDcCAdCABDBEEAADCAdeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.00 30   8Türkçe  40

ADDcEBe EbAdaABBEBbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       d b      A     B       B      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c    A bEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         12         49         49

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 148.000

  14.750

   0.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        16

        14

       110

       110

       101

       111

       111

       102

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

00238

  1Alan/Bölüm

CENNET CİBEKİR MEB 01 TYT

CbEcB de dd cABEC cEDDaAEaABa  cAAaeAEcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 19  15Türkçe  40

 aec eC  aAb   Bcea eacebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c  cbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  1   3Matematik-1  40

  0.25  1   3Matematik  40

 -0.50  3  14Sosyal Bil-1  25

 -0.75  0   3Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   15.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         16        110        111

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  31.750

   1.750

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        20

        24

        88

        84

        89

        89

        85

        90

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

00229

  1Alan/Bölüm

CENNET ÇATAL MEB 01 TYT

CDEbdAae Ed ceBc DDEDDCAECABDBEEeADCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.50 27  10Türkçe  40

AcaE BCAbde cAaBE  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cA De   Ed e   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  7.25  9   7Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  1.75  3   5Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         21         88         89

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 170.400

  19.000

   3.000

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

         5

       104

       108

        74

       105

       109

        75

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

00897

  1Alan/Bölüm

DERYA ASLANTÜRK MEB 01 TYT

CDEaB dCedddcbdEdcDEDDCAECABa bEbADbbdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.75 21  17Türkçe  40

Aabc Beccc     B BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a b eCEbd   a b            DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cedDeA bded Cb DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  40

  1.25  3   7Matematik  40

  2.25  4   7Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  1.75  4   9Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.000   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          9        104        105

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.800

  38.250

   8.250

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

         3

        34

        46

        19

        34

        46

        19

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12F

00874

Alan/Bölüm

ELİF ÖZTÜRK MEB 01 TYT

DCDEBCBd e ABEdAdDEDDCbEAaDCAdEBAACDeCAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 29   9Türkçe  40

DAcDEECEedBCAdAEcB bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b  D AdCbEb    dA B  BE c  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dd   e E  c  C     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  8   7Matematik-1  40

  6.25  8   7Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.500   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          5         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  37.500

   6.750

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        15

         7

        44

        55

        31

        44

        55

        31

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

00959

  1Alan/Bölüm

ELİF SENA SAYGI MEB 01 TYT

CDEDB BC ab eeBECbcEDDCAECAdDaEEAADCcEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

AD c B AE A BABBEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a  A  ED    a A     B  c           aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c  DD   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

 11.75 12   1Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.75  3   1Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         10         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 246.400

  42.750

   3.000

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         5

        40

        21

        74

        40

        21

        75

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

00548

Alan/Bölüm

ELMAS ELMAS MEB 01 TYT

aDbDdAdaBEdEBABECDcdDDCAECABDBEdAADCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

ADDEEB eaEACBABaEBaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d a  ABb b B d  bdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cc  b  aE c CcC cBccÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  40

  1.25  3   7Matematik  40

 14.00 15   4Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.75  4   9Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

Toplam Net   45.750   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          2         40         40

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 244.800

  38.000

   7.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

        10

         8

        41

        48

        27

        41

        48

        27

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00869

  1Alan/Bölüm

EMİN BİLİCİ MEB 01 TYT

CDEcB BC Eb BcaECbDED CAECA DBEEAADCdEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 29   6Türkçe  40

eDDbEe AcbA BAeBEBEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

        EDC   c  d   EB  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 A      E        BÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  40

  4.25  5   3Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   45.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          9         41         41

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  34.250

   4.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        19

        13

        75

        76

        58

        76

        77

        58

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

00953

  1Alan/Bölüm

EMİNE YİĞİTUŞAĞI MEB 01 TYT

CDEDeAaCBEAcBAaECcDEDDCbECABDaEdcecCddBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 27  13Türkçe  40

AeDcEe AabACBABBEB cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D Ab  Eb  b         B  c         BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

 10.50 12   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         18         75         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  31.250

  10.500

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        12

         2

        57

        85

         9

        57

        86

         9

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

01047

Alan/Bölüm

EMRE UZCAN MEB 01 TYT

CDEbadBa  dcabBECDDEDDCAaCAdDaEdAcDCbEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.50 24  14Türkçe  40

ADDcEc  dEA BABBEcbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b   dAeeEDC  E  A CAD B  aB   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 11   6Matematik-1  40

  9.50 11   6Matematik  40

 10.75 12   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          8         57         57

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 239.200

  35.750

   7.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        14

         7

        48

        64

        24

        48

        65

        24

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00879

  1Alan/Bölüm

EREN KABUK MEB 01 TYT

CDcDaAdCadAEBABECDDEcDCAECABDaEEcAaCbcaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 28  12Türkçe  40

AcbEEBCbbdACBA aEeE CcdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D     ED   c  A     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 A  D   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  5   1Matematik-1  40

  4.75  5   1Matematik  40

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.500   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         11         48         48

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  26.500

   0.500

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

         9

        98

        96

       100

        99

        97

       101

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

00923

  1Alan/Bölüm

ESM ÖZTÜRK MEB 01 TYT

DCDEadd bccbBECcBDccDCDEABaCAcEBccCDBCAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 24  15Türkçe  40

aAc  aeEB B AeAEBa  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b      EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  0.50  1   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          9         98         99

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 212.000

  28.750

   6.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        14

         4

        83

        93

        34

        84

        94

        34

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

956

Alan/Bölüm

ESME ŞEKER MEB 01 TYT

bDEDBdBCaEAcdeBECeDdDDCcECABDeEdAeDeAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 26  14Türkçe  40

AcacEdCedaACdAdBEeabdcbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bbeddeeCbDCcaaBbccddeEBcedBCbcccCcedcecdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EeEDebcCE eD  bbE eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  9  31Matematik-1  40

  1.25  9  31Matematik  40

  6.25 10  15Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  5.00  7   8Fen Blm-1  20

  2.00  3   4Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

Toplam Net   35.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         12         83         84

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  42.500

   4.250

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         3

         6

        31

        25

        52

        31

        25

        52

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

00955

Alan/Bölüm

ESRA MEB 01 TYT

CDEcaABCBEdEBABECDDEDDCAECcdDaEEccDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

AbacEdCAEcACBABBEBbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D b   Eb      AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 A     aEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

 12.50 14   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          4         31         31

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 308.800

  51.500

  13.750

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         2

         4

         2

         2

         4

         2

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12E

1012

Alan/Bölüm

ESRANUR KOÇAK MEB 01 TYT

DCDEBCBddBEABECeBDaDDCDEABDCAEEaAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

DAEDEECEBABCABAEBd EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 E D AA DE      A  A BEDc  B  D  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.75 14   1Matematik-1  40

 13.75 14   1Matematik  40

 17.75 18   1Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   65.250   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          1          2          2

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 179.200

  24.000

   0.750

 211.000

  32.875

   1.813

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         4

         3

       101

        99

        99

       102

       100

       100

Sınıf Kat:4 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12H

00939

  1Alan/Bölüm

EŞREF ÇERİ MEB 01 TYT

CD ae B       aECDDED CAEddBedac  DCAdBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 17  11Türkçe  40

ADD EB A d  BA B  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d      CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  9.75 10   1Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.750   34.688   39.789   39.797 Toplam Net          4        101        102

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 249.600

  41.750

   5.000

 211.000

  32.875

   1.813

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        31

        29

        45

        31

        29

        45

Sınıf Kat:4 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12H

00827

  1Alan/Bölüm

EZEL MİLLİOĞLU MEB 01 TYT

DCDdBCBA c beECABDEDDCDEABDCAEb AACDBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.50 31   6Türkçe  40

DAcDE C B BCABAbBB bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b  a  dCcE      A  A B                bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bdc  D Eb c  C   abÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  40

  3.75  5   5Matematik  40

 12.25 13   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.25  3   7Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

Toplam Net   46.750   34.688   39.789   39.797 Toplam Net          1         31         31

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 259.200

  41.250

   8.500

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         2

        18

        31

        18

        18

        31

        18

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12E

00383

Alan/Bölüm

FATMA GÜL KILIÇ MEB 01 TYT

DCDEBCB EecABECABDEDcCDEAdDCeEbBdbCDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.00 31   8Türkçe  40

DAcDEaC e B ABA BBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b  D db DE     cAC A B  E     bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A    e EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  40

  6.75  8   5Matematik  40

 12.25 13   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.750   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          2         18         18

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 243.200

  38.250

   6.500

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         4

         4

        42

        46

        33

        42

        46

        33

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F

00962

  1Alan/Bölüm

FURKAN DEMİR MEB 01 TYT

CD cBcBC  b  ABECDDEDDCAaCABDBEdAcDCcdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 27   8Türkçe  40

ADDcEBCAE e BABBEdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       eED      A     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cAE     EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

 13.25 14   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.75  3   1Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.750   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          7         42         42

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 211.200

  32.500

   2.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        11

         9

        84

        83

        85

        85

        84

        86

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

00964

  1Alan/Bölüm

GAMZE CAMUZ MEB 01 TYT

DCDaadBAEaEABECeBDEbDCDbABaCddEBbbCDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 28  12Türkçe  40

cbcaEbCbBAdCAabEBBDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dbdDedd bEda e  e       c CBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d    e E      dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  5  12Matematik-1  40

  2.00  5  12Matematik  40

  7.50 10  10Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   34.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         13         84         85

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 189.600

  28.250

  -0.250

 189.600

  28.250

  -0.250

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

        96

        94

       109

        97

        95

       110

Sınıf Kat:1 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

0124

Alan/Bölüm

GİZEM KÖSEOĞLU MEB 01 TYT

CcccBAaCBbAcBA E aDEDcaAdCABDacE cDC EBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 23  13Türkçe  40

ADDcE  d EeCaABaEcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ce c   a  a      BÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  1   5Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   28.000   28.000   39.789   39.797 Toplam Net          1         96         97

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 230.400

  37.500

   3.250

 230.400

  37.500

   3.250

 230.400

  37.500

   3.250

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         1

         1

         1

         1

        65

        55

        71

Sınıf Kat:1 Genel Kat:117Okul Kat:1

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

990

  1Alan/Bölüm

GİZEMÇELİK MEB 01 TYT

CDEDB BCBEAEccBEeaD eDCAECABDBEEAADCAbBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.50 32   6Türkçe  40

AaaEE    c  B eBEB DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   E                                 eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Ec  D          a BÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  40

  0.75  1   1Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   40.750   40.750   40.750   39.797 Toplam Net          1          1         65

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 255.200

  40.250

   8.250

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         3

        25

        34

        19

        25

        34

        19

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12E

00819

Alan/Bölüm

GÜLBAHAR KIRAÇ MEB 01 TYT

DCccBC AaBEABECcBDEbDCDEAdDCAdEBcACDBCdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.50 29  10Türkçe  40

DAbDEabEBABCABAEBdaEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  D  AdbE     dA  Ab   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  DE e Eb        cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  40

  6.00  7   4Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   48.500   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          3         25         25

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 256.800

  38.500

  10.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

        11

         2

        24

        45

         9

        24

        45

         9

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

1072

  1Alan/Bölüm

GÜLSÜM BALIKSUYU MEB 01 TYT

D DEBCB    ABECeBeEDDCcEAdDCAdEaAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 29   6Türkçe  40

D cDE C  cB ABAbBB  Ce  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 E D AA DE  c B A B  B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 10   2Matematik-1  40

  9.50 10   2Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          7         24         24

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.800

  42.250

   4.250

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         2

         6

        34

        27

        52

        34

        27

        52

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12E

00832

  1Alan/Bölüm

HACI AHMET KOÇLUOĞLU MEB 01 TYT

CDEDB BC  A BABECDDEeDCAdCABacEEAADCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.00 32   4Türkçe  40

ADDcEc A EACB cB BEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    d   ED    e   C            bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   D    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 11.25 12   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  2.00  2   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.500   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          4         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.800

  34.750

   4.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        19

        15

        71

        74

        52

        72

        75

        52

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00831

  1Alan/Bölüm

HALİT SERTTAŞ MEB 01 TYT

CDEDB ae cd B BEabDEDDCAECdaDdEEdADCdEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.25 25  11Türkçe  40

ADDbEBCAabACBAaBEdEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a    dEbC     A     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 AÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  40

  3.25  4   3Matematik  40

 12.50 14   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         20         71         72

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 272.000

  40.000

  13.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         7

         2

        14

        35

         2

        14

        35

         2

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

01079

  1Alan/Bölüm

HASAN HÜSEYİN ÇETİN MEB 01 TYT

CbdDBbaCBaAEBABEaDDEcDCAdaAeDdEEcADCAEcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.75 27  13Türkçe  40

ADDEEBCAEEACBABBbdEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DEAA  ED      A  ADEB  cB    D   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.75 14   1Matematik-1  40

 13.75 14   1Matematik  40

 16.25 17   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   53.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          5         14         14

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 207.200

  30.500

   3.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        21

        21

        88

        88

        74

        89

        89

        75

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

01071

  1Alan/Bölüm

HATİCE YOLDAŞ MEB 01 TYT

aCDbdCBA BcABECABDEeDCcEABaCAdbBcACDaCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 28  11Türkçe  40

aAEabbCbdeaeABeEBBabdd eDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   aB   b  a    A  d dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eE   a a  B      DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  40

  0.75  2   5Matematik  40

  5.25  9  15Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         21         88         89

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 237.600

  39.000

   4.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        10

        13

        51

        43

        58

        51

        43

        58

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00980

  1Alan/Bölüm

HIZIR ÖZBULUT MEB 01 TYT

cCDEBCBA     ECdBDEDDCcdAdDCAdEBAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.50 29   6Türkçe  40

bAcDEEbbBABCABAbaB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       CbE    a A    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b    e EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         12         51         51

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  35.750

   6.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        14

        12

        57

        64

        37

        57

        65

        37

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

01066

  1Alan/Bölüm

HİLAL SEVİNÇ MEB 01 TYT

DCDEdCBAdBcABECdB EDDd EAdDCA EBAcCDBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.00 28   8Türkçe  40

DA D  bE  BCABAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   a  d DEC c  EA    B  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

  9.75 10   1Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         15         57         57

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 131.200

   7.000

   2.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        25

        20

       112

       113

        78

       113

       114

        79

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E   1Alan/Bölüm

IRMAK K MEB 01 TYT

DCbEdC     bcceeBDabbecEAdcCAdb dAdaBCAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.00 14  20Türkçe  40

beccbcdcdca    beB a  beDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 Edc   aD a    c     B   b d  aa      dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cbDdAecE  edAÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  3  10Matematik-1  40

  0.50  3  10Matematik  40

 -2.00  2  16Sosyal Bil-1  25

 -1.25  0   5Tarih   5

 -1.25  0   5Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  2.25  4   7Fen Blm-1  20

  0.75  2   5Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net    9.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         25        112        113

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 126.400

   8.250

   0.000

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        12

        11

       113

       112

       104

       114

       113

       105

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

814

Alan/Bölüm

IRMAK NACAR MEB 01 TYT

DC  dCB c  dcEaeBDc DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.25  8   7Türkçe  40

eAdD ae BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  2.00  3   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net    8.250   32.036   39.789   39.797 Toplam Net         12        113        114

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.800

  37.750

   0.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        12

        25

        78

        52

       104

        79

        52

       105

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00880

  1Alan/Bölüm

IRMAK TATARHAN MEB 01 TYT

DCDdBaBAEBcAB CABDEDDaDEAdaCAaEBAcCDBCcdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.50 29  10Türkçe  40

DAdDEE  BAB A AEaBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

 11.25 12   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         19         78         79

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.800

  39.750

   1.750

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         5

         7

        61

        37

        89

        61

        37

        90

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

00887

Alan/Bölüm

İJLAL KAPLI MEB 01 TYT

DC EBCBAaaEdBECABDEDDacEABDCAEEaAbCDBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.00 31   8Türkçe  40

bAcD aaEBdBCA AEBB EaAbaaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       b             dcÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 cDbA  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  0   3Matematik-1  40

 -0.75  0   3Matematik  40

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.500   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          7         61         61

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 237.600

  37.750

   5.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        12

        12

        10

        51

        52

        42

        51

        52

        42

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F Alan/Bölüm

İLAYDA KAYA MEB 01 TYT

CDE BABCeEAEBABEacDEe CAdCABD EEA DCAEcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.50 30   6Türkçe  40

AebccBCcEbA BABBEBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D Ad  E             BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        E c C  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  1.50  2   2Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   43.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         12         51         51

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.800

  37.000

   9.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        16

         4

        34

        57

        13

        34

        58

        13

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

  892

  1Alan/Bölüm

İPEK NUR ATİK MEB 01 TYT

DCDEBCBc BEABaCABcEDDCDaABDCAdEdAdCDBCcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.75 30   9Türkçe  40

cAcaE  bBABCAeAEBccEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  D   dcE     EA   EB           B   ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 10   2Matematik-1  40

  9.50 10   2Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          8         34         34

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 167.200

  17.500

   3.500

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

         3

       107

       109

        67

       108

       110

        67

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

00014

  1Alan/Bölüm

İREM SEÇKİN MEB 01 TYT

aDED  BCaEb dcBEdDeEDeCbECdab E A bCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 17  13Türkçe  40

ecDcEaebEb     BEcaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 Cb A debDa      c c dB  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 b   A  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  4   9Matematik-1  40

  1.75  4   9Matematik  40

  3.75  6   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   21.000   32.273   39.789   39.797 Toplam Net         10        107        108

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 233.600

  35.500

   6.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        16

        11

        57

        67

        34

        57

        68

        34

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00937

Alan/Bölüm

İREM SEVER MEB 01 TYT

DCDcBCBAd cdBEbABcEDeCDEABaCAEEaeACaBCbdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 26  13Türkçe  40

DAEDEcbEBABbAebEBBbE edcDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

A  eB  Cb       A BA    cAÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  40

  6.25  7   3Matematik  40

 12.75 15   9Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         15         57         57

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.000

  29.750

   4.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        20

        22

        13

        87

        90

        58

        88

        91

        58

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00230

  1Alan/Bölüm

KADİR İLDEŞ MEB 01 TYT

DaDcdCdAb cdeECeBDEDDCcdABD AdE eACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 24  13Türkçe  40

DAbDEabceA CABAEBcbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AEac    D     a A    B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  40

  4.00  5   4Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   33.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         20         87         88

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  42.500

   1.750

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         7

        10

        44

        25

        89

        44

        25

        90

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

00424

  1Alan/Bölüm

KÜBRA KILINÇ MEB 01 TYT

CDdaBABCBaAEBABECDDEcDCAECAaDcEEAADCcEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 31.25 33   7Türkçe  40

ADDEEaCdaEACBAeBEdbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c  cA  bE  Bda  c        c   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

    bAÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  3   8Matematik-1  40

  1.00  3   8Matematik  40

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          7         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 160.800

  19.500

  -0.500

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        11

        14

       109

       107

       114

       110

       108

       115

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

00849

Alan/Bölüm

MEDİNE KARATAŞ MEB 01 TYT

bDcDB BCd dEBeeaCccEecaddCA DBEdAc  dEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 18  17Türkçe  40

AbDc aC E   B  BEc   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       e bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.50  0   2Matematik-1  40

 -0.50  0   2Matematik  40

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   19.000   32.036   39.789   39.797 Toplam Net         11        109        110

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 185.600

  22.750

   4.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        25

        25

        13

       100

       102

        58

       101

       103

        58

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

1036

Alan/Bölüm

MEHMET BOZ MEB 01 TYT

DCDdaCBA Bcde d BDEDDabEb aC   B   aBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 18  12Türkçe  40

DAEDE  beA a  AbaB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D    c    ce   a    b d   d     e  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 cD A  E b CA  B   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.25  1   9Matematik-1  40

 -1.25  1   9Matematik  40

  7.75  9   5Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   26.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         25        100        101

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 257.600

  36.000

  13.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

        13

         3

        22

        63

         4

        22

        64

         4

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00935

  1Alan/Bölüm

MELEK ŞİMŞEK MEB 01 TYT

DCbEdCBeEBEABE cBDEDDCcEABDCAEddeA  BCAdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.75 28   9Türkçe  40

DAcDE   B BCeBAEBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   a AA DEC     A  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 dDEAe E  BC Cda adBÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  40

  6.75  7   1Matematik  40

 10.25 11   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  6.50  8   6Fen Blm-1  20

  2.50  3   2Fizik   7

  4.00  4   0Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

Toplam Net   49.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          7         22         22

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 241.600

  42.000

   2.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

         6

        21

        44

        28

        85

        44

        28

        86

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00476

  1Alan/Bölüm

MELİHA ŞİMŞEK MEB 01 TYT

CDEDBAaCBEAEBAcECccdDDbAdCABDaEEAeDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

ADDcc CA EeCBAaaEcE CBbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     c eEb    a       B  c   DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cc  bA  d e    b BÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  40

  1.75  3   5Matematik  40

 13.25 15   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.50  2   6Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

Toplam Net   44.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         10         44         44

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 285.600

  54.500

   3.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         1

        18

         7

         1

        67

         7

         1

        67

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

1065

  1Alan/Bölüm

MELTEM KAZOĞLU MEB 01 TYT

DCDEBCBA BEABECcBDEDDCDEABDCAEEdeACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 35.25 36   3Türkçe  40

DAcDEaCEBABCABAEBa ECA BDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A D  b E       cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  40

  1.00  1   0Matematik  40

 19.25 20   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   58.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          2          7          7

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 250.400

  42.750

   4.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         6

         7

        29

        21

        52

        29

        21

        52

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

 1061

Alan/Bölüm

MERYEM KODALAKOĞLU MEB 01 TYT

CDEDBAdCB dEeABECcDED CAdCABDaEEA DCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.50 31   6Türkçe  40

ADDcEB  E ACBABBEdcDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D  A  EDC   ecÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

 13.25 14   3Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   47.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          6         29         29

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.000

  35.250

   4.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        18

        17

        13

        68

        68

        48

        69

        69

        48

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

01039

  1Alan/Bölüm

MERYEM TAŞ MEB 01 TYT

CDEDB aC dAbBABECDDED CAdCAaaBbdbcaCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

ADDcEB AEEA B daEBEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D A  CE                cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

 12.00 13   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         18         68         69

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 252.000

  36.750

  10.750

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         8

         1

        28

        59

         8

        28

        60

         8

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12F

00942

  1Alan/Bölüm

MESSI  A A MEB 01 TYT

DCDEBCB    ABECeBeEDDCcEAdDCA EaAA DB AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.75 28   5Türkçe  40

D cDE C  cB AB bBB  Ce  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 E D AA DE  c B A B  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 10   1Matematik-1  40

  9.75 10   1Matematik  40

 10.00 11   4Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   47.500   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          3         28         28

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 172.800

  20.000

   2.750

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

         7

       103

       106

        78

       104

       107

        79

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12E

1164

Alan/Bölüm

MUHAMMET CİBEKİR MEB 01 TYT

CD aB    c   c EC  EeDC    BacE     AEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.50 14   6Türkçe  40

ADDc dC abA BABcEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    bA          AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

  7.50  9   6Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   22.750   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          9        103        104

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 324.000

  46.250

  23.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         5

         1

         1

        15

         1

         1

        15

         1

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00871

  1Alan/Bölüm

MUHAMMET SOYDAN MEB 01 TYT

DCcEBCBAEecABECABDEbDCcdABaCAdEdAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

DAbDEECEBcBCABAEBBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

AE DdAACDECB  BEA BA B  cA BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AED ADca  cC CÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 17.50 18   2Matematik-1  40

 17.50 18   2Matematik  40

 17.50 18   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  6.25  7   3Fen Blm-1  20

  4.75  5   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   70.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 257.600

  47.500

   1.750

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         3

        10

        22

        12

        89

        22

        12

        90

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

 1049

  1Alan/Bölüm

MUSAB ALBAK MEB 01 TYT

CDEDBABC dd BABECcDEDcCAECABDBEEAADCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

ADD EBCAadA BABBEBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         b      A     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

 14.50 15   2Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.250   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          5         22         22

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 186.400

  27.000

   0.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        23

        23

        25

        98

        95

       104

        99

        96

       105

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

  497

Alan/Bölüm

MÜNEVVER MEB 01 TYT

dDcDBABC  A dABEC DaDDC ECAacBEEbAaCdbBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 25  10Türkçe  40

AD c B  dcA a  aE E    dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ce  eA  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  4.50  6   6Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   27.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         23         98         99

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 277.600

  44.250

  11.250

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         1

        12

        18

         7

        12

        18

         7

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00108

  1Alan/Bölüm

MÜSLÜM GEDSON MEB 01 TYT

cCDEBCBdE EABEeABcEDDCbEABDCAdEacACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.00 31   8Türkçe  40

DAEDEEbEedBCABAEBB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D bACDEC    dA BdEBEDc  d     dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       E cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 12   6Matematik-1  40

 10.50 12   6Matematik  40

 15.25 16   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   55.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          3         12         12

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 248.000

  38.000

   8.250

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

        10

         6

        38

        48

        19

        38

        48

        19

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00875

  1Alan/Bölüm

NESRİN BAYRAM MEB 01 TYT

CDEDBAdCBdAEBABECDDEDDCAdCA DBbdAAbCAd CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.25 31   7Türkçe  40

AeDE B cEbA BABaE aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D  ec EDC   d A        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        E   C   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  3.00  3   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.250   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          8         38         38

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 227.200

  32.750

   7.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        19

        22

         9

        69

        82

        29

        70

        83

        29

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00300

Alan/Bölüm

NUR ŞENEL YAMAÇ MEB 01 TYT

DCDEBaB c  AdECABDEcDCbEA DCAEEdc C BCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.25 27   7Türkçe  40

DAcDd C B      EB  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D  A DE  E   A    B ccÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 c     EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  40

  6.50  7   2Matematik  40

  7.50  8   2Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         19         69         70

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 163.200

  23.250

  -3.500

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        15

        17

       108

       101

       116

       109

       102

       117

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

266

  1Alan/Bölüm

NURSENA ÇALIM MEB 01 TYT

DCcEaecbEdEdcECcBDEDDCDEABDCAdEcAACDaCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

ed  b C  b b  bEae b  b c bdaceÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 d c bceb Ceca  bdaebecac dcab dbe ac CÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bcD AcdadeB daCd cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -4.75  2  27Matematik-1  40

 -4.75  2  27Matematik  40

 -0.75  2  11Sosyal Bil-1  25

 -0.75  0   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  1.25  4  11Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   19.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         15        108        109

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 198.400

  31.000

  -0.250

 211.000

  32.875

   1.813

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         3

         4

        92

        87

       109

        93

        88

       110

Sınıf Kat:4 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12H

00856

Alan/Bölüm

NURSENA DOĞAN MEB 01 TYT

DC EaCB a  bBECbBDEDeCbEcBbCAEb AACaBCdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 23  12Türkçe  40

DAbDE  EB BCAaAbaB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    aec b    b cAd   daÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AcDd eea   e  e  cEÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.25  1   9Matematik-1  40

 -1.25  1   9Matematik  40

 11.00 12   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  1.00  3   8Fen Blm-1  20

  1.00  2   4Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

Toplam Net   30.750   34.688   39.789   39.797 Toplam Net          3         92         93

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 274.400

  46.500

   8.000

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         3

        13

        14

        23

        13

        14

        23

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

00877

Alan/Bölüm

PELİN KOÇLUOĞLU MEB 01 TYT

DCDEBCBAEBEABECABDdDDCDEABaCAdEBcACDBCbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

DAcbEE EBcBCABAEBdDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dE D eAbDECeE BdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bc   b             BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  40

  7.75  9   5Matematik  40

 12.75 14   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

Toplam Net   54.500   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          3         13         13

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 209.600

  33.000

   1.250

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         6

         9

        85

        81

        97

        86

        82

        98

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

412H

00834

Alan/Bölüm

PEMBE GÜNDEM MEB 01 TYT

DCDaBCBAdBcABECeBDE DCcdABDCAEbcAAdeBCddÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.00 27  12Türkçe  40

DAcDEbeaBAaCdeAEaB EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 a D bcC E    a b       c             bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ec   D d  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  40

  1.25  3   7Matematik  40

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  1   4Fen Blm-1  20

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.250   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          6         85         86

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 179.200

  20.750

   4.000

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        24

        24

        17

       101

       105

        58

       102

       106

        58

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00804

  1Alan/Bölüm

PERİHAN ERDİNE MEB 01 TYT

bacccdd    AdECbBcEeDaDcABaCAdbBAA DBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 18  17Türkçe  40

DecD E dB B A  EcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   a b CDE      AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 c   b EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.50  1   2Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   24.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         24        101        102

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 117.600

   4.500

   1.000

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        13

        13

         8

       114

       114

        98

       115

       115

        99

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12G

00952

  1Alan/Bölüm

PERİHAN ŞENOĞLU MEB 01 TYT

DCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.00  2   0Türkçe  40

cAcDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  40

  1.00  1   0Matematik  40

  2.50  3   2Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net    5.500   32.036   39.789   39.797 Toplam Net         13        114        115

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 285.600

  52.500

   5.500

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         1

         5

         7

         2

        40

         7

         2

        40

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

00927

Alan/Bölüm

RABİA KUMLUCA MEB 01 TYT

DCDEBCBAEaEABECABDEDDaDdABDCAEEBAbCDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 35.00 36   4Türkçe  40

DAEDEECdBABCAeAEBBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 E D bdCcEC   aEe    B     dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  40

  5.50  7   6Matematik  40

 17.50 18   2Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   58.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          2          7          7

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 230.400

  37.000

   3.750

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         9

         9

         8

        65

        57

        63

        65

        58

        63

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

00859

  1Alan/Bölüm

RABİA SONTUR MEB 01 TYT

DCDEBdBA   ABECeaDEDDCDdeaDCAbbBAACcaCAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.25 26  11Türkçe  40

eAcDEaCcBABCAaAEBBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bEdD    cECed  Eb e  Ba cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  6   9Matematik-1  40

  3.75  6   9Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          9         65         65

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  30.000

   2.500

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         7

         7

        90

        89

        81

        91

        90

        82

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

412H

00212

  1Alan/Bölüm

REYHAN DELİBAŞLAR MEB 01 TYT

DCDEBCB d  AcECABcEaDCDEAdDCe EdbACeBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 23.50 26  10Türkçe  40

DAc d Cba BCAB EecÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      dC EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 cD ebeEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.75  2   5Fen Blm-1  20

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          7         90         91

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

  92.000

  -2.500

   0.000

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        14

        11

       116

       116

       104

       117

       117

       105

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

00915

Alan/Bölüm

RUMEYSA PEKTAŞ MEB 01 TYT

abEacAcadabaeAcaebcdaeacaeAcadÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 -2.50  4  26Türkçe  40

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  25

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   -2.500   32.036   39.789   39.797 Toplam Net         14        116        117

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 282.400

  47.250

   9.750

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         4

         5

         9

        13

        12

         9

        13

        12

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312E

00981

  1Alan/Bölüm

SALİH BOZ MEB 01 TYT

CDED AB BEAEBABdCDDEDDCAECAdDB dcADCAdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.75 32   5Türkçe  40

ADDcEBCAEEA BABBEcEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  EAd  Ec      A  A  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bA D   CE   C bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  6   3Matematik-1  40

  5.25  6   3Matematik  40

 16.50 17   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  4.50  5   2Fen Blm-1  20

  1.75  2   1Fizik   7

  3.00  3   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   57.000   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          3          9          9

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 295.200

  49.250

  11.750

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         1

         4

         9

         6

         4

         9

         6

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

01090

  1Alan/Bölüm

SE A NUR KARADAM MEB 01 TYT

DCbEBCB aBEABECABcEDDCDEABDCAdEBAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 34.00 35   4Türkçe  40

DAEDEa EeABCABAEBdDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b  DBAA DE      A    c       a      AEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 cD AD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00  9   4Matematik-1  40

  8.00  9   4Matematik  40

 15.25 16   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  3.75  4   1Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   61.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          1          4          4

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 253.600

  41.750

   6.250

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         3

         5

        27

        29

        34

        27

        29

        34

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F

01058

  1Alan/Bölüm

SELİN YAŞAR MEB 01 TYT

 DEDBABCBd cBABECDDEccCAbCABDBEbAADCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.50 32   6Türkçe  40

ADDEEa  EEA BABBbcÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d D  A CEb eEb  A     Ba cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c       EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  40

  5.50  7   6Matematik  40

 11.25 12   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   48.000   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          2         27         27

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 216.800

  34.750

   1.750

 211.000

  32.875

   1.813

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         2

         2

        81

        74

        89

        82

        75

        90

Sınıf Kat:4 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12H

00277

  1Alan/Bölüm

SELVER BOZDERE MEB 01 TYT

DdDEdCaA B AeECAaDEDDCbEABDCA E AbCDBCAdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.00 28   8Türkçe  40

cAcD c  d   A AEBB E A eDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   a bc bE    a A    B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ec d   Eb cb C    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  3   6Matematik-1  40

  1.50  3   6Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.25  2   7Fen Blm-1  20

 -0.75  0   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   36.500   34.688   39.789   39.797 Toplam Net          2         81         82

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 144.800

  12.250

   1.750

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        17

        17

        10

       111

       111

        89

       112

       112

        90

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

851

  1Alan/Bölüm

SEVDA ÇAMSARI MEB 01 TYT

DCDEdCBc B dBE b  EcaabdccaCAE  AdbcBebEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.75 16  17Türkçe  40

DdcD  bbd dec d BB aa dacÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d C Bb  b     a        c             EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  40

  1.75  3   5Matematik  40

  0.50  4  14Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   14.000   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         17        111        112

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 195.200

  29.500

   0.250

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

        13

        14

        94

        91

       101

        95

        92

       102

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

01035

  1Alan/Bölüm

SEVDA YILMAZ MEB 01 TYT

C dDcA CBEAEBeBECcDEc CAE AaDdEEbA dA BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 25   9Türkçe  40

AcacdBbAcd CB BBEB a  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 b      dbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  1   3Matematik-1  40

  0.25  1   3Matematik  40

  6.75  9   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   29.750   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         14         94         95

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 217.600

  35.250

   1.500

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        21

        17

        24

        80

        68

        95

        81

        69

        96

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

1062

  1Alan/Bölüm

SİBEL SERT MEB 01 TYT

DCDEBCBcdBEABECABDE DaDEA D  EEB A  BCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.25 29   3Türkçe  40

cAcaddbEBeBCcBAbBc   AbBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

     D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.50  0   2Matematik-1  40

 -0.50  0   2Matematik  40

  7.00 10  12Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  2.00  2   0Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   36.750   43.340   39.789   39.797 Toplam Net         21         80         81

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 228.800

  35.000

   5.250

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         6

         5

        67

        70

        42

        68

        71

        42

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12E

0866

Alan/Bölüm

SONGÜL ÖZBULUT MEB 01 TYT

CDEDBABdBcAccABECDDEDcCAECABDaEdceDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 28.75 31   9Türkçe  40

AcDEEd   bAdBABdbcÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     A CEc      A     B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 c      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  40

  4.50  5   2Matematik  40

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

 -0.75  0   3Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   40.250   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          6         67         68

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.800

  36.500

   2.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        16

        17

        23

        71

        61

        81

        72

        62

        82

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00240

  1Alan/Bölüm

SUEDA ÇAY MEB 01 TYT

a DEBCBbb  b ECeB EDcCDE BDCAa c AC BCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.00 23   8Türkçe  40

 AE   CEBAB AeAdBBDECA BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D bACÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

          cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  3   1Matematik-1  40

  2.75  3   1Matematik  40

 15.50 16   2Sosyal Bil-1  25

  2.00  2   0Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   39.000   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         16         71         72

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 168.800

  21.250

   0.250

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        10

        10

        10

       106

       104

       101

       107

       105

       102

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

00944

Alan/Bölüm

SULTAN YILDIRIM MEB 01 TYT

CDEDdAddcbbcdcBECaDcDDCAECABaBEacceCb BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.75 22  17Türkçe  40

da EEBeea      BEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 d  e  bEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  40

  0.00  0   0Matematik  40

  3.50  5   6Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   21.500   32.036   39.789   39.797 Toplam Net         10        106        107

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.000

  37.750

   3.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        15

        12

        18

        63

        52

        67

        63

        52

        67

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312F

00826

  1Alan/Bölüm

ŞEVVAL İNCİ MEB 01 TYT

D DEaCBA   ABEbeBDEDDCDdAdDCAdEaAeCDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.00 28   8Türkçe  40

DAEDE CEBcBCAaeEBa bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    eddeDE  c  EA    B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  40

  3.50  5   6Matematik  40

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   41.250   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         15         63         63

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 293.600

  50.500

  10.000

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         2

         3

         5

         5

        11

         5

         5

        11

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F

1068

  1Alan/Bölüm

ŞEVVAL YÜCEL MEB 01 TYT

CDEc ABCcEA BABECDDEeDCAECABDBEEAADCAEcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

ADDEEBCAaEACBABaEBEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DE   eEDCeE B       B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 A      E   C      bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  40

  7.25  8   3Matematik  40

 17.50 18   2Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  2.75  3   1Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   60.500   42.700   39.789   39.797 Toplam Net          1          5          5

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 204.000

  23.500

   9.000

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         8

         1

        90

       100

        16

        91

       101

        16

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

412H

00974

Alan/Bölüm

TALİP KILIÇ MEB 01 TYT

DC EBCB  d ABcCeBeEaDacEAaDCAEb ecCD CdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 22  12Türkçe  40

DAcDE  E cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

        b       Ad AcBEDEA c b   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AcDd   E   eÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  40

  6.75  8   5Matematik  40

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.25  3   3Fen Blm-1  20

  1.50  2   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   32.500   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          7         90         91

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 243.200

  40.000

   4.750

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

         5

        42

        35

        48

        42

        35

        48

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

01028

Alan/Bölüm

TARIK ALBAK MEB 01 TYT

CDEDBABdBcAcBeaECDDEDDCAECABDBbcAecCAbaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 26.25 29  11Türkçe  40

ADDdEBCAacACBAaeEBEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ddDE A eED e EecbeC   d  E     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cb      cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  8  10Matematik-1  40

  5.50  8  10Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 -0.75  0   3Fen Blm-1  20

 -0.50  0   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   44.750   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          5         42         42

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 220.000

  35.000

   2.500

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         5

         4

         7

        79

        70

        81

        80

        71

        82

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

412H

949

  1Alan/Bölüm

TUĞÇE KILINÇ MEB 01 TYT

CDcDB BC cA BABECbDEcbCAcCbBDcbdddDCdEaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.50 23  14Türkçe  40

ADacEB A EACBABBEBEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       d        e     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EA cD   a c aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  1   2Matematik-1  40

  0.50  1   2Matematik  40

 15.50 16   2Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  2.00  3   4Fen Blm-1  20

  2.75  3   1Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   37.500   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          5         79         80

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 222.400

  36.750

   1.500

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        11

        10

        13

        75

        59

        95

        76

        60

        96

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312G

994

Alan/Bölüm

TÜLAY İNCE MEB 01 TYT

DCDdcacAEBEbBaCABcEDDCDEAaDCAEEdAbCaBCAdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 25.00 28  12Türkçe  40

cAcadcbdBABCABAEaB  CAaBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  badbA edCeÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bcD  c EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  2   7Matematik-1  40

  0.25  2   7Matematik  40

 11.75 14   9Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  1.25  2   3Fen Blm-1  20

  0.25  1   3Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.250   39.603   39.789   39.797 Toplam Net         11         75         76

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 208.800

  31.250

   2.750

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         8

         8

         7

        86

        85

        78

        87

        86

        79

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12E

  925

Alan/Bölüm

VOLKAN ALAKIRIK MEB 01 TYT

DCacdCBAc  bBECeBDEDDC EAcDCAdEBAAeaBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 24.50 27  10Türkçe  40

 AcD a dB B ABAEacÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     bA  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       EÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  40

  1.75  2   1Matematik  40

  6.75  8   5Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   34.000   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          8         86         87

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 232.800

  34.000

   7.500

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         3

         5

         2

        61

        78

        25

        61

        79

        25

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

412H

00173

Alan/Bölüm

YAĞMUR KORKMAZ MEB 01 TYT

DCDEBaBcEBcAaECABeEDDCbdcdaCAdEccACDBCcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.50 26  14Türkçe  40

cAcDEECEBA     EBBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  dD AdebECed  EAdBb BE    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

       E         aÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  9   9Matematik-1  40

  6.75  9   9Matematik  40

 11.50 12   2Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

Toplam Net   41.500   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          3         61         61

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 258.400

  44.500

   5.000

 226.729

  36.029

   3.574

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         5

         6

        21

        17

        45

        21

        17

        45

Sınıf Kat:17 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312G

924

  1Alan/Bölüm

YAĞMUR KURT MEB 01 TYT

CDEDBABCBEAEcABECDDEDDCebCABD EEAeDCAE CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.00 34   4Türkçe  40

AcbdEa eddACBABdEdEDCBEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DE c  E  BE a       BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 d      aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  40

  5.50  6   2Matematik  40

 11.50 14  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

 -1.00  0   4Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.50  0   2Fen Blm-1  20

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   49.500   39.603   39.789   39.797 Toplam Net          4         21         21

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 236.800

  39.250

   3.500

 236.640

  37.490

   5.210

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

        14

         9

        18

        53

        41

        67

        53

        41

        67

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

312F   1Alan/Bölüm

YAĞMURRÇERÇİ MEB 01 TYT

CDEDB BCBdbEBABEC DEc CAECABaBEEAeDCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.75 32   5Türkçe  40

AeaEEe  Eb aBAeBEB DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  E    Ea  E   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  40

  3.50  4   2Matematik  40

  8.50 10   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   42.750   42.700   39.789   39.797 Toplam Net         14         53         53

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 280.800

  52.000

   4.500

 238.688

  36.870

   6.470

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         4

         1

        14

        10

         3

        50

        10

         3

        50

Sınıf Kat:25 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

312E

00916

  1Alan/Bölüm

YAŞAR ATALAY MEB 01 TYT

DC cBCc  BEbBEeABDEcDCDEABDCAEEBAACDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.75 32   5Türkçe  40

DAEDEECEBABCABAEacDECAdBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       dcE      A    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

 21.25 22   3Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  2.00  2   0Fen Blm-1  20

  2.00  2   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   56.500   43.340   39.789   39.797 Toplam Net          4         10         10

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 247.200

  42.750

   3.250

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         2

         9

        39

        21

        71

        39

        21

        71

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12F

01050

  1Alan/Bölüm

YEŞİM KILIÇ MEB 01 TYT

CDEcBAdCB AcBABEC cEDDCAECABDBEEccDeAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 29.25 31   7Türkçe  40

ADDcEBCA dACBABB BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  ac   CED eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  3   3Matematik-1  40

  2.25  3   3Matematik  40

 13.50 14   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  1.00  1   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   46.000   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          6         39         39

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 264.800

  47.750

   3.750

 238.720

  37.650

   5.700

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         8

        16

        10

        63

        16

        10

        63

Sınıf Kat:10 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

 12F

00857

  1Alan/Bölüm

YILDIZ YILMAZ MEB 01 TYT

DCcEdCBA BcABECeBDEDcCDEABDCAEEBccCDBCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.25 32   7Türkçe  40

DAcDE C B BCABA BB ECAEBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D   eDE      AÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  4   1Matematik-1  40

  3.75  4   1Matematik  40

 17.50 18   2Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   51.500   43.350   39.789   39.797 Toplam Net          1         16         16

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 250.400

  43.750

   3.250

 203.273

  29.068

   3.205

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         1

         1

         4

        29

        19

        71

        29

        19

        71

Sınıf Kat:11 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

412H

00986

Alan/Bölüm

ZEHRA BETÜL MEB 01 TYT

DCDEBCBAdBcABECdBDdcDCDbABDCAEEcAACDBCdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DCDEBCBAEBEABECABDEDDCDEABDCAEEBAACDBCAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 30.00 32   8Türkçe  40

DAcDEbeaBABCABAEaBDEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEDEECEBABCABAEBBDECAEBD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   D bcebE      A    B  c  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AECDBAACDECBEDBEACBAEBEDEACBDCDBABCDAECD

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

     D dÖğr. Cev.

Cevap Anh. AEDEADBECDBCACCBADEB

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  40

  2.50  4   6Matematik  40

 13.75 15   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.75  1   1Fen Blm-1  20

  1.00  1   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   47.000   32.273   39.789   39.797 Toplam Net          1         29         29

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 238.400

  35.750

   7.500

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         6

         7

         3

        49

        64

        25

        49

        65

        25

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

00876

  1Alan/Bölüm

ZELİHA ALTUNDAĞ MEB 01 TYT

CDEDB BC EA BABECDDEcDaAdCA DBEE  DC d CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.00 28   4Türkçe  40

AD aEB d EACdAa       EAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a AA eEcC E   Ad A EB  cdÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  9   6Matematik-1  40

  7.50  9   6Matematik  40

  8.75 10   5Sosyal Bil-1  25

  2.75  3   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   43.250   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          6         49         49

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 224.000

  36.250

   2.500

 237.778

  36.972

   6.083

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         7

         5

         9

        73

        62

        81

        74

        63

        82

Sınıf Kat:9 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12E

01053

  1Alan/Bölüm

ZEYNEP ABALI MEB 01 TYT

CcEDB BCB    ABECDDEDDCAdCABD Eae  CAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 27.00 28   4Türkçe  40

ADacEcCAEb  BAeBEcEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    bd C D      AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  40

  2.50  3   2Matematik  40

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  20

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   38.750   43.056   39.789   39.797 Toplam Net          7         73         74

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

 280.000

  50.250

   6.000

 202.514

  28.911

   3.125

 227.324

  35.043

   4.746

 227.350

  35.064

   4.733

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

Sözel Net

Sayısal Net

         2

         1

         4

        11

         6

        37

        11

         6

        37

Sınıf Kat:14 Genel Kat:117Okul Kat:116

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

23.11.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

 12G

  961

  1Alan/Bölüm

ZÜLAL AÇOĞLU MEB 01 TYT

CDEDBABCBEAcBbBECDDEDDaeECABDBEdAADCAEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CDEDBABCBEAEBABECDDEDDCAECABDBEEAADCAEBC

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 33.75 35   5Türkçe  40

ADDcEBCAaEeCBABdEBE aBbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADDEEBCAEEACBABBEBEDCBEAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d    A bEb    B       BÖğr. Cev.

Cevap Anh. ACDEAABCEDCBEEBDABCADEBEAEBCCDBDCADBACDE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Ed      ECÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEDDABCECBDCACDEBBA

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  40

  3.25  4   3Matematik  40

 16.50 18   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  2.75  3   1Fen Blm-1  20

  0.75  1   1Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

Toplam Net   56.250   32.036   39.789   39.797 Toplam Net          2         11         11

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISA KÜREK ANADOLU


