
SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NESİBE PARLAK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1194 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 125.850 151.294 19 205 205 205 205
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 16 6.00
T.SOSYAL 30 3 22 0.00
T.TARİH 10 3 6 1.50
T.COĞRAFYA 10 0 9 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 1 1.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-a YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-c DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-c FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SUPHİ ARIKAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1125 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 118.344 151.294 24 227 227 227 227
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 14 4.50
T.SOSYAL 30 2 15 0.00
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 6 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-e DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D-a GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-b TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-b TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYSİMA FATMA KÖR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1107 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 133.354 151.294 11 172 172 172 172
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 8 8.00
T.SOSYAL 30 4 17 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 2 6 0.50
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 3 4 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-b TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
RUKİYE GÜNSEVER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1179 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.006 151.294 27 237 237 237 237
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 10 4.50
T.SOSYAL 30 2 20 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 0 10 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B- MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C-a TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-a TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E-c TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-a TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 A-b TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN YUSUF KAYA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1208 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.845 151.294 14 187 187 187 187
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 11 9.25
T.SOSYAL 30 3 20 0.00
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 6 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-a HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-e EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C  TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-b TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BEYZANUR YİĞİT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1219 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.015 151.294 16 191 191 191 191
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 12 8.00
T.SOSYAL 30 4 17 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-d TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-b TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MEDİNEGÜL KAYA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1161 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 102.504 151.294 35 248 248 248 248
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 17 0.00
T.SOSYAL 30 4 22 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 9 0.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-e HİKAYE TÜRLERİ
5 B-a YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B c YAZIM KURALLARI
28 A- YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E+c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E-d TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-c TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C-a TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞEGÜL ÇAKIR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 742 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 107.511 151.294 32 244 244 244 244
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 23 0.25
T.SOSYAL 30 2 23 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 7 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 0 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B-d YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-b YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-d HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-e II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-e DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-b MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-d İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ELIF ÇEVİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 347 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 108.334 151.294 31 243 243 243 243
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 21 0.75
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 5 19 0.25
T.FEN 30 7 22 1.50
T.FİZİK 10 0 9 0.00
T.KİMYA 10 4 6 2.50
T.BİYOLOJİ 10 3 7 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-d HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-e HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-a HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-c YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-a XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-c YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A-c TRİGONEMETRİ
11 D-b TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B-a TRİGONEMETRİ
14 C-b TRİGONEMETRİ
15 E-d TRİGONEMETRİ
16 A-e TRİGONEMETRİ
17 D-c TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-a TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B-e TRİGONEMETRİ
28 A-e TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-b VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-d İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-c BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-c GAZLAR
12 C-a GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-d GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D-a İnsan Fizyolojisi
23 E-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SILA BAYRAMOĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1183 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 123.351 151.294 21 211 211 211 211
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 17 4.75
T.SOSYAL 30 3 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 0 7 0.00
T.FİZİK 10 0 3 0.00
T.KİMYA 10 0 2 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 2 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-b EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C C CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D+b YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+d EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-e SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-c DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C-e TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E-d TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-e VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYSUN DURU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1364 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 138.354 151.294 8 156 156 156 156
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 12 8.00
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 5 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 2 3 1.25
T.FİZİK 10 2 0 2.00
T.KİMYA 10 0 3 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-c DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-a MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-a TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D-c TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SERHATKANBUR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1115 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 157.540 151.294 1 101 101 101 101
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 14 12.50
T.SOSYAL 30 5 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 5 4.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-e DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-e II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B+B DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D-e TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SONGÜL BEYAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1234 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.023 151.294 15 189 189 189 189
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 19 5.25
T.SOSYAL 30 5 22 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 3 2 2.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 7 3.25
T.FEN 30 2 6 0.50
T.FİZİK 10 2 3 1.25
T.KİMYA 10 0 2 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 1 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D D SOSYAL NEDENLER
21 C+C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-e TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B-e TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-b VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ÜNZİLE BİLGİN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1260 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.521 151.294 18 199 199 199 199
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 14 5.50
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 1 2.75
T.FEN 30 0 2 0.00
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-e EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-e YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞENUR ÖZTÜRK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1015 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 124.998 151.294 20 207 207 207 207
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 18 1.50
T.SOSYAL 30 8 19 3.25
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 1 2.75
T.FEN 30 0 2 0.00
T.FİZİK 10 0 1 0.00
T.KİMYA 10 0 1 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B+B SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D b SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-e TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-a İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZAHİDE ALAGÖZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1171 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 156.704 151.294 3 106 106 106 106
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 12 13.00
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 4 4.00
T.FEN 30 0 3 0.00
T.FİZİK 10 0 1 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 2 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-c DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-a MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C-e İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FADİLE ATEŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1137 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 157.538 151.294 2 102 102 102 102
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 12 13.00
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 0 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 3 4.25
T.FEN 30 0 1 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 1 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B-d YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HASAN BİLİCİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1200 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 103.335 151.294 34 247 247 247 247
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 20 1.00
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 0 5 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 8 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-e EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E-d YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-d YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B+B SİYASİ NEDENLER
12 D-a GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-b İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-a TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-d TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-d TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-b TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HASAN YANSULAK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1046 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 137.528 151.294 9 160 160 160 160
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 17 7.75
T.SOSYAL 30 5 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-a YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E-a YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A+A DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-e SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-b MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D-e TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
RECEP ÇELİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1210 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 108.336 151.294 30 242 242 242 242
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 22 2.50
T.SOSYAL 30 4 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 9 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-e ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-a YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-a HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-d YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D+D II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-e GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-a DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-a TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D-a TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-e TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SONGÜL PÜSKÜLLÜ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1237 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 113.339 151.294 28 239 239 239 239
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 17 3.75
T.SOSYAL 30 5 24 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 3 0.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B-c YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-b YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+ EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-b DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-a TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SELMA KÖROĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1340 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 129.170 151.294 17 196 196 196 196
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 14 6.50
T.SOSYAL 30 6 18 1.50
T.TARİH 10 2 5 0.75
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 2 5 0.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-e HİKAYE TÜRLERİ
7 B-d YAZIM KURALLARI
8 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-b KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-b MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-d TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-d TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ESRA AYTEKİN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 996 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.178 151.294 22 224 224 224 224
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 20 2.00
T.SOSYAL 30 6 20 1.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 4 5 2.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+c HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-e YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-b KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-b DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A-d TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E-b TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
REŞİT GÜÇYETMEZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 401 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 113.338 151.294 29 240 240 240 240
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 20 4.00
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 4 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-d HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-a YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C a FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-d TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D-c TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYNUR BİLİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1132 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 116.678 151.294 25 231 231 231 231
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 17 3.75
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 3 1.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-b YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-c DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-e DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-b MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-b ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-b TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
POLAT ALEMDAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1327 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 103.339 151.294 33 246 246 246 246
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 14 0.00
T.SOSYAL 30 3 20 0.00
T.TARİH 10 0 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 5 0.75
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-d HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B-d YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-c EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E-b YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B a HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-c DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-a XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E+b GÖÇ
17 C-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+ SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+ MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-c FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-b TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
KAAN BİLGETAY

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 437 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 143.366 151.294 6 142 142 142 142
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 13 8.75
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 7 4.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-d YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-c GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-d TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GÜLÇİN ÖZTÜRK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 123 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 132.516 151.294 12 177 177 177 177
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 17 8.75
T.SOSYAL 30 1 18 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 7 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-a GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D c YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-c EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-e TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUHAMMED GÜLTEKİN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1372 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 140.038 151.294 7 151 151 151 151
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 15 6.25
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 5 5.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-d YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-c GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D+c İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+c SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SEYİT ABDULLAH

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1315 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 131.698 151.294 13 180 180 180 180
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 14 4.50
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-d YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A A YAZIM KURALLARI
29 + CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-e GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+c SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-b İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SAFİYE AKHAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1227 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 144.199 151.294 5 140 140 140 140
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 11 9.25
T.SOSYAL 30 4 17 0.00
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 0 4.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-e HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-a MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GİZEM ERCOŞKUN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1256 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 134.190 151.294 10 170 170 170 170
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 10 7.50
T.SOSYAL 30 3 20 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 1 2.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B B YAZIM KURALLARI
28 A+d YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-a İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NUR ATEŞUŞAĞI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1172 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 150.864 151.294 4 122 122 122 122
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 7 12.25
T.SOSYAL 30 3 22 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 0 3.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ALEYNA IRMAK GEZE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 12 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.174 151.294 23 225 225 225 225
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 13 5.75
T.SOSYAL 30 4 19 0.00
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 9 0.00
T.FELSEFE 5 3 1 2.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 4 0.00
T.FEN 30 0 2 0.00
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-d HİKAYE
22 D-e EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b TRİGONEMETRİ
2 E-d TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MELİSA NUR KARACA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1119 Sınıfı 11H

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.007 151.294 26 236 236 236 236
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
35 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 15 4.25
T.SOSYAL 30 4 21 0.00
T.TARİH 10 2 5 0.75
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 3 0.25
T.FEN 30 0 2 0.00
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-e EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 E-d TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ENES ÇELİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1221 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 227.580 151.294 1 2 2 2 2
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 7 12.25
T.SOSYAL 30 3 20 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 6 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 15 4 14.00
T.FEN 30 14 8 12.00
T.FİZİK 10 5 2 4.50
T.KİMYA 10 5 3 4.25
T.BİYOLOJİ 10 4 3 3.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-d TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-d BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-b İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SERVET TAZE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 3355 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 192.536 151.294 9 29 29 29 29
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 15 4.25
T.SOSYAL 30 1 10 0.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 10 8 8.00
T.FEN 30 18 10 15.50
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-e HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-e YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-a İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D-a TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-c GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-d İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NİSANURATLRR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1192 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 195.015 151.294 7 27 27 27 27
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 7 5.25
T.SOSYAL 30 6 10 3.50
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 3 1 2.75
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 9 7 7.25
T.FEN 30 14 6 12.50
T.FİZİK 10 4 2 3.50
T.KİMYA 10 2 2 1.50
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+ FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A c DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-a TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EZGİ KİPER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1233 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 195.878 151.294 6 25 25 25 25
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 14 5.50
T.SOSYAL 30 1 9 0.00
T.TARİH 10 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 11 7 9.25
T.FEN 30 16 8 14.00
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 5 3 4.25
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-a GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EYÜP TEKÇE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 214 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 133.339 151.294 28 174 174 174 174
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 18 1.50
T.SOSYAL 30 5 21 0.00
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 17 1.75
T.FEN 30 11 17 6.75
T.FİZİK 10 4 6 2.50
T.KİMYA 10 3 5 1.75
T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-e EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E-a YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-d İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A-c TRİGONEMETRİ
11 D-c TRİGONEMETRİ
12 C-a TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-b TRİGONEMETRİ
16 A-e TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C-a TRİGONEMETRİ
20 E-a TRİGONEMETRİ
21 B-a TRİGONEMETRİ
22 C-a TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D+D TRİGONEMETRİ
27 B-e TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-c GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-a İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ABDULLAH EREN ÇİL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1166 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.826 151.294 31 188 188 188 188
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 24 0.00
T.SOSYAL 30 4 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 16 0.00
T.FEN 30 13 15 9.25
T.FİZİK 10 5 5 3.75
T.KİMYA 10 3 5 1.75
T.BİYOLOJİ 10 5 5 3.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-d YAZIM KURALLARI
6 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-a HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-d YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-C CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D+e YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-c YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-e GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-b GÖÇ
17 C-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-e EKONOMİK NEDENLER
19 D-a DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A-c TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C-b TRİGONEMETRİ
9 B-e TRİGONEMETRİ

10 C-b TRİGONEMETRİ
11 E-b TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-b TRİGONEMETRİ
16 B-c TRİGONEMETRİ
17 C-a TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-e TRİGONEMETRİ
21 D-a TRİGONEMETRİ
22 A-d TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 B+B TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-a İDEAL GAZ YASASI
18 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EMİNE ÇELİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1334 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 159.184 151.294 22 98 98 98 98
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 17 2.75
T.SOSYAL 30 3 9 0.75
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 5 1 4.75
T.FEN 30 13 14 9.50
T.FİZİK 10 2 7 0.25
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 5 5 3.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-a YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-b VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-c BAĞIL HAREKET

10 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-e GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BUSE GÜNDÜZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 180 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 124.177 151.294 32 209 209 209 209
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 12 2.00
T.SOSYAL 30 1 9 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 3 4 2.00
T.FEN 30 7 15 3.25
T.FİZİK 10 0 4 0.00
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 3 6 1.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-d HİKAYE
22 D-e EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-d TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-b VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-c BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D-b İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZÜLAL USLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1346 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 186.674 151.294 11 39 39 39 39
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 10 4.50
T.SOSYAL 30 5 10 2.50
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 15 4 14.00
T.FİZİK 10 6 1 5.75
T.KİMYA 10 3 2 2.50
T.BİYOLOJİ 10 6 1 5.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-a TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-a TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-e BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN ERKAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1189 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 169.185 151.294 20 73 73 73 73
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 18 6.50
T.SOSYAL 30 4 22 0.00
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 0 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 6 3.50
T.FEN 30 14 13 10.75
T.FİZİK 10 2 6 0.50
T.KİMYA 10 6 3 5.25
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-B YAZIM KURALLARI
28 A+b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-c GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C a GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B-e TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-d GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-d CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE EZO YILDIRIM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 645 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 180.871 151.294 13 45 45 45 45
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 14 4.50
T.SOSYAL 30 2 7 0.25
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 10 8 8.00
T.FEN 30 13 6 11.50
T.FİZİK 10 3 2 2.50
T.KİMYA 10 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 10 5 2 4.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-e VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MEDİNE AÇAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 373 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 211.741 151.294 3 13 13 13 13
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 15 9.25
T.SOSYAL 30 2 19 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 6 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 15 6 13.50
T.FEN 30 14 13 10.75
T.FİZİK 10 7 3 6.25
T.KİMYA 10 4 3 3.25
T.BİYOLOJİ 10 3 7 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-e EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-C CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D+D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-c GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D-a DOĞAL NEDENLER
20 D- SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D- ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E-d TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D-b TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-c BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
DAMLA YAZGAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1204 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 177.532 151.294 16 54 54 54 54
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 16 5.00
T.SOSYAL 30 4 14 0.50
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 8 4 7.00
T.FEN 30 14 13 10.75
T.FİZİK 10 3 6 1.50
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-d HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-d HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-e YAZIM KURALLARI
28 E-b YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-e TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-a BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-e GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ÖMER AKIN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 504 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 221.714 151.294 2 4 4 4 4
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 11 10.25
T.SOSYAL 30 4 21 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 6 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 11 8 9.00
T.FEN 30 19 7 17.25
T.FİZİK 10 8 1 7.75
T.KİMYA 10 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-a TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D-e TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
KEVSER ÖZDEMİR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 265 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 191.687 151.294 10 33 33 33 33
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 16 10.00
T.SOSYAL 30 1 17 0.00
T.TARİH 10 0 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 5 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 6 3.50
T.FEN 30 17 12 14.00
T.FİZİK 10 3 7 1.25
T.KİMYA 10 8 1 7.75
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-e DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-a TRİGONEMETRİ
5 B-a TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A-e TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ALİ PINAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1279 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 173.354 151.294 19 65 65 65 65
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 15 8.25
T.SOSYAL 30 2 15 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 10 3.50
T.FEN 30 13 11 10.25
T.FİZİK 10 3 5 1.75
T.KİMYA 10 5 3 4.25
T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-e HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-c TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D-b TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-c SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-d İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E * Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUHAMMEDİBRAHİMBÖ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 556 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 135.836 151.294 27 166 166 166 166
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 15 2.25
T.SOSYAL 30 5 20 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 10 10 7.50
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 1 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-a HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D b YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C e GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D- SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E-c TRİGONEMETRİ
12 B-e TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-b TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B-e TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ESRA ÇEVRİM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 743 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 149.177 151.294 26 127 127 127 127
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 12 6.00
T.SOSYAL 30 0 7 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 3 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 3 6 1.50
T.FEN 30 9 7 7.25
T.FİZİK 10 3 1 2.75
T.KİMYA 10 3 4 2.00
T.BİYOLOJİ 10 3 2 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D- YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D- YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D- SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-a TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-b BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BATU KILICI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1267 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.851 151.294 30 186 186 186 186
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 14 3.50
T.SOSYAL 30 3 12 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 5 8 3.00
T.FEN 30 4 5 2.75
T.FİZİK 10 1 3 0.25
T.KİMYA 10 2 1 1.75
T.BİYOLOJİ 10 1 1 0.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+ CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B B YAZIM KURALLARI
28 A+b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+b YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C e GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E- İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C-d TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A-d TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-a VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MERVENUR ERBİL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1303 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.668 151.294 25 121 121 121 121
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 14 6.50
T.SOSYAL 30 2 11 0.00
T.TARİH 10 0 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 1 0.75
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 10 0.00
T.FEN 30 11 8 9.00
T.FİZİK 10 3 1 2.75
T.KİMYA 10 4 2 3.50
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-a OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-a TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-d TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-a VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
RUKİYE GÜNDÜZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1092 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 132.505 151.294 29 178 178 178 178
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 11 6.25
T.SOSYAL 30 1 10 0.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 9 0.00
T.FEN 30 5 6 3.50
T.FİZİK 10 2 2 1.50
T.KİMYA 10 1 1 0.75
T.BİYOLOJİ 10 2 3 1.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-e HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-e SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-d TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-a VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MELİKE ARSLAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1336 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 175.021 151.294 18 62 62 62 62
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 15 7.25
T.SOSYAL 30 3 9 0.75
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 10 4.50
T.FEN 30 12 8 10.00
T.FİZİK 10 2 4 1.00
T.KİMYA 10 5 3 4.25
T.BİYOLOJİ 10 5 1 4.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-d HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-e YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-c FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-c TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-d İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HASAN HÜSEYİN SEL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 564 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.699 151.294 24 117 117 117 117
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 11 12.25
T.SOSYAL 30 0 2 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 6 11 3.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B-d TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A-c TRİGONEMETRİ
11 D-a TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN ERGİL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1296 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.972 151.294 33 221 221 221 221
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 8 0.00
T.SOSYAL 30 7 9 4.75
T.TARİH 10 4 3 3.25
T.COĞRAFYA 10 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 0 3 0.00
T.FEN 30 3 7 1.25
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 0 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D D DOĞAL NEDENLER
20 D+D SOSYAL NEDENLER
21 C+ FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-a MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-C TEMİZLİK VE İBADET
28 A+b DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-c BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C-a GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BÜNYAMİN DİKEN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1323 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 168.336 151.294 21 74 74 74 74
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 11 7.25
T.SOSYAL 30 6 10 3.50
T.TARİH 10 3 4 2.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 9 11 6.25
T.FİZİK 10 4 2 3.50
T.KİMYA 10 2 5 0.75
T.BİYOLOJİ 10 3 4 2.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C+C DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-b ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-a İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-c BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C-a GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-e GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NEHİR MEMİŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1010 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 176.697 151.294 17 57 57 57 57
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 14 6.50
T.SOSYAL 30 4 17 0.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 7 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 7 5 5.75
T.FEN 30 14 13 10.75
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 6 3 5.25
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-a YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D- YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-e VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE KARATAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1273 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 200.037 151.294 5 23 23 23 23
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 9 9.75
T.SOSYAL 30 3 14 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 8 5 6.75
T.FEN 30 16 10 13.50
T.FİZİK 10 3 5 1.75
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A d YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B e EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-e TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-e VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-d İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HAKANMERT DİZLE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 128 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 183.365 151.294 12 43 43 43 43
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 8 7.00
T.SOSYAL 30 3 8 1.00
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 8 4 7.00
T.FEN 30 13 12 10.00
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-c YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E-c TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B+B TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EBUBEKİR YILMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1038 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 179.202 151.294 15 49 49 49 49
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 12 5.00
T.SOSYAL 30 3 8 1.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 2 0 2.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 9 4 8.00
T.FEN 30 13 13 9.75
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 3 7 1.25
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-c YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D-c TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B+B TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-c GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMA ERGÜN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1338 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 194.209 151.294 8 28 28 28 28
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 14 5.50
T.SOSYAL 30 2 10 0.00
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 10 5 8.75
T.FEN 30 16 8 14.00
T.FİZİK 10 3 4 2.00
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D e YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+ EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D e SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-c GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ŞEYMA ESKİCİOĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1082 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 180.017 151.294 14 48 48 48 48
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 11 2.25
T.SOSYAL 30 5 13 1.75
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 2 5 0.75
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 7 2 6.50
T.FEN 30 15 6 13.50
T.FİZİK 10 3 2 2.50
T.KİMYA 10 7 1 6.75
T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D+D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMANUR GÜNGÖR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 965 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 210.035 151.294 4 15 15 15 15
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 4 12.00
T.SOSYAL 30 3 15 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 2 1 1.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 4 6.00
T.FEN 30 17 8 15.00
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 8 2 7.50
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-e HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-c GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-d TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-c GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
CANSU ÖZALP

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1288 Sınıfı 11A

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 152.498 151.294 23 115 115 115 115
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 19 1.25
T.SOSYAL 30 5 13 1.75
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 9 2.75
T.FEN 30 13 12 10.00
T.FİZİK 10 2 6 0.50
T.KİMYA 10 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C-d TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-c TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-e VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-d İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BAHADIR KAYA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1205 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 128.322 151.294 31 197 197 197 197
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 14 1.50
T.SOSYAL 30 5 11 2.25
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 4 14 0.50
T.FEN 30 9 19 4.25
T.FİZİK 10 3 7 1.25
T.KİMYA 10 2 7 0.25
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-e II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D-a TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A-e TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B-a TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D-a TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-c GAZLAR
12 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-a GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SİMA NUR DAŞKIRAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1306 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 152.513 151.294 17 114 114 114 114
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 7 4.25
T.SOSYAL 30 2 7 0.25
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 1 0.00
T.MATEMATİK 30 4 4 3.00
T.FEN 30 9 3 8.25
T.FİZİK 10 2 0 2.00
T.KİMYA 10 2 1 1.75
T.BİYOLOJİ 10 5 2 4.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E-c YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D-e TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YASİN GÖÇER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1144 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 157.513 151.294 15 105 105 105 105
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 3 8.25
T.SOSYAL 30 3 14 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 6 1.50
T.FEN 30 11 14 7.50
T.FİZİK 10 2 5 0.75
T.KİMYA 10 3 5 1.75
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-e VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-d GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MERYEM GÜL YAVUZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1258 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 215.067 151.294 3 9 9 9 9
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 11 11.25
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 14 9 11.75
T.FEN 30 14 10 11.50
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 4 3 3.25
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-e TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-e TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C-d TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-e TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-c BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-d İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İREM ASİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1305 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 254.264 151.294 1 1 1 1 1
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 7 11.25
T.SOSYAL 30 1 3 0.25
T.TARİH 10 1 2 0.50
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 20 6 18.50
T.FEN 30 18 7 16.25
T.FİZİK 10 6 2 5.50
T.KİMYA 10 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-e TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-e TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEY NİSA OKUTAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 541 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 153.352 151.294 16 112 112 112 112
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 5 3.75
T.SOSYAL 30 2 4 1.00
T.TARİH 10 1 1 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 8 13 4.75
T.FEN 30 10 14 6.50
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 1 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-E İBADET
27 C+ TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-e TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D-e TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A-d TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-c TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-d TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-b BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-a İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUSTAFA AGGEDİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1352 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 195.042 151.294 4 26 26 26 26
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 4 7.00
T.SOSYAL 30 3 8 1.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 10 4 9.00
T.FEN 30 13 6 11.50
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 2 0 2.00
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-d TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BEKİR DUYSAK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1121 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 140.015 151.294 24 152 152 152 152
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 19 3.25
T.SOSYAL 30 3 18 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 5 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 4 3.00
T.FEN 30 8 9 5.75
T.FİZİK 10 1 6 0.00
T.KİMYA 10 1 1 0.75
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-e DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+ FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E-d TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-a TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B+B TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-d TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
RÜMEYSA ZİLAN ATA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1178 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 157.516 151.294 14 104 104 104 104
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 12 5.00
T.SOSYAL 30 5 11 2.25
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 7 8 5.00
T.FEN 30 9 16 5.00
T.FİZİK 10 2 7 0.25
T.KİMYA 10 2 5 0.75
T.BİYOLOJİ 10 5 4 4.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-e II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-d TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-a GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
TUĞBA KILIÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1209 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 141.663 151.294 23 149 149 149 149
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 8 1.00
T.SOSYAL 30 5 11 2.25
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 2 1 1.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 14 2.50
T.FEN 30 11 17 6.75
T.FİZİK 10 2 8 0.00
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-a HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-e EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-a SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D-a TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-d TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-c TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D-c TRİGONEMETRİ
27 B+B TRİGONEMETRİ
28 A+A TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B-c SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-a GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SALİH EŞİYOK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1307 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 219.231 151.294 2 6 6 6 6
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 7 7.25
T.SOSYAL 30 3 10 0.50
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 14 3 13.25
T.FEN 30 16 5 14.75
T.FİZİK 10 4 2 3.50
T.KİMYA 10 6 0 6.00
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B B YAZIM KURALLARI
28 A+ YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D b SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MERVE ÇERÇİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1235 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 188.385 151.294 6 37 37 37 37
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 3 0.00
T.TARİH 10 0 1 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 14 8 12.00
T.FEN 30 16 6 14.50
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 6 1 5.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E-c TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D-e TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C-d GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SEMANUR AŞIKOĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1207 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 188.390 151.294 5 36 36 36 36
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 3 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 14 5 12.75
T.FEN 30 15 5 13.75
T.FİZİK 10 4 2 3.50
T.KİMYA 10 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C-b TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-a TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YAZGAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1203 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 133.348 151.294 29 173 173 173 173
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 18 0.50
T.SOSYAL 30 4 10 1.50
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 9 4.75
T.FEN 30 8 19 3.25
T.FİZİK 10 2 8 0.00
T.KİMYA 10 1 6 0.00
T.BİYOLOJİ 10 5 5 3.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B- HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-a YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-e II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-d TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E-c TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A-d TRİGONEMETRİ
16 B-a TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-a TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-c VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-c GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ÖZGÜR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1254 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 125.845 151.294 32 206 206 206 206
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 23 1.25
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 3 7 1.25
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 1 2.75
T.FEN 30 7 14 3.50
T.FİZİK 10 4 6 2.50
T.KİMYA 10 2 8 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 0 1.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B-d YAZIM KURALLARI
6 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-c EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E-a YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-d YAZIM KURALLARI
21 B-B HİKAYE DE ANLATIM 
22 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-e YAZIM KURALLARI
28 A-c YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-b KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E+E DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-b XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-e GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-b GÖÇ
17 C-C GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B+d EKONOMİK NEDENLER
19 D-e DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-a BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-c VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-a GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-c GAZLAR
15 A-d AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-e GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEP

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 639 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.689 151.294 18 119 119 119 119
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 6 2.50
T.SOSYAL 30 2 7 0.25
T.TARİH 10 0 3 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 10 9 7.75
T.FİZİK 10 2 5 0.75
T.KİMYA 10 2 3 1.25
T.BİYOLOJİ 10 6 1 5.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-d II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-a TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-b AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GÜLL GÜRASLAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 206 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 164.196 151.294 11 86 86 86 86
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 6 4.50
T.SOSYAL 30 1 9 0.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 5 5.75
T.FEN 30 11 8 9.00
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 4 0 4.00
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E-a YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-a VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MERALGÜRASLAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1123 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 149.188 151.294 20 126 126 126 126
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 10 2.50
T.SOSYAL 30 2 10 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 5 2 4.50
T.FEN 30 10 9 7.75
T.FİZİK 10 3 5 1.75
T.KİMYA 10 0 3 0.00
T.BİYOLOJİ 10 7 1 6.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-e HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+ CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C-a TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-b BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEP TAŞDELEN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1320 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 175.850 151.294 7 59 59 59 59
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 6 3.50
T.SOSYAL 30 2 13 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 7 10 4.50
T.FEN 30 17 9 14.75
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 5 4 4.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D-e ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+ EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A e YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+ SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C-b TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B-a TRİGONEMETRİ
30 A-d TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EREN CAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 471 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 161.685 151.294 12 92 92 92 92
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 8 4.00
T.SOSYAL 30 3 13 0.00
T.TARİH 10 3 6 1.50
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 5 4 4.00
T.FEN 30 12 6 10.50
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 1 1 0.75
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
RUMEYSA ÇAPAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1027 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 166.697 151.294 9 76 76 76 76
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 4 4.00
T.SOSYAL 30 3 7 1.25
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 9 7 7.25
T.FEN 30 11 14 7.50
T.FİZİK 10 4 4 3.00
T.KİMYA 10 1 7 0.00
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D-b TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E-b TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-b VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C-a GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-d GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C-d İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ŞAZİYE SERT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1000 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 147.523 151.294 21 128 128 128 128
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 6 2.50
T.SOSYAL 30 2 15 0.00
T.TARİH 10 0 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 5 0.75
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 5 4.75
T.FEN 30 10 12 7.00
T.FİZİK 10 2 5 0.75
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 4 2 3.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A+A YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D- SOSYAL NEDENLER
21 C e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A-e TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-e VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-d GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-a GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-d İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SÜMEYYE BÖREKÇİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1356 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 161.672 151.294 13 94 94 94 94
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 1 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 6 11 3.25
T.FEN 30 18 11 15.25
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 5 5 3.75
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B e EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-d TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B-e TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-c TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-a TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-c TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-c TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-e TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-a GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-a GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EYÜP CEMAL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 842 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 136.676 151.294 28 164 164 164 164
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 1 4 0.00
T.TARİH 10 1 1 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 5 8 3.00
T.FEN 30 11 12 8.00
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 2 5 0.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-b TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C-e İnsan Fizyolojisi
22 D-c İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMANUR ÖZÇELİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1230 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 170.036 151.294 8 71 71 71 71
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 10 6.50
T.SOSYAL 30 2 8 0.00
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 8 6 6.50
T.FEN 30 11 12 8.00
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 4 4 3.00
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-a YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C-d TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E-b TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-d TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İPEK KILIÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1136 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 142.511 151.294 22 147 147 147 147
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 1 0 1.00
T.SOSYAL 30 2 6 0.50
T.TARİH 10 2 2 1.50
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 11 13 7.75
T.FİZİK 10 3 3 2.25
T.KİMYA 10 4 4 3.00
T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-c TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İKRA ECRİN ÇOPUR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1124 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 136.685 151.294 27 163 163 163 163
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 6 0.50
T.SOSYAL 30 1 11 0.00
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 3 4.25
T.FEN 30 7 3 6.25
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 7 1 6.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-c DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEP ATEŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1086 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 165.848 151.294 10 81 81 81 81
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 2 6.50
T.SOSYAL 30 4 9 1.75
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 2 1 1.75
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 5 3 4.25
T.FEN 30 8 3 7.25
T.FİZİK 10 1 1 0.75
T.KİMYA 10 1 0 1.00
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NESRİN  TUTAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1308 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 131.680 151.294 30 182 182 182 182
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 19 0.25
T.SOSYAL 30 5 14 1.50
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 6 4.50
T.FEN 30 8 19 3.25
T.FİZİK 10 2 8 0.00
T.KİMYA 10 1 6 0.00
T.BİYOLOJİ 10 5 5 3.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-e II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D e DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-d TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-c VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-a GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-c GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NURSENA SÜMBÜL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 284 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 138.345 151.294 25 157 157 157 157
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 21 0.00
T.SOSYAL 30 5 15 1.25
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 6 4.50
T.FEN 30 10 17 5.75
T.FİZİK 10 3 7 1.25
T.KİMYA 10 3 4 2.00
T.BİYOLOJİ 10 4 6 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E+E KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-e II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D e DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-b TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-a GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE BAĞCI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1289 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.668 151.294 19 121 121 121 121
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 1 2 0.50
T.SOSYAL 30 1 4 0.00
T.TARİH 10 1 1 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 4 8 2.00
T.FEN 30 16 12 13.00
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B-d YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-e TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-c TRİGONEMETRİ
21 B+B TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B-e TRİGONEMETRİ
28 A-e TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-b VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-a GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-d CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SERPİL ATAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 712 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.845 151.294 33 233 233 233 233
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 1 8 0.00
T.SOSYAL 30 1 11 0.00
T.TARİH 10 0 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 6 15 2.25
T.FİZİK 10 1 8 0.00
T.KİMYA 10 1 2 0.50
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-e DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-a II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D D SOSYAL NEDENLER
21 C+ FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-b VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-c VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NAZLI ATMACA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11E

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 138.336 151.294 26 158 158 158 158
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel
33 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 7 0.25
T.SOSYAL 30 4 16 0.00
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 5 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 5 13 1.75
T.FEN 30 12 10 9.50
T.FİZİK 10 6 2 5.50
T.KİMYA 10 2 3 1.25
T.BİYOLOJİ 10 4 5 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-a YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-e DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-a II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D+D FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-b DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-b TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HATİCE AĞKEMİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1285 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 162.539 151.294 2 88 88 88 88
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 12 10.00
T.SOSYAL 30 6 17 1.75
T.TARİH 10 3 4 2.00
T.COĞRAFYA 10 0 8 0.00
T.FELSEFE 5 3 1 2.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 8 4 7.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-c YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E+E DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-b TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SILA SARIKAYA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 257 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 149.207 151.294 5 124 124 124 124
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 15 9.25
T.SOSYAL 30 4 21 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 6 5.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-C CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D+c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-B YAZIM KURALLARI
28 A+ YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-c GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-a GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D- SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+b ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D-c TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A-b TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MEHMET SAİT YAZGA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1265 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 137.514 151.294 10 162 162 162 162
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 16 5.00
T.SOSYAL 30 7 19 2.25
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 3 7 1.25
T.FELSEFE 5 2 1 1.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 4 4.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-d HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-e EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-e YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-a MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A+A TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUSAB KAYA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 181 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.839 151.294 28 234 234 234 234
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 13 4.75
T.SOSYAL 30 5 21 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 0 0 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C a FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ALEYNA DAŞDELEN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1109 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 163.375 151.294 1 87 87 87 87
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 12 13.00
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 6 5.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-e SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-a TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-c TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE KEKLİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1328 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.181 151.294 24 223 223 223 223
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 16 4.00
T.SOSYAL 30 5 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 1 1.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-b EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D- YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A c YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-a GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B  TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
CANANBİLİCİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1362 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.014 151.294 16 192 192 192 192
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

7 108 108 108 108

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 16 7.00
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 3 1 2.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 2 1.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-a TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SAMET PARLAK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1332 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.528 0.000 19 198 198 198 198
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 17 3.75
T.SOSYAL 30 4 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 6 4.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-e HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-e EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A-d TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B-e TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ELİFOLCARS

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 129.198 0.000 17 194 194 194 194
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 17 3.75
T.SOSYAL 30 3 15 0.00
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 5 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D-e ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-a YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-a YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-e SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D+D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-b ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-b ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-a TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ONUR ŞAHİN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1022 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 106.677 0.000 32 245 245 245 245
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 18 0.00
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 3 6 1.50
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 8 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-c HİKAYE
2 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-b HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-e EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-c YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-c YAZIM KURALLARI
13 E-c YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-e EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-a YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-a XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-c DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D+D GÖÇ
12 E-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B+B DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-a SİYASİ NEDENLER
17 D-c GÖÇ GRUPLARI
18 D-b YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-a MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-b ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-a ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-a İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E-c TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-d TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-b TRİGONEMETRİ
13 B-d TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E-c TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-c TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HANIMNUR KAYNAK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 184 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 116.687 0.000 27 230 230 230 230
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 10 1.50
T.SOSYAL 30 3 22 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-a YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-a GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C a FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YAĞMUR BİLEÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 131.712 0.000 14 179 179 179 179
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 16 1.00
T.SOSYAL 30 3 18 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 4 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 9 2 8.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E-a YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D- YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-a XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-a TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
DAMLA SOLMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 845 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.181 0.000 24 223 223 223 223
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 14 2.50
T.SOSYAL 30 3 26 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 1 0 1.00
T.FİZİK 10 1 0 1.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-d YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C  TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C-a TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HADRE ATMACA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 710 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.055 0.000 6 136 136 136 136
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 16 4.00
T.SOSYAL 30 3 25 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 10 2 9.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-a XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-e DOĞAL NEDENLER
15 D+D SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D+D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HAMİDENUR KURT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1191 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 108.346 0.000 31 241 241 241 241
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 21 0.00
T.SOSYAL 30 4 24 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 6 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-b EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-a YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-d YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-c ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-d TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-d TRİGONEMETRİ
13 D-a TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D-c TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE YILMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1011 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 113.341 0.000 29 238 238 238 238
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 11 3.25
T.SOSYAL 30 3 15 0.00
T.TARİH 10 2 5 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 2 5 0.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-c TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D+D TRİGONEMETRİ
18 B-a TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E-a TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞEGÜL KARABAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1154 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.705 0.000 4 116 116 116 116
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 13 10.75
T.SOSYAL 30 4 19 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 6 5 4.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-c YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-d TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B-a TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUSTAFA KORKMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1163 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 129.183 0.000 18 195 195 195 195
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 18 7.50
T.SOSYAL 30 5 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 7 1.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A-d TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B-e TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EMİRHAN KASAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1187 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 135.028 0.000 11 167 167 167 167
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 17 6.75
T.SOSYAL 30 5 23 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 4 1 3.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C- CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN KURT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 252 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 124.183 0.000 22 208 208 208 208
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 10 5.50
T.SOSYAL 30 5 22 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 3 0 3.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 1 1.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ALİ EREN ÖZDEMİR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1018 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.028 0.000 7 137 137 137 137
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 15 9.25
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 4 1 3.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-d HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-d YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
DENİZBAŞÇI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 117.527 0.000 26 229 229 229 229
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 23 0.00
T.SOSYAL 30 2 27 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 3 5.25
T.FEN 30 0 2 0.00
T.FİZİK 10 0 2 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B-a YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E-a YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-d YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-e DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ŞEYMA ÖZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1348 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 142.536 0.000 8 144 144 144 144
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 17 7.75
T.SOSYAL 30 5 20 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-B YAZIM KURALLARI
28 A+b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-b GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E- İBADET
27 C a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C-d TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-a TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ŞEBNEM ÖZALP

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1173 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 135.026 0.000 12 168 168 168 168
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 15 7.25
T.SOSYAL 30 3 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 5 7 3.25
T.FEN 30 0 1 0.00
T.FİZİK 10 0 1 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-c HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-e HİKAYE TÜRLERİ
7 B-d YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-a YAZIM KURALLARI
28 E-d YAZIM KURALLARI
29 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-a TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B+B TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ESRA ÖZCAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1313 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.517 0.000 20 201 201 201 201
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 19 5.25
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 3 2 2.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 6 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-d HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-C CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D+D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A d YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-b TRİGONEMETRİ
21 D-b TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-c TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
TAHİR USLU N S

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1370 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 133.367 0.000 13 171 171 171 171
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 17 1.75
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 7 3 6.25
T.FEN 30 2 0 2.00
T.FİZİK 10 1 0 1.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 0 1.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-c EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-c YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-c TRİGONEMETRİ
16 B-d TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EZGİ KINACI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1321 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 154.215 0.000 3 109 109 109 109
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 15 9.25
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 8 4 7.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-e YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EZEL TOSUN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1274 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.857 0.000 15 185 185 185 185
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 15 3.25
T.SOSYAL 30 2 24 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 4 4.00
T.FEN 30 2 0 2.00
T.FİZİK 10 1 0 1.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 1 0 1.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YUSUF KILINÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 100 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 125.869 0.000 21 204 204 204 204
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 23 1.25
T.SOSYAL 30 4 25 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 7 2 6.50
T.FEN 30 0 1 0.00
T.FİZİK 10 0 1 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B-a YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-d YAZIM KURALLARI
18 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-e DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C+C OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B+B SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-e TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SÜMEYYE ATAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 218 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 113.338 0.000 30 240 240 240 240
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 14 3.50
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 3 7 1.25
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 3 0.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-b EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-a YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-b KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B+B DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D+D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C-d TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-a TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
LÜTFİYE BÜLBÜL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1131 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 137.524 0.000 9 161 161 161 161
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 13 8.75
T.SOSYAL 30 4 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 6 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A c YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-a OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-b SOSYAL NEDENLER
21 C-d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D-b TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NİSA NUR SOLMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 800 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 118.362 0.000 25 226 226 226 226
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 20 0.00
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 2 5.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A e YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D+c İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C- FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-e TRİGONEMETRİ
2 C-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FADİME

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1294 Sınıfı 11F

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 122.530 0.000 23 215 215 215 215
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 15 1.25
T.SOSYAL 30 2 23 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 2 5.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-c EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-b KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-a DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-a GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-e TRİGONEMETRİ
2 C-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MUHAMMET AYTOP

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1316 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 139.201 0.000 14 154 154 154 154
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 17 6.75
T.SOSYAL 30 4 22 0.00
T.TARİH 10 2 6 0.50
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 4 5.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-c DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C-d TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HASAN B ÇALDIRAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 821 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 173.387 0.000 1 64 64 64 64
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 18 10 15.50
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 7 2 6.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HAYRUNİSA UÇAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1138 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 152.541 0.000 6 113 113 113 113
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 10 10.50
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 3 5.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-d HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B-e YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-b TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEP SUDE YÜCEL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1337 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 120.862 0.000 31 218 218 218 218
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 20 1.00
T.SOSYAL 30 5 23 0.00
T.TARİH 10 4 6 2.50
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 5 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 3 5.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-d YAZIM KURALLARI
21 B-a HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-a FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-b TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SABRİ YAYLABAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1241 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 172.539 0.000 2 66 66 66 66
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 19 6 17.50
T.SOSYAL 30 5 18 0.50
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 8 0.00
T.FELSEFE 5 3 1 2.75
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 4 1 3.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YAKUP GEZGİNCİ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1216 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 150.020 0.000 8 123 123 123 123
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 17 8.75
T.SOSYAL 30 7 21 1.75
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 4 1 3.75
T.FEN 30 1 1 0.75
T.FİZİK 10 1 1 0.75
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+e SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BURAK BÜYÜKOĞLANG

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 395 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 141.707 0.000 12 148 148 148 148
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 15 6.25
T.SOSYAL 30 4 18 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 7 3 6.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-d HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-B YAZIM KURALLARI
28 A+ YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-a OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+ FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E-c TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HÜSEYİNEFE ŞİMŞEK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1252 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 119.184 0.000 34 222 222 222 222
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 17 1.75
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 3 6 1.50
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 6 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-c HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-e YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A- YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BERAT CAN RENÇBER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1325 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 142.528 0.000 11 145 145 145 145
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 12 9.00
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E-d EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+ CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D D YAZIM KURALLARI
25 D+ CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D+c İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-e EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-a İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-d TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MELİSA DİRİER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1223 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 131.682 0.000 19 181 181 181 181
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 10 8.50
T.SOSYAL 30 5 21 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-a TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YAREN NUR TALANCI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1350 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 153.364 0.000 5 111 111 111 111
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 11 13.25
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 5 2.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-e SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B-d TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-c TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SALİH UTKUN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 155 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.019 0.000 21 190 190 190 190
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 19 6.25
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 4 6 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E-d EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-E CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C+a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-c YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D+c İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-b GÖÇ
17 C-C GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B+e EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-a İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-d TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HÜMEYRA ÖZBAĞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 83 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 135.020 0.000 17 169 169 169 169
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 13 8.75
T.SOSYAL 30 3 16 0.00
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 2 1 1.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A+c YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+c YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-e EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E-c TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EMRE SARI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1369 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.694 0.000 7 118 118 118 118
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 9 12.75
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 4 1 3.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-e YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AHMET YENER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 162 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 115.009 0.000 37 235 235 235 235
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 8 1.00
T.SOSYAL 30 6 20 1.00
T.TARİH 10 3 4 2.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-d HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-e YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C+C II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-c DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-c FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-a MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-d İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YUNUS EMRE BİLEÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 271 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 164.199 0.000 3 85 85 85 85
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 18 6 16.50
T.SOSYAL 30 6 23 0.25
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 4 1 3.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-e OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İBRAHİM KABAKLAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 166 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 155.031 0.000 4 107 107 107 107
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 16 8 14.00
T.SOSYAL 30 4 18 0.00
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 7 0.00
T.FELSEFE 5 3 2 2.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-d YAZIM KURALLARI
13 E-c YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-d İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GÜLSEREN İNANÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1159 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 124.176 0.000 25 210 210 210 210
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 13 1.75
T.SOSYAL 30 7 20 2.00
T.TARİH 10 4 4 3.00
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 6 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-e YAZIM KURALLARI
21 B- HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A- YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-c DOĞAL NEDENLER
20 D-c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B-d TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ESMANUR BEYAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1368 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 132.519 0.000 18 176 176 176 176
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 11 5.25
T.SOSYAL 30 6 20 1.00
T.TARİH 10 3 5 1.75
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 6 3.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BOZKURT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1120 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.866 0.000 20 184 184 184 184
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 16 4.00
T.SOSYAL 30 5 23 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 7 7 5.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-e HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-c YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B-e SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B-d TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BAHAR ERTUT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1122 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 123.344 0.000 26 212 212 212 212
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 11 18 6.50
T.SOSYAL 30 3 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 1 2 0.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-d HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-b ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B  TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-e TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-c TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EYLÜL SALMAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1145 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 120.828 0.000 32 219 219 219 219
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 15 1.25
T.SOSYAL 30 8 20 3.00
T.TARİH 10 4 6 2.50
T.COĞRAFYA 10 2 7 0.25
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 4 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-c HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-e YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A- YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-c TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
VERONİCA BLADE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1106 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.519 0.000 23 200 200 200 200
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 16 6.00
T.SOSYAL 30 4 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-c HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D b SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-d TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YAREN GENÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1322 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 139.182 0.000 15 155 155 155 155
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 14 10 11.50
T.SOSYAL 30 2 23 0.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 10 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 1 3 0.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-c YAZIM KURALLARI
13 E-a YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B-e TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
UĞUR DOĞAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 275 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 100.000 0.000 38 249 249 249 249
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 18 0.00
T.SOSYAL 30 3 24 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 9 0.00
T.FELSEFE 5 0 5 0.00
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 6 24 0.00
T.FEN 30 2 17 0.00
T.FİZİK 10 0 6 0.00
T.KİMYA 10 2 8 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 3 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-c HİKAYE
2 D-b ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-b HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A * EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-c YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-e HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-c YAZIM KURALLARI
13 E-b YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-a HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-c DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-b GÖÇ
12 E-a GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-c DOĞAL NEDENLER
15 D-c SOSYAL NEDENLER
16 B * SİYASİ NEDENLER
17 D-a GÖÇ GRUPLARI
18 D-c YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-a İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-a MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-e FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A * ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-a ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C-b TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-a TRİGONEMETRİ
6 B-e TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A-b TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D+D TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B-e TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E-d TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D-b TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C-d TRİGONEMETRİ
20 E-c TRİGONEMETRİ
21 B+B TRİGONEMETRİ
22 C-e TRİGONEMETRİ
23 D-b TRİGONEMETRİ
24 C-d TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-c TRİGONEMETRİ
27 B+B TRİGONEMETRİ
28 A-e TRİGONEMETRİ
29 A-d TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C * VEKTÖRLER
2 B-c SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-b VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-c BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C * VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-a VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-d BAĞIL HAREKET

10 B-c BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C-d GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-d GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-c GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-b İDEAL GAZ YASASI
21 C-e İnsan Fizyolojisi
22 D-c İnsan Fizyolojisi
23 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
CHARLES DARNAY

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1349 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 123.343 0.000 27 213 213 213 213
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 17 4.75
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 3 2 2.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 2 1.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D D SOSYAL NEDENLER
21 C+d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BELLAMY BLANKE

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1110 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 146.693 0.000 9 130 130 130 130
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 13 11.75
T.SOSYAL 30 4 23 0.00
T.TARİH 10 2 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D+D ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-e YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-b YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-d TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMANUR K

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1165 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 121.678 0.000 30 217 217 217 217
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 13 3.75
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 3 7 1.25
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 3 4 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+c SOSYAL NEDENLER
21 C-d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NAZAR YURTTAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 744 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 118.324 0.000 35 228 228 228 228
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 15 3.25
T.SOSYAL 30 7 19 2.25
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 0 4 0.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C+C HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B e YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-d DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+ SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B-c TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ELA DİKEN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1146 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 127.514 0.000 24 202 202 202 202
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 11 5.25
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 3 7 1.25
T.COĞRAFYA 10 0 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 3 2.25
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-a ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-c DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
DİLARA ACAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1127 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 116.676 0.000 36 232 232 232 232
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 11 2.25
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 2 2 1.50
T.MATEMATİK 30 3 4 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-a HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D- YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A A YAZIM KURALLARI
29 + CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-a OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+E İBADET
27 C+e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-d TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GAMZE ARAL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1278 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 120.013 0.000 33 220 220 220 220
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 14 2.50
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 1 9 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 2 2 1.50
T.MATEMATİK 30 4 5 2.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-c ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B+B HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-e YAZIM KURALLARI
21 B- HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A A YAZIM KURALLARI
29 + CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-a OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-a OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+a ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-B MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E+E İBADET
27 C+e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-d TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-b TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ŞEVVAL ÇİLOĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1160 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 123.341 0.000 28 214 214 214 214
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 9 3.75
T.SOSYAL 30 6 19 1.25
T.TARİH 10 2 5 0.75
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 2 0 2.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D-c XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-e DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-a SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A+A ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ASİYENUR GÜLMEZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1150 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 139.203 0.000 13 153 153 153 153
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 9 11 6.25
T.SOSYAL 30 1 16 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 2 5.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-b YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-b YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-a YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MEDİNE TAŞKIN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 93 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 122.527 0.000 29 216 216 216 216
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 20 2.00
T.SOSYAL 30 3 17 0.00
T.TARİH 10 1 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 5 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 5 1 4.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-c HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-b YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-b YAZIM KURALLARI
21 B-e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+a CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D+c İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D D SOSYAL NEDENLER
21 C+ FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-c TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MİRAÇ DENİZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 288 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.013 0.000 10 138 138 138 138
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 16 9.00
T.SOSYAL 30 7 20 2.00
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+c CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B+B OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-d SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E-c GÖÇ
17 C-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D-D DOĞAL NEDENLER
20 D+ SOSYAL NEDENLER
21 C C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-d TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D  TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EMİNE ASLAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 276 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 136.671 0.000 16 165 165 165 165
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 12 14 8.50
T.SOSYAL 30 7 21 1.75
T.TARİH 10 3 6 1.50
T.COĞRAFYA 10 2 8 0.00
T.FELSEFE 5 2 3 1.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 5 0.75
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-b YAZIM KURALLARI
24 B-c YAZIM KURALLARI
25 B-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-c YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-c MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EDA KARAKUS

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1271 Sınıfı 11G

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 130.012 0.000 22 193 193 193 193
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 10 7.50
T.SOSYAL 30 6 22 0.50
T.TARİH 10 3 7 1.25
T.COĞRAFYA 10 1 9 0.00
T.FELSEFE 5 2 2 1.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 2 4 1.00
T.FEN 30 0 0 0.00
T.FİZİK 10 0 0 0.00
T.KİMYA 10 0 0 0.00
T.BİYOLOJİ 10 0 0 0.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-c ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-a HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-b YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-d OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D-b SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C  VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D  İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYŞE YÜCEL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1310 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 205.046 0.000 4 19 19 19 19
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 12 12.00
T.SOSYAL 30 6 21 0.75
T.TARİH 10 2 7 0.25
T.COĞRAFYA 10 1 8 0.00
T.FELSEFE 5 3 2 2.50
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 11 11 8.25
T.FEN 30 14 14 10.50
T.FİZİK 10 3 7 1.25
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-c HİKAYE TÜRLERİ
7 B-c YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C+C HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B+B HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B+B YAZIM KURALLARI
25 B-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D+D CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E-c GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D+D GÖÇ GRUPLARI
18 D-a YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-a FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D+D MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B-a TRİGONEMETRİ
14 C-e TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-d TRİGONEMETRİ
26 D-b TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A+A TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-a SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-e VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C-a GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-d GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN FILDIRIM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1129 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 191.736 0.000 8 31 31 31 31
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 2 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 17 8 15.00
T.FEN 30 15 10 12.50
T.FİZİK 10 6 3 5.25
T.KİMYA 10 6 3 5.25
T.BİYOLOJİ 10 3 4 2.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D+D TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-e TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E-c TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-d TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BİRSEN AKLAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1347 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 144.178 0.000 33 141 141 141 141
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 7 14 3.50
T.FEN 30 13 13 9.75
T.FİZİK 10 3 6 1.50
T.KİMYA 10 6 3 5.25
T.BİYOLOJİ 10 4 4 3.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A+A TRİGONEMETRİ
11 D-e TRİGONEMETRİ
12 C-b TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-d TRİGONEMETRİ
26 D-e TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E-c TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-e VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-d CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEP ADIYAMAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1128 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 165.038 0.000 23 83 83 83 83
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 9 1.75
T.SOSYAL 30 1 10 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 3 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 11 11 8.25
T.FEN 30 12 10 9.50
T.FİZİK 10 2 4 1.00
T.KİMYA 10 3 4 2.00
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-d SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-d TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C+C TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A-b TRİGONEMETRİ
26 D-e TRİGONEMETRİ
27 B-c TRİGONEMETRİ
28 A+A TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-a GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMA SAVAŞKOL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1149 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 191.712 0.000 9 32 32 32 32
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 2 3.50
T.SOSYAL 30 2 4 1.00
T.TARİH 10 1 1 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 12 5 10.75
T.FEN 30 14 7 12.25
T.FİZİK 10 3 2 2.50
T.KİMYA 10 4 3 3.25
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C+C YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A+A TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SAMED OĞUZCAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 279 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 195.879 0.000 7 24 24 24 24
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 5 3.75
T.SOSYAL 30 2 10 0.00
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 11 4 10.00
T.FEN 30 16 4 15.00
T.FİZİK 10 2 1 1.75
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 7 1 6.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D c YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-c TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-a GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN
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SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
EREN BAKIR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 748 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 203.365 0.000 5 20 20 20 20
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 9 2.75
T.SOSYAL 30 4 9 1.75
T.TARİH 10 3 3 2.25
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 12 9 9.75
T.FEN 30 19 9 16.75
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 7 3 6.25
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-e HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A-d EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-a HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E-c YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E+E DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-c İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B-d TRİGONEMETRİ
7 D-e TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A+A TRİGONEMETRİ
11 D-b TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İZZET CAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1371 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 166.679 0.000 20 78 78 78 78
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 5 1.75
T.SOSYAL 30 3 8 1.00
T.TARİH 10 2 3 1.25
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 5 4.75
T.FEN 30 14 6 12.50
T.FİZİK 10 2 1 1.75
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-d HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D-c EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E+E DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-a GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BERAT CAN ÖZTUTO

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 160.016 0.000 29 96 96 96 96
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 7 8 5.00
T.FEN 30 16 12 13.00
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-d TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C-b TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-d TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A-e TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEYNEPSUDEAÇARDAŞ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 268 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 157.548 0.000 30 100 100 100 100
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 8 3.00
T.SOSYAL 30 0 5 0.00
T.TARİH 10 0 1 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 11 7 9.25
T.FEN 30 8 12 5.00
T.FİZİK 10 4 4 3.00
T.KİMYA 10 2 4 1.00
T.BİYOLOJİ 10 2 4 1.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-e HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-a HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D D CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+ EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-c BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-a GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
YUNUS EMRE AÇAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1232 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 138.328 0.000 35 159 159 159 159
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 4 0.00
T.SOSYAL 30 0 4 0.00
T.TARİH 10 0 3 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 4 14 0.50
T.FEN 30 14 12 11.00
T.FİZİK 10 3 4 2.00
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-a HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E-a YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E-a TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A-b TRİGONEMETRİ
16 B-a TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A-c TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C-b TRİGONEMETRİ
26 E-c TRİGONEMETRİ
27 A-e TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-a GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AHMET KUZU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1224 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 165.844 0.000 22 82 82 82 82
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 5 3 4.25
T.FEN 30 18 10 15.50
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-b TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-c GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NADİDE SARIOĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 176.687 0.000 16 58 58 58 58
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 8 7 6.25
T.FEN 30 19 9 16.75
T.FİZİK 10 6 3 5.25
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D-c TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-d TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A-d TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-a VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-a GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-e AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 171.685 0.000 17 67 67 67 67
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 7 5 5.75
T.FEN 30 18 9 15.75
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C  TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D-c TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-b TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B-e TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-a GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SENANAZ YILDIRIM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1142 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.857 0.000 32 134 134 134 134
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 8 3.00
T.SOSYAL 30 5 17 0.75
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 1 6 0.00
T.FELSEFE 5 1 4 0.00
T.DİN 5 1 3 0.25
T.MATEMATİK 30 7 7 5.25
T.FEN 30 8 13 4.75
T.FİZİK 10 1 6 0.00
T.KİMYA 10 2 3 1.25
T.BİYOLOJİ 10 5 4 4.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-d HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C d CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-e YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-d OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E- GÖÇ
17 C d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D c DOĞAL NEDENLER
20 D-D SOSYAL NEDENLER
21 C+b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C-e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-c ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-c TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-d TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E-b TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C-e VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-d GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZÜMRE MERMER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1259 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 165.869 0.000 21 80 80 80 80
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 1 2 0.50
T.SOSYAL 30 2 7 0.25
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 1 0.00
T.MATEMATİK 30 11 10 8.50
T.FEN 30 14 14 10.50
T.FİZİK 10 2 8 0.00
T.KİMYA 10 4 4 3.00
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-a KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A-e TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D+D TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-e TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-a VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-c VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-e BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C-d GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-a İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İREM ZEHİROĞLU

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 170.031 0.000 19 72 72 72 72
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 9 5 7.75
T.FEN 30 16 11 13.25
T.FİZİK 10 2 6 0.50
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 9 1 8.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-a TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-c TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-a VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-c GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-e İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ZEHRA AKAY

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 37 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 161.684 0.000 28 93 93 93 93
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 12 5.00
T.SOSYAL 30 4 16 0.00
T.TARİH 10 1 8 0.00
T.COĞRAFYA 10 2 1 1.75
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 10 3.50
T.FEN 30 13 12 10.00
T.FİZİK 10 3 4 2.00
T.KİMYA 10 4 5 2.75
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D c YAZIM KURALLARI
25 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-c EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A e YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D-e XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D D DOĞAL NEDENLER
20 D+c SOSYAL NEDENLER
21 C-C FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C+e MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D- ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-e TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D-c TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-e TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E-b TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-a GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B-d GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BAKİ YILMAZ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1242 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 207.565 0.000 3 16 16 16 16
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 6 3.50
T.SOSYAL 30 1 12 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 15 5 13.75
T.FEN 30 17 8 15.00
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 6 3 5.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A-d EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-c HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B d HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B B YAZIM KURALLARI
28 A+ YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E+E DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D-a GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C b MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D- ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-d MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C-e TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A+A TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D+D TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-a BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-e GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GÜLNUR GÜZELYER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 793 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 178.362 0.000 15 53 53 53 53
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 3 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 10 9 7.75
T.FEN 30 18 9 15.75
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B- MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A c DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B-d TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-c TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A-c TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-b BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
GÜLSEREN KARTAL

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1182 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 217.539 0.000 2 7 7 7 7
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 10 10 7.50
T.SOSYAL 30 0 2 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 1 0.00
T.MATEMATİK 30 11 10 8.50
T.FEN 30 21 7 19.25
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 8 2 7.50
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A+A EDEBİYAT -TOPLUM

10 E+E YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B- MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C a TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-c TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C-e TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A-d TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A-d TRİGONEMETRİ
21 D-c TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E+E TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B-c GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HAVVANUR     AVCI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1009 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 190.885 0.000 10 34 34 34 34
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 0 2 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 14 8 12.00
T.FEN 30 18 11 15.25
T.FİZİK 10 4 6 2.50
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D-c TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A-d TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HATİCE KÜBRA TAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 947 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 180.031 0.000 13 47 47 47 47
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 18 1.50
T.SOSYAL 30 3 7 1.25
T.TARİH 10 2 5 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 1 1 0.75
T.MATEMATİK 30 10 5 8.75
T.FEN 30 14 6 12.50
T.FİZİK 10 3 0 3.00
T.KİMYA 10 4 3 3.25
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C+C CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-d YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-a HİKAYE
14 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
15 D * CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-e HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A-A YAZIM KURALLARI
21 B+e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-D YAZIM KURALLARI
25 D+e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
27 B- YAZIM KURALLARI
28 A b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B- MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E  İBADET
27 C e TEMİZLİK VE İBADET
28 A-A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C+C TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 A+A TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A-b TRİGONEMETRİ
23 D-e TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-c GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-d CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SEFA ÇELİK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1157 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 179.179 0.000 14 51 51 51 51
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 2 1.50
T.SOSYAL 30 0 0 0.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 6 6 4.50
T.FEN 30 20 9 17.75
T.FİZİK 10 5 5 3.75
T.KİMYA 10 7 2 6.50
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C-e TRİGONEMETRİ
25 A-d TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-a TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-b BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-d VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
CELAL GÜLEÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1002 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 187.550 0.000 11 38 38 38 38
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 0 0.00
T.SOSYAL 30 1 0 1.00
T.TARİH 10 0 0 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 14 6 12.50
T.FEN 30 15 9 12.75
T.FİZİK 10 5 4 4.00
T.KİMYA 10 5 1 4.75
T.BİYOLOJİ 10 5 4 4.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A  HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-d TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D+D TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E+E TRİGONEMETRİ
21 B-a TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D  İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
DÖNE SAYLA

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1261 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 131.673 0.000 36 183 183 183 183
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 5 0.75
T.SOSYAL 30 7 18 2.50
T.TARİH 10 4 5 2.75
T.COĞRAFYA 10 2 6 0.50
T.FELSEFE 5 1 3 0.25
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 8 4.00
T.FEN 30 6 15 2.25
T.FİZİK 10 1 7 0.00
T.KİMYA 10 1 5 0.00
T.BİYOLOJİ 10 4 3 3.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-b HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E  YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-a II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A+A DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-a GÖÇ
12 E-d GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-a EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B+B SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D+D YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-b YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-c ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-c TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-c TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-b TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-b TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D-e VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-d BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-a GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
İLAYDA  TUTAR

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1099 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 161.699 0.000 27 91 91 91 91
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 3 2.25
T.SOSYAL 30 1 6 0.00
T.TARİH 10 1 1 0.75
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 9 8 7.00
T.FEN 30 12 11 9.25
T.FİZİK 10 4 4 3.00
T.KİMYA 10 2 3 1.25
T.BİYOLOJİ 10 6 4 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B+B HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-d TRİGONEMETRİ
6 A-b TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-b TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E-a TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-d BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-e BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-d BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E+E VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-c GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-b İnsan Fizyolojisi
23 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ELİF DURGUT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 267 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 139.182 0.000 34 155 155 155 155
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 2 7 0.25
T.SOSYAL 30 2 8 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 6 8 4.00
T.FEN 30 10 10 7.50
T.FİZİK 10 5 3 4.25
T.KİMYA 10 1 4 0.00
T.BİYOLOJİ 10 4 3 3.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-d HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E-c YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-c DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C  II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-e ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A-c TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C+C TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A-e TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-c TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D-c TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E-c BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-e CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
NİSANUR ALPMAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1317 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 162.518 0.000 25 89 89 89 89
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 7 7 5.25
T.SOSYAL 30 3 10 0.50
T.TARİH 10 2 4 1.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 1 1 0.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 6 8 4.00
T.FEN 30 11 8 9.00
T.FİZİK 10 1 3 0.25
T.KİMYA 10 5 2 4.50
T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E  EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D-b EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B+B DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-e İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-a TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C-b TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B-e TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D-a TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-d TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-d TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FÜHRER

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 0 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 162.511 0.000 26 90 90 90 90
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 1 5.75
T.SOSYAL 30 4 8 2.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 0 1.00
T.FELSEFE 5 2 0 2.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 4 0 4.00
T.FEN 30 8 4 7.00
T.FİZİK 10 1 4 0.00
T.KİMYA 10 2 0 2.00
T.BİYOLOJİ 10 5 0 5.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-b EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D  EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E  TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-b VEKTÖRLER
2 B  SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-a VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
BEYZANUR YORDAM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1312 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 165.033 0.000 24 84 84 84 84
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 4 2.00
T.SOSYAL 30 1 11 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 2 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 8 3 7.25
T.FEN 30 11 3 10.25
T.FİZİK 10 1 1 0.75
T.KİMYA 10 4 2 3.50
T.BİYOLOJİ 10 6 0 6.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C  HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-b HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D e CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E- EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D-b OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C d FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-a TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A+A TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A+A TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C-e GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D  İnsan Fizyolojisi
26 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
MELİKE KOCADAYI

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1277 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 200.060 0.000 6 22 22 22 22
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 0 3 0.00
T.SOSYAL 30 0 4 0.00
T.TARİH 10 0 1 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 15 5 13.75
T.FEN 30 19 11 16.25
T.FİZİK 10 4 6 2.50
T.KİMYA 10 7 3 6.25
T.BİYOLOJİ 10 8 2 7.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B  HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-c HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-d KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C  II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B- MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E c İBADET
27 C-a TEMİZLİK VE İBADET
28 A- DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E+E TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B+B TRİGONEMETRİ

10 C-d TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E+E TRİGONEMETRİ
15 A+A TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C-b TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 A-d TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A+A TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E+E TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-c VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E-c GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C+C İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SÜMEYRA ÖZYÜREK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1345 Sınıfı 11C

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 219.242 0.000 1 5 5 5 5
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 15 6 13.50
T.SOSYAL 30 1 4 0.00
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 0 0.00
T.FELSEFE 5 0 0 0.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 14 6 12.50
T.FEN 30 10 1 9.75
T.FİZİK 10 5 0 5.00
T.KİMYA 10 2 0 2.00
T.BİYOLOJİ 10 3 1 2.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B+B YAZIM KURALLARI
8 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A+A HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-b HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-c HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E+E TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E+E TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D+D TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A-b TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C-b TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-e TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D  BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C+C VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D  BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-a İnsan Fizyolojisi
25 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FURKAN YILDIRIM

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 317 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 159.170 0.000 20 99 99 99 99
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 3 5 1.75
T.SOSYAL 30 3 6 1.50
T.TARİH 10 0 2 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 3 0.25
T.FELSEFE 5 2 0 2.00
T.DİN 5 0 1 0.00
T.MATEMATİK 30 4 2 3.50
T.FEN 30 14 12 11.00
T.FİZİK 10 3 6 1.50
T.KİMYA 10 5 4 4.00
T.BİYOLOJİ 10 6 2 5.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C-a HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B-e YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-e ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D-D İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D+ YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C b GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B-d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D+D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+ FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C  TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-a TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A-b İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A-b BAĞIL HAREKET
8 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B+B GAZ YASALARI
13 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E+E GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C  İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SERRANUR N ZİREK

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1243 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 151.669 0.000 21 120 120 120 120
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 7 4.25
T.SOSYAL 30 3 4 2.00
T.TARİH 10 1 2 0.50
T.COĞRAFYA 10 1 2 0.50
T.FELSEFE 5 1 0 1.00
T.DİN 5 0 0 0.00
T.MATEMATİK 30 3 2 2.50
T.FEN 30 9 9 6.75
T.FİZİK 10 2 4 1.00
T.KİMYA 10 4 3 3.25
T.BİYOLOJİ 10 3 2 2.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B  HİKAYE
2 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C-e HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B-d YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E+E HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-b OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-b EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C+C İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D  ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B  İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E  TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B  TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D-b TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C  TRİGONEMETRİ
15 E  TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A  BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-e GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B+B GAZ YASALARI
15 D-c BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-d CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C  İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D-b İnsan Fizyolojisi
25 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
AYBUKE HATUN ERDO

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 274 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.008 0.000 25 139 139 139 139
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 12 3.00
T.SOSYAL 30 1 6 0.00
T.TARİH 10 0 2 0.00
T.COĞRAFYA 10 1 1 0.75
T.FELSEFE 5 0 1 0.00
T.DİN 5 0 2 0.00
T.MATEMATİK 30 5 12 2.00
T.FEN 30 11 10 8.50
T.FİZİK 10 2 4 1.00
T.KİMYA 10 4 2 3.50
T.BİYOLOJİ 10 5 4 4.00

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B+B HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B-d HİKAYE TÜRLERİ
5 B  YAZIM KURALLARI
6 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A-b HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E-c YAZIM KURALLARI
11 E  YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C-e HİKAYE
14 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D-a YAZIM KURALLARI
25 D- CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E b EDEBİYAT -TOPLUM
27 B-a YAZIM KURALLARI
28 A-b YAZIM KURALLARI
29 - CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 + YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E  KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B-d DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D+D GÖÇ GRUPLARI
13 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B d EKONOMİK NEDENLER
19 D- DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C  MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D  ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-d İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A  DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29  ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B-a TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B  TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C+C TRİGONEMETRİ
9 B-c TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D-b TRİGONEMETRİ
14 E-d TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D-a TRİGONEMETRİ
19 C-b TRİGONEMETRİ
20 A-b TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C+C TRİGONEMETRİ
26 E-d TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E-d TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D-b VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A-c AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D+D İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-c Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-e İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
SEVİLAY KILIÇ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1286 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 143.340 0.000 26 143 143 143 143
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 5 9 2.75
T.SOSYAL 30 1 13 0.00
T.TARİH 10 1 3 0.25
T.COĞRAFYA 10 0 3 0.00
T.FELSEFE 5 0 4 0.00
T.DİN 5 0 3 0.00
T.MATEMATİK 30 4 9 1.75
T.FEN 30 11 10 8.50
T.FİZİK 10 2 3 1.25
T.KİMYA 10 4 2 3.50
T.BİYOLOJİ 10 5 5 3.75

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-a HİKAYE
3 D+D ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A  HİKAYE DE ANLATIM 
8 D-e ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-c HİKAYE DE ANLATIM 
17 B-d HİKAYE
18 A-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B e HİKAYE DE ANLATIM 
22 E- CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C  CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D  YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B a YAZIM KURALLARI
28 A- YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 - YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E  DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D+D OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B  SİYASİ NEDENLER
12 D-b GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C d GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B- EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D e SOSYAL NEDENLER
21 C-b FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C- MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D e ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D-b FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A d DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 - ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C-b TRİGONEMETRİ
3 B-d TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E-b TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C-a TRİGONEMETRİ
11 E  TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E-a TRİGONEMETRİ
15 A-d TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 B  TRİGONEMETRİ
25 C-a TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A-b TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E-b BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C  VEKTÖRLER
4 B+B SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A  BAĞIL HAREKET
8 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A+A GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D  İDEAL GAZ YASASI
18 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C-a CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E-b GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
TALHA ÖZYURT

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1156 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 145.863 0.000 23 133 133 133 133
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 4 5 2.75
T.SOSYAL 30 3 10 0.50
T.TARİH 10 1 4 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 2 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 7 3 6.25
T.FEN 30 7 11 4.25
T.FİZİK 10 4 3 3.25
T.KİMYA 10 0 2 0.00
T.BİYOLOJİ 10 3 6 1.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: B    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
2 B-e HİKAYE
3 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
4 B  HİKAYE TÜRLERİ
5 B+B YAZIM KURALLARI
6 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
7 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
8 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
9 A  EDEBİYAT -TOPLUM

10 E  YAZIM KURALLARI
11 E+E YAZIM KURALLARI
12 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
13 C  HİKAYE
14 E  EDEBİYAT -TOPLUM
15 D-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E  HİKAYE DE ANLATIM 
17 B  HİKAYE
18 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
19 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 A  YAZIM KURALLARI
21 B  HİKAYE DE ANLATIM 
22 E  CÜMLENİN ÖĞELERİ
23 C e CÜMLENİN ÖĞELERİ
24 D- YAZIM KURALLARI
25 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E  EDEBİYAT -TOPLUM
27 B  YAZIM KURALLARI
28 A  YAZIM KURALLARI
29  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30  YAZIM KURALLARI

CA-ÖC T.SOSYAL
1 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
2 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
3 A-d DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
4 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
5 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
6 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
7 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
8 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
9 C-b II. VİYANA KUŞATMASI

10 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
11 B-c SİYASİ NEDENLER
12 D  GÖÇ GRUPLARI
13 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
14 D  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
15 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
16 E  GÖÇ
17 C  GÖÇLERİN NEDENLERİ
18 B  EKONOMİK NEDENLER
19 D  DOĞAL NEDENLER
20 D  SOSYAL NEDENLER
21 C  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
22 C d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
23 D-D ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
24 D+e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
25 B-e MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
26 E-c İBADET
27 C- TEMİZLİK VE İBADET
28 A A DÜNYA HAYATI VE AHİRET
29 + ALLAH'IN SIFATLARI
30  ALLAH'IN İSİMLERİ

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 B+B TRİGONEMETRİ
2 C+C TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 E  TRİGONEMETRİ
6 A  TRİGONEMETRİ
7 D  TRİGONEMETRİ
8 C  TRİGONEMETRİ
9 B  TRİGONEMETRİ

10 C  TRİGONEMETRİ
11 E+E TRİGONEMETRİ
12 B+B TRİGONEMETRİ
13 D+D TRİGONEMETRİ
14 E  TRİGONEMETRİ
15 A  TRİGONEMETRİ
16 B  TRİGONEMETRİ
17 C  TRİGONEMETRİ
18 D  TRİGONEMETRİ
19 C-e TRİGONEMETRİ
20 A  TRİGONEMETRİ
21 D  TRİGONEMETRİ
22 A  TRİGONEMETRİ
23 D-c TRİGONEMETRİ
24 B-d TRİGONEMETRİ
25 C  TRİGONEMETRİ
26 E  TRİGONEMETRİ
27 A  TRİGONEMETRİ
28 E  TRİGONEMETRİ
29 B  TRİGONEMETRİ
30 A  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
2 D+D BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
3 C+C VEKTÖRLER
4 B-e SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
5 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
6 A  İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
7 A+A BAĞIL HAREKET
8 B  BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
9 C-d VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU

10 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
11 A  GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
12 B  GAZ YASALARI
13 D-a BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
14 E  GAZLAR
15 A  AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
16 B  GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
17 D-e İDEAL GAZ YASASI
18 C  GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
19 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
20 E  GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
21 C-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
22 C-a İnsan Fizyolojisi
23 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 A  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
25 D+D İnsan Fizyolojisi
26 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D-a İnsan Fizyolojisi
28 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 B-d Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 D-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
FATMAGÜL GÜÇLÜ

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1151 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 192.532 0.000 5 30 30 30 30
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 13 12 10.00
T.SOSYAL 30 3 11 0.25
T.TARİH 10 1 5 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 1 0.00
T.FELSEFE 5 2 1 1.75
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 8 9 5.75
T.FEN 30 15 13 11.75
T.FİZİK 10 2 7 0.25
T.KİMYA 10 6 4 5.00
T.BİYOLOJİ 10 7 2 6.50

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-c HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B+B HİKAYE TÜRLERİ
7 B-e YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-e YAZIM KURALLARI
18 A  HİKAYE DE ANLATIM 
19 D-c CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B-a HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E+E YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B+B CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E+E CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C+C YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-b II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-e OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C  OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-a DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D  OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C  EKONOMİK NEDENLER
14 B  DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B  SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A  YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D+D FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C+C ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-e ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B-a TRİGONEMETRİ
4 C  TRİGONEMETRİ
5 B-d TRİGONEMETRİ
6 B-c TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A  TRİGONEMETRİ

10 A  TRİGONEMETRİ
11 D+D TRİGONEMETRİ
12 C+C TRİGONEMETRİ
13 B-c TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C+C TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D+D TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D-a TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A  TRİGONEMETRİ
30 E  TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C-e VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-b VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-c BAĞIL HAREKET

10 B-d BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E-a GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B-e GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C+C CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D-e İDEAL GAZ YASASI
21 C-b İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
ÖZAY KAAN ÖZĞAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1365 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 183.363 0.000 7 44 44 44 44
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 6 9 3.75
T.SOSYAL 30 3 18 0.00
T.TARİH 10 1 6 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 8 0.00
T.FELSEFE 5 1 2 0.50
T.DİN 5 1 2 0.50
T.MATEMATİK 30 9 9 6.75
T.FEN 30 17 10 14.50
T.FİZİK 10 4 5 2.75
T.KİMYA 10 6 2 5.50
T.BİYOLOJİ 10 7 3 6.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B+B HİKAYE
2 D-a ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D  ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A  EDEBİYAT -TOPLUM
6 B  HİKAYE TÜRLERİ
7 B  YAZIM KURALLARI
8 C-b CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C  HİKAYE
11 E-a EDEBİYAT -TOPLUM
12 E  YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C  YAZIM KURALLARI
18 A-e HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E  HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E  YAZIM KURALLARI
24 B-a YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C-d YAZIM KURALLARI
28 E+E YAZIM KURALLARI
29 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D+D XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D-c II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B  OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A  DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-c OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D-e GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D-b GÖÇ GRUPLARI
18 D-e YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-c YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C-b İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D-e FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D  FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C+C MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-a DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A  ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B+B İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B-e TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A-d TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C  TRİGONEMETRİ
13 B  TRİGONEMETRİ
14 C-a TRİGONEMETRİ
15 E+E TRİGONEMETRİ
16 A+A TRİGONEMETRİ
17 D-e TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E  TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C  TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C+C TRİGONEMETRİ
25 A  TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A-b TRİGONEMETRİ
30 E+E TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-c SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D+D VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A+A İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E+E BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-c BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C-e VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E  VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A-b BAĞIL HAREKET

10 B-e BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E  GAZLAR
12 C+C GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-d GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C-b CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B+B GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C+C İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D+D İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B+B Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C-b Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023



SINAV SONUÇ BELGESİ
26.10.2023

GERÇEKBAŞARI01 KDS
HAYRUNNİSA AKHAN

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi
Numarası 1211 Sınıfı 11B

İl GAZİANTEP İlçe ŞEHİTKAMİL

Puan
Türü

Öğr.
Puanı

Genel
Ort

Sınıf
Sırası

Okul
Sırası

İlçe
Sırası

İl
Sırası

Genel
Sırası

TYT 175.037 0.000 14 61 61 61 61
SOZ 0.000 0.000 1 1 1 1 1
SAY 0.000 0.000 1 1 1 1 1
EA 0.000 0.000 1 1 1 1 1

Katılım
Sınıf Okul İlçe İl Genel

0 0 0 0 0

Bölüm Soru Doğru Yanlış Net Bölüm Soru Doğru Yanlış Net
TÜRKÇE 30 8 14 4.50
T.SOSYAL 30 0 18 0.00
T.TARİH 10 0 7 0.00
T.COĞRAFYA 10 0 4 0.00
T.FELSEFE 5 0 3 0.00
T.DİN 5 0 4 0.00
T.MATEMATİK 30 10 10 7.50
T.FEN 30 13 10 10.50
T.FİZİK 10 3 4 2.00
T.KİMYA 10 5 3 4.25
T.BİYOLOJİ 10 5 3 4.25

EDEBİYAT 0 0 0 0.00
T.EDEBİYAT 0 0 0 0.00
TARİH1 0 0 0 0.00
COĞRAFYA1 0 0 0 0.00
SOSYAL 0 0 0 0.00
TARİH2 0 0 0 0.00
COĞRAFYA2 0 0 0 0.00
FELSEFE 0 0 0 0.00
DİN 0 0 0 0.00
MATEMATİK 0 0 0 0.00
FEN 0 0 0 0.00
FİZİK 0 0 0 0.00
KİMYA 0 0 0 0.00
BİYOLOJİ 0 0 0 0.00

Kitapçık Türü
1. Oturum: A    2. Oturum: 

CA-ÖC TÜRKÇE
1 B-a HİKAYE
2 D  ÖYKÜNÜN TARİHİ GELİŞİMİ
3 D-b ÖYKÜ TÜRLERİ
4 C+C HİKAYE TEKNİKLERİ
5 A+A EDEBİYAT -TOPLUM
6 B-d HİKAYE TÜRLERİ
7 B-c YAZIM KURALLARI
8 C-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
9 A-c HİKAYE DE ANLATIM 

10 C-e HİKAYE
11 E+E EDEBİYAT -TOPLUM
12 E+E YAZIM KURALLARI
13 E+E YAZIM KURALLARI
14 A-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
15 A+A CÜMLENİN ÖĞELERİ
16 E-a CÜMLENİN ÖĞELERİ
17 C-a YAZIM KURALLARI
18 A+A HİKAYE DE ANLATIM 
19 D  CÜMLENİN ÖĞELERİ
20 E-b HİKAYE DE ANLATIM 
21 B  HİKAYE
22 D+D EDEBİYAT -TOPLUM
23 E-d YAZIM KURALLARI
24 B  YAZIM KURALLARI
25 B  CÜMLENİN ÖĞELERİ
26 E-d CÜMLENİN ÖĞELERİ
27 C  YAZIM KURALLARI
28 E  YAZIM KURALLARI
29 D-e CÜMLENİN ÖĞELERİ
30 A  CÜMLENİN ÖĞELERİ

CA-ÖC T.SOSYAL
1 B  DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASET
2 D  XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NİN AVRUPA POLİTİKA
3 D  II. VİYANA KUŞATMASINA KADAR OSMANLI VE AVRUPALI D
4 C-b II. VİYANA KUŞATMASI
5 B-c OSMANLI KUTSAL İTTİFAK SAVAŞLARI
6 E-c KARLOFÇA VE İSTANBUL ANTLAŞMASI
7 C-a OSMANLI DEVLETİ'NİN DOĞU (SAFEVİ) POLİTİKASI
8 A-b DENİZCİLİK ALANINDAKİ GELİŞMELER
9 E-b DÜNYA DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER

10 D-e OSMANLI DENİZCİLİĞİNDEKİ DEĞİŞİMLER
11 D  GÖÇ
12 E  GÖÇLERİN NEDENLERİ
13 C-d EKONOMİK NEDENLER
14 B-d DOĞAL NEDENLER
15 D  SOSYAL NEDENLER
16 B-c SİYASİ NEDENLER
17 D  GÖÇ GRUPLARI
18 D  YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER
19 A-d YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER
20 C  İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER
21 D  FELSEFİ OKUMA VE YAZMA
22 D  MÖ 6.YY -MS 2.YY FELSEFESİ
23 D-c FELSEFENİN ORTAYA ÇIKIŞINI HAZIRLAYAN DÜŞÜNCE ORTA
24 C-d MÖ 6. YÜZYIL - MS 2 .YÜZYIL FELSEFESİNİN KARAKTERİ
25 C-d ÖRNEK FELSEFİ METİNLERDEN HAREKETLE MÖ. 6. YÜZYIL 
26 C-e DÜNYA HAYATI VE AHİRET
27 A-d ALLAH'IN SIFATLARI
28 D-b ALLAH'IN İSİMLERİ
29 B-e İBADET
30 E  TEMİZLİK VE İBADET

CA-ÖC T.MATEMATİK
1 C+C TRİGONEMETRİ
2 E-b TRİGONEMETRİ
3 B+B TRİGONEMETRİ
4 C+C TRİGONEMETRİ
5 B+B TRİGONEMETRİ
6 B+B TRİGONEMETRİ
7 D+D TRİGONEMETRİ
8 E-a TRİGONEMETRİ
9 A+A TRİGONEMETRİ

10 A-b TRİGONEMETRİ
11 D  TRİGONEMETRİ
12 C-d TRİGONEMETRİ
13 B+B TRİGONEMETRİ
14 C-d TRİGONEMETRİ
15 E-d TRİGONEMETRİ
16 A  TRİGONEMETRİ
17 D  TRİGONEMETRİ
18 B-d TRİGONEMETRİ
19 C  TRİGONEMETRİ
20 E-a TRİGONEMETRİ
21 B  TRİGONEMETRİ
22 C-b TRİGONEMETRİ
23 D  TRİGONEMETRİ
24 C  TRİGONEMETRİ
25 A+A TRİGONEMETRİ
26 D  TRİGONEMETRİ
27 B  TRİGONEMETRİ
28 A  TRİGONEMETRİ
29 A+A TRİGONEMETRİ
30 E-c TRİGONEMETRİ

CA-ÖC T.FEN
1 C+C VEKTÖRLER
2 B-d SKALER VE VEKTÖREL BÜYÜKLÜKLER (AYT)
3 D  VEKTÖRLERİN ÖZELLİKLERİ
4 A-c İKİ VE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT SİSTEMİNDE VEKTÖR ÇİZİ
5 E  BİLEŞKE VEKTÖR VE BİLEŞKE KUVVETİN BULUNMASI
6 D-a BİLEŞKE KUVVETİN BÜYÜKLÜĞÜ
7 C  VEKTÖRLERDE BİLEŞENLERİNE AYIRMA METODU
8 E-b VEKTÖRLERDE ÇIKARMA İŞLEMİ
9 A+A BAĞIL HAREKET

10 B+B BİR BOYUTTA BAĞIL HAREKET
11 E+E GAZLAR
12 C-d GAZLARIN ÖZELLLİKLERİ VE GAZ YASALARI
13 A-b GAZLARIN BETİMLENMESİNDE KULLANILAN BİRİMLER
14 B  GAZ YASALARI
15 D+D BOYLE YASASI (Basınç-Hacim İlişkisi)
16 C  CHARLES YASASI (Hacim-Sıcaklık İlişkisi)
17 E+E GAY-LUSSAC YASASI (Basınç-Sıcaklık İlşikisi)
18 A+A AVOGADRO YASASI (Mol Sayısı-Hacim İlişkisi)
19 B-d GAZ YASALARININ GRAFİKLERLE YORUMLANMASI
20 D+D İDEAL GAZ YASASI
21 C-a İnsan Fizyolojisi
22 D+D İnsan Fizyolojisi
23 E+E Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
24 D  İnsan Fizyolojisi
25 E-a Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
26 B-e Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
27 D+D Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
28 B  Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
29 A+A Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları
30 C+C Denetleyici ve Düzeleyici Sistem, Duyu Organları

CA-ÖC EDEBİYAT CA-ÖC SOSYAL CA-ÖC MATEMATİK CA-ÖC FEN

Bılhan Yaynıları bilhandeneme.okulsonuc.com 06.12.2023
