
TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 224.167

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

         2

         1

         1

        31

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

*LKNUR      YILGIN ROBERT11 KDS

DAACABA BbdB DaBADEA DbbACC  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 19   6Türkçe  30

Bb c            eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CcDDBB   b  Ec DdAD EACBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBC                  DD  DbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.00 14   4Matematik-1  30

 13.00 14   4Matematik  30

  0.25  1   3Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  6.50  7   2Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 104.167

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       177

         1

         1

       183

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

*U       A *O ROBERT11 KDS

cbbaedcbbecabcBEcEBEdcacebedbcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 -1.25  5  25Türkçe  30

ecaBbaCBeCb*eEcdBCAcbeDdbAcbeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aebcDdaCeEbc*EbcbadecEdbaaebcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bCeacebdbdEcbcd*BcdaacbedbecaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  5  23Matematik-1  30

 -0.75  5  23Matematik  30

  6.50 11  18Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -3.25  3  25Fen Blm-1  30

 -0.50  1   6Fizik   7

 -0.50  1   6Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 141.667

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       162

         1

         1

       168

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

ABDULKADİR  AVCIGİL ROBERT11 KDS

DAcCAcecBCEBa a             bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.25  9   7Türkçe  30

            *         dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 a e Bb  b       cDCEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBa     eeC     B   EDc  a   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  30

  2.25  4   7Matematik  30

 -0.25  0   1Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 179.167

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

       101

         1

         1

       106

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

AHMET       KUZU ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  Da    E  E B   DCE CBBD b EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBC     B aCeaA B  C DDdCDaAEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.50 13   2Matematik-1  30

 12.50 13   2Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.25 13   7Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 209.167

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        48

         1

         1

        51

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

ALEYNA IRMAKGEZEN ROBERT11 KDS

eAACABA cC ecDbBdcEADD  A CccBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  30

 CCbe dAeEaABDcaeACBBBdAee DADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DD             ADC  b      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

 13.25 16  11Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 149.167

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

       154

         1

         1

       160

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

ALİ EREN    ÖZDEMİR ROBERT11 KDS

bAbaAB  dC    adAÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.50  5   6Türkçe  30

      C  E ABDaC ACB Bd e  DAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

 11.25 12   3Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 197.500

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        70

         1

         1

        74

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

ARZU        KOLUŞ ROBERT11 KDS

BEcCCdbDDaAdDdB     bd ABACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 14  10Türkçe  30

AedcA Ceb bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E DcDa   ECDA             eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Cba a DaaBb    d  c CDEA DCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  30

  6.25  7   3Matematik  30

  1.50  3   6Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 10.00 12   8Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 120.833

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       173

         1

         1

       179

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

ASİYENUR    GÜLMEZ ROBERT11 KDS

bbcdA cbd ba ca  c AD beAeb EBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.00  6  16Türkçe  30

        a d cDBCeAC  BddÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ce baeC ca  bE c bed  a  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  3  13Matematik-1  30

 -0.25  3  13Matematik  30

  4.50  6   6Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 230.000

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         1

         1

         1

        23

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

AYBUKE HATUNERDOĞAN ROBERT11 KDS

B ECaAcDDDAEDABbDd  CBccBACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 20   7Türkçe  30

Aa  Ad d eCcddB  C      DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  BeB C ECDb D   cbdb  BaeD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  BdDc daBbba Cac EeecEAaDeEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 11   8Matematik-1  30

  9.00 11   8Matematik  30

  4.25  6   7Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  7.50 11  14Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 231.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        21

         1

         1

        21

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

AYBÜKE      BABACAN ROBERT11 KDS

DAACABAeBbEB DaBADEAee  e CdbBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.00 18   8Türkçe  30

  C e e e Be  a      Bd baEDAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e Dbe C  b  EE D cDCEAC eÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBC  ee eeCCddABc  CEDD C  A DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  30

  8.50 10   6Matematik  30

  4.00  6   8Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.00 13   8Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 158.333

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       145

         1

         1

       151

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0551094859

Alan/Bölüm

AYNUR  İ İK BİLİK ROBERT11 KDS

bAbCABAcdb B DEaADccDDDbAeC dBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

BbebeedAcd  eacCBAeecBdAaeEeAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

  4.25  9  19Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 209.167

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        48

         1

         1

        51

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

AYSİMA FATMAKÖR ROBERT11 KDS

 A CAdeD C    aedeEADDDcACCEcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.00 15   8Türkçe  30

 b  e CA d ABDaCB CBaBEAC  DADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DDBd   b       bD E  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  30

  5.00  6   4Matematik  30

 14.75 16   5Sosyal Bil-1  30

 -0.50  0   2Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 155.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       150

         1

         1

       156

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

AYSİMA NUR  DAŞKIRAN ROBERT11 KDS

 AbCABb BCE  DaB e  DaD da b eÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 11   9Türkçe  30

 C  e    E             db    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C        a  c  a   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBC        C           E e AdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  30

  1.25  2   3Matematik  30

  2.25  3   3Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.25  5   3Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

        95

         1

         1

       100

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

AYSUN       DURU ROBERT11 KDS

bAACAeAbcC BaeaB DEAeDDb Ce EBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.50 16  10Türkçe  30

   D C  aaeABcB eACeBBdA  daeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  a                  D   c AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  30

 -0.25  0   1Matematik  30

  8.50 11  10Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  2.50  3   2Fen Blm-1  30

 -0.25  0   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 217.500

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        37

         1

         1

        39

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

AYŞE        YILMAZ ROBERT11 KDS

BE dCAcDDDAdeAddcaecb  bBA AADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.00 14  12Türkçe  30

ABEaACCBDCCBAEBdBCbBCBDBDADEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E a e    cCee                eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  30

  0.50  2   6Matematik  30

 23.75 25   5Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 169.167

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       117

         1

         1

       123

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

AYŞE        YÜCEL ROBERT11 KDS

bAeCABA B  e edBADcAeD  AeCE BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.00 15   8Türkçe  30

cbCb Cdbe  dBe C b    ddbaED DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C    d   a  c   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

c C a     eb c       DDEaeaAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  1   4Matematik-1  30

  0.00  1   4Matematik  30

  3.75  7  13Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 176.667

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

       104

         1

         1

       109

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

AYŞE EZO    YILDIRIM ROBERT11 KDS

a           D aaDaccCeDbBACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.50  8  10Türkçe  30

                       cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      C ECDeED c  A   CB  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b B  A eCBc a   a E C EA D  DbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.25 10   3Matematik-1  30

  9.25 10   3Matematik  30

 -0.25  0   1Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.50 10   6Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 183.333

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

        91

         1

         1

        96

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

AYŞE KEKLİK ROBERT11 KDS

BEcCe aDaDbEDABaDdBcCB  eAbbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.00 15  12Türkçe  30

ABcaAebeDCbBAEc  abBCa B     bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     B   E DAd               CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  5   1Matematik-1  30

  4.75  5   1Matematik  30

  8.25 11  11Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 216.667

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        39

         1

         1

        41

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

AYŞEGÜL     KARABAS ROBERT11 KDS

BE  CA DeaAEDABacaBabB ABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 19   7Türkçe  30

AdEabC BDe adEBBeCABCBeBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a        ECDc          CdeDDBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  30

  5.75  7   5Matematik  30

 12.00 14   8Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 193.333

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        73

         1

         1

        77

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0536627530

Alan/Bölüm

AYŞENUR     BAŞKUT ROBERT11 KDS

db CCAe DeAEDbBbDdd bc beACbAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 12  14Türkçe  30

dBceAd  D bced           AbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      C ECDc D  E  Ec  BeDD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eeeaDAD dBc     cbEaCeEAdDedDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.25 12   3Matematik-1  30

 11.25 12   3Matematik  30

  1.75  4   9Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.50 10  14Fen Blm-1  30

  2.00  3   4Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 190.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        80

         1

         1

        85

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

AYŞENUR     ÖZTÜR K ROBERT11 KDS

bAcCABAeBC  EDaBdDEAeDbecaC cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

 beDdad adBA DaCeACBBBdACeEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C        bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  30

  0.75  1   1Matematik  30

 13.25 16  11Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

 -1.00  0   4Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 209.167

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        48

         1

         1

        51

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

BAĞDAT      İNCE ROBERT11 KDS

a  CCAbbD AEDABaD BdbB ABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 19   6Türkçe  30

        c bB       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     BBCAEaDAd dcE  b      DcdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

     bD CBd b       CbEAbD  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  9   7Matematik-1  30

  7.25  9   7Matematik  30

  0.25  1   3Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  7.75  9   5Fen Blm-1  30

  0.75  1   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 199.167

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        68

         1

         1

        71

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

BAHAR       ERTUT ROBERT11 KDS

eAbCA beB    D BdDbAeD  bCC EBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.00 13   8Türkçe  30

         d ABDBCBe eBBbA     DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  DB C     c     DCE   B  D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 10   1Matematik-1  30

  9.75 10   1Matematik  30

  9.00 10   4Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 166.667

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       124

         1

         1

       130

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

BAKİ Y      SAYIN    İ ROBERT11 KDS

B    A  D   cdBbe   bB  BACeAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.25  9   7Türkçe  30

A c     bCbcdd c C  a  B   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E DceB C bbDcd   c  a  ddaD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C d acb C b   b   c d EACDeEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  7  11Matematik-1  30

  4.25  7  11Matematik  30

  1.75  4   9Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  6.75  9   9Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 198.333

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

         4

         1

         1

        72

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

BARIŞ       ÖZKİRİŞÇİ ROBERT11 KDS

cbcda e  ecd  B DacECBaeBACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.75 11  13Türkçe  30

ABceACbeD  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E   D  CAECD d  E   a     DD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e ecD a CBa            AbDCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 11   2Matematik-1  30

 10.50 11   2Matematik  30

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.50  9   6Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 245.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        13

         1

         1

        13

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

BEKİR       DUYSAK ROBERT11 KDS

DAACABADeCaBEccBADbc      CdEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  30

cCeDBCCAaEdA            bBEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  D     bA      ADCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daC    dB b  EAcad   DDaCDCAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  30

  6.75  7   1Matematik  30

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 10.00 12   8Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 221.667

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        33

         1

         1

        35

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

BERAT CAN   ÖZTUTO ROBERT11 KDS

                     BeeaACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.00  5   4Türkçe  30

ABbBACCeeb BcdBcBaAdaaecDADd CÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

      BC ECD  D     b   BBDDeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCBEeA bCBcbC bB  dd eEACe EDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.50 11   2Matematik-1  30

 10.50 11   2Matematik  30

 10.50 14  14Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 11.50 14  10Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 188.333

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        84

         1

         1

        89

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

BERAT CAN   RENÇBER ROBERT11 KDS

eAbCABAcBe Baa BAD A    c    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.00 11   8Türkçe  30

BaCDBCCeebaABcBCdACBdBdAdeEDecÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C ee  d  E        DaE C  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  30

  3.75  5   5Matematik  30

 13.75 17  13Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 181.667

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        94

         1

         1

        99

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

BEYZA       KARATOPRAK ROBERT11 KDS

 AACABd BC   D               BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75  9   1Türkçe  30

      Cce  A  a       d e    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CeD B   Eb  EE D cDCE CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aB                 C DD bebAcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 11   3Matematik-1  30

 10.25 11   3Matematik  30

  1.75  3   5Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.75  5   5Fen Blm-1  30

  0.75  1   1Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 192.500

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        76

         1

         1

        80

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

BEYZANUR    YORDAM ROBERT11 KDS

             ABdccB Cc ABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 11   4Türkçe  30

A EaAC  D               D    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    D  C cCDc    E  bE     D CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  B  A      d     c C Eeb   DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  30

  7.25  8   3Matematik  30

  5.50  6   2Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.00  6   4Fen Blm-1  30

  2.00  2   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 182.500

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        93

         1

         1

        98

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

BURAK       BYK ROBERT11 KDS

ad   c    A DAB aaB eBcABACbAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 11   9Türkçe  30

ABbc dCBbCdaAdBdBCA CceBceDEBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    e  C EaD        E      e CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  30

  4.25  5   3Matematik  30

 11.75 15  13Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 145.833

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       158

         1

         1

       164

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0543723003

Alan/Bölüm

BUSE        GÜNDÜZ ROBERT11 KDS

DAcC  A c  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.50  5   2Türkçe  30

      d e     cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C   BBb E         D c     B  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

   C  D B   d dd     D   D bdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  30

  6.50  7   2Matematik  30

 -0.75  0   3Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.50  5   6Fen Blm-1  30

  2.00  2   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 150.833

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       152

         1

         1

       158

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

BÜŞRA       P ROBERT11 KDS

          b  dBccaBbdBeAeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.25  7  11Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  ce B C cC               e  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Cdcc ADCCBab      E e Ed   dDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  30

  3.00  4   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  30

  2.25  3   3Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 190.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        82

         1

         1

        87

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

CANAN       BİLİCİ ROBERT11 KDS

bAbbAeb BCcBd aBADEbDaDaAeCcEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.75 15  13Türkçe  30

BbCDebeAaEaABDaCBba  cEAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C D             dAD E   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

  9.50 12  10Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 140.000

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        22

         1

         1

       163

         1

         1

       169

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0551881543

Alan/Bölüm

CANER       KILİNÇ ROBERT11 KDS

abdeac DbeAE AadDbedac b  bdbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  1.25  6  19Türkçe  30

ABdc CbcDebccÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

adbcacBCca  cd   E  E d   eD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C BEe  aaad a        eEACDb DbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  6  12Matematik-1  30

  3.00  6  12Matematik  30

  2.00  4   8Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  30

  2.75  3   1Fizik   7

 -1.25  0   5Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 147.500

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

       156

         1

         1

       162

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

CANSU A P   ÖZA LP ROBERT11 KDS

bAbCABA dC cabbBAD A D cd    aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 11  10Türkçe  30

 a De a e  d            eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DD              D   C  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ba     de e  a       D ddDaAEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  5   1Matematik-1  30

  4.75  5   1Matematik  30

 -0.50  1   6Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.50  4  10Fen Blm-1  30

 -0.50  0   2Fizik   7

 -1.00  0   4Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 133.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

       168

         1

         1

       174

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

CELAL       GÜLEÇ ROBERT11 KDS

bAbCABAaBCbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.00  7   4Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  DBBÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  4   0Matematik-1  30

  4.00  4   0Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 219.167

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        36

         1

         1

        38

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

CUMA        ÇEVİK ROBERT11 KDS

DAbCABeeBCEdEDaBdDdc DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.00 13   8Türkçe  30

BdCDd   aE A  c   Cce aAb EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  D               DCE CB  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  C aA EB aC E       DDECeCAdDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 12.00 13   4Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 170.833

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

       116

         1

         1

       122

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

ÇİĞDEM      DENİZ ROBERT11 KDS

DA CABAcdCEBa  BdDb      e EÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.50 12   6Türkçe  30

   b        B B   b  B d    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DDB         a   D   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBaa   cB C      d   b   D AdaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

  2.00  3   4Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  3.00  5   8Fen Blm-1  30

  0.25  1   3Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 172.500

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

       111

         1

         1

       117

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

DAMLA       YAZGAN ROBERT11 KDS

B a     bacE dB   c CB A AC ceÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.00  8   8Türkçe  30

AacdeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E    BBCdECDAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bedc    CBa    acbE  DE  D  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 10   1Matematik-1  30

  9.75 10   1Matematik  30

  0.00  1   4Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.00  8   8Fen Blm-1  30

 -1.00  0   4Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 169.167

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       117

         1

         1

       123

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

DENO        BAŞÇI ROBERT11 KDS

B E a     c       eaC      bAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.50  4   6Türkçe  30

A EaACCBD  B dBBaCA CcD   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E Dc   C            b   BBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  30

  5.50  6   2Matematik  30

 12.75 14   5Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 160.833

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       140

         1

         1

       146

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

DİLARA      ACAR ROBERT11 KDS

BdECabcabeecDABdaaBbCBDeeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 13  17Türkçe  30

ABEeAbCBbeaBdaBdcebBCBDeeAcbabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D c d   a      c         bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  30

  0.75  2   5Matematik  30

  8.75 13  17Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 115.833

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

       175

         1

         1

       181

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

DÖNE        SAYLA ROBERT11 KDS

 b              acdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 -1.00  0   4Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                     DdA  CEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  6   1Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 193.333

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        73

         1

         1

        77

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

ECRİN ROBERT11 KDS

DAbCA A  C    EBA  c  D  e   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 11   3Türkçe  30

 CC     eE    a        AeaE eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C e B C  E        DCb  deÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

    D D B            DD CD AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  30

  5.00  6   4Matematik  30

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  30

  2.00  2   0Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.00  9   0Fen Blm-1  30

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 100.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        25

         1

         1

       178

         1

         1

       184

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

EDA         ÇETİNBAĞ ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 175.000

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

       105

         1

         1

       110

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

ELA         DİKEN ROBERT11 KDS

bAbCABAbBdbBEDdaAaEA a cA aEEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

BCeDBCebcEBAeaBaeAaeaBbdbadDdcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                         c D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  30

  1.75  2   1Matematik  30

  7.50 12  18Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 132.500

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        22

         1

         1

       169

         1

         1

       175

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

ELİF        ÇEVİK ROBERT11 KDS

BabdadDaaccc*ddaD B eB b ACbeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.50  7  18Türkçe  30

dBcedCCdb aBedcdaCAdCaeeceDcBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

cAcaaa   aCDbaDed  Ad ce  DcBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  7  15Matematik-1  30

  3.25  7  15Matematik  30

  4.00  9  20Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 175.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       105

         1

         1

       110

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

ELİF        DURGUT ROBERT11 KDS

eAcCAB  BC cdccBAD c bbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.75  9   9Türkçe  30

  ee   bec ABDBa   e cdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d     a  c  E   aADCa CaBb   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBCCDe  d Ca cA      bDbCc AEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  7   7Matematik-1  30

  5.25  7   7Matematik  30

  2.75  5   9Sosyal Bil-1  30

 -0.50  0   2Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  7.75 10   9Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

ELİF        OLCARS ROBERT11 KDS

eAcCABA dCa dD acDdAecb b dEbdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.25 10  15Türkçe  30

BCeaaCCAaEaAB aCBACecBdAeBc  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Cdbe B   a     b caa  C   cDeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  4  11Matematik-1  30

  1.25  4  11Matematik  30

 12.00 15  12Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 167.500

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       123

         1

         1

       129

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

EMİN        ÖZTÜRK ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  cc aC ECD    Ec  acedBBDa eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CeBEDAa CBbE   B   aC EA  bEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  9  10Matematik-1  30

  6.50  9  10Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 13.75 15   5Fen Blm-1  30

  4.50  5   2Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 155.833

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

       149

         1

         1

       155

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

EMİNE       ÇELİK ROBERT11 KDS

beA    c b     c     DDbA b  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.25  5   7Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

               DEADaEdC B e  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cdb a  dBbdC c  c   EDDcCD eEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  8   3Matematik-1  30

  7.25  8   3Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.25  9  11Fen Blm-1  30

 -1.00  0   4Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 220.833

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        35

         1

         1

        37

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

EMİRHAN     KASAR ROBERT11 KDS

BEECeAaDDcAaDABabd  eB AeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

ABEaACCBDCCBAdBdBCbBCBDBDADEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         a              e  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  1   2Matematik-1  30

  0.50  1   2Matematik  30

 22.50 24   6Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 206.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        54

         1

         1

        57

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

EMRAH       TAŞ ROBERT11 KDS

DAbeAeb eC B   aAD A D cc C bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 11   9Türkçe  30

c  beC AcdeA            eBEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DbcBC  b cEE  dAcaEACBBDBc EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBC  c  dba   A a     DE ca  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.00 15   8Matematik-1  30

 13.00 15   8Matematik  30

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  30

 -0.75  0   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 205.833

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        56

         1

         1

        59

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

EMRE        SARI ROBERT11 KDS

DAbCAdAbBC eEcaBADEADDDbAbbcEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.50 19  10Türkçe  30

BCeDBCebcEBABeaCebCceBddeBEbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C                     C    c EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  3   1Matematik-1  30

  2.75  3   1Matematik  30

 12.50 16  14Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 163.333

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

       133

         1

         1

       139

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

ENES Ç*İK ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bBDbBBacEa  E  D bDbE C   B  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBC bAc B CC c aa  C DD beaA DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 12   7Matematik-1  30

 10.25 12   7Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.75 11   9Fen Blm-1  30

  2.25  3   3Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 184.167

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        89

         1

         1

        94

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

ESMANUR     BEYAZ ROBERT11 KDS

B EeCb ba AEDABbadBbCBDe ACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.25 15  11Türkçe  30

AB eA bcDe cAdB eCcee DBceDEaeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D cBdC EaD     c  a      b CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  30

  5.50  7   6Matematik  30

  7.50 11  14Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 186.667

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        86

         1

         1

        91

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0553897278

Alan/Bölüm

ESRA        AYTEKİN ROBERT11 KDS

bAbCABbbcCaB baBdDEA e bb C  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.00 12  12Türkçe  30

cbCDdCC eEBABaea bCBBBdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  a  b          AeaaeCBBDdD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  8   7Matematik-1  30

  6.25  8   7Matematik  30

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.667

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        24

         1

         1

        25

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

EZGİ        KINACI ROBERT11 KDS

BE dCAcDDDAdeAddcaecbe bBA AADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 14  13Türkçe  30

ABEaACCBDCCBAEBdBCABCBDBDADEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E a e  C cCee    c         a CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  30

  2.25  4   7Matematik  30

 25.00 26   4Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 209.167

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        48

         1

         1

        51

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

EZGİ        KİPER ROBERT11 KDS

DAbCAedecC     B eEA DD  a   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.25 11   7Türkçe  30

 b D  CA EeAB d            DeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   cB    dA  E D bDC  C BbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBa   e  bCC aABc  ddDDEdDCAEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  8   4Matematik-1  30

  7.00  8   4Matematik  30

  7.00  8   4Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  3.00  3   0Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.50 12  10Fen Blm-1  30

  0.25  1   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 265.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

         5

         1

         1

         5

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0501009848

Alan/Bölüm

FADİLE      ATEŞ ROBERT11 KDS

BE CCAaDDDAEDAaEcEBECBeeBACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 22.75 24   5Türkçe  30

ABEaACbeDdbBAdBaBCAeCcDBDADEBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ed  D  C  aD     E      dBDD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.25  9   3Matematik-1  30

  8.25  9   3Matematik  30

 18.75 21   9Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 162.500

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        22

         1

         1

       135

         1

         1

       141

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

FADİMEGÜL   CÜCÜK ROBERT11 KDS

BEceadbacccdDdB c   bd dBACcdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.50  7  18Türkçe  30

ABEaACCBeeCaddBeBCAeCcDcDADEBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

 16.25 19  11Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.667

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        24

         1

         1

        25

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0545261870

Alan/Bölüm

FATMA       ERGÜN ROBERT11 KDS

B         A Dd      CB    CÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.75  6   1Türkçe  30

                        DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E cBDBBCAECD    EE  EE CBBDDBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e   D  CCBEE     A cCeEA eCdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 19.50 20   2Matematik-1  30

 19.50 20   2Matematik  30

  1.00  1   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.75 13   5Fen Blm-1  30

  0.75  1   1Fizik   7

  5.00  5   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 245.833

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        13

         1

         1

        13

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

FATMA       KILIÇ ROBERT11 KDS

a  CCAbbD AEDABaD BdbBaABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 19   7Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    DBBCAECDAdDccE  bE  B DD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bCcEDAD CBbdC  Bcbce bEAaD  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 15.00 16   4Matematik-1  30

 15.00 16   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.50 14  10Fen Blm-1  30

  4.50  5   2Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 248.333

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        11

         1

         1

        11

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0551094973

Alan/Bölüm

FATMAGÜL    GÜÇLÜ ROBERT11 KDS

DAACAcA BC B DaBADEA DbbACC  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.75 19   5Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CcDDaBC Eb  EbdDdADCEACBBDcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBC DADEcCb ecbcB  CdDD  DaAEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 15.25 17   7Matematik-1  30

 15.25 17   7Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.50 14  10Fen Blm-1  30

  4.75  5   1Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 183.333

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        91

         1

         1

        96

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

FATMANUR    ÖZÇELİK ROBERT11 KDS

eAACABA d aBcDdBAD c  D dCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.25 14   7Türkçe  30

                         ab  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  a BC  E       ADbE CcB cÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cae b caeedCc AcBb  dDDdCD  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  30

  6.75  8   5Matematik  30

  0.50  1   2Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.50  9  14Fen Blm-1  30

 -1.25  0   5Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 266.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         4

         1

         1

         4

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

FİDAN       GÖKSU ROBERT11 KDS

 A CABA cbaB D BdD ceDD ACC cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 15   7Türkçe  30

   a  CAaEBA          dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C D BB dEd  EEaDE DC AC BDc  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBCC  DEB CCe AaBd CbDDECDbAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 15.00 16   4Matematik-1  30

 15.00 16   4Matematik  30

  4.25  5   3Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 17.50 19   6Fen Blm-1  30

  3.75  4   1Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 100.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        26

         1

         1

       178

         1

         1

       184

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

FURKAN        SARI ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 215.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        42

         1

         1

        44

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

FURKAN      BA AR ROBERT11 KDS

DAcCABA BC B cdBAD Ae ecd bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.00 13   8Türkçe  30

BbbceCedeccABDdCeeC      aEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  DBB      c  ed DaEAC BDBÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBC Db    CC       b DD  DbAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75 10   5Matematik-1  30

  8.75 10   5Matematik  30

  4.75  8  13Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 10.00 11   4Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.000

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        99

         1

         1

       104

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

FURKAN      ERKAN ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E    BeCdECDAED  a  E   BBDD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CedEcAD CBad c BaAcBCacA DbdDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.25 15   3Matematik-1  30

 14.25 15   3Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.75 13  13Fen Blm-1  30

  3.25  4   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

FURKAN      KURT ROBERT11 KDS

eAbCABAbcC   D edDacecDaeCCabBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 12  14Türkçe  30

BbCDebeAaEaABbBCBbCc BdAe  a DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

 11.00 14  12Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 201.667

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        61

         1

         1

        64

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

FURKAN      YILDIRIM ROBERT11 KDS

Bc eCd D bb   B a    c  BACAAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.00  9   8Türkçe  30

  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E bBcBaC EC  dD dEB EE CBBD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e d  Aaa B EC        DEA  C aDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.75 16   5Matematik-1  30

 14.75 16   5Matematik  30

  1.00  1   0Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.75  9   5Fen Blm-1  30

  0.25  1   3Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 135.833

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       166

         1

         1

       172

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

FURKAN      YILDIRIM ROBERT11 KDS

DAcCA   dC   e  d  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.00  6   4Türkçe  30

  b   e    dB        BdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C            dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBC a e d     c      D d e AEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  30

  0.75  1   1Matematik  30

  2.00  3   4Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.00  5   8Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.833

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        64

         1

         1

        67

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

FURKAN EFE  BİLGE ROBERT11 KDS

db C Ae D AEDABbDadcCc    CbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 13   9Türkçe  30

ABEe deeD dBcE e        a D aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      C ECDc D  EB Ec  dBDD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eeeaDADedBc     cbEaCecedaedDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.25 13   3Matematik-1  30

 12.25 13   3Matematik  30

  4.75  7   9Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  2.50  7  18Fen Blm-1  30

  2.00  3   4Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 193.333

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        73

         1

         1

        77

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

FURKAN YUSUFKAYA ROBERT11 KDS

Bd CeAcDDaAEDdBaDcaabBeeBACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 17  12Türkçe  30

AeEaAdbeD b ddBBBCbeCcDBDADEaeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E   e dd   D     c  b   c DD eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  30

  2.25  4   7Matematik  30

 11.75 15  13Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 158.333

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       145

         1

         1

       151

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

GAMZE       ARAL ROBERT11 KDS

BcEeabcbbeA DABdcEBbCBDeeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 14  15Türkçe  30

ABEcbeCBbeCBddB eaAeaBaecdDdabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D c d   a      c         bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  30

  0.75  2   5Matematik  30

  6.50 11  18Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 217.500

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        37

         1

         1

        39

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

GİZEM       ERCOŞKUN ROBERT11 KDS

B  CCc aDaAEDAB DEB CBeABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 20   5Türkçe  30

A E AdCaDe  ddBeBCABCdaBD    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       b ECDA             DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  30

  3.00  3   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 115.000

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       176

         1

         1

       182

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

GÖKÇE       SULTAGAN ROBERT11 KDS

be CcddDd aBEa  d     Da aeaaBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.50  6  14Türkçe  30

a e BCbbd d abBbe eBcB bdadebbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e D dB   Ecd     cÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  3   5Matematik-1  30

  1.75  3   5Matematik  30

  0.25  5  19Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 201.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        61

         1

         1

        64

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

GULİZAR     GÜLER ROBERT11 KDS

 AACA e BC c D  dD A b  b  b BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 10   6Türkçe  30

   D   A d AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  DB    b       caCEAC  eB  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 BCa A  d dCd A B  d DDECebAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00  9   4Matematik-1  30

  8.00  9   4Matematik  30

  2.75  3   1Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.25 13   7Fen Blm-1  30

  2.75  3   1Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 185.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        88

         1

         1

        93

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

GÜLNUR ROBERT11 KDS

B ba dc  ccE dBdaaBbCc AeA bAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.25  8  15Türkçe  30

ABde d eDe c d a bb babÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E bBcBBC ECDbdD EEB E   B aD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e Baa   aBaEC   a c  DE bDC DaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.75 16   5Matematik-1  30

 14.75 16   5Matematik  30

 -0.25  3  13Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

 -0.75  0   3Din Kült   5

  6.75  9   9Fen Blm-1  30

  0.25  1   3Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 213.333

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        43

         1

         1

        46

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

GÜLSEREN    İNANÇ ROBERT11 KDS

DAbCAeebBCbB cbBADEA ab AC  bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.50 15  10Türkçe  30

BCeDebeAeE ABDaCeACdcBdAeBEDAcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C           c     DCE C Bc D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  8   2Matematik-1  30

  7.50  8   2Matematik  30

 14.00 17  12Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 194.167

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        72

         1

         1

        76

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

GÜLSEREN    KARTAL ROBERT11 KDS

aE C    D A Dd  D cECB bBACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 14   5Türkçe  30

Adde CbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D c  CAECDcd  cccebcd dBebBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CbddaA  aBaEC  ca cd DEAbDCEDaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  9  14Matematik-1  30

  5.50  9  14Matematik  30

  1.00  2   4Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.00 12  12Fen Blm-1  30

  1.00  2   4Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 160.833

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

       140

         1

         1

       146

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

HADRENUR    ATMACA ROBERT11 KDS

BbaaadcD  AEcAdaDbBbC ce ACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 12  14Türkçe  30

Aededb  D eBAdBdcab CeeB debBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E Dd  cC  ba     E      BB   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  30

  6.00  7   4Matematik  30

  3.75  8  17Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 209.167

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        48

         1

         1

        51

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

HAKANMERT   DİZLE ROBERT11 KDS

eAACABe BC  aD cdD AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 10   5Türkçe  30

B  Deb  aE A     e B   AaBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DD BC  c  EE    eCE CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bB  aAD eeC   dBc  C DDEbe AEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.50 10   2Matematik-1  30

  9.50 10   2Matematik  30

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  8.75 11   9Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

HANIMNUR    KAYNAK ROBERT11 KDS

DAcCAB  BC   a cd EA   c     BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 10   5Türkçe  30

BbdDdbCAaEaABDaC bCcaBEAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  c              b  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  1   2Matematik-1  30

  0.50  1   2Matematik  30

 10.25 13  11Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 160.000

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       143

         1

         1

       149

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0531706749

Alan/Bölüm

HASAN       BİLİCİ ROBERT11 KDS

Bc CacebDeAEDABacEBEdBD  ACcebÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.00 15  12Türkçe  30

Ad abe  Da  AdBceCceCBeBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                        cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  1   1Matematik-1  30

  0.75  1   1Matematik  30

  5.25  8  11Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 185.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

        87

         1

         1

        92

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

HASAN       YANSULAK ROBERT11 KDS

BEbbaA bDeAEeeBabbBcCccAaACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 14  15Türkçe  30

AaEeACaBDCbcddBeBCAeCBaaDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  BD                   a eDcCdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  5   3Matematik-1  30

  4.25  5   3Matematik  30

 11.25 14  11Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 255.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         9

         1

         1

         9

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

HATİCE      AĞKEMİK ROBERT11 KDS

DA CAB  BC e eEBADEADDDcACCEcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.00 21   4Türkçe  30

BC DeCCAaEcABDBCabCcBBdAeaEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C    a      E B   DCE  BB    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75  9   1Matematik-1  30

  8.75  9   1Matematik  30

 17.75 20   9Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 175.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       105

         1

         1

       110

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

HATİCE K*R ATAN ROBERT11 KDS

BE ebbDbe cdDABEb BdCdeeeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.25 12  15Türkçe  30

Adae CdeDeaadÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E Dc B CAEbD d      b   B  D eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 dd  A bC  d          EA DC DeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  30

  7.75  9   5Matematik  30

  0.75  3   9Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 177.500

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

       102

         1

         1

       107

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

HAYRUNİSA   UÇAR ROBERT11 KDS

a ECbdeDDeAEDdBa a  CB ABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  30

AadeeCCd  b AdBeeCAeCBbBceDEabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    D    c e              e  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  30

  1.25  2   3Matematik  30

  8.25 12  15Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 225.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        29

         1

         1

        30

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

HAYRUNNİSA  AKHAN ROBERT11 KDS

DAbCABAcBCEBaDaBdDEA DD cC  bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.25 19   7Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CdD BB  Eb  EE D cDCE CBBDaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cB  b DaB e  c a d C DDECebAceÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.00 15   4Matematik-1  30

 14.00 15   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.25  9  11Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

        95

         1

         1

       100

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

HAYRUNNİSA  GÜRLER ROBERT11 KDS

eAACABA ddaBcD BADEcbc cA CEcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.50 16  10Türkçe  30

  e                      ab  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  a BC  E ac    ADbE Ccc cÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBd b aceebCc AcBb  dDD CD AdaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  30

  5.00  7   8Matematik  30

  0.25  1   3Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.50  9  14Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 270.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         3

         1

         1

         3

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0535609073

Alan/Bölüm

HİLAL       DÜŞMEZ ROBERT11 KDS

B  C    a AEDABEbaBdCB eBACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.75 17   5Türkçe  30

A EcAdCaD bB d   C     B     aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E c    CAECDA    E  E   BBeD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CeBaDA  CBEdC  BdAad DEACDCdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.50 13   2Matematik-1  30

 12.50 13   2Matematik  30

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

 16.25 18   7Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 229.167

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        23

         1

         1

        24

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

HÜMEYRA     ÖZBAĞ ROBERT11 KDS

DAbCAB  BCEB D BADEAeDD ACCE BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 22   2Türkçe  30

cCCDBbeAeEaABDaCeACc BdAeBEDAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e  D              DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  30

  1.75  2   1Matematik  30

 15.50 18  10Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 172.500

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       111

         1

         1

       117

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

İPEK        KILIÇ ROBERT11 KDS

BcEC Ac cbcEDAB DcBadd ABACAAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.50 16  10Türkçe  30

         e              D   abÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   c ccC EbD     ca E  bB aa dÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beeba b dBbd  bBcA cCadA DC DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  5  10Matematik-1  30

  2.50  5  10Matematik  30

  0.25  1   3Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.50  9  14Fen Blm-1  30

 -1.50  0   6Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 250.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        10

         1

         1

        10

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

İREM        ASİ ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

EbDBDBBCAEC AEDAEEBAEEACBBDDBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C BEDADCCBb         CDEACDCdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 27.75 28   1Matematik-1  30

 27.75 28   1Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 17.50 18   2Fen Blm-1  30

  6.00  6   0Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 192.500

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        76

         1

         1

        80

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

İSMAİL      BOZKURT ROBERT11 KDS

cdbbadeb DAEDAcEDbdEdBDbcAdbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.00 13  16Türkçe  30

ABEcAdbBDeCaAdBeBeeBCabBDADEebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D b  C  e c b  c A   dcBDD eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  30

  5.00  7   8Matematik  30

 13.75 17  13Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        99

         1

         1

       104

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

İZZET       CAN ROBERT11 KDS

B  ea     c DAcdccB CcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.00  5   8Türkçe  30

AcEa C  D   d  e   BC  dDÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    D  C  CDc    E         D CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C Bb        C        a ACDCE DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  30

  6.75  7   1Matematik  30

  5.75  7   5Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  8.50  9   2Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

LİONEL      MESSİ LOVE ROBERT11 KDS

  dCe  b       d       ABA bAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.50  5   6Türkçe  30

Aadede  b ad            DADcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   aD  a  C      b      BBDDcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C ad A  bBa          DcdaDCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  30

  6.00  7   4Matematik  30

  2.75  5   9Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.25  9   7Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.833

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

        95

         1

         1

       100

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

LÜTFİYE     BÜLBÜL ROBERT11 KDS

bAACABcecC   D BADEAeDDacCC EBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  30

aCCbBCeAaEeAdDaCBACeeBddbecÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Cd e ad  a    c  c    b  adÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.50  1  10Matematik-1  30

 -1.50  1  10Matematik  30

  9.50 13  14Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 161.667

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       138

         1

         1

       144

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

M EREN      BAKIR ROBERT11 KDS

bAeCAB  Bb   eb dcc eD  A C  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.50  8  10Türkçe  30

cbCb Cdbec  Ba C b    ddb cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C D acd  a  c  DdcDCa C Becb EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bcC bca B C  c      cDD eDCAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  8  11Matematik-1  30

  5.25  8  11Matematik  30

  0.75  4  13Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  7.00  9   8Fen Blm-1  30

 -0.25  1   5Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.833

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        64

         1

         1

        67

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

MAD ROBERT11 KDS

bAACABA BCb dabBADaA abceaCEcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.00 15  12Türkçe  30

c  DaC  e BA  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  DBd  aE  E  DdcDCE C      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EBaa                  D  D AEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  30

 10.00 11   4Matematik  30

  3.00  4   4Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.25  6   3Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 275.000

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         2

         1

         1

         2

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

MEDİNE      AÇAR ROBERT11 KDS

B    A De AaDABE EBECBbAcACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.00 19   4Türkçe  30

A ce e Bb   AdBe  A CdbBD cEabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E   D BCAECD ED EEB bc CBBDDBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beBd AcdCBdE   B AcdCaEAeeCdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 18.25 19   3Matematik-1  30

 18.25 19   3Matematik  30

  6.25  9  11Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 10.00 13  12Fen Blm-1  30

  1.00  2   4Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 123.333

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       170

         1

         1

       176

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

MEDİNE      TAŞKIN ROBERT11 KDS

 bba   bDDcEedd DEB  B     cAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.50  8  10Türkçe  30

d   bd  c   ddaecbA CBcBe D  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  30

 -0.25  0   1Matematik  30

  1.75  5  13Sosyal Bil-1  30

 -0.50  0   2Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 208.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        53

         1

         1

        56

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

MEHMET      YILDIZ ROBERT11 KDS

bAb Aec cC BaadBd Ec e cd abdBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.00  7  16Türkçe  30

cCeDeCdbedBA  ab bb aBdÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C Da B   E B E DdbDCE CBB Bc EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBa  A  B    cABc  d DDECDCAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.00 15   4Matematik-1  30

 14.00 15   4Matematik  30

  2.75  6  13Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

 -0.75  0   3Din Kült   5

 12.75 14   5Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 201.667

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        61

         1

         1

        64

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

MEHMET SAİT YAZGAN ROBERT11 KDS

BbcCCdbDeDAEaABdD   CBaABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.75 18   9Türkçe  30

AadaACCebe BddBeBCbeCBDBDADbBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

    c     d      d      eBD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  3   4Matematik-1  30

  2.00  3   4Matematik  30

 12.75 16  13Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 144.167

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       159

         1

         1

       165

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

MELEK       KÜPCÜK ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

EdaceedCdECDb  b c  a    aD  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CbBdDeaCCBcEd     c  eEACDdcDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.75  6  13Matematik-1  30

  2.75  6  13Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 10.50 13  10Fen Blm-1  30

  2.00  3   4Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 222.500

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

        31

         1

         1

        33

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

MELİKE      KOCADAYI ROBERT11 KDS

bAb Aec  C BaadBdDEc e cd abdBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.25  8  15Türkçe  30

cCeDeCdbedBA  ab bb aBd    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C Da B   E B E DdbDCE CBB Bc EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBa  A  B e  cABc  CEDDECDCAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.00 15   4Matematik-1  30

 14.00 15   4Matematik  30

  3.75  7  13Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

 -0.75  0   3Din Kült   5

 14.75 16   5Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

MELİKEARSLAN ROBERT11 KDS

             ABa  cECB  B C AbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.25  8   3Türkçe  30

             d       aÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E   be C ECDb    E      B DDcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

         B        a   EA    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 10   4Matematik-1  30

  9.00 10   4Matematik  30

 -0.50  0   2Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.75  4   1Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 155.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       150

         1

         1

       156

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

MELİSA      ÇELİK ROBERT11 KDS

bAbCABA dC    d           CdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.75  7   5Türkçe  30

 a b  ededaA      b     CcdDbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CcDDBB      b      Ca    DaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBb  A da C          ebECDadcDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  30

  6.00  7   4Matematik  30

  0.00  3  12Sosyal Bil-1  30

 -0.50  0   2Tarih   5

 -1.00  0   4Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  4.75  7   9Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 174.167

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       109

         1

         1

       114

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

MELİSA      DİRİER ROBERT11 KDS

eAbCAd  eC e D BAD c D  cCCbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 12   8Türkçe  30

 bCbBCeAa adBDaCeAbcBBdAea DADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            c   d  CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  2   2Matematik-1  30

  1.50  2   2Matematik  30

 10.75 14  13Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 191.667

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        78

         1

         1

        83

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

MELİSA NUR  KARACA ROBERT11 KDS

BccCaA aDDAEcdBa  e Cc cBACbAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 13  12Türkçe  30

AaEeAd ebCC AdeBBCAeacDBDAD eeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      b cCDA             DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  30

  5.50  6   2Matematik  30

 12.00 15  12Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 122.500

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

       171

         1

         1

       177

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

MELTEM      CAN ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

daa e b  ae ddc  cD E C eedcdcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b a   DEBbeC c       DDcdDCAEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -1.25  3  17Matematik-1  30

 -1.25  3  17Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 211.667

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        44

         1

         1

        47

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

MERVE       AKIL ROBERT11 KDS

 AbCABADBC  aDaBA     D  C   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 14   3Türkçe  30

   D     E A            eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca D B   b  E    ADCE CB Dc  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBC a   B            eD C C EÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.25 12   3Matematik-1  30

 11.25 12   3Matematik  30

  2.75  3   1Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.25  7   3Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 260.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         6

         1

         1

         6

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

MERVE       ÇERÇİ ROBERT11 KDS

DdcCABceBC B DE A EA    dÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 12   5Türkçe  30

       A   A     e     daeEDAcÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eBDDBB dEEA EE DdADCEACBBbBD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EBCb ADdBeC ecAcB  d aDdCeCAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 21.00 22   4Matematik-1  30

 21.00 22   4Matematik  30

  3.75  5   5Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

 12.50 15  10Fen Blm-1  30

  4.75  5   1Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 238.333

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        16

         1

         1

        16

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0552739736

Alan/Bölüm

MERYEM      ZAHTER ROBERT11 KDS

DAACABAcBCaBEa BADEA DDcACC cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 22   5Türkçe  30

BCCDaCCAaEBABDaCedCeBBdAeeEaADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b        a        DCE b BÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  30

  3.25  4   3Matematik  30

 17.50 20  10Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        24

         1

         1

        25

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

MERYEM GÜL  YAVUZ ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CBDDBBC  E  EE Dd DCEACBBDBDdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EBCaDADbBCCC c ac   EDDE cCAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 21.50 22   2Matematik-1  30

 21.50 22   2Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 16.50 18   6Fen Blm-1  30

  5.75  6   1Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 162.500

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       135

         1

         1

       141

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

MEVLÜT      KIRIK ROBERT11 KDS

BbE CA DDcc adB DdBEC e eA bAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.50 13  10Türkçe  30

Aed A Ceb b             DAc  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   e   C  eDb    c  b  C ce  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ebd  e   Bc    a     eE ac EDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  30

  2.25  4   7Matematik  30

  3.25  5   7Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  30

 -1.00  0   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 285.000

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

MUHAMMED    GÜLTEKİN ROBERT11 KDS

Bc bCA DDDAEDABEDEBcCBaABACAAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.75 23   5Türkçe  30

ABEBACCBDCCBAEBBBCABCaDBDADEBeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  aD  C    A       a  C  Dc CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  30

  6.25  7   3Matematik  30

 27.50 28   2Sosyal Bil-1  30

  5.00  5   0Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 232.500

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        19

         1

         1

        19

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

MUHAMMET ALİAYTOP ROBERT11 KDS

BE CCdDDD AbeA  D     DA AeAAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 15   5Türkçe  30

A E bCbBD d AbBBe eBCB BDADEBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E D DB   ECD     c     C BD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 11   1Matematik-1  30

 10.75 11   1Matematik  30

 15.25 17   7Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 161.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       138

         1

         1

       144

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

MUSTAFA     AGGEDİK ROBERT11 KDS

a      b   a A      e  A ACÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.00  4   4Türkçe  30

Aa  A C                  AD  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       C ECaA    c  E   d D  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

         B           bE  D  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  30

  6.25  7   3Matematik  30

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.75  5   1Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 225.833

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        28

         1

         1

        29

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

MUSTAFA     KORKMAZ ROBERT11 KDS

BEECeAaDDcAaDABabddceB AeACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 16  13Türkçe  30

ABEaACCBDCCBAEBdBCbBCBDBDADEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b        a bA  b    E  de eDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  30

  1.25  3   7Matematik  30

 23.75 25   5Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  5.00  5   0Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 173.333

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

         6

         1

         1

       115

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

MUSTAFA CAN POLAT ROBERT11 KDS

eAbCAB DBC e a BAac  e  c    cÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.75  9   9Türkçe  30

B          A      CBÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  aBea  d      d D   C  b   EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBe       b     d    DDECDbAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  30

  3.50  5   6Matematik  30

  4.00  4   0Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  7.75  9   5Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 168.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       120

         1

         1

       126

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

NADİDE ROBERT11 KDS

  AC               A aD b    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.50  5   2Türkçe  30

   e  d  E              e    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C    d   b  E    bDC bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBC     Be C  A Bb   DDdCDCAEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  30

  3.00  4   4Matematik  30

  1.25  2   3Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.75 13   5Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 142.500

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       161

         1

         1

       167

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

NARİN       AYAN ROBERT11 KDS

   a        b aaD B    eBACdAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.25  6   7Türkçe  30

                             bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       CbbCecaec c  b    ea  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C dE AbbdBb     cAEB DdAae EDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  3  11Matematik-1  30

  0.25  3  11Matematik  30

 -0.25  0   1Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.50 11  10Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 202.500

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        60

         1

         1

        63

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

NAZLI       ATMACA ROBERT11 KDS

bAceABAeBC ecDbBdD Abb  daac BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.50 11  14Türkçe  30

    daC  d  BDBa A  aBdA BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DaBcC  bd E BD ADCE C ebBD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBC bA dB d  d a       E     eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 13.50 15   6Matematik-1  30

 13.50 15   6Matematik  30

  6.50  8   6Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  3.25  5   7Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 166.667

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       124

         1

         1

       130

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

NESİBE      PARLAK ROBERT11 KDS

BE CacebDeAEDABacEBEdB*c ACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

ABce dbdba add dBCbeCceBDADEaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  30

 -0.25  0   1Matematik  30

  7.00 11  16Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

 -1.25  0   5Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 149.167

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

       154

         1

         1

       160

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

NİDASU      ERCAN ROBERT11 KDS

bAdCABe BC B Daa b        aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.25  8   7Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d Dee    b  c   ac Cb CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EBbab  bB C BEAc     cc CeaAdDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  3   8Matematik-1  30

  1.00  3   8Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.50 10  10Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 160.833

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       140

         1

         1

       146

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

NİSANUR     ALPMAN ROBERT11 KDS

bAbCABA ceEd ad              BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.25  7   7Türkçe  30

  CDe   eE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DD     b  E    cbCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EcC c   Beed b c  Ad DD Ce  EbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  5   4Matematik-1  30

  4.00  5   4Matematik  30

  3.50  4   2Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.50  8  10Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 215.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        41

         1

         1

        43

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

NUR ŞEVVAL AATEŞUŞAĞI ROBERT11 KDS

DAbCABA BC B D BAeEADDDeACCbcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.75 21   5Türkçe  30

 CCbe dAeEaABDcaeACBBBdA   D aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a D              ADC  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  4   2Matematik-1  30

  3.50  4   2Matematik  30

 11.50 14  10Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 211.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        44

         1

         1

        47

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0531244250

Alan/Bölüm

NURMELEK    YEGEN ROBERT11 KDS

DAbCA A BC  dDbBADEA D eACC bdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.50 17   6Türkçe  30

Bd De d edÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DDedC cE  E  D cDCE C      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBdeDADaeeeCaEbc     bDdeDdAEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.00 12   4Matematik-1  30

 11.00 12   4Matematik  30

  0.75  2   5Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  6.25 10  15Fen Blm-1  30

  3.25  4   3Fizik   7

  0.75  2   5Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 215.000

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

         3

         1

         1

        44

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

ONUR        DURAK ROBERT11 KDS

DAcCABd BC         c DD AC acBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 12   5Türkçe  30

cdeDebebdEaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CaDDBB c b  E  edADCEAC BD D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBCCaA Ee C          bcdCD AEbÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.75 16   5Matematik-1  30

 14.75 16   5Matematik  30

  0.75  3   9Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.25 10   7Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 210.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        46

         1

         1

        49

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

ONUR        ŞAHİN ROBERT11 KDS

DAbCA Aa CbB DdB DEADDDbACCEbBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.50 20   6Türkçe  30

BC D CCAaE ABa C  C  BEA   a DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C                c    b aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  1   3Matematik-1  30

  0.25  1   3Matematik  30

 14.25 15   3Sosyal Bil-1  30

  3.00  3   0Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.00  2   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.667

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        24

         1

         1

        25

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

ÖMER AKIN ROBERT11 KDS

               a   dC  A ACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.25  6   3Türkçe  30

A   be  D b AdB      a BDADEaeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ed BacBC ECDA DbEc eEddCBBeDBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CeBEcAaeCBc  c BcAacCDEebDbdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 14.75 17   9Matematik-1  30

 14.75 17   9Matematik  30

  7.25  9   7Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  0.75  1   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 10.75 14  13Fen Blm-1  30

  3.25  4   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 169.167

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

       117

         1

         1

       123

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

ÖYKÜ AZRA   AK IN ROBERT11 KDS

B      be Ab eBaD d CeeecAeAAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.00  8  12Türkçe  30

A deACbdbe a            DeDEeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  B c bb  D E  EE A E  BBDcBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C Bc  caaBc  A    b decAaadd bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  30

 10.75 12   5Matematik  30

  3.50  6  10Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.50  5  14Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 192.500

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 205.556

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

         5

         1

         1

        80

         1

         1

Sınıf Kat:6 Genel Kat:186Okul Kat:6

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

966435 0

Alan/Bölüm

ÖZAY KAAN   ÖZĞAN ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

A       D       c  BC   D DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  DBeBcCAECDc    c da  C  DDBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e BbcA a B dC CBc ccCDE aeCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.50 13   6Matematik-1  30

 11.50 13   6Matematik  30

  5.75  6   1Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 10.50 13  10Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 258.333

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

         7

         1

         1

         7

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

PINAR       KARABAY ROBERT11 KDS

BE CCA DD AEDbBaDaBECBcABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.75 22   5Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E e DBBCAECDcED cEc EEe BB DdCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CeBaDbbC Bc C d a cB eEAbeCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 16.50 18   6Matematik-1  30

 16.50 18   6Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 10.25 13  11Fen Blm-1  30

  2.00  3   4Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 171.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

       115

         1

         1

       121

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

RABİA SUBAŞI ROBERT11 KDS

bAcCAeAcdC   DaB DbA  b ceCEcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.25 12  11Türkçe  30

 debdbCAeceABba  Ab aBddaeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CB DeBb  a   Ea EAD E b c dDeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBaac ccBeCd b       bDd aaAceÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00 10   8Matematik-1  30

  8.00 10   8Matematik  30

  3.00  7  16Sosyal Bil-1  30

 -1.00  0   4Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  1.25  5  15Fen Blm-1  30

 -0.25  1   5Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 203.333

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        58

         1

         1

        61

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

REŞİT       GÜÇYETMEZ ROBERT11 KDS

bAACABAaBCacEDaBADdAeDbbA b cBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 17  11Türkçe  30

cbCDdCCAaEBABaaCaACBeBdAbBEaecÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C     b           DCd dBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  30

  3.00  4   4Matematik  30

 13.75 17  13Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 143.333

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       160

         1

         1

       166

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

RUKİYE      GÜNDÜZ ROBERT11 KDS

BabC dc      ABdDa         bebÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.75  5   9Türkçe  30

A  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

     B CA  DAE             eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  B      ab       a  aE aD  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

  0.75  1   1Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.75  5   5Fen Blm-1  30

  1.00  1   0Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 122.500

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

       171

         1

         1

       177

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0531509647

Alan/Bölüm

RUKİYE      GÜNSEVER ROBERT11 KDS

DAbad      a D     A abDeaC bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.75  7   9Türkçe  30

cb ce C ed ABacC bba  dd  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca cac   b              a cÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.75  1   7Matematik-1  30

 -0.75  1   7Matematik  30

  2.75  6  13Sosyal Bil-1  30

 -1.00  0   4Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 180.833

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        95

         1

         1

       100

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0551094674

Alan/Bölüm

RUKİYYE     ÜNLER ROBERT11 KDS

bAbCABA dd BaDaBd EcÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.00  9   8Türkçe  30

       AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e aDB    a  cE  dbDdE Ca  c  EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBC bADad C     B    DDEbDCAEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  7   9Matematik-1  30

  4.75  7   9Matematik  30

  1.00  1   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.50 13   6Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 191.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        78

         1

         1

        83

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

RUMEYSA     ÇAPAR ROBERT11 KDS

B  dC  DDeA   B a B CB ABACAAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 15   4Türkçe  30

A    CCd e   d          DAD  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  c DB C EaD  c  c ec  CcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Ceed  c dea     cA   DEebDd DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  30

  4.25  6   7Matematik  30

  5.00  6   4Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  4.25  7  11Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 165.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       127

         1

         1

       133

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

RÜMEYSA     ÖZTÜRK ROBERT11 KDS

bAbCABA cC Bdaba D    DDd bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.75 10   9Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  e               Cc CB  ecÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBCCD  c dC          DDd D AEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  4   4Matematik-1  30

  3.00  4   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.75 10   5Fen Blm-1  30

  3.75  4   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 137.500

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

       164

         1

         1

       170

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

RÜMEYSAZİLANATAŞ ROBERT11 KDS

DAc AB       DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.75  5   1Türkçe  30

daCb  ededaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C                  CdÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Bd  A de C  db      D   D  EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  30

  1.75  2   1Matematik  30

 -1.00  1   8Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

 -1.00  0   4Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  7   5Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 235.833

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

        17

         1

         1

        17

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

SABRİ       YAYLABAŞ ROBERT11 KDS

B EC  DeDDAEDAB aE  CB ABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 20   3Türkçe  30

A EabCbBD C A B BCAeCB BDADEBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E c DBc  ECa     c      eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  30

  3.75  5   5Matematik  30

 17.75 19   5Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.833

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        64

         1

         1

        67

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

SAFİYE      AKHAN ROBERT11 KDS

eAACABAecCcBdeaBAb cDDDDACC dBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.50 18  10Türkçe  30

B   c CAa  ABDaCBbC eBEdeBEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C eba a     E   d       eÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.50  2   6Matematik-1  30

  0.50  2   6Matematik  30

 14.25 16   7Sosyal Bil-1  30

  0.75  1   1Tarih   5

  1.75  2   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 190.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        82

         1

         1

        87

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

SAFİYESULTANSAĞIR ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CBD BBe  b  EE D  DCEACaBeBD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

EBCa AcbBbeCecAc C  dDDECaeAEaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 16.00 17   4Matematik-1  30

 16.00 17   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.00 14  12Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

  0.75  2   5Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 232.500

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        19

         1

         1

        19

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

SALİH       EŞİYOK ROBERT11 KDS

be CAd   CdB  dB   A         aÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.50  6   6Türkçe  30

       A E AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CBDD BC EE BEEBD ADCE C B cD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBC c DEB CC  A d    DDdeDa EDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 20.75 21   1Matematik-1  30

 20.75 21   1Matematik  30

  3.00  3   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.50 13   6Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  4.00  4   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 146.667

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       157

         1

         1

       163

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

SALİH       YILMAZ ROBERT11 KDS

bAcCAB         B   e   Dda   BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.75  7   5Türkçe  30

            BbeCB  eBB AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

                  DC         EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  3   0Matematik-1  30

  3.00  3   0Matematik  30

  5.25  6   3Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 205.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        57

         1

         1

        60

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

SAMET       OĞUZCAN ROBERT11 KDS

D       cC B DdBAD c      e  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.00  8   4Türkçe  30

   D  C  EcAda               DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C Db    Eb  E     DCEAC BD b EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  CC    B   d   d  d DDECDCe DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.25 12   3Matematik-1  30

 11.25 12   3Matematik  30

  4.25  5   3Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.00 10   4Fen Blm-1  30

  2.00  2   0Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 188.333

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

        84

         1

         1

        89

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

SEBASTİAN ROBERT11 KDS

bAbCcBd cdaecDaBdcEAbDb    E BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.50 10  14Türkçe  30

BCCDBCCAaEBABDcCeACec dAb  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bacDBedAbc       A  c C    D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  30

  5.00  7   8Matematik  30

 15.00 17   8Sosyal Bil-1  30

  5.00  5   0Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 160.000

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       143

         1

         1

       149

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

SEBASTİAN   SZYMA NKİ ROBERT11 KDS

  dCe  b       d     B ABAebAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.25  6   7Türkçe  30

Aadede  bCad            DADcBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   aD  a  C      b       BDDcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Cada A  bBab       e DcdaDCEDeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  30

  5.00  6   4Matematik  30

  3.50  6  10Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.25  8  11Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 255.833

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

         8

         1

         1

         8

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

SEFA        ÇERÇİ ROBERT11 KDS

B         A e               AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  2.75  3   1Türkçe  30

d EaA   D           C   D    eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

EADBDBBCAECD  D EEBAbEeCBBD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C BEDA CCBEd dC cAceCaEACeCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 22.50 23   2Matematik-1  30

 22.50 23   2Matematik  30

  4.25  5   3Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  1.00  1   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 17.25 19   7Fen Blm-1  30

  5.00  5   0Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 162.500

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

       135

         1

         1

       141

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

SELMA ROBERT11 KDS

DAbCAB  Bb  EaaadedAe   ACC bBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.50 12  10Türkçe  30

 da dd Ae  ABaBa baBeBdde EDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C           c    bea e  BDdDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  30

  2.50  4   6Matematik  30

  6.75 10  13Sosyal Bil-1  30

 -0.75  0   3Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  0.25  1   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 196.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        71

         1

         1

        75

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

SEMANUR     AŞIKOĞLU ROBERT11 KDS

B  d      A       B CB A A bADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50  9   2Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E DB   C EbD    EE AE   BBbDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C B D  bdBE d   c a  DEA eddDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.50 13   2Matematik-1  30

 12.50 13   2Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  30

  3.00  3   0Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

 -0.50  0   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 158.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       145

         1

         1

       151

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

SENANAZ     YILDIRIM ROBERT11 KDS

        b c DABccdc CB  BACcAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.00  9   8Türkçe  30

Aadebb  ee  AdBe b   B  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

b   b aC adD d   Ee a d   DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C d  eDCCBc      Ac aaEAbcCbDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  4   9Matematik-1  30

  1.75  4   9Matematik  30

  1.25  4  11Sosyal Bil-1  30

  0.00  1   4Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  7.50 10  10Fen Blm-1  30

  1.50  2   2Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 137.500

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

       164

         1

         1

       170

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

SERPİL      ATAŞ ROBERT11 KDS

cc   be D AcDdB Db  bB caACbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.25  9  11Türkçe  30

dBdd Cade b   d         ceDb dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            A Db E db  CcB   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b B   b a a e       becAae cDeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  30

  5.00  6   4Matematik  30

  0.00  3  12Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  3  12Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 135.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

       167

         1

         1

       173

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

SERRANUR    ZİREK ROBERT11 KDS

DAcCA   dC   e  d  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.00  6   4Türkçe  30

      e e  dB        BdAea   DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBC a e a            c d e AEeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.00  1   0Matematik-1  30

  1.00  1   0Matematik  30

  2.50  4   6Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.50  0   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.00  4   8Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 175.000

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

       105

         1

         1

       110

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

SERVET T ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E    B CAECDA    c e  e BBeD CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C edDA  eBdEC  aaAcaCaEe DCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.00 12   4Matematik-1  30

 11.00 12   4Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

 11.50 14  10Fen Blm-1  30

  2.50  3   2Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 177.500

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

       102

         1

         1

       107

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

SEVİLAY     KILI Ç ROBERT11 KDS

db        A Dbe D   CB dBACAAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 10   6Türkçe  30

A Eec                   D D  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       C ECDc D EE  b    B DdeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

         Ba C         cAbeddDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00  9   4Matematik-1  30

  8.00  9   4Matematik  30

  3.25  4   3Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.50  5   6Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 172.500

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       111

         1

         1

       117

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11H

0

Alan/Bölüm

SILA NUR    BAYRAMOĞLU ROBERT11 KDS

B  eCAbDDDAdedBaeae CebABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.25 16  11Türkçe  30

Aeaa CCeD  dAdBBeCAed  BDeDd bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

        aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 -0.25  0   1Matematik-1  30

 -0.25  0   1Matematik  30

  9.00 12  12Sosyal Bil-1  30

  0.25  1   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 221.667

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        33

         1

         1

        35

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

SUDENAZ     DEMİR ROBERT11 KDS

BbdC eeeaedabABaDEBEbBeABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 16  13Türkçe  30

eB e e e C   dB  C  aa   ADEabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E cBDe CAECDc D EE  b    ebD eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Cee ee  CBc    c A dCDEAabC DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 12   7Matematik-1  30

 10.25 12   7Matematik  30

  4.75  7   9Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.50  1   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  1.00  1   0Din Kült   5

  8.75 11   9Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 222.500

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

        31

         1

         1

        33

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

SÜM *RA     ÖZYÜREK ROBERT11 KDS

DAbCABbeeC B  aBADdc    A    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 12   7Türkçe  30

   DBC AaE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DD B  Eb BE  Dd DCEAC B BDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBab      a          DDEbeaAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 15.50 16   2Matematik-1  30

 15.50 16   2Matematik  30

  5.75  6   1Sosyal Bil-1  30

  2.00  2   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.25  7   7Fen Blm-1  30

  0.25  1   3Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 168.333

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

       120

         1

         1

       126

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

SÜMEYYE     BÖREKÇİ ROBERT11 KDS

             c     A DÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  1.75  2   1Türkçe  30

 b      e  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DDBa   EA c    cD EAC      EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 Ba  d d  CCa   B  a bDECDbAEcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.25 11   3Matematik-1  30

 10.25 11   3Matematik  30

  0.50  1   2Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  1.00  1   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 150.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

       152

         1

         1

       158

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

ŞAZİYE      SERT ROBERT11 KDS

DebCAaeeBC e ec AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.00  6   8Türkçe  30

 aC eCd ed   aB         CacDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C     d  E  c  adcDCE C cDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aBa       e          eDc eaAcaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  30

  5.50  7   6Matematik  30

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.75  3   9Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 248.333

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

        11

         1

         1

        11

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

ŞEBNEM      ÖZALP ROBERT11 KDS

B ECCAaDDDAEeABaDcBbCBDceACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 22   7Türkçe  30

baEBAbCeeCbBAEBeBCbeCBDBDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E De BBd ECDA  b E  b   aa   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  30

  8.50 10   6Matematik  30

 15.75 18   9Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 206.667

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        54

         1

         1

        57

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

ŞEYMA       ÖZ ROBERT11 KDS

cAbCAec BC a aaBADEAD D d CEEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  30

  eDeCCAecaABDBCBACecBddbBE  DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e   BB          EA C   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  30

  4.50  5   2Matematik  30

 13.50 16  10Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 168.333

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

       120

         1

         1

       126

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

TALHA      ÖZYURT ROBERT11 KDS

 b   d a e cadB a e CBD BACbAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  5.25  8  11Türkçe  30

AdEaAdCebeCB dB eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      C   D d  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

e edb    B           DEAbDCEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  3   2Matematik-1  30

  2.50  3   2Matematik  30

  5.00  7   8Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  7.75  9   5Fen Blm-1  30

 -1.00  0   4Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 166.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       124

         1

         1

       130

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

TUĞBA       KILIÇ ROBERT11 KDS

DAcCABA dCcd acBADÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.50 10   6Türkçe  30

    e     BA             BE AÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CBDD  d  b    aDEeDac   cc   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dBC b cdebb  ab a  bbDDdCe AdeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  7   9Matematik-1  30

  4.75  7   9Matematik  30

  4.75  5   1Sosyal Bil-1  30

 -0.25  0   1Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  2.00  6  16Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

 -1.25  0   5Kimya   7

 -0.75  0   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 173.333

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       110

         1

         1

       115

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

YAĞMUR      BİLEÇ ROBERT11 KDS

eAcCcBd cd ecDa   EAb bÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  3.25  6  11Türkçe  30

BCCDBCCAaEaABeBC  a   dAb bDdbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C DD B            D   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  6   0Matematik-1  30

  6.00  6   0Matematik  30

 12.75 15   9Sosyal Bil-1  30

  5.00  5   0Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 163.333

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

       133

         1

         1

       139

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

YAĞMUR      ÖRS ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

        a  A  BÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d DDaBC  ae cdB  cDdEeCeBeeDcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBaCDADdBbeC c BBadd ebaCeaAEDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75 11  13Matematik-1  30

  7.75 11  13Matematik  30

  1.75  2   1Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.50 13  14Fen Blm-1  30

  4.50  5   2Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 231.667

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        21

         1

         1

        21

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

YAKUP       GEZGİNCİ ROBERT11 KDS

BddCCbDDcaAEeABaDacECBcABACbADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 19  11Türkçe  30

AdEaAdCBaCCBAdBeBCABCaDBDADEBaÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       C aC              BeD eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  4   3Matematik-1  30

  3.25  4   3Matematik  30

 20.00 22   8Sosyal Bil-1  30

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 203.333

   0.000

   0.000

 181.309

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        58

         1

         1

        61

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11G

0

Alan/Bölüm

YAREN       GENÇ ROBERT11 KDS

bAb A ADd    D   ebA DDDdCC EBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 13   6Türkçe  30

 d DBbCb d AB BCBe eBBbAbBEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

            c     DCE   Bc D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  6   2Matematik-1  30

  5.50  6   2Matematik  30

 14.00 16   8Sosyal Bil-1  30

  1.75  2   1Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 224.167

   0.000

   0.000

 184.384

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        30

         1

         1

        31

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11D

0

Alan/Bölüm

YASİN       BAĞCI ROBERT11 KDS

cEE C  Db AdDABdbacb B ABACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  30

ABdabeCBD  c dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E      C ECDcdD  EB Ec  dBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

eecE  DeaBE    BaAd CeEAaD  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  30

 10.00 11   4Matematik  30

  3.50  5   6Sosyal Bil-1  30

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  9.75 12   9Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 216.667

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        39

         1

         1

        41

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

YASİN       GÖÇER ROBERT11 KDS

bAbCAB   b B DaB D A  D      BÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 11   4Türkçe  30

   DBbCA EeABad  Aa eBEAe EDAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CBDe c      c  c  DCE Cc D   aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cBb    dBeCe cAc     DDcCD AceÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  8   6Matematik-1  30

  6.50  8   6Matematik  30

 12.00 14   8Sosyal Bil-1  30

  2.00  2   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  6.50  9  10Fen Blm-1  30

  0.50  1   2Fizik   7

  1.00  2   4Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 198.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        69

         1

         1

        72

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

YUNUS       AÇAR ROBERT11 KDS

                            AbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.75  1   1Türkçe  30

A           Ad   bA CBD DÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E  ceBBC ECD   b EBAd  CeBDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

beBd Aa CBa C    AaeCbEAaDCdDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 13   5Matematik-1  30

 11.75 13   5Matematik  30

  6.50  7   2Sosyal Bil-1  30

  1.00  1   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

 10.50 13  10Fen Blm-1  30

  1.00  2   4Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 241.667

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

        15

         1

         1

        15

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

YUSUF EFE   HORUZOĞLU ROBERT11 KDS

aEae baDDaAcDABdecBECBbcBACbAbÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 15  14Türkçe  30

ABEc dCdDeaaedBBeCeeCdDBcAaEabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E   DBBCeECD db          BDD bÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Cd d bD CBdEb    AEd DEAbDbEDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  30

 10.00 11   4Matematik  30

  9.00 13  16Sosyal Bil-1  30

  2.75  3   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 12.00 14   8Fen Blm-1  30

  1.25  2   3Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 210.000

   0.000

   0.000

 197.083

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        46

         1

         1

        49

         1

         1

Sınıf Kat:24 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11F

0

Alan/Bölüm

YÜSRA       ERTÜRK ROBERT11 KDS

cAbCAec BC a  aB DEAD D   CEEBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.50 15   6Türkçe  30

  eDeCCAecaABDBCBACecBd  BED DÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e   BB          EA C   dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  5   2Matematik-1  30

  4.50  5   2Matematik  30

 15.00 17   8Sosyal Bil-1  30

  0.50  1   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 234.167

   0.000

   0.000

 190.942

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        18

         1

         1

        18

         1

         1

Sınıf Kat:23 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11H

0542276098

Alan/Bölüm

ZAHİDE      ALAGÖZ ROBERT11 KDS

bAACABADdC B  aeADEAeDDeACCbcBÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.00 19   8Türkçe  30

Bb DdCCAaE ABecCedCBeBdA cEDADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e Dc B   b   E   ADCE CBd  e EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75 10   5Matematik-1  30

  8.75 10   5Matematik  30

 14.50 17  10Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 158.333

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       145

         1

         1

       151

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

ZEHRA       AKAY ROBERT11 KDS

DAbCABb B Ec D  dD AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  9.00 10   4Türkçe  30

  ee   beddA  B          e   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d D   a  b  E    bD EACdd    EÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cad   addbCa cb      bDECc AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  7   6Matematik-1  30

  5.50  7   6Matematik  30

  0.00  2   8Sosyal Bil-1  30

 -0.50  0   2Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  3.00  6  12Fen Blm-1  30

 -1.00  0   4Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 120.000

   0.000

   0.000

 195.873

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        21

         1

         1

       174

         1

         1

       180

         1

         1

Sınıf Kat:21 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11B

0

Alan/Bölüm

ZELİHA      ERDEM ROBERT11 KDS

bAcaAeA Be   D dd    e  AÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  4.00  6   8Türkçe  30

c ebe b ed dBe   b    d Ca D aÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C cD     a  E    baeb e BÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

bBebc  ce d cEA e  e ecd cb EaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.25  4   7Matematik-1  30

  2.25  4   7Matematik  30

 -0.25  3  13Sosyal Bil-1  30

 -1.00  0   4Tarih   5

 -0.75  0   3Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  0.00  4  16Fen Blm-1  30

  0.00  1   4Fizik   7

  0.00  1   4Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 184.167

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        89

         1

         1

        94

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11C

0551680169

Alan/Bölüm

ZEYNE SUDE  AÇARDAŞ ROBERT11 KDS

         bA     c c CB cBACAADÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.00  9   4Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E bBDB C ECDc D  E  b  dB   cÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

C   aA  CBbE  bc AEa e AbebcDDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.75 11   5Matematik-1  30

  9.75 11   5Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.50 10  10Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 190.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        80

         1

         1

        85

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0

Alan/Bölüm

ZEYNEP      ATEŞ ROBERT11 KDS

             dBac   CB ABACAAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.00  9   4Türkçe  30

A Eeb  e    A B         DAaEabÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

       C E          E  C B e CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  B   D               EA DC DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  6   1Matematik-1  30

  5.75  6   1Matematik  30

  5.50  7   6Sosyal Bil-1  30

  1.50  2   2Tarih   5

 -0.25  0   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.00  8   0Fen Blm-1  30

  2.00  2   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.833

   0.000

   0.000

 184.712

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        64

         1

         1

        67

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11E

0551095133

Alan/Bölüm

ZEYNEP NİSA OKUTAN ROBERT11 KDS

a c Cb DD A aAadDEBEde ABACb eÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.50 13  10Türkçe  30

ABEBbCCeDeC ede         cAaE eÖğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

  a c  C ECDA b  E           CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CCBbDc   ec       c  DdAeDC aaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  7   3Matematik-1  30

  6.25  7   3Matematik  30

  7.75 10   9Sosyal Bil-1  30

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  30

  3.50  4   2Fizik   7

 -0.50  0   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 172.500

   0.000

   0.000

 184.010

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

       111

         1

         1

       117

         1

         1

Sınıf Kat:16 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

11A

0

Alan/Bölüm

ZÜLAL       USLU ROBERT11 KDS

B E  d      D BEc   Cd b ACbAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. BEECCADDDDAEDABEDEBECBDABACAAD

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.50  9   6Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. ABEBACCBDCCBAEBBBCABCBDBDADEBC

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ed     CAECDedDd c     d BÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADBDBBCAECDAEDAEEBAEEACBBDDBC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  BE e a BEb       e eEA D  DDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCBEDADCCBEECACBBAEBCDEACDCEDD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  8   6Matematik-1  30

  6.50  8   6Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  7.75  9   5Fen Blm-1  30

  1.75  2   1Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 100.000

   0.000

   0.000

 176.538

   0.000

   0.000

 186.778

   0.000

   0.000

 187.384

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        25

         1

         1

       178

         1

         1

       184

         1

         1

Sınıf Kat:26 Genel Kat:186Okul Kat:180

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

14.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

11C

0

Alan/Bölüm

ZÜMRE ROBERT11 KDS

Öğr. Cev.

Cevap Anh. DAACABADBCEBEDEBADEADDDDACCEEB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  0.00  0   0Türkçe  30

Öğr. Cev.

Cevap Anh. BCCDBCCABEBABDBCBACBBBEACBEDAD

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. CBDDBBCAEEABEEBDEADCEACBBDBDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

Öğr. Cev.

Cevap Anh. EBCCDADEBCCCBEABBCACEDDECDCAED

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  0   0Matematik-1  30

  0.00  0   0Matematik  30

  0.00  0   0Sosyal Bil-1  30

  0.00  0   0Tarih   5

  0.00  0   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  0.00  0   0Fen Blm-1  30

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.00  0   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK


