
TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        33

         1

         1

        57

         1

         1

        57

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0532497830

Alan/Bölüm

ROBERT 10 KDS

 AEdDD  DaecbbdEEaABAdbCeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.25 11  11Türkçe  25

DddBd CBCaA  bEADBdEA bedÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   d    bCB dd a  A acÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AcAcb  C BbcCdccebdeCdDCEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  25

  1.25  3   7Matematik  25

  9.75 12   9Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  5.75  9  13Fen Blm-1  25

  1.25  2   3Fizik   7

  2.25  3   3Kimya   7

 -1.50  0   6Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 291.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

         9

         1

         1

         9

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ABD ALİ ROBERT 10 KDS

BCCCABAEEEcEDEBDDCeDDE AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.50 22   2Türkçe  25

cCBCEeBEce  BD    CcEBbCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Cacad ADB CC  BCb    c baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 CE  EA A bB  e  EaDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  8   8Matematik-1  25

  6.00  8   8Matematik  25

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  8.75 10   5Fen Blm-1  25

  4.00  4   0Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 248.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

        33

         1

         1

        33

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ABDULLAH    GÜNEŞLEN ROBERT 10 KDS

EAEEDDeCDDBdDEdEcaccACbdBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

bAEBA CBac dc  ADBcadCbdEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bbDEBcb bCB dC c DAdaa aCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AeA   Ebaeb CbBcbDBACbDeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.25  9  11Matematik-1  25

  6.25  9  11Matematik  25

  8.50 11  10Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  8.50 11  10Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

 -0.25  1   5Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 263.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        19

         1

         1

        19

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

AHMET KAYRA ÜRÜN ROBERT 10 KDS

BCCCABAaEEdED BDDCe DEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.25 20   3Türkçe  25

caBC ABEcbacBDA  cd Edb AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca aadAD c Cc BCb bcB DbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 bE   AeAbcBbC bcEeDbCABDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  8  11Matematik-1  25

  5.25  8  11Matematik  25

  7.50 10  10Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  8.75 11   9Fen Blm-1  25

  1.75  2   1Fizik   7

  2.00  3   4Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 354.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ALİ         DALYAN ROBERT 10 KDS

aCCCABAaEEAEDEBDDCcDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 21.25 22   3Türkçe  25

cCBCEABEAD ABDAEC C EBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CaADC baB   B BCD   B  AcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CCE A A A EB     E D CeeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.00 11   4Matematik-1  25

 10.00 11   4Matematik  25

 20.75 21   1Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 11.50 12   2Fen Blm-1  25

  5.00  5   0Fizik   7

  3.00  3   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 128.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        30

         1

         1

        63

         1

         1

        63

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ALİ         ÜLGEN ROBERT 10 KDS

BCCCABAa  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  6.50  7   2Türkçe  25

  B  dB db    c   a E   bÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 B e  b d b d   b  e b AÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

  d   b d b  b   c D a aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.00  2   8Matematik-1  25

  0.00  2   8Matematik  25

  1.50  3   6Sosyal Bil-1  25

  1.00  1   0Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

 -1.00  1   8Fen Blm-1  25

 -0.50  0   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 254.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

        26

         1

         1

        26

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ALİ BERAT   UTKUN ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDDBccddEdadcACCCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.50 15  10Türkçe  25

DAEBAECBaaAebddADBddACDdaÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         CB  Ca BDA d   CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AD b  EaC         e CCDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.50  7   2Matematik-1  25

  6.50  7   2Matematik  25

 12.50 15  10Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  7.00  8   4Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 319.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         1

         1

         1

         3

         1

         1

         3

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

AYFER       ERBİL ROBERT 10 KDS

BCCCdBAaEEbEDdBDDCdDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 20   5Türkçe  25

ECBCEABcdbaABDAECcCAEBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  aecADBB dBABCb b  a AbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCcaAbADA EBACc cEdDCdeabÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00 10   8Matematik-1  25

  8.00 10   8Matematik  25

 18.75 20   5Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  9.25 12  11Fen Blm-1  25

  2.00  3   4Fizik   7

  6.00  6   0Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 245.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        22

         1

         1

        36

         1

         1

        36

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

AYŞE        KIZIKOĞLU ROBERT 10 KDS

cCCCA daEEdaDEeDeCbDDE AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.00 15   8Türkçe  25

EeBCccBbcDaABeAECcabEebdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  D  AD       CÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEeb ADA bB     EaDbCABÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  5   0Matematik-1  25

  5.00  5   0Matematik  25

  8.75 12  13Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  9.50 11   6Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 249.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

        31

         1

         1

        31

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

AZRA        YALÇIN ROBERT 10 KDS

eCdCABAddEbEDEcD CADDEdAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

EeBCbABccD ABDAa  ecEeaCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d  Dd bDBBeeacBCDa   b cbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

b   AbADA        EC Cbe DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  7  11Matematik-1  25

  4.25  7  11Matematik  25

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

 -0.75  0   3Din Kült   5

  7.00  8   4Fen Blm-1  25

  1.50  2   2Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  2.00  2   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 245.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

        36

         1

         1

        36

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

AZRA DÖNE   ÜNLER ROBERT 10 KDS

BC CAeAaEEdEcEBDDdcDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.50 18   6Türkçe  25

ceaaEABbcDccBaAaCcaAEebCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aa  CAA  a    BCD bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 C    AD abB     E   CAeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  25

  5.00  6   4Matematik  25

  7.50 11  14Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  7.25  8   3Fen Blm-1  25

  2.00  2   0Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 264.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        17

         1

         1

        17

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

BAYRAM      İNCİ ROBERT 10 KDS

aAEEaDeCDDB DccEdEABACCCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

bcEBAECBCce    bDB EA bBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

EbDc    DCB    a  A dDÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cDAb eE    Da BEaDeAb D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.00  7   4Matematik-1  25

  6.00  7   4Matematik  25

 11.50 13   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

 -0.25  0   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  8.25 10   7Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 301.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

         6

         1

         1

         6

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

BETÜL       KARAY L N ROBERT 10 KDS

BCeCdBAaEEbEDEBDDCdDDaEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 19   6Türkçe  25

EbBCEABcdb ABDAEC C EBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C e e ADB   BABCceb  cDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCc AbADA EB ac BEdDCdeabÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.25  9   7Matematik-1  25

  7.25  9   7Matematik  25

 17.00 18   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  4.00  4   0Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

  8.50 11  10Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 250.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

        30

         1

         1

        30

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0552255800

Alan/Bölüm

BİLGE       YAĞCIOĞLU ROBERT 10 KDS

eCCCAcbaEEddccBDDCcDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

cedCEABEADEABDd Ccd EebCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

e  aebAaccdde BCDbc   cbcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CaEaAEAaAeEB CabdEbDbCe DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.25  4  15Matematik-1  25

  0.25  4  15Matematik  25

 13.00 15   8Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.50  1   2Din Kült   5

 10.50 13  10Fen Blm-1  25

  4.50  5   2Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 205.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

        56

         1

         1

        56

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

CA N        BAKIR ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDDaED cEEaAcACbCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

DAEadaCBCc      DBece  eEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   b  b DCBcB C     aabeCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  6   7Matematik-1  25

  4.25  6   7Matematik  25

  7.00  9   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 -0.25  0   1Fen Blm-1  25

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 242.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

        38

         1

         1

        38

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

DİLA        ÖZBULUT ROBERT 10 KDS

EAEEDDeCDDcEDEdEdaABAdCCeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  25

DccBAbCBaccebdcADBAEACaeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

bcab   aDCBcaeeBeDAddD  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ADAbAacCC      c caedCaaEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  7  13Matematik-1  25

  3.75  7  13Matematik  25

 10.00 13  12Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

 -1.25  0   5Felsefe   5

  5.00  5   0Din Kült   5

  5.50  8  10Fen Blm-1  25

  3.25  4   3Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 248.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

        33

         1

         1

        33

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

EFE         ÖZPOLAT ROBERT 10 KDS

dCCCABAcEE d  B eCdDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.75 16   5Türkçe  25

abBCEABEcDbdBb aC C EBbbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CabDd Aacd CaABCDb   d ccÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 bEeAbADb EBdCD  EaeddeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.25  8  11Matematik-1  25

  5.25  8  11Matematik  25

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  6.25  9  11Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 259.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        15

         1

         1

        24

         1

         1

        24

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ELANUR      ÇAPAR ROBERT 10 KDS

eCCCABeaEEc cEBDDCA DEaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.50 16   6Türkçe  25

EbBdaABbcDcABDbadeCcEebbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  aC AeBa d  BCD A    bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CaEaeEAaA EB C  eEbDbCAeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  8   5Matematik-1  25

  6.75  8   5Matematik  25

  7.50 11  14Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

 11.00 13   8Fen Blm-1  25

  3.25  4   3Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 195.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        26

         1

         1

        59

         1

         1

        59

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ELİF ROBERT 10 KDS

BCCCABAacdd   B  CeDaaEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.00 12   8Türkçe  25

aCBb  Bddbb dD  d a  BcbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CedcaA DdBCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dCE   ADA E bC    b  C ebÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  5   5Matematik-1  25

  3.75  5   5Matematik  25

  3.25  6  11Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  0.25  1   3Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  6.75  8   5Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

 -0.25  0   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 339.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         2

         1

         1

         2

         1

         1

         2

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ELİF NAZ    GÜVEN ROBERT 10 KDS

BCCCAccadEcaDcBDDCcDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 17   8Türkçe  25

cdBCEABbADcABDAECbCAEBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CcbDCeADBeaCdeBCD dDBaDAÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 CEBAaAcADaB CeABEbDCCAeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 11.75 14   9Matematik-1  25

 11.75 14   9Matematik  25

 18.75 20   5Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 14.25 16   7Fen Blm-1  25

  4.75  5   1Fizik   7

  3.50  4   2Kimya   7

  3.50  4   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 212.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        32

         1

         1

        55

         1

         1

        55

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

EMİNE FATMA ÖZDEMİR ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDaBccddEEadcACÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.75 13   9Türkçe  25

DAbBAECBaaAebdcADccdACDeÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a  cBDAbbCB cdCeab  db  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A A d b C cc ba  c Ae b EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.25  7  11Matematik-1  25

  4.25  7  11Matematik  25

 10.25 13  11Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  2.75  5   9Fen Blm-1  25

  1.50  2   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 293.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         6

         1

         1

         8

         1

         1

         8

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

EMİR EFE    BEYAZ ROBERT 10 KDS

a  CAc  EEeEDd cDd DDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.50 13   6Türkçe  25

EdBCEbBEAD  BD    abEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CabDC ADB aC  BCD   BcbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CCE AcAecDEBACc BEbDCCeeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 10.75 12   5Matematik-1  25

 10.75 12   5Matematik  25

 11.75 13   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

 14.25 16   7Fen Blm-1  25

  4.75  5   1Fizik   7

  4.50  5   2Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 235.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        28

         1

         1

        46

         1

         1

        46

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

EREN ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDDeED bEdadcACaCeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 15   9Türkçe  25

D EBAE BCce AdEbDBAaACbeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

c  E    DCB  e  caA da  dÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ADdbA Eaae    d  eeeCe CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.25  5   7Matematik-1  25

  3.25  5   7Matematik  25

 13.25 15   7Sosyal Bil-1  25

  4.00  4   0Tarih   5

  2.75  3   1Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  4.50  7  10Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

        50

         1

         1

        50

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ESMANUR     ÇEVİK ROBERT 10 KDS

cabdAebEEEdEDcBDDCcDDEEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.50 15  10Türkçe  25

cCBbEABEcbabBbAcCcdbEBbCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 cba  ADB  e  BCDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

deE  aA A c   b eEa e ABÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  25

  5.00  6   4Matematik  25

 10.00 13  12Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  4.00  6   8Fen Blm-1  25

  1.25  2   3Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 263.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        19

         1

         1

        19

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

FATMA ZEHRA TEKLE R ROBERT 10 KDS

BCCCdeeddEddDcBDDCeDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

EdBCdABEcDdABD ECbCAEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Cc adeAaBcaC  BCb   ec baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEB a cA  B    BEbDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.00  6  12Matematik-1  25

  3.00  6  12Matematik  25

 15.50 17   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  8.50 10   6Fen Blm-1  25

  2.50  3   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 249.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        13

         1

         1

        31

         1

         1

        31

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

FURKAN JR   MERCAN ROBERT 10 KDS

BCCCABAaEEdEDbBbDCdDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.75 20   5Türkçe  25

cbaCEcBEdb  BDAa   AEBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ac DCAA Ba    aCD b  d baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aaEa EAe  *BA ebeb    eecÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  25

  5.00  7   8Matematik  25

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  2.25  5  11Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

 -1.00  0   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 253.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        28

         1

         1

        28

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

GÜLSÜM      SARI ROBERT 10 KDS

EAEEDDbCDaBED  EEaAcACCCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.00 19   4Türkçe  25

bcdBAECBec d  cADBbaACDcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ab   D  DCBc   ae A Ca caÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A A  abCa  eC Ba DeAbaDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  6   8Matematik-1  25

  4.00  6   8Matematik  25

  9.50 12  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  6.75  9   9Fen Blm-1  25

  1.50  2   2Fizik   7

  1.50  2   2Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 261.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        23

         1

         1

        23

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

HATİCENUR   SAYER ROBERT 10 KDS

BCCCABAcdEd DEBDDCADDEEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 18.25 19   3Türkçe  25

ECBCEABaAb dB     a aBcbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca aC A BaC  ABCD      AcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daE ccdDA  BbC  eEbedCeebÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.00 10   4Matematik-1  25

  9.00 10   4Matematik  25

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  5.00  5   0Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

 -0.25  0   1Din Kült   5

  3.75  7  13Fen Blm-1  25

 -0.25  1   5Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 268.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

        16

         1

         1

        16

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

İREM        AKSÜT ROBERT 10 KDS

aCCdAeAdEEdEDEBDDdbDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  25

ceBCEAdddb  Bb dCAC EBaCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CebDC AD e eBABCD    c bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dCE ccADA EB C  eEbedCeebÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  25

  8.50 10   6Matematik  25

  9.75 12   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  7.50 10  10Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  5.00  5   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 240.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

        40

         1

         1

        40

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

İSA         YILMAZ ROBERT 10 KDS

 CCCAB dEEd cE DDCb DEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 16   4Türkçe  25

ECBCdABEcDE B  ECbCAd   AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 c ad AaBcaC  BaD b  c AÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

a    aAcA a      EbD b  aÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  6   9Matematik-1  25

  3.75  6   9Matematik  25

 14.00 15   4Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.00  2   0Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  2.25  4   7Fen Blm-1  25

  0.50  1   2Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 240.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

        40

         1

         1

        40

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

KARAKUŞ ESMA ROBERT 10 KDS

eCCdABeaEEcEcbB DCeDDabAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 13  11Türkçe  25

EdeCEABEdbcbBD  bACcEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca aC A       BCD dc caÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 CE ebADA d     eECDCCdeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  6   6Matematik-1  25

  4.50  6   6Matematik  25

 10.75 13   9Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  9.50 11   6Fen Blm-1  25

  2.50  3   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 263.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         7

         1

         1

        19

         1

         1

        19

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

KEREM       YILDIZ ROBERT 10 KDS

aCCCABdaEEcEcE DDCeDDEEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

EbaCaABdcDE BbbECAadEBebAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

   DC AaB ea  BCDe DB  bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CCE bEADA        Ea CbeeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75  9   5Matematik-1  25

  7.75  9   5Matematik  25

 10.25 13  11Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

  7.50  9   6Fen Blm-1  25

  4.75  5   1Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

        50

         1

         1

        50

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MEHMET      KURT ROBERT 10 KDS

aAEEDDcCDDBED dEE AcdCCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.75 17   5Türkçe  25

DcbBdECaab          ACDeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

abb  b  cCB c   daAcaaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cbAbAaECa     BE D eCCD cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  4  11Matematik-1  25

  1.25  4  11Matematik  25

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.25 10   7Fen Blm-1  25

  2.00  3   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 302.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         4

         1

         1

         5

         1

         1

         5

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

MEHMET      UÇAR ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDaBcDddEEa cACCCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  25

DcEBAECBdEACbCE DBAdACcBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

E         B  Ca BD   D  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AeA   E CB cC  EDDe CCDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  6.75  7   1Matematik-1  25

  6.75  7   1Matematik  25

 17.75 19   5Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 12.00 13   4Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 229.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        19

         1

         1

        49

         1

         1

        49

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MEHMET SALİHADIYAMAN ROBERT 10 KDS

cbbCAcebdEdbDEBaDCeDDE AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 13  11Türkçe  25

aCeCbdBdcDadBbdECbb EecCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CceaCcAac  a  BCD e Bc AdÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 CEadEADA bB ac BEaDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.50  8  10Matematik-1  25

  5.50  8  10Matematik  25

  6.50 10  14Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  1   4Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

 10.00 12   8Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 262.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        14

         1

         1

        22

         1

         1

        22

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

MELİKE      BABACAN ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDaBbcddEEaABACbCdÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

DcdBAECadcACbCE DBAEAbbÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 ADc Db DCB  CacBaAe ab CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AcAa BECaB     aDa edbDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.00 10   8Matematik-1  25

  8.00 10   8Matematik  25

 12.00 14   8Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  6.75  9   9Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 185.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        28

         1

         1

        61

         1

         1

        61

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

aKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MELİKE NUR  YİĞİT ROBERT 10 KDS

BCCCAB ad caDEBDDCcDDaEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 16   7Türkçe  25

c BaEA E                AÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

d ccC c       B bÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

                  bD    DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  0.75  2   5Matematik-1  25

  0.75  2   5Matematik  25

  4.50  5   2Sosyal Bil-1  25

  1.50  2   2Tarih   5

  2.00  2   0Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  1.75  2   1Fen Blm-1  25

  0.00  0   0Fizik   7

  0.00  0   0Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 288.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         9

         1

         1

        11

         1

         1

        11

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

MERVE       EVİN ROBERT 10 KDS

EAEEDDb  DBEc bEEabBACCCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.50 16   6Türkçe  25

DcbddECBCbcC CEADBA ACeBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 ADdB A DCB Bb  caA dDceCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AbdaAaECa     BEcaeACCD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  9.25 11   7Matematik-1  25

  9.25 11   7Matematik  25

 14.25 16   7Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  9.00 11   8Fen Blm-1  25

  2.00  3   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  2.25  3   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 236.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        18

         1

         1

        44

         1

         1

        44

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MERVE NUR   BİLGE ROBERT 10 KDS

cabCAebEEEdEDcBDDC DDEEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  25

cCBbEABEcbabBbAcCcdbEBbCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 cba  ADB  e  BCDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

d E AaA A c   b eEa eCAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  25

  5.00  6   4Matematik  25

 10.00 13  12Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  5.00  7   8Fen Blm-1  25

  2.50  3   2Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 283.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

        12

         1

         1

        12

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MERYEM      BÜYÜKÖZ ROBERT 10 KDS

EAbEDDcCDD EDdeEdaABAbCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.25 16   7Türkçe  25

DddaAECBec  ACd DBAaACDBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

aA cB b DCB  d BcDA dD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ADA  B C e  b BE ceeCCD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.50 10   6Matematik-1  25

  8.50 10   6Matematik  25

 13.25 15   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  9.75 11   5Fen Blm-1  25

  4.00  4   0Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 155.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        29

         1

         1

        62

         1

         1

        62

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

MUS AFA     SOYUDOĞAN ROBERT 10 KDS

BCbCABedddeEebBabCbDDEdAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  8.75 12  13Türkçe  25

c eCbeadAbbea baCAd aebeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

eabadcA  a  ccBdD  D E caÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 ebd EAeA cBc   e C bdAeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.00  5  12Matematik-1  25

  2.00  5  12Matematik  25

 -0.50  4  18Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

 -1.00  0   4Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  3.50  6  10Fen Blm-1  25

  1.25  2   3Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  0.75  1   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 297.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

         7

         1

         1

         7

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

MUSTAFA     FISTIK ROBERT 10 KDS

EA EDDeCDDBEDEcEEaABACCCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 20.25 21   3Türkçe  25

ecEBeECBCccC    DBA dCbBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

ab c    bCB  CC B A CDcaCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AeA   EC      BE DeACC aEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.50  9   6Matematik-1  25

  7.50  9   6Matematik  25

 11.25 13   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  3.00  3   0Din Kült   5

 10.25 11   3Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  3.75  4   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 235.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        28

         1

         1

        46

         1

         1

        46

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

NİSA        ASLAN ROBERT 10 KDS

 CCCAcdaEEddcEBaDCcDDEbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 15   9Türkçe  25

baBCEABbADdcaDAcdbeAEeDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

a   abA  cCdc BCÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CCE  EA A c bd ceEaD CcÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  2.50  4   6Matematik-1  25

  2.50  4   6Matematik  25

 11.25 14  11Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  7.25  9   7Fen Blm-1  25

  5.00  5   0Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  1.25  2   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 200.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        25

         1

         1

        57

         1

         1

        57

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

NURAY       KÖROĞLU ROBERT 10 KDS

BCCCABAadEdEcbBDDCdDcaEAaÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

EdaCEbaadDadBD c AaAEeDdAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

C  aa    a    BÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dabab A A dB     EecCddabÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  2   3Matematik-1  25

  1.25  2   3Matematik  25

  8.00 11  12Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  2.00  5  12Fen Blm-1  25

 -0.25  1   5Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 213.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        31

         1

         1

        54

         1

         1

        54

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

OSMAN       ÇOBAN ROBERT 10 KDS

bAbE DeC DBdcEbEEEAeACCacÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.75 14   9Türkçe  25

edEcdabBbcebAC bDaccAdcBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 d       CB  a eaa AeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

ADAEdaEa e eC Bc  BACCDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.25  3   7Matematik-1  25

  1.25  3   7Matematik  25

  4.00  8  16Sosyal Bil-1  25

  0.00  1   4Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

 11.25 13   7Fen Blm-1  25

  4.50  5   2Fizik   7

  0.25  1   3Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 225.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        23

         1

         1

        53

         1

         1

        53

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ÖZGE        ASLAN ROBERT 10 KDS

BCCCABAcEEe cE DDCcDD EAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.00 18   4Türkçe  25

EbdCaABbc  dBbAb AeAEBcbAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

da       B CB BCD bbe DÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

      d    e     E     eÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  7   5Matematik-1  25

  5.75  7   5Matematik  25

  8.25 11  11Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.50  2   2Felsefe   5

  1.50  2   2Din Kült   5

  0.25  1   3Fen Blm-1  25

 -0.25  0   1Fizik   7

 -0.25  0   1Kimya   7

  1.00  1   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 226.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

        50

         1

         1

        50

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ÖZGE        DANA ROBERT 10 KDS

aAEEDDbCDDBEDEcEEccBAbCCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  25

DAEaAdCdac dbC dDBbbdCbcEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

        cCB  C cdaA Ca  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AaA b Eade    B   deCae EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.75  6   5Matematik-1  25

  4.75  6   5Matematik  25

  6.75 10  13Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

  0.50  1   2Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

  3.75  6   9Fen Blm-1  25

  2.50  3   2Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.50  1   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 241.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

        39

         1

         1

        39

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

ÖZGE        DÜLÜKLÜOĞULL ROBERT 10 KDS

aAEEDDcdDDBEcEAEEaAeACCCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 17.50 19   6Türkçe  25

DcEBAECBCc a  a   ccACbeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

         C    e      DÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A A    C      Bb DeACbb EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.75  2   1Matematik-1  25

  1.75  2   1Matematik  25

  9.00 11   8Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

 -0.50  0   2Felsefe   5

 -0.50  0   2Din Kült   5

  7.00  8   4Fen Blm-1  25

  2.00  2   0Fizik   7

  1.00  1   0Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 290.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         8

         1

         1

        10

         1

         1

        10

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ÖZGE        YILDIZ ROBERT 10 KDS

BCCCdeeddE dDEBDDCeDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

 dBC ABEADdABDAECbCAEBbÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CceDCeAaBcaC  BCD b  cDbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEB aAcA  B    BEb CCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.75 10   9Matematik-1  25

  7.75 10   9Matematik  25

 16.00 17   4Sosyal Bil-1  25

  1.75  2   1Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  8.50 10   6Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 239.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        17

         1

         1

        43

         1

         1

        43

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

RABİA       ÇAKIR ROBERT 10 KDS

 CCCABAaEEedDEBDDdbDDEbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.50 18   6Türkçe  25

ceBCEAdddba cc dC C EBabAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca DCdA cca BABCD   cc dÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

daEdc ADA  B C  eEbedCeebÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  9   8Matematik-1  25

  7.00  9   8Matematik  25

  6.00  9  12Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  0.00  1   4Coğrafya   5

 -0.75  0   3Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  5.25  8  11Fen Blm-1  25

  1.00  2   4Fizik   7

  4.00  4   0Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 254.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        16

         1

         1

        26

         1

         1

        26

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

SAJA        ALHAMOUD ROBERT 10 KDS

  bED bCDDBED eE a BAaaCcÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 10.25 12   7Türkçe  25

DcbdAaCBCE Ce   DBAEAC BdÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 A    A bCB  d a aA CD  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A A  cECae    Ba c ACCD EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  7.00  8   4Matematik-1  25

  7.00  8   4Matematik  25

 12.50 14   6Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  0.75  1   1Felsefe   5

  4.00  4   0Din Kült   5

  8.75 10   5Fen Blm-1  25

  2.75  3   1Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 194.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        27

         1

         1

        60

         1

         1

        60

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

SALİH       ÇATAL ROBERT 10 KDS

aA E  b D  c   EEcAcdCCCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

  7.50  9   6Türkçe  25

DcbBdECaab          ACDeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

abb     cCB c   daAcaaAÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cbAbAaECa     BE D eCCD cÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  1.50  4  10Matematik-1  25

  1.50  4  10Matematik  25

  6.25  8   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  0.00  0   0Felsefe   5

  0.00  0   0Din Kült   5

  8.25 10   7Fen Blm-1  25

  2.00  3   4Fizik   7

  0.75  1   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 279.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        12

         1

         1

        15

         1

         1

        15

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

SALİHA ACEM AĞASLAN ROBERT 10 KDS

 CbCABbcEEe DdBDDCeDDE AEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.50 16   6Türkçe  25

 CBC ABEA aABDA C  bEBDCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 abDdeAaBaaC  BCD b   DbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

 CEB aAcA cBe   cEbDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.75  8   9Matematik-1  25

  5.75  8   9Matematik  25

 16.50 17   2Sosyal Bil-1  25

  3.00  3   0Tarih   5

  4.00  4   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  0.75  1   1Din Kült   5

  8.00 10   8Fen Blm-1  25

  3.75  4   1Fizik   7

  1.25  2   3Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 235.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        28

         1

         1

        46

         1

         1

        46

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0552159202

Alan/Bölüm

SEMA        ÖZTÜRK ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDDBEDdddEadBACbeaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.75 16   9Türkçe  25

 AE   CBacddcC dDB EA bBEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

abca    DCB  C  caAAea  CÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A AEb Eaad    Bc eeeCe CEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  7   8Matematik-1  25

  5.00  7   8Matematik  25

  9.25 11   7Sosyal Bil-1  25

  2.00  2   0Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  0.25  1   3Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  5.75  8   9Fen Blm-1  25

  3.75  4   1Fizik   7

 -0.75  0   3Kimya   7

  0.00  1   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 264.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         5

         1

         1

        17

         1

         1

        17

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

SEVDE       DEMİR ROBERT 10 KDS

bAEEDDeCDDBEDadE ddBcdCCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 14.00 16   8Türkçe  25

bddB ECa ddC  E DBAcdCceEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dAbcBaA DCBeB C dDAcdD  eÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

cDAEdBEC    C Bd b ACCe EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  8.75 11   9Matematik-1  25

  8.75 11   9Matematik  25

  7.50 10  10Sosyal Bil-1  25

  0.25  1   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  1.75  2   1Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

 10.75 12   5Fen Blm-1  25

  4.50  5   2Fizik   7

  2.00  2   0Kimya   7

  1.50  2   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 280.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        14

         1

         1

        14

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

SODENUR     UZUN ROBERT 10 KDS

BCCCdeeddE dDEBDDCeDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.25 17   7Türkçe  25

EdBCdABEcDdABD ECbCAEBbCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CceadeAaBcaC  BCDdb  c baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEB aAcA  B    BEbDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  7  13Matematik-1  25

  3.75  7  13Matematik  25

 16.50 18   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  2.75  3   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

  9.50 11   6Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

  1.75  2   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 310.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

         3

         1

         1

         4

         1

         1

         4

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

SULTAN      ÇAMSARI ROBERT 10 KDS

EAEEDDcCDbBccddEdadcACCCaÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.25 14  11Türkçe  25

DAbBAECBdcACbCEcDBAdACDeEÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

 ADcBDb DCBedCaeBDA CDbcCÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

AcAaABEC BAcC BaDaeeCCDbEÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

 12.00 14   8Matematik-1  25

 12.00 14   8Matematik  25

 16.25 18   7Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  2.50  3   2Din Kült   5

 13.00 15   8Fen Blm-1  25

  4.50  5   2Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

  1.00  2   4Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 255.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        25

         1

         1

        25

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

SULTAN      YILMAZ ROBERT 10 KDS

BCCCAcAaEE EDEBbDCbDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 19.00 20   4Türkçe  25

cbBbEABdcbabBDAcCcdbEdbCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CceaC Aaca     CD bD d baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEB EAeA aBA  beEb CCeecÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  6  10Matematik-1  25

  3.50  6  10Matematik  25

  7.50 11  14Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.25  2   3Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  0.00  1   4Din Kült   5

  8.75 11   9Fen Blm-1  25

  4.75  5   1Fizik   7

  2.50  3   2Kimya   7

  0.25  1   3Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 248.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        20

         1

         1

        33

         1

         1

        33

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

TAYLAN      GÜN ROBERT 10 KDS

BCbCAcAcEEdaDdeaDCcDDcbAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 11.25 14  11Türkçe  25

cCdCEdBEcDadBDAEbAC EebeAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

da DC Aa   a  BCDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CaaBdbADA EB     ECD CeeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  5.00  6   4Matematik-1  25

  5.00  6   4Matematik  25

 11.50 14  10Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  2.50  3   2Felsefe   5

  2.75  3   1Din Kült   5

  9.25 11   7Fen Blm-1  25

  2.00  3   4Fizik   7

  4.00  4   0Kimya   7

  3.00  3   0Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 283.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        10

         1

         1

        12

         1

         1

        12

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

TUĞBA SAMİRAUZDİLLİ ROBERT 10 KDS

BCCCdeeddEddDEBDDCeDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 15.00 17   8Türkçe  25

EdBCdABEcDdABDAECbCAEBbCÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

CceadeAaBcaC  BCDdb  c baÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

aCEB aAcA  B C  BEbDCCeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.75  7  13Matematik-1  25

  3.75  7  13Matematik  25

 16.50 18   6Sosyal Bil-1  25

  2.50  3   2Tarih   5

  3.75  4   1Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  3.75  4   1Din Kült   5

 10.50 12   6Fen Blm-1  25

  3.50  4   2Fizik   7

  2.75  3   1Kimya   7

  2.75  3   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 240.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        24

         1

         1

        40

         1

         1

        40

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

TURAN       CİLDAN ROBERT 10 KDS

eCaCAcdaEEb cEeDDCcDDEEAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 12.75 15   9Türkçe  25

cedCEABEADEABDd C CdEebCAÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dc aCbAaBdbCc aCD b BÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

dCE ecA A bd    BEa  deeeÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.50  7  10Matematik-1  25

  4.50  7  10Matematik  25

 14.25 16   7Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  5.00  5   0Coğrafya   5

  3.75  4   1Felsefe   5

  1.75  2   1Din Kült   5

  3.50  6  10Fen Blm-1  25

  2.25  3   3Fizik   7

  0.50  1   2Kimya   7

  1.75  2   1Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 253.000

   0.000

   0.000

 236.633

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        11

         1

         1

        28

         1

         1

        28

         1

         1

Sınıf Kat:30 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

BKitapçık

10A

0

Alan/Bölüm

YAĞMUR      TORUN ROBERT 10 KDS

aAaEDDbCDDBcDEcEdaABACCCBÖğr. Cev.

Cevap Anh. EAEEDDACDDBEDEAEEEABACCCB

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 16.25 18   7Türkçe  25

bcEBdE aCc CA EdDBecA beÖğr. Cev.

Cevap Anh. DAEBAECBCEACACEADBAEACDBE

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

dAbcBa  cC    C   A dÖğr. Cev.

Cevap Anh. EADEBDACDCBABCCBBDAACDABC

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

A AEdBECCedcCbBE bdAb D EÖğr. Cev.

Cevap Anh. ADAEABECCBADCABEDDBACCDCE

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  3.50  5   6Matematik-1  25

  3.50  5   6Matematik  25

  7.50 10  10Sosyal Bil-1  25

  1.25  2   3Tarih   5

  1.50  2   2Coğrafya   5

  3.00  3   0Felsefe   5

  1.25  2   3Din Kült   5

 11.00 13   8Fen Blm-1  25

  4.75  5   1Fizik   7

  2.00  3   4Kimya   7

  2.50  3   2Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK



TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

PUANLAR
ÖĞRENCİ

PUANI

SINIF
ORTALAMA

GENEL
ORTALAMA

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

 236.000

   0.000

   0.000

 262.606

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

 250.238

   0.000

   0.000

OKUL
ORTALAMA SIRALAMA

SINIFTAKİ SIRASI OKULDAKİ SIRASI GENEL SIRASI

TYT Puanı

AYT SayPuan

AYT EA Puan

        27

         1

         1

        44

         1

         1

        44

         1

         1

Sınıf Kat:33 Genel Kat:63Okul Kat:63

Sınıfı

Öğrenci No

Okul Kodu

T.C. Kimlik No

Telefon No

8.12.2023Sınav Tarihi

AKitapçık

10B

0

Alan/Bölüm

ZİHNİ       CENGİZ ROBERT 10 KDS

eCCCABeaEEd cb aDCADDEaAEÖğr. Cev.

Cevap Anh. BCCCABAEEEAEDEBDDCADDEEAE

1234567890123456789012345678901234567890Türkçe

TEST ADI Soru Doğru Yanlış Net

 13.00 15   8Türkçe  25

EbBCEABEcbceBDba badEBcebÖğr. Cev.

Cevap Anh. ECBCEABEADEABDAECACAEBDCA

1234567890123456789012345678901234567890Sosyal Bil-1

Ca bC bDcaedc BCD A  aebbÖğr. Cev.

Cevap Anh. CBADCAADBBCCBABCDCADBEDAE

1234567890123456789012345678901234567890Matematik-1

CaEaeEAaA EB CabebbDbCAeDÖğr. Cev.

Cevap Anh. CCEBAEADADEBACDABECDCCABD

1234567890123456789012345678901234567890Fen Blm-1

  4.00  7  12Matematik-1  25

  4.00  7  12Matematik  25

  7.75 11  13Sosyal Bil-1  25

  3.75  4   1Tarih   5

  2.50  3   2Coğrafya   5

  1.25  2   3Felsefe   5

 -1.00  0   4Din Kült   5

  9.25 12  11Fen Blm-1  25

  3.25  4   3Fizik   7

  3.75  4   1Kimya   7

 -0.25  1   5Biyoloji   6

AYT SözPuan    0.000    0.000    0.000    0.000 AYT SözPuan          1          1          1

ANTEP İLHAN ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ SINAV KARNESİ

Sınav Adı

NECİP FAZIL KISAKÜREK


