
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKN 997   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,970 208,310 1 179 2813 8352 10629

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 1 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 18 1,50 4 1,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 1,07 1,05

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 12 -2,00 -10 -2,00 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 11 -0,75 -3 -0,75 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 -0,75 6,65 4,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,83 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -1,00 2,52 1,86

Toplam: 120 10 49 -2,25 -2 -2,25 39,89 27,72

TYT Türkçe ac D b caDe acd acDa e ad  a d   A c B A

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal acda cDab eac b   a      

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik d  bcda d a c d a  C A e                

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen aC b ea c  a b     e

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 22 4 7 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 3 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ÇELİK 301  M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,598 208,310 1 101 792 2376 3413

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 1 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,25 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,00 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,50 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,50 6,65 4,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,75 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,75 2,52 1,86

Toplam: 120 46 26 39,50 33 39,50 39,89 27,72

TYT Türkçe AECeccDBCCBEBDBDbdDAEebebadDACDBAEAceCeb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdecEEebDaACBdD EcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EAac     D AB    B     E  E             

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    Ee D             

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA TOY 864 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,783 208,310 3 21 292 838 1287

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 65 20 60,00 50 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCedEBDBcABDAEdABDEBDACaeAEABeaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBDEEAec ACBB CE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  bd  B   D  B a  Bc A   B EBDC E        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen b  cDbDEABCED c D   

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN YILMAZ 950 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,913 208,310 10 84 681 2047 2976

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 9 -1,25 -3 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 51 34 42,50 35 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AE BBADBCCeEBDBDABDcEeAeDbcDACDBAEABeCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Adeb E CeBACBBDCEbAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik              ad d    d d cE bb a        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBbED DdeBbda accbbB

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 4 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 3 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA DURAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,485 208,310 18 156 1553 4554 6128

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 2 7,50 19 21,72 22,42 15,09

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 7,12 6,65 4,98

Toplam: 120 24 4 23,00 19 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECacADBC B                             

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Matematik   Bc      CA CC  BeDA   BAEBDC E       A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 22 8 2 36

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA RENÇ * R 802 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,058 208,310 1 11 261 729 1132

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 68 21 62,75 52 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCdDBEDB eEADBbDBDBEBCCBDdcBaEAaBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBCAd a EDBBCAaA Eb     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik bDBEA E CADeBE aCB CDAE B DB E         A

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DbaE     dC   c   AB

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 5 0 83
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YÜKSEL 883 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,995 208,310 12 105 824 2473 3541

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 13 3,75 13 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 14 3,50 9 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 50 46 38,50 32 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD d  AdEAeBADBbBEadCBaAccaEAcaCeBb

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cDBeAaebcEcBBCAaA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDac eadCADb b aeB CDc    c  d   d      

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DbaEcBe DEeBAdebCeAc

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 3 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE PINAR 1013 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,060 208,310 11 104 823 2469 3537

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 46 30 38,50 32 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCADa eBbeEADBbDdaecaabBDecBCEAEaCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal de CAd a d eBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDaE  E     BE                          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen aC Eb   DEeBA BEe bc

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
G        ÖZGAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,590 208,310 17 139 1270 3808 5207

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 34 21 28,75 24 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe cABc A      d ADBADBDBaaCCBDAcBCcA aeBeA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal     A  b E       aEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D              aB d  E                 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DdD c  DeE dAdab   B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA EROLDAN 468 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,985 208,310 2 13 271 780 1203

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 66 17 61,75 51 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEDBAeEADeADBDBEBCCBDAcBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCA  b EDeBeAEA dC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  DaEABE C  DB  C B         B EA   D  aE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   aEcde  dC   c  D a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 20 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM YAVUZ 1103 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,923 208,310 9 66 565 1713 2523

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 52 24 46,00 38 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBc DB CBEBDBDAB AEcABDEdDACDBAEAaBCcE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBbcE b aAC  DCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d    Ba     BCa  B        E be cBCC     

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    de bd B E    abbd

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 3 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLİM DOĞAN 829 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,188 208,310 6 52 511 1550 2300

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 51 14 47,50 40 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABD Ab E BA EADBADBDBEaCdBDAcBCEAbBCeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal     A  bcED    E  EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D E  E  d  B  CCBA                     

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D Dac  e ECBAd E D  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLİM GÜNERİ 904 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,510 208,310 8 60 539 1624 2402

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 52 22 46,50 39 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABD dD  eBA EADBbDBDBEBCCaDdc CEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E BCA  C EDe CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  cebc  d   D                 E        b 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen abbEABD eE BbEcEbD B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 4 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ORTATEPE 891 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,770 208,310 16 131 1178 3509 4846

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 39 33 30,75 26 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe E cDCAD  bBAccebaAeBcBEBdCBaA cCEAb CeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal d Beb  a Ece CAEe EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e  d  E    bB  C dbd  E      E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D Dcc  e EbBedBE    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 2 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇEVRİM 932 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,640 208,310 20 176 2556 7463 9561

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 21,72 22,42 15,09

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 10 22 4,50 4 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EdBD A      adAbBAeBcB ae               

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Matematik be   cbdaA     ebd          d           

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen adaa                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 2 4 9

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET TEMEL 908 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,118 208,310 14 121 938 2799 3949

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 3 2 2,50 25 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 46 41 35,75 30 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDaAD db cBE DBcDaDBccdCaaAccCEA abeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCbeaacEDBa  ae bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE BE CA DB  aCBA       ca     d  CaEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen bCaEcaa   b dE cCa  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN DEMİR 1104 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,990 208,310 5 51 506 1529 2274

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 54 25 47,75 40 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECceADBbCeEBDBDb  AEdABeE DACeeAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AC  EEcC dACBBDCaaAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b Bc B   D AB C EB      B EBD  Ea      A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  ebd ee d C b       

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDANUR YILDIRIM 1016 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,378 208,310 13 107 851 2540 3624

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 43 19 38,25 32 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccADBCdBEBDBDbBDAEec c   ACDBAEABeaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBeEE b  AeBB CE eE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik          DC                 De          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    E a  dB    a c E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PAYAM ÇANKAYA 810 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,900 208,310 7 55 525 1587 2349

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 50 11 47,25 39 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBcADB aBEBDBDABDAE ABeEBDA DBAEAceCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeB EE a  AC  DCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d  D       AB     e A   B dBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen                 D   

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DUM AZOĞLU 34 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,225 208,310 19 157 1561 4572 6150

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 36 53 22,75 19 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AECecbcBaCedabcDbeDAd bcD   dCDccEbacecd

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDcEcbcdbCBaDCEb d     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EAe   d dcab Ca     d     E Da          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBcEDeabAdCEbDacedEB

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 6 16 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 0 4 0
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAZOGLU 969 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,723 208,310 4 42 438 1313 1980

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 60 38 50,50 42 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe AEeBceDBbCBEBcBDcBDAEBbBebBDACDBAEAadaaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDEE bc AeBeDCEcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   acE d    cB a dBDa  eEB EBDa E C      

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen cBcEabbEdBCEeDBccCEc

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEMZEM TÖLE K 853 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,890 208,310 15 122 958 2861 4027

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 20 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,72 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,12 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,62 1,07 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,44 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 7,61 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,38 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,75 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,12 6,65 4,98

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,21 0,83 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,92 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,84 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 3,98 2,52 1,86

Toplam: 120 41 22 35,50 30 40,44 39,89 27,72

TYT Türkçe EAe CAD    ABEADBADecBdeebBDdcBCaAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal        b  c              

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDB  Ba aA DB  C B  D     cB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   D  BD DdCBdEBb   e

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKCAN BERİVAN 828 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,018 208,310 12 29 368 1103 1677

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 61 28 54,00 45 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEbcedEAeB cBbBEBCCBDedBCEAEaCaBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dbBdAaDbcEDBBeAEAcdC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CD EA E C  eB  aCBACDA    DB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen aeeE  D D eB daECD  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 4 0 67
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇELİK 824 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,953 208,310 15 68 575 1739 2561

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 50 19 45,25 38 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCA BEeB  EAeBAbB BEd Ce ABaCEdEBC  A

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDB b b   DB CAEe EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik abBE    Cd  Bb a B  D                   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b Dd  D  ECdAdB CDA 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ARPACI 805 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
368,405 208,310 1 2 160 387 602

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 81 20 76,00 63 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADdc  A EADBADBDBEdCbBDAc CEA BCe A

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dDBCABDCAEDeBCAEAc C     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE aA DBECCCBACD d   b   ACDcDCCBEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b bdABD eECBAEebC Aa

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
B ŞAHİNER 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,340 208,310 11 27 346 1034 1578

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 59 15 55,25 46 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCd     AdcADBADBDBEBCCBDABBCEdEBaeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBeAd b EDBBC EA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBEAcE  ADeBECCCBAC       B            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D   caD             

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİEĞKH  KIL* 868 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,030 208,310 8 20 289 832 1280

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 65 20 60,00 50 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADB DBb EdDBAD cBEBeCeDAdBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCA  bcdDBaCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBE  E  dDDBE aCBA D                   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen eCDE eb DEbBAEeE cA 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN YILDIRIM 1023 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,578 208,310 16 69 577 1755 2582

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 54 35 45,25 38 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD cDBbaEAeBcD cBEB CBDABBeE EBCdeA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dcdabaDb EDB eAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcc aE dA a d C BACD             DC  bb

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DdcdceD DE  eEBdec a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR YAYICI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,480 208,310 19 95 768 2305 3313

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 44 16 40,00 33 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe  EdacdDBCCe BDBD B AE AeeEBDA DBAE  eC  

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AddDEEcC  ACB  CE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E Be                                    

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBAEa bEdB E      Ed

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 22 10 6 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÇELİK 972 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,058 208,310 3 4 188 465 726

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 78 22 72,50 60 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCADBaDBA EcbBADBDBbcdCBeAcBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcddA  acEDBBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE CA   ECCCBACDAE  E    AaDE  CBEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b DcA b DECBAEBE eAe

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 5 0 83
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,225 208,310 14 63 552 1666 2461

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 50 16 46,00 38 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCAD    c E  BAD cBEBeCBDAcB EAc CBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBeA  a EDBaCAE   C     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE    eBE                          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen  CDEc eDeE  Ad  Ce  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GEZGİN 1056 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,733 208,310 21 112 876 2604 3700

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 49 45 37,75 31 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe dAeDCAD EeeABEADBADBcBEBCbBDccBCEAEaCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dedCAdab EDBcCAEe EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDcE BE  A   b eaBcd       Bdc       dc 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen eCDabdcabc cdbeEeDba

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN DİLARA 993 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,690 208,310 6 8 231 615 952

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 72 20 67,00 56 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBcADBCdBEBcBbABDeEBABDEBDACDBAEABeCBc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeeDEEeCDBACBeDCcbAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E B  B EeDCABCC EBcDA BEe EBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     D  EABCEbec   E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 4 1 67
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ TEKE 991 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,238 208,310 13 47 493 1488 2218

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 52 16 48,00 40 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCA    BA EbDaADBDBEBddBcAc CEA  CBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal    CAd   E BB AEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eD E    CdDe     Bd Dd a  DB E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D DE     EC AEe  c B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HSN  TRŞKN 207 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,115 208,310 28 149 1455 4257 5764

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 33 29 25,75 21 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAcDCA  b  bedADBADBDBEcddcDAcBCbAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal deBeA    E eaaedAEE      

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e dd a       d                          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen edc      Ee A B     

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 3 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR 736 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,128 208,310 29 150 1470 4305 5822

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 36 44 25,00 21 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AEeBcdaeCbaEBcaDAdbbde Bead ACcBA   aCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A  D Eca B eBdDCb eE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik dAd   C    ABda ce     E  E Da c        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen bac a ecABdEbcB aC e

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 10 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHİTTİN KİRKİZ 254 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,298 208,310 9 23 311 906 1379

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 64 22 58,50 49 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCbD EDeABEA BADBDBEcC BDAcBdEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBdAcD  EDeBCAdAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE aA eB  CCBA       b             

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b bdABD  EC Ad bCDAa

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GÜNSEVER 1382 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,328 208,310 26 143 1375 4064 5525

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 10 -2,50 -8 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 10 -1,50 -4 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 37 40 27,00 23 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AaaBccDBCbBaBcBDABDAddAee   ACDBAEAaBeed

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBeEEebDdceBecCEEcd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik be c e abe cd     b                D    

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBcEDdD       a    c

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 4 0
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN TÜZEL 298 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,818 208,310 17 85 684 2053 2982

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 51 36 42,00 35 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBccDBdCBEdDdDABDAEee    DACeeeEAaebdb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEdcb  ACaBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik c BD    A edB C  BeDd  Ee Ea            

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DdcEaecdABCdD eAc Ec

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜLERİM 809 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,735 208,310 20 110 861 2566 3655

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 42 16 38,00 32 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AECB ADBCCB BcBeABDAEebB    AaDBAEA eC  

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A B EE    ACd DCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   BD ca     ab      A  E                

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  Bcb  Dd         ec 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 3 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 2 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR NİSA AYHAN 1025 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,550 208,310 18 89 723 2182 3152

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 46 20 41,00 34 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe A Cc ADBCCa dbB ABeAE bBcaBDAaDBAEABeCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Aa   EAC  cC   CEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E  D c  dD dB                           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen a cED  EA  ED BAc  B

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ÖZKILIÇ 966 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,300 208,310 25 142 1335 3970 5411

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 34 25 27,75 23 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCA    B BEADBbaBadEBCeBaAB eEAd CdeA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dbeab eb EcB ec c        

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aD E B ed  D     Bd                     

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D  E     E     E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZKURT 1077 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,388 208,310 7 18 284 813 1251

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 66 22 60,50 50 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AECB ADcCdBEBcBDABDAE ABeEBDACDBdEABeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Abd dE a  AdBdDCE ed     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   a      DCAB C EBc AaBEB EBDC          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen D cEa DEABCEDDBAa Ee

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA YAPRAK 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,225 208,310 27 147 1398 4118 5589

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 35 33 26,75 22 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAcDCA  b  bedADBADBDBEcddcDAcBCbAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal deBeAc a EDeaaedA Ee     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e dd a       d   a           b          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen Dd a    eE  A BE    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 3 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİT ALİ KILIÇ 1089 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,910 208,310 4 6 215 551 859

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 77 31 69,25 58 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADdcDBAdEADBADBcBEBCbBDccBCEAEaCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeAdaa EcdBeAaA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDBEABE C  eBECCCB CD c  EcBA ACD DCCB A

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DdDEcabDDECBeEcbbDAc

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELVİ KARAHAN 888 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,818 208,310 10 25 324 972 1486

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 60 14 56,50 47 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccADBCdaEBcBDeBDA        ACDBAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBDEdA  BAC BDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E B EB Eb  AB   EB  A  EBAEc            

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen       DE BC   eAD ce

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH KILIÇSOY 7 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,865 208,310 31 164 1644 4826 6459

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 6 15,50 39 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 29 30 21,50 18 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD EeebeEA   DBDBEcC   A  a        

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal ED CA aa E     de bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e cEbB   A   b eaBb    d a B          c 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen eCaabdcabc          

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 22 7 2 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 3 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİLAN CİKAN 189 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,605 208,310 30 163 1637 4797 6423

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 29 29 21,75 18 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AbCBcADcddcEBDdbABDAdeb  b  bCecAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal b      bDaAdBdDa         

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik ddB         B   d        A         D    

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     cde     D    e  

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN KANAT 1073 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,733 208,310 5 7 217 554 862

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 74 20 69,00 58 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe A CBccDBCCB BD  dB AEBAB    A DeAEABBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDcE acd C BDCEaAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   BbEB  dDCABCC EBc AaBEBbEBDCAcBCCD   A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen ba ED DEABCED BAc Ee

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 3 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIRIM ZEYNEP 1041 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,858 208,310 2 3 168 404 629

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 83 31 75,25 63 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCAbBaDcAeEADBbDBDBEBCCBeAc CEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EedeAdaCAEDBeCAEe bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcEABE CADeBECCCBACDAE eEDBAEACD DCCBEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen beaababDDECBeEcb DAc

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 5 0 83
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAMBAK BÜŞRA 855 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,180 208,310 23 124 972 2897 4076

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 15 3,25 11 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 17 3,75 9 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 12 -1,00 -5 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 47 46 35,50 30 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBcADBdCeEBcaDABDAEdABeEBDAC BAEAcda* 

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeecdE b  ACBBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b BD cCc ee  bC  BbbAa debEcaabc C      

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen edcda  E ebda d aeE 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 11 10 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 4 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 3 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DAMLEN 917 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,568 208,310 22 116 904 2708 3834

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 44 28 37,00 31 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBBADBCedaBDBDbBDAd  BD   dCDBAEABcCB 

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaB cbca dACBB Cd AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EdB         B a E e  e ce ccc           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen c  da DE B c      Ee

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 4 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 3 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPMERVEÜZÜMCÜ 946 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,355 208,310 24 129 1159 3441 4759

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 31 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 23,22 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,94 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,66 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,45 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 8,43 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 9,76 6,65 4,98

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,13 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,65 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,14 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 4,92 2,52 1,86

Toplam: 120 39 29 31,75 26 46,35 39,89 27,72

TYT Türkçe A CBBcDBCaBEBc  ABDAEB B E DAC BAEABB aE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bac da b BAe d CE  E     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik ddBa c      B d a D         Da          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen aecd ab  B Ea  be  a

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 4 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BAYRAMOĞLU 846 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,513 208,310 7 33 384 1146 1742

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 60 27 53,25 44 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADaCeBEBDBDABDbEdbBbadDACDBAEABeaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBbEE b  AeBdeCc ed     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik      BC A  ABCC  B DAd EBAEBDCbE C  E   

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  cAcD D d     a  bE 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YAŞAR 889 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,095 208,310 6 31 372 1118 1702

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 61 29 53,75 45 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDdADBEeB cE DBADBDBEBaC DecBCEAE CecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbB A  C EcB eAdA Ee     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEAdEBaA e a aCBACD b B DB   d     BE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen e aEc e ecCBbEBE c c

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK İNCEÇÖPLÜ 796 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,550 208,310 16 78 634 1901 2787

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 12 5,00 13 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 53 38 43,50 36 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccAcBCecEdDBD BDAEcABed DACDeAEABeCBc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDEEcCcdAecBDCEEAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik cdec d c aCcB C c  D   Ed E Dd c    E   

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen Dc cD e  BeEe   cCEe

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 2 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 3 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMEZ ZEYNEP 198 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,678 208,310 21 154 1532 4501 6064

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 33 37 23,75 20 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EAecCADBEaBAddADabeBDBEBbCBedcadEAcBac  

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Ebd AceCeda  eAdecbC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CD   B  ad       d           d     d    

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D eccBD     A       

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 10 10 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE TANAYDIN 1094 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,158 208,310 2 10 250 673 1048

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 68 12 65,00 54 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCADBEDBAeE DBAD DBEBdCBD BBCEAE CBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E BeA  acEDB CAEA  C     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dD EAeE CA  Bb CCBACDAE BEDB  A     C E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D aa           b   B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 1 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 5 0 83
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN TEMİZ 379 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,550 208,310 15 67 570 1724 2542

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 53 30 45,50 38 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AEeBBcDBbeBaBDcDABDAEeAa E DACDeAEAcBCad

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEEcdD ACBdDCE ed     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik ddBed       B a a D   aE eEBcC EaC     A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    ED bE  d   a   E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 2 60
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÖZ 89000 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,808 208,310 10 39 417 1248 1880

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 57 21 51,75 43 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccADBbeBEBDBbABDAEBABebBDACDBAEABeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdB EE b  AC BDCEEAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E eDc   AD AB a                         

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  B dDbeEABacDDB    a

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM DAĞDEMİR 872 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,855 208,310 20 141 1299 3893 5311

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 39 43 28,25 24 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD bcBABEAbBAccDBaBaCaDecaacAEaaeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBdA   cEaBc AdecaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik a BEc      c c a B         dAa       Ba 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen adadcde cE   cdEC  a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 13 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA EREN 854 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,655 208,310 3 16 281 809 1245

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 65 18 60,50 50 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCAb bDBAeEADBADBaBEdCCBDecBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal c   Ad b ED    EA        

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBE BEBCA  BECCCBA         AEA       E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen beDEc b eECBAEBE D B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZULLAH TEKİN 1093 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,048 208,310 1 1 140 311 478

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 84 16 80,00 67 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe dABDCAD EDBAdEADBbDBcBEBCCBDAcBCEAaBCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBdA DeAEDBBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEA EBCAD BE CCBA DA   EcBAEA     C   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen bCDccaD DdCBAEBE  Aa

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇATAL 833 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,520 208,310 14 62 548 1650 2440

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 52 23 46,25 39 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABeddDB e e EADBbDBDaEBaCBDABBCEAEeCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBCb  a  DBBCAEA dC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik Cb E  E  A eB  aCBACD     DB   d        

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen e aE  b  E       c c

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇELİK 900 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,505 208,310 19 123 968 2880 4056

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 44 34 35,50 30 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDaAD dDaAeEbDBceccBEBCCBDAcBdEAEaCccA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal aeBaA  a EDecCAde Ee     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  Dcb  E        C B  D  C ccB E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen edDE    ad eAdeE    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCEKÜBRA FSTKC 1030 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,743 208,310 13 56 526 1591 2356

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 54 28 47,00 39 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe  EdBcAD CdBEBDBDbBDAEcABDa DACDBAEABaCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDEEcC  AC BDCEaAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABc   a    dCC b    b E        a   d   

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen eaAEDbcdA  c  B Dbbc

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 0 2 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇAK 954 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,635 208,310 5 19 287 824 1266

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 66 23 60,25 50 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBbaBEBDBDABDAEcABD  DACcBAEAceCcE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDdd a  ACaBDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABe   a D ABC  bB DAb EBAEBDab         

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen D  E  eEABCED Bb  bd

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BOZDAL 1081 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
321,460 208,310 4 17 283 812 1250

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 66 21 60,75 51 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBaeBAdEADBADBDBEBCCBDcBaCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBeA aCAEbBBCAdAEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDca BE  AD BE C           BAE      C   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen beaEc D D CBAE b   d

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 3 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE GÜNEŞ 1008 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,885 208,310 12 43 442 1328 1998

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 57 27 50,25 42 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAb abBeBEADBAcBDBEBdCBeAaBeEAEaaeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBeAa aAEDdaCAdAcae     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE  ADeBE  a A                   EA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b DE     E B d EC eB

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÇOPUR 838 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,943 208,310 17 97 774 2320 3336

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 44 15 40,25 34 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcdDBCCBEBDBDABDAdBbB   DACDeAEABeCBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A Bbcd C cA  B CE dE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   e      D       B        E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     e bE   E        

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE İNCE 1043 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,480 208,310 9 36 404 1211 1828

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 58 21 52,75 44 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBbDBABEADBADBDBEBCCBDAcBCEAEBCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBeA  C EcdeC EA aC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik bDaE BE a   BE aCB         e d          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen eeDdc   Dc   Ec b   

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 21 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ŞAHİN 228 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,263 208,310 8 35 400 1194 1802

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 58 22 52,50 44 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD deBAeEADBdDBDeEcCCeDABBCEAcBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Eba AdcCcED BCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcE BE    eBb             B d          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b DE B   EaBAEaEC b 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AKCAN 812 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,363 208,310 18 118 918 2752 3892

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 44 31 36,25 30 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe AECacAeBCdBE ac  aDAEeABeaeDACDeAE ceCBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACecEE ae ACBBDCEbeE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E Be c E    Bda   e e    cEBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     c D A  Eb     Ed

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 10 9 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE 988 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,798 208,310 11 41 436 1310 1975

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 21 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,02 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,63 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,02 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,99 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,96 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,33 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,88 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 10,21 6,65 4,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,23 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,05 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,21 2,52 1,86

Toplam: 120 55 17 50,75 42 49,42 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDdADBED AaEADBADBDBEBCbBeecBdEAEaCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal E BC c b EDBBCAEe EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CD E  Ea      Ca B        eBA         E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D DEAe    d         

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YILDIRIM 794 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,888 208,310 14 98 775 2322 3338

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 45 20 40,00 33 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe dABDCADB DB  EAbaAeBDBEdCCeadcBCEAdaCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBaABbC                 

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDdE BE bA   E aaB    EC E B            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DeDE                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYENUR YAŞAR 995 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,618 208,310 1 5 193 479 747

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 76 15 72,25 60 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD EDBAaEADBAD DB  CCaDABcCEeEBCBBe

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBeAcD cEDBBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEAeEa AD BE CCBACD E    Bd     DCCBE 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DbaE  D DECeAE      

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 4 0 67
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 3 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDOĞAN KEVSER 235 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,968 208,310 20 136 1226 3644 5014

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,67 6,65 4,98

Toplam: 120 33 12 30,00 25 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdcc DBCad BDB ABbAE A     ACDBAdABBC  

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal  e   E b     dDCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E B         B a  B         cD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ÇOBAN 776 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,015 208,310 11 54 521 1582 2343

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 3 4 2,00 20 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 57 41 46,75 39 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBdAeBCCaEebBDdceAEcAaD e ACDeAdABeCcE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBcEEcCedACBBcCE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E B E  E   ABCa a  Db   B EeDCbbB  DE ab

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen bBcEDeDceBbdD a aCdd

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN POLAT 169 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,673 208,310 4 15 277 796 1225

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 66 21 60,75 51 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe dABDCADB DB  EAbaAeBDBEdCCeadcBCEAdaCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBaAB bcEDBB AE EcC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE  A  BE CCBA D EC EDB E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D Da BD D  dAccE a  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 4 0 67
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELİLE SEVİNÇ 104 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,920 208,310 16 115 900 2696 3818

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 10,67 6,65 4,98

Toplam: 120 40 11 37,25 31 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AECB AcBCCBEBDBDccDAEBb  b DA DBAEABBCBd

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A e d          eE eE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik   BD        BC  E      Ea E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 19 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE BİLEÇ 976 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
303,603 208,310 7 28 354 1068 1625

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 59 17 54,75 46 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADeEDBAeE DBADBDBEBbCBcAB dEAEaCBaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal           D B  EA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDaEABE CA eBEeCCBACDAE   DB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   ac    c e AE   aAc

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 5 0 83
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFBÜŞRAKAPLAN 822 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,183 208,310 17 120 935 2795 3944

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 45 35 36,25 30 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdccADBbaB BDBDABDAEBABabBDACDeAEAacCcE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBcaE bDdACBccCc ed     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik c Bca     a B C  BaDA       D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen b  dabadA e     a Ec

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLU 971 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,298 208,310 13 96 770 2312 3321

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 46 23 40,25 34 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD a  A EADBbDBbBEcabBDAccCEAbBCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBC   C EDB CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik daBc  E                     dEA      Ba 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen b ac  a   b eE a c  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 3 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN ÖZDEMİR 830 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,303 208,310 2 12 265 749 1158

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 68 23 62,25 52 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEDBAdcADBbDBDBEBCCBDdcBCEAcBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBCAB bcEDBBCAEAbcC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDaEABE CA    aa  A        B        C   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DCDEc DDbEeBdEcd aAB

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 2 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZO YILDIRIM 870 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,975 208,310 21 148 1423 4165 5649

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 35 35 26,25 22 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe A CaccDBCCeEccB ABDAEaAB    Ae eAEAeeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bdB EE b dAe eDCEEed     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d B         c a     b      aDbb  C      

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  dcde bE BCd      ca

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 11 9 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİME BOZTEPE 878 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,615 208,310 19 135 1215 3615 4976

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 34 16 30,00 25 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe d BDCd     A EAbBAbBDBcad BDdBBaEA  Cd  

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal        b EDd   cA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D    E C  eB  aCB  DA     B E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen  Ca                 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 10 7 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FSEVAL ŞAHİN 881 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,263 208,310 9 34 389 1153 1750

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 60 28 53,00 44 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccdeeCCBEBDBcABDAEdAeDde ACDBAdABdCBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A   EEdbcBAe cDecEA      

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E BDE CE D ABCC EB  A  EB EBDC          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DBcdDCbcAd  e   a Ec

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 0 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 4 0 67
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR DEMİR 886 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,643 208,310 15 111 863 2570 3660

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 1 13,75 34 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 40 10 37,50 31 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe  ABDCA       E DB DB BE eC D            

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal c Be   a EDB C dA E      

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dDBEABE  A eB   CBA D   B De            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DeDd    D C  E      

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 6 1 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA  ÖZ*N 901 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,803 208,310 22 165 1662 4871 6515

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 8 -1,00 -5 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 28 28 21,00 18 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCA       EAeeADacB adCacA BaaA  edeA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal d  ab ea       ae bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDdEABb  A D     B        D A           

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DdD de    b         

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 7 11 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 2 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 913 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,950 208,310 3 14 274 792 1220

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 69 31 61,25 51 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCCBEBbBDABDAEBABeEBDACDBAEAacaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeB cEea cAC dDCa AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EdBD B EcD ABCC aBe AC EebEcDC d  a bD A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen bBcEDdbEA CEe  b  aa

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 2 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 1 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DÜNDAR 503 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,578 208,310 12 57 527 1594 2361

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 55 33 46,75 39 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdBcAecCCcEdDBDABDbEcbBDE  AdDBAEABdCeb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDEE C aACBeDCdEea     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik cdeeE d    ABCa cB   C EB EBDa          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DdcEaCD   bED a   Ed

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM POLAT 1309 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,830 208,310 8 30 370 1108 1684

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 61 29 53,75 45 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCAb abBAeEADBbDBcBEdeCBDeeaCEAEadBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeAaDC EbeeCAEAEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDcEcBE  AD B  CCBA D E B               

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen bCaEcB  cdCBAE   DAa

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 3 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 3 0 50
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZİLLE KENDİRCİ 766 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,693 208,310 18 133 1194 3562 4913

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 35 18 30,50 25 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcdDBbaBEBaBDAcDdE        CDB EABcCdE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AC  Ed b  AC  D E Ad     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik      e                                  

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen e AEabeE B E    c   

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA 983 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,590 208,310 6 24 316 920 1409

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 62 16 58,00 48 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe dECBcADBbCBEBDBDABDAEaeBDEBbACDBAEAdeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBbEE C dACB  CE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d BD             B  A  EBeEBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen  BAEaCDd B ED   D  e

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KELLECİOĞLU 1034 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,698 208,310 5 22 302 880 1349

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 65 23 59,25 49 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADdEeBABEADBADBbBEBCCBDAcBCEAEBCBaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal c BeAe aeEDBBCAEA aC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDcEAe   A eBa aCBA  cE B DBdE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen e  E Bb eEC   aE  b 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSLAM KAYA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,998 208,310 10 53 514 1558 2310

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 22 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,51 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,82 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,53 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,82 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 11 7,25 24 10,14 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,53 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 10,67 6,65 4,98

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,72 0,83 0,57

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,68 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,28 0,54 0,38

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,68 2,52 1,86

Toplam: 120 56 35 47,25 39 45,68 39,89 27,72

TYT Türkçe EcBDddD EDBbcEADBADBDaEBCCBeAcBdEAbebeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cDB Ad b EcdBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE BE Cd  Ba abBAe   d Eeedc          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DCaEceD DEb   dE D a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 1 2 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE KARTAL 914 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,623 208,310 9 167 1846 5367 7088

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 7,85 8,30 5,79

Toplam: 120 20 9 17,75 15 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe EABcaAbdEDBAddADaADBDBEB                

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Eb  AcD                  

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 6 0 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES GÖRGÜLÜ 940 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,628 208,310 8 160 1606 4702 6307

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 3 6,25 16 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 24 8 22,00 18 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AcCB               AEaA    b     E      

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBeEEdCD      CdcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E BD        BC    e       E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 22 3 1 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KÖMEKK 21 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,143 208,310 1 26 326 980 1497

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 2,40 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,15 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,15 2,52 1,86

Toplam: 120 59 8 57,00 48 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDAcBCEAEBCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCA cb EDBBCAEAEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  a E aE  d D     B           E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 21 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZTÜRK 929 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,343 208,310 2 40 427 1280 1932

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,40 6,65 4,98

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,15 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,06 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,15 2,52 1,86

Toplam: 120 55 14 51,50 43 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDbADd DBABEADBADBDBEBCCBDAcBdEAEBCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCAcDb EDeBCAEAEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  a E aE  d       B          dE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DC d                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT SERTTAŞ 831 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,725 208,310 13 174 2512 7321 9398

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 30 2,50 6 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 2,40 6,65 4,98

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,15 0,83 0,57

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,06 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,06 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,15 2,52 1,86

Toplam: 120 28 92 5,00 4 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AbCdBceeabacecdcABDAcaeBcaebdCbeAbdcebac

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal cbBDaEdaDceacBDadbda     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik dAcebcdacebAcdaCEabcAeacBdEacdAdeabcaDbc

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen bdcaebDbcadbaDaebCad

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 3 19 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 4 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 0 6 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 4 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL SEVİNÇ 1066 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,060 208,310 4 50 505 1526 2271

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 53 20 48,00 40 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCaBadDBeABDeEdABDEdDACDBAEABBCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal baBDdEdCDcACBBDCa AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b Be       Ad a  BD b  Ed EBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ŞİMŞEK 935 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,958 208,310 11 170 2153 6247 8123

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 18,50 22,42 15,09

Toplam: 120 16 17 11,75 10 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe cadaBADcCbdaBeaDAaDAdd BDEdbAacBAE      

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 3 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 6 10 27



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA ŞİMŞEK 476 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,168 208,310 7 158 1562 4576 6154

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 31 31 23,25 19 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe dABaCADBabBAedbedeDccB BaCaD BBeEA aCBaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal deBCAaca EDB CAdA aC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik    E  a      a d d         ada          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 12 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TAŞ 1039 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,180 208,310 10 168 1898 5491 7237

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 22 22 16,50 14 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AECccADdaeBaeeabbBDd                    

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBcEE CecAeeBDCEEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  d Dcea                                 

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 6 10 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİ  BAYRAM 875 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,093 208,310 12 171 2317 6722 8688

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 7 10,25 26 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 10 -1,50 -8 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 14 21 8,75 7 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe  ABDCADdaeBAeEAbBbDd                    

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Ecdebccadbe              

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D dcea                                 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN ERDİNE 804 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,505 208,310 5 92 739 2225 3207

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 45 16 41,00 34 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBadeBCaBEBDBDdBeAEBAB aBDACDB EAaBCed

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEE b cACBeDCbEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E           B       d     E a           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BOZ 981 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,503 208,310 3 48 499 1508 2246

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 2,40 6,65 4,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,15 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,06 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,15 2,52 1,86

Toplam: 120 53 20 48,00 40 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdacADBCCdEBDBDAaDAE ABeE DACaBAEABBCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bCBDdE CDBAC BDCEaAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b Be       Ad a  BD b  Ed EBD           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     a     e       E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ÖZBULUT 866 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,655 208,310 6 151 1475 4319 5842

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 13 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 18,50 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,10 1,07 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,25 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,06 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,85 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 2,42 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 2,40 6,65 4,98

Toplam: 120 34 35 25,25 21 28,90 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcceBbddEBcBDAaDdEBbBbbeDACDBAEABdCac

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBbEEcbccbdeB CcEca     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik ac   Bd    d  C           a Da d        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇABUK 194 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,713 208,310 26 145 1387 4094 5561

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 33 26 26,50 22 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EAB Cd     bcEebeADBDcaddCBDA adaAa aaBe

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cDBaAdDbcE     EAbcC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D E  E     B    B  D     caAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen       D        E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 9 11 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER SERTDÜŞER 806 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,813 208,310 22 125 998 2963 4162

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 40 21 34,75 29 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe cABD Ab abab EdDBADBDaEBCbaDAcaCEAa aeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbcaAdDb EDBBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D               B         B            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DdDE                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 8 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ÇAĞLAR 1060 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,033 208,310 5 65 562 1709 2518

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 50 17 45,75 38 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcdDBaCBEBDBDdBDAEeeee ebACDBAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal beBDEE CDBAC BDCEcAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik            A     B   C    d D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen DB EDd              

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ŞAHİN 186 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,138 208,310 9 75 603 1828 2685

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 50 22 44,50 37 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD acBeBEbDabDBDBEBCCBDdcBCEAcaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBCAceCcEDeBCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik b eEA E     B  C Be       cB b          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   Dd                

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE ELA BİLGİ 1029 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,350 208,310 2 44 446 1337 2009

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 53 10 50,50 42 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD   BABEADBADBDBEBCbBcAcBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBdAdDCbEDBBCAEAcEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE  E        C                        

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAOĞLAN 1055 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,225 208,310 12 80 640 1913 2804

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 48 17 43,75 36 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEDBABEADBADBcBEBdCBDdccCEAEaCeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBeA DbeEDB eAdA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDcE        B  C  A a                   

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA MEŞEGÜLÜS 1026 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,730 208,310 17 100 789 2371 3405

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 43 13 39,75 33 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EAB CA  cb   dADBADBcBEB CBDABBCEAEBCeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal Ea  AeDbcEDe CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik    E  E          B  D  a  e  E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 3 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET ÇATAL 229 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,963 208,310 25 138 1254 3747 5132

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 37 31 29,25 24 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AEadcADdCCBEBbaDABDAdcABb   ddaBAEcBBaaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBeEE bDcAddecdbEeE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik                dcBeDA  Ee EBDa          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 3 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 874 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,510 208,310 24 134 1201 3572 4924

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 12 3,00 10 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 12 3,00 8 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 40 38 30,50 25 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe dAcDCADBaeBbecADadaBDBEBdCBDcBBaEAbcCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBdAdebcEDdeCAEeEcC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dDcEdeE abDa c a Bc D ca                

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 3 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 2 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SENA SAYGI 959 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,418 208,310 11 79 638 1908 2796

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 48 17 43,75 36 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaccADBCbBEBaBabBDAEcABDEBDACDBAEABBCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBeEEcaD ACBBDCE eE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik                        E  EaD  b        

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    bD               

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEMÇELİK 990 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,515 208,310 28 175 2517 7337 9416

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 10 4,50 11 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 10 20 5,00 4 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AbeedADeeaBceDBcA                       

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal eCeDabd   A   c   ba     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  d e                                    

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 22 6 10 27

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM BALIKSUYU 1072 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,353 208,310 1 37 408 1215 1834

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 5,02 6,65 4,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,01 0,54 0,38

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,33 2,52 1,86

Toplam: 120 58 23 52,25 44 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EAeDCdDBEeBAeEADBADaDBEBCbBcAcBaEAbBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeAaDaAEDB CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBEAeE dADeBEdCCBA D      a            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen                c b a

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 4 1 80
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YOLDAŞ 1071 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,733 208,310 27 152 1519 4456 6001

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 30 23 24,25 20 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AcCcBADBbaBaBcBbABeAEcABbb  AaaBAEAaBaBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBeEE bea     Cb d      

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E           B             c             

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HIZIR ÖZBULUT 980 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,895 208,310 8 74 594 1806 2656

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 49 17 44,75 37 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCb    Bb EADBADBbBEcCCBeAcBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcedAaDCeEDdBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik    E  E    eB    BA D     caAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KAYA 957 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,968 208,310 6 72 592 1802 2650

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 49 16 45,00 38 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEeBABEAbBADBDBEdCCBDAcBCEAc CeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBeA DbeEDB eAdA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDcE        B  C BAa                    

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NUR ATİK 892 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,778 208,310 10 77 631 1894 2777

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 48 17 43,75 36 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAb beeA EADBADcDBEBCCBDccBCEA aCBaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBCAdeC EcBcCAEA dC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D E  d e   B    B  D     DB d          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TATARHAN 880 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,230 208,310 16 93 754 2273 3269

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 45 17 40,75 34 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCCBEBDcDbB eEeABD BDd DBAEABBCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaBDdEbbD  CBBDedEeE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EAac    b   B                d          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 20 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR İLDEŞ 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,323 208,310 19 108 852 2544 3628

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 44 24 38,00 32 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EAdDdAb d BAeEd BA BcBEB CBDAcBCEAcaaeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBaABDCdEDeBbAEAEEe     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE eE dADeB dC                        

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN BAŞARIR 999 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,223 208,310 21 117 907 2720 3849

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 42 21 36,75 31 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe cABDdADdabeAecADBeDBaBEcCCBeAcBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcedABDaeEcBBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D E             B                      

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM KAZOĞLU 1065 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,825 208,310 14 87 696 2086 3029

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 46 15 42,25 35 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCdBaBDBDAaDAEeABea DACDeAEABBCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdBbEEcbD ACBdDCaEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik                     c     E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM TAŞKESEN 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,660 208,310 15 91 737 2222 3203

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 47 25 40,75 34 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcAeBdCcEBbeDbBbeE bB   ebCDBAEAceCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeB EEebDaeCBB CEbAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EAac    bD ABCC  Be    EB EBDa          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YAŞAR 1058 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,755 208,310 3 46 483 1455 2175

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 53 16 49,00 41 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCdDBEeBAeEADBADBDBEBCCBDAcBCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCAcDCeEDB CAEeEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dc E  E        a    D ca    AE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 2 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İNCİ 826 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,560 208,310 18 102 793 2377 3414

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 45 22 39,50 33 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDdAb d BAeEd BADBcBEB CBDAcBCEAceaeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal bDBaABDb EDeBCAEAEEe     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aD E eE   DeBE a B            e         

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 2 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SIDIKA TURAN 1085 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,188 208,310 20 114 884 2634 3736

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 42 19 37,25 31 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBc  dCaBEccaDABDAEeABe BD b BAE      

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBbEEeCDcAC BDCbEAd     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EABe  a  D AB a   a b     E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 8 6 36

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMEYR KAYA 942 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,495 208,310 13 82 647 1941 2842

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 50 27 43,25 36 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD acBeBEeaBdeBDBEBCCBDdcBCEAcaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EcBCAceCcEDeBbAEAEcC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDaE  E  d eB  CCdA Db    caAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 2 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMU RÇEÇİ 837 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,968 208,310 6 72 592 1802 2650

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 49 16 45,00 38 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCCdEBDBDABbAEBABeEBDACDBAEAaeC c

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBcEEebD Ae BDCE Ad     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik           aAB C  B        EcDa          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 2 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM KILIÇ 1050 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,888 208,310 4 61 544 1641 2425

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 49 10 46,50 39 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBE BAeEADBADB BEB CB  c CEA  Ce A

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCAa bAEDB C EAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dc E  E          B  D  a  eBAE          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 12 2 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ YILMAZ 857 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,343 208,310 23 126 1058 3152 4403

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 28 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,41 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,68 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,07 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,40 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 5,04 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 5,02 6,65 4,98

Toplam: 120 39 22 33,50 28 39,16 39,89 27,72

TYT Türkçe AEeBcdDBbacEBbccABDAEeAB a DACDBAEABeCaE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBbcEbb  ACBBcCbEAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E Be  a     B                           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SATICI 997 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 17 -0,25 -1 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 8 34 -0,50 0 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe Ab a e B a c ea c  e eca  c  aD  E aa e 

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Ad  bd  b c    b  AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik cA e a  c   d  a  e   a  e a d          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 0 33
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 22 2 10 9

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 3 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÇEVİK 863 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,218 208,310 5 64 553 1667 2462

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 51 19 46,25 39 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AECa dDBCaBEBbcDABDAEBbBDbB ACDBAEABeCBa

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDEE CDcACBeaCE Ad     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik ddBDcd   D  B C  BD                     

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen   cEa               

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 7 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 2 50
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BİLGİ 1102 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,918 208,310 10 88 716 2163 3126

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 47 22 41,50 35 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADaCCBEBDBDeBDAEeABeEBbAaeBAEABeCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBcEEcCccACBeDCb eE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EcdDEBdEe   B                           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 1 2 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 17 5 77

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET CİBEKİR 238 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,035 208,310 23 162 1631 4775 6398

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 27 20 22,00 18 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe Aca  ADBCea BDaDABeAE dB  BDACDB EAece  

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A dbdE b  AdcBced AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik             d                           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 8 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE UZCAN 1047 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,063 208,310 12 99 782 2355 3384

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 45 20 40,00 33 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEDaAdEbDedDBDdEBaCBDAcBCEAEBCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal a BdAaDbcE   e de EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDBE  E          BA b     Da E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÖZTÜRK 923 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,180 208,310 19 137 1238 3684 5059

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,38 8,30 5,79

Toplam: 120 35 21 29,75 25 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABeCAb ED bdEADcdDBcBEBCbeaAcaCEAEBCeBc

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBdA ca EDBdCAEeEaC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESME ŞEKER 956 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,390 208,310 17 128 1141 3393 4701

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 10 -0,50 -1 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 40 32 32,00 27 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBbaBAeEADeAcBDBEBdCaDAcaaEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal ceBdAecCbEDBBeAEeabC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik eDebcebdbcbD                            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 4 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA KARAHAN 955 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,143 208,310 14 109 856 2555 3640

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 44 23 38,25 32 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBaeBbBEADBADBDBaaeCBDccBaEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal deBdbaDCcEDBBCAEAbEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e                   e      B a   d    a 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE CAMUZ 964 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,250 208,310 2 49 504 1523 2265

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 55 28 48,00 40 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDaADBabBABdADBdDBDBEBbCBDABBdEAEBCaBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbeeAcDbcEbBBCeEAEdC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  DaE  Ede        BAbD    dc             

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D bEAec DEd b  E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İJLAL KAP * 887 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,905 208,310 9 86 694 2082 3025

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 47 19 42,25 35 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBaADBCCBEBaBDAcDeEcbBD BDACDBAEABeCeE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeB dEACecACBBDCa AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik  dBb  d     c        e       e          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen     D             E 

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 2 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR ÖRS 894 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,108 208,310 16 119 921 2760 3902

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 42 22 36,50 30 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AECdcADeCCBbBDBDdaDAEebBDEBDACDeAEAB aa 

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AaB EE dD  b  DC  AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik EdBe        B   ca      B c D  cd       

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen   c      B          

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 14 6 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK NACAR 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,580 208,310 27 177 2740 8042 10256

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 26 1,50 4 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 7,38 8,30 5,79

Toplam: 120 10 35 1,25 1 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdacA ae caBbaedc b  AaaaaaAdDdeEeee cc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Abc* a  b  aeeDa         

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 1 25
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 22 4 15 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA KILINÇ 424 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,133 208,310 20 144 1378 4072 5537

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 33 23 27,25 23 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEeBAcEADBdDBeBEBCCBDdcBacA  eceA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cbdaA  b EcBcdAEA de     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik                  d                      

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen          d          

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 12 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KARATAŞ 849 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,225 208,310 24 169 2044 5922 7747

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 20 25 13,75 11 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe bECcBADaCbaEcc e d Add     Dd  BAEAceaeE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal bdBeEEbCDc     Cdde      

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik                           c             

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KODALAK 1061 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,028 208,310 13 106 839 2509 3583

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 42 13 38,75 32 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EbBDCADdEeB  EADB DBDBEBCCeDAcBCEAEBCBBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbcCAaab EDB CAEec C     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik      a                                  

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 20 2 91

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSABB A BAK 1049 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,365 208,310 15 113 882 2627 3727

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,38 8,30 5,79

Toplam: 120 41 13 37,75 31 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAb  eBAdcADBADBDBaBbCBDAdBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeA aaAE e CAEA cC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEN Ç LIM 266 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 4 0,00 0 20,86 22,42 15,09

Toplam: 120 1 4 0,00 0 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe cbeBc                                   

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 22 1 4 5



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN KOÇLUOĞLU 877 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,638 208,310 1 32 383 1144 1737

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 57 14 53,50 45 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEeBA EebBADBDBEBCCBDAccCEAEBCecA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDBeAeDCcEDe CAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  DBE B   A eB  C de D   B  B E          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 18 4 82

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 0 60
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN ŞENOĞLU 952 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,233 208,310 18 132 1187 3536 4880

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 7 20,25 51 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 35 17 30,75 26 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdBcADBCbaEBD D   AEdbBeE DACDBAE      

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBDdE bcc               

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik c B        Ac   aBe    EBeE  a     D   A

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 22 11 4 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 2 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 1 0 33
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KUMLUCA 927 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,185 208,310 6 70 582 1769 2599

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 50 18 45,50 38 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBbaBAeEADBADBDBEBCCBDdcBCEAEBCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dDBCAcDeeEDBaCAEA ae     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik a  c ed      E C BA    a                

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 19 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA PEKTAŞ 915 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,243 208,310 26 173 2465 7172 9213

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 17 6,75 17 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 17 44 6,00 5 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCdD ae    ADa D cB abadadaBadbad    

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dcadAcabAdbacadbAba      

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CaBacabdeecaBa                          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 0 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 3 13 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 3 40
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA ÇAMSARI 851 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,948 208,310 25 172 2435 7073 9098

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 27 5,25 13 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 18 46 6,50 5 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AcCeBccddbcceceDbcDdcBbBDEd ACbecEdcdbcd

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AeBDddcecBcbeccdd  c     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik bdBcd Ca                                

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 4 18 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA YILMAZ 1035 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,793 208,310 22 155 1542 4534 6105

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 31 30 23,50 20 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AECcedDBCaBaa BaABDAEcABeddDAC BbEcdcdBa

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal Ada cEcbc bedBDCEEdE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik d           B          E     a      d   

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 0 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 9 12 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN YILDIRIM 944 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,003 208,310 21 153 1525 4486 6044

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 29 21 23,75 20 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AEacc ac bBEBcBDAaDAd A  a DdC  AEcBeCeb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AdB EE b  A  BDCaEeE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E           B               ea          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 0 67
CÜMLEDE ANLAM 3 1 1 33
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 11 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALBAK 1028 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,993 208,310 4 59 531 1608 2385

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 54 30 46,50 39 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABeCADabbBAeEADBbDBcBaBeCecdcBCEAaaCeBe

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EDeaAcbbcEDBBCdEAbEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aDaEeBE    DBc CCBA D       AEA  cD CBEA

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 11 11 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 3 40
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 2 0 67
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY İNCE 994 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,285 208,310 8 83 658 1976 2888

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 46 12 43,00 36 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAD  bB  EADBADBDB BeCBDAcaCEAEBCeBc

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBCAcDC EDBdCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik ae    E          B           d          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KURT 924 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,633 208,310 7 81 645 1932 2832

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 47 14 43,50 36 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBcADBCCcEBDcDABDAEcABDEeDACDeAEABeCBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AbBDcEcbaBACB  CE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E             C        E  E             

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ALTUNDAĞ 876 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,293 208,310 11 90 727 2189 3161

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 2,67 6,65 4,98

Toplam: 120 46 19 41,25 34 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCA BEDeABEAaB DB BEabC  AcBCEAbB aBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBdAcDecEcd CAEAE C     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik dDBE e e A DB  bb   D    E              

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 0 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 13 5 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 3 1 60
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL AÇOĞLU 961 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,018 208,310 3 58 530 1607 2384

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 29 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 20,86 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,12 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,16 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,38 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 2,41 6,13 4,35

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,26 0,52 0,63

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 2,67 6,65 4,98

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,16 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,07 0,54 0,38

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,31 2,52 1,86

Toplam: 120 52 20 47,00 39 31,22 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCA BEDBbBEADBADBaBdcaCBDAcBCEAEBCBcA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EeBCAcDCbEDBdCAEA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik ae    E    e     B  D    c  dd        E 

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen   aEc b             

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 0 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN PO *T 164 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,063 208,310 15 178 2801 8313 10579

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 3 7 1,25 13 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 23 97 -1,25 -1 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AbeadADaCaBaeacedaDeddeaeadeACeBeabacadc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ebcacaedcdeCdBcaEbcE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik aeaebcaEcedcBaedbceacdeceAbcebdEadacdeCA

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen ceAEaeDbcdecaedcedEa

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 4 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 5 17 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 4 20
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 2 0
TÜREV 6 2 4 33
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 4 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 3 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
DÖNÜŞÜMLER 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN UĞUR U 847 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,850 208,310 3 45 452 1366 2050

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 56 25 49,75 41 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AECacADBCCBaBDBDAaDAEeABDaBDACDBAEAdebBb

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBbEEdCecACeeDCE Ad     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b          AB C  Be  C E  E D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    de D daCEc B D Ec

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELMAS YILMAZ 0 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,875 208,310 4 71 585 1775 2610

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 51 23 45,25 38 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe eEdBccDBCdBEBDBDABDAEaABDcBDACDBAEABeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBbEdca BACBBDCbcAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik c db  C   b B b                         

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen          B de aAD cB

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 1 0
TÜREV 6 2 1 33
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 2 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EŞREF ÇERİ 939 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,508 208,310 14 166 1831 5318 7030

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,52 8,30 5,79

Toplam: 120 21 12 18,00 15 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBce eCaBEBDBDAB  c       d       eCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal A BDc A bd C ea          

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 3 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 22 14 5 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL MİLLİOĞLU 827 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,310 208,310 7 103 805 2423 3475

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 45 23 39,25 33 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBcADBCCBEcDBDABDeEeABe  bACDBAEAceCab

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal beBeEE a  ACdeDeE AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik E a    E   b      e    EB   D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen    a     B    a D Ea

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA DİNÇAL 797 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,615 208,310 11 146 1388 4098 5566

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,58 6,65 4,98

Toplam: 120 31 16 27,00 23 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDdAbBbDBABEAD    cBaa CBDAcBaEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal cb  AdDacE     E         

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik  D    E     a                           

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 22 12 7 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN İMRAK 820 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,525 208,310 1 9 235 632 983

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 71 19 66,25 55 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCADBEbBABEeDBADBDBEaCbBDAcBaEAEaCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCcc a EDdBCAEAEEC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik CDBEABE CA  BE CCB       EcB            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen DaDcc DDDECadEB C   

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 4 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 5 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 2 0 100
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA DOĞA N 856 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,178 208,310 6 94 756 2277 3273

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 47 26 40,50 34 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCdDBE BAeEAbabDBcBEcCbBaABBCEAEBCeaA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCAc CcEDB eAdA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aD        be     BA          d          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen D ed    cE  d cE D B

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 1 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PEMBE GÜNDEM 834 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,388 208,310 8 127 1103 3305 4591

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,58 6,65 4,98

Toplam: 120 39 26 32,50 27 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AEaBcADBCeaaBcBcbeDAEBABDbBbAdDBAEABeCea

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal AC bdEcaDdAC  cbc AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik            cBC   ae A  E A  D           

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 12 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 0 2 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 0 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN DELİBAŞLAR 212 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,325 208,310 13 161 1621 4760 6379

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,52 8,30 5,79

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 28 24 22,00 18 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDaA     caEADecD DBEBdbeDAcBaEAEaCcce

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal db eAB a      AaA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Fen D bcc a      d E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 22 12 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 0 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER BOZDERE 277 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,415 208,310 10 140 1289 3861 5271

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 37 35 28,25 24 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCAbBbcebeEADaAaBcBEcdCcDccBCEAcaaead

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dbBdAcDC EDBBCeaecbC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik    E  E       bCbBA  c                  

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen e  E      C d  a    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 3 25
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 9 13 41

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 1 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 1 0 20
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 1 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 1 50
TÜREV 6 1 1 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KILINÇ 949 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,550 208,310 9 130 1164 3467 4793

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 37 23 31,25 26 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABeCA     beEAaBADcDdEBCCBDAcBCEA*cCeBA

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal dbBCAccC *bB dAaA EC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik e       d  e                            

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen Dec  B         E    

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 1 2 25
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 22 16 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ SULTAGAN 249 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,643 208,310 12 159 1604 4700 6302

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 3,58 6,65 4,98

Toplam: 120 30 30 22,50 19 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AEdBcADeCbBEBDcbbccAEBccbb DACaBAcAaeCBE

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACdbEEcaed     CaaAE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik            be                     a  Dde

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 22 14 8 64

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KORKMAZ 173 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,818 208,310 5 76 629 1889 2771

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 51 30 43,50 36 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe EABDCdDdEDBbcEebB DBcBEBCCBDAcBaEAbceaab

Cevap Anahtarı A EABDCADBEDBABEADBADBDBEBCCBDABBCEAEBCBBA

TYT Sosyal EbBCAceCdEDBBCAEA bC     

Cevap Anahtarı A EDBCABDCAEDBBCAEAEECDDCAB

TYT Matematik aD E  E C  eB C  BAdDc    cB b          

Cevap Anahtarı A CDBEABEBCADDBECCCBACDAECBEDBAEACDEDCCBEA

TYT Fen  eD      cCad    D  

Cevap Anahtarı A DCDEABDDDECBAEBECDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 2 1 67
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 2 2 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 22 13 9 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 1 0 100
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 0 0 0
TÜREV 6 2 2 33
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA ALTAN 986 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,773 208,310 2 38 413 1227 1850

Puanı Hesaplanan: 179 2831 8407 10696

Katılımlar: 15 181 3221 9585 12027

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,08 22,42 15,09

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 2,18 1,58

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,82 1,07 1,05

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,55 1,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,12 2,49 1,65

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,52 8,30 5,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 3,48 6,13 4,35

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,10 0,52 0,63

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 3,58 6,65 4,98

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,62 0,83 0,57

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,53 1,16 0,91

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,12 0,54 0,38

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 2,27 2,52 1,86

Toplam: 120 58 24 52,00 43 34,45 39,89 27,72

TYT Türkçe AECBc DeC cEBcBDABDAEeABDaBDACDBAEABeaBc

Cevap Anahtarı B AECBBADBCCBEBDBDABDAEBABDEBDACDBAEABBCBE

TYT Sosyal ACBbEEdCacACBBDCb AE     

Cevap Anahtarı B ACBDEEACDBACBBDCEEAEBACDD

TYT Matematik b          AB C  Be  C E  E Da          

Cevap Anahtarı B EABDEBCEADCABCCCEBDDACBEBAEBDCAEBCCDEDCA

TYT Fen b Ade Dad CEc B D Ec

Cevap Anahtarı B DBAEDCDEABCEDDBADCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100
CÜMLEDE ANLAM 3 3 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 4 3 1 75
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 22 13 7 59

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 2 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 2 1 1 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 5 2 1 40
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ 1 0 0 0
ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR 2 1 0 50
TÜREV 6 1 0 17
DİZİLER 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
DÖNÜŞÜMLER 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
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