
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 158 1903 6285 7527

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR

1 1093 FEYZULLAH TEKİN 12C 25 0 25,00 6 1 5,75 10 2 9,50 12 1 11,75 9 2 8,50 62 6 60,50 191,8 1281 395,8 89 299,4 225

2 805 ALİ ARPACI 12B 22 2 21,50 5 1 4,75 13 1 12,75 12 0 12,00 7 1 6,75 59 5 57,75 187,3 1408 381,7 119 282,2 305

3 1041 ZEYNEP YILDIRIM 12B 22 6 20,50 8 1 7,75 6 6 4,50 8 5 6,75 7 6 5,50 51 24 45,00 208,8 791 346,5 194 300,1 223

4 972 ELİFNUR ÇELİK 12B 17 5 15,75 7 3 6,25 4 4 3,00 6 3 5,25 4 5 2,75 38 20 33,00 183,2 1517 309,0 287 266,2 406

5 854 FATMA EREN 12C 16 4 15,00 5 2 4,50 5 8 3,00 7 2 6,50 7 2 6,50 40 18 35,50 169,0 2014 302,3 303 244,6 639

6 995 ALİYENUR YAŞAR 12D 19 6 17,50 3 2 2,50 2 6 0,50 4 2 3,50 6 4 5,00 34 20 29,00 182,7 1534 298,4 317 260,1 468

7 1077 RABİA BOZKURT 12B 13 6 11,50 9 3 8,25 6 3 5,25 6 6 4,50 34 18 29,50 168,9 2019 282,8 381 222,2 1017

8 1309 MÜSLÜM POLAT 12D 12 5 10,75 2 0 2,00 6 6 4,50 5 0 5,00 6 2 5,50 31 13 27,75 161,3 2305 271,4 429 217,8 1112

9 830 ESİN ÖZDEMİR 12D 14 4 13,00 2 1 1,75 3 6 1,50 4 3 3,25 4 5 2,75 27 19 22,25 170,8 1952 266,0 453 233,3 827

10 888 SELVİ KARAHAN 12B 21 3 20,25 2 1 1,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 26 5 24,75 164,4 2187 265,8 455 246,8 615

11 1023 DİLAN 12B 13 7 11,25 6 4 5,00 6 2 5,50 7 4 6,00 32 17 27,75 151,1 2841 260,6 476 203,1 1544

12 169 BERFİN POLAT 12D 12 9 9,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 4 4 3,00 25 19 20,25 169,4 1996 258,7 486 228,3 899

13 254 MUHİTTİN KİRKİZ 12B 14 7 12,25 1 2 0,50 7 7 5,25 4 5 2,75 3 9 0,75 29 30 21,50 194,1 1153 257,4 493 251,8 548

14 976 CEMRE BİLEÇ 12D 13 1 12,75 3 0 3,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 23 6 21,50 162,0 2271 253,9 523 226,9 923

15 1081 KEVSER BOZDAL 12C 10 5 8,75 2 1 1,75 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 22 15 18,25 203,4 929 252,4 530 222,1 1025

16 889 AYŞE Y   R 12C 14 5 12,75 2 2 1,50 3 4 2,00 4 7 2,25 4 6 2,50 27 24 21,00 161,0 2312 251,7 535 221,7 1029

17 881 FSEVAL ŞAHİN 12D 15 9 12,75 3 1 2,75 1 4 0,00 3 3 2,25 4 4 3,00 26 21 20,75 160,3 2455 251,0 538 224,4 974

18 468 HÜMEYRA EROLDAN 12A 14 3 13,25 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 22 20 17,00 170,0 1977 249,4 547 235,2 791

19 913 MERYEM KAYA 12D 8 8 6,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 6 0,50 7 4 6,00 22 21 16,75 169,6 1988 249,0 550 209,7 1371

20 1104 NESLİHAN DEMİR 12A 13 6 11,50 2 2 1,50 4 3 3,25 4 5 2,75 4 3 3,25 27 19 22,25 154,0 2706 247,6 561 210,9 1325

21 0 B ŞAHİNER 12B 12 1 11,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 5 1,75 21 10 18,50 200,7 989 245,8 576 235,3 789

22 1094 EMRE TANAYDIN 12C 10 3 9,25 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 15 5 13,75 174,0 1858 244,6 582 224,0 984

23 1008 MELİKE GÜNEŞ 12C 11 4 10,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 22 10 19,50 157,0 2575 243,2 596 213,4 1279

24 817 BRVN AKC 12B 15 3 14,25 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 4 4,00 26 11 23,25 144,8 3201 241,1 610 207,7 1422

25 954 İLAYDA KOÇAK 12C 7 8 5,00 0 1 -0,25 4 4 3,00 6 0 6,00 17 13 13,75 198,6 1046 241,1 611 223,6 989

26 846 ALİ BAYRAMOĞLU 12C 8 6 6,50 3 0 3,00 7 5 5,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 19 12 16,00 176,2 1792 234,9 661 224,2 982

27 908 MEHMET TEMEL 12A 18 2 17,50 4 2 3,50 3 8 1,00 1 3 0,25 3 10 0,50 29 25 22,75 140,3 3431 234,4 668 219,1 1085

28 503 MUHAMMED DÜNDAR 12D 8 4 7,00 2 1 1,75 6 5 4,75 3 1 2,75 3 6 1,50 22 17 17,75 152,2 2770 232,9 688 197,3 1792

29 917 ZEYNEP DAMLEN 12B 7 2 6,50 2 0 2,00 6 1 5,75 3 0 3,00 4 1 3,75 22 4 21,00 156,4 2586 230,1 711 201,0 1606
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR

30 1028 TARIK ALBAK 12G 13 5 11,75 5 3 4,25 18 8 16,00 207,1 830 228,6 731 274,3 353

31 988 YUSUF EMRE 12C 8 5 6,75 1 0 1,00 5 3 4,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 17 10 14,50 157,4 2564 228,6 732 199,9 1638

32 1072 GÜLSÜM BALIKSUYU 12F 13 3 12,25 1 0 1,00 14 3 13,25 214,4 692 227,6 735 271,0 377

33 325 ESMA YILGIN 12D 4 4 3,00 1 0 1,00 6 6 4,50 4 1 3,75 6 2 5,50 21 13 17,75 144,8 3201 225,6 808 176,4 2720

34 1382 MUSTAFA GÜNSEVER 12B 14 6 12,50 1 1 0,75 6 7 4,25 5 5 3,75 4 9 1,75 30 28 23,00 164,3 2191 223,8 837 222,3 1015

35 979 BAHAR UÇMAZ 12B 15 4 14,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 20 12 17,00 144,8 3201 223,6 841 203,5 1532

36 809 NİSA GÜLERİM 12B 13 4 12,00 2 0 2,00 4 2 3,50 0 3 -0,75 3 6 1,50 22 15 18,25 142,5 3337 223,3 845 201,9 1579

37 921 SAMET ŞAKZUCU 12C 14 4 13,00 1 1 0,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 21 17 16,75 198,9 1035 222,1 861 246,4 619

38 1045 YUSUF İSLAM KAYA 12D 7 5 5,75 2 2 1,50 3 7 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 17 17 12,75 153,5 2725 220,8 873 194,5 1869

39 877 PELİN KOÇLUOĞLU 12G 10 2 9,50 10 2 9,50 278,2 137 218,4 915 291,5 256

40 961 ZÜLAL AÇOĞLU 12G 8 4 7,00 4 10 1,50 5 8 3,00 3 10 0,50 20 32 12,00 275,0 145 217,4 935 260,9 461

41 890 ESRA ÖZ 12C 8 5 6,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 0 1,00 2 5 0,75 13 14 9,50 158,6 2513 216,7 947 201,1 1602

42 379 EREN TEMİZ 12C 5 7 3,25 7 2 6,50 3 2 2,50 15 11 12,25 151,4 2813 215,1 974 181,2 2514

43 971 EMİNE BOLU 12D 5 5 3,75 2 0 2,00 4 9 1,75 1 1 0,75 6 3 5,25 18 18 13,50 145,1 3189 214,4 986 181,6 2375

44 298 NESLİHAN TÜZEL 12B 11 4 10,00 1 0 1,00 3 5 1,75 3 6 1,50 1 9 -1,25 19 24 13,00 147,6 3071 214,0 995 198,8 1754

45 776 BATUHAN ÇOBAN 12D 8 6 6,50 2 3 1,25 6 6 4,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 16 20 11,00 153,2 2737 213,1 1012 195,5 1837

46 824 ALEYNA ÇELİK 12B 4 4 3,00 0 1 -0,25 5 5 3,75 4 1 3,75 2 4 1,00 15 15 11,25 151,2 2825 213,0 1013 179,5 2587

47 1084 CELİLE SEVİNÇ 12D 10 0 10,00 3 0 3,00 2 3 1,25 15 3 14,25 141,4 3390 212,5 1023 189,7 2043

48 228 MUHAMMED ŞAHİN 12C 2 0 2,00 4 7 2,25 1 1 0,75 4 6 2,50 11 14 7,50 208,1 806 211,8 1036 197,3 1795

49 833 GİZEM ÇATAL 12C 7 2 6,50 1 1 0,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 1 0,75 12 8 10,00 168,9 2016 210,2 1127 210,5 1342

50 1043 MERVE İNCE 12C 1 4 0,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 0 2,00 8 6 6,50 205,0 888 208,6 1158 216,6 1137

51 912 PETEK 12C 5 9 2,75 7 3 6,25 4 3 3,25 16 15 12,25 144,8 3201 208,4 1163 173,0 2871

52 829 İSLİM DOĞAN 12A 3 5 1,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 5 3 4,25 12 15 8,25 153,6 2722 207,7 1177 179,3 2594

53 1029 BEDRİYE ELA BİLGİ 12F 7 1 6,75 7 1 6,75 207,8 812 206,8 1186 249,3 577

54 886 HATİCENUR DEMİR 12D 7 3 6,25 1 0 1,00 3 3 2,25 1 1 0,75 2 1 1,75 14 8 12,00 142,5 3343 206,3 1194 183,0 2323

55 855 BÜŞRA ZAMBAK 12B 10 5 8,75 1 2 0,50 4 7 2,25 1 5 -0,25 3 5 1,75 19 24 13,00 139,6 3474 206,0 1197 185,6 2204

56 822 EBÜRRAK 12D 10 5 8,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 7 0,25 17 17 12,75 140,4 3427 205,2 1207 185,1 2224

57 1083 SEVAL ODUNCU 12C 7 3 6,25 1 1 0,75 1 3 0,25 3 1 2,75 12 8 10,00 144,8 3201 203,9 1235 182,7 2339

58 864 ALEYNA TOY 12A 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 168,3 2049 203,6 1243 189,6 2047
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Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR

59 1103 İLKİM YAVUZ 12A 5 4 4,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 10 10 7,50 151,6 2803 203,3 1249 182,8 2333

60 796 BURAK İNCEÇÖPLÜ 12C 6 6 4,50 1 1 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 2 4 1,00 12 17 7,75 149,1 3009 201,5 1286 184,3 2253

61 1013 FERİDE PIN* 12A 3 4 2,00 3 5 1,75 4 2 3,50 3 4 2,00 13 15 9,25 143,4 3304 200,2 1315 169,4 3126

62 995 ALİFEKBER 12V 3 23 -2,75 1 5 -0,25 1 12 -2,00 2 6 0,50 1 8 -1,00 8 54 -5,50 182,7 1534 200,0 1320 196,2 1821

63 1341 RMYS CTNDS 12C 9 8 7,00 2 1 1,75 11 9 8,75 144,8 3201 199,8 1325 189,6 2045

64 1055 BEYZA KARAOĞLAN 12F 6 2 5,50 1 0 1,00 7 2 6,50 219,0 598 197,8 1359 241,4 681

65 813 AYLİN PİRE 12D 7 6 5,50 1 0 1,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 4 1,00 13 19 8,25 144,8 3201 197,7 1362 183,4 2307

66 868 EH*HKN FEKIDÇ 12B 3 12 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 6 29 -1,25 168,4 2042 196,3 1392 189,7 2040

67 927 RABİA KUMLUCA 12G 5 2 4,50 5 2 4,50 287,5 101 194,2 1428 283,2 301

68 870 EZO YILDIRIM 12D 4 3 3,25 1 1 0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 4 5 2,75 16 16 12,00 128,9 4801 192,9 1474 160,0 3591

69 838 MERT ÇOPUR 12C 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 7 3 6,25 210,0 771 192,6 1484 200,7 1615

70 840 EMİRHAN MUSTAFA 12C 3 6 1,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 3 3,25 9 14 5,50 144,8 3201 191,5 1509 172,3 2910

71 108 MÜSLÜM TAŞKESEN 12F 6 3 5,25 6 3 5,25 202,9 937 191,2 1642 222,4 1013

72 863 BİLAL ÇEVİK 12G 4 7 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 264,4 192 190,8 1652 261,2 456

73 994 TÜLAY İNCE 12G 5 4 4,00 3 11 0,25 3 9 0,75 2 11 -0,75 13 35 4,25 194,5 1142 190,5 1659 228,0 906

74 54 RUMEYSA YAPRAK 12B 5 2 4,50 8 2 7,50 13 4 12,00 129,4 4766 190,3 1669 161,9 3500

75 876 ZELİHA ALTUNDAĞ 12G 6 5 4,75 6 5 4,75 263,0 198 190,0 1673 253,2 523

76 4397 ÖZGAN 12A 2 6 0,50 1 2 0,50 1 6 -0,50 5 4 4,00 9 18 4,50 144,8 3201 188,7 1710 166,7 3256

77 942 ÜMEYR KAYA 12F 4 3 3,25 4 3 3,25 205,2 882 188,4 1717 220,4 1059

78 904 İSLİM GÜNERİ 12A 2 9 -0,25 0 1 -0,25 5 5 3,75 0 4 -1,00 2 8 0,00 9 27 2,25 158,6 2510 188,3 1724 178,2 2637

79 149 MUSAB ALBAK 12G 4 7 2,25 4 10 1,50 3 10 0,50 3 10 0,50 14 37 4,75 244,0 317 188,2 1726 240,0 699

80 981 SALİH BOZ 12E 1 0 1,00 1 0 1,00 284,5 113 187,8 1737 251,9 546

81 894 İLKNUR ÖRS 12G 7 4 6,00 7 4 6,00 243,6 322 187,7 1739 251,2 557

82 950 BERİVAN YILMAZ 12A 0 6 -1,50 4 6 2,50 1 4 0,00 4 7 2,25 9 23 3,25 184,3 1487 187,1 1767 175,1 2780

83 794 AHMET YILDIRIM 12D 4 0 4,00 4 0 4,00 144,9 3196 186,5 1792 176,6 2718

84 1056 EREN GEZGİN 12B 9 21 3,75 1 9 -1,25 5 9 2,75 2 8 0,00 17 47 5,25 142,1 3356 186,2 1802 169,5 3121

85 1453 BÜŞRA KURT 12B 4 3 3,25 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 7 13 3,75 178,7 1635 186,1 1810 201,2 1598

86 853 ZEMZEM TÖLEK 12A 5 3 4,25 2 5 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 9 13 5,75 168,2 2055 185,9 1819 183,9 2269

87 227 ALEVNA UYĞUR 12F 5 5 3,75 5 5 3,75 242,4 337 185,7 1823 244,6 637
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR

88 241 CANER TEKİN 12C 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 6 3,50 144,8 3201 184,8 1863 165,3 3315

89 1102 12G 3 1 2,75 3 1 2,75 285,6 108 184,7 1873 258,1 487

90 189 SİLAN CİKAN 12B 5 2 4,50 8 2 7,50 13 4 12,00 123,7 5280 184,2 1888 156,0 4048

91 859 RABİA SONTUR 12G 3 1 2,75 1 13 -2,25 4 9 1,75 3 10 0,50 11 33 2,75 230,4 452 184,0 1897 222,1 1021

92 34 PINAR DURMAZOĞLU 12A 4 15 0,25 1 4 0,00 6 8 4,00 3 10 0,50 7 6 5,50 21 43 10,25 152,9 2746 184,0 1898 158,8 3647

93 923 ESMA Ö ZTÜRK 12G 8 2 7,50 8 2 7,50 190,8 1304 183,8 1913 233,8 816

94 1060 ATAKAN ÇAĞLAR 12F 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 204,9 890 183,0 1933 228,2 901

95 924 YAĞMUR KURT 12G 2 1 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 237,2 389 182,6 1945 214,2 1264

96 900 HATİCE ÇELİK 12C 5 2 4,50 5 2 4,50 181,7 1560 182,4 1960 216,1 1149

97 230 İLDEŞ KADİR 12F 5 8 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 5 10 2,50 207,0 832 182,1 1974 214,3 1261

98 843 BÜŞRA DURAK 12A 10 2 9,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 11 6 9,50 125,6 5033 181,7 1993 171,9 2929

99 1095 SANEMSEMA İBİN 12D 3 3 2,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 6 17 1,75 144,8 3201 180,1 2167 171,6 2988

100 0 ELANUR YAYICI 12B 3 4 2,00 0 1 -0,25 3 5 1,75 145,1 3188 179,7 2184 165,7 3305

101 1058 SELİN YAŞAR 12F 1 13 -2,25 1 13 -2,25 215,8 668 179,6 2189 232,6 841

102 10030 KÜBRA F 12C 3 12 0,00 3 1 2,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 8 25 1,75 144,8 3201 179,4 2201 173,0 2871

103 959 ELİF SENA SAYGI 12F 0 1 -0,25 0 1 -0,25 211,8 738 178,9 2219 234,0 812

104 892 İPEK NUR ATİK 12F 0 2 -0,50 0 2 -0,50 259,8 220 178,3 2245 230,9 864

105 736 KÜBRA   6 9 3,75 3 2 2,50 3 8 1,00 1 3 0,25 2 8 0,00 15 30 7,50 138,8 3516 178,1 2258 165,1 3325

106 0 BETÜL KARAKIZLI 12F 1 4 0,00 1 0 1,00 2 4 1,00 216,4 652 177,9 2264 210,7 1332

107 887 İJLAL KAPLI 12G 0 2 -0,50 0 2 -0,50 274,0 147 176,3 2340 248,0 592

108 83600 BERRİN SEVİM 12C 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 4 0,00 146,8 3115 175,6 2380 165,3 3315

109 952 PERİHAN ŞENOĞLU 12G 2 1 1,75 4 10 1,50 3 10 0,50 3 10 0,50 12 31 4,25 190,4 1324 175,6 2382 217,4 1120

110 235 AYDOĞAN KEVSER 12D 4 0 4,00 4 0 4,00 133,2 4111 174,2 2474 164,5 3376

111 0 YAĞMURÇERÇİ 12F 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 195,1 1131 173,6 2507 204,3 1511

112 878 FADİME BOZTEPEN 12D 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 3 3,25 133,5 4104 172,5 2549 161,3 3529

113 156 MELEKNAZ KILIÇ 12C 5 25 -1,25 4 6 2,50 2 12 -1,00 2 11 -0,75 2 11 -0,75 15 65 -1,25 144,8 3201 171,6 2592 168,8 3144

114 999 KARDELEN BAŞARIR 12F 2 10 -0,50 2 10 -0,50 218,4 610 169,9 2694 207,9 1413

115 1026 BÜŞRA MEŞEGÜLÜ 12F 1 13 -2,25 1 13 -2,25 206,9 836 168,4 2750 223,4 996

116 1016 NURDANUR YILDIRIM 12A 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 15 -1,75 142,8 3321 167,6 2828 159,1 3636
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR

117 208 SEMİH KILIÇSOY 12Z 4 4 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 3 0,25 7 7 5,25 141,3 3396 167,3 3018 156,0 4049

118 766 MUZİLLE KENDİRCİ 12D 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 142,5 3339 167,2 3023 166,4 3269

119 852 SONGÜL GÜRLER 12C 2 15 -1,75 1 6 -0,50 1 8 -1,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 6 38 -3,50 144,8 3201 165,6 3208 159,1 3635

120 1085 SIDIKA TURAN 12F 1 13 -2,25 0 1 -0,25 1 14 -2,50 216,5 650 165,0 3241 208,9 1385

121 229 CENNET ÇATAL 12F 1 1 0,75 1 1 0,75 217,6 629 164,2 3344 199,0 1750

122 872 EYLEM DAĞDEMİR 12C 1 2 0,50 2 5 0,75 3 7 1,25 139,6 3475 164,1 3353 161,3 3525

123 0 ELİF ÖZTÜRK 12F 2 13 -1,25 2 13 -1,25 243,9 318 160,1 3779 217,9 1110

124 1071 HATİCE YOLDAŞ 12F 1 0 1,00 1 0 1,00 181,2 1575 158,7 4098 184,9 2231

125 940 ALİ ENES GÖRGÜLÜ 12E 1 1 0,75 1 1 0,75 180,9 1582 155,8 4391 198,5 1763

126 476 MELİHA ŞİMŞEK 12E 1 3 0,25 1 3 0,25 259,8 219 155,5 4407 235,9 776

127 914 ADİLE KARTAL 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 207,3 824 147,3 5641 203,4 1534

128 915 RUMEYSA PEK *Ş 12G 5 9 2,75 3 10 0,50 3 10 0,50 11 29 3,75 118,5 6005 143,7 5974 138,9 5950

129 849 MEDİNE KARATAŞ 12G 0 1 -0,25 0 1 -0,25 168,3 2051 142,6 6077 172,1 2920

130 932 MEHMET ÇEVRİM 12A 0 8 -2,00 2 2 1,50 2 7 0,25 0 1 -0,25 4 18 -0,50 103,8 6901 130,4 6916 121,5 6936

131 814 IRMAK NACAR 12G 1 7 -0,75 1 7 -0,75 104,7 6876 126,1 7086 120,2 6987

132 997 AHMET SATICI 12G 1 9 -1,25 1 9 -1,25
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT GÜÇLENDİREN KURUMSAL DENEME-6 158 1903 6285 7527

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 2,89 2,02 2,39 0,59 0,32 0,51 0,90 1,22 0,59 0,82 0,69 0,65 0,70 0,99 0,45 5,90 5,24 4,59 146,0 169,3 167,2

Okul Ortalaması 5,42 3,99 4,43 0,79 0,55 0,65 2,02 2,70 1,34 1,24 1,68 0,82 1,66 2,28 1,09 11,13 11,20 8,33 178,8 197,8 203,5

KATILIMLAR
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