
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05 265 265 359 751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 8,2 20,45 7,2 6,5 5,62 6,5 8,8 4,28 36,2 23,5 30,35 0,000

Okul Ortalaması 21,9 7,4 20,01 1,3 4,2 0,27 2,6 9,8 0,16 25,8 21,4 20,44 0,000

KATILIMLAR

1 0 ALİ EREN ÖZDEMİR 11F 33 3 32,25 3 5 1,75 36 8 34,00 211,725 1 1 1 18 144

2 1163 MUSTAFA KORKMAZ 11F 35 5 33,75 2 8 0,00 37 13 33,75 210,750 2 2 2 20 151

3 1278 GAMZE ARAL 11G 32 7 30,25 5 6 3,50 37 13 33,75 209,700 1 3 3 23 158

4 1216 YAKUP GEZGİNCİ 11G 35 4 34,00 0 4 -1,00 35 8 33,00 209,675 2 4 4 24 159

5 1160 ŞEVVAL ÇİLOĞLU 11G 32 8 30,00 5 6 3,50 37 14 33,50 208,825 3 5 5 27 164

6 1127 DİLARA ACAR 11G 32 8 30,00 5 6 3,50 37 14 33,50 208,825 3 5 5 27 164

7 1137 FADİLE ATEŞ 11H 33 7 31,25 5 15 1,25 38 22 32,50 207,875 1 7 7 31 169

8 271 YUNUS EMRE BİLEÇ 11G 34 6 32,50 34 6 32,50 207,625 5 8 8 32 170

9 288 MİRAÇ DENİZ 11G 33 7 31,25 3 6 1,50 36 13 32,75 207,425 6 9 9 33 172

10 1154 AYŞEGÜL KARABAŞ 11F 30 8 28,00 6 5 4,75 36 13 32,75 207,075 3 10 10 34 176

11 1125 SUPHİ ARIKAN 11H 34 5 32,75 1 7 -0,75 35 12 32,00 206,725 2 11 11 35 178

12 1350 YAREN NUR TALANCI 11G 32 6 30,50 3 4 2,00 35 10 32,50 206,400 7 12 12 36 181

13 395 BURAK BÜYÜKOĞLANGİL11G 34 5 32,75 1 6 -0,50 35 11 32,25 206,275 8 13 13 37 183

14 1208 FURKAN YUSUF KAYA 11H 34 6 32,50 0 1 -0,25 34 7 32,25 206,200 3 14 14 39 185

15 1155 YUSUF EFE HORUZOĞLU11B 30 6 28,50 7 14 3,50 37 20 32,00 205,950 1 15 15 41 188

16 83 HÜMEYRA ÖZBAĞ 11G 33 3 32,25 1 5 -0,25 34 8 32,00 204,700 9 16 16 43 191

17 1145 EYLÜL SALMAN 11G 30 7 28,25 4 4 3,00 34 11 31,25 202,850 10 17 17 45 197

18 1210 RECEP ÇELİK 11H 34 6 32,50 0 7 -1,75 34 13 30,75 201,400 4 18 18 47 206

19 1325 BERAT CAN RENÇBER 11G 32 6 30,50 1 3 0,25 33 9 30,75 200,800 11 19 19 49 210

20 1138 HAYRUNİSA UÇAR 11G 31 7 29,25 2 4 1,00 33 11 30,25 200,575 12 20 20 53 216

21 162 AHMET YENER 11G 32 5 30,75 0 1 -0,25 32 6 30,50 200,075 13 21 21 54 218

22 1011 AYŞE YILMAZ 11F 31 5 29,75 2 5 0,75 33 10 30,50 199,650 4 22 22 55 220

23 1022 ONUR ŞAHİN 11F 31 2 30,50 3 11 0,25 34 13 30,75 199,550 5 23 23 56 221

24 0 İKRA BAĞCI 11K 30 3 29,25 30 3 29,25 198,625 1 24 24 57 228

25 1223 MELİSA DİRİER 11G 30 5 28,75 1 0 1,00 31 5 29,75 197,950 14 25 25 60 241

26 1285 HATİCE AĞKEMİK 11F 29 3 28,25 4 11 1,25 33 14 29,50 197,500 6 26 26 63 244

27 1238 GÜLÇİN ÖZTÜRK 11H 31 7 29,25 1 4 0,00 32 11 29,25 196,750 5 27 27 66 250

28 0 GÜLİZARYİGİT 11K 31 7 29,25 31 7 29,25 196,625 2 28 28 67 251

29 1368 ESMANUR BEYAZ 11G 29 10 26,50 5 6 3,50 34 16 30,00 196,575 15 29 29 68 252

30 1348 ŞEYMA ÖZ 11F 29 6 27,50 4 9 1,75 33 15 29,25 196,475 7 30 30 69 255

31 800 HAYRUNNİSA DURMAZ 11F 31 5 29,75 2 9 -0,25 33 14 29,50 196,450 8 31 31 70 256

32 1239 EFE CİLASIN 11K 31 9 28,75 31 9 28,75 196,375 3 32 32 71 257

33 1271 EDA KARAKUŞ 11G 29 9 26,75 4 5 2,75 33 14 29,50 196,300 16 33 33 72 258

34 257 SILA SARIKAYA 11F 33 5 31,75 2 20 -3,00 35 25 28,75 195,275 9 34 34 73 262

35 1227 SAFİYE AKHAN 11H 31 6 29,50 0 5 -1,25 31 11 28,25 195,250 6 35 35 74 263

36 1020 BAHRİYE ZELAL ÇİL 11B 31 7 29,25 1 8 -1,00 32 15 28,25 194,675 2 36 36 75 265

37 1004 FURKAN ENES DEVECİ 11C 31 4 30,00 1 11 -1,75 32 15 28,25 194,400 1 37 37 76 268

38 1369 EMRE SARI 11G 30 8 28,00 1 3 0,25 31 11 28,25 193,300 17 38 38 78 273

39 1183 SILA NUR BAYRAMOĞLU 11H 29 9 26,75 3 7 1,25 32 16 28,00 193,250 7 39 39 79 274

40 1150 ASİYENUR GÜLMEZ 11G 29 6 27,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 30 8 28,00 193,025 18 40 40 80 276

41 504 ÖMER AKN 11A 30 10 27,50 5 19 0,25 35 29 27,75 192,800 1 41 41 81 277

42 1241 SABRİ YAYLABAŞ 11G 27 4 26,00 3 4 2,00 30 8 28,00 192,525 19 42 42 82 280

43 1380 11B 28 5 26,75 1 1 0,75 29 6 27,50 192,150 3 43 43 83 282

44 218 SÜMEYYE ATAŞ 11F 30 9 27,75 2 6 0,50 32 15 28,25 191,350 10 44 44 85 289

45 0 SELİN PEKSOY 11K 27 1 26,75 27 1 26,75 191,250 4 45 45 86 290

46 1171 ZAHİDE ALAGÖZ 11H 30 7 28,25 2 10 -0,50 32 17 27,75 191,025 8 46 46 87 292

47 166 İBRAHİM KABAKLAR 11G 27 5 25,75 2 1 1,75 29 6 27,50 190,600 20 47 47 89 295

48 1321 EZGİ KINACI 11F 28 9 25,75 3 6 1,50 31 15 27,25 190,550 11 48 48 90 296

                                                1 / 6



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05 265 265 359 751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 8,2 20,45 7,2 6,5 5,62 6,5 8,8 4,28 36,2 23,5 30,35 0,000
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49 686 RÜMEYSA GÜMÜ Ş 11K 27 2 26,50 27 2 26,50 190,500 5 49 49 91 297

50 1219 BEYZANUR YİĞİT 11H 29 7 27,25 1 6 -0,50 30 13 26,75 189,775 9 50 50 93 301

51 0 ZAHİDE YILDIRIM 11K 29 9 26,75 29 9 26,75 189,250 6 51 51 94 302

52 744 NAZARYURTTAŞ 11G 29 8 27,00 1 3 0,25 30 11 27,25 189,175 21 52 52 95 303

53 1248 HACER ŞİMŞEK 11K 28 7 26,25 28 7 26,25 188,875 7 53 53 96 304

54 401 REŞİT GÜÇYETMEZ 11H 29 10 26,50 2 7 0,25 31 17 26,75 188,050 10 54 54 97 309

55 1110 TUĞBA İNCE 11G 29 10 26,50 29 10 26,50 187,875 22 55 55 98 311

56 1234 SONGÜL BEYAZ 11H 28 12 25,00 3 6 1,50 31 18 26,50 187,425 11 56 56 100 315

57 0 NESİBE PARLAK 11H 28 8 26,00 2 7 0,25 30 15 26,25 187,175 12 57 57 101 316

58 1257 ASUDE KOSKA 11K 28 8 26,00 28 8 26,00 187,125 8 58 58 102 317

59 276 EMİNE ASLAN 11G 29 8 27,00 1 6 -0,50 30 14 26,50 186,775 23 59 59 103 319

60 185 BEYZA NUR DURĞUT 11K 27 6 25,50 27 6 25,50 186,625 9 60 60 104 321

61 0 ELA BAYIK 11K 26 2 25,50 26 2 25,50 186,250 10 61 61 105 322

62 1337 ZEYNEP SUDE YÜCEL 11G 29 9 26,75 1 7 -0,75 30 16 26,00 185,725 24 62 62 110 332

63 1107 AYSİMA FATMA KÖR 11H 27 6 25,50 27 6 25,50 185,500 13 63 63 111 335

64 1272 İKRA BAKIR 11K 27 8 25,00 27 8 25,00 184,500 11 64 64 114 344

65 1312 BEYZANUR YORDAM 11C 25 4 24,00 2 3 1,25 27 7 25,25 184,125 2 65 65 116 347

66 0 BATUHAN ÇAOĞLU 11K 27 8 25,00 27 8 25,00 184,000 12 66 66 118 350

67 100 YUS F KIL NÇ 11F 28 12 25,00 2 5 0,75 30 17 25,75 183,775 12 67 67 120 353

68 1288 CANSU ÖZALP 11A 25 5 23,75 3 8 1,00 28 13 24,75 183,700 2 68 68 122 355

69 845 DAMLA PALTA 11F 28 6 26,50 1 8 -1,00 29 14 25,50 183,675 13 69 69 123 356

70 1294 FADİMDGÜL CÜCÜK 11F 27 11 24,25 2 3 1,25 29 14 25,50 183,375 14 70 70 124 358

71 1015 AYŞENUR ÖZTÜRK 11H 27 7 25,25 27 7 25,25 183,125 14 71 71 125 359

72 1106 NİSA TOMURCUK 11G 28 12 25,00 28 12 25,00 182,625 25 72 72 128 365

73 1340 SELMA 11H 26 9 23,75 2 3 1,25 28 12 25,00 182,625 15 72 72 128 365

74 1231 CUMAALİ KARATAŞ 11K 28 12 25,00 28 12 25,00 182,625 13 72 72 128 365

75 1177 11K 27 11 24,25 27 11 24,25 182,375 14 75 75 132 370

76 1092 RUKİYE GÜNDÜZ 11A 25 7 23,25 3 7 1,25 28 14 24,50 181,875 3 76 76 133 373

77 1229 HATİCE KÜBRA BÜLBÜL 11K 27 12 24,00 27 12 24,00 181,500 15 77 77 134 375

78 1165 FATMANUR K 11G 27 10 24,50 1 1 0,75 28 11 25,25 181,400 26 78 78 135 377

79 541 ZEYNEP NİSA OKUTAN 11E 25 6 23,50 3 10 0,50 28 16 24,00 180,725 1 79 79 136 379

80 1265 MEHMET SAİT YAZGAN 11F 27 10 24,50 1 4 0,00 28 14 24,50 180,250 15 80 80 137 380

81 1235 MERVE ÇERÇİ 11E 21 1 20,75 7 18 2,50 28 19 23,25 180,125 2 81 81 139 382

82 1109 ALEYNA DAŞDELEN 11F 27 10 24,50 1 7 -0,75 28 17 23,75 179,975 16 82 82 141 385

83 253 ELİF 11F 27 9 24,75 1 6 -0,50 28 15 24,25 179,525 17 83 83 144 391

84 965 FATMA NUR GÜNGÖR 11A 25 3 24,25 1 6 -0,50 26 9 23,75 178,900 4 84 84 148 398

85 1252 HÜSEYİN EFE ŞİMŞEK 11G 23 8 21,00 4 5 2,75 27 13 23,75 178,800 27 85 85 149 400

86 1365 ÖZAY KAAN ÖZĞAN 11B 24 8 22,00 6 18 1,50 30 26 23,50 178,425 4 86 86 150 403

87 833 YUNPE SARİCE 11B 26 7 24,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 27 13 23,75 178,200 5 87 87 152 405

88 1358 ZEYNEP ŞAHİN 11H 25 14 21,50 2 1 1,75 27 15 23,25 176,600 16 88 88 156 415

89 1114 KEVSER YILDIRIM 11K 24 7 22,25 24 7 22,25 176,500 16 89 89 157 416

90 1372 MUHAMMED GÜLTEKİN 11H 28 12 25,00 0 7 -1,75 28 19 23,25 176,400 17 90 90 158 418

91 1379 11B 22 7 20,25 2 0 2,00 24 7 22,25 175,400 6 91 91 160 423

92 1005 RABİA SUBAŞI 11D 26 11 23,25 0 2 -0,50 26 13 22,75 175,275 1 92 92 161 424

93 1306 AYSİMA  NUR DAŞKIRAN 11E 26 9 23,75 0 6 -1,50 26 15 22,25 174,950 3 93 93 162 425

94 1119 MELİSA NUR KARACA 11H 25 9 22,75 0 1 -0,25 25 10 22,50 174,825 18 94 94 164 427

95 1240 ÖYKÜ AZRA AKIN 11D 24 2 23,50 1 9 -1,25 25 11 22,25 174,750 2 95 95 165 428

96 1196 BEYZA KARATOPRAK 11B 22 0 22,00 2 6 0,50 24 6 22,50 174,600 7 96 96 166 429
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97 292 ONUR DURAK 11B 24 9 21,75 3 10 0,50 27 19 22,25 174,350 8 97 97 170 436

98 1149 FATMA SAVAŞKOL 11C 22 4 21,00 4 12 1,00 26 16 22,00 174,325 3 98 98 171 437

99 1122 BAHAR ERTUT 11G 24 8 22,00 24 8 22,00 173,250 28 99 99 172 442

100 0 YASİN BAĞCI 11D 24 12 21,00 1 0 1,00 5 20 0,00 30 32 22,00 173,125 3 100 100 174 445

101 1161 MEDİNEGÜL KAYA 11H 22 11 19,25 4 5 2,75 26 16 22,00 172,550 19 101 101 180 452

102 1253 MELTEM CAN 11D 22 11 19,25 6 13 2,75 28 24 22,00 172,425 4 102 102 182 454

103 1116 RUKİYYE ÜNLER 11D 24 5 22,75 2 14 -1,50 26 19 21,25 171,575 5 103 103 184 458

104 1322 YAREN GENÇ 11G 22 4 21,00 0 1 -0,25 22 5 20,75 171,000 29 104 104 185 461

105 1184 EMİN ÖZTÜRK 11D 26 8 24,00 0 10 -2,50 26 18 21,50 170,875 6 105 105 186 463

106 128 HA ANMERT DİZLE 11A 24 8 22,00 1 6 -0,50 25 14 21,50 170,775 5 106 106 187 464

107 769 AHMET EFE ŞİMŞEK 11K 25 15 21,25 25 15 21,25 170,750 17 107 107 188 465

108 1316 MUHAMMET ALİ AYTOP 11G 23 4 22,00 2 11 -0,75 25 15 21,25 170,600 30 108 108 189 467

109 279 SAMET OĞUZCAN 11C 23 7 21,25 3 14 -0,50 26 21 20,75 170,275 4 109 109 190 468

110 850 BÜŞRA POLAT 11B 21 4 20,00 4 14 0,50 25 18 20,50 170,225 9 110 110 191 470

111 1352 MUSTAFA AGGEDİK 11E 22 7 20,25 4 13 0,75 26 20 21,00 170,150 4 111 111 192 472

112 255 ŞEVVA LİBİN 11K 24 13 20,75 24 13 20,75 170,000 18 112 112 193 474

113 1209 TUĞBA KILIÇ 11E 23 7 21,25 3 13 -0,25 26 20 21,00 169,950 5 113 113 194 475

114 706 MERYEM ZAHTER 11F 25 12 22,00 1 8 -1,00 26 20 21,00 169,550 18 114 114 196 477

115 1313 ESRA ÖZCAN 11F 24 12 21,00 2 7 0,25 26 19 21,25 169,300 19 115 115 197 479

116 1328 AYŞE KEKLİK 11F 25 12 22,00 1 7 -0,75 26 19 21,25 169,100 20 116 116 199 482

117 0 SERPİL ATAŞ 11E 21 6 19,50 3 7 1,25 24 13 20,75 168,875 6 117 117 200 484

118 1167 FEYZA 11D 21 5 19,75 2 6 0,50 23 11 20,25 168,475 7 118 118 202 489

119 1174 MEVLÜT KIRIK 11D 22 12 19,00 6 16 2,00 0 2 -0,50 28 30 20,50 167,775 8 119 119 203 495

120 947 HATİCE KÜBRA T 11C 23 6 21,50 0 6 -1,50 23 12 20,00 167,700 5 120 120 204 496

121 1362 CANAN BİLİCİ 11F 24 14 20,50 2 7 0,25 26 21 20,75 167,675 21 121 121 205 497

122 373 MEDİNE AÇAR 11A 23 8 21,00 5 25 -1,25 28 33 19,75 167,500 6 122 122 206 498

123 0 MELİSA 11E 22 9 19,75 1 5 -0,25 23 14 19,50 167,450 7 123 123 207 499

124 317 FURKAN YILDIRIM 11B 21 4 20,00 0 2 -0,50 21 6 19,50 167,025 10 124 124 208 500

125 1374 İLKNUR YILGIN 11B 22 9 19,75 1 4 0,00 23 13 19,75 166,750 11 125 125 209 502

126 996 ESRA AYTEKİN 11H 23 10 20,50 1 5 -0,25 24 15 20,25 166,450 20 126 126 211 504

127 471 EREN CAN 11E 20 6 18,50 3 7 1,25 23 13 19,75 166,125 8 127 127 212 506

128 0 SERRANUR NİSA 11B 20 2 19,50 0 1 -0,25 20 3 19,25 166,075 12 128 128 213 508

129 1361 YASEMİN KOLUŞ 11K 21 7 19,25 21 7 19,25 166,000 19 129 129 214 509

130 41 RAVZA ÖZDEMİR 11B 23 7 21,25 2 16 -2,00 25 23 19,25 165,975 13 130 130 215 510

131 1123 MERAL GÜRASLAN 11E 21 4 20,00 1 6 -0,50 22 10 19,50 165,525 9 131 131 216 513

132 1378 MERVE HALİL 11F 22 9 19,75 1 3 0,25 23 12 20,00 165,425 22 132 132 218 515

133 1142 SENANAZ YILDIRIM 11C 22 3 21,25 1 11 -1,75 23 14 19,50 165,400 6 133 133 219 516

134 1233 EZGİ KİPER 11A 21 7 19,25 3 12 0,00 24 19 19,25 164,375 7 134 134 222 521

135 1076 MUHAMMED ALİ DEMİR 11D 24 13 20,75 1 10 -1,50 25 23 19,25 164,200 9 135 135 223 523

136 1191 HAMİDENUR KURT 11F 20 18 15,50 5 6 3,50 25 24 19,00 164,200 23 135 135 223 523

137 774 FURKAN EFE BİLGE 11D 21 7 19,25 3 12 0,00 24 19 19,25 164,000 10 137 137 225 528

138 895 MELİHA CANBOLAT 11B 23 8 21,00 1 14 -2,50 24 22 18,50 164,000 14 137 137 225 528

139 1128 ZEYNEP ADIYAMAN 11C 21 7 19,25 3 13 -0,25 24 20 19,00 163,950 7 139 139 227 530

140 1009 HAVVANUR AVCI 11C 19 2 18,50 5 21 -0,25 24 23 18,25 163,950 7 139 139 227 530

141 1010 NEHİR MEMİŞ 11A 16 5 14,75 7 11 4,25 23 16 19,00 163,850 8 141 141 229 533

142 1173 ŞEBNEM ÖZALP 11F 24 16 20,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 163,700 24 142 142 230 534

143 1371 İZZET CAN 11C 20 9 17,75 1 0 1,00 1 5 -0,25 22 14 18,50 163,575 9 143 143 231 535

144 1242 BAKİ YILMAZ S 11C 20 10 17,50 3 7 1,25 23 17 18,75 163,375 10 144 144 232 536
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145 1277 MELİKE KOCADAYI 11C 20 10 17,50 0 1 -0,25 4 10 1,50 24 21 18,75 163,175 11 145 145 233 538

146 366 NURMELEK YEĞEN 11D 21 2 20,50 1 12 -2,00 22 14 18,50 162,975 11 146 146 234 539

147 1146 ELA DİKEN 11G 25 13 21,75 0 11 -2,75 25 24 19,00 162,950 31 147 147 235 540

148 1157 SEFA ÇELİK 11C 20 9 17,75 1 1 0,75 21 10 18,50 162,900 12 148 148 236 541

149 1259 ZÜMRE MERMER 11C 19 6 17,50 2 4 1,00 21 10 18,50 162,700 13 149 149 237 544

150 1273 AYŞE KARATAŞ 11A 17 4 16,00 4 8 2,00 21 12 18,00 161,025 9 150 150 239 547

151 1000 ŞAZİYE SE RT 11E 17 4 16,00 4 10 1,50 21 14 17,50 160,800 10 151 151 240 549

152 206 GÜLLÜ GÜRASLAN 11E 17 4 16,00 3 4 2,00 0 3 -0,75 20 11 17,25 160,600 11 152 152 241 550

153 1308 NESRİN TUTAR 11E 20 12 17,00 2 6 0,50 22 18 17,50 160,225 12 153 153 242 552

154 645 EZO YILDIRIM 11A 19 7 17,25 3 10 0,50 22 17 17,75 160,100 10 154 154 243 553

155 1254 ÖZGÜR EREKLİ 11E 22 16 18,00 2 7 0,25 24 23 18,25 160,050 13 155 155 244 554

156 1172 NURŞEVVAL ATEŞUŞAĞI 11H 21 11 18,25 0 2 -0,50 21 13 17,75 159,525 21 156 156 246 556

157 639 EYNEPK NEZ 11D 17 2 16,50 3 8 1,00 20 10 17,50 159,450 12 157 157 248 558

158 792 ELİF KORAL 11C 19 4 18,00 2 10 -0,50 21 14 17,50 159,275 14 158 158 249 559

159 710 HADRENUR ATMACA 11F 22 12 19,00 1 9 -1,25 23 21 17,75 159,250 25 159 159 250 560

160 1320 ZEYNEP TAŞDELEN 11E 20 6 18,50 2 13 -1,25 22 19 17,25 158,500 14 160 160 251 562

161 1332 SAMET PARLAK 11F 19 5 17,75 1 2 0,50 20 7 18,25 158,225 26 161 161 252 563

162 1255 DENİZ BAŞÇI 11F 19 5 17,75 1 2 0,50 20 7 18,25 158,225 26 161 161 252 563

163 1336 MELİKEARSLAN 11A 19 5 17,75 1 8 -1,00 20 13 16,75 158,050 11 163 163 254 565

164 267 ELİF DURGUT 11C 21 15 17,25 2 0 2,00 0 9 -2,25 23 24 17,00 156,800 15 164 164 256 569

165 663 FURKAN SARI 11E 20 11 17,25 4 17 -0,25 24 28 17,00 156,700 15 165 165 257 570

166 1205 TARIK KAYA 11E 19 12 16,00 2 7 0,25 21 19 16,25 156,425 16 166 166 258 571

167 1203 MUSTAFA YAZGAN 11E 19 12 16,00 2 7 0,25 21 19 16,25 156,425 16 166 166 258 571

168 1317 NİSANUR ALPMAN 11C 18 9 15,75 2 5 0,75 20 14 16,50 156,400 16 168 168 260 573

169 1261 DÖNESAYLA 11C 20 8 18,00 1 9 -1,25 21 17 16,75 156,375 17 169 169 261 574

170 793 GÜLG ÜZELYER 11C 18 3 17,25 4 21 -1,25 22 24 16,00 156,375 17 169 169 261 574

171 1305 İREM ASİ 11E 13 5 11,75 11 25 4,75 24 30 16,50 156,325 18 171 171 263 576

172 1131 LÜTFİYE BÜLBÜL 11F 21 17 16,75 1 3 0,25 22 20 17,00 156,300 28 172 172 264 577

173 1099 İLAYDA TUTAR 11C 20 5 18,75 0 10 -2,50 20 15 16,25 155,875 19 173 173 265 580

174 1298 GZM 11D 18 8 16,00 2 6 0,50 20 14 16,50 155,475 13 174 174 266 583

175 459 MERVE AKIL 11B 15 3 14,25 5 13 1,75 20 16 16,00 155,475 15 174 174 266 583

176 0 ZİLAN KESKİN 11D 16 7 14,25 5 12 2,00 21 19 16,25 155,400 14 176 176 268 585

177 1133 EDA ÇETİBAĞ 11C 18 4 17,00 2 11 -0,75 20 15 16,25 155,350 20 177 177 269 586

178 1190 ZEYNEP SARIOĞLU 11C 20 10 17,50 1 8 -1,00 21 18 16,50 155,300 21 178 178 270 587

179 1207 SEMANUR AŞIKOĞLU 11E 17 9 14,75 4 8 2,00 21 17 16,75 155,025 19 179 179 271 588

180 1287 PINAR KARABAY 11B 19 4 18,00 4 26 -2,50 23 30 15,50 155,000 16 180 180 272 590

181 0 EYÜP CEMAL TOZLUOĞLU11E 17 6 15,50 3 11 0,25 20 17 15,75 154,300 20 181 181 273 591

182 1338 FATMA ERGÜN 11A 17 5 15,75 6 25 -0,25 23 30 15,50 153,950 12 182 182 275 594

183 284 NURSENA SÜMBÜL 11E 19 12 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 19 14 15,50 153,950 21 182 182 275 594

184 0 NAZLI ATMACA 11 18 8 16,00 3 13 -0,25 21 21 15,75 153,575 1 184 184 277 596

185 748 EREN BAKIR 11C 17 5 15,75 3 11 0,25 20 16 16,00 153,550 22 185 185 278 597

186 1166 ABDULLAH EREN ÇİL 11A 19 11 16,25 3 11 0,25 22 22 16,50 152,800 13 186 186 279 598

187 0 FURKAN BAŞAR 11B 20 7 18,25 1 15 -2,75 21 22 15,50 152,700 17 187 187 280 599

188 0 HAYRUNNİSA GÜRLER 11E 18 6 16,50 2 13 -1,25 20 19 15,25 152,500 22 188 188 281 602

189 265 KEVSER ÖZDEMİR 11A 15 8 13,00 2 0 2,00 4 16 0,00 21 24 15,00 152,500 14 188 188 281 602

190 1296 FURKAN ERGİL 11A 12 1 11,75 6 10 3,50 18 11 15,25 152,325 15 190 190 283 605

191 1192 NİSANUR ATLAR 11A 17 1 16,75 2 16 -2,00 19 17 14,75 152,225 16 191 191 284 606

192 1120 İSMAİLBOZKURT 11G 21 19 16,25 2 7 0,25 23 26 16,50 152,175 32 192 192 285 607

                                                4 / 6



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05 265 265 359 751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 8,2 20,45 7,2 6,5 5,62 6,5 8,8 4,28 36,2 23,5 30,35 0,000

Okul Ortalaması 21,9 7,4 20,01 1,3 4,2 0,27 2,6 9,8 0,16 25,8 21,4 20,44 0,000

KATILIMLAR

193 1124 ECRİN ÇOPUR 11E 17 3 16,25 1 7 -0,75 18 10 15,50 151,975 23 193 193 286 608

194 1269 ZELİHA ERDEM 11B 14 8 12,00 7 15 3,25 21 23 15,25 151,650 18 194 194 287 612

195 1185 BERAT KARAKUŞ 11D 19 14 15,50 1 5 -0,25 20 19 15,25 151,450 15 195 195 288 614

196 420 BAĞDATİNCE 11B 16 8 14,00 4 11 1,25 20 19 15,25 151,375 19 196 196 289 615

197 1126 MERYEM KAYA        Ü 11B 14 4 13,00 0 1 -0,25 6 16 2,00 20 21 14,75 151,025 20 197 197 290 617

198 1139 AYŞENUR ŞAHİN 11D 13 2 12,50 4 7 2,25 17 9 14,75 150,950 16 198 198 291 618

199 0 EMRAH TAŞ 11D 20 7 18,25 1 18 -3,50 21 25 14,75 150,550 17 199 199 292 619

200 0 MUHAMMET * CIGİL 11B 15 3 14,25 1 0 1,00 1 8 -1,00 17 11 14,25 150,175 21 200 200 293 620

201 564 HASANHÜSEİNS ELLİ 11A 20 16 16,00 7 33 -1,25 27 49 14,75 150,000 17 201 201 294 621

202 0 ESMA YAPRAK 11D 15 3 14,25 15 3 14,25 149,875 18 202 202 295 622

203 1136 İPEK KILIÇ 11E 16 8 14,00 3 10 0,50 19 18 14,50 149,350 24 203 203 296 624

204 1156 MUHAMMETTALHA ÖZYURT11B 17 10 14,50 0 1 -0,25 17 11 14,25 148,825 22 204 204 297 628

205 1027 RUMEYSA ÇAPAR 11E 16 11 13,25 4 11 1,25 20 22 14,50 148,625 25 205 205 298 631

206 1228 SELVER TAŞ 11B 14 2 13,50 4 14 0,50 18 16 14,00 147,350 23 206 206 299 637

207 214 EYÜP TEKÇE 11A 16 5 14,75 1 3 0,25 3 18 -1,50 20 26 13,50 145,200 18 207 207 300 639

208 1178 PÜMEYSA ATAŞ 11E 15 4 14,00 0 7 -1,75 15 11 12,25 143,400 26 208 208 301 642

209 0 SEVİLAY KILIÇ 11B 17 9 14,75 3 21 -2,25 20 30 12,50 143,300 24 209 209 302 643

210 180 BUSE GÜN  ÜZ 11A 14 9 11,75 2 5 0,75 16 14 12,50 143,275 19 210 210 303 644

211 1135 FATMA KILIÇ 11B 15 6 13,50 4 21 -1,25 19 27 12,25 143,250 25 211 211 304 645

212 1151 FATMAGÜLGGÜÇLÜ 11B 16 6 14,50 3 21 -2,25 19 27 12,25 143,050 26 212 212 305 646

213 1179 RUKİYE GÜNSEVER 11H 15 14 11,50 3 7 1,25 18 21 12,75 142,625 22 213 213 306 647

214 274 AYBUKE H ERDOĞAN FB 11B 12 2 11,50 7 26 0,50 19 28 12,00 141,350 27 214 214 307 650

215 743 ESRA ÇEVRİM 11A 12 1 11,75 1 4 0,00 13 5 11,75 141,250 20 215 215 308 651

216 184 HANIMNUR  KAYNAK 11F 15 11 12,25 1 1 0,75 16 12 13,00 141,025 29 216 216 309 652

217 37 ZEHRA AKAY 11C 16 12 13,00 1 8 -1,00 17 20 12,00 139,550 23 217 217 310 656

218 1140 NİDASU ERCAN 11D 12 5 10,75 3 10 0,50 15 15 11,25 139,225 19 218 218 311 657

219 1202 MUSTAFA CAN POLAT 11B 14 6 12,50 0 6 -1,50 14 12 11,00 138,575 28 219 219 312 659

220 1129 FURKAN YILDIRIM 11C 11 2 10,50 3 10 0,50 14 12 11,00 137,850 24 220 220 313 660

221 1237 SONGÜL PÜSKÜLLÜ 11H 15 19 10,25 3 8 1,00 18 27 11,25 137,700 23 221 221 314 661

222 183 YAĞMUR BİLEÇ 11F 14 13 10,75 14 13 10,75 136,875 30 222 222 315 664

223 1204 DAMLA YAZGAN 11A 12 1 11,75 2 15 -1,75 14 16 10,00 135,525 21 223 223 316 668

224 1002 CELAL GÜLEÇ 11C 12 6 10,50 0 2 -0,50 12 8 10,00 135,150 25 224 224 317 669

225 1289 AYŞE BAĞCI 11E 12 6 10,50 3 13 -0,25 15 19 10,25 134,950 27 225 225 318 670

226 1366 ARZ 11D 13 8 11,00 1 10 -1,50 14 18 9,50 133,700 20 226 226 319 673

227 1299 HİLAL DÜŞMEZ 11B 11 3 10,25 2 11 -0,75 13 14 9,50 132,725 29 227 227 320 676

228 1267 BATU KILICI 11A 12 4 11,00 1 12 -2,00 13 16 9,00 132,100 22 228 228 321 678

229 1176 RÜMEYSA ÖZTÜRK 11B 12 8 10,00 1 10 -1,50 13 18 8,50 130,200 30 229 229 322 681

230 1297 SILA İLGİN 11D 12 12 9,00 2 13 -1,25 14 25 7,75 127,250 21 230 230 323 686

231 1258 MERYEM GÜL YAVUZ 11E 8 0 8,00 7 29 -0,25 15 29 7,75 127,200 28 231 231 324 687

232 93 MEDİNE TAŞKIN 11G 12 20 7,00 1 2 0,50 13 22 7,50 124,600 33 232 232 326 692

233 268 ZEYNEP SUDE AÇARDAŞ11C 6 3 5,25 5 18 0,50 11 21 5,75 119,975 26 233 233 327 697

234 0 NADİDE SARIOĞLU 11C 7 4 6,00 1 5 -0,25 8 9 5,75 119,700 27 234 234 328 698

235 1275 NARİN AYAN 11D 9 7 7,25 1 14 -2,50 10 21 4,75 117,375 22 235 235 329 701

236 1189 FURKAN ERKAN 11A 10 19 5,25 10 19 5,25 116,800 23 236 236 330 703

237 1232 YUNUS EMRE AÇAR   9 3 8,25 0 15 -3,75 9 18 4,50 116,375 1 237 237 331 704

238 1346 ZÜLAL U LU 11A 6 4 5,00 2 9 -0,25 8 13 4,75 116,325 24 238 238 332 705

239 1375 YAĞMUR ÖRS 11D 1 2 0,50 0 3 -0,75 11 24 5,00 12 29 4,75 114,875 23 239 239 333 706

240 513 GULIZAR GÜLER 11D 2 0 2,00 4 8 2,00 6 8 4,00 112,400 24 240 240 334 709
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05 265 265 359 751

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik Fen Bilimleri Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,5 8,2 20,45 7,2 6,5 5,62 6,5 8,8 4,28 36,2 23,5 30,35 0,000

Okul Ortalaması 21,9 7,4 20,01 1,3 4,2 0,27 2,6 9,8 0,16 25,8 21,4 20,44 0,000

KATILIMLAR

241 1307 SALİH EŞİYOK 11E 3 0 3,00 7 26 0,50 10 26 3,50 112,100 29 241 241 335 711

242 1214 ÇİĞDEM DENİZ 11D 5 11 2,25 5 11 2,25 107,200 25 242 242 336 713

243 293 HATİCE KÜBRA AVCI 11D 5 12 2,00 5 12 2,00 106,400 26 243 243 337 714

244 1236 SEFA ÇERÇİ 11B 8 26 1,50 8 26 1,50 104,800 31 244 244 338 717

245 1373 YÜSRA ERTÜRK 11F 5 25 -1,25 5 10 2,50 10 35 1,25 103,250 31 245 245 339 718

246 1356 SÜMEYYE BÖREKÇİ 11E 1 0 1,00 3 12 0,00 4 12 1,00 103,000 30 246 246 340 719

247 1082 ŞEYMA ESKİCİOĞLU 11A 3 9 0,75 3 9 0,75 102,400 25 247 247 341 721

248 0 MEHMET 11C 2 5 0,75 2 5 0,75 102,400 28 247 247 341 721

249 1293 YAREN KAYA 11D 6 5 4,75 1 22 -4,50 7 27 0,25 102,225 27 249 249 343 723

250 2 A   NĞ*R 11G 5 35 -3,75 3 36 -6,00 17 23 11,25 25 94 1,50 102,000 34 250 250 344 725

251 1347 BİRSEN AKLAN 11 6 22 0,50 6 22 0,50 101,600 2 251 251 345 726

252 114 ZELAL KIZIL 11B 3 11 0,25 3 11 0,25 100,800 32 252 252 346 728

253 1224 AHMET KUZU 11C 2 7 0,25 2 7 0,25 100,800 29 252 252 346 728

254 1345 SÜMEYRA ÖZYÜREK 11C 3 11 0,25 3 11 0,25 100,800 29 252 252 346 728

255 224 CANER KILINÇ 11D 2 8 0,00 2 8 0,00 100,000 28 255 255 349 732

256 1121 BEKİR DUYSAK 11E 3 13 -0,25 3 13 -0,25 99,200 31 256 256 350 736

257 1251 AYŞE ÖZER 11D 3 14 -0,50 3 14 -0,50 98,400 29 257 257 351 737

258 138 SAFİYE SULTAN SAĞIR 11B 5 25 -1,25 5 25 -1,25 96,000 33 258 258 352 741

259 1144 YASİN GÖÇER 11E 3 17 -1,25 3 17 -1,25 96,000 32 258 258 352 741

260 329 FİDAN GÖKSU 11D 5 26 -1,50 5 26 -1,50 95,200 30 260 260 354 743

261 1195 SUDENAZ DEMİR 11D 5 27 -1,75 5 27 -1,75 94,400 31 261 261 355 744

262 1181 BARIŞ ÖZZKİRİŞÇİ 11B 2 16 -2,00 2 16 -2,00 93,600 34 262 262 356 745

263 1279 ALİ PINAR 11A 1 1 0,75 0 13 -3,25 1 14 -2,50 91,850 26 263 263 357 746

264 1355 SERVET TAZE 11A 2 19 -2,75 2 19 -2,75 91,200 27 264 264 358 747

265 0 AYBÜKE BABACAN   3 31 -4,75 3 31 -4,75 84,800 2 265 265 359 749
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SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE BABACAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
84,800 0,000 2 265 265 359 749

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 2 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 -1,50 0,10 1,13

Kimya 13 0 10 -2,50 -19 -1,50 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 -1,25 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 31 -4,75 -12 -4,25 0,16 4,28

Toplam: 120 3 31 -4,75 -4 -0,12 18,66 25,29

Fen Bilimleri ddbacce EceDdeaacbbddb  e deb dde dcabAe

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 31 8

Fizik 14 2 11 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 10 0

Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 10 8

Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE AÇAR 1232   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,375 0,000 1 237 237 331 704

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 2 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 3 7,25 30 7,25 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,00 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,00 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 3 8,25 21 8,25 20,01 20,45

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 -1,50 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -1,50 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -1,25 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 15 -3,75 -9 -4,25 0,16 4,28

Toplam: 120 9 18 4,50 4 -0,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AeAEeCDbA  BE                    A     

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcabde b    ded           aad     a d   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 3 23

Edebiyat 24 8 3 33

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 15 0

Fizik 14 0 9 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSEN AKLAN 1347 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,600 0,000 2 251 251 345 726

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 2 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 4 8 2,00 14 0,88 0,10 1,13

Kimya 13 1 8 -1,00 -8 -0,88 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 0,12 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 22 0,50 1 0,12 0,16 4,28

Toplam: 120 6 22 0,50 0 8,12 18,66 25,29

Fen Bilimleri dcADe abEadcB d Dba db  aeebdeD     dbb 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 6 22 15

Fizik 14 4 8 29

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 8 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 6 8

Solunum Sistemi 4 1 3 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ATMACA 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,575 0,000 1 184 184 277 596

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 2 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 12,75 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,50 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 16,00 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,88 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,88 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 0,12 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 0,12 0,16 4,28

Toplam: 120 21 21 15,75 13 8,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECDeAa DB dA AEACDDb  Be A C D a c    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db D  a a  c         bb c   cCe bca  A  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 14 5 58

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 13 8

Fizik 14 1 5 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 5 15

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH EREN ÇİL 1166 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,800 0,000 13 186 186 279 598

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 6 6,50 27 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 16,25 41 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 22 22 16,50 14 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECcDdcCbBb          CBBCbAECBDdEbEDcbB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dc c                 dbeca aBee    C   E

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 11 48

Edebiyat 24 8 6 33

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 3 23

Solunum Sistemi 4 1 3 25
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ PINAR 1279 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,850 0,000 26 263 263 357 746

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 13 -3,25 -8 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 1 14 -2,50 -2 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1                                      Ad 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d c              b   eb aee   e de   bb 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 3

Edebiyat 24 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 13 0

Fizik 14 0 2 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 6 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KARATAŞ 1273 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,025 0,000 9 150 150 239 547

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 3 13,25 55 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 16,00 40 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 21 12 18,00 15 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bA AEACDDA  BE bcD E D C         EAC  d 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b         bC   be    D    d ec  E e A 

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 43

Edebiyat 24 14 3 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 0 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 8 10

Fizik 14 1 2 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BATU KILICI 1267 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,100 0,000 22 228 228 321 678

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 4 11,00 46 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 11,00 28 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 12 -2,00 -5 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 13 16 9,00 8 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE    c eAdACaD                   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D  deb d d   b   a       ed  e    da 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 4 30

Edebiyat 24 12 4 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 4 3 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 12 3

Fizik 14 1 5 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE GÜN  ÜZ 180 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,275 0,000 19 210 210 303 644

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 11,75 29 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 16 14 12,50 10 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECcD E DBCaAaAEACeeb            a D b 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    a          dCa     b    b  D         

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 9 35

Edebiyat 24 13 7 54

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 5 5

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ÖZALP 1288 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,700 0,000 2 68 68 122 355

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 5 23,75 59 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 28 13 24,75 21 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBCcABAEACDDb  BC d CB d  aDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D            D      aDee ed      de d

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 5 63

Edebiyat 24 19 2 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 8 8

Fizik 14 1 0 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YAZGAN 1204 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,525 0,000 21 223 223 316 668

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 1 11,75 49 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 11,75 29 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 15 -1,75 -4 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 14 16 10,00 8 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECD    DB cA AE CD                    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri   bD  d b e     b   d c a Aced  e   eda 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 30

Edebiyat 24 12 1 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 0 40
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 0 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 15 5

Fizik 14 1 4 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 2 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 7 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇEVRİM 743 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,250 0,000 20 215 215 308 651

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 0 12,00 50 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 11,75 29 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 13 5 11,75 10 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDD   DBC A AE                     a 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D  a          b       e a            

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 30

Edebiyat 24 12 0 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 3 0 33
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP TEKÇE 214 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,200 0,000 18 207 207 300 639

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 1 9,75 41 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 15,96 20,01 20,45

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 1,12 0,27 5,62

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 18 -1,50 -4 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 20 26 13,50 11 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECD A  Dc     E CD    Bea EC    DED aa

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                             bde     D   

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri bbdadCdedb acaEaed          Bde     d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 40

Edebiyat 24 10 1 42

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 3 0 33
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 1 0 13
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 2 0
Eşitsizlik 3 0 1 0

Fen Bilimleri 40 3 18 8

Fizik 14 1 12 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KİPER 1233 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,375 0,000 7 134 134 222 521

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 24 19 19,25 16 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEAdDDd  cdECeDAEdDBCCB  EB  A A     

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d b       e dea db     D  B a     E da c

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 53

Edebiyat 24 15 7 63

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 0 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 12 8

Fizik 14 0 5 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 3 15

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 2 0 100
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EZO YILDIRIM 645 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,100 0,000 10 154 154 243 553

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 22 17 17,75 15 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cdECeDAEdDBC ABAEAdDDd  B  A      Dd A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D   ba b     DA cd b       e d a  b  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 48

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 2 0 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ERGÜN 1338 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,950 0,000 12 182 182 275 594

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 4 15,00 63 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 15,75 39 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 3 7 1,25 10 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 25 -0,25 -1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 23 30 15,50 13 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEAbeDA  BEECeDA  DBC    dB          

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri ddbacee Ecda eaadCbd cCD  daaCdde   bb A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 43

Edebiyat 24 16 4 67

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 1 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 25 15

Fizik 14 1 11 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 7 23

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 7 15

Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR GÜNGÖR 965 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,900 0,000 4 84 84 148 398

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 2 15,50 65 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 3 24,25 61 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 26 9 23,75 20 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDA  cBC AdAEACDD   BCDAEC D EDa    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  D   ba  c    c     b                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 3 63

Edebiyat 24 16 2 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 8 0 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 1 4 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ERGİL 1296 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,325 0,000 15 190 190 283 605

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 1 11,75 49 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 11,75 29 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 18 11 15,25 13 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1   eAEACDDA  BEE DD                      

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri a   A aCED  e    da    D  deb d D   b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 1 30

Edebiyat 24 12 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 0 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 10 15

Fizik 14 4 3 29

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ERKAN 1189 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,800 0,000 23 236 236 330 703

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 10 19 5,25 13 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 10 19 5,25 4 14,32 18,66 25,29

Fen Bilimleri ebbbeeBbEDdDbea cC B   DbcdDdCddc      A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 10 19 25

Fizik 14 4 10 29

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 5 23

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 4 23

Boşaltım Sistemi 6 3 2 50
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HA ANMERT DİZLE 128 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,775 0,000 5 106 106 187 464

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 25 14 21,50 18 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACeD   BEECDDAE ae Cd AEBC AEAa DdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  cbbAca      e                          

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 60

Edebiyat 24 14 5 58

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HASANHÜSEİNS ELLİ 564 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,000 0,000 17 201 201 294 621

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 5 9 2,75 20 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 12 -2,00 -15 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 33 -1,25 -3 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 27 49 14,75 12 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAa DB aAeAEeCbDbbe ead CaDAaDaDAdc

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri debDaCBeaccDBedabdEcaabecdbceaDecbdacebd

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 50

Edebiyat 24 14 8 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 3 5 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 7 33 18

Fizik 14 5 9 36

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 1 12 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 12 8

Solunum Sistemi 4 1 3 25
Boşaltım Sistemi 6 0 6 0
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZDEMİR 265 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,500 0,000 14 188 188 281 602

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 13,00 33 15,96 20,01 20,45

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,12 0,27 5,62

Fizik 14 2 5 0,75 5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 21 24 15,00 13 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEbCDebCBeEE DDAEaDee                

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Matematik                          A   C          

Cevap Anahtarı B DEBACEEAECDCBEACDCBDDBCDEAEAACDCEBDBBCAA

Fen Bilimleri aAE e c    b dd da   dbcbc D    c  a  Ab

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 8 38

Edebiyat 24 15 8 63

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 1 0 20
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 1 0 17
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 16 10

Fizik 14 2 5 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 8 0

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 3 15

Boşaltım Sistemi 6 2 1 33
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AÇAR 373 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,500 0,000 6 122 122 206 498

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 3 7 1,25 9 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 0 12 -3,00 -23 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 25 -1,25 -3 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 28 33 19,75 16 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEbDDAE DBCbAcAbACDDA B  ad Cde ED DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  DeadAaddD  dbcd adebaceeaeC  bedCd   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 58

Edebiyat 24 18 4 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 2 4 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 25 13

Fizik 14 3 7 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 12 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 6 15

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKEARSLAN 1336 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,050 0,000 11 163 163 254 565

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 17,75 44 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 20 13 16,75 14 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEeCDDb  BEEaDDAE DBC B  E        a  

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri     dee         de d   D    a       b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 48

Edebiyat 24 17 4 71

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR MEMİŞ 1010 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,850 0,000 8 141 141 229 533

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 4 12,00 50 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 5 4 4,00 29 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 23 16 19,00 16 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAeAEAbDDA  BEEa     DBC     B  A     aD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d bEA aCED  e    da    D  deb d D   b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 40

Edebiyat 24 13 4 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 7 11 18

Fizik 14 5 4 36

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ATLAR 1192 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,225 0,000 16 191 191 284 606

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 1 16,75 70 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 1 16,75 42 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 16 -2,00 -5 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 19 17 14,75 12 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBe A AEACDD                   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d bDb d b e  a  b   d c a A e     c eda 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 1 43

Edebiyat 24 17 1 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 0 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 16 5

Fizik 14 1 7 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 2 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKN 504 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,800 0,000 1 41 41 81 277

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 3 9 0,75 5 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 19 0,25 1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 35 29 27,75 23 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEACDDACBBEECDDAEbcBCCBeAdBebAEACdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri eAb ceebE dDbea  b dd  De  aa  d Ed b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 75

Edebiyat 24 20 4 83

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 19 13

Fizik 14 3 9 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 5 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 1 1 33
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE GÜNDÜZ 1092 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,875 0,000 3 76 76 133 373

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 23,25 58 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 28 14 24,50 20 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE  BedAdAEACDDA  dC A C DdEDaDAe 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  a   A   b   C   c    a      A  db    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 7 63

Edebiyat 24 17 3 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SERVET TAZE 1355 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
91,200 0,000 27 264 264 358 747

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 19 -2,75 -7 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 2 19 -2,75 -2 14,32 18,66 25,29

Fen Bilimleri  eb  ee   ecdea  bbdd C  d aaCe  a  b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 2 19 5

Fizik 14 0 8 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 6 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 5 8

Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ESKİCİOĞLU 1082 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,400 0,000 25 247 247 341 721

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 3 1 2,75 21 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 3 9 0,75 1 14,32 18,66 25,29

Fen Bilimleri  cb  e    e    CE b    D   aad d        

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 9 8

Fizik 14 0 4 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 3 1 23

Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0

Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL U LU 1346 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
116,325 0,000 24 238 238 332 705

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 27 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 5 3 4,25 18 12,58 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,26 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,11 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 5,00 13 15,96 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,20 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,00 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,15 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 9 -0,25 -1 0,06 0,16 4,28

Toplam: 120 8 13 4,75 4 14,32 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 B Eba    D  b      DD      A       d    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D   ba e     a  c  b D     e b a     

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 4 15

Edebiyat 24 5 3 21

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 0 2 0
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 2 0 22
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 9 5

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
1380 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,150 0,000 3 43 43 83 282

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 29 6 27,50 23 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEdCeDbCBBEcCDDAECDBC  DAEeCDAEA     

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri                        D   a            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 70

Edebiyat 24 20 4 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 1 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 0 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 0 0 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
1379 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,400 0,000 6 91 91 160 423

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 20,25 51 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 0 2,00 14 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 0 2,00 5 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 24 7 22,25 19 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BbECcDAECDBCEABAEdCeDbeBeCDAE           

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D   A                                

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 55

Edebiyat 24 18 6 75

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 4 1 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 0 5

Fizik 14 2 0 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYBUKE H ERDOĞAN FB 274 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,350 0,000 27 214 214 307 650

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 2 10,50 44 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 2 11,50 29 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 3 9 0,75 6 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 26 0,50 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 19 28 12,00 10 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDbECDeC A            D             

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dc D  dbcccDab CcbbeBbbaDec e DebbaC dbc

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 2 30

Edebiyat 24 11 2 46

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 1 0 11
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 26 18

Fizik 14 2 9 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 3 9 23

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 1 2 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 8 15

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BAĞDATİNCE 420 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,375 0,000 19 196 196 289 615

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 20 19 15,25 13 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dEECeD  CDe cA AEACD   cB    CaD E    bd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri b   e dA  bb  a a E B a     abbA        

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 40

Edebiyat 24 12 5 50

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 1 40
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 0 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 4 1 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 0 2 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 4 11 10

Fizik 14 1 5 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİYE ZELAL ÇİL 1020 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,675 0,000 2 36 36 75 265

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 32 15 28,25 24 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dAeAEACDDAdBBEECDDAECDBCCBedEBdDAEAb D D

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b     E   dea d      c  a d           

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 78

Edebiyat 24 21 3 88

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 1 3 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÖZZKİRİŞÇİ 1181 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
93,600 0,000 34 262 262 356 745

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 11 -1,75 -13 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 16 -2,00 -5 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 2 16 -2,00 -2 15,59 18,66 25,29

Fen Bilimleri ddbEbedacee  ea  b     D  e      a   c  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 2 16 5

Fizik 14 1 11 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARATOPRAK 1196 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,600 0,000 7 96 96 166 429

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 0 14,00 58 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 0 22,00 55 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 24 6 22,50 19 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE       AEACDD   BC A C D E  DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D  db  b           E           a db  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 0 55

Edebiyat 24 14 0 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 0 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 0 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 3 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA POLAT 850 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,225 0,000 9 110 110 191 470

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 20,00 50 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 25 18 20,50 17 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEACeDA BBbECDDAE DB     b        DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  ba be bE d  bdb e cA  c   D  dA       b

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 53

Edebiyat 24 18 3 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 4 14 10

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 5 8

Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 2 15

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 1 0 33
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KILIÇ 1135 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,250 0,000 25 211 211 304 645

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 13,50 34 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 21 -1,25 -3 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 19 27 12,25 10 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BbaCcDAdaDB  AeAEACDDAC                 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dc ae ddaccDe   b     bbae   eD dea cAeE

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 6 38

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 21 10

Fizik 14 1 10 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 6 23

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 2 1 67



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜLGGÜÇLÜ 1151 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,050 0,000 26 212 212 305 646

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 6 14,50 36 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 21 -2,25 -6 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 19 27 12,25 10 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AeAEACDDAC BbaCcDAdaDB C               

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   bbAe   ed dea  aeedca e dDaCcde   b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 6 40

Edebiyat 24 15 6 63

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 21 8

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 9 0

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 5 15

Boşaltım Sistemi 6 2 2 33
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BAŞAR 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,700 0,000 17 187 187 280 599

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 15 -2,75 -7 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 21 22 15,50 13 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDdE DBCbAdAEebcDA   C AEC     E d  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db    dAb dc         bb  e   ee be  ab  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 50

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 0 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 15 3

Fizik 14 1 6 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 6 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YILDIRIM 317 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,025 0,000 10 124 124 208 500

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 20,00 50 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 21 6 19,50 16 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBCbAdAEACDDb            DdDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                            a d          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 53

Edebiyat 24 18 3 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL DÜŞMEZ 1299 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,725 0,000 29 227 227 320 676

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 1 8,75 36 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 10,25 26 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 13 14 9,50 8 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 E   E bD   BB E      DBC a  EBe         

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dbbd ee E d ae e                    d  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 3 28

Edebiyat 24 9 1 38

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 2 1 22
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 2 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 11 5

Fizik 14 1 9 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR YILGIN 1374 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,750 0,000 11 125 125 209 502

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 4 15,00 63 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 23 13 19,75 16 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABAEACDDb cBEECDDA  aB C D E C dbAdaDa 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B a                     e da            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 55

Edebiyat 24 16 4 67

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 1 1 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA CANBOLAT 895 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,000 0,000 14 137 137 225 528

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 14 -2,50 -6 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 24 22 18,50 15 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DddaAdAEACDDACBBCbd Cae E      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d   d  edadb  d          e  d   db  cbD 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 58

Edebiyat 24 19 4 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 14 3

Fizik 14 0 7 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 5 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AKIL 459 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,475 0,000 15 174 174 266 583

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 14,25 36 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 2 4 1,00 8 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 13 1,75 4 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 20 16 16,00 13 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEAC Db  BEcCDDAE  B                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri aeba  a EDecbea db a E D   D            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 38

Edebiyat 24 15 3 63

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 13 13

Fizik 14 2 9 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 4 15

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA        Ü 1126 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,025 0,000 20 197 197 290 617

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 4 13,00 54 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 13,00 33 17,83 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,17 0,27 5,62

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 4 2 3,50 27 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 16 2,00 5 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 20 21 14,75 12 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  A AEeCDDb  BdECeDAE DB                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Matematik                              b          

Cevap Anahtarı B DEBACEEAECDCBEACDCBDDBCDEAEAACDCEBDBBCAA

Fen Bilimleri dd ac B   e beaC C B   D  aadb ce d b  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 4 35

Edebiyat 24 14 4 58

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 1 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 16 15

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 4 2 31

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 7 8

Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET * CIGİL 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,175 0,000 21 200 200 293 620

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 14,25 36 17,83 20,01 20,45

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 0,17 0,27 5,62

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 17 11 14,25 12 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 eEECDDAE    bAdAEACDDA                  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                                     D   

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri    D    a             b   e a e bc  d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 38

Edebiyat 24 15 3 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 1 0 13
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMETTALHA ÖZYURT 1156 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,825 0,000 22 204 204 297 628

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 3 12,25 51 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 17 11 14,25 12 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AB EAdDDA  BdECDcAE    C e EBda  ee aEe

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri           d                             

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 43

Edebiyat 24 13 3 54

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 3 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 4 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CAN POLAT 1202 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,575 0,000 28 219 219 312 659

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 5 11,75 49 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 6 12,50 31 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 14 12 11,00 9 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEaaDDA  DB c dAEACDDb  Bb              

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d                     b       ed  cd    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 6 35

Edebiyat 24 13 5 54

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 6 0

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR DURAK 292 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,350 0,000 8 97 97 170 436

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 4 15,00 63 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 27 19 22,25 19 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bA AE CDDb cBEECDDAE cBCCaDAEcdDA c d ED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri de      EDe  ea  e     D   ab db        

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 60

Edebiyat 24 16 4 67

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 6 1 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 3 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 2 2 33

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 2 4 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 4 0

Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZAY KAAN ÖZĞAN 1365 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,425 0,000 4 86 86 150 403

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 3 15,25 64 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 8 0,00 0 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 18 1,50 4 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 30 26 23,50 20 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEACDDb  BEECDDd  DB C eAdad AEAb DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d bbAee dD  deaCcC e   D ad E dc  d b  e

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 60

Edebiyat 24 16 3 67

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 4 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 6 18 15

Fizik 14 2 8 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 5 23

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 5 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KARABAY 1287 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,000 0,000 16 180 180 272 590

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 18,00 45 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 3 8 1,00 7 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 11 -2,75 -21 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 26 -2,50 -6 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 23 30 15,50 13 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDDAEaDBaEABAEACDDb B                

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  D D adddcdDebdbbc adab eee   D de adebd

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 48

Edebiyat 24 19 4 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 26 10

Fizik 14 3 8 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 0 11 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 7 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA ÖZDEMİR 41 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,975 0,000 13 130 130 215 510

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 16 -2,00 -5 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 25 23 19,25 16 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AdAEACDDAC BEECDDAE DddCaeAEBC d     d 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri a  b  d c e  ba cbD d C d  eda    de    

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 58

Edebiyat 24 18 3 75

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 3 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 16 5

Fizik 14 0 6 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZTÜRK 1176 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,200 0,000 30 229 229 322 681

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 8 10,00 42 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 10,00 25 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 10 -1,50 -4 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 13 18 8,50 7 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEECDDAEbD acAdAEebcD                   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri              a d     ba be b  D  bdb    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 8 30

Edebiyat 24 12 8 50

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 4 4 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 10 3

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 4 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN SAĞIR 138 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,000 0,000 33 258 258 352 741

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 2 10 -0,50 -4 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 25 -1,25 -3 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 5 25 -1,25 -1 15,59 18,66 25,29

Fen Bilimleri  b  e eAdcdc  d bAcaBdbbaee e DedeaC bbd

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 5 25 13

Fizik 14 1 7 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 10 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 1 2 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 8 15

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA ÇERÇİ 1236 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
104,800 0,000 31 244 244 338 717

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 4 8 2,00 15 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 8 26 1,50 4 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 8 26 1,50 1 15,59 18,66 25,29

Fen Bilimleri deba ee E eebeaCdCbddcCD aeaaCdce dBbc A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 8 26 20

Fizik 14 1 10 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 4 8 31

Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 8 23

Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SELVER TAŞ 1228 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,350 0,000 23 206 206 299 637

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 2 10,50 44 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 2 13,50 34 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 3 2 2,50 18 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 18 16 14,00 12 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 B  Ce AE   CEA AEeCD    B           DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D  aAd A   d b  ad  ac e   e beaC c  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 2 35

Edebiyat 24 11 2 46

Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 1 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 14 10

Fizik 14 3 2 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 7 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SERRANUR NİSA 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,075 0,000 12 128 128 213 508

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 1 16,75 70 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 2 19,50 49 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 20 3 19,25 16 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1    AEACDDb  BEECDDAE DBC          A  DdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri        a                                

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 2 50

Edebiyat 24 17 1 71

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 1 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİLAY KILIÇ 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,300 0,000 24 209 209 302 643

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 21 -2,25 -6 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 20 30 12,50 10 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aEECeDAE  e cABAEACDDbe B  A   e   bDd  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dc ae ddaccDe   b     bbae   eD dea cAe 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 43

Edebiyat 24 14 6 58

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 2 1 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 21 8

Fizik 14 1 10 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 6 15

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUNPE SARİCE 833 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,200 0,000 5 87 87 152 405

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 24,25 61 17,83 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,17 0,27 5,62

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 27 13 23,75 20 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAaCD    a EeCDDA BBdbdECaDAEDEDAC 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                 e                       

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri     dbdAdb                              

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 7 65

Edebiyat 24 15 3 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 2 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 1 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 1 5 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EFE HORUZOĞLU 1155 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,950 0,000 1 15 15 41 188

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 3 5 1,75 13 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 14 3,50 9 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 37 20 32,00 27 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDe dABAEACDDA  BC dECaDAEDEDAbd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  De dAa Ac     b  B aeD  b  bA D e bec

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 75

Edebiyat 24 19 2 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 7 14 18

Fizik 14 3 5 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 3 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 6 15

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 2 1 33
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL KIZIL 114 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,800 0,000 32 252 252 346 728

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 3 11 0,25 0 15,59 18,66 25,29

Fen Bilimleri dA b ed     daa db     D  db  B         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ERDEM 1269 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,650 0,000 18 194 194 287 612

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 14,39 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,38 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,06 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 8 12,00 30 17,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 8 0,00 0 -0,19 0,10 1,13

Kimya 13 3 5 1,75 13 0,05 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 -0,02 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 -0,16 0,16 4,28

Toplam: 120 21 23 15,25 13 15,59 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdcCD AE D  cABAEeCcDc  B edE           

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dD b bdba Aac c Dbde  b  BA ed   D    D 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 8 35

Edebiyat 24 12 6 50

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 2 2 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 15 18

Fizik 14 2 8 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 3 5 23

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 2 15

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KUZU 1224 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,800 0,000 29 252 252 346 728

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 2 7 0,25 0 15,35 18,66 25,29

Fen Bilimleri        Aa b   d     dCab    e           

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ YILMAZ S 1242 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,375 0,000 10 144 144 232 536

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 23 17 18,75 16 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABA AbcDcC BEECDDAE De b c  Bd d Aa DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcab    E        C  d      D      a d   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 15 5 63

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 4 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 1 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 1 4 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YORDAM 1312 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,125 0,000 2 65 65 116 347

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 24,00 60 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 27 7 25,25 21 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECDDA  DBCEAdAEACDDb  BCbAECB  E  D   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  D    a           d       B           

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 4 63

Edebiyat 24 17 3 71

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 3 5

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL GÜLEÇ 1002 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,150 0,000 25 224 224 317 669

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 10,50 26 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 12 8 10,00 8 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dAdAEACbDAdeBdECDD                      

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b  e                                  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 30

Edebiyat 24 12 6 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNESAYLA 1261 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,375 0,000 17 169 169 261 574

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 21 17 16,75 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cA AEACDDc  BbECeDAE Da Cde EB  A A   dD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   baee  aDd   a             d        c  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 50

Edebiyat 24 14 5 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 9 3

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇETİBAĞ 1133 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,350 0,000 20 177 177 269 586

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 4 17,00 43 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 20 15 16,25 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AaAEACDDA BBEE  Db   B  B   c    AC  aD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B  b c  c  bded  a   c b E b            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 4 45

Edebiyat 24 14 2 58

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 1 1 20
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 11 5

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURGUT 267 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,800 0,000 15 164 164 256 569

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 17,23 20,01 20,45

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 0,92 0,27 5,62

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 9 -2,25 -6 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 23 24 17,00 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdcaeDAEdDB bABAEbCbDbCcBC AECde d cDACe

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                       B          E      

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri                 b    ebb e  ed  de      

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 53

Edebiyat 24 13 10 54

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 3 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 3 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 1 0 20
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 1 0 33

Fen Bilimleri 40 0 9 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 4 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KORAL 792 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,275 0,000 14 158 158 249 559

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 1 13,75 57 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 18,00 45 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 21 14 17,50 15 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  ABAEeC D   BEECDD   DB CBe E      C Ddc

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   baeeaCcDecd              a            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 4 48

Edebiyat 24 14 1 58

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 1 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 1 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 2 10 5

Fizik 14 2 9 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAKIR 748 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,550 0,000 22 185 185 278 597

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 4 11,00 46 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 15,75 39 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 20 16 16,00 13 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECD A  ed c  AEeCDDA   C A C  Ad   A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d c  ead   Da   c   dCa     eC       c  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 43

Edebiyat 24 12 4 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 1 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 1 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 1 6 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SAVAŞKOL 1149 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,325 0,000 3 98 98 171 437

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 4 21,00 53 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 6 0,50 4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 12 1,00 3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 26 16 22,00 18 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aABAEACceA  BEECDDAE DB       C A AC  cD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d b  e  EDe de   b   b     Dd d   b b  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 4 55

Edebiyat 24 17 3 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 4 12 10

Fizik 14 2 6 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Boşaltım Sistemi 6 2 2 33
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES DEVECİ 1004 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,400 0,000 1 37 37 76 268

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 0 20,00 83 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 30,00 75 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 32 15 28,25 24 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBC ABAEACDDA  BCbAECBeAEDdDAd 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  b D                 ebbae  eeebc       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 4 78

Edebiyat 24 20 0 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 11 3

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YILDIRIM 1129 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,850 0,000 24 220 220 313 660

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 2 9,50 40 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 2 10,50 26 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 14 12 11,00 9 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE    c   EeC                  A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri c      AacdD         bba  e e Dd        

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 2 28

Edebiyat 24 10 2 42

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 2 1 22
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 2 4 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 4 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLG ÜZELYER 793 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,375 0,000 17 169 169 261 574

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 3 17,25 43 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 7 -1,75 -13 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 7 0,25 2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 21 -1,25 -3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 22 24 16,00 13 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEECDDAE DBCEeBAEeCDDA                  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri c  Deaadda D  dbb  ed   e e cdDddeaa A  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 3 45

Edebiyat 24 18 3 75

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 21 10

Fizik 14 2 7 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 7 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 7 15

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 5 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA T 947 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,700 0,000 5 120 120 204 496

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 21,50 54 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 23 12 20,00 17 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 eEECDbAE DBCbABAEAbDDA  BCDdECB  a      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri        d                ee  ede         

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 6 58

Edebiyat 24 17 4 71

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 6 0

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 3 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR AVCI 1009 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,950 0,000 7 139 139 227 530

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 2 18,50 77 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 2 18,50 46 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 21 -0,25 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 24 23 18,25 15 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EeBAEACDDA  cEECDDAE DBC                

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcb e e cDdDdeaa a  c  DeaaD a d  dBb  e

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 2 48

Edebiyat 24 19 2 79

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 21 13

Fizik 14 2 9 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 7 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 5 15

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA TUTAR 1099 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,875 0,000 19 173 173 265 580

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 3 15,25 64 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 10 -2,50 -6 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 20 15 16,25 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE D  bABAEeCDDb  B  d  dD E E    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  b c   d         c  a baee   d          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 50

Edebiyat 24 16 3 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 10 0

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 6 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İZZET CAN 1371 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,575 0,000 9 143 143 231 535

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 3 15,25 64 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 17,23 20,01 20,45

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 0,92 0,27 5,62

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 22 14 18,50 15 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE D  ceBAEeCDDA   CaA Cae  Dc d d

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                                  E      

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri                          e  cdD  e   c  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 50

Edebiyat 24 16 3 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 3 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 2 0

Coğrafya-1 6 1 3 17

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 1 0 33

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 4 8

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,400 0,000 28 247 247 341 721

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 2 5 0,75 1 15,35 18,66 25,29

Fen Bilimleri   b d    Decd          D                

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 2 5 5

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOCADAYI 1277 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,175 0,000 11 145 145 233 538

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,23 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,92 0,27 5,62

Fizik 14 3 8 1,00 7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 24 21 18,75 16 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECDcAa DBabABAEACcDA  BbDAcb  d  E  C 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                                      d  

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri b cDeaBAaadc    c       e     D         

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 4 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 2 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 1 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 10 10

Fizik 14 3 8 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NADİDE SARIOĞLU 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,700 0,000 27 234 234 328 698

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 4 5,00 21 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 8 9 5,75 5 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1       A      ABeEeCcDd        B         

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                        b    c  bde   A  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 18

Edebiyat 24 6 4 25

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 1 0 20
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALPMAN 1317 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,400 0,000 16 168 168 260 573

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 20 14 16,50 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEeCDDb  BEECDcAE DBe  adEBe  E      

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d       b           d  D  d a B         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 45

Edebiyat 24 15 6 63

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 3 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 5 5

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET OĞUZCAN 279 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,275 0,000 4 109 109 190 468

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 2 4 1,00 8 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 26 21 20,75 17 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bbBAEACDDc  BEECDDAE DB CdeAEB  A c   aD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   baee  aDdc eaC b d   D  d d        c  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 58

Edebiyat 24 17 3 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 2 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 14 8

Fizik 14 1 8 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 4 15

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA ÇELİK 1157 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,900 0,000 12 148 148 236 541

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 17,75 44 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 21 10 18,50 15 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAeAEACDDb BBdECeDAEeDB e   aB  AEA   d 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri        C     e                          

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 9 50

Edebiyat 24 16 6 67

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 1 1 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SENANAZ YILDIRIM 1142 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,400 0,000 6 133 133 219 516

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 2 14,50 60 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 3 21,25 53 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 23 14 19,50 16 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECeDA  De   BAEACDDA   CDAE B   DcD   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  b     dd           d be    ede de   A  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 3 55

Edebiyat 24 15 2 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 0 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 0 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 11 3

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA ÖZYÜREK 1345 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,800 0,000 29 252 252 346 728

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 3 8 1,00 7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 3 11 0,25 0 15,35 18,66 25,29

Fen Bilimleri b cDeaBAaadc    c a         e           

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 3 8 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKAY 37 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,550 0,000 23 217 217 310 656

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 10 7,50 31 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 13,00 33 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 17 20 12,00 10 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aEECDbbaa d a BAEeCbDAa BCDdECa  E      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                       baeeAcc e d       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 12 40

Edebiyat 24 10 10 42

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 4 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADIYAMAN 1128 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,950 0,000 7 139 139 227 530

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 24 20 19,00 16 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aABAEACDDd  BEEa DAE a CCaD EBCb    dD  

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dbbb e  EDe de   b   b        Bd  dc    

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 53

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 2 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 13 8

Fizik 14 2 8 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIOĞLU 1190 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,300 0,000 21 178 178 270 587

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 21 18 16,50 14 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EeBAEeCDDAa cdECDDbaaDB Ca  EBCDdE      

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   baeeaCc e d                           

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 14 8 58

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 1 8 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE AÇARDAŞ 268 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
119,975 0,000 26 233 233 327 697

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 3 5,25 22 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 18 0,50 1 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 11 21 5,75 5 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dEE aDA  DB        e                    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d AD   Aa dD    c aad babee e  ebe C bb 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 15

Edebiyat 24 6 3 25

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 1 40
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 18 13

Fizik 14 4 3 29

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 9 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 6 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRE MERMER 1259 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,700 0,000 13 149 149 237 544

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 30 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 13,33 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,81 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,08 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 17,50 44 17,23 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 -0,30 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 -0,03 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 -0,25 0,16 4,28

Toplam: 120 21 10 18,50 15 15,35 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECeDAEaDB    AEAbDDAa B b   B   Dd  C 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                        aDeAcc           

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 6 48

Edebiyat 24 15 4 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 1 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 2 1 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 4 5

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ARZ 1366 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,700 0,000 20 226 226 319 673

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 4 11,00 46 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 11,00 28 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 10 -1,50 -4 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 14 18 9,50 8 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AdAEACbDA  BEEC cdE    Cd  d  bd       

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri ddba  e  Dd b      c      a       d     

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 8 33

Edebiyat 24 12 4 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 4 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 10 3

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZER 1251 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
98,400 0,000 29 257 257 351 737

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 2 4 1,00 7 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 3 14 -0,50 0 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri d  Dea A   c          bbc e e D  ea  bbb

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 14 8

Fizik 14 2 4 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 4 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 6 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ŞAHİN 1139 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,950 0,000 16 198 198 291 618

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 2 12,50 52 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 2 12,50 31 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 2 1 1,75 13 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 17 9 14,75 12 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1    AEA DDb  BEECeDA  DB                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B   d e    edbc  CD        D  d         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 2 33

Edebiyat 24 13 2 54

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 5 1 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 7 10

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 1 15

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKUŞ 1185 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,450 0,000 15 195 195 288 614

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 20 19 15,25 13 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAcAEbCDDb  BEaCDD a DB CdebdBC d AacDaD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri       e   e b      a   D  d             

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 48

Edebiyat 24 13 6 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 5 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CANER KILINÇ 224 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
100,000 0,000 28 255 255 349 732

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 2 8 0,00 0 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri  dbb        bCe            a        d cA

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 2 8 5

Fizik 14 1 4 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM DENİZ 1214 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
107,200 0,000 25 242 242 336 713

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 3 6 1,50 11 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 11 2,25 6 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 5 11 2,25 2 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri Bcba  e EDe b    d  d       d     dBe  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 5 11 13

Fizik 14 3 6 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 2 0 100
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 3 15

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ÖZTÜRK 1184 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,875 0,000 6 105 105 186 463

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 24,00 60 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 10 -2,50 -6 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 26 18 21,50 18 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDcE DB ceBAEeCDDd  BC AEC DAdDEDAbc

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  a dd d  c            a e   e   a     

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 8 65

Edebiyat 24 15 5 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 1 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 0 10 0

Fizik 14 0 6 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH TAŞ 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,550 0,000 17 199 199 292 619

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 18,25 46 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 18 -3,50 -9 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 21 25 14,75 12 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDbEe   dABAEeCDDA  dC eEC   d E A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri E c  eacdd bcbc b   e b    ce ab    d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 7 50

Edebiyat 24 15 4 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 3 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 18 3

Fizik 14 1 9 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YAPRAK 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,875 0,000 18 202 202 295 622

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 14,25 36 15,42 20,01 20,45

Toplam: 120 15 3 14,25 12 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aEECDDAE DB  AeAE CbD C                 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 3 38

Edebiyat 24 15 3 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 2 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYNEPK NEZ 639 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,450 0,000 12 157 157 248 558

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 2 13,50 56 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 2 16,50 41 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 2 5 0,75 5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 20 10 17,50 15 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BbECaDAE  B  A AEACDD   BC A            

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri b  Dd eda A           b       a   c    E

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 2 43

Edebiyat 24 14 2 58

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 0 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 0 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 8 8

Fizik 14 2 5 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA 1167 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,475 0,000 7 118 118 202 489

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 3 15,25 64 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 5 19,75 49 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 23 11 20,25 17 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EeBAEcCDD e BEECDDAE  B      B    ACdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b       dc    d b       dD        C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 5 53

Edebiyat 24 16 3 67

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 0 15

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN GÖKSU 329 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
95,200 0,000 30 260 260 354 743

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 2 7 0,25 2 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 2 11 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 26 -1,50 -4 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 5 26 -1,50 -1 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri d  D beAacdc  dCcAaaddbbccd  C  beaadcbd

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 5 26 13

Fizik 14 2 7 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 11 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 8 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 5 0
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN EFE BİLGE 774 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,000 0,000 10 137 137 225 528

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 24 19 19,25 16 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bbdAEedDDA  BbECDDAE DB C   E dDA    DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri cdbaAeeCc e beaCc                       

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 53

Edebiyat 24 14 6 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 1 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 12 8

Fizik 14 2 10 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GULIZAR GÜLER 513 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,400 0,000 24 240 240 334 709

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 2 2 1,50 11 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 6 8 4,00 3 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1                                   DE    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D  aAa               e     D dc a dbE

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 5

Edebiyat 24 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 8 10

Fizik 14 2 2 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 5 15

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GZM 1298 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,475 0,000 13 174 174 266 583

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 5 11,75 49 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 20 14 16,50 14 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EeBAEbCDD e BEEC edE  B      d D  ACdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b       dc    d b       dD        C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 13 5 54

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 0 15

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA AVCI 293 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
106,400 0,000 26 243 243 337 714

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 3 4 2,00 14 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 5 12 2,00 2 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri   b dD  E e bCe  b  d  D b aadBd        

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 5 12 13

Fizik 14 3 4 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 4 8

Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM CAN 1253 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,425 0,000 4 102 102 182 454

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 3 4 2,00 14 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 2 7 0,25 2 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 28 24 22,00 18 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEeCcDA BBdECccAEbDddCBeAE CDA A   c 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B E      DdbdeBddbDc   ad dD   c       b

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 55

Edebiyat 24 14 9 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 1 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 13 15

Fizik 14 3 4 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 2 0 100
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 7 15

Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT KIRIK 1174 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,775 0,000 8 119 119 203 495

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 9 10,75 45 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 15,42 20,01 20,45

Matematik-2 40 6 16 2,00 5 0,75 0,27 5,62

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 28 30 20,50 17 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dAdAEACDDb BcdECDD aeDaeCBe EBC AEAb  aD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Matematik e Beabd  d  BccdD e D  b eadA   c  cB   

Cevap Anahtarı B DEBACEEAECDCBEACDCBDDBCDEAEAACDCEBDBBCAA

Fen Bilimleri e b                                     

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 55

Edebiyat 24 13 9 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 1 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 2 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Matematik 40 6 16 15

Matematik-2 40 6 16 15

II. Dereceden Eşitsizlikler 6 1 1 17
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 1 3 20
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 2 0
Eşitsizlikler 8 2 4 25
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Eşitsizlik 3 0 1 0
Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 1 0 33
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 1 2 17
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 1 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ DEMİR 1076 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,200 0,000 9 135 135 223 523

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 10 -1,50 -4 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 25 23 19,25 16 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 eEECDDAEbad cAdAEACDDA  BCaAECaDddaEDAaa

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db D bdd bb           b  ee             

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 60

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 10 3

Fizik 14 1 7 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN AYAN 1275 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,375 0,000 22 235 235 329 701

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 7,25 18 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 7 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 14 -2,50 -6 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 10 21 4,75 4 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 adEacDA  eB cA AE  DDc                  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri      a dd  c  dbe  adCb  d   de   b     

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 7 23

Edebiyat 24 9 7 38

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 1 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 14 3

Fizik 14 0 4 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 7 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 3 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİDASU ERCAN 1140 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,225 0,000 19 218 218 311 657

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 10,75 27 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 15 15 11,25 9 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cA AEACcDb  BEEacD   DB                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dc a     De b       d    a  d  c  dB   A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 30

Edebiyat 24 12 5 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 1 2 20
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 3 15

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NURMELEK YEĞEN 366 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,975 0,000 11 146 146 234 539

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 1 15,75 66 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 2 20,50 51 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 12 -2,00 -5 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 22 14 18,50 15 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  A AEACDDd  BEE DDAE DB C     C   A  DdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  cb cee   dcbaa    Bd       d           

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 2 53

Edebiyat 24 16 1 67

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 12 3

Fizik 14 0 9 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ AZRA AKIN 1240 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,750 0,000 2 95 95 165 428

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 2 16,50 69 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 2 23,50 59 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 25 11 22,25 19 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEC DA  DB dABAEeCDDA BBCDA C D E      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri   A    d   c          b  de     be  d b 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 2 60

Edebiyat 24 17 2 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 7 0 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 9 3

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 4 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SUBAŞI 1005 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,275 0,000 1 92 92 161 424

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 26 13 22,75 19 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDB bAdeEACDebeeBCDAEC DAdDdcAd 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    c                 b                  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 65

Edebiyat 24 16 7 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYYE ÜNLER 1116 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,575 0,000 5 103 103 184 458

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 5 22,75 57 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 14 -1,50 -4 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 26 19 21,25 18 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAE CDeb BBEECDDAE DB e  AdBCDAE     D

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcb  ee     dea  aadd  a   bE B         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 5 60

Edebiyat 24 17 3 71

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 14 5

Fizik 14 0 7 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 6 0

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 1 15

Boşaltım Sistemi 6 2 1 33
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SILA İLGİN 1297 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,250 0,000 21 230 230 323 686

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 10 8,50 35 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 14 25 7,75 6 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEdebAaCed dAcAEAbDaA   C d     d      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    c  a               b  BdaabbebDcd e  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 30

Edebiyat 24 11 10 46

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 1 4 20
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 2 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 13 5

Fizik 14 0 2 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 9 8

Solunum Sistemi 4 0 4 0
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ DEMİR 1195 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
94,400 0,000 31 261 261 355 744

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 10 -1,50 -12 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 27 -1,75 -4 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 5 27 -1,75 -1 12,31 18,66 25,29

Fen Bilimleri dccD aeAddc  adbe  aBabacac edbdAcaC db 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 5 27 13

Fizik 14 2 9 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 1 10 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 2 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 8 15

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖRS 1375 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
114,875 0,000 23 239 239 333 706

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 0,50 1 15,42 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 3 -0,75 -2 0,75 0,27 5,62

Fizik 14 6 5 4,75 34 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 11 -1,75 -13 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 11 24 5,00 13 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 12 29 4,75 4 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1                                  d a A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                                  d a a  

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri EcAD a badADB d aAaeedbaaeeaBCDbde Cdbec

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 2 3

Edebiyat 24 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 0 3 0

Matematik-2 40 0 3 0

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 2 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 1 0

Fen Bilimleri 40 11 24 28

Fizik 14 6 5 43

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 11 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 8 31

Solunum Sistemi 4 3 1 75
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN KAYA 1293 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,225 0,000 27 249 249 343 723

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 5 4,75 20 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 4,75 12 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 22 -4,50 -11 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 7 27 0,25 0 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdcCDDbEa  C  c                         

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db    adadd      baadb aaa    e dbc dcDb

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 5 15

Edebiyat 24 6 5 25

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 22 3

Fizik 14 0 7 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 8 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 7 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BAĞCI 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,125 0,000 3 100 100 174 445

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 15,42 20,01 20,45

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 0,75 0,27 5,62

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 2 6 0,50 4 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 20 0,00 0 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 30 32 22,00 18 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABAEACDDbeBeEECDDc C adC eAdBCadEA dDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Matematik                                     B   

Cevap Anahtarı B DEBACEEAECDCBEACDCBDDBCDEAEAACDCEBDBBCAA

Fen Bilimleri  dbaAee   e bea  Cb db D baDabBd  c bc  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 60

Edebiyat 24 15 7 63

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 4 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

II. Dereceden Eşitsizlikler 6 1 0 17
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 20 13

Fizik 14 1 8 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 6 15

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 6 15

Boşaltım Sistemi 6 2 2 33
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN KESKİN 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,400 0,000 14 176 176 268 585

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 11,43 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,64 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,35 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 15,42 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,10 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,39 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 0,28 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 12 2,00 5 -0,21 0,16 4,28

Toplam: 120 21 19 16,25 14 12,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dedAEACDDb BcEECDD  eDB C     Cc        

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d  a De   c be   bb c  a E D   c E  a  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 40

Edebiyat 24 14 6 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 1 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 12 13

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100

Biyoloji 13 3 2 23

Boşaltım Sistemi 6 2 0 33
Üreme Sistemi 3 1 1 33
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BAĞCI 1289 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,950 0,000 27 225 225 318 670

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 6 8,50 35 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 10,50 26 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 15 19 10,25 9 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEcCDeAbBabE D        B   B          

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcbaAedacce      d      A         dB   d

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 6 30

Edebiyat 24 10 6 42

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 1 0 20
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 13 8

Fizik 14 1 10 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA  NUR DAŞKIRAN 1306 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,950 0,000 3 93 93 162 425

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 26 15 22,25 19 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEeCeDA  BdECDDAEdDBCCaedE C AEc dDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d b d d ae                              

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 65

Edebiyat 24 18 4 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 6 0

Fizik 14 0 6 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR DUYSAK 1121 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
99,200 0,000 31 256 256 350 736

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 3 3 2,25 16 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 8 -2,00 -15 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 3 13 -0,25 0 15,18 18,66 25,29

Fen Bilimleri d  D  dAa  D         eb       ecbeabd  b

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 13 8

Fizik 14 3 3 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 8 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 6 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇOPUR 1124 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,975 0,000 23 193 193 286 608

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 3 11,25 47 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 3 16,25 41 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 18 10 15,50 13 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BE CDDA   B  AdAE bDDc  B  A C   E  D   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db e                    c   c   bDa     

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 3 43

Edebiyat 24 12 3 50

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 0 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN 471 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,125 0,000 8 127 127 212 506

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 3 13,25 55 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 18,50 46 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 23 13 19,75 16 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDcAE DB   dAEACbD    d d C D EDdDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri   Aa  d                         cbEaBd b

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 50

Edebiyat 24 14 3 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 2 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 5 15

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP CEMAL TOZLUOĞLU 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,300 0,000 20 181 181 273 591

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 15,50 39 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 7 0,25 2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 20 17 15,75 13 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AdAEACeDA  BEECeDAa DB      BCbd       

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri cbb A  bE e bea dd d   D                

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 43

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 2 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 2 7 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SARI 663 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,700 0,000 15 165 165 257 570

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 17 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 24 28 17,00 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cdECDDdECDBede AEAC D   BdbAEdBD de DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri   Ac   d    a    b  debacee  CD  cbeabDb

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 50

Edebiyat 24 13 6 54

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 5 1 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 17 10

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 8 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 6 23

Solunum Sistemi 4 2 0 50
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 1 2 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ GÜRASLAN 206 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,600 0,000 11 152 152 241 550

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 16,00 40 15,88 20,01 20,45

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 0,88 0,27 5,62

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 20 11 17,25 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE Da bABAEdCDeA B                

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                            AE D   d cea 

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri                       b         d    b  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 43

Edebiyat 24 17 4 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 3 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 1 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 2 0 67
Eşitsizlik 3 1 0 33

Fen Bilimleri 40 0 3 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA GÜRLER 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,500 0,000 22 188 188 281 602

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 6 16,50 41 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 9 -2,25 -17 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 20 19 15,25 13 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECeDAa DB  AdAEACeDA  BCbdE           

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  D                cCb a  be e bea dd d

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 6 45

Edebiyat 24 15 4 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 13 5

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 9 0

Solunum Sistemi 4 0 3 0
Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK KILIÇ 1136 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,350 0,000 24 203 203 296 624

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 6 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 19 18 14,50 12 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AdAEACeDA  BEECeDAadb       BCbdE      

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri cb  A  bE e bea dd d   D                

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 40

Edebiyat 24 13 6 54

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 2 6 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 4 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASİ 1305 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,325 0,000 18 171 171 263 576

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 5 11,75 49 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 5 11,75 29 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 5 6 3,50 27 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 4 7 2,25 17 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 11 25 4,75 12 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 24 30 16,50 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEACbD   cdECDDAb D                  

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri dcbaAedaEcebbeaCECbd bCD acaaCdde dBb AA

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 5 33

Edebiyat 24 13 5 54

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 25 28

Fizik 14 2 12 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 5 6 38

Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 7 31

Boşaltım Sistemi 6 3 3 50
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,450 0,000 7 123 123 207 499

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 23 14 19,50 16 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECaDAE DBaEAdAEACDDACdBC A      cdbee 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri c                     a ce a  D         

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 55

Edebiyat 24 19 4 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 3 0 30

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 5 0

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL GÜRASLAN 1123 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,525 0,000 9 131 131 216 513

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 3 14,25 59 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 20,00 50 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 22 10 19,50 16 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  AdAEACDD  BBEECDDd d B  B   B  AEA   dD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  b   eab     e   b            B         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 4 53

Edebiyat 24 15 3 63

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 0 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 0 5 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇERÇİ 1235 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,125 0,000 2 81 81 139 382

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 1 19,75 82 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 1 20,75 52 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 3 2 2,50 19 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 18 2,50 6 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 28 19 23,25 19 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAcAEACDDA  BEECDDAE DBCC               

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri ddb  eeaEcd beaC C    C   eaaCdd  d Ca A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 1 53

Edebiyat 24 20 1 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 18 18

Fizik 14 1 10 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 2 23

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 3 6 23

Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM GÜL YAVUZ 1258 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,200 0,000 28 231 231 324 687

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 8 0 8,00 33 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 8,00 20 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 4 9 1,75 13 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 12 -3,00 -23 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 29 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 15 29 7,75 6 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE                                

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dbbDdbBAacdDe bbb aadabbceea CDcbeaC cbd

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 0 20

Edebiyat 24 8 0 33

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 29 18

Fizik 14 4 9 29

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 12 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 8 23

Solunum Sistemi 4 2 1 50
Boşaltım Sistemi 6 1 4 17
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA AGGEDİK 1352 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,150 0,000 4 111 111 192 472

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 20,25 51 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 2 3 1,25 10 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 13 0,75 2 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 26 20 21,00 18 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACDDA  BEE DDAEdc  CBe dBC AE   aE 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri debacee Ecdc CBeabD                     

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 7 55

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 2 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 13 10

Fizik 14 2 10 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 1 0 100

Kimya 13 2 3 15

Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA YAZGAN 1203 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,425 0,000 16 166 166 258 571

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 6 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 21 19 16,25 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACDDACdBEECDeAEaDda     B    eddcdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri cb  A  bE e bea                         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 17 7 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 2 6 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN TUTAR 1308 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,225 0,000 12 153 153 242 552

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 22 18 17,50 15 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACDDACdBEECDeAEaDda     BC   eddcdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B a ce a  d         c     B             

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 50

Edebiyat 24 17 7 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 0 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA SÜMBÜL 284 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,950 0,000 21 182 182 275 594

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 15,88 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,88 0,27 5,62

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 19 14 15,50 13 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDeAEaDdacAdAEACDDACdB         cdDedd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                     b                   

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri c                                       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 17 7 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 1 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 0 0
Eşitsizlik 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR EREKLİ 1254 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,050 0,000 13 155 155 244 554

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 16 18,00 45 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 6 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 24 23 18,25 15 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dceAEAbaD CdBEECDeAEaDdeCB AEBCbAEeddcdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri ebb e e E  De d                         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 16 55

Edebiyat 24 13 10 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 4 4 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 0 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 1 5 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 2 6 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
PÜMEYSA ATAŞ 1178 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,400 0,000 26 208 208 301 642

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 14,00 35 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 7 -1,75 -4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 15 11 12,25 10 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 E dAEACDeA  BEECDDeE Da                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  c  ce a  ec  c                         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 4 38

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 7 0

Fizik 14 0 6 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÇAPAR 1027 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,625 0,000 25 205 205 298 631

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 3 5 1,75 13 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 20 22 14,50 12 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECeDAadadeEAdAEACc b  BCbdE    E      

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri dbbDdbBA            B      b     ea dd d

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 40

Edebiyat 24 12 9 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 2 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 11 10

Fizik 14 3 5 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 6 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH EŞİYOK 1307 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
112,100 0,000 29 241 241 335 711

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 0 3,00 13 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 12 -2,00 -14 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 3 6 1,50 12 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 7 26 0,50 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 10 26 3,50 3 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1    AE C                                 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri debacee EcdcbeaC Cea b D adaaCcdebdBb  A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 8

Edebiyat 24 3 0 13

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 3 0 33
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 26 18

Fizik 14 1 12 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 6 23

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 8 23

Boşaltım Sistemi 6 2 3 33
Üreme Sistemi 3 0 3 0
Solunum Sistemi 4 1 2 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAZİYE SE RT 1000 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,800 0,000 10 151 151 240 549

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 16,00 40 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 3 3 2,25 17 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 21 14 17,50 15 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEACDDb  cEECDDAE DdC                

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d   c     d de e C     DdbB d       b A 

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 4 43

Edebiyat 24 17 4 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 10 10

Fizik 14 0 5 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 3 3 23

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 2 0 100
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 2 8

Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEMANUR AŞIKOĞLU 1207 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,025 0,000 19 179 179 271 588

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 11 9 8,75 36 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 14,75 37 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 21 17 16,75 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECaDAE ada AaA ebDDb d C AEC   E E    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D b Aa  c           a e  aC   e C b  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 9 43

Edebiyat 24 11 9 46

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 4 4 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 5 0 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 4 8 10

Fizik 14 2 3 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 3 15

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL ATAŞ 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,875 0,000 6 117 117 200 484

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 19,50 49 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 24 13 20,75 17 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAa De EAeAEAbc A  BC A  B   DcDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  c  d B  c     b  d  b C   b       C    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 53

Edebiyat 24 14 5 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 0 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 1 0 100
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE BÖREKÇİ 1356 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,000 0,000 30 246 246 340 719

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 2 4 1,00 8 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 4 12 1,00 1 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1                         B               

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri a  D addc  c    bA  d ceD   ed          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 3

Edebiyat 24 0 0 0

Sözcükte Anlam 3 0 0 0
Cümlede Anlam 5 0 0 0
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 12 8

Fizik 14 1 6 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 4 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 2 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK KAYA 1205 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,425 0,000 16 166 166 258 571

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 6 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 21 19 16,25 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACDDACdBEECDeAEaDda     B    eddcdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri cb  A  bE e bea                         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 48

Edebiyat 24 17 7 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 0 10

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 5 17

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 2 6 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA KILIÇ 1209 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,950 0,000 5 113 113 194 475

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 21,25 53 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 2 5 0,75 5 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 13 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 26 20 21,00 18 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAaAEeCDD a BEECDDAE  B CBeddBC AE    ED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B   ee   De da  db c   D   c       caa c

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 7 58

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 13 8

Fizik 14 2 5 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 2 0 100
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN GÖÇER 1144 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
96,000 0,000 32 258 258 352 741

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 2 5 0,75 6 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 17 -1,25 -3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 3 17 -1,25 -1 15,18 18,66 25,29

Fen Bilimleri ebb e e E   de C dbde  D  aaaac     a   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Fen Bilimleri 40 3 17 8

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 5 15

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Boşaltım Sistemi 6 0 4 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NİSA OKUTAN 541 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,725 0,000 1 79 79 136 379

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 23,50 59 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 10 0,50 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 28 16 24,00 20 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDbECDB EAdAEACDDb  BC AECBeddD     

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri db    add bD           d B    D  e  e c 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 6 63

Edebiyat 24 18 3 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 10 8

Fizik 14 1 6 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TAŞDELEN 1320 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,500 0,000 14 160 160 251 562

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 32 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 12,79 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,60 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 18,50 46 15,88 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 -0,09 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 0,23 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 7 -0,75 -6 0,10 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 22 19 17,25 14 15,18 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE cB  AdAEACDe  aBCbAEC e        

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d      Ad       b      aae   Ce dca  bbb

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 6 50

Edebiyat 24 15 4 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 13 5

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 4 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 7 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 3 0
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA DAŞDELEN 1109 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,975 0,000 16 82 82 141 385

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 28 17 23,75 20 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEACDDdeBcbECDDAECDBCCB  dBCbe AaBDcD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  db  be a           d  D   a            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 19 5 79

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 3 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 0 5 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EREN ÖZDEMİR 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,725 0,000 1 1 1 18 144

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 1 18,75 78 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 32,25 81 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 36 8 34,00 28 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECc   ABAEACDDA BBCDAECBeAdDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri da D  dA  d   E       b                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 83

Edebiyat 24 19 1 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 5 8

Fizik 14 2 4 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KEKLİK 1328 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,100 0,000 20 116 116 199 482

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 26 19 21,25 18 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 B ECDDAadDd bAdAEdCDDb aBbDAECBeddDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                 ab   d      e D d   db  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 63

Edebiyat 24 13 8 54

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 4 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YILMAZ 1011 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,650 0,000 4 22 22 55 220

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 33 10 30,50 25 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDeAECDB bA AEACDDba BCDAECBeA DEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d         A     a     b c     D d       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 78

Edebiyat 24 17 4 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 5 5

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL KARABAŞ 1154 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,075 0,000 3 10 10 34 176

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 36 13 32,75 27 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBdbABAEbCDeA dBCbAECBeAdDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri da D  dAE d   E b             D    C    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 75

Edebiyat 24 17 5 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 6 5 15

Fizik 14 3 4 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 0 15

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CANAN BİLİCİ 1362 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,675 0,000 21 121 121 205 497

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 9 10,75 45 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 26 21 20,75 17 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEeCbDb aBEECDcAaCDa bBeddBbDAEACBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri Bd      E d d   db                  ab  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 60

Edebiyat 24 13 9 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 5 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 2 3 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA PALTA 845 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,675 0,000 13 69 69 123 356

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 26,50 66 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 29 14 25,50 21 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bA AEACeDb  BEECDeAECDBeCBe  B DAEACBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b cc    d b       eae  E              

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 70

Edebiyat 24 16 5 67

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 1 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 5 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ BAŞÇI 1255 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,225 0,000 26 161 161 252 563

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 1 6,75 28 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 17,75 44 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 20 7 18,25 15 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 b   E CD      E DDA     CdeAdBCDAEAbBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri          Dda                            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 48

Edebiyat 24 7 1 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 3 0 33
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 2 3

Fizik 14 1 2 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 253 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,525 0,000 17 83 83 144 391

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 28 15 24,25 20 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEACD   BcEECDD ECcabCeeddBCDAEACBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  b                  da D  da  d         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 68

Edebiyat 24 15 5 63

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 7 0 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 4 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÖZCAN 1313 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,300 0,000 19 115 115 197 479

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 21,00 53 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 26 19 21,25 18 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECeDAECce dbdAbACDD  ccC AECaDAaDEDAdB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  D  add bc         b             C    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 12 60

Edebiyat 24 13 8 54

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 3 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 1 6 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KINACI 1321 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,550 0,000 11 48 48 90 296

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 2 4 1,00 8 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 31 15 27,25 23 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cAdAEACeDb BBEECDDAECDB CBe aBbbAEACBDcD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri           d b  C be d  D  d       E     

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 70

Edebiyat 24 18 4 75

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 4 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 6 8

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 2 4 15

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FADİMDGÜL CÜCÜK 1294 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,375 0,000 14 70 70 124 358

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 29 14 25,50 21 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BbECDcAEdDB bAdAEACeDb BBdbAECaeAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D                Bdcb                

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 68

Edebiyat 24 15 7 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 3 5

Fizik 14 1 0 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 1 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HADRENUR ATMACA 710 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,250 0,000 25 159 159 250 560

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 6 12,50 52 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 23 21 17,75 15 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECaaAE DBbbAaAE C Db BaaDAECBeddDcDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri       d b e               dae D d   db  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 55

Edebiyat 24 14 6 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 5 2 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 9 3

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİDENUR KURT 1191 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,200 0,000 23 135 135 223 523

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 15,50 39 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 4 3 3,25 23 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 25 24 19,00 16 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEeCeDAaaBdECDDAEdD eeBbdEcaedEAee bD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri Bb cAb C D     e  bc       D            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 18 50

Edebiyat 24 15 8 63

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 7 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 4 3 29

Newtonun Hareket Yasaları 2 2 0 100
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HANIMNUR  KAYNAK 184 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,025 0,000 29 216 216 309 652

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 6 9 3,75 16 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 11 12,25 31 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 16 12 13,00 11 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEECcaAEbc aE c b d     BbD ECB   DEcAC 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri   A   d                                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 11 38

Edebiyat 24 6 9 25

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 0 3 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 5 1 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AĞKEMİK 1285 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,500 0,000 6 26 26 63 244

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 2 17,50 73 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 3 28,25 71 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 33 14 29,50 25 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACeDd BBEECDDAEC   CB   BCDAEAa DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d b     Eee  d C b  d      aa d     Cc A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 3 73

Edebiyat 24 18 2 75

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 0 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 4 11 10

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 4 15

Boşaltım Sistemi 6 1 3 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA DURMAZ 800 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,450 0,000 8 31 31 70 256

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 4 16,00 67 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 29,75 74 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 9 -0,25 -1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 33 14 29,50 25 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDeAECDB bA AEACDDba BCDAECBeA DEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri Eae  ea              eb cc    D b       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 5 78

Edebiyat 24 17 4 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 9 5

Fizik 14 1 4 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 4 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE BÜLBÜL 1131 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,300 0,000 28 172 172 264 577

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 17 16,75 42 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 22 20 17,00 14 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEeCbebeaBEECDDA CDaeCBeddBdbA ACBDac

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri Bdcb                                    

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 17 53

Edebiyat 24 13 10 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 4 5 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 5 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 3 3

Fizik 14 1 3 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET SAİT YAZGAN 1265 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,250 0,000 15 80 80 137 380

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 28 14 24,50 20 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEACD   BcEECDDeECcabCeeddBCDAEACBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri                     da D  d   d         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 15 6 63

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 7 0 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 4 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 0 0 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE HALİL 1378 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,425 0,000 22 132 132 218 515

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 23 12 20,00 17 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEacDA   a   aAEACDDb B eDA CBeddDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri da D                  b                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 55

Edebiyat 24 12 5 50

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 4 4 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 3 3

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM ZAHTER 706 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,550 0,000 18 114 114 196 477

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 6 13,50 56 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 22,00 55 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 26 20 21,00 18 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDb CcBd ABAEA DadeBBdbAEbBeAcDEDAaB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  e      c b   E              a  be   ba 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 12 63

Edebiyat 24 15 6 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 3 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 5 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KORKMAZ 1163 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,750 0,000 2 2 2 20 151

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 33,75 84 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 37 13 33,75 28 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACbDACBBEEdDDAaCDBbCBDAEBCDAEACaDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri     e  aEe  d     c        Dd d      b  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 5 88

Edebiyat 24 20 4 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 8 5

Fizik 14 1 4 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR ŞAHİN 1022 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,550 0,000 5 23 23 56 221

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 2 14,50 60 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 2 30,50 76 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 34 13 30,75 26 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDD a DB EAB E  bD CBBCDAECBDAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d       c A   E b   ceb ec ae D d       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 2 78

Edebiyat 24 15 2 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 4 1 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 10 0 100

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 11 8

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 6 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 1 0 100
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET PARLAK 1332 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,225 0,000 26 161 161 252 563

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 1 6,75 28 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 17,75 44 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 20 7 18,25 15 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 b   E CD      E DDA     CdeAdBCDAEAbBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri          Dda                            

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 5 48

Edebiyat 24 7 1 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 3 0 33
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümlede Anlam 5 3 0 60
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 2 3

Fizik 14 1 2 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM ÖZALP 1173 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,700 0,000 24 142 142 230 534

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 12 9,00 38 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 20,00 50 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 24 17 19,75 16 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEAbeDbeaBbECDbAbCcaeCBebdBCDAEACdDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri                                     a   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 16 60

Edebiyat 24 12 12 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA ÖZ 1348 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,475 0,000 7 30 30 69 255

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 33 15 29,25 24 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDB EedAEeCDDdeBBCDA CB  dD DACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  D  a a AcB       ed   Be      e   b  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 73

Edebiyat 24 18 5 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 6 1 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 4 9 10

Fizik 14 3 4 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SARIKAYA 257 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,275 0,000 9 34 34 73 262

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 31,75 79 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 20 -3,00 -8 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 35 25 28,75 24 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEEbDDAECDBCEABAEbCDDA BBCDAECBeAEDEDAa 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d      Ad d   d ac    bbeeeaeee de C bad

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 5 83

Edebiyat 24 20 3 83

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 20 5

Fizik 14 1 3 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 8 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 1 9 8

Solunum Sistemi 4 0 4 0
Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ATAŞ 218 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,350 0,000 10 44 44 85 289

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 32 15 28,25 24 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDbbaCcB bAdAEACDDbaBBCDAECBaAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d         A     a     b e  a  D d       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 75

Edebiyat 24 15 8 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 2 3 40
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 1 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 1 1 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BİLEÇ 183 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,875 0,000 30 222 222 315 664

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 12 11 9,25 39 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 22,85 20,01 20,45

Toplam: 120 14 13 10,75 9 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAbedDDdCBadECaDAE Daa  e          DcD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 35

Edebiyat 24 12 11 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 4 5 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 1 0

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUS F KIL NÇ 100 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,775 0,000 12 67 67 120 353

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 9 12,75 53 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 30 17 25,75 21 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECcabaABAEAbccAaaBCDAECeeAdDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri da D  dA  d           b                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 15 9 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 5 5

Fizik 14 2 4 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRA ERTÜRK 1373 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
103,250 0,000 31 245 245 339 718

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 31 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 2 16 -2,00 -8 12,77 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 5,35 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 4,73 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 25 -1,25 -3 22,85 20,01 20,45

Fizik 14 3 3 2,25 16 0,43 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,17 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 0,48 0,16 4,28

Toplam: 120 10 35 1,25 1 23,31 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cd bdeac d B ca ee cdaBdC beadd cE ba aD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B   e  d  Ae C  b  e d   ac   d  E B   c

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 25 13

Edebiyat 24 2 16 8

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 0 7 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümlede Anlam 5 0 3 0
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 6 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 3 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 10 13

Fizik 14 3 3 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 1 0 100
Tork 1 0 0 0
Denge 1 1 0 100

Kimya 13 0 5 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 2 2 15

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
A   NĞ*R 2 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,000 0,000 34 250 250 344 725

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 2 22 -3,50 -15 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 -3,75 -9 25,75 20,01 20,45

Matematik-2 40 3 36 -6,00 -15 -1,75 0,27 5,62

Fizik 14 4 10 1,50 11 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 9 4 8,00 62 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 17 23 11,25 28 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 25 94 1,50 1 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dEcbcabEecadbceecdbbaeaedbcbcdBecdcEabeB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik ecbabedcbaaCbdeBcaebeacdbacdabedacebDa e

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri cbdDbedcEcbDBadCacEBBCEaDBAceCbeAbECabec

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 13

Edebiyat 24 2 22 8

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 1 4 20
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 0 9 0
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 1 9 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 2 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 2 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Matematik 40 3 36 8

Matematik-2 40 3 36 8

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 3 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 5 0
Eşitsizlikler 8 1 7 13
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 1 5 17
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 1 2 33
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 6 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 1 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 3 0 3 0
Eşitsizlik 3 0 3 0

Fen Bilimleri 40 17 23 43

Fizik 14 4 10 29

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 9 4 69

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 1 0 100
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Ortalama Hız 3 3 0 100
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 4 9 31

Solunum Sistemi 4 1 3 25
Boşaltım Sistemi 6 3 3 50
Üreme Sistemi 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YENER 162 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,075 0,000 13 21 21 54 218

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 30,75 77 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 32 6 30,50 25 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEdDDAECDc  ABAEACDDb BBCDAECBDAdDEDAbB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                d                        

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 5 80

Edebiyat 24 18 3 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYENUR GÜLMEZ 1150 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,025 0,000 18 40 40 80 276

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 25,75 20,01 20,45

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 -1,75 0,27 5,62

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 30 8 28,00 23 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEbDBeE dAEACDDA  BC AECBDddDEDAb 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                             E           

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD

Fen Bilimleri                 c    d                  

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 73

Edebiyat 24 18 3 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 1 0 33
Eşitsizlik 3 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR ERTUT 1122 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,250 0,000 28 99 99 172 442

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 22,00 55 25,75 20,01 20,45

Toplam: 120 24 8 22,00 18 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EeBAEedDDb BBEECDDAEaDd CBe  B DA A d ED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 8 60

Edebiyat 24 16 6 67

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 1 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CAN RENÇBER 1325 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,800 0,000 11 19 19 49 210

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 30,50 76 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 33 9 30,75 26 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEdDDAECDc bABAEACDDb BBCDAECBDAdDEDAbB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                 c    d          A   d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 80

Edebiyat 24 18 4 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 3 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜYÜKOĞLANGİL 395 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,275 0,000 8 13 13 37 183

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 35 11 32,25 27 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDeAbBBdECDDAECDB CBDAEcCDAEAaBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  e   e aE d be                          

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 85

Edebiyat 24 20 3 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 9 1 90

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 1 6 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ACAR 1127 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,825 0,000 3 5 5 27 164

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 37 14 33,50 28 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEbDBbcAeAEACDDbdaBCDAECBeAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri      adA  dD  a a    C   B   C   a      

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 80

Edebiyat 24 17 7 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 2 3 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EDA KARAKUŞ 1271 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,300 0,000 16 33 33 72 258

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 3 0 3,00 21 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 33 14 29,50 25 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEECDcAECDd dABAEACeDb BBCDAECBDdEDEDAed

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D       D C  c    db  Bd  b          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 16 6 67

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 4 5 10

Fizik 14 3 0 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELA DİKEN 1146 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,950 0,000 31 147 147 235 540

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 21,75 54 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 11 -2,75 -7 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 25 24 19,00 16 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABAEACDeA accECeDAbCDBbea edBCDAaACBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  c   b   c   a           ada  dd  a a   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 13 63

Edebiyat 24 15 8 63

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 5 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 2 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 11 0

Fizik 14 0 4 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 5 0

Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ASLAN 276 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,775 0,000 23 59 59 103 319

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 30 14 26,50 22 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dAeAEACbDb BBEE DDAE DdCCBDdEBCDAEAedDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  db  bd                D       d c      

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 16 5 67

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 9 1 90

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 0 4 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 2 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE SARI 1369 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,300 0,000 17 38 38 78 273

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 31 11 28,25 24 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAaCDB cAcAEACDDb BBCDAcCBDAdDEcAaB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                 c    d          A   d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 75

Edebiyat 24 18 4 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 3 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR BEYAZ 1368 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,575 0,000 15 29 29 68 252

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 9 11,75 49 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 34 16 30,00 25 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEbDBbcbaAEACbeb aBCDAECBeAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri      adA  dD  a a    C   B   C   a      

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 73

Edebiyat 24 14 9 58

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 4 5 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 2 3 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL SALMAN 1145 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,850 0,000 10 17 17 45 197

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 3 0 3,00 21 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 34 11 31,25 26 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEadDDAECDB EABAEACD AedBCDdECBD EDEDAbd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D       D C       db  Bd  b          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 75

Edebiyat 24 18 4 75

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 0 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 0 75

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 4 4 10

Fizik 14 3 0 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100

Kimya 13 1 3 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR K 1165 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,400 0,000 26 78 78 135 377

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 8 11,00 46 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 28 11 25,25 21 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEd DDb aebEbDDAECDd CBDAEBCDAEAbBDEc

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri a                                   C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 68

Edebiyat 24 13 8 54

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE ARAL 1278 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,700 0,000 1 3 3 23 158

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 37 13 33,75 28 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEbDBbcAeAEACDDb aBCDAECBeAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri      adA  dD  a a    C   B   C   a      

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 80

Edebiyat 24 17 6 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 2 3 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA UÇAR 1138 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,575 0,000 12 20 20 53 216

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 33 11 30,25 25 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDB cABAEACDDAeaBdDAECBeAdDEDAd 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                      e    AE de b       

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 78

Edebiyat 24 20 3 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 4 5

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 1 2 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA ÖZBAĞ 83 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,700 0,000 9 16 16 43 191

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 2 17,50 73 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 32,25 81 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 34 8 32,00 27 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  ABAEeCDDb BBEECDDAEC B CBDAEBCDAEAdBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri              b  de         Db a         

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 83

Edebiyat 24 18 2 75

Yazım Kuralları 2 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN EFE ŞİMŞEK 1252 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,800 0,000 27 85 85 149 400

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 3 0 3,00 21 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 27 13 23,75 20 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEadDDAE  B E BAEACD AedBCDd CB  dDE Abd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D       D C  c    db  Bd  b          

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 58

Edebiyat 24 15 4 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 0 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 4 5 10

Fizik 14 3 0 21

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 1 0 100

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KABAKLAR 166 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,600 0,000 20 47 47 89 295

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 2 15,50 65 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 25,75 64 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 1 1,75 13 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 29 6 27,50 23 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BE bDD E DB EAdAEACDDA  BCDA CaDAdDEDAa 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri E c C                                   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 5 68

Edebiyat 24 16 2 67

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 1 5

Fizik 14 2 1 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLBOZKURT 1120 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,175 0,000 32 192 192 285 607

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 9 15 5,25 22 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 16,25 41 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 23 26 16,50 14 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 abEdDDAcbDcacAaeEbCDacdcBCDAECaedaDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri     bCd  a D b  c      a e              

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 19 53

Edebiyat 24 9 15 38

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 4 5 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 2 4 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 1 0 100
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE TAŞKIN 93 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,600 0,000 33 232 232 326 692

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 7 12 4,00 17 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 7,00 18 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 13 22 7,50 6 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 deBcEeCDebadcEEdcD  e   Cae aBe d bbdDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  d                     a            C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 20 30

Edebiyat 24 7 12 29

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 4 5 44
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 1 2 20
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 5 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 3 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 2 3

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA DİRİER 1223 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,950 0,000 14 25 25 60 241

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 28,75 72 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 31 5 29,75 25 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDd dABAEACDDb a CDAECBD dDEDA B

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                           A             

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 75

Edebiyat 24 18 4 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 7 1 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 1 0 33
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ DENİZ 288 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,425 0,000 6 9 9 33 172

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 36 13 32,75 27 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABAEACDDbeBBEECDDAECcBaCBDAEBdDAEAaBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri    a      e a   d   c  D      B   a C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 83

Edebiyat 24 19 5 79

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 9 1 90

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 6 8

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 2 8

Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 1 15

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ALİ AYTOP 1316 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,600 0,000 30 108 108 189 467

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 4 14,00 58 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 0 3,00 30 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 4 22,00 55 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 25 15 21,25 18 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1   dAEACDeA  BEECDDdE DBbCB A      AC DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  e a e aE d be            eDd d     b   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 4 58

Edebiyat 24 15 4 63

Yazım Kuralları 2 1 0 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 0 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 11 5

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 1 0 100
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NAZARYURTTAŞ 744 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,175 0,000 21 52 52 95 303

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 30 11 27,25 23 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEd DDb aBEECDDAECDd CBDAdcCDAEAbBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri a               c    d              C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 16 5 67

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 2 80

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 3 3

Fizik 14 0 1 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TOMURCUK 1106 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,625 0,000 25 72 72 128 365

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 25,75 20,01 20,45

Toplam: 120 28 12 25,00 21 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECDeAaCDcCEABAEACeDbeBBeDAECBeAaDdDACd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 17 7 71

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ YAYLABAŞ 1241 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,525 0,000 19 42 42 82 280

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 3 16,25 68 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 26,00 65 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 0 2,00 14 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 30 8 28,00 23 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE cB  ABAEACDe dBBdDAECB A D DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D    E     a c    d          A   d   

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 4 68

Edebiyat 24 17 3 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 7 1 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 3 4 8

Fizik 14 2 0 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 2 0 100
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 1 1 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ÇİLOĞLU 1160 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,825 0,000 3 5 5 27 164

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 2 3 1,25 9 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 37 14 33,50 28 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEbDBbcAeAEACDDbdaBCDAECBeAEDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri      adA  dD  a a    C   B   C   a      

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 80

Edebiyat 24 17 7 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 9 1 90

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 6 13

Fizik 14 2 3 14

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 2 2 15

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İNCE 1110 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,875 0,000 22 55 55 98 311

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 25,75 20,01 20,45

Toplam: 120 29 10 26,50 22 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAeAEACDDb BBEECeDAEaDcCCBebdBCDAEACdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 73

Edebiyat 24 18 5 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP GEZGİNCİ 1216 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,675 0,000 2 4 4 24 159

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 1 21,75 91 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 34,00 85 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 35 8 33,00 28 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dABAEACDDA BBEECDDAECDBCCBDAdBCDdEAaBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri      c a  e                         e   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 35 4 88

Edebiyat 24 22 1 92

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 4 0

Fizik 14 0 3 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN GENÇ 1322 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,000 0,000 29 104 104 185 461

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 1 17,75 74 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 4 21,00 53 25,75 20,01 20,45

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -1,75 0,27 5,62

Toplam: 120 22 5 20,75 17 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DB  AdAEACDDA      E  e aDaDA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Matematik                              d          

Cevap Anahtarı A DBCDEAEAACDCEBDBBCAADEBACEEAECDCBEACDCBD
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 4 55

Edebiyat 24 18 1 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 1 2 10

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 2 0

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarda Uygulamalar 3 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem 5 0 0 0
Eşitsizlikler 8 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm ve Uygulamalar 6 0 0 0
II. Dereceden II Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 3 0 0 0
II. Dereceden Eşitsizlikler 6 0 0 0
Fonksiyonlarda Dönüşüm 2 0 0 0
Tek - Çift Fonksiyonlar 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 3 0 1 0
Eşitsizlik 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN NUR TALANCI 1350 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,400 0,000 7 12 12 36 181

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 30,50 76 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 35 10 32,50 27 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEACDDA BcEECDDAaCDB CBDAEBCDAEAbBDEc

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri ad       D  a   d          D        C   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 6 80

Edebiyat 24 18 4 75

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 3 4 8

Fizik 14 1 3 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 2 0 15

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE BİLEÇ 271 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,625 0,000 5 8 8 32 170

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 25,75 20,01 20,45

Toplam: 120 34 6 32,50 27 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDBCdAeAEACDDAaBBCDAECBDddDEDAaB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 85

Edebiyat 24 21 3 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE YÜCEL 1337 11G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,725 0,000 24 62 62 110 332

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 34 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 14,90 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,71 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,15 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 25,75 20,01 20,45

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 0,48 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,41 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,41 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 1,31 0,16 4,28

Toplam: 120 30 16 26,00 22 26,71 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEACeDb BeEECDDAECDB CBDAdBeDAEAbdDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  e  e aedDe b                           

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 17 5 71

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 2 80

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 1 7 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 0 50
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ÖZTÜRK 1015 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,125 0,000 14 71 71 125 359

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 25,25 63 24,83 20,01 20,45

Toplam: 120 27 7 25,25 21 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECae dABAEeCDDb   C AEbB AEDdDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 7 68

Edebiyat 24 16 5 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 6 1 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 0 75

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA FATMA KÖR 1107 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,500 0,000 13 63 63 111 335

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 25,50 64 24,83 20,01 20,45

Toplam: 120 27 6 25,50 21 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 dA AEACDDdeBBdECDDAECDBCCB   B DdEACd  D

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 68

Edebiyat 24 19 4 79

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 1 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YİĞİT 1219 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,775 0,000 9 50 50 93 301

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 27,25 68 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 4 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 6 -0,50 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 30 13 26,75 22 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BdECDDAECDBCEA AEACDDdeBBeDdEC   dDEDACd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri         a d     eA ae b                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 7 73

Edebiyat 24 20 3 83

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 4 3 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 6 3

Fizik 14 0 2 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 4 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AYTEKİN 996 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,450 0,000 20 126 126 211 504

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 3 0,25 2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 24 15 20,25 17 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1  ABAEeCDDA  cdEbDDAE ae CBcdEBaDA AC DaD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri d            ecC d   d                  

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 58

Edebiyat 24 13 6 54

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 6 3 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 5 3

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 1 3 8

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FADİLE ATEŞ 1137 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,875 0,000 1 7 7 31 169

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 31,25 78 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 2 2 1,50 12 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 38 22 32,50 27 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEACDDbCdBEECDDAECDBCCBedEBCDdEACdDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri eAbc ee  De de C b     D  a a d   d ea A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 7 83

Edebiyat 24 21 3 88

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 5 15 13

Fizik 14 2 8 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 1 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 2 2 15

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 1 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 5 8

Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YUSUF KAYA 1208 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,200 0,000 3 14 14 39 185

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 34 7 32,25 27 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDDbedBEEaDDAECDBCCBDAEBCDAEACeDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri                    c                    

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 85

Edebiyat 24 20 4 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÇİN ÖZTÜRK 1238 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,750 0,000 5 27 27 66 250

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 32 11 29,25 24 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDDAECaBCdAeAEACDDA BBeDAECB daDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri         c      e    a       B  d        

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 78

Edebiyat 24 19 4 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 1 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Solunum Sistemi 4 1 0 25
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNEGÜL KAYA 1161 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,550 0,000 19 101 101 180 452

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 19,25 48 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 2 0 2,00 15 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 26 16 22,00 18 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEeCDDA BcaECDaA ecBC Be  BC  EAdBDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri B b  b d c     C       D             e A

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 11 55

Edebiyat 24 14 8 58

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 1 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 4 5 10

Fizik 14 1 4 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 2 0 15

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 1 0 100
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA NUR KARACA 1119 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,825 0,000 18 94 94 164 427

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 25 10 22,50 19 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDA CD dbedAEACDDb B CDAECa AdDaDAb 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                               e         

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 63

Edebiyat 24 16 5 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 0 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 2 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 1 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜLTEKİN 1372 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,400 0,000 17 90 90 158 418

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 8 14,00 58 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 7 -1,75 -4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 28 19 23,25 19 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECcBCcdaAEeCDaAecBCDAECBeAdDaDAaB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri d  a  ada       a     c                 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 16 8 67

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 8 2 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 7 0

Fizik 14 0 5 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 2 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NESİBE PARLAK 0 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,175 0,000 12 57 57 101 316

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 5 16,75 70 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 4 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 30 15 26,25 22 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EbBAEACDDbeBcEECDDeE DBC  eAdBeDAEAC DED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri a b   e  b D   b       a            a A 

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 70

Edebiyat 24 18 5 75

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 1 4 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 2 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞEVVAL ATEŞUŞAĞI 1172 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,525 0,000 21 156 156 246 556

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 14 5 12,75 53 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 21 13 17,75 15 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEACDDb BcdECaD   D CCa Ad ebAEAb DaD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri   b       e                             

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 53

Edebiyat 24 14 5 58

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 2 1 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP ÇELİK 1210 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,400 0,000 4 18 18 47 206

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 7 -1,75 -4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 34 13 30,75 26 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDDbedBEEaDDAECDBCCBDAEBCDAEACeDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri        d a      b  c      ae     a      

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 85

Edebiyat 24 20 4 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 10 0 100

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 4 0 100
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 0 7 0

Fizik 14 0 2 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 1 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 1 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
REŞİT GÜÇYETMEZ 401 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,050 0,000 10 54 54 97 309

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 31 17 26,75 22 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDDAECDBecbBAEAbDDb BBdcAECcDAdDEDACB

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri       aA  b     a   ca       d   e    D 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 73

Edebiyat 24 17 6 71

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 2 7 5

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 2 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYE GÜNSEVER 1179 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,625 0,000 22 213 213 306 647

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 7 8,25 34 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 11,50 29 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 5 -1,25 -10 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 18 21 12,75 11 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cA AEAaDDb ecEECacA      d d c bAEAeaDEc

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri                b   ded   d DdbB   E     

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 14 38

Edebiyat 24 10 7 42

Yazım Kuralları 2 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 4 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 2 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 0 0 0

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 0 5 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 2 23

Boşaltım Sistemi 6 2 2 33
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE AKHAN 1227 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,250 0,000 6 35 35 74 263

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 2 21,50 90 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 0 5 -1,25 -3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 31 11 28,25 24 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDBCEABAEACeDAeBB DAE ae EDdDACc

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri                     a b   e    d   b    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 78

Edebiyat 24 22 2 92

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 2 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 0 5 0

Fizik 14 0 0 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 3 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 2 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA 1340 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,625 0,000 15 72 72 128 365

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 28 12 25,00 21 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 aEECDDAE c C ABAaACDDAecBCDAECB ddDacAC 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri  D    a   b     a                     D 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 65

Edebiyat 24 16 5 67

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama 1 0 0 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0

Tarih-1 10 7 2 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 2 25

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 2 3 5

Fizik 14 1 2 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 1 1 50
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 1 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SILA NUR BAYRAMOĞLU 1183 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,250 0,000 7 39 39 79 274

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 2 4 1,00 7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 32 16 28,00 23 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cABAEbCDD eBBdECDDAECDBCCBaddBCDAEAdB dD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri eAbc e      C     D     d    d      a   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 19 4 79

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 1 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 2 4 14

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Kütle Merkezi 1 0 1 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 1 0 100
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

Boşaltım Sistemi 6 0 1 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL BEYAZ 1234 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,425 0,000 11 56 56 100 315

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 0 1,00 8 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 31 18 26,50 22 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 deeAEACDDAaBcbECDDAECaBCCBeAdBeDAEACdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri  b Eda  cb             D   D        d   

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 17 7 71

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 3 6 8

Fizik 14 1 5 7

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 0 0
Kütle Merkezi 1 1 0 100
Basit Makine 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 1 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 1 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0

Kimya 13 1 0 8

Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 1 0 50
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL PÜSKÜLLÜ 1237 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,700 0,000 23 221 221 314 661

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 10 10 7,50 31 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 10,25 26 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 3 4 2,00 14 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 3 8 1,00 3 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 18 27 11,25 9 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cA AEAaDDb ecEECacA  ecdedcbaB b EAeaDEc

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Fen Bilimleri e c  DB  a D b eb    d    e             

Cevap Anahtarı B BAEEADBCEDADCCBCECDBAECDAEBDECBADEEBCDAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 19 38

Edebiyat 24 10 10 42

Yazım Kuralları 2 0 2 0
Paragrafta Anlam 9 6 2 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 2 2 40
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 6 20

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 3 8 8

Fizik 14 3 4 21

Newtonun Hareket Yasaları 2 0 2 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 1 50
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 1 0 100
Elektrik Alan 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0
Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0

Kimya 13 0 4 0

Ortalama Hız 3 0 1 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 1 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0
Solunum Sistemi 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SUPHİ ARIKAN 1125 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,725 0,000 2 11 11 35 178

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 1 21,75 91 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 32,75 82 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 35 12 32,00 27 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBCEABAEACDDAeBBeDAECaeAEDEDACc

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    a            a   a b      b d  aC    

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 5 85

Edebiyat 24 22 1 92

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 0 1 0

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 0 1 0
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 1 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 2 17
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE ALAGÖZ 1171 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,025 0,000 8 46 46 87 292

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 5 15,75 66 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 28,25 71 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 10 -0,50 -1 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 32 17 27,75 23 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 cEECDDAEb BC AdAEeCDDAeBBCDAECBe EDEDACc

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D a          bc ad  b  e e      C ba 

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 7 75

Edebiyat 24 17 5 71

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 8 1 80

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 2 10 5

Fizik 14 1 1 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 1 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 0 6 0

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 2 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 2 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 0 0
Hess Yasası 1 0 1 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 0 0 0
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 1 3 8

Solunum Sistemi 4 0 1 0
Boşaltım Sistemi 6 1 0 17
Üreme Sistemi 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAHİN 1358 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,600 0,000 16 88 88 156 415

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 23 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 15,71 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 5,32 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,80 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 24,83 20,01 20,45

Fizik 14 1 0 1,00 7 0,08 0,10 1,13

Kimya 13 1 1 0,75 6 -0,12 -0,04 1,14

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,26 0,11 2,00

Fen Bilimleri 40 2 1 1,75 4 0,23 0,16 4,28

Toplam: 120 27 15 23,25 19 25,03 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDDAEbDc cedAEACDDcbBBeDedCBbAdDEDACa

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Fen Bilimleri    D                 e  D               

Cevap Anahtarı A EDADCCBAEEADBCECDAEBBCECDBAEBCDAADECBADE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 63

Edebiyat 24 15 8 63

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 0 0 0
Paragrafta Anlam 9 6 3 67
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 5 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 2 1 5

Fizik 14 1 0 7

Bir Boyutta İvmeli Hareket 1 0 0 0
Newtonun Hareket Yasaları 2 0 0 0
İki Boyutta Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 2 1 0 50
Tork 1 0 0 0
Denge 1 0 0 0
Nehirde Hareket 1 0 0 0
Kütle Merkezi 1 0 0 0
Basit Makine 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet 1 0 0 0
Elektrik Alan 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel 1 0 0 0

Kimya 13 1 1 8

Kimyasal Tepkimelerde Hız 1 0 0 0
Çözünürlük 1 0 0 0
Bağ Enerjisiyle Entalpi Hesaplaması 2 0 0 0
Endotermik ve Ekzotermik Olaylar 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Ortalama Hız 3 0 0 0
Tepkime Hızlarının Kıyaslanması 1 0 1 0
Hess Yasası 1 0 0 0
Tepkime Hızının İzlenmesi 1 1 0 100
Tepkime Hızı 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Solunum Sistemi 4 0 0 0
Boşaltım Sistemi 6 0 0 0
Üreme Sistemi 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
1177 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,375 0,000 14 75 75 132 370

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 3 19,25 80 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 11 24,25 20 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEACDeAd BEECDDAECDBCCaebdBebA ACcDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 68

Edebiyat 24 20 3 83

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 6 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EFE ŞİMŞEK 769 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,750 0,000 17 107 107 188 465

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 16 8 14,00 58 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 21,25 53 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 25 15 21,25 18 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACbDAacBbECDDdbdDBdCBDddBCbeEAbdDdD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 15 63

Edebiyat 24 16 8 67

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 4 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 2 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KOSKA 1257 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,125 0,000 8 58 58 102 317

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 3 18,25 76 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 26,00 65 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 28 8 26,00 22 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BE CDDAECDBCbABAEACDDe aBebAE aeAdDEDAC 

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 8 70

Edebiyat 24 19 3 79

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 1 0

Tarih-1 10 4 5 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 5 0 83

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ÇAOĞLU 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,000 0,000 12 66 66 118 350

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 8 25,00 21 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAEdcBCcAdAEACDDA BBCcdECBDd DcD   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 19 4 79

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 6 3 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA NUR DURĞUT 185 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,625 0,000 9 60 60 104 321

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 25,50 64 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 6 25,50 21 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDDACBeEcCDbAECDBCCa A   cdEAC  E 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 6 68

Edebiyat 24 21 3 88

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 3 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 0 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CUMAALİ KARATAŞ 1231 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,625 0,000 13 72 72 128 365

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 28 12 25,00 21 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAaAdACeDbdBBEbCDDAECDBdCBDAdBCbAEAadDaD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 70

Edebiyat 24 17 7 71

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0

Tarih-1 10 8 2 80

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 1 50

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EFE CİLASIN 1239 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,375 0,000 3 32 32 71 257

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 31 9 28,75 24 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDBdbABAEACDDAdBBCDAcCBeedDEDAed

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 78

Edebiyat 24 21 3 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 0 1 0
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 6 4 60

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 1 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELA BAYIK 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,250 0,000 10 61 61 105 322

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 2 19,50 81 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 2 25,50 64 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 26 2 25,50 21 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECcDAECDBCEABAEACDDb   C A  BD    DA  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 2 65

Edebiyat 24 20 2 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 0 0 0

Tarih-1 10 4 0 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 0 0 0
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 0 50

Coğrafya-1 6 2 0 33

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİZARYİGİT 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,625 0,000 2 28 28 67 251

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 31 7 29,25 24 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bAdAEACeDACaBEECDDAEbDBCCB dEBC AEAbBDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 78

Edebiyat 24 19 5 79

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 1 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 2 1 50
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 5 1 83

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 1 0 100
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ŞİMŞEK 1248 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,875 0,000 7 53 53 96 304

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 21 3 20,25 84 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 26,25 66 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 28 7 26,25 22 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEEaDDAECDBCEABAEAbDDbCBB  dECBeddDED   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 7 70

Edebiyat 24 21 3 88

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 4 4 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA BÜLBÜL 1229 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,500 0,000 15 77 77 134 375

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 24,00 60 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 12 24,00 20 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAECDBCbAdAEeCDDAeB eedECBeAEacDAbd

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 12 68

Edebiyat 24 20 4 83

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50

Tarih-1 10 5 4 50

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 0 1 0
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 2 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BAĞCI 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,625 0,000 1 24 24 57 228

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 1 21,75 91 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 3 29,25 73 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 30 3 29,25 24 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDDb BBEECDDAECDBCCB d BC AEA   cD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 3 75

Edebiyat 24 22 1 92

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 1 60

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 1 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA BAKIR 1272 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,500 0,000 11 64 64 114 344

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 4 19,00 79 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 8 25,00 21 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BbECDbeEaDBCEABAEACDDACBBCDAECaeAa a    

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 68

Edebiyat 24 20 4 83

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 3 2 60
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 7 3 70

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 2 0 100
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 2 0 100
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25

Coğrafya-1 6 0 1 0

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER YILDIRIM 1114 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,500 0,000 16 89 89 157 416

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 20 2 19,50 81 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 22,25 56 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 24 7 22,25 19 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEACDDAC BEbCDDAE DBCCdebdBb A     E 

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 7 60

Edebiyat 24 20 2 83

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 5 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 4 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA GÜMÜ Ş 686 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,500 0,000 5 49 49 91 297

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 0 22,00 92 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 2 26,50 66 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 2 26,50 22 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EABAEACDDA BBEECDDAE DBCCd    C A A  b D

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 2 68

Edebiyat 24 22 0 92

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 1 30

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 1 0
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0
Türk Kültürü 1 0 1 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN PEKSOY 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,250 0,000 4 45 45 86 290

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 22 0 22,00 92 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 1 26,75 67 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 27 1 26,75 22 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDDAE DBCEABAEACDDA BB  A C D   bD   

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 1 68

Edebiyat 24 22 0 92

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 9 0 100
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 0 50

Tarih-1 10 4 0 40

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 0 25

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVA LİBİN 255 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,000 0,000 18 112 112 193 474

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 20,75 52 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 24 13 20,75 17 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 EAdAEbCbDbCBBEECD bEbDBCCBeddBe dEe dDED

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 13 60

Edebiyat 24 17 6 71

Yazım Kuralları 2 2 0 100
Paragrafta Anlam 9 5 4 56
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 3 1 60
Roman 1 0 1 0
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 5 40

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 1 3 25
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 1 0 100
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN KOLUŞ 1361 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,000 0,000 19 129 129 214 509

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 18 6 16,50 69 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 21 7 19,25 16 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 BEECDbAEaDcCabBAEACbDACB C d C       A  

Cevap Anahtarı A BEECDDAECDBCEABAEACDDACBBCDAECBDAEDEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 53

Edebiyat 24 18 6 75

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 5 4 1 80
Roman 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama 1 0 1 0
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100
Paragrafta Anlam 9 7 2 78
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 2 0 100

Tarih-1 10 2 1 20

Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 0 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 0 1 0
Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 1 0 50
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 0 17

Türk Kültürü 1 0 0 0
Türkiye'de Sanayi 1 0 0 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ GO - 11. Sınıf Deneme 5 - 2301/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZAHİDE YILDIRIM 0 11K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,250 0,000 6 51 51 94 302

Puanı Hesaplanan: 265 265 359 751

Katılımlar: 19 265 265 359 751

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 18,74 13,89 14,03

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,13 3,85 3,99

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 2,26 2,43

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 25,12 20,01 20,45

Toplam: 120 29 9 26,75 22 25,12 18,66 25,29

Edebiyat-Sosyal-1 bABAEeCDDAeBc ECDDAECDBCCBaAEBe AEAbdDcD

Cevap Anahtarı B EABAEACDDACBBEECDDAECDBCCBDAEBCDAEACBDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 73

Edebiyat 24 19 4 79

Yazım Kuralları 2 1 1 50
Paragrafta Anlam 9 8 1 89
Cumhuriyet Dönemi Roman 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümlede Anlam 5 5 0 100
Roman 1 1 0 100
Noktalama 1 1 0 100
Anlatım Bozukluğu 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70

Uluslararası ilişkilerde Denge Stratejisi 2 2 0 100
Devrimler Çağında Deşişen Devlet ve Toplum İlişkileri 4 3 1 75
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti 2 1 1 50
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı 2 1 0 50

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Üretim, Dağıtım, Tüketim 1 0 1 0
Türk Kültürü 1 1 0 100
Türkiye'de Sanayi 1 0 1 0
Türkiye'de Enerji Kaynakları 1 1 0 100
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