
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05 71 71 71 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,1 10,7 11,46 9,8 11,0 7,00 3,9 5,7 2,45 9,6 8,9 7,33 37,3 36,3 28,24 195,220

Okul Ortalaması 20,5 8,1 18,50 13,4 10,8 10,67 6,5 6,2 4,99 12,9 8,6 10,78 53,4 33,7 44,94 248,100

KATILIMLAR

1 94 MERVE EVİN 10B 27 3 26,25 16 12 13,00 16 2 15,50 21 1 20,75 80 18 75,50 359,785 1 1 1 1 5

2 0 ALİ DALYAN 10B 25 3 24,25 20 0 20,00 15 6 13,50 13 0 13,00 73 9 70,75 337,218 2 2 2 2 15

3 144 ELİF NAZ GÜVEN 10B 25 5 23,75 18 11 15,25 13 9 10,75 16 9 13,75 72 34 63,50 314,568 3 3 3 3 29

4 154 SULTAN ÇAMSARI 10B 22 8 20,00 17 12 14,00 14 8 12,00 19 7 17,25 72 35 63,25 310,643 4 4 4 4 34

5 45 EMİR EFE BEYAZ 10B 22 5 20,75 12 12 9,00 14 7 12,25 21 9 18,75 69 33 60,75 308,538 5 5 5 5 35

6 115 EFE ÖZPOLAT 10B 19 8 17,00 23 6 21,50 14 7 12,25 12 8 10,00 68 29 60,75 296,563 6 6 6 6 50

7 117 MUSTAFA FISTIK 10B 22 7 20,25 19 9 16,75 11 8 9,00 15 5 13,75 67 29 59,75 294,725 7 7 7 7 52

8 98 SUDİNUR UZUN 10B 23 6 21,50 13 14 9,50 12 9 9,75 18 9 15,75 66 38 56,50 293,730 8 8 8 8 54

9 122 ÖZGE YILDIZ 10B 23 5 21,75 14 13 10,75 12 9 9,75 16 7 14,25 65 34 56,50 293,633 9 9 9 9 55

10 22 İREM ASSÜT 10A 26 4 25,00 20 10 17,50 6 4 5,00 15 13 11,75 67 31 59,25 292,738 1 10 10 10 57

11 0 BİLGE YAĞCIOĞLU 10B 20 9 17,75 17 13 13,75 12 7 10,25 19 9 16,75 68 38 58,50 291,303 10 11 11 11 61

12 103 LEYLA BABACAN 10B 25 5 23,75 16 13 12,75 7 8 5,00 18 9 15,75 66 35 57,25 287,680 11 12 12 12 67

13 0 FATMA ZEHRA TEKLER 10B 22 7 20,25 13 13 9,75 12 9 9,75 17 8 15,00 64 37 54,75 287,135 12 13 13 13 68

14 130 İSA YILMAZ 10B 23 7 21,25 20 10 17,50 7 6 5,50 17 9 14,75 67 32 59,00 286,625 13 14 14 14 69

15 78 GÜLSÜM SARI 10A 23 5 21,75 19 7 17,25 8 7 6,25 14 10 11,50 64 29 56,75 283,750 2 15 15 15 71

16 5 CEMAL ERİM 10A 21 9 18,75 13 12 10,00 11 1 10,75 14 7 12,25 59 29 51,75 279,238 3 16 16 16 74

17 111 SEMA ÖZTÜRK 10B 21 7 19,25 16 11 13,25 9 7 7,25 17 11 14,25 63 36 54,00 276,533 14 17 17 17 78

18 80 EYLÜL YILMAZ 10A 23 7 21,25 19 9 16,75 7 7 5,25 14 12 11,00 63 35 54,25 274,760 4 18 18 18 83

19 110 NİSA ASLAN 10B 20 10 17,50 17 12 14,00 9 3 8,25 16 10 13,50 62 35 53,25 273,493 15 19 19 19 85

20 81 BURAK ABAK 10A 21 9 18,75 14 10 11,50 9 2 8,50 13 7 11,25 57 28 50,00 269,355 5 20 20 20 91

21 69 RABİA ÇAKIR 10A 21 8 19,00 15 9 12,75 8 5 6,75 14 4 13,00 58 26 51,50 269,083 6 21 21 21 94

22 86 ZİHNİ CENGİZ 10B 20 9 17,75 19 10 16,50 8 12 5,00 17 7 15,25 64 38 54,50 268,770 16 22 22 22 95

23 46 SEVDE DEMİR 10A 23 7 21,25 10 10 7,50 7 8 5,00 17 6 15,50 57 31 49,25 265,938 7 23 23 23 105

24 105 EMİNE FATMA ÖZDEMİR10B 18 11 15,25 17 12 14,00 9 3 8,25 17 11 14,25 61 37 51,75 265,858 17 24 24 24 108

25 210 MERYEM BÜYÜKÖZ 10A 23 7 21,25 11 9 8,75 9 5 7,75 11 8 9,00 54 29 46,75 265,325 8 25 25 25 110

26 70 HATİCENUR SAYER 10A 22 7 20,25 19 0 19,00 4 5 2,75 13 5 11,75 58 17 53,75 265,308 9 26 26 26 111

27 39 ÖZGE DÜLÜKLÜOĞULLARI10A 26 3 25,25 15 8 13,00 13 4 12,00 54 15 50,25 262,063 10 27 27 27 117

28 56 AHMET KAYRA ÜRÜN 10A 23 3 22,25 12 5 10,75 5 2 4,50 12 8 10,00 52 18 47,50 260,913 11 28 28 28 122

29 44 FURKAN MERCAN 10A 22 8 20,00 9 9 6,75 6 2 5,50 17 10 14,50 54 29 46,75 259,035 12 29 29 29 126

30 0 GÜL BÖREKÇİ 10A 23 6 21,50 15 11 12,25 2 5 0,75 18 8 16,00 58 30 50,50 258,048 13 30 30 30 128

31 651 DİLA ÖZBULUT 10B 20 10 17,50 14 11 11,25 7 12 4,00 19 6 17,50 60 39 50,25 257,975 18 31 31 31 129

32 29 AZRA DÖNE ÜNLER 10A 24 5 22,75 15 11 12,25 3 2 2,50 12 6 10,50 54 24 48,00 257,973 14 32 32 32 130

33 148 OSMAN    ÇOBAN 10B 20 8 18,00 14 11 11,25 4 1 3,75 18 5 16,75 56 25 49,75 257,080 19 33 33 33 133

34 40 ÖZGE DANA 10A 24 5 22,75 13 8 11,00 6 6 4,50 10 12 7,00 53 31 45,25 256,173 15 34 34 34 135

35 118 TURANCİLDAN 10B 18 11 15,25 11 16 7,00 8 3 7,25 20 9 17,75 57 39 47,25 255,643 20 35 35 35 138

36 49 MİRAÇA DURMAZ 10A 23 7 21,25 12 12 9,00 7 10 4,50 11 9 8,75 53 38 43,50 250,105 16 36 36 36 153

37 57 KEREM YILDIZ 10A 19 11 16,25 15 12 12,00 3 4 2,00 21 7 19,25 58 34 49,50 249,215 17 37 37 37 156

38 66 10A 21 9 18,75 14 13 10,75 4 4 3,00 15 10 12,50 54 36 45,00 245,328 18 38 38 38 167

39 151 MERVE NUR ÇAPAR 10B 22 6 20,50 14 12 11,00 5 2 4,50 8 7 6,25 49 27 42,25 244,863 21 39 39 39 168

40 4 MELİSA ÖĞÜT 10A 19 11 16,25 14 8 12,00 9 4 8,00 7 6 5,50 49 29 41,75 243,428 19 40 40 40 170

41 681 AZRA YALÇIN 10B 19 11 16,25 15 10 12,50 5 9 2,75 16 7 14,25 55 37 45,75 241,463 22 41 41 41 173

42 23 YAĞMUR ALEMDAR 10A 22 7 20,25 10 8 8,00 5 9 2,75 12 5 10,75 49 29 41,75 240,638 20 42 42 42 176

43 72 AYFER ERBİL 10A 21 9 18,75 12 15 8,25 4 6 2,50 16 10 13,50 53 40 43,00 240,403 21 43 43 43 177

44 132 MIST K ELA 10B 19 8 17,00 16 14 12,50 4 8 2,00 16 9 13,75 55 39 45,25 239,908 23 44 44 44 179

45 18 BETÜL KARAYILAN 10A 22 7 20,25 11 12 8,00 3 6 1,50 14 9 11,75 50 34 41,50 237,275 22 45 45 45 193

46 0 SAJA ALHAMOUD 10B 18 8 16,00 10 10 7,50 8 1 7,75 9 6 7,50 45 25 38,75 237,023 24 46 46 46 194

47 131 TAYLAN GÜN 10B 21 8 19,00 20 10 17,50 10 10 7,50 51 28 44,00 233,815 25 47 47 47 204

48 6 HANİFİ CAN BAKIR 10A 21 9 18,75 14 9 11,75 2 1 1,75 10 7 8,25 47 26 40,50 231,123 23 48 48 48 220
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP GAZIANTEP MERKEZBİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05 71 71 71 951

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,1 10,7 11,46 9,8 11,0 7,00 3,9 5,7 2,45 9,6 8,9 7,33 37,3 36,3 28,24 195,220

Okul Ortalaması 20,5 8,1 18,50 13,4 10,8 10,67 6,5 6,2 4,99 12,9 8,6 10,78 53,4 33,7 44,94 248,100

KATILIMLAR

49 165 ESMA KARAKUŞ 10B 20 9 17,75 12 11 9,25 3 1 2,75 12 9 9,75 47 30 39,50 230,188 26 49 49 49 223

50 0 ŞÜKRİYE YILMAZ 10A 18 9 15,75 7 11 4,25 5 4 4,00 15 8 13,00 45 32 37,00 225,443 24 50 50 50 248

51 153 YAĞMUR BULMUŞ 10B 21 9 18,75 15 13 11,75 3 11 0,25 10 7 8,25 49 40 39,00 224,148 27 51 51 51 254

52 159 EYLÜL NUR YALÇIN 10B 19 11 16,25 15 15 11,25 5 6 3,50 9 13 5,75 48 45 36,75 221,600 28 52 52 52 265

53 55 MUSTAFA SOYUDOĞAN 10A 18 9 15,75 15 12 12,00 4 5 2,75 10 11 7,25 47 37 37,75 221,198 25 53 53 53 266

54 27 MEHMET KURT 10A 19 9 16,75 7 7 5,25 6 6 4,50 11 14 7,50 43 36 34,00 220,523 26 54 54 54 268

55 902 YAREN YILDIRIM 10A 20 8 18,00 12 6 10,50 4 7 2,25 8 13 4,75 44 34 35,50 219,190 27 55 55 55 277

56 134 YÜCELER B ŞRA 10B 18 10 15,50 11 14 7,50 6 4 5,00 7 8 5,00 42 36 33,00 216,005 29 56 56 56 290

57 30 SALİH ÇATAL 10A 17 12 14,00 11 11 8,25 5 6 3,50 11 9 8,75 44 38 34,50 213,418 28 57 57 57 300

58 0 ELİF BUYURAN 10B 17 12 14,00 9 11 6,25 3 8 1,00 16 7 14,25 45 38 35,50 211,228 30 58 58 58 313

59 7 ÖZGE ASLAN 10A 20 7 18,25 15 4 14,00 2 3 1,25 37 14 33,50 211,025 29 59 59 59 315

60 76 ABD ALİ 10B 23 5 21,75 7 23 1,25 8 22 2,50 7 21 1,75 45 71 27,25 210,105 31 60 60 60 322

61 179 MELİKE NUR YİĞİT 10A 22 8 20,00 8 12 5,00 2 5 0,75 6 6 4,50 38 31 30,25 208,913 30 61 61 61 329

62 15 ABDULLAH GÜNEŞLEN 10A 19 11 16,25 5 10 2,50 7 7 5,25 8 18 3,50 39 46 27,50 206,550 31 62 62 62 341

63 209 NİSA YAŞA 10 18 12 15,00 8 14 4,50 3 1 2,75 9 7 7,25 38 34 29,50 202,890 1 63 63 63 360

64 176 ALİ BERAT UTKUN 10B 17 12 14,00 14 14 10,50 3 6 1,50 8 11 5,25 42 43 31,25 200,088 32 64 64 64 379

65 90 AYŞE KIZIKOĞLU 10B 20 10 17,50 6 15 2,25 1 3 0,25 8 5 6,75 35 33 26,75 196,020 33 65 65 65 404

66 0 ELİF 10A 17 10 14,50 9 8 7,00 4 7 2,25 5 11 2,25 35 36 26,00 191,260 32 66 66 66 430

67 47 NURAY KÖROĞLU 10A 17 9 14,75 9 14 5,50 3 7 1,25 6 14 2,50 35 44 24,00 185,245 33 67 67 67 458

68 0 BAYRAM İNCİ 10A 13 12 10,00 15 6 13,50 4 7 2,25 5 12 2,00 37 37 27,75 184,833 34 68 68 68 460

69 67 SALİH ADIYAM* 10A 22 7 20,25 3 21 -2,25 4 17 -0,25 6 18 1,50 35 63 19,25 183,320 35 69 69 69 470

70 905 ALİ ÜLGEN 10A 6 9 3,75 8 8 6,00 2 4 1,00 8 1 7,75 24 22 18,50 151,645 36 70 70 70 659

71 1007 MEHMETKAANGÖRENOĞLU10B 9 16 5,00 6 13 2,75 1 20 -4,00 3 11 0,25 19 60 4,00 108,718 34 71 71 71 846
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SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YAŞA 209 10

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,890 195,220 1 63 63 63 360

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 1 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 15,00 18,50 11,46

Tarih 17 5 9 2,75 16 2,75 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 5 1,75 13 1,75 3,39 2,77

Sosyal 30 8 14 4,50 15 4,50 10,67 7,00

Matematik 30 3 1 2,75 9 2,75 4,99 2,45

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,50 3,22 1,53

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,25 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,50 3,95 3,02

Fen 30 9 7 7,25 24 7,25 10,78 7,33

Toplam: 120 38 34 29,50 25 29,50 44,64 27,17

Türkçe AbcabEbCECdeBEDDcaEEaCAbBDADeA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal caaEec bBeAcE c CbceD    eEd B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   c            D C       E    

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen E   eDeA   AcCbAd B E    b D d

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 8 14 27

Tarih 17 5 9 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 3 5 23

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Su 4 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 3 1 10

Matematik 30 3 1 10

Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 1 11
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0
Polinomlar 2 1 0 50

Fen 30 9 7 30

Fizik 10 3 2 30

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
66 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,328 195,220 18 38 38 38 167

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 7 8,25 49 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 6 2,50 19 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 14 13 10,75 36 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 4 3,00 10 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,89 3,95 3,02

Fen 30 15 10 12,50 42 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 54 36 45,00 38 41,49 44,64 27,17

Türkçe AdAaDEAbcCacBEbDEBEEaCACBDADeA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aeBEdDBbBCAcEBaCaa cDC  dccAdB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik      e       B D bDb     c D  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen   BAbbC eacAdCEbbDBBEB d DCcAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 14 13 47

Tarih 17 10 7 59

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 6 31

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 0 3 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 1 25
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 4 4 13

Matematik 30 4 4 13

Çarpanlara Ayırma 4 1 2 25
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 2 11
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 0 25
Polinomlar 2 1 0 50

Fen 30 15 10 50

Fizik 10 3 4 30

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÜNEŞLEN 15 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,550 195,220 31 62 62 62 341

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 4 8 2,00 12 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 1 2 0,50 4 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 5 10 2,50 8 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 7 7 5,25 18 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,89 3,95 3,02

Fen 30 8 18 3,50 12 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 39 46 27,50 23 41,49 44,64 27,17

Türkçe DEadEBCAeBDeDCAbCdcDEACcCcedED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal d  e BD cDaEdaab    a   C    a

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik DbCDCbA   b            ad BdBc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CAeacaccdbcaeB bEdEdD eAbdBb  

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 5 10 17

Tarih 17 4 8 24

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 0 2 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 1 2 8

Su 3 0 0 0
Toprak 3 0 0 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 7 7 23

Matematik 30 7 7 23

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 2 0
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 2 50

Fen 30 8 18 27

Fizik 10 2 8 20

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 3 6 30

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYRA ÜRÜN 56 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,913 195,220 11 28 28 28 122

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 3 22,25 74 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 7 2 6,50 38 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 3 4,25 33 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 12 5 10,75 36 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 5 2 4,50 15 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,89 3,95 3,02

Fen 30 12 8 10,00 33 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 52 18 47,50 40 41,49 44,64 27,17

Türkçe DEaEEBCA  DAD AAC BDEACECccBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCA  BD  c   DBb  A EA cab BD 

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik DbCDCbA                       

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CA a  BA be BB bd E DCa EcB Cd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 3 77

Türkçe 30 23 3 77

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 12 5 40

Tarih 17 7 2 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 0 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 2 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 5 3 38

Su 3 1 0 33
Toprak 3 2 0 67
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 5 2 17

Matematik 30 5 2 17

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 1 0
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 12 8 40

Fizik 10 4 2 40

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 3 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÜLGEN 905 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,645 195,220 36 70 70 70 659

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 7 4 6,00 35 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 1 4 0,00 0 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 8 8 6,00 20 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 2 4 1,00 3 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 3,89 3,95 3,02

Fen 30 8 1 7,75 26 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 24 22 18,50 15 41,49 44,64 27,17

Türkçe ecdabc      DC Ad a EA   c  E 

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal ea A B  dDdE DBE   eE dc  c   

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik      D    a D  c      a    b  

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen  b  ECBA      DA C  D         

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 6 9 20

Türkçe 30 6 9 20

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümlede Anlam 3 0 3 0
Paragraf 9 1 1 11
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 0 50
Destan 2 0 0 0
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50

Sosyal 30 8 8 27

Tarih 17 7 4 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 1 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 2 57
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 1 4 8

Su 3 0 1 0
Toprak 3 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 2 4 7

Matematik 30 2 4 7

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 1 22
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 0 1 0

Fen 30 8 1 27

Fizik 10 4 1 40

Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 1 0 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 3 0 30

Karışımlar 3 1 0 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYFER ERBİL 72 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,403 195,220 21 43 43 43 177

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 8 9 5,75 34 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 6 2,50 19 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 12 15 8,25 28 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 6 2,50 8 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,89 3,95 3,02

Fen 30 16 10 13,50 45 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 53 40 43,00 36 41,49 44,64 27,17

Türkçe DEBEEcbAdeDADCAACABcEbCECcceED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal eCAAEBDeaeaEAecca A cAdBab Bee

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik D bD      b D e  d  e       Bc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen bAaeb dACDbDBB AdCEdDCeAEbB C 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50

Sosyal 30 12 15 40

Tarih 17 8 9 47

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 6 31

Su 3 1 1 33
Toprak 3 2 0 67
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 4 6 13

Matematik 30 4 6 13

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 4 11
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 1 25

Fen 30 16 10 53

Fizik 10 4 5 40

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DÖNE ÜNLER 29 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,973 195,220 14 32 32 32 130

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 6 8,50 50 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 5 3,75 29 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 11 12,25 41 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 3 2 2,50 8 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,89 3,95 3,02

Fen 30 12 6 10,50 35 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 54 24 48,00 40 41,49 44,64 27,17

Türkçe bEaEEBCAC DADaAACABDEACECaDdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAEBDbcDadbDa EeA bACcCDcc  

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik D  D     Cd               d   

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen C  Bd BeCDe    A aE D  AbEBaC 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 15 11 50

Tarih 17 10 6 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Su 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 5 5 38

Su 3 2 1 67
Toprak 3 1 1 33
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 3 2 10

Matematik 30 3 2 10

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 1 11
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 1 0

Fen 30 12 6 40

Fizik 10 5 2 50

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 2 2 20

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM İNCİ 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,833 195,220 34 68 68 68 460

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 11 4 10,00 59 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 2 3,50 27 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 6 13,50 45 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 7 2,25 8 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 3,89 3,95 3,02

Fen 30 5 12 2,00 7 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 37 37 27,75 23 41,49 44,64 27,17

Türkçe AC Be AdbCceBcbDaeE aCA  bADCd

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal dDaEADBEBb AEBe C D De  e  A B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik      a   d edB  aeD  A C   a  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen caBAabaceacA  E   eBd a       

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 4 5 44
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 1 0

Sosyal 30 15 6 50

Tarih 17 11 4 65

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 4 2 31

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 0 25
Kayaçlar 1 0 0 0

Matematik 30 4 7 13

Matematik 30 4 7 13

Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
Karmaşık Sayılar 7 2 0 29
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 2 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 2 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 5 12 17

Fizik 10 2 8 20

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 1 0 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 0 2 0

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAYILAN 18 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,275 195,220 22 45 45 45 193

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 9 8 7,00 41 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 4 1,00 8 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 11 12 8,00 27 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 3 6 1,50 5 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,89 3,95 3,02

Fen 30 14 9 11,75 39 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 50 34 41,50 35 41,49 44,64 27,17

Türkçe cCABaEACcC aBEDDEeEEcbACBDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aeaEADcceCAAEBDea    ea   cAdB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   d     e    BcD b       b D e

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen b dA DCAae AdCEdbDBBb  C DCc E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 3 56
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 11 12 37

Tarih 17 9 8 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 2 4 15

Bitki 3 1 0 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 3 6 10

Matematik 30 3 6 10

Çarpanlara Ayırma 4 0 1 0
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 3 11
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 1 25
Polinomlar 2 1 0 50

Fen 30 14 9 47

Fizik 10 4 4 40

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ABAK 81 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,355 195,220 5 20 20 20 91

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 9 6 7,50 44 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 4 4,00 31 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 14 10 11,50 38 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 9 2 8,50 28 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,89 3,95 3,02

Fen 30 13 7 11,25 38 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 57 28 50,00 42 41,49 44,64 27,17

Türkçe ACbBDbACEbceBcDDcaEEBCACaDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal  DaEeDB BCAcbBDda ecD a  cEACB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A A   E        b CD    aCE D B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen       Cce DAcbEAeD BbB CCD DeE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 14 10 47

Tarih 17 9 6 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 2 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 4 38

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Su 4 2 1 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 9 2 30

Matematik 30 9 2 30

Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 0 67
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 13 7 43

Fizik 10 1 2 10

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 2 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL ERİM 5 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,238 195,220 3 16 16 16 74

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 8 8 6,00 35 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 4 4,00 31 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 13 12 10,00 33 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 11 1 10,75 36 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,89 3,95 3,02

Fen 30 14 7 12,25 41 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 59 29 51,75 43 41,49 44,64 27,17

Türkçe DcaEEBCACaDADCAACbBDbACEbceBcD

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAccBDC DabeDedb   Ed BCceBDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik DCCD    aCE D BA A   E        

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CcD       eDBBDAcbEbD DeEbB CC

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 13 12 43

Tarih 17 8 8 47

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 3 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 4 38

Su 3 0 1 0
Toprak 3 1 0 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 11 1 37

Matematik 30 11 1 37

Polinomlar 2 2 0 100
Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 0 67
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 14 7 47

Fizik 10 2 1 20

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 0 0 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 6 4 60

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 2 60

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,260 195,220 32 66 66 66 430

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 5 4 4,00 24 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 4 3,00 23 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 9 8 7,00 23 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 7 2,25 8 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 3,89 3,95 3,02

Fen 30 5 11 2,25 8 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 35 36 26,00 22 41,49 44,64 27,17

Türkçe eCABeccCbCB dEDccBEEcCA eD DCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDaccD       BD CbD Da  AeEc  

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A  cEeEba  e         d  d  D  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen cbabd C ba A  b     EB b cC  a

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 0 1 0
Fiilimsi 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 6 2 67
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 9 8 30

Tarih 17 5 4 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 4 4 31

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 1 1 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 4 7 13

Matematik 30 4 7 13

Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 2 33
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 0 1 0
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 5 11 17

Fizik 10 1 7 10

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 1 10

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILMAZ 80 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,760 195,220 4 18 18 18 83

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 13 4 12,00 71 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 5 4,75 37 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 19 9 16,75 56 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 7 7 5,25 18 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 7 3 6,25 63 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,89 3,95 3,02

Fen 30 14 12 11,00 37 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 63 35 54,25 45 41,49 44,64 27,17

Türkçe ACABcEACEaBDdEDeEcEEcCAeBDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal dDaEADBdBCbAEBDCCDDBDaa beEA a

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  B A     dDB B    Dbb cdaE   c

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EaBbdaeeeaDbbaEAADBBbB   D DAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 19 9 63

Tarih 17 13 4 76

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 6 5 46

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 1 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 7 7 23

Matematik 30 7 7 23

Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 3 11
Çokgenler 4 1 1 25
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 14 12 47

Fizik 10 2 8 20

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 7 3 70

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN MERCAN 44 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,035 195,220 12 29 29 29 126

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 6 6 4,50 26 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 3 2,25 17 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 9 9 6,75 23 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 6 2 5,50 18 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 3,89 3,95 3,02

Fen 30 17 10 14,50 48 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 54 29 46,75 39 41,49 44,64 27,17

Türkçe dCAaDEACECceBEDDcaEaBCACcDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDaE bBcBb e B  C   Daa  Da  B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik              B DbCDCbA        

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen cCBAaDC Dc badEbeaBBEBbC DCDAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 9 9 30

Tarih 17 6 6 35

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 2 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 3 3 23

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 1 0 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 6 2 20

Matematik 30 6 2 20

Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 1 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 0 25
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 17 10 57

Fizik 10 6 3 60

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 3 6 30

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 1 80

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BÖREKÇİ 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,048 195,220 13 30 30 30 128

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 9 5 7,75 46 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 6 4,50 35 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 11 12,25 41 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 2 5 0,75 3 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 7 2 6,50 65 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 3,89 3,95 3,02

Fen 30 18 8 16,00 53 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 58 30 50,50 42 41,49 44,64 27,17

Türkçe ACABDEAeECBDdEDDcBEccCA eDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal EDaEccBcBdAA B  CDbcDCd AeEAba

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  e b      aBdBd               

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EdBAbbC eaDAcCEAb BBEBaC D DAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 11 50

Tarih 17 9 5 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 6 6 46

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 2 5 7

Matematik 30 2 5 7

Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 2 2 50
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 18 8 60

Fizik 10 4 5 40

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 7 2 70

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM SARI 78 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,750 195,220 2 15 15 15 71

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 12 3 11,25 66 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 4 6,00 46 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 19 7 17,25 58 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 8 7 6,25 21 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 7 1 6,75 68 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,89 3,95 3,02

Fen 30 14 10 11,50 38 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 64 29 56,75 47 41,49 44,64 27,17

Türkçe eEaEEcbAe DADC ACABDEACECBDBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BC AEBD EDaEADBda beEA aCDDBDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik b aDb AcCaE   e   A     dDB B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eeeaEaBbdaADBBD b EAD DAEbB   

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 1 89
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 19 7 63

Tarih 17 12 3 71

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 0 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 7 4 54

Su 3 1 0 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 8 7 27

Matematik 30 8 7 27

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 1 2 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 2 11
Karmaşık Sayılar 7 3 1 43
Çokgenler 4 1 1 25
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 14 10 47

Fizik 10 2 8 20

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 7 1 70

Karışımlar 3 2 0 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 0 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFİ CAN BAKIR 6 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,123 195,220 23 48 48 48 220

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 6 8,50 50 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 3 3,25 25 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 14 9 11,75 39 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 2 1 1,75 6 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 3,89 3,95 3,02

Fen 30 10 7 8,25 28 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 47 26 40,50 34 41,49 44,64 27,17

Türkçe bdaEEcCACeDbDCAACdBDEACECccBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BC AadDCEDabADBda   EA eC cB a

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik   CD     b                    

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen b bB      e    AE EcD aAbcBECC

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 14 9 47

Tarih 17 10 6 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 3 31

Su 3 1 0 33
Toprak 3 1 0 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 2 1 7

Matematik 30 2 1 7

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 1 0
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 10 7 33

Fizik 10 1 2 10

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 0 33
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 3 2 30

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 2 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR SAYER 70 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,308 195,220 9 26 26 26 111

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 11 0 11,00 65 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 8 0 8,00 62 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 19 0 19,00 63 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 5 2,75 9 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 3,89 3,95 3,02

Fen 30 13 5 11,75 39 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 58 17 53,75 45 41,49 44,64 27,17

Türkçe DcaEEcCA eDADbAACABDEACECdeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal B  AEBD  D EAD EE  DEA B  DBDC

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik  CeD            e b      aB Bd

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen C ba  BA  b  B AdCEAD  AEEBd  

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 19 0 63

Tarih 17 11 0 65

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 0 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 0 71
Su 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 8 0 62

Su 3 1 0 33
Toprak 3 2 0 67
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Matematik 30 4 5 13

Matematik 30 4 5 13

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 0 0
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 2 1 50

Fen 30 13 5 43

Fizik 10 3 2 30

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 5 2 50

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 1 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ASSÜT 22 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,738 195,220 1 10 10 10 57

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 4 25,00 83 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 7 8,25 49 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 10 3 9,25 71 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 20 10 17,50 58 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 6 4 5,00 17 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 3,89 3,95 3,02

Fen 30 15 13 11,75 39 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 67 31 59,25 49 41,49 44,64 27,17

Türkçe DbBEEcCACeDADCAACABDEACECBDdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal eCAcEBDCdDadADBbaCADbACBaDbBDC

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik b dDC     E   dAcA   E        

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen aAeB aBA bdDBBeAdCbADdDAEcBbdd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 4 87

Türkçe 30 26 4 87

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 1 89
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 17 10 7 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 10 3 77

Su 3 3 0 100
Toprak 3 3 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Matematik 30 6 4 20

Matematik 30 6 4 20

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 1 33
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 15 13 50

Fizik 10 4 4 40

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 0 67
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 5 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 2 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YILDIZ 57 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,215 195,220 17 37 37 37 156

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 5 8,75 51 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 7 3,25 25 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 12 12,00 40 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 3 4 2,00 7 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 3,89 3,95 3,02

Fen 30 21 7 19,25 64 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 58 34 49,50 41 41,49 44,64 27,17

Türkçe aEaEccCACeDbaCAACdaDEACECcDdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal ebAA BD dDdEADBbE beEACBbbbcDb

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik                   A    ed BdBc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen C DeECBAabb aBDAbCEADbDAEEBECC

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 15 12 50

Tarih 17 10 5 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 5 7 38

Su 3 2 0 67
Toprak 3 0 3 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 3 4 10

Matematik 30 3 4 10

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 0 0
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 2 50

Fen 30 21 7 70

Fizik 10 6 3 60

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 9 1 90

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 2 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KURT 27 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,523 195,220 26 54 54 54 268

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 5 5 3,75 22 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 2 1,50 12 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 7 7 5,25 18 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 6 6 4,50 15 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 6 0,50 5 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,89 3,95 3,02

Fen 30 11 14 7,50 25 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 43 36 34,00 28 41,49 44,64 27,17

Türkçe cC B EACECcDdcDDEaEcBCAddDeDCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDaE b d C e B  C   Da    a  B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik c       a    BcDbCDCbA   b    

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen cCBAabCAaa badEdeaB cBbC D D a

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 9 63

Türkçe 30 19 9 63

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 7 7 23

Tarih 17 5 5 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 1 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 2 2 15

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 0 0 0
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 6 6 20

Matematik 30 6 6 20

Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 2 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 1 25
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 11 14 37

Fizik 10 5 5 50

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 2 6 20

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NUR YİĞİT 179 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,913 195,220 30 61 61 61 329

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 5 5 3,75 22 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 7 1,25 10 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 8 12 5,00 17 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 2 5 0,75 3 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 1 4 0,00 0 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 3,89 3,95 3,02

Fen 30 6 6 4,50 15 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 38 31 30,25 25 41,49 44,64 27,17

Türkçe DEBEEBbACcDADCAcCdabEbCECcDBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BC A dDCac  d  d  eeEe aCb aDb

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik           d       b d   E dcB 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen Cdaa    e e    b  E D D EE    

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50

Sosyal 30 8 12 27

Tarih 17 5 5 29

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 0 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 0 4 0
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 3 7 23

Su 3 0 1 0
Toprak 3 0 3 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 2 5 7

Matematik 30 2 5 7

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 2 0
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
Çokgenler 4 1 0 25
Dörtgenler 4 1 2 25

Fen 30 6 6 20

Fizik 10 1 4 10

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 0 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA ÖĞÜT 4 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,428 195,220 19 40 40 40 170

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 9 6 7,50 44 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 2 4,50 35 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 14 8 12,00 40 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 9 4 8,00 27 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 3 3,25 33 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 1 1,75 18 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 3,89 3,95 3,02

Fen 30 7 6 5,50 18 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 49 29 41,75 35 41,49 44,64 27,17

Türkçe eEacEcCAdcaADCAcCABcEACECceBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BdAAEBD cD EbDeba d EA BaD  D 

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik D  DC  c C d  eABAAc E        

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen C  dEbBAd d    A   A  ae  B   

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 14 8 47

Tarih 17 9 6 53

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 3 43
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 2 38

Su 3 1 0 33
Toprak 3 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 9 4 30

Matematik 30 9 4 30

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 2 33
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 7 6 23

Fizik 10 4 3 40

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 2 1 20

Karışımlar 3 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 2 10

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BÜYÜKÖZ 210 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,325 195,220 8 25 25 25 110

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 7 5 5,75 34 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 4 3,00 23 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 11 9 8,75 29 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 9 5 7,75 26 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 5 0,75 8 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 3,89 3,95 3,02

Fen 30 11 8 9,00 30 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 54 29 46,75 39 41,49 44,64 27,17

Türkçe DaacEcCACBDADbAACABDEACECceBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BC A dD EeaEcD d   eE CB bcdD 

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik D dDCb  C   D  A A  CE ed  b  

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen Cc  Edad bdDBB A  EAD Dba B   

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 11 9 37

Tarih 17 7 5 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 0 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 4 31

Su 3 1 0 33
Toprak 3 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 9 5 30

Matematik 30 9 5 30

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 1 44
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 0 1 0

Fen 30 11 8 37

Fizik 10 2 5 20

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 6 1 60

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 2 30

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇA DURMAZ 49 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,105 195,220 16 36 36 36 153

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 7 7 5,25 31 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 5 3,75 29 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 12 12 9,00 30 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 7 10 4,50 15 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 7 0,25 3 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 3,89 3,95 3,02

Fen 30 11 9 8,75 29 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 53 38 43,50 36 41,49 44,64 27,17

Türkçe eCABcEACECccBEDDcBEEcCACeDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal a aE cecBC AbdDCC acDC aeeEA B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A A  CE ececb ce eeC   C a D  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen ECBAbDC Da bcaEddaBd     D   E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 12 12 40

Tarih 17 7 7 41

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 4 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 5 5 38

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 3 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 1 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 7 10 23

Matematik 30 7 10 23

Çarpanlara Ayırma 4 2 2 50
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 1 44
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 0 3 0
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 11 9 37

Fizik 10 7 2 70

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 2 7 20

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 0 20

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SOYUDOĞAN 55 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,198 195,220 25 53 53 53 266

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 10 5 8,75 51 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 7 3,25 25 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 12 12,00 40 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 5 2,75 9 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 4 2,00 20 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 3,89 3,95 3,02

Fen 30 10 11 7,25 24 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 47 37 37,75 31 41,49 44,64 27,17

Türkçe DdeEEaCA  DADCdACbB EACEdaDdbD

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal Bb AEBe bDaEADBEaCd EdCBebDaaa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik       d C E       A     d cdBd

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen Cce dCBce e eacA  EADCe dE E  

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 0 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 15 12 50

Tarih 17 10 5 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 7 38

Su 3 2 1 67
Toprak 3 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 4 5 13

Matematik 30 4 5 13

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 0 11
Karmaşık Sayılar 7 2 1 29
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 3 25

Fen 30 10 11 33

Fizik 10 3 5 30

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 3 4 30

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY KÖROĞLU 47 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,245 195,220 33 67 67 67 458

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 5 8 3,00 18 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 6 2,50 19 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 9 14 5,50 18 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 3 7 1,25 4 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 3,89 3,95 3,02

Fen 30 6 14 2,50 8 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 35 44 24,00 20 41,49 44,64 27,17

Türkçe cCdBDEAbcCdcBEDaEBE BC b eADC 

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aeeEdD bBC c Ba eb dDC ab aAdB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik Acbd  b  d B   b dD           

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen ECdcebC ee A  bce   c  daD beE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 4 4 44
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 30 9 14 30

Tarih 17 5 8 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 1 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 6 31

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 3 7 10

Matematik 30 3 7 10

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 2 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 0 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 6 14 20

Fizik 10 3 6 30

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 0 2 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE ASLAN 7 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,025 195,220 29 59 59 59 315

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 7 18,25 61 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 6 1 5,75 34 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 9 3 8,25 63 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 4 14,00 47 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 2 3 1,25 4 3,79 4,99 2,45

Toplam: 120 37 14 33,50 28 41,49 44,64 27,17

Türkçe bC BDEACEC DBEDDEacEcbA eDADbA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal  D Ee  E     BD CbDBDC CbDEcCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  e b      aB B                

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 7 67

Türkçe 30 20 7 67

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 1 78
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 4 50

Tarih 17 6 1 35

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 1 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 9 3 69

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 2 1 67
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 2 1 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 2 3 7

Matematik 30 2 3 7

Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 0 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE DANA 40 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,173 195,220 15 34 34 34 135

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 11 4 10,00 59 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 4 1,00 8 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 13 8 11,00 37 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 6 6 4,50 15 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 3,89 3,95 3,02

Fen 30 10 12 7,00 23 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 53 31 45,25 38 41,49 44,64 27,17

Türkçe cCeaDEACECBeBEDDEBE BCACcDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDBEeDecBC A BDCC a DC  e a  a

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A  b CE  c dd d CdD  A        

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen bCdddc daB bc EAe  Bc EC DdD E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 8 1 89
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 13 8 43

Tarih 17 11 4 65

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 1 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 2 4 15

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 0 0 0
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 6 6 20

Matematik 30 6 6 20

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 0 22
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 0 3 0
Polinomlar 2 1 0 50

Fen 30 10 12 33

Fizik 10 2 7 20

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 2 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 2 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE DÜLÜKLÜOĞULLARI 39 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,063 195,220 10 27 27 27 117

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 26 3 25,25 84 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 13 3 12,25 72 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 5 0,75 6 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 8 13,00 43 9,95 10,67 7,00

Fizik 10 2 3 1,25 13 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 3,89 3,95 3,02

Fen 30 13 4 12,00 40 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 54 15 50,25 42 41,49 44,64 27,17

Türkçe AC BDEACECBDBEDDEaEEcCACcDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal EDaEADBdBCAAEBDe ceacC     A e

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Fen d BA  a  a A CEb   BEB C DCD E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 26 3 87

Türkçe 30 26 3 87

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 9 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 8 50

Tarih 17 13 3 76

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 2 5 15

Bitki 3 0 3 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 0 25
Kayaçlar 1 0 0 0

Fen 30 13 4 43

Fizik 10 2 3 20

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 1 40

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 2 0 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÇAKIR 69 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,083 195,220 6 21 21 21 94

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 9 6 7,50 44 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 3 5,25 40 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 15 9 12,75 43 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 8 5 6,75 23 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 5 2 4,50 45 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 5 1 4,75 48 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 3,89 3,95 3,02

Fen 30 14 4 13,00 43 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 58 26 51,50 43 41,49 44,64 27,17

Türkçe cCbBDEACEdccBEDD BEEcCACeDADbA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDaE cecBC AEdDCC a DC  eeEACB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A A  CE ed  b    eDC   Cb  D  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen ECB  DC be A  E dDBB B   D DbE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 9 50

Tarih 17 9 6 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 1 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 6 3 46

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 2 0 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 8 5 27

Matematik 30 8 5 27

Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 1 44
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 0 1 0
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 14 4 47

Fizik 10 5 2 50

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 5 1 50

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 1 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ADIYAM* 67 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,320 195,220 35 69 69 69 470

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 2 12 -1,00 -6 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 1 9 -1,25 -10 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 3 21 -2,25 -8 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 17 -0,25 -1 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 7 0,25 3 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,89 3,95 3,02

Fen 30 6 18 1,50 5 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 35 63 19,25 16 41,49 44,64 27,17

Türkçe AC BDEcCECacaEDDEBEEBdACcDcDCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal deadcb dc AbbdeC bDa eb ccdb a

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  cAecCE  d a Bbcdaedbc a  bc d

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen aCcedbbc  abE cdAbdcEab Ca  bE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 3 21 10

Tarih 17 2 12 12

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 0 7 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 2 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 1 9 8

Bitki 3 0 2 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 0 3 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 4 17 13

Matematik 30 4 17 13

Çarpanlara Ayırma 4 0 3 0
Karmaşık Sayılar 7 0 5 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 4 33
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 2 25
Polinomlar 2 0 2 0

Fen 30 6 18 20

Fizik 10 1 7 10

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 7 20

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 1 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÇATAL 30 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,418 195,220 28 57 57 57 300

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 6 7 4,25 25 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 4 4,00 31 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 11 11 8,25 28 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 5 6 3,50 12 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 3 5 1,75 18 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 3,89 3,95 3,02

Fen 30 11 9 8,75 29 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 44 38 34,50 29 41,49 44,64 27,17

Türkçe eEeE BCAaceADCAcCdabEbCECceBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BC A dDCacaE cec  eeEA BC c Db

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik   dD           A A  CE ececa  

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CdaaECBAbDdDB  bcaEdD   E     

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 0 2 0
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50

Sosyal 30 11 11 37

Tarih 17 6 7 35

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 1 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 5 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 5 4 38

Su 3 1 0 33
Toprak 3 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 5 6 17

Matematik 30 5 6 17

Polinomlar 2 0 0 0
Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 0 33
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 0 2 0

Fen 30 11 9 37

Fizik 10 6 4 60

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 3 5 30

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 0 20

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE DEMİR 46 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,938 195,220 7 23 23 23 105

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 6 5 4,75 28 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 5 2,75 21 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 10 10 7,50 25 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 7 8 5,00 17 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 8 1 7,75 78 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 3,89 3,95 3,02

Fen 30 17 6 15,50 52 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 57 31 49,25 41 41,49 44,64 27,17

Türkçe bCABcEACECcaBEDDcBEEcCACeDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDa cDe BC   BD abaBDa  AeEc  

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A A  CE ececb    eeC b C   D  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen ECBAbDC DB AEaEAA  BE  b bCDea

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 10 10 33

Tarih 17 6 5 35

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 3 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 1 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 5 31

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 2 1 67
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 7 8 23

Matematik 30 7 8 23

Çarpanlara Ayırma 4 2 2 50
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 0 44
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 0 2 0
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 17 6 57

Fizik 10 8 1 80

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 6 1 60

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 4 30

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRİYE YILMAZ 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,443 195,220 24 50 50 50 248

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 7 7 5,25 31 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 0 4 -1,00 -8 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 7 11 4,25 14 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 5 4 4,00 13 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 3,89 3,95 3,02

Fen 30 15 8 13,00 43 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 45 32 37,00 31 41,49 44,64 27,17

Türkçe adBa BCAC DAaCAACd bEACcCcaBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal B  eEBaCaeBEdcBb  ded        a

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCCDC d   E         e c       

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CA dECBA beeB  A aEADCceEEB  d

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Paragraf 9 6 3 67
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 0 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 7 11 23

Tarih 17 7 7 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 1 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 0 4 0

Su 3 0 0 0
Toprak 3 0 2 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 0 0 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 5 4 17

Matematik 30 5 4 17

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 1 11
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 15 8 50

Fizik 10 6 2 60

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 4 3 40

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 3 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ALEMDAR 23 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,638 195,220 20 42 42 42 176

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 5 4 4,00 24 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 4 4,00 31 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 10 8 8,00 27 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 5 9 2,75 9 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 4 1 3,75 38 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 3,89 3,95 3,02

Fen 30 12 5 10,75 36 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 49 29 41,75 35 41,49 44,64 27,17

Türkçe AabBDEACECdDdEDDEdEEcbACBDADC 

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cD EcD dB    B  a c Db  AeEACa

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A Ae CE ececcBdb a            

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EdBA  C   bA  E   e EBbC D bAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 30 10 8 33

Tarih 17 5 4 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 3 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 0 0 0
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 4 38

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 1 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 2 0 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 5 9 17

Matematik 30 5 9 17

Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 0 33
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 1 3 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 12 5 40

Fizik 10 4 1 40

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 0 33
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 1 0 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 6 2 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YILDIRIM 902 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,190 195,220 27 55 55 55 277

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 36 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 18,62 18,50 11,46

Tarih 17 8 5 6,75 40 6,69 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 1 3,75 29 3,26 3,39 2,77

Sosyal 30 12 6 10,50 35 9,95 10,67 7,00

Matematik 30 4 7 2,25 8 3,79 4,99 2,45

Fizik 10 3 4 2,00 20 2,49 3,22 1,53

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 3,12 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 3,89 3,95 3,02

Fen 30 8 13 4,75 16 9,50 10,78 7,33

Toplam: 120 44 34 35,50 30 41,49 44,64 27,17

Türkçe DaeEEcCACBDA  bAabBDEACECdDdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAA  a cDaEcDBd      CB D  Db

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik b                Ae CE ececcB 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen e a EdBd D  e bAaaddD bAE dbC 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 0 1 0
Şiir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 12 6 40

Tarih 17 8 5 47

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 0 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 1 0
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 1 31

Su 3 1 0 33
Toprak 3 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Bitki 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 4 7 13

Matematik 30 4 7 13

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 0 33
Karmaşık Sayılar 7 0 1 0
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 1 2 25

Fen 30 8 13 27

Fizik 10 3 4 30

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 1 6 10

Karışımlar 3 0 2 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ABD ALİ 76 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,105 195,220 31 60 60 60 322

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 4 13 0,75 4 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 10 0,50 4 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 7 23 1,25 4 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 8 22 2,50 8 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 7 1,25 13 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 4,07 3,95 3,02

Fen 30 7 21 1,75 6 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 45 71 27,25 23 48,43 44,64 27,17

Türkçe DcaEEBCA  DADCAACABDEACECBedcD

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal eCAAbdcabbddAaebcbdbEAedbcDaba

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik DabDbadAdadebAcAddbdacDBdaBdae

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen dAcBEac ebdaBeDAbdbdad cbEcdea

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Yazım Kuralları 2 0 0 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 7 23 23

Tarih 17 4 13 24

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 3 0
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 3 10 23

Su 3 1 2 33
Toprak 3 0 3 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 0 3 0
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 8 22 27

Matematik 30 8 22 27

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 2 2 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 9 0
Karmaşık Sayılar 7 2 5 29
Çokgenler 4 2 2 50
Dörtgenler 4 1 3 25

Fen 30 7 21 23

Fizik 10 3 6 30

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Karışımlar 3 0 3 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 8 10

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BERAT UTKUN 176 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,088 195,220 32 64 64 64 379

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 9 7 7,25 43 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 7 3,25 25 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 14 14 10,50 35 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 3 6 1,50 5 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 1 4 0,00 0 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 4,07 3,95 3,02

Fen 30 8 11 5,25 18 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 42 43 31,25 26 48,43 44,64 27,17

Türkçe cCbBcEACEddbdEDD eEEcCAeaDADbA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDaEAceEeCAbEBD eab DCbdceEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   Ae a       Bec  D  d  a     

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen b  e  b Dd b  dAb BBEB C baeeE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 14 14 47

Tarih 17 9 7 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 7 38

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 3 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 3 6 10

Matematik 30 3 6 10

Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 2 11
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 1 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 8 11 27

Fizik 10 1 4 10

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 3 3 30

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 0 2 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 4 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DALYAN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,218 195,220 2 2 2 2 15

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 3 24,25 81 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 16 0 16,00 94 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 0 4,00 31 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 20 0 20,00 67 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 15 6 13,50 45 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 0 0 0,00 0 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 8 0 8,00 80 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 0 5,00 50 4,07 3,95 3,02

Fen 30 13 0 13,00 43 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 73 9 70,75 59 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABDEACbCaeBEDDEBEEBCA  DADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal EDBEADBEBCAAEBDC    D   A E  B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik AB   eE e  B B DbeDCDdACCEdD B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen           DAE EAA BB B C D D E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 3 83

Türkçe 30 25 3 83

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 20 0 67

Tarih 17 16 0 94

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 7 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 0 31

Bitki 3 2 0 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 1 0 33
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Su 4 0 0 0
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 15 6 50

Matematik 30 15 6 50

Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
Karmaşık Sayılar 7 3 2 43
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 1 67
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 13 0 43

Fizik 10 0 0 0

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 8 0 80

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 2 0 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 0 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KIZIKOĞLU 90 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,020 195,220 33 65 65 65 404

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 4 11 1,25 7 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 4 1,00 8 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 6 15 2,25 8 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 1 3 0,25 1 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 1 1 0,75 8 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 4,07 3,95 3,02

Fen 30 8 5 6,75 23 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 35 33 26,75 22 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACbaDEACcbdedEDDEaEEBCAbBDADeA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal ceacdDBdceAeaa  Ccc b     c CB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   c            e d       E    

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen E   e      AcCbAd B EB   D   b

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 4 5 44
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 6 15 20

Tarih 17 4 11 24

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 3 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 0 1 0
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 2 4 15

Bitki 3 1 2 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Su 4 1 0 25
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 1 3 3

Matematik 30 1 3 3

Çarpanlara Ayırma 4 0 1 0
Karmaşık Sayılar 7 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 1 11
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 8 5 27

Fizik 10 1 1 10

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 1 30

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YALÇIN 681 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,463 195,220 22 41 41 41 173

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 9 5 7,75 46 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 5 4,75 37 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 15 10 12,50 42 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 5 9 2,75 9 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 3 2,25 23 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 7 14,25 48 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 55 37 45,75 38 48,43 44,64 27,17

Türkçe AedabEACcCBeBEDDcaEEcbACeDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDaEADcd CA cBD Ce BDCb eeEdCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  a ebC e E B B  a   e  b d D e

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen E BAeaCAeB AE Ebd e  B CCDbDAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 10 50

Tarih 17 9 5 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 6 5 46

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 5 9 17

Matematik 30 5 9 17

Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
Karmaşık Sayılar 7 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 4 22
Çokgenler 4 1 1 25
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 16 7 53

Fizik 10 6 3 60

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 1 70

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE YAĞCIOĞLU 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,303 195,220 10 11 11 11 61

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 13 4 12,00 71 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 9 1,75 13 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 17 13 13,75 46 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 12 7 10,25 34 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,07 3,95 3,02

Fen 30 19 9 16,75 56 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 68 38 58,50 49 48,43 44,64 27,17

Türkçe DcaaEBbACBDAaCAcC BeEACECaeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAEBDCaDBEccBEcdcbEeCBeccBaa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDC  cCCEdD BA    C D da c A

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CA BECBeCDeDdBcAEaEAD DeEEdaCd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 6 3 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 17 13 57

Tarih 17 13 4 76

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 9 31

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 12 7 40

Matematik 30 12 7 40

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 0 56
Karmaşık Sayılar 7 1 2 14
Çokgenler 4 1 2 25
Dörtgenler 4 1 1 25

Fen 30 19 9 63

Fizik 10 8 1 80

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA ÖZBULUT 651 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,975 195,220 18 31 31 31 129

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 6 7 4,25 25 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 8 4 7,00 54 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 7 12 4,00 13 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,07 3,95 3,02

Fen 30 19 6 17,50 58 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 60 39 50,25 42 48,43 44,64 27,17

Türkçe DcaEEcCAecDADeAbCAaDEACcCBeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal eCAecBD aDaE c  bCeeEA BCccBDC

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik  a D e cb d D B a ebeEe EcB Bc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CADBE BAead e DAECEbD DAEEB Ce

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 14 11 47

Tarih 17 6 7 35

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 3 29
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 8 4 62

Su 3 2 0 67
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Matematik 30 7 12 23

Matematik 30 7 12 23

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 4 33
Karmaşık Sayılar 7 0 4 0
Çokgenler 4 1 2 25
Dörtgenler 4 2 1 50

Fen 30 19 6 63

Fizik 10 7 2 70

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya 10 5 3 50

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 1 70

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZPOLAT 115 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,563 195,220 6 6 6 6 50

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 14 3 13,25 78 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 9 3 8,25 63 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 23 6 21,50 72 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 14 7 12,25 41 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,07 3,95 3,02

Fen 30 12 8 10,00 33 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 68 29 60,75 51 48,43 44,64 27,17

Türkçe DcBE cb C DADCAACeacEACECBedED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAEBDCaDaEADBEa AeEACBCaaBDC

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDC d CCEdD BABA  C  ed B Bc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eA B   eCDeDBBcAE EbD ab b   C

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Paragraf 9 5 3 56
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 23 6 77

Tarih 17 14 3 82

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 9 3 69

Su 3 2 0 67
Toprak 3 2 1 67
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Matematik 30 14 7 47

Matematik 30 14 7 47

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 0 67
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 1 50

Fen 30 12 8 40

Fizik 10 4 2 40

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUYURAN 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,228 195,220 30 58 58 58 313

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 5 7 3,25 19 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 4 3,00 23 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 9 11 6,25 21 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 3 8 1,00 3 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 7 14,25 48 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 45 38 35,50 30 48,43 44,64 27,17

Türkçe cC BbEACbCdedEDDdeaEcCAadDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal dcaE Dd e AeEBa  baBDa  c EA  

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik    d C    ad     dD   cb   bbB

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EdBAbDCAb  AECdbA B bB CdD D E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 9 11 30

Tarih 17 5 7 29

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 3 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 4 31

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 1 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 0 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 3 8 10

Matematik 30 3 8 10

Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
Karmaşık Sayılar 7 0 4 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 1 22
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 0 1 0
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 16 7 53

Fizik 10 6 3 60

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 5 2 50

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÜVEN 144 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,568 195,220 3 3 3 3 29

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 12 5 10,75 63 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 6 4,50 35 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 18 11 15,25 51 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 13 9 10,75 36 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 9 13,75 46 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 72 34 63,50 53 48,43 44,64 27,17

Türkçe cCABDEACECBDdEDbEBEEcCACcDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDaEADBEBeAeEBDCeabBDa CceEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik ABA  C  ed B BceCdDCbd CaEdD B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen    eCDeAeBcAE EbeDBBbBaC bCDAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 8 1 89
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 18 11 60

Tarih 17 12 5 71

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 6 6 46

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 2 1 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 13 9 43

Matematik 30 13 9 43

Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 2 56
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 1 50
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 16 9 53

Fizik 10 4 3 40

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 3 60

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 1 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE FATMA ÖZDEMİR 105 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,858 195,220 17 24 24 24 108

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 13 4 12,00 71 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 8 2,00 15 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 17 12 14,00 47 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 9 3 8,25 28 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 4,07 3,95 3,02

Fen 30 17 11 14,25 48 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 61 37 51,75 43 48,43 44,64 27,17

Türkçe cCABDEceECBDdEDDdBaEcbACcDcDe 

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal dDBEecBEBCAAEBDCeccBaa dceEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik      C       B e dDC   CCEdD B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EdBeCDeA BcAEaEAeDBBEBaCdb eeE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 0 0 0

Sosyal 30 17 12 57

Tarih 17 13 4 76

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 8 31

Bitki 3 1 2 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 9 3 30

Matematik 30 9 3 30

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 0 56
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 0 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 17 11 57

Fizik 10 6 3 60

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 7 3 70

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 5 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE BEYAZ 45 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,538 195,220 5 5 5 5 35

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 8 5 6,75 40 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 7 2,25 17 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 12 12 9,00 30 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 14 7 12,25 41 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 4,07 3,95 3,02

Fen 30 21 9 18,75 63 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 69 33 60,75 51 48,43 44,64 27,17

Türkçe DaaEEcCAe DADCAAC aDEACECB BED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCddEBD  DaEecB  dc EeCB ccBaa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDC d CCEdD BABA  C  ed B Bc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CAeBEdBACDeDdBcAEaEADCDdEEBaCd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 5 73

Türkçe 30 22 5 73

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 0 89
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 12 12 40

Tarih 17 8 5 47

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 3 29
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 7 31

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 1 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 14 7 47

Matematik 30 14 7 47

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 0 67
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 1 50

Fen 30 21 9 70

Fizik 10 8 2 80

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 3 0 100
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 3 70

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KARAKUŞ 165 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,188 195,220 26 49 49 49 223

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 6 8 4,00 24 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 3 5,25 40 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 12 11 9,25 31 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 3 1 2,75 9 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 1 4,75 48 4,07 3,95 3,02

Fen 30 12 9 9,75 33 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 47 30 39,50 33 48,43 44,64 27,17

Türkçe DEaEEcCAacDADC ACdBcEACECacdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal   AeEBDCbeabdDeb    E CBaDDcDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik b  D            BA            

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen e   E dedDe BBDAdaEbD DAa B C 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 6 3 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 12 11 40

Tarih 17 6 8 35

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 2 40
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 6 3 46

Su 3 1 0 33
Toprak 3 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 3 1 10

Matematik 30 3 1 10

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 0 11
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0

Fen 30 12 9 40

Fizik 10 2 4 20

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 1 50

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL NUR YALÇIN 159 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,600 195,220 28 52 52 52 265

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 10 7 8,25 49 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 8 3,00 23 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 15 15 11,25 38 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 5 6 3,50 12 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 2 5 0,75 8 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 4,07 3,95 3,02

Fen 30 9 13 5,75 19 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 48 45 36,75 31 48,43 44,64 27,17

Türkçe DdaEEcCAeaDADaAcCdBDEACECdcdED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal cCAdEBDCdDaEeDBdbdceEeCBeabcDC

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdD Dd  a       Ae a       B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen b Ddb Bea b BBcbd dAb eeEEB C 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 6 3 67
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 15 15 50

Tarih 17 10 7 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 5 8 38

Su 3 1 2 33
Toprak 3 0 3 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100

Matematik 30 5 6 17

Matematik 30 5 6 17

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 2 22
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 0 25

Fen 30 9 13 30

Fizik 10 2 5 20

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 0 3 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 3 5 30

Karışımlar 3 0 2 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 3 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ZEHRA TEKLER 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,135 195,220 12 13 13 13 68

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 7 9 4,75 28 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 4 5,00 38 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 13 13 9,75 33 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 12 9 9,75 33 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,07 3,95 3,02

Fen 30 17 8 15,00 50 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 64 37 54,75 46 48,43 44,64 27,17

Türkçe DdaEEcCAaeDADeAAC BDEACECBeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BeAcEBDedeaEecBb   eEdCBCbD Da

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDCbd CCEdD BABc  e  ed B B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eAeBE deCDb BB AdaEAD DAEEB Cd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 1 89
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 13 13 43

Tarih 17 7 9 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 6 4 46

Su 3 1 1 33
Toprak 3 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 12 9 40

Matematik 30 12 9 40

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 3 44
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 17 8 57

Fizik 10 5 4 50

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
İSA YILMAZ 130 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,625 195,220 13 14 14 14 69

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 14 3 13,25 78 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 7 4,25 33 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 7 6 5,50 18 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 5 3,75 38 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,07 3,95 3,02

Fen 30 17 9 14,75 49 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 67 32 59,00 49 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABDEbdECaDBEDDaaEbBbACBDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDBEccBEBCAAEBDCCDccDaadAeEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik A  bc E   DcbB e  DCDd        

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EaBeCDCA BcAEbEAeDdaEBa  D DdE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 7 77

Türkçe 30 23 7 77

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 6 3 67
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 17 14 3 82

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 6 7 46

Bitki 3 3 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 3 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 7 6 23

Matematik 30 7 6 23

Çarpanlara Ayırma 4 3 0 75
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 1 22
Çokgenler 4 1 0 25
Dörtgenler 4 1 2 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 17 9 57

Fizik 10 7 2 70

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 5 50

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 2 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA BABACAN 103 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,680 195,220 11 12 12 12 67

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 11 5 9,75 57 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 8 3,00 23 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 16 13 12,75 43 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 7 8 5,00 17 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,07 3,95 3,02

Fen 30 18 9 15,75 53 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 66 35 57,25 48 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABDEbCECaDBEDDaaEEBbACBDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDaaADBEBCAbEB aCbccDaadAeEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  a bc E   DcdB e  DaD   Cc   B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EeBACDeA BcAE EAeDdaEBaCdD DdE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 25 5 83

Türkçe 30 25 5 83

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 16 13 53

Tarih 17 11 5 65

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 5 8 38

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 3 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 7 8 23

Matematik 30 7 8 23

Çarpanlara Ayırma 4 1 1 25
Karmaşık Sayılar 7 0 2 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 2 44
Çokgenler 4 1 0 25
Dörtgenler 4 1 2 25
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 18 9 60

Fizik 10 7 2 70

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 3 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 5 4 50

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0

Biyoloji 10 6 3 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETKAANGÖRENOĞLU 1007 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,718 195,220 34 71 71 71 846

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 4 7 2,25 13 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 2 6 0,50 4 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 6 13 2,75 9 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 1 20 -4,00 -13 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 1 3 0,25 3 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 4,07 3,95 3,02

Fen 30 3 11 0,25 1 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 19 60 4,00 3 48,43 44,64 27,17

Türkçe A cBeEeCbacc EDc cEbeeA db aeA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal a c eDc a Ad a CC ee bcd aE C 

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik ec b edb ce  cba ee cb eede Ac

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen a db  a e c     ecB     CDe cb

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 0 1 0
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragraf 9 3 5 33
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 6 13 20

Tarih 17 4 7 24

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 3 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 1 2 20
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 1 1 33
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 2 6 15

Bitki 3 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 1 20 3

Matematik 30 1 20 3

Çarpanlara Ayırma 4 0 3 0
Karmaşık Sayılar 7 1 5 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 6 0
Çokgenler 4 0 3 0
Dörtgenler 4 0 2 0
Polinomlar 2 0 1 0

Fen 30 3 11 10

Fizik 10 0 5 0

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 0 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 3 20

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 1 0 50
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE EVİN 94 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
359,785 195,220 1 1 1 1 5

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 9 7 7,25 43 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 5 5,75 44 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 16 12 13,00 43 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 16 2 15,50 52 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 0 6,00 60 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 0 6,00 60 4,07 3,95 3,02

Fen 30 21 1 20,75 69 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 80 18 75,50 63 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABDEACECccBEDDEBEEcCACBDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal ccaE ccbBCAAEBDCaDcBDCd AeEcbB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik ABcA CE   DB B D dDCD  CCE   B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen   BACDC  BcAECEAADBBEB   D DAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 27 3 90

Türkçe 30 27 3 90

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 16 12 53

Tarih 17 9 7 53

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 5 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 7 5 54

Bitki 3 3 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 2 1 67
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 0 3 0
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 16 2 53

Matematik 30 16 2 53

Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
Karmaşık Sayılar 7 3 0 43
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 1 67
Çokgenler 4 1 0 25
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 1 0 50

Fen 30 21 1 70

Fizik 10 6 0 60

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 3 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 9 1 90

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 3 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 0 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR ÇAPAR 151 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,863 195,220 21 39 39 39 168

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 10 6 8,50 50 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 6 2,50 19 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 14 12 11,00 37 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 5 2 4,50 15 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 2 2 1,50 15 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 4,07 3,95 3,02

Fen 30 8 7 6,25 21 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 49 27 42,25 35 48,43 44,64 27,17

Türkçe cC BDEA ECdDBEDDEaEEBbAeBDADbA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal dDaEcDB cCAbcBDCCbacc  d eEACB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   A  e  e  B      D D  C      

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen   Bb  C  d bbCEbd    B   D DeE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 2 67
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 3 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 14 12 47

Tarih 17 10 6 59

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 3 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 4 6 31

Bitki 3 1 2 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 0 2 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Su 4 2 1 50
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 5 2 17

Matematik 30 5 2 17

Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 1 22
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 1 0 25
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 8 7 27

Fizik 10 2 2 20

Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 0 2 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 2 4 20

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 1 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MIST K ELA 132 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,908 195,220 23 44 44 44 179

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 10 7 8,25 49 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 7 4,25 33 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 16 14 12,50 42 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 4 8 2,00 7 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 4 6 2,50 25 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 9 13,75 46 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 55 39 45,25 38 48,43 44,64 27,17

Türkçe DaaEEcbAC DADCAACABDEbC  aDecD

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BdAAaBDaaDaaADBEadAeEeCBCcccDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik e  DC     b  d  a bc E  Ebc   

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CADBEaB CDeDdacAEbEbD  dEEBa  

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 3 4 33
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50

Sosyal 30 16 14 53

Tarih 17 10 7 59

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 6 7 46

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 4 8 13

Matematik 30 4 8 13

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 2 0 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 2 11
Karmaşık Sayılar 7 0 3 0
Çokgenler 4 1 1 25
Dörtgenler 4 0 1 0

Fen 30 16 9 53

Fizik 10 8 1 80

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 0 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 4 6 40

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA FISTIK 117 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,725 195,220 7 7 7 7 52

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 12 5 10,75 63 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 4 6,00 46 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 19 9 16,75 56 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 11 8 9,00 30 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 4,07 3,95 3,02

Fen 30 15 5 13,75 46 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 67 29 59,75 50 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABaEACECd BEDeEaEEcbACdDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal EDaEADedBdAbEBDCCD BeCc AeEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik   db CE eEbc B eCdDC   CCE  dB

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EeBA DCADBcA  EAdeBB     D  dE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 2 67
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 19 9 63

Tarih 17 12 5 71

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 2 3 40
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 7 4 54

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 2 1 67
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 11 8 37

Matematik 30 11 8 37

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 1 2 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 1 56
Çokgenler 4 1 2 25
Dörtgenler 4 1 1 25
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 15 5 50

Fizik 10 8 1 80

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 0 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 5 3 50

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 1 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 1 20

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ASLAN 110 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,493 195,220 15 19 19 19 85

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 13 3 12,25 72 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 9 1,75 13 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 17 12 14,00 47 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 9 3 8,25 28 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 7 3 6,25 63 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 10 13,50 45 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 62 35 53,25 44 48,43 44,64 27,17

Türkçe DEaaEcbAdcDcDdAcCABDEACECcDBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAEBDCdDBEecBE dceEeCBeacBaa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik e dDC   CCEdD B     C       B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eAbBEdBeCDeDBBcAEaEAb eeEEB   

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 10 67

Türkçe 30 20 10 67

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Paragraf 9 7 2 78
Yazım Kuralları 2 0 2 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 17 12 57

Tarih 17 13 3 76

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 9 31

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 9 3 30

Matematik 30 9 3 30

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 0 56
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 1 0 25

Fen 30 16 10 53

Fizik 10 6 4 60

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 7 3 70

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 3 30

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN    ÇOBAN 148 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,080 195,220 19 33 33 33 133

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 10 4 9,00 53 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 7 2,25 17 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 14 11 11,25 38 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 4 1 3,75 13 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 4,07 3,95 3,02

Fen 30 18 5 16,75 56 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 56 25 49,75 41 48,43 44,64 27,17

Türkçe cCdaDEACbCc BEDDEaE BCACeDADbA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal aDc ccB BCAAEBD Cc BDabdceEAb 

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik AB    d     EB                

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen ECBAaDCADcDbECEAb eBEB   D   E

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 6 2 67
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 2 0 67
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 14 11 47

Tarih 17 10 4 59

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 4 14
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 4 7 31

Bitki 3 1 1 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 3 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 4 1 13

Matematik 30 4 1 13

Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
Karmaşık Sayılar 7 1 0 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 0 1 0
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 2 0 50
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 18 5 60

Fizik 10 8 2 80

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 1 2 33
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 10 6 3 60

Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 2 1 67
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 0 40

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE YILDIZ 122 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,633 195,220 9 9 9 9 55

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 7 9 4,75 28 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 4 6,00 46 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 14 13 10,75 36 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 12 9 9,75 33 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 4 3 3,25 33 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 0 7,00 70 4,07 3,95 3,02

Fen 30 16 7 14,25 48 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 65 34 56,50 47 48,43 44,64 27,17

Türkçe DdaEEcCA BDADeAAC BDEACECBeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BeAcEBDedeaEecBb   eEdCBCbDBDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDCbd CCEdD BABc  e  ed B B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eAeBE deCDb BB Ada AD DAEEB C 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 1 89
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 14 13 47

Tarih 17 7 9 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 6 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 7 4 54

Su 3 1 1 33
Toprak 3 1 1 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 12 9 40

Matematik 30 12 9 40

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 3 44
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 16 7 53

Fizik 10 5 4 50

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 4 3 40

Karışımlar 3 0 2 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 0 70

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SAJA ALHAMOUD 0 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,023 195,220 24 46 46 46 194

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 7 7 5,25 31 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 3 2,25 17 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 10 10 7,50 25 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 8 1 7,75 26 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 2 2,50 25 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 4,07 3,95 3,02

Fen 30 9 6 7,50 25 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 45 25 38,75 32 48,43 44,64 27,17

Türkçe Dca EcCA cDADe ACABaEAeEC aBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal  CAeE DCbDabdDeb e eE b    BD 

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik D        CE     BcA C     B B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen C   c BeCDd    AE EdD  eb B   

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Paragraf 9 6 2 67
Yazım Kuralları 2 0 1 0
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 10 10 33

Tarih 17 7 7 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 3 3 23

Su 3 0 2 0
Toprak 3 1 1 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 0 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0

Matematik 30 8 1 27

Matematik 30 8 1 27

Polinomlar 2 1 0 50
Çarpanlara Ayırma 4 0 0 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 1 33
Karmaşık Sayılar 7 2 0 29
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 9 6 30

Fizik 10 4 2 40

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Yay Dalgaları 3 1 1 33
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 3 2 30

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 2 20

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ÖZTÜRK 111 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,533 195,220 14 17 17 17 78

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 12 4 11,00 65 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 7 2,25 17 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 16 11 13,25 44 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 9 7 7,25 24 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 4,07 3,95 3,02

Fen 30 17 11 14,25 48 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 63 36 54,00 45 48,43 44,64 27,17

Türkçe cC BeEACECaeBEDDEBE cCACBDAaeA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal a BE*cBEBCAAEBDCeccBaad  eEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik  a   C b   e   eCdDC   CCEdDdB

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen daBeCDCA BcAEaEAdDdBEBaCdD aeE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 1 1 50
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Destan 2 1 1 50
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 7 2 78
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 1 1 33
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 16 11 53

Tarih 17 12 4 71

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 3 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 4 7 31

Bitki 3 1 2 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 1 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 9 7 30

Matematik 30 9 7 30

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 1 3 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 5 0 56
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 0 1 0
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 17 11 57

Fizik 10 6 3 60

Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 10 6 4 60

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 5 4 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SUDİNUR UZUN 98 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,730 195,220 8 8 8 8 54

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 7 7 5,25 31 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 6 7 4,25 33 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 13 14 9,50 32 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 12 9 9,75 33 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 4,07 3,95 3,02

Fen 30 18 9 15,75 53 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 66 38 56,50 47 48,43 44,64 27,17

Türkçe DdaEEcCA BDADeAACbBDEACECBeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BeAcEBD  eaEecBb dceEdCBebDBDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDCbd CCEdD BABc  e  ed B B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eAeBE deCDbDBBcAdaEAD DAEEB Cd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 23 6 77

Türkçe 30 23 6 77

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 8 1 89
Yazım Kuralları 2 1 0 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 13 14 43

Tarih 17 7 7 41

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 0 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 1 5 14
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 6 7 46

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 12 9 40

Matematik 30 12 9 40

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 3 44
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 18 9 60

Fizik 10 5 4 50

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 6 4 60

Karışımlar 3 1 2 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 7 1 70

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÇAMSARI 154 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,643 195,220 4 4 4 4 34

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 12 4 11,00 65 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 8 3,00 23 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 17 12 14,00 47 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 14 8 12,00 40 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 4,07 3,95 3,02

Fen 30 19 7 17,25 58 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 72 35 63,25 53 48,43 44,64 27,17

Türkçe DEBEEcCACdDADCAcCbBDEACbCcedED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BeAeEBDCcDaEADBE dceEeCBeabBDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eCdDCbd CCEdD BABA  C  ed B Bc

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen eAeB   eCDeDBBcAE EADCDAEEBaCd

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 22 8 73

Türkçe 30 22 8 73

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 17 12 57

Tarih 17 12 4 71

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 5 2 71
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 5 8 38

Su 3 1 2 33
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 1 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 14 8 47

Matematik 30 14 8 47

Polinomlar 2 1 1 50
Çarpanlara Ayırma 4 3 1 75
İkinci Dereceden Denklemler 9 6 1 67
Karmaşık Sayılar 7 2 2 29
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 2 1 50

Fen 30 19 7 63

Fizik 10 4 3 40

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 2 1 67
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 7 2 70

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 8 2 80

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 2 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
TAYLAN GÜN 131 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,815 195,220 25 47 47 47 204

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 13 4 12,00 71 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 6 5,50 42 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 20 10 17,50 58 11,60 10,67 7,00

Fizik 10 1 4 0,00 0 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 4,07 3,95 3,02

Fen 30 10 10 7,50 25 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 51 28 44,00 37 48,43 44,64 27,17

Türkçe DEBEEc ACaDADeAACbBDEACbCdeBEe

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAEBDecDBdbDBEEdcDcACBCDecDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Fen C eccb    A BB AEaEADbaea B  a

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC
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TÜR TAR COĞ FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 5 3 56
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50

Sosyal 30 20 10 67

Tarih 17 13 4 76

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 5 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 7 6 54

Su 3 2 1 67
Toprak 3 1 2 33
Kayaçlar 1 0 1 0
Bitki 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Fen 30 10 10 33

Fizik 10 1 4 10

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Aydınlanma 1 0 1 0
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 7 1 70

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 1 0 100
Kütlece % Derişim 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 5 20

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 0 1 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
TURANCİLDAN 118 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,643 195,220 20 35 35 35 138

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 7 8 5,00 29 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 4 8 2,00 15 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 11 16 7,00 23 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 8 3 7,25 24 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 4,07 3,95 3,02

Fen 30 20 9 17,75 59 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 57 39 47,25 39 48,43 44,64 27,17

Türkçe cCbaDEACbCceBEDDaaEEcbAe DADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal cDadAaBd eAdEBDb ccBaa dceEeCB

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik      C         eCdDC   C EdD B

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen EdBACDCAeBcAEaEAeDdBEBaCdD DdE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 11 60

Türkçe 30 18 11 60

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Roman 1 0 1 0
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 11 16 37

Tarih 17 7 8 41

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 5 29
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 4 8 31

Bitki 3 1 2 33
Türkiye'nin Dağları 1 0 1 0
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 2 25
Kayaçlar 1 1 0 100

Matematik 30 8 3 27

Matematik 30 8 3 27

Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
İkinci Dereceden Denklemler 9 4 0 44
Çokgenler 4 0 0 0
Dörtgenler 4 0 0 0
Polinomlar 2 1 1 50

Fen 30 20 9 67

Fizik 10 8 2 80

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 3 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 6 4 60

Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 2 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 1 0 100

Biyoloji 10 6 3 60

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 2 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BULMUŞ 153 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,148 195,220 27 51 51 51 254

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 10 7 8,25 49 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 5 6 3,50 27 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 15 13 11,75 39 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 3 11 0,25 1 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 2 4 1,00 10 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 4,07 3,95 3,02

Fen 30 10 7 8,25 28 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 49 40 39,00 33 48,43 44,64 27,17

Türkçe ACABDEACECaedEDDcBaEcCbacDADCA

Cevap Anahtarı B ACABDEACECBDBEDDEBEEBCACBDADCA

Sosyal EcaEAaBdddcAEBDCCcDBDaaCbeb  B

Cevap Anahtarı B EDBEADBEBCAAEBDCCDDBDCECADEACB

Matematik Aceb Ca ea  d c    C  b  b a  

Cevap Anahtarı B ABAAECEDBEDBEBADCCDCDAACCECDAB

Fen E d dbC a  AEa  A   bB   DbDAE

Cevap Anahtarı B ECBACDCADBDAECEAADBBEBECCDCDAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 21 9 70

Türkçe 30 21 9 70

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Destan 2 2 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragraf 9 5 4 56
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100

Sosyal 30 15 13 50

Tarih 17 10 7 59

Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 3 4 43
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100

COĞRAFYA-1 13 5 6 38

Bitki 3 2 1 67
Türkiye'nin Dağları 1 1 0 100
Toprak 3 1 2 33
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Su 4 1 1 25
Kayaçlar 1 0 1 0

Matematik 30 3 11 10

Matematik 30 3 11 10

Çarpanlara Ayırma 4 2 0 50
Karmaşık Sayılar 7 0 3 0
İkinci Dereceden Denklemler 9 1 4 11
Çokgenler 4 0 2 0
Dörtgenler 4 0 2 0
Polinomlar 2 0 0 0

Fen 30 10 7 33

Fizik 10 2 4 20

Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya 10 3 1 30

Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Karışımlar 3 1 1 33
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 2 50

Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 2 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCELER B ŞRA 134 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,005 195,220 29 56 56 56 290

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 8 7 6,25 37 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 3 7 1,25 10 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 11 14 7,50 25 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 6 4 5,00 17 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 1 3 0,25 3 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 2 3 1,25 13 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,07 3,95 3,02

Fen 30 7 8 5,00 17 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 42 36 33,00 28 48,43 44,64 27,17

Türkçe DEaEadbAeBDADb cC BDEACcCdeBED

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal cCAbcBDCdcaEeDB  dceEeCB b  cd

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik e  D D  C        Ae e  e  B B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen b e   Bb  d    b CEbD DeE B d 

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümlede Anlam 3 1 2 33
Paragraf 9 5 4 56
Yazım Kuralları 2 1 1 50
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 1 1 50
Destan 2 2 0 100
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100

Sosyal 30 11 14 37

Tarih 17 8 7 47

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 3 2 60
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 2 4 29
Su 1 0 0 0

COĞRAFYA-1 13 3 7 23

Su 3 1 2 33
Toprak 3 0 2 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 1 2 33
Türkiye'de Nüfus 1 0 0 0
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 6 4 20

Matematik 30 6 4 20

Polinomlar 2 0 1 0
Çarpanlara Ayırma 4 1 0 25
İkinci Dereceden Denklemler 9 2 1 22
Karmaşık Sayılar 7 1 1 14
Çokgenler 4 0 1 0
Dörtgenler 4 2 0 50

Fen 30 7 8 23

Fizik 10 1 3 10

Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Yay Dalgaları 3 0 1 0
Aydınlanma 1 0 0 0
Düzlem Ayna 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya 10 2 3 20

Karışımlar 3 2 1 67
Kimyasal Hesaplamalar 1 0 0 0
Hacimce % Derişim 1 0 0 0
Kütlece % Derişim 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 0 1 0
Maddenin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Asit - Baz ve Tuzlar 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 2 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. Sınıf Deneme 5 - 2201/05

GAZİANTEP / GAZIANTEP MERKEZ / Bİ CEVAP ÖZEL ÖĞRETİM

Öğrenci Numara Sınıf
ZİHNİ CENGİZ 86 10B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,770 195,220 16 22 22 22 95

Puanı Hesaplanan: 71 71 71 874

Katılımlar: 34 71 71 71 951

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 18,48 18,50 11,46

Tarih 17 12 5 10,75 63 8,03 7,27 4,23

COĞRAFYA-1 13 7 5 5,75 44 3,57 3,39 2,77

Sosyal 30 19 10 16,50 55 11,60 10,67 7,00

Matematik 30 8 12 5,00 17 6,33 4,99 2,45

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,00 3,22 1,53

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,13 3,61 2,78

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 4,07 3,95 3,02

Fen 30 17 7 15,25 51 12,21 10,78 7,33

Toplam: 120 64 38 54,50 45 48,43 44,64 27,17

Türkçe DaaEEcbACBDADCAACABcE CdCaDecD

Cevap Anahtarı A DEBEEBCACBDADCAACABDEACECBDBED

Sosyal BCAAaBDCaDaEADBdcdAeEeCBCe BDa

Cevap Anahtarı A BCAAEBDCEDBEADBEECADEACBCDDBDC

Matematik eedDC  cCCb cd  a bcCE  Ebc B 

Cevap Anahtarı A DCCDCDAACCECDABABAAECEDBEDBEBA

Fen CADBEeBA DeDdacAE EAD  dEEBa  

Cevap Anahtarı A CADBECBACDADBBDAECEADCDAEEBECC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Türkçe 30 20 9 67

Türkçe 30 20 9 67

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümlede Anlam 3 2 1 67
Paragraf 9 4 5 44
Yazım Kuralları 2 2 0 100
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2 2 0 100
Destan 2 1 1 50
Geçiş Dönemi 2 2 0 100
Şiir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Roman 1 1 0 100
Fiilimsi 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50

Sosyal 30 19 10 63

Tarih 17 12 5 71

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 5 4 1 80
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 3 3 0 100
Dünya Gücü Osmanlı Devleti 7 4 3 57
Su 1 0 1 0

COĞRAFYA-1 13 7 5 54

Su 3 1 2 33
Toprak 3 2 1 67
Kayaçlar 1 1 0 100
Bitki 3 2 1 67
Türkiye'de Nüfus 1 1 0 100
Türkiye'nin Dağları 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0

Matematik 30 8 12 27

Matematik 30 8 12 27

Polinomlar 2 0 2 0
Çarpanlara Ayırma 4 2 1 50
İkinci Dereceden Denklemler 9 3 3 33
Karmaşık Sayılar 7 1 4 14
Çokgenler 4 1 1 25
Dörtgenler 4 1 1 25

Fen 30 17 7 57

Fizik 10 8 1 80

Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Sıvıların Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Yay Dalgaları 3 2 0 67
Aydınlanma 1 1 0 100
Düzlem Ayna 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya 10 5 4 50

Karışımlar 3 1 1 33
Kimyasal Hesaplamalar 1 1 0 100
Hacimce % Derişim 1 0 1 0
Kütlece % Derişim 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Karışımları Ayırma Yöntemleri 1 1 0 100
Maddenin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Asit - Baz ve Tuzlar 1 1 0 100

Biyoloji 10 4 2 40

Ekosistem Ekolojisi (Besin Zincirleri) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Ekolojik Kavramlar) 2 1 0 50
Kalıtımın Genel İlkeleri (Gen-Çevre İlişkisi) 1 0 0 0
Kalıtımın Genel İlkeleri (Eşeye Bağlı Kalıtım) 1 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Besin Zinciri) 1 1 0 100
Kalıtımın Genel İlkeleri (Kan Grubu Genetiği) 1 1 0 100
Ekosistem Ekolojisi (Besin Piramidi) 2 0 1 0
Ekosistem Ekolojisi (Saprofit Canlılar) 1 0 0 0
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