
SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABALI ZEYN P 53  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,595 225,270 85 85 1617 3689 3689

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 51 18 46,50 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCbEEDeDBCBECDAAA  dA DDADEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbeADecCcbaA BEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik    E   EbBD      bDD  CA ed  D          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 3 38
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ÇABUK 194  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,888 225,270 114 114 1928 4447 4447

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 15 43,25 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCedEDDDBCBECDAAAE  A DD DdEeBDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AdbAD  ecbaAaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        E B          D C     C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  bcd         E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 0 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇOĞLU ZÜLAL 961  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,925 225,270 67 67 1432 3271 3271

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 26 48,50 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEcBaEEDADeDAadEcAeDCEBCBDDDEECdDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAeeAbcCdeEBCABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCECA eC   D    d          EC B D  d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen be  cD E b       c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE KARTAL 914  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,343 225,270 131 131 2164 4983 4983

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 46 20 41,00 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDdCEEcDDBCBECDAA Ed AcDcADEEbBDEDdbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbeADecCceBAaBEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik Eb  A Cc aD     b  D                    

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKCAN YAĞMUR 812  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,080 225,270 27 27 924 2045 2045

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 7 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 63 25 56,75 47 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBeEEDAa    a AAeDCbBCBDDDEECCDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADacbc deEBaABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik cC CA Aa D ce D  c DBCEC    CcB D  d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen  Cd ED E  bDcEB bcC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKI  POLAT 164  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,103 225,270 210 210 5870 13729 13729

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 29 3,75 9 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 32 0,00 0 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 29 90 6,50 5 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dabcabdEbceDaCdEdaeAeabcbDbabaEcbacEDEAe

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbceaceCDABAbedeaDeb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik dadEcdaEbecBedcbEbebedabecdbCDcadabcBcAd

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen Dededaea cEdcacaBaea

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 11 29 28

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 19 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 2 2 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 4 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF SÖNMEZ 208  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,910 225,270 199 199 4360 10195 10195

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 30 23 24,25 20 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDEDbddE DDBCBECDcAA        DdE   E d B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal  b ADe   ba be DBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        c B     D  D        EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  ebcd dd e bbE      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 19 6 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA ÇAKIR 0  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,770 225,270 177 177 3287 7616 7616

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,55 25,55 18,80

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 35 10 32,50 27 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEEDDDBCBdCDAA  E ADDcADEabe EDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Matematik   b Aa          E D    A A EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA TOY 864  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,028 225,270 11 11 626 1287 1287

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 70 21 64,75 54 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECDeAAE E  eD DEEbBDEDEAd

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bAa    baA BEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EE ECECBD bd DEdD e CACAbECDA   dA    

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Dc   dEaDECEEcCc BB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 4 67
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ A 806  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
344,085 225,270 8 8 543 1088 1088

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 20 7 18,25 46 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 74 24 68,00 57 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eAEDaDBeEED D  e EEAbeDCEBCBDDDEECCDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DA bAbcCebEBCAa CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECACAa D DCED cA DBCECEbE bbdc        

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCeBED Eb EDBEBBEcb 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 3 71
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ENES GÖRGÜLÜ 940  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,163 225,270 128 128 2140 4922 4922

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 1 9,75 24 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 45 15 41,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dcEDEDBcEEDADD     AAdDCEBCBDeDEECeDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAbaAbcCde      CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DC  ACACeD          BCE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYENUR YAŞAR 995  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,600 225,270 4 4 328 595 595

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 30 4 29,00 73 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 82 20 77,00 64 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECDeA EbaADDDADEE BDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A b DeeecbBACBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d EaA CECBD bd DECDDDACACA ECDA CECABDAB

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   c   bEBDE aE CcbdB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 3 75
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER SERTDÜŞER 806  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,410 225,270 173 173 3227 7458 7458

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 37 16 33,00 28 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBbEEDADeD    AAeDCEBCBDcDaEdCDdbCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAD Abc  edB bB CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC     e                                

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALTUNDAĞ ZELİHA 876  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,700 225,270 84 84 1612 3682 3682

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 8 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 18 46,50 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDB EEDADDeA  EcAcDCEBCBDDDE C DEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAD AbcC eEB ea CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C adCc  eDDCbD d  eBCEb   E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 7 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDOGANKEVSER 235  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,408 225,270 16 16 763 1660 1660

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 22 2 21,50 54 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 63 11 60,25 50 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEbDDDBCBECDAA     DDDADEEbBcEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal          b bbB DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEAECECBD A  aECDDD dACACEC   C       

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D    dEB    EE     

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 1 79
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYHAN NUR NİSA 1025  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,308 225,270 153 153 2561 5934 5934

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 42 18 37,50 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  cEDEcBDEEDA ec   E AeDCEcCBDDDEEdCD DC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  A  Abc   dB    CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCEC a C   D b      B      E           e

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dC     E b eBb      

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN PİRE 813  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,018 225,270 28 28 926 2050 2050

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 16 5 14,75 37 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 62 20 57,00 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEED DDD   EbAADCEBCBDDDEECCDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  Ae A     EBa aCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik aCE A AC   bCEbDd  DBCECE     B  B d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen b e dDbcbd e EB  cC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ŞAHİN 186  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,203 225,270 101 101 1797 4144 4144

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 49 19 44,25 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDeDBCBECDdAbE   DD  DEEaBcEDdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eAae CcbB  BEDBDCe     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  dE   CEC D    DbC   AC   d C     d  D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen        d       d    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL SEKER 909  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,533 225,270 89 89 1672 3841 3841

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 0 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 50 16 46,00 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEEDADDDAacEAAeDCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAebAbcadeEBdeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C  ACA  D           C                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 0 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR ATALAY 1001  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,408 225,270 135 135 2264 5249 5249

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 44 15 40,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDADDDA dEAAA aEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal acb bbc  eEB A CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik     e  C   D               E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen              d   c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ CAN KUVVET 861  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,748 225,270 202 202 4600 10736 10736

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 25 9 22,75 19 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEcdd  DDD  BEC  A  E A DDADEE aDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bebAa                    

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR UÇMAZ 979  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,150 225,270 149 149 2481 5738 5738

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 42 16 38,00 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCcEDeDBCBECDAd    A D  D abBbEDEc 

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal                DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E A CEd       bC    C Cb ECbA         

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  b   Cd   bbEE     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 8 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ÇOBAN 776  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,285 225,270 25 25 887 1956 1956

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 67 38 57,50 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEeEcBDEEDADeeeEaEAcADCdcCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DeDadbce edBCdaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECACACA DbdEDcc  DaCECE  E  B DB d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen eCecdDcEbbEDeEBdEca 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAMOĞLU ALİ 846  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,708 225,270 71 71 1482 3407 3407

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 33 47,75 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBEaDAA EEdAceDADEEbBDEedbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal baDAae  abadbB DBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   bEA CcCBcdb  D CD    ACA ECD       D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cD dcCdd    dE CcacB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 5 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYE ELA BİLGİ 1029  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,110 225,270 134 134 2240 5187 5187

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 44 15 40,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDB EED cDeA  E AADbEBCBDDDEECCDdbCa

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  A  bbcC eEBbeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  bECA      D b   A DB                   

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 1 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN POLAT 169  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,965 225,270 38 38 1076 2414 2414

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 19 1 18,75 47 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 61 28 54,00 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe acEDEaebEEDdDD A bEbAADCEcCBDDDEECCDdDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DcDebb   eEBada CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CECACACA DDCEDD A   CEe AE             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dd  EcDEEdEe Ecd eC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 10 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 1 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN YILMAZ 950  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,595 225,270 142 142 2405 5592 5592

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 33 38,75 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEcB EEDdeDedd EAAADCEBCBDDDdECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAbabbcCAeEBbeBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   E  ded   D         b                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen e ceE DEbdb cdBaEcbd

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 4 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH ÖZTÜRK 899  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,423 225,270 86 86 1626 3709 3709

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 23 46,25 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe d EDEDB EED cDa d  bAADCEBCBDDDEECCDdDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAe AbcCdeEBadaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCE eCAC DD C D     BCEC                

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen cCe d      e E     b

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 7 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARAOĞLAN 1055  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,880 225,270 100 100 1782 4103 4103

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 49 18 44,50 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCbEEDDDBCBECeeAAEc ADDDcDaE BDEDd B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A DAae CcbaeaBEDBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E     CBD b   ECD   C CA E      d     

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 1 38
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL TEKŞAN 807  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,518 225,270 187 187 3752 8745 8745

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 35 25 28,75 24 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDdeCCcED DBdBEaDdAbdb d D  DEEbBbEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bbDADeeCcb AbBEDBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik c  E           D   D  b  c  Cb          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 21 13 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGİ BURAK 1102  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,803 225,270 92 92 1687 3889 3889

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 50 18 45,50 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECeebbEcaAeD ADEEcBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeeAD dCcb     DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E AECEbae    D CD DAC  e              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 4 38
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOZDAL KEVSER 1081  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,133 225,270 40 40 1095 2455 2455

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 60 24 54,00 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEbDDDBCBECDAAA EEccDD DEE BDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeeAaedCcbBeCBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik a E AE ECBD  c   CDDDA A A        d     

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  e B  bd   d E Cc cd

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 1 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOZDERE SELVER 277  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,020 225,270 167 167 2948 6835 6835

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 42 29 34,75 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAdDEbBeEEDADcDcdcEbcdcCEBCBDbDEECCbEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAeCbbceceEBbdBCCbd      

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C eA bCA   Cb      eCE            C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOZTEPE FADİME 878  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,428 225,270 15 15 727 1569 1569

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 23 2 22,50 56 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 64 11 61,25 51 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEcBbEEDADDD     AADCEBCBDDDbECCDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal      b     Bbb CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECACAd DDDCEa  A DBCECEAEE         C  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d    D E    BE     E

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 1 83
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZTÜRK 929  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,428 225,270 106 106 1828 4219 4219

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 28 44,00 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDdDCdEEDeDBCBECDAAc E A DcADEE BDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCaADbd cbadaBdDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   bE  C  B         DD bA A  Cb       DA 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDcceCcE e    b c   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 7 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ZAMBAK 855  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,005 225,270 88 88 1636 3737 3737

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 8 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 54 31 46,25 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEcBbEEDdDD AEEEbAeDCEaCBbDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  ADCbba   EBad CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCEde A   Db  D c   BeE     d    B d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCd  DDEbdde E dace 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 6 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Ç LIM NURSEN 266  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,780 225,270 212 212 6181 14535 14535

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 25,55 25,55 18,80

Toplam: 120 3 4 2,00 2 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDccde                                 

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 3 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLAR ATAKAN 1060  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,045 225,270 83 83 1601 3650 3650

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 17 46,75 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDcDCdEEDDDBCBECDAAAE  ADcDADEE BDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AabADeeCcbBACB DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik          B       e De  bbA  Cb          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen b            E  a   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 4 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAMSARI SEVDA 851  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,653 225,270 211 211 5884 13762 13762

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 14 0,50 3 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 0 10 -2,50 -6 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 19 50 6,50 5 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BddcEDBecED DceAEdabAeebddbaDabaECbDcbda

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D eebdcCdedab cCCacb     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   cbcbdb cacb                           

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d        C          

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 14 25 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 9 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇDE FD  F*  F 868  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,895 225,270 214 214 6384 15107 15107

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 14 0,50 1 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 12 -3,00 -15 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 6 32 -2,00 -2 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe abcDcDceEbadbaDcb a                     

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal cde cec cbaedc           

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik cbaCd Abd                               

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 4 14 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 6 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇELİK ALEYNA 824  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
297,100 225,270 45 45 1171 2650 2650

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 17 52,75 44 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDdCEEDDDBCBECDAAAEEEAD DADE  BDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A DA      a eBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik       CECBDc   b  c  A    eE            

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDc e AEcDbddE ac  e

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 2 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇELİK HATİCE 900  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,623 225,270 64 64 1355 3077 3077

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 58 33 49,75 41 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDccaCEEDDDBCBECDAAA E AceDADEEc DEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal ACeADb  ceaeaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik E  Eb CEaBD c   EdcDbeCe   ECD       D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDa d dd eEd E acaae

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 7 42
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE BİLEÇ 976  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,390 225,270 7 7 515 1036 1036

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 27 2 26,50 66 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 72 12 69,00 58 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEeCCEEDDDBCBECD A EEEA DDAaEEeBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal          ea CBdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEAECECBD AcDDECDaD CACA ECD  CEC  D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       dE D  EEc c  B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 2 79
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENNET ÇATAL 229  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,043 225,270 175 175 3279 7589 7589

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 39 26 32,50 27 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEbBbEED Da d   AAeeCEBCBDDDEECCDaDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADbbbcC eEBbAa CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC  c  b  D                             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d e  e     b a d B  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 9 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 3 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDAŞ RUMEYSA 1341  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,015 225,270 95 95 1706 3941 3941

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 49 15 45,25 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dCDEDCCEEaDbBCBECeAAbEE ADeD DEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b  Aa    ba  B DBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EE    CBD   D    D ACA AC   d   d  eA 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 0 46
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEVİK BİLAL 863  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,453 225,270 61 61 1335 3032 3032

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 7 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 24 50,00 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCCEEDDDBCBEaDecb EEAbaDADEEDBcEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eAae C baA BEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik a baAECEC D    ab DDDACeCA   e       D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen          b e E     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİBEKİR CENNET 238  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,953 225,270 207 207 5368 12472 12472

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 3 12,25 31 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 16 5 14,75 12 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDabC  aD D  B C        D   DE    ED  B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal     D    b  b   B C      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 13 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİKAN SİLAN 189  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,028 225,270 169 169 3116 7194 7194

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 41 29 33,75 28 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe ecEDEDBbEEDdaa AEEEbAeDCaBbBbDDEECCbEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal           EBad CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   Ed  eC            B  C   bd           

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCd  D Ebdde E dace 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMEZ ZEYNEP 198  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,800 225,270 154 154 2626 6084 6084

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 6 8,50 21 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 36 37,00 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCbbDCdEEDeDBCBECDdAAEcd bDDADEEbBDEDd d

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal cbeAabd cbBceBdDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik c E b C CBD    D CDD   A e    b   d    d

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cDdcd  d     E ac  B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR ZELİHA 985  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,953 225,270 160 160 2806 6503 6503

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 3 23,25 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 42 25 35,75 30 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCCE DDDBdBECDeA         DEED  EDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A   ae  cbB b EDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik     d  b B     c CDa  CA A ECb          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen      addde dbEdCcEdd

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 3 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 4 29
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ASLANTÜRK 897  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,733 225,270 205 205 5189 12071 12071

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 21 17 16,75 14 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe a  aD dEE  bBCeECDAAb     ea DEEbaD DdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCDADececb               

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 17 11 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN YILCIRIM 1023  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,573 225,270 189 189 3792 8843 8843

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 12 3,00 8 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 37 34 28,50 24 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B dDE BcEdD DD c  EAAADCEBCBbDDE        

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DeD Ab   cdBa a abBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCbdeC Cb  bbbDa baDcC                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCcaEe Ebb Dd e    d

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 21 5 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 9 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER KOÇASLAN 0  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,245 225,270 188 188 3768 8776 8776

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 35 25 28,75 24 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDE abEED Da    cbAeDCEBC DDDEECCD  da

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal     Abe  eEcd B CDB      

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik     A   b  Da       B ba AbE       d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen b   a  E e  edB   d 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 22 8 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİNÇAL FATMA 797  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,100 225,270 102 102 1800 4151 4151

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 48 14 44,50 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDdCEEDDDBCBECD AAEEdADDDbDEE BDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCeADec cb     DBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        ECe       C   ACb Ae C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR YAYICI 910  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,363 225,270 158 158 2738 6337 6337

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 40 14 36,50 30 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDbDCC E DDBCBECDAAdEdEA DDdDEEDBDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AaeAee dcba aBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 874  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,155 225,270 36 36 1032 2305 2305

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 8 12,00 30 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 61 24 55,00 46 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDADeDA cEAcADCEBCBDDDEECCDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAe AbcCbeEBaeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik adEbACdCA  DCED  b bBCEb A E       d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen A   ED E   e        

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 7 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ULAŞ 562  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,258 225,270 44 44 1144 2594 2594

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 20 6 18,50 46 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 17 52,75 44 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCD DCdEaDDDBCBECDAA Ec    D DEEe aEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b e          BdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   aE    CB  d DaECDD ACACAdECDA   C aeAB

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DeEcACd      E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 2 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFBÜŞRAKAPLAN 822  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,780 225,270 75 75 1514 3465 3465

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 12 2 11,50 29 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 30 47,50 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BeEDEcBbEEDADDDAdEE AADCEBCBDDDEcbdDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  Aeebbcb  EBabaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA ACA  DCb      Ba  E               

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCdd e EddaDabBdE   

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 1 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN BİLİCİ 869  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,243 225,270 56 56 1291 2942 2942

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 25 50,75 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCCEEDDDBCcECDeAAEcdADDcADEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbDcaecCcbaebBdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  eE Ab  CBD b  D    D C CA ECD          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       dE e   Eb c   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 2 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN YÜKSEL 883  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,813 225,270 6 6 511 1027 1027

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 26 8 24,00 60 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 77 32 69,00 58 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCdEEDDDBCBECDAA Ed  Da ADEEcBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCeADe CcbaebBEDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   dEAaCECBDBAd DECDeDACdCeaECDe CEC B AB

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen ceEcACdEaDEbEEddcaBB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 7 71
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BOLU 971  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,738 225,270 78 78 1552 3541 3541

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 53 24 47,00 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDeDBCBEeD bdE   cDDADEE BDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b Deae  cb eCBdDBbCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik       eECBD       DDb C  c  CaA   C BDA 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DD  eCAE e   Ea     

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 4 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YİĞİTUŞAĞI 953  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,078 225,270 109 109 1843 4252 4252

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 48 16 44,00 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEbaeEEDADDcA dEcAADCdBCBDDDEECCDEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADCAdcCdeEBaA CCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC  c Ab DD                             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 3 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN FATMA 854  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,748 225,270 9 9 566 1144 1144

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 21 6 19,50 49 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 73 23 67,25 56 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCCEE  DBCBECDeAAEc AcDDbDEEDBDEDE  

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A bADe CcbBeaBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEA dECBD  eDDECb D CACA EC A bEd  Db 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen D  dACbEcDE EE CcdBB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN GEZGİN 1056  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,623 225,270 99 99 1756 4051 4051

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 28 45,00 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCbEEDDDBCBECDAAbE EADDaADEEbBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal c eAD d cbaeaBEDBbCe     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik          BD    e C b        CDA   C cDA 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cec eCdE e d a de   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 1 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN TEMİZ 379  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,733 225,270 130 130 2152 4949 4949

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 48 28 41,00 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEED DbD    bAeeCEBCBDDDbECbDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAb bd  d  Bb B CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA  C D D   e   DaCE bbE  a     a    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCe    bbb e d c  C 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 9 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKAN DİLARA 993  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,413 225,270 20 20 802 1765 1765

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 65 22 59,50 50 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBDEEDADDDAEdEbAeDCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAbeAbcC eEB eBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DbECcCAC   DCED ce D CECa c             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen b      EEdce EdB    

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİN ÖZDEMİR 830  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,923 225,270 31 31 965 2133 2133

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 18 10 15,50 39 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 65 35 56,25 47 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDdCEEDDDBbBECDAAbEEcADDDADEEcBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal beDAae  cbaeaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEbECEda  dd DbCDeD CACACECb   cC  Dd 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  DE   ddce daE CcaBe

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 7 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÖZTÜRK 923  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,185 225,270 168 168 3055 7062 7062

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 39 19 34,25 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDdDCCEbcDDBCBECeAA E   DaDADEE BDEDdcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbD ab  cbBedB DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E                       C             

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen     e      e E ec   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KIRGİL 1057  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,465 225,270 50 50 1226 2773 2773

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 13 51,75 43 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBeEED  DcA cEAAADCEBCBDDDEECCD DCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  A  bb    EBa  CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACA ADDDCEaD    Bb                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen      D E b e dBd    

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR KOÇAK 1012  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,218 225,270 53 53 1270 2898 2898

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 1 12,75 32 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 55 16 51,00 43 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  cEDEaBbEEDAD DAdEEAAeDCEBCBDDDEECdDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAeaAbcCdeEB eBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CECA AC  DD E   b DBCE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM DAĞDEMİR 872  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,325 225,270 190 190 3845 8971 8971

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 10 2,50 6 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 39 43 28,25 24 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDbdcbDcDBCeECDAb Eac DDDADEEcBbEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal Abe D     dbadEbBbCe     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik E b    Eb b    Db     b  eCb   d c   e B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  edcbCddebEdE  ed  a

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 6 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZO YILDIRIM 870  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,548 225,270 165 165 2917 6757 6757

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 7 6,25 16 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 44 36 35,00 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDE BbEbD  DDA  EcAADCE CBDDDaECdDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal eAeabbc  eEBb abCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCECA cCeD   b b     CbC b              

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen db  bD Eadbecde acC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 7 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 5 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SEVAL ŞAHİN 881  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,088 225,270 19 19 798 1748 1748

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 19 2 18,50 46 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 65 22 59,50 50 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDeCEEeDDBCBECDAA EE dDDDcDEEcBDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b       cbBbaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  a EA eEC   A DDECDD ACACACEC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen D E edAE eEdbE Ce dc

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 1 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL KILIÇ 383  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,873 225,270 60 60 1323 3010 3010

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 4 12,00 30 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 23 50,25 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dA DEDBeEEDADDDAaEEAceDCEaCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aADbAba cedBaAaCCDB      

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCEbA AC bD b D    DBbEC  E             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     Ee b   b      C 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE PINAR 1013  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,998 225,270 118 118 1962 4534 4534

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 4 4,00 10 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 50 28 43,00 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECDdAbEEbd eDADEEbBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeDAa  Ccba bBEDBbaC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  e           BaDbaD D       C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen aD  d b aDba E ee aB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 0 17
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZULLAH TEKİN 1093  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
375,955 225,270 3 3 289 525 525

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 24 1 23,75 59 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 83 17 78,75 66 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBDEEDAcDDAEEE AdDCEBCBDDDdECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAebAbc AeEBCABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE A ACAD DCEDDcA DBCECEAEE   A   C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCddED EECbDBEBBacC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 18 1 75
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DEMİR 962  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,830 225,270 139 139 2354 5476 5476

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 44 19 39,25 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEEDADD A   bAADCEBCBDDDEEedDEbCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aceaAbcCd cBe BCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik     A     DD        B                   

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen c d  b b     E      

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 0 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE CAMUZ 964  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,863 225,270 91 91 1685 3885 3885

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 22 45,50 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe ebEDEDabEbDADeDAEEE AAeCEBCBDDDEECdDdDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADCAbcCAeEBbea CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CEbeCd AD  d             c          C  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     Ea E     d      

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇATAL 833  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,765 225,270 98 98 1748 4039 4039

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 29 44,75 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAdDEcBbEED   cAd aAAeDCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aADabb    EBaeaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA Ab D Dd D  b  BCcC A b    D       

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen   d de E b   d Bccb 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEMÇELİK 0  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,883 225,270 201 201 4497 10514 10514

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 27 14 23,50 20 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEcabEED DDb   E AeDCEBCBDDDEEdCDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal Dca  bc  e               

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 9 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖZDENUR ÖZGAN 4397  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,183 225,270 178 178 3351 7784 7784

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 37 21 31,75 26 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B dDE BbEED   D     AeDCEBCBDeDEbCdDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D b bbc  e Ba   CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DbE    C             C C           C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     ceDE d e  B  ca 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 7 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR KIRAÇ 819  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,010 225,270 29 29 927 2051 2051

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 63 24 57,00 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBbEEDADDbA EE AADCEBCBDDDbECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAeebbcCdeEBbeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE A  eAD DC b db DBCcCE  E  B D  C C  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen b  cd  E b       cC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 4 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLERİM HAYRUNNİSA 809  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,930 225,270 120 120 2030 4689 4689

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 2 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 45 11 42,25 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEED DDD E   A DCEBCBDD EEC DEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  A  bb    EB b  CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  Cb   dC           D C                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCcBED E         c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 2 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ TEKE 991  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,255 225,270 108 108 1837 4235 4235

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 9 43,75 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B  DEDBbEED DDb     AAD EaCBD  EECCD DCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal     Ad     Ba a CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE ACACAD  d D    D aEC                

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen        E      B   C 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM BALIKSUYU 1072  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,075 225,270 33 33 998 2212 2212

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 60 17 55,75 46 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBbEEDADDDAEdE AADbEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DA abbcC eEBaea CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACACA DDC e cA DBCE   E   e D  d a  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 1 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM ÇELİK 301  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,628 225,270 110 110 1862 4292 4292

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 49 21 43,75 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCCcEDDDBCBECDeAb c dDacADEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bAD dCcbabCBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  C     ECB      b DDc Cd    CD          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen     d  d            

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNDEM PEMBE 834  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,805 225,270 152 152 2536 5872 5872

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 45 29 37,75 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDdCEEeDDBCcEdDAcAEEdADDDbDEEeacEDdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCDADececbdebBcDBbaC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        ECe       C   ACb A  C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen        d D  dE   a  

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ MELİKE 1008  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,608 225,270 65 65 1371 3125 3125

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 27 49,25 41 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BedDEcabEEDcD De E  AADCEBCBDDDEECdDEDCa

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D D Ab    EBbda CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE ACAC  DDC DaceaDBeECE b     D       

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dC d e E d c EBa c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 5 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNSEVER MUSTAFA 1382  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,315 225,270 138 138 2302 5344 5344

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 6 7,50 19 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 26 39,50 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCdEEbDDBCabCDdAb   ADaD DEEbBaEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbDADed cb b B DB C      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik c Ed  CECee A  Db   D   C         d B   

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cD  eC E   e    c   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACI AHMET KOÇLUOĞ 832  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,605 225,270 137 137 2291 5322 5322

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 7 3,25 8 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 25 39,75 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eeaEDCCEEDDDBCBECDAAAEc  caD DaEbBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AabADec cbaebBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik       C CB  b  a  D   de ed Cb          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Dd          E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 6 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN HÜS YİN ÇETİ 1079  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,683 225,270 24 24 866 1910 1910

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 24 2 23,50 59 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 63 20 58,00 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDdCEdDDDBCBECeeAbEEdAD DADEEbB EDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A bAaedCcbaeCBcDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik E Ec ECECBDaA  DECDDDACA ACECD         B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 2 79
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA F 1030  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,878 225,270 63 63 1348 3062 3062

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 13 5,75 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 59 37 49,75 41 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCdE DDDBCBECDeAbEbcdDeDADEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeDAaed cbBAaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik c E AE  C   dc    D   C eACadada  dcae B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDEBcCdda  eaEdCc  B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 6 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 2 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YOLDAŞ 1071  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,068 225,270 184 184 3676 8569 8569

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 34 18 29,50 25 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDaCcdDDDBCBECDAc      cD DEE BDEDdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bdD aadacbab BEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   b     C          D                    

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR DEMİR 886  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,568 225,270 32 32 975 2155 2155

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 19 5 17,75 44 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 60 17 55,75 46 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDbD bEEDD BCBECDAAc     DD DEEbBDEDE  

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eA e   b e BEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E AEeEC D  cDDEdb DACACA ECD    d    B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D  ACdE DcdEE     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 5 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 3 63
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATUN YILDIRIM 945  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,513 225,270 151 151 2507 5804 5804

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 3 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 44 25 37,75 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDbDeCEEDDbBCBECDAcb    baD DEEb  EDdcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A D       a acEDBDCa     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  a   d E      DaECDD AC CACEC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       dE D db   cade

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA EROLDAN 468  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,423 225,270 13 13 695 1483 1483

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 25 4 24,00 60 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 68 23 62,25 52 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe e EDEDBbEEDdDD AdEEcA DCEBCBDaDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aA  Abc A  BadaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE ACACAD bCED c  DBC CaAEE  B DB dEC A

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen cCd  Deb     EB  cb 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 16 3 67
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSNE 207  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,958 225,270 213 213 6199 14581 14581

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 13 2,75 7 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 0 7 -1,75 -4 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 10 33 1,75 1 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B a cC E a  d  ad A  a cba  A  d e  D  e

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal   a D  a  c eec B bb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   b  d    a   e  a e        a           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D  A   a  e   a dd 

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 6 13 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 5 0
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İJLAL KAPLI 887  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,740 225,270 129 129 2151 4948 4948

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 45 15 41,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEDBaEED DDDA  EAAdDedBCBDDDEECaDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAe AbcC  EBaeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C  e dC a            E                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 3 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KAYA 957  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,250 225,270 159 159 2794 6466 6466

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 40 16 36,00 30 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBbEEDccDDAE EbAAcCEBCBDDDbcC DEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal De CAbcC edB AaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik     e                                   

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KOÇAK 954  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,375 225,270 35 35 1024 2287 2287

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 16 3 15,25 38 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 61 24 55,00 46 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEDBbEED DDDAd E AeDCEBCBDDDEEdCDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAb be    EBaeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik aCE ce CAD DCED  A D CE EA E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen Aab ED Eb be ced  Cc

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKİM YAVUZ 1103  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,508 225,270 94 94 1692 3906 3906

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 3 9,25 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 23 45,25 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBDEEDADDcA cE AdeCEeCBDbDE CdD DCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAe A cC eEBabaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE A  CA DDCb      BC         e   d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bC B   E d   d   c a

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 0 38
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCE MERVE 1043  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,100 225,270 87 87 1634 3729 3729

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 12 3 11,25 28 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 23 46,25 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCbEaDDDBCBECedAbEcdADDDADEEbBDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bAD    bBebBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik aCEbAE ECB  A     D  AC    E a          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       dd e  bE      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCE TÜLAY 994  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,798 225,270 179 179 3370 7835 7835

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 5 8,75 22 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 38 26 31,50 26 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDbDCCE bDDBCBEaaeA E  A e  DEEbeDEDddd

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeeAae   babaBEDdbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d E    c B     a  D  A e ACEC     d  D B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen              E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 21 11 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCEÇÖPLÜ BURAK 796  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,485 225,270 14 14 706 1514 1514

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 21 9 18,75 47 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 71 36 62,00 52 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBeEED DaDA dEcAADCEcCBDDDEECCDEDCd

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADbAbcebedeaeBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCbCACACADbDCEDD b eBCEC edE bBeDc      

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dde cDDEcdEDBddBEcdd

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 6 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 2 2 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ŞEVVAL 826  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,480 225,270 80 80 1586 3616 3616

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 7 9,25 23 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 52 21 46,75 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEDB EEDADD A c bAADCEBeBDDDbECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAeeAbbC bEBdeBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CECACbC aDDCba      CE  c a d          

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 4 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK NUR ATİK 892  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,303 225,270 74 74 1495 3431 3431

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 2 10,50 26 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 17 47,75 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDdbEEDccDcA EEAAADCEBCBDDDEECCDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAe Abc  eEB Aa CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE    CAe  C a     BCEC A E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen        Eb           

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 1 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM SEVER 937  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,383 225,270 126 126 2126 4901 4901

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 23 41,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEbeaEEe DDDAa EAAeeCEeCBDcDEcCCDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAD bbcCbeEBbABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik D      Ce   C   d   B    A E     B      

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen    c     d e d      

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TATARHAN 880  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,038 225,270 122 122 2059 4762 4762

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 46 16 42,00 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECDAAbEd AbDD DEdeBDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal ACDADe CDba aBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  d                b c bA A              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 3 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLİM DOĞAN 829  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,713 225,270 49 49 1218 2758 2758

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 58 25 51,75 43 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCCEEDDDBCBECDAAcE EdcaDcDEE eDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eADed  baAaBdDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEAEbcbd   dD     D CA A EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen bDEcA d  e   EEC  cB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 5 42
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLİM GÜNERİ 904  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,773 225,270 145 145 2456 5687 5687

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 30 38,50 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe ecEDEDBDEEDA DDA cEcAeDdEcCBDDDEECCDEbCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAa b     dabA  CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   EaA A    DCb      B a  Ac     DB d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d c dDab b e dB bc  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KABUK EREN 879  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,310 225,270 81 81 1591 3626 3626

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 16 4 15,00 38 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 53 26 46,50 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe ebbEDbCEEDDDBCBEeDeAA EdADDbADEbbBDEDEcc

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AdeAeeeCcdBeaBEbBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  bdaAECECBD A   EC  D  ACAC Cc          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR İLDEŞ 230  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,168 225,270 148 148 2480 5735 5735

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 4 5,00 13 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 44 23 38,25 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CbEedCEEDDbBCBECeeAeEc A DDADEEDBDEDEeB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeeAabeCbbBeaBcDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        E      eab  D  CbCAC             

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 1 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KANAT YASİN 1073  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,273 225,270 37 37 1072 2405 2405

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 16 6 14,50 36 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 61 28 54,00 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEbCbEEDDDBCBECDeAbEEd   c DEEbeDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eAD   cbBe BEDBDCe     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik    abE ECBD Ac DECDaD a CA ECD         d

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDbcbCdEde d EaC EBB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 9 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 5 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAHAN SELVİ 888  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,320 225,270 43 43 1111 2491 2491

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 2 16,50 41 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 14 53,50 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEcBeEED         AADCEBCBDDDEECCDEDCa

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAb Abc   EB AB CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACACADaDCE  d  DB ECE E             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen        Eb    EBB c a

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 2 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAHANESRA 955  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,265 225,270 66 66 1382 3146 3146

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 53 14 49,50 41 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCCcEDDDBCBECDeAbEEEADDDADEEbBbEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal ACDAaebCccaACBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik       dECB        D   Cd                

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 2 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAKIZLI BETÜL 0  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,765 225,270 125 125 2112 4869 4869

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 4 7,00 18 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 22 41,50 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDbDCCEEDDDBCBEacAAdE c DDDADEE BDEDE d

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bADedCcbeAacEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik be E  d  BD    D  D    b A EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  e     d     E  c   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYA KÜBRA 858  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,630 225,270 172 172 3218 7439 7439

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 38 20 33,00 28 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B ED  BbEED DDD  EEAAA CbaCBDD E   DEbC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DeeaAb  de     CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   ECAd  A   Ca       C                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen   e da Ea  c  d  c d

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM F AKHAN 1326  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,365 225,270 113 113 1914 4410 4410

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 4 9,00 23 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 46 11 43,25 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBbEE  D D  EE   DCdBCBDDDEECCDdD e

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADeAb    EB  a CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C  ACA     e    b DBCEC Adb            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 3 42
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KILIÇ SAİT ALİ 1089  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,260 225,270 10 10 613 1260 1260

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 19 7 17,25 43 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 73 31 65,25 54 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDADaDAEEE AeDCEBCBDDDEECdDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADaAbce cEBCeaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DdEdcCACADbDCbDe   DBCEC  EE  c D  C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCecdDDEbebDBEBdEaCd

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 4 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KILINÇ KÜBRA 424  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,675 225,270 140 140 2360 5488 5488

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 45 23 39,25 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cdDEDCCEEaDDBCBECDeAcEdEADDDADEEeBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bbDADbe ceBeCBEDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik bCb   b  d  b     c e                   

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen                C    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 6 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KILINÇ TUĞÇE 949  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,720 225,270 132 132 2220 5134 5134

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 22 40,50 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B dDEDBbEEDbDDDA EEAAeDCEaCBDDDEECdDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAeCbbcece BCABCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C    b     C       B      b d          

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d   c  E   D     c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KOCER IRMAK 701  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,200 225,270 206 206 5276 12250 12250

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 25 37 15,75 13 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDbcadEEbcDBdBbeeecdEd  DeDADEEeabEedce

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AeadeDeCcbcACddeBDed     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik                   DD                ae  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 16 22 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KOÇLUOĞLU PELİN 877  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,503 225,270 42 42 1107 2481 2481

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 2 14,50 36 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 58 17 53,75 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BdEDEDBDEED DDDAEEEcAeDCbBCBDeDEECdD DCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aA aAbcCAeEB AaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACAC DDc ED d   BCE   EE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen          e       c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KODALAKOĞLU MERYEM 1061  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,605 225,270 133 133 2226 5145 5145

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 2 4,50 11 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 44 14 40,50 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B dDEcBeEEDAcD AEEE A DCEBCBDeDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aADeAecC  dB e  CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CEd C      C        Cd                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÖMEK AYŞE 21  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,355 225,270 39 39 1089 2444 2444

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 11 54,25 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCCEEDDDBCBECDAAcEEdADDDADEEDBDEDEAe

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A bAD  C babaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E A  E  D           CAa  EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D    e      E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORKMAZ YAĞMUR 173  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,640 225,270 115 115 1939 4472 4472

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 12 6 10,50 26 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 49 24 43,00 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEae EaD cDDA E bAdDCEBCBDDDEECCDaDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADCbbc cedBb aCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C eA bCADD C    b DeCEeE aE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen                  cC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÖSEOĞLU G* EMNUR 124  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,035 225,270 171 171 3199 7385 7385

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 37 15 33,25 28 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDbD  eEdE cAeCEBCBDDDEEC DEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal eAe Abc  e BCbaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ORTATEPE 891  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,613 225,270 51 51 1261 2878 2878

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 24 51,00 43 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCdEEDbDBCBECDAAAE     aADEEcBDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b eAa   cb e BEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   bE E EC   Ad    DDD CA edE D  C C  e  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DeEc CdEdD dbE dc  B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRANUR FİLİKER 736  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,858 225,270 150 150 2492 5772 5772

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 45 28 38,00 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDEDCCEbDDcBCBEaDAA Ed  D c DEc B EcE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b   aD  D B aBEDBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E   CE B    DebCaD A d AdEdb    C   d 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen a bc Cdb ebe E    a 

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 7 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 5 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUMLUCA RABİA 927  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,095 225,270 90 90 1680 3867 3867

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 0 11,00 28 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 50 18 45,50 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDeCEEDDDaCBECDeA EcddDDcADbEcBDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbeAab CcbaAbBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E  E EC   A    CD  A   A EC           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 10 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 0 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KURT YAĞMUR 924  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,703 225,270 105 105 1816 4197 4197

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 48 15 44,25 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCbEDCbEEDebBCeECDAA EEdADDDADEEDBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AebADbdCcb A BEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik         C         DcD  A e              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE KARATAŞ 849  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,230 225,270 192 192 3993 9303 9303

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 33 23 27,25 23 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEaBcEEDAcDD  cE AeDCEBCBbDDbEddDEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal   aebbc e dBad  CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C    b             a E    E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 2 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET  TEMEL 908  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,038 225,270 23 23 859 1894 1894

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 26 6 24,50 61 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 65 29 57,75 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B ED     EDAcDDd  EbAADCEBCBDD dEdCD    

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAe bbc deEBbeaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE eCACADeDCED dA DBCEC AEb  BAeB CEC e

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCecEDcEEbEDaEBB   d

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 22 5 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 17 4 71
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 3 1 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BOZ 1036  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,940 225,270 196 196 4247 9880 9880

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 0 12 -3,00 -8 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 36 42 25,50 21 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDADDcbac  AdcCEeCBDDDEEdCDEDee

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAadbbbCcDEBbdadCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik cd   ab de    c    e   a     b    b    d

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dd    e b  b    ac a

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 8 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇEVRİM 932  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,865 225,270 176 176 3283 7607 7607

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 38 23 32,25 27 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEbeCEEDeDBCBEbDdAA    Dca DEEbeaEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b DAa    b     DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  C cA CEC       b             b         

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D a C c e  Ec e    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 12 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA ŞİMŞEK 476  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,210 225,270 166 166 2935 6805 6805

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 8 2,00 5 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 42 28 35,00 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEcB EEDdDD AadEbAdDCEcCBDDDEECCDED B

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal ace AbeCe EBacaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  d Cc  deaDD bD      a     b            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     d  E b          

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 7 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM KAZOĞLU 1065  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,475 225,270 112 112 1906 4401 4401

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 14 43,50 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEEDDDBCBECDeAAEcaA DcADEEDBDEDE B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eAae CcbBeCBdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        E               A                

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen        c     E     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 0 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ERYİĞİT 884  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,018 225,270 200 200 4402 10286 10286

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 31 29 23,75 20 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BebEDaCcEDaDBCBEbDcAedaade     EbaDEDdbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal          babaBdDBDa      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   b  d ECB          D CA                

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   d   d  e d E  B  B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 18 17 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 913  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,240 225,270 22 22 840 1847 1847

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 12 14,00 35 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 67 34 58,50 49 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCCEEeDDBCBECDdA EEaAcDcADEEcBDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eADec cca aBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d EEA dECBDcAdeDbCD eeCA be CcA C d B   

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  DEBe dEBDEdEE ec dB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 8 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TAŞ 1039  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,430 225,270 111 111 1871 4310 4310

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 48 17 43,75 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDbDdCEEDDDBCBECDeAA  aAD DADEEbBDEDd B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b eADebCcbBAaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E    EC D       D      e              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   d      e d E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLLİOĞLU * EL 827  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,683 225,270 59 59 1301 2964 2964

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 18 50,50 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBeEEDbDDDAdEEAA DCEBCBDDDEECdDdDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAeCbbc ceEB eBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CbeAb CA   C        CE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d    D E   eBEB a   

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 3 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUCİ MÜSLÜM 108  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,360 225,270 62 62 1337 3036 3036

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 56 24 50,00 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAdDEDBDEED cDeA dEbAeDCEBCBDDDEECdDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADdbbbeceEBabB CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCEdACeCAD DCaD cA DBaEC        D  d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 4 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DÜNDAR 503  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,903 225,270 70 70 1478 3399 3399

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 5 9,75 24 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 33 47,75 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDdCEbDDDBCBECbAAAcbaAeDDADEEbdDEeEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal beDADbc cbBAeBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E  aC  B   c DbCD      ACECb       D d

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen ceEceCbEd  d EEd   d

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ŞAHİN 228  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,488 225,270 52 52 1263 2886 2886

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 24 51,00 43 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDcDDDA EEbAeeCEBCBDDD ECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAe AbcCdeEB  aCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCb Ae     D aD    DB  C A    e         

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCeB DcEEC D aB  e  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CİBEKİR 1164  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,655 225,270 203 203 4742 11081 11081

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 26 20 21,00 18 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDdcb E  DDBCBb eeAAE  b DD DEa a E    

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AbecD   cea aBdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik         CB                   b          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       d             

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 16 10 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 1 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET SOYDAN 871  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,603 225,270 12 12 688 1447 1447

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 20 5 18,75 47 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 69 25 62,75 52 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDADDDddEEcAeDCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aADbAbcCcedBCeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECACeCdDDDb Da A DBCECbAEE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCA dD E   e E     b

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 3 79
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET UÇKUN 1048  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,560 225,270 204 204 4957 11579 11579

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 26 28 19,00 16 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCbEDCCEbDeDBC EaDdAc        DEa abEDd d

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b e DDc  c     bBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d a   b  BD                             

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen bec dCbd e   E a    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 17 12 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHİTTİN KİRKİZ 254  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,075 225,270 103 103 1803 4157 4157

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 16 8 14,00 35 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 53 36 44,00 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCaEEDDDBCcEaDcA E  AD ebDEEbeDEDE e

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal dbecee   cdbCBdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  eE baCECB ac   bCDDDACACA bCD    d     

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen ce  bCdE D a c d EaB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 5 63
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜJGAN KOÇAK 618  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,590 225,270 164 164 2914 6753 6753

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 43 32 35,00 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEeeDBCBECDeAbE  A  b DEEaBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AebAeabdcb baBEDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  C          b          b    C        a  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cDcacCbd D b E dBdaB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER PAMUKÇU 497  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,958 225,270 163 163 2901 6718 6718

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 41 24 35,00 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCCEEDDDBCBECDccAa aeD c DEEbe EDdAd

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal deDADebCcdaAaBdDBDeb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        E    b             C C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen       dE   C E     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 11 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSAB ALBAK 1049  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,448 225,270 182 182 3606 8403 8403

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 35 20 30,00 25 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDabEEDADDeAadEbc eCEBCBDcDEECC*dDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAeeAbcCde     CC        

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik b                   Bb    EE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 2 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM POLAT 1309  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,623 225,270 2 2 275 485 485

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 29 3 28,25 71 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 84 17 79,75 66 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEE A DDeDEEDBDEDEAe

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A DAaedCcbaACBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EbbECECBD A  bECDDDACACACECD  C CABDAB

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Dc ACdEBD dbE  c   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 35 3 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 2 83
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZİLLE KENDİRCİ 766  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,065 225,270 144 144 2439 5656 5656

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 2 24,50 61 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 43 18 38,50 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCCEEDDDBCBECDAb         DEEbBDE    

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b DAae  cba  B DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik     A C CB  c  Db b eA  CA E            

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   d      e e cEac   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 2 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACARIRMAK 814  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,080 225,270 208 208 5706 13306 13306

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 13 0,75 4 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 19 37 9,75 8 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDED bEE AD eAca c ADdEaacDe bbadcEcba

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal acbe  c beddCABCaedc     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   d b                b   e    a c       

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 15 18 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 0 4 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI İNANÇ 848  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,370 225,270 17 17 764 1662 1662

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 66 23 60,25 50 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cdDEDCCEEDDDBCBEbDeAb EdADDD DEEDBDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal caeAe  CcbBbbBEDdDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  C b   ECdD    DECD DAC  A  CD          

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen DDcd CdEeDEdEE CcE B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 2 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN DEMİR 1104  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,413 225,270 55 55 1287 2935 2935

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 6 15,50 39 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 27 50,25 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDaDdCEEDeDeCBbCDdA     aDDcDEE BDEDabB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AabADDc  bad BEDBbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   bE  CECBD bdDDb  D ACACAdECDc         

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen aD  eCAE DE bE     B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 11 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 15 4 63
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİ NBAYRAM 875  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,233 225,270 127 127 2136 4917 4917

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 48 27 41,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCCEdDeDBCBECDdAcEEdADDccDdEDaDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AdbAD  ecbBbCBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik     A d CB                              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Dc dCcEde e E acd  

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 3 1 13
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDASU KARAOĞLU 983  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,728 225,270 93 93 1688 3891 3891

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 26 45,50 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDCCEEDcDBCBECDeAbEE dDD dDEEDBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal c DAD   eeaeaBEDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik aa  A  cCBD    D b  D                  B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Db dCddc  b Ea c BB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 2 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ŞENEL YAMAÇ 300  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,098 225,270 97 97 1735 4013 4013

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 1 9,75 24 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 49 16 45,00 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBcEED DDDe cEbAADCEBCBDDDEECCDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAD bba  edBb aCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CbCA AC  D            C   E    DB      

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 1 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ÖZKILIÇ 966  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,825 225,270 191 191 3961 9246 9246

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 34 27 27,25 23 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  dDEDaCEEDDbBCBEbDeA  d    D Db  BDE EbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal dbDADD  cbBbaBdDBbCa     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  CEb   a   a           d eCc            

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  e  c dd     E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 21 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 6 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖRS İLKNUR 894  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,968 225,270 79 79 1575 3589 3589

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 8 11,00 28 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 54 28 47,00 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDdCEEDDbBCBECDeAcEEEADDDA EEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b eAaDbeccBe BdDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik  Cb b   CBD  dbDE DDc   CA ECb  C d  e  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   c   dd b          

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 5 38
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ ESRA 890  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,805 225,270 34 34 1013 2263 2263

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 62 28 55,00 46 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dbEDEcBcEEDAcbDAdEEbAADeEBeBDDDEECCDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  Ab Ab    EBaeaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE A eCADDDdb   A DB cC    e   D       

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCb Ee E CEDdEBdacCc

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZBULUT HIZIR 980  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,860 225,270 77 77 1548 3534 3534

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 51 15 47,25 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEEDAaDDA E  AeeCEBCaDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAD AbcCd EBaedCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DC    dC cD  b     DBCE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZKAN LEYLA 901  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,703 225,270 162 162 2873 6644 6644

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 9 6,75 17 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 43 31 35,25 29 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcdDEaBbEED  aD   cAceDCbBCBDeDEECCcEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal Dbe Ae    EBC   CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCE A  C cc b Dbdba BCE  b E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen  ac Ee c e D d    e 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 7 33
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PAYAM ÇANKAYA 810  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,520 225,270 73 73 1488 3418 3418

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 50 8 48,00 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBeEEDAD DAaEEAAeDCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal  A  Ab    EB A  CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C      A DDC        C e                

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen                  cb 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 35 4 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PEKTAŞ RUMEYSA 915  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,675 225,270 209 209 5835 13628 13628

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 18 42 7,50 6 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe abcDEaBcd*abebDAcaEAbcabEabcDDeEabCDEeee

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal abbddeeCcDdeeAaddbBb     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 14 26 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PERİHAN ERDİNE 804  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,018 225,270 183 183 3626 8455 8455

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 36 25 29,75 25 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbdDEDB EdDAcDaeac AAeDCEBCBDbDEcCeDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAbeAbc  bdBae bCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik b     AC              E  b E            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 13 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR DURMAZOĞLU 34  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,525 225,270 186 186 3698 8623 8623

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 10 12 7,00 18 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 40 44 29,00 24 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcdDE    ED b  A    AdDCEBCBDbebEdCDEbdB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal   DbcbcedbdBbd dCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCbCA  edb bCb Ddb DBdbb A E a          

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCe cebEdb D  BdaBdb

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 19 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 10 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
POLAT EMİRHAN 840  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,393 225,270 107 107 1830 4222 4222

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 5 13,75 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 48 16 44,00 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEEDcDD cacEbAeDCEBCBDDDEEbCDEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal                CCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE A AC DDbCbc    D CEdE  Ee      C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen          d          

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 2 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BOZKURT 1077  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,598 225,270 68 68 1440 3295 3295

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 7 11,25 28 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 31 48,25 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEDB EED ae AdEEcAeDCEBCBDbDEECdDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D b Abc   EB ca CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  eECACdaecDDCED  b DBCE  b              

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCb Ee EadcDBdBaa CE

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 7 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN DELİBAŞLAR 212  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,615 225,270 181 181 3505 8168 8168

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 36 21 30,75 26 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCbEDdCEEDeDBCBE DdAAE   DDe DEEbaDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bC   ececbeeaBdDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik         Ce       C    C     b           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA 54  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,203 225,270 157 157 2699 6249 6249

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 42 22 36,50 30 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEbaCEEcDDBCBECDAAc b   eD DEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b D a b  bdAbBEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik                  CDe  C  A E            

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D    b  c abE  ed B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 9 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİNER BERKAY 690  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,650 225,270 46 46 1183 2671 2671

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 17 5 15,75 39 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 57 19 52,25 44 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEEDeDBCBECDdAA      D DEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b eAab    BAaB DBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EE aCcCBD  cDa CD DAC CA EC     C    d

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen eDE ACbE    a       

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 6 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 3 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAKZUCU SAMET 921  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,290 225,270 82 82 1593 3629 3629

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 54 30 46,50 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDEDCCEbDDDeCBECDAA  a  eDc DEEeeDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A beDcd cbBeCBEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik c EEbECcCB     e       A   E  A C d   AB

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen ceccACbc eEe E Cc   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 2 33
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BOZ 981  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,583 225,270 69 69 1466 3361 3361

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 2 8,50 21 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 12 48,00 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDEDCCEED DBCdECDeA E E DDDdDEEbB EDE d

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A  AD  CcbB aB DBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EE   EbBD        D  C CA  b           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen      Cb      E Cc   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 5 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET 992  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,633 225,270 193 193 4029 9400 9400

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 37 41 26,75 22 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEaaacED DD AdEc AdDbEcdBDDcEECdcdDd 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal eb ebe Cb de c bCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik        C b DCEa    DdCEd                

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen ddcaEbDc b  ddBcEcC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 21 15 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 3 21
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SANEMSEMA İBİN 1095  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,195 225,270 96 96 1732 4008 4008

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 10 4,50 11 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 51 24 45,00 38 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDE BbEED DDDA dEeAADCEBCBbDcEECdDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D D cdc  DEB Aa CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik D  dc Ab D a  Dad   B  b c E d  De      

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen AC  Eb E   a   c    

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 7 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇKİN İREM 14  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,253 225,270 161 161 2843 6580 6580

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 41 22 35,50 30 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdDCCEEDDDcbBECDdeAEEdADDc DaEeeaEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCDADecbcb     DBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        ECe       C  DACb    C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEKER ESME 956  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,738 225,270 198 198 4292 10006 10006

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,68 6,68 5,24

Toplam: 120 32 28 25,00 21 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDbDdCEaDDbBCcdCDeAcEEdAbeDbDEEbaDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal eaadDcbCaeaeaBEDBbCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 15 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YAŞAR 1058  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,668 225,270 48 48 1201 2718 2718

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 0 15,00 38 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 56 15 52,25 44 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBDEEDADDDA EEcAeDCEBCBDeDEECaDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAebAbcC edBaea CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACACA DDC DD    BCE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 0 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERTTAŞ HALİT 831  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,998 225,270 57 57 1295 2952 2952

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 2 13,50 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 18 50,50 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCcEDDDBCaECDeAAE   DaD DEEbBDEDEAe

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal AdbAaD CcbaebBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E A CE BD    D Cb D C CA  C       a  B

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   d          E      

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 7 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 1 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVAL ODUNCU 1083  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,928 225,270 155 155 2670 6178 6178

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 3 7,25 18 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 44 29 36,75 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDdDCbcEDDDBCBECDAAb   cDDDADEEbBDEDdce

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b b Db  ab  aBd dbC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik a      ECaD  e   C D A A A              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D c Cbc eEbbEEC bd 

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 2 29
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİM BERRİN 836  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,895 225,270 41 41 1099 2466 2466

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 59 21 53,75 45 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEDBbEED DD  EcEcAeDCdBCBDDcEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAebAbD   EBeAdCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA AC DDDCb     DBC d b E c          

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen   d cDcE     aB     

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 8 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİNÇ CELİLE 1084  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,005 225,270 117 117 1961 4533 4533

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 5 12,75 32 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 18 42,50 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BbEDEce bED cDe a EbAADaEBCBDDDE d DED  

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aA  d          CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCEdAC C   bCba  b  BCECE EE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen e    D E   D EB     

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 22 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 3 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKETCAN PEKBALCI 1377  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,013 225,270 124 124 2102 4852 4852

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 4 10,00 25 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 23 41,25 34 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDacEED D bAE EbAdDCEBCebDDEEC ebbCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal   aeb     EB  d CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCECAC C DDDCEa        e    a           

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCA  D E d D E   ca 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 9 2 38
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL SERT 1062  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,880 225,270 197 197 4287 9992 9992

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 30 20 25,00 21 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe aCDEDbCEb cDBCBEC AAbEc dcDDAaEEbB EDd d

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal be    e  bBAaBED bCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Fen   c            b    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 12 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ÖZBULUT 866  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,573 225,270 156 156 2685 6215 6215

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 43 25 36,75 31 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcdDEDBbEEDAceDdEdEcAeDCEdCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DbDeAec  DdBedabCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC       DD     db  Bb d A              

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 5 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SONTUR RABİA 859  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,153 225,270 119 119 2025 4679 4679

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 8 9,00 23 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 49 27 42,25 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCD DCCaEDeDBCBECDdAb a ADDD DEE BDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bAaececABeaBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEcE EC       baD   CACe bCD    d d  d

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen   d    d       e    

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 7 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 3 46
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 2 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KELLECİOĞLU 1034  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,305 225,270 18 18 782 1700 1700

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 3 14,25 36 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 65 20 60,00 50 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B dDEDBbEEDADDeAaEEbAADCEBCBDDDEECCDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAb Abc deEBCbaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE A  CAD bCEDc   DBbE   EEC           

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dCe  e EEC   E d   E

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 2 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 0 50
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUEDA ÇAY 0  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,533 225,270 116 116 1947 4484 4484

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 15 43,25 36 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBDEEDADe   aE A DCEBCBDeDEECCDEDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAD bbcCdedBaeBCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik   E      D       b DB         a         

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen        c         c  

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 32 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 1 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAGAN ÜLKÜ 249  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,518 225,270 194 194 4073 9509 9509

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 34 30 26,50 22 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dbDEbdCbEcabBCeECDAAdEc ADaD DEEbdDEDdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal bCDADececbeeaBdDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik    b     B             b    C      e    

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 15 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 2 2 8
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN YILDIRIM 944  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,805 225,270 170 170 3130 7220 7220

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 39 21 33,75 28 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDabEEDADDeAadEbc eCEBCBDcDEECeDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAeeAbcCde     CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik b          D        Bb    EE            

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 2 17
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TANAYDIN EMRE 1094  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,948 225,270 5 5 449 875 875

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 26 2 25,50 64 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 75 14 71,50 60 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDEDCCEEDeDBCBECDeAA E ADD ADEE BDEDEAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A eADe  cbBcaBEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   EEAECECBD  d DECb DACACACECDA   C  DA 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen     cCdEB    E  cE B

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 3 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 19 2 79
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 2 0 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALBAK 1028  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,800 225,270 26 26 911 2011 2011

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 22 12 19,00 48 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 64 27 57,25 48 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBDEEDADDDAdE bcADCEBCBDeDEECCDaDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAbCAbc  edBaAaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCECeCeCAD DCbDecb DBCcbEe ECcBAD AdEC  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 33 6 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 13 8 54
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 3 0 75
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TEKİN CANER 241  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,063 225,270 195 195 4180 9753 9753

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 33 30 25,50 21 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CbEDC cbDeDeCcEbD       eaeADEEbeDEDdAB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal eeDeD   cbdd BEDBbCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d     a CBD    D    D    A              

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen ae   Cdd e   c  a   

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 18 13 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜZELNESLİHAN 931  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,668 225,270 54 54 1283 2925 2925

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 13 2 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 21 50,75 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEaBbEEDAaD A   cAADCEBCBDDDEECCDEDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAaeAbc  eEBae  CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CE ACACAD Dd D  b D CE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     Ee dbecD EB  cC 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 5 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 1 50
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞURLU BERİVAN 847  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,635 225,270 174 174 3260 7536 7536

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 7 2 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 39 26 32,50 27 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEaBbEED eaD a EAAbeCEdCeDDDEddCDEbCa

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DcDCbbce  dBb aCCDB      

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C e  bCAD  C        CE                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     d  E          a 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 6 2 25
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMEYR KAYA 942  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,043 225,270 104 104 1806 4163 4163

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 49 19 44,25 37 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEEDcDDeA  E AADCEcCBDDDbECdDbDCB

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAbaAbc ee BbABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC dA Ab eD e D     B                   

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen       D      E      

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 4 21
VERİ 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UZCAN EMRE 1047  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,315 225,270 136 136 2267 5257 5257

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 7 12,25 31 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 46 25 39,75 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEbabEEDADDD  b bAdDCEBCBDDDdcddDdDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aADeAbc    B ea CDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCEeA bC D D  D  b DBaEC A a c  D  C    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN ALAKIRIK 925  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,000 225,270 180 180 3416 7928 7928

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 36 18 31,50 26 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDa EED DD b  EAAeDCbBCBDDDbE bDdDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal Dce  ec   dBbbd CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA                                   

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 8 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 0 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUURÇERÇİ 837  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,970 225,270 185 185 3681 8577 8577

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 35 22 29,50 25 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe cCDEDCdEbaDDBCBdCccA EEEAeDceDEEbBDEDEbB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A DAD  e d  bBEcdba      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik d        aD        c                 D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 1 2 4
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP KAZOĞLU 969  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,445 225,270 21 21 836 1836 1836

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 67 34 58,50 49 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe dcEDEDBbEEDAcDeAEdEbAADCEcCBDDDEECCDbDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aeDCAdcebcaBCAaCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCE A eCADcDCEDD AcD C C cd             

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCAcdDaEECbecEBcEBCa

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 6 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR ATALAY 916  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,995 225,270 123 123 2061 4767 4767

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 47 21 41,75 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEED Daed EEbAeDCdBCBDD EEC D  Ce

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAbCAdcCe EBCeaCCbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bC eAC   D  Cb      a ECEA              

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen     c  E            

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 8 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 8 3 33
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAŞAR AYŞE 889  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,023 225,270 30 30 963 2129 2129

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 18 5 16,75 42 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 62 24 56,00 47 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe eCDdD bEEDDDBCBECDdA E  ADD ADEE B EDd B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b bAa  C AabeBEDBDCb     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   Eb ECECBD AdeDEC   ACA A EC   b d   A 

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen cDE dCdE eE EE ec aB

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 5 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 14 2 58
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 2 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİM KILIÇ 1050  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,663 225,270 146 146 2463 5701 5701

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 0 5,00 13 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 42 14 38,50 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe B EDEDBeEdD DD A  EAA DCEBCBDDDEdeCDEDCa

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAbdbbce  EB eaCeDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  C     C D          B E                 

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 5 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 0 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ PETEK 912  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,578 225,270 143 143 2407 5595 5595

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 11 10 8,50 21 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 48 37 38,75 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDEDCbEEDDDBCBECDeAbEcac DDcDEEbBDEDEcB

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal b D a   cbBdaBdDBba      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E  cCcb D b eabCDDDcC  A ECec         

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  Db d dddedbbEE     

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 10 6 42
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ YILMAZ 857  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,400 225,270 141 141 2372 5510 5510

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 43 16 39,00 33 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BCDdDCCEEDaDBCBECDeAA   ADaaADEEbdDEDd B

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal A aADe  cbaeaBEDBDC      

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik        E B            CA b  C        D  

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 5 1 21
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ ELMAS 548  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,090 225,270 47 47 1193 2698 2698

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 58 22 52,50 44 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBeEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECbDbDCc

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DADbAbce eEBbABCCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCEec bC    C       eC                  

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen d    b E b DB Bdacb 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 4 5 17
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ SEVDA 1035  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,363 225,270 147 147 2472 5719 5719

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 6 6,50 16 8,88 8,88 6,02

Toplam: 120 44 23 38,25 32 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEeabEEDdDDDAacEcAdDCEBbBDDDE dCDEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal aAa AbD  bEBb  bCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik  CECA e A  D  a     c c    E d  D  d    

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 3 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 1 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE 988  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,990 225,270 58 58 1296 2953 2953

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 4 14,00 35 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 55 18 50,50 42 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BcEDEDBbEED DD   c AAdDCEBCBDDDEEC DEDC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal D   bb   cEBaeB CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCE AC CA DD  e    DBC C b b   A     C A

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen  CdccD E     c    C 

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 29 4 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 3 50
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF İSLAM KAYA 1045  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,700 225,270 72 72 1483 3408 3408

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 15 6 13,50 34 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 56 34 47,50 40 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEDBbEEaADae a EbAADCEeCeceDEECdDEDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal eAeabb    EBaeB CbBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCECA eC   DCbDDeb  B ECac E    D       

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen ACedED EadE  Ed acdE

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 12 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 11 5 46
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MERT ÇOPUR 838  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,650 225,270 121 121 2044 4723 4723

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 8 0 8,00 20 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 46 16 42,00 35 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  CDEDdCEEDeDBCcECDdA      D  DEEDBDEDEA 

Cevap Anahtarı B BCDEDCCEEDDDBCBECDAAAEEEADDDADEEDBDEDEAB

TYT Sosyal   eAa   ccaeCBEDBDCC     

Cevap Anahtarı B ACDADDACDABACBEDBDCCCEEBA

TYT Matematik   E   CE BD    D    D       C           

Cevap Anahtarı B ECEEAECECBDBABDDECDDDACACACECDABCECABDAB

TYT Fen  D c  dE  bd E  c e 

Cevap Anahtarı B DDEBACAEBDECEEECBEBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 26 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 7 0 29
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÜZÜMCÜ 946  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,760 225,270 76 76 1515 3466 3466

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 14 6 12,50 31 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 52 19 47,25 39 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe  edDE B EEDA DDA  EcAeDCEBCBDD dECCD aC 

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal a D bd C  EB   CCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik bCEC CACAa DCba  b  B cC A E           A

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen dC   D Eab   dB     

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 25 6 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 12 4 50
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 4. DENEME ÖZEL

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YILDIRIM 1041  2

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
378,675 225,270 1 1 274 484 484

Puanı Hesaplanan: 214 6435 15273 15273

Katılımlar: 214 214 6825 16403 16403

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,55 25,55 18,80

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,60 1,60 1,49

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 -0,24 -0,24 -0,19

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,57 1,57 1,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,75 2,73

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,68 6,68 5,24

Matematik-1 40 32 2 31,50 79 8,88 8,88 6,02

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,58 0,58 0,47

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,93 0,93 0,70

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,36 0,36 0,25

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 1,87 1,87 1,42

Toplam: 120 85 22 79,50 66 42,98 42,98 31,48

TYT Türkçe BAEDEaB EEDAD bAEEE AeDCEBCBDcDEECCDcDCe

Cevap Anahtarı A BAEDEDBDEEDADDDAEEEAAADCEBCBDDDEECCDEDCB

TYT Sosyal DAe dbcCdeEB eBaCDBD     

Cevap Anahtarı A DADCAADCADEBCABCCDBDABEEC

TYT Matematik DCE ACACADDDCED dA  BCECEAEECaBADB CEC A

Cevap Anahtarı A DCECACACADDDCEDDBABDBCECEAEECEBADBACECBA

TYT Fen bCABED EadED EBBbdCc

Cevap Anahtarı A ACABEDDEECEDBEBBEBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 24 20 1 83
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 1 1 50
ÜÇGENLER 4 4 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
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