
OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT ÖZEL DENEME 198 4754 12051 12051

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

1 1309 MÜSLÜM POLAT 12D 20 3 19,25 3 8 1,00 16 6 14,50 39 17 34,75 255,253 1 4 424 245,813 2 4 377 239,555 1 1 211

2 871 MUHAMMET SOYDAN 12E 27 10 24,50 12 11 9,25 1 6 -0,50 12 28 5,00 52 55 38,25 242,965 3 5 615 212,788 1 16 1038 235,203 1 2 267

3 981 SALİH BOZ 12E 20 7 18,25 16 8 14,00 3 0 3,00 9 31 1,25 48 46 36,50 257,798 2 2 398 184,968 7 84 2542 234,525 2 3 276

4 1093 FEYZULLAH TEKİN 12C 2 21 -3,25 32 4 31,00 34 25 27,75 216,693 1 25 1427 282,850 1 1 97 232,490 1 4 312

5 1102 BURAK BİLGİ 12G 30 5 28,75 20 17 15,75 50 22 44,50 255,378 1 3 421 181,793 8 104 2906 229,410 1 5 362

6 916 YAŞAR ATALAY 12E 21 15 17,25 27 11 24,25 48 26 41,50 258,473 1 1 386 177,345 14 137 3470 223,263 3 6 482

7 831 HALİT SERTTAŞ 12E 25 10 22,50 15 23 9,25 40 33 31,75 235,970 4 9 761 188,033 6 75 2286 222,678 4 7 494

8 869 EMİN BİLİCİ 12E 26 8 24,00 14 18 9,50 1 5 -0,25 10 30 2,50 51 61 35,75 221,318 7 22 1251 200,523 2 37 1498 221,235 5 8 528

9 879 EREN KABUK 12E 25 15 21,25 13 7 11,25 38 22 32,50 225,318 6 18 1092 183,220 8 94 2725 220,368 6 9 551

10 1041 ZEYNEP YILDIRIM 12B 4 4 3,00 1 1 0,75 1 22 -4,50 18 9 15,75 24 36 15,00 206,143 4 44 1934 255,450 1 2 271 218,860 1 10 594

11 1089 SAİT ALİ KILIÇ 12B 20 19 15,25 1 15 -2,75 11 22 5,50 32 56 18,00 215,598 2 27 1467 213,405 4 12 1017 216,100 2 11 673

12 899 BEYTULLAH ÖZTÜRK 12E 14 7 12,25 10 3 9,25 9 31 1,25 4 33 -4,25 37 74 18,50 215,753 9 26 1464 176,068 17 144 3661 210,060 7 12 841

13 863 BİLAL ÇEVİK 12G 25 6 23,50 14 14 10,50 1 12 -2,00 0 1 -0,25 40 33 31,75 232,750 3 11 861 187,403 3 76 2344 210,010 2 13 843

14 0 ELİF ÖZTÜRK 12F 23 16 19,00 13 17 8,75 4 10 1,50 40 43 29,25 227,980 4 15 1008 193,460 2 56 1897 207,640 1 14 934

15 927 RABİA KUMLUCA 12G 29 6 27,50 10 8 8,00 0 3 -0,75 39 17 34,75 213,383 7 32 1561 181,905 7 103 2895 207,510 3 15 935

16 955 ESRAKARAHAN 12G 30 10 27,50 14 18 9,50 44 28 37,00 227,905 5 16 1012 186,515 4 80 2411 207,143 4 16 950

17 227 ALEYNA UYĞUR 12F 19 14 15,50 20 9 17,75 3 4 2,00 1 0 1,00 43 27 36,25 232,152 2 12 876 181,295 9 106 2970 205,479 2 17 1009

18 0 ALİYENUR YAŞAR 12D 10 2 9,50 17 8 15,00 27 10 24,50 237,810 2 7 717 248,965 1 3 338 204,640 2 18 1048

19 993 ERKAN DİLARA 12B 18 10 15,50 15 9 12,75 2 4 1,00 35 23 29,25 240,485 1 6 660 198,908 10 43 1564 204,525 3 19 1054

20 0 İPEK NUR ATİK 12F 20 11 17,25 11 16 7,00 31 27 24,25 222,835 5 21 1194 184,473 5 86 2587 201,820 3 20 1165

21 301 GÜLSÜM ÇELİK 12F 21 7 19,25 15 12 12,00 2 6 0,50 38 25 31,75 212,815 10 33 1595 179,663 13 115 3182 201,523 4 21 1178

22 194 ABDULLAH ÇABUK 12F 24 10 21,50 13 12 10,00 37 22 31,50 216,928 6 23 1411 178,958 15 120 3279 200,405 5 22 1231

23 0 GÜLBAHAR KIRAÇ 12E 23 15 19,25 3 7 1,25 26 22 20,50 206,253 12 42 1925 195,855 4 53 1756 200,023 8 23 1250

24 980 HIZIR ÖZBULUT 12F 16 11 13,25 9 6 7,50 25 17 20,75 206,713 13 41 1903 183,875 6 91 2648 198,965 6 24 1310

25 962 FURKAN DEİR 12F 17 7 15,25 18 7 16,25 1 0 1,00 36 14 32,50 228,970 3 14 983 174,005 24 153 3995 198,128 7 25 1361

26 924 YAĞMUR KURT 12G 24 14 20,50 15 12 12,00 3 3 2,25 6 20 1,00 48 49 35,75 237,038 2 8 733 178,368 11 135 3354 197,628 5 26 1395

27 0 AYŞE KÖMEK 12E 18 6 16,50 10 10 7,50 0 4 -1,00 28 20 23,00 211,295 11 35 1675 178,815 10 122 3298 197,279 9 27 1413

28 1079 HASAN HÜSEYİN ÇETİN 12E 23 14 19,50 23 14 19,50 199,630 14 53 2342 197,343 3 47 1677 196,788 10 28 1439

29 108 MÜSLÜM TAŞKESEN 12F 15 11 12,25 7 5 5,75 2 3 1,25 24 19 19,25 202,178 14 50 2191 187,360 4 77 2348 195,768 8 29 1496

30 876 ZELİHA ALTUNDAĞ 12G 25 8 23,00 13 9 10,75 0 8 -2,00 38 25 31,75 205,995 9 45 1945 182,990 5 97 2769 194,728 6 30 1559
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

31 1050 YEŞİM KILIÇ 12F 25 5 23,75 19 5 17,75 44 10 41,50 234,083 1 10 826 173,113 26 155 4140 193,225 9 31 1639

32 848 NALLI İNANÇ 12D 6 8 4,00 0 6 -1,50 10 9 7,75 16 23 10,25 198,185 7 57 2422 213,240 5 14 1026 193,070 3 32 1654

33 1039 MERYEM TAŞ 12E 11 6 9,50 7 3 6,25 1 1 0,75 19 10 16,50 198,035 15 58 2430 179,590 9 116 3192 192,948 11 33 1662

34 883 EMİN YÜKSEL 12A 4 13 0,75 12 19 7,25 16 32 8,00 191,973 3 73 2870 230,263 1 6 591 192,928 1 34 1666

35 1094 EMRE TANAYDIN 12C 0 9 -2,25 6 2 5,50 6 11 3,25 198,288 4 56 2416 217,888 3 9 882 192,355 2 35 1701

36 1072 GÜLSÜM BALIKSUYU 12F 18 9 15,75 8 5 6,75 26 14 22,50 214,115 8 30 1527 194,240 1 55 1838 192,160 10 36 1707

37 776 BATUHAN ÇOBAN 12D 12 12 9,00 7 9 4,75 7 21 1,75 26 42 15,50 215,213 4 28 1483 198,055 14 45 1615 191,328 4 37 1752

38 1028 TARIK ALBAK 12G 20 12 17,00 7 7 5,25 27 19 22,25 208,715 8 38 1792 196,175 1 51 1736 190,925 7 38 1774

39 0 ZEYNEP ABALI 12E 15 6 13,50 16 10 13,50 2 5 0,75 33 21 27,75 225,652 5 17 1082 178,815 10 122 3298 190,879 12 39 1777

40 1060 ATAKAN ÇAĞLAR 12F 22 4 21,00 1 0 1,00 23 4 22,00 196,483 16 63 2553 183,140 8 95 2731 190,655 11 40 1792

41 124 Gİ*MNUR  KÖSEO LU 12G 21 11 18,25 15 13 11,75 36 24 30,00 205,700 10 47 1973 166,690 20 172 5522 190,380 8 41 1805

42 887 İJLAL KAPLI 12G 27 12 24,00 20 14 16,50 47 26 40,50 229,183 4 13 974 176,435 13 142 3611 190,305 9 42 1811

43 807 BİLAL TEKŞAN 12F 16 20 11,00 9 12 6,00 2 1 1,75 27 33 18,75 196,068 17 64 2581 161,523 31 181 7022 188,025 12 43 1989

44 0 BÜŞRA MEŞEGÜLÜS 12F 18 10 15,50 11 8 9,00 29 18 24,50 211,120 11 37 1685 178,815 17 122 3298 187,899 13 44 2002

45 0 BETÜL KARAKI *I 12F 13 8 11,00 13 13 9,75 2 1 1,75 28 22 22,50 213,465 9 31 1557 178,815 17 122 3298 187,432 14 45 2036

46 854 FATMA EREN 12C 1 15 -2,75 16 4 15,00 17 19 12,25 197,708 5 59 2452 231,483 2 5 569 187,390 3 46 2042

47 0 ESRANUR KOÇAK 12E 21 10 18,50 5 0 5,00 3 2 2,50 29 12 26,00 211,443 10 34 1662 188,538 5 73 2238 187,258 13 47 2053

48 1058 SELİN YAŞAR 12F 17 4 16,00 2 0 2,00 19 4 18,00 195,943 18 66 2591 189,963 3 68 2134 187,168 15 48 2060

49 942 ÜMEYR KAYA 12F 16 13 12,75 5 4 4,00 2 3 1,25 23 20 18,00 193,300 21 71 2771 180,258 11 112 3108 186,598 16 49 2097

50 991 GÜLLÜ TEKE 12B 7 1 6,75 7 2 6,50 4 0 4,00 2 2 1,50 20 5 18,75 208,515 3 39 1799 184,260 17 88 2607 185,620 4 50 2178

51 976 CEMRE BİLEÇ 12D 1 1 0,75 1 0 1,00 9 2 8,50 6 10 3,50 17 13 13,75 225,003 3 19 1103 212,945 6 15 1033 184,443 5 51 2258

52 954 İLAYDA KOÇAK 12C 5 1 4,75 2 0 2,00 5 4 4,00 6 14 2,50 18 19 13,25 196,710 6 61 2539 198,390 9 44 1586 184,103 4 52 2293

53 913 MERYEM KAYA 12D 0 12 -3,00 14 14 10,50 14 26 7,50 174,010 16 115 4641 221,445 3 7 771 183,640 6 53 2336

54 877 PELİN KOÇLUOĞLU 12G 24 10 21,50 4 4 3,00 28 14 24,50 195,340 12 67 2635 191,938 2 60 1986 183,623 10 54 2338

55 1081 KEVSER BOZDAL 12C 2 2 1,50 4 0 4,00 0 10 -2,50 9 11 6,25 15 23 9,25 184,253 7 87 3550 205,933 6 27 1266 183,540 5 55 2344

56 864 ALEYNA TOY 12A 1 6 -0,50 5 8 3,00 6 14 2,50 186,970 5 81 3289 210,783 4 20 1106 182,890 2 56 2402

57 230 KADİR İLDEŞ 12F 11 9 8,75 9 13 5,75 1 0 1,00 1 2 0,50 22 24 16,00 197,708 15 59 2452 175,383 22 147 3795 182,048 17 57 2458

58 940 ALİ ENES GÖRGÜLÜ 12E 20 5 18,75 3 0 3,00 10 30 2,50 33 35 24,25 216,708 8 24 1424 168,673 23 166 5086 181,473 14 58 2498

59 1061 MERYEM KODAL KOĞLU 12G 22 6 20,50 18 8 16,00 2 2 1,50 42 16 38,00 224,578 6 20 1120 175,555 14 145 3771 180,415 11 59 2595

60 908 MEHMET TEMEL 12A 8 7 6,25 13 14 9,50 21 21 15,75 205,850 2 46 1958 212,523 3 17 1045 180,355 3 60 2604
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Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

61 881 FATMA SAVAL ŞAHİN 12D 0 16 -4,00 9 6 7,50 9 22 3,50 175,845 15 109 4428 211,468 7 18 1077 179,948 7 61 2630

62 0 ZÜLAL AÇOĞLU 12G 22 8 20,00 5 4 4,00 3 1 2,75 4 36 -5,00 34 49 21,75 195,945 11 65 2590 168,215 18 167 5236 179,944 12 62 2632

63 1001 AYŞENUR ATALAY 12E 24 6 22,50 7 7 5,25 1 0 1,00 32 13 28,75 191,608 17 74 2887 175,073 18 150 3836 179,590 15 63 2661

64 468 HÜMEYRA EROLDAN 12A 2 11 -0,75 4 6 2,50 6 17 1,75 184,735 6 85 3508 205,068 6 28 1300 179,158 4 64 2712

65 1055 BEYZA KARAOĞLAN 12F 19 3 18,25 1 0 1,00 1 7 -0,75 21 10 18,50 180,195 24 92 3970 180,590 10 110 3064 178,865 18 65 2742

66 796 BURAK İNCEÇÖPLÜ 12C 1 0 1,00 1 1 0,75 6 6 4,50 7 13 3,75 15 20 10,00 201,330 3 52 2238 207,800 5 23 1211 178,768 6 66 2753

67 914 ADİLE KARTAL 12E 26 8 24,00 1 2 0,50 27 10 24,50 183,248 18 88 3642 176,263 16 143 3633 178,403 16 67 2794

68 969 YAKUP K* OĞLU 12A 4 4 3,00 10 19 5,25 14 23 8,25 184,625 7 86 3521 213,405 2 12 1017 178,158 5 68 2822

69 953 EMİNE YİĞİTUŞAĞI 12F 21 8 19,00 3 0 3,00 2 0 2,00 26 8 24,00 193,803 20 70 2735 179,858 12 113 3164 177,358 19 69 2891

70 832 HACI AHMET K ÇLUOĞLU 12E 16 12 13,00 0 2 -0,50 16 14 12,50 178,968 19 100 4094 174,735 19 152 3875 176,883 17 70 2962

71 921 SAMET ŞAKZUCU 12C 7 0 7,00 1 10 -1,50 8 7 6,25 12 17 7,75 28 34 19,50 211,185 2 36 1682 191,200 12 63 2055 176,803 7 71 2968

72 878 FADİME BOZTEPE 12D 0 11 -2,75 5 4 4,00 5 15 1,25 179,338 12 96 4059 206,158 11 26 1254 176,545 8 72 2997

73 169 BERFİN POLAT 12D 1 4 0,00 12 3 11,25 9 8 7,00 22 15 18,25 203,910 6 49 2080 210,840 8 19 1104 176,115 9 73 3031

74 562 ELİF ULAŞ 12A 4 36 -5,00 13 27 6,25 17 63 1,25 158,263 22 169 6532 206,918 5 24 1234 176,100 6 74 3033

75 235 AYDOGANKEVSER 12D 8 1 7,75 5 3 4,25 13 4 12,00 204,853 5 48 2028 208,103 9 21 1202 176,020 10 75 3041

76 240 SUEDA ÇAY 12F 14 8 12,00 14 11 11,25 1 0 1,00 29 19 24,25 214,965 7 29 1498 178,818 16 121 3297 175,950 20 76 3048

77 826 ŞEVVAL İNCİ 12F 14 14 10,50 12 16 8,00 1 3 0,25 1 0 1,00 28 33 19,75 207,173 12 40 1877 183,305 7 93 2712 175,608 21 77 3090

78 1034 SUDE KELLECİOĞLU 12D 4 3 3,25 7 9 4,75 11 12 8,00 186,158 10 82 3355 213,860 4 11 1009 175,580 11 78 3095

79 835 AYLİNPOL* 12F 11 8 9,00 2 5 0,75 13 13 9,75 179,052 25 98 4087 178,815 17 122 3298 175,499 22 79 3105

80 0 ESİN ÖZDEMİR 12 15 7 13,25 0 2 -0,50 6 6 4,50 9 15 5,25 30 30 22,50 199,113 1 55 2377 203,878 1 29 1340 175,320 1 80 3126

81 900 ÇELİK HATİCE 12C 16 12 13,00 1 9 -1,25 2 10 -0,50 19 31 11,25 175,068 12 112 4515 186,893 15 79 2387 175,065 8 81 3150

82 880 IRMAK TATARHAN 12F 18 6 16,50 6 6 4,50 24 12 21,00 195,183 19 68 2640 177,378 21 136 3469 174,755 23 82 3177

83 806 ALPER SERTDÜŞER 12F 10 12 7,00 9 6 7,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 22 23 16,25 188,683 22 78 3142 166,430 27 173 5579 174,530 24 83 3201

84 0 HATİCENUR DEMİR 12D 2 4 1,00 3 1 2,75 5 5 3,75 180,148 11 93 3977 200,148 13 38 1511 174,280 12 84 3225

85 228 MUHAMMED ŞAHİN 12C 1 0 1,00 0 3 -0,75 9 10 6,50 10 13 6,75 167,458 17 140 5378 207,953 4 22 1206 174,125 9 85 3243

86 909 AYŞEGÜL ŞEKER 12 17 16 13,00 17 16 13,00 177,545 2 105 4251 182,113 2 101 2879 173,948 2 86 3265

87 813 AYLİN PİRE 12D 4 5 2,75 6 10 3,50 10 15 6,25 188,168 9 79 3189 200,993 12 36 1479 173,935 13 87 3268

88 1104 NESLİHAN DEMİR 12A 10 2 9,50 12 10 9,50 22 12 19,00 206,148 1 43 1933 203,483 7 30 1350 173,305 7 88 3341

89 952 PERİHAN ŞENOĞLU 12G 18 10 15,50 5 7 3,25 4 1 3,75 4 8 2,00 31 26 24,50 188,747 15 77 3136 182,535 6 99 2828 173,154 13 89 3360

90 0 ALİ ARPACI 12B 1 0 1,00 1 4 0,00 2 17 -2,25 25 5 23,75 29 26 22,50 175,220 10 111 4495 220,705 2 8 811 173,082 5 90 3368
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
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Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

91 859 RABİA SONTUR 12G 12 19 7,25 8 9 5,75 4 6 2,50 3 8 1,00 27 42 16,50 189,650 14 76 3064 181,543 9 105 2937 172,968 14 91 3382

92 891 KÜBRA ORTAT* E 12A 1 0 1,00 2 9 -0,25 10 10 7,50 13 19 8,25 179,588 8 94 4036 201,003 8 34 1477 172,923 8 92 3385

93 1073 YASİN KANAT 12B 4 12 1,00 19 7 17,25 23 19 18,25 199,155 5 54 2372 215,418 3 10 965 172,838 6 93 3396

94 325 ESMA YILGIN 12D 6 4 5,00 3 4 2,00 9 17 4,75 18 25 11,75 177,867 13 102 4214 192,175 16 58 1973 172,687 14 94 3405

95 0 BERKAY ŞAHİNER 12B 9 3 8,25 5 3 4,25 5 3 4,25 6 6 4,50 25 15 21,25 192,992 6 72 2788 190,850 13 66 2077 172,637 7 95 3410

96 822 ELİFBÜŞRAKAPLAN 12D 7 1 6,75 3 5 1,75 0 13 -3,25 11 10 8,50 21 29 13,75 167,995 20 137 5307 206,470 10 25 1246 172,340 15 96 3446

97 824 ALEYNA ÇELİK 12B 2 4 1,00 8 16 4,00 10 20 5,00 173,978 11 116 4652 201,000 7 35 1478 171,488 8 97 3545

98 208 AKİF SÖNMEZ 12B 13 7 11,25 9 9 6,75 2 1 1,75 1 3 0,25 25 20 20,00 184,820 7 84 3499 156,465 27 188 7959 170,963 9 98 3611

99 476 MELİHA ŞİMŞEK 12E 24 8 22,00 8 11 5,25 1 2 0,50 33 21 27,75 196,598 16 62 2547 168,820 22 164 5056 170,853 18 99 3622

100 890 ÖZ ESRA 12C 5 4 4,00 3 7 1,25 8 11 5,25 182,585 8 90 3720 199,220 8 42 1549 169,700 10 100 3744

101 994 TÜLAY İNCE 12G 23 9 20,75 7 3 6,25 2 1 1,75 4 35 -4,75 36 48 24,00 190,320 13 75 3003 154,328 24 190 8327 169,415 15 101 3782

102 888 SELVİ KARAHAN 12B 1 15 -2,75 4 3 3,25 5 18 0,50 164,695 17 149 5726 199,925 9 40 1523 168,603 10 102 3861

103 1008 MMLEK   ÜNEŞ 12C 2 9 -0,25 11 5 9,75 13 14 9,50 176,593 11 107 4343 202,733 7 31 1398 168,335 11 103 3901

104 804 PERİHAN ERDİNE 12E 18 9 15,75 11 5 9,75 1 1 0,75 30 15 26,25 201,348 13 51 2236 162,563 25 178 6746 167,935 19 104 3944

105 997 AHMET SATICI 12G 12 16 8,00 4 16 0,00 1 4 0,00 3 5 1,75 20 41 9,75 174,637 17 113 4567 178,815 10 122 3298 167,617 16 105 3973

106 0 MELTEM KAZOĞLU 12F 10 6 8,50 9 15 5,25 19 21 13,75 185,380 23 83 3430 179,210 14 119 3249 167,000 25 106 4051

107 960 BUKET ÖZTÜRK 12E 16 8 14,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 18 13 14,75 170,100 21 128 5085 178,815 10 122 3298 166,949 20 107 4056

108 988 YUSUF EMRE 12C 5 4 4,00 4 7 2,25 9 11 6,25 178,615 10 101 4128 195,115 10 54 1793 166,925 12 108 4059

109 1047 EMRE UZCAN 12G 16 8 14,00 3 6 1,50 19 14 15,50 172,743 18 122 4790 175,000 15 151 3842 166,880 17 109 4064

110 855 BÜŞRA ZAMBAK 12B 3 10 0,50 13 17 8,75 16 27 9,25 167,925 15 138 5315 202,695 5 32 1402 165,855 11 110 4188

111 1077 RABİA BOZKURT 12B 3 9 0,75 11 10 8,50 14 19 9,25 173,290 12 118 4736 202,583 6 33 1409 165,710 12 111 4208

112 846 ALİ BAYRAMOĞLU 12C 1 11 -1,75 5 10 2,50 6 21 0,75 158,520 21 167 6497 193,208 11 57 1910 165,665 13 112 4216

113 829 İSLİM DOĞAN 12A 1 6 -0,50 8 13 4,75 9 19 4,25 173,030 13 119 4769 197,558 9 46 1664 165,635 9 113 4222

114 1057 ESMANUR KIRGİL 12A 7 1 6,75 2 6 0,50 9 7 7,25 187,708 4 80 3232 191,865 11 61 1999 165,560 10 114 4229

115 931 NESLİHANTÜZEL 12B 1 6 -0,50 8 16 4,00 9 22 3,50 165,530 16 146 5612 200,103 8 39 1516 165,113 13 115 4282

116 1029 BEDRİYE ELA BİLGİ 12F 17 9 14,75 0 7 -1,75 17 16 13,00 163,933 29 152 5836 175,345 23 148 3803 164,940 26 116 4306

117 828 BERİVAN AKCAN 12B 2 11 -0,75 12 11 9,25 14 22 8,50 164,232 18 150 5784 197,280 11 48 1683 164,812 14 117 4321

118 866 SONGÜL ÖZBULUT 12E 20 13 16,75 2 1 1,75 22 14 18,50 173,438 20 117 4714 171,018 20 158 4478 164,608 21 118 4342

119 983 NİDA KARAOĞLU 12D 3 4 2,00 2 6 0,50 0 6 -1,50 5 5 3,75 10 21 4,75 161,390 22 160 6153 189,558 19 69 2160 164,498 16 119 4355

120 1043 MERVE İNCE 12C 6 3 5,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 9 15 5,25 167,658 16 139 5355 183,890 17 90 2647 164,450 14 120 4363
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT ÖZEL DENEME 198 4754 12051 12051

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

121 254 MUHİTTİN KİRKİ Z 12B 6 9 3,75 11 13 7,75 17 22 11,50 176,138 9 108 4402 196,520 12 50 1720 163,440 15 121 4464

122 944 SULTAN YILDIRIM 12G 20 6 18,50 1 3 0,25 2 1 1,75 23 10 20,50 172,265 20 126 4838 167,410 19 169 5388 163,395 18 122 4469

123 971 EMİNE BOLU 12D 1 4 0,00 9 11 6,25 10 15 6,25 168,975 19 133 5221 195,868 15 52 1754 162,765 17 123 4543

124 937 İREM SEVER 12E 15 11 12,25 3 6 1,50 1 1 0,75 19 18 14,50 168,598 22 134 5259 176,678 15 140 3580 162,480 22 124 4580

125 1085 SIDIKA TURAN 12F 14 5 12,75 1 0 1,00 15 5 13,75 169,747 28 130 5131 178,815 17 122 3298 162,057 27 125 4634

126 503 MUHAMMED DÜNDAR 12D 4 14 0,50 8 10 5,50 12 24 6,00 177,563 14 104 4247 189,053 20 71 2199 161,570 18 126 4694

127 1045 YUSUF İSLAM  AYA 12D 9 9 6,75 8 11 5,25 17 20 12,00 195,025 8 69 2647 188,350 21 74 2259 161,460 19 127 4712

128 810 PAYAM ÇANKAYA 12A 4 0 4,00 4 1 3,75 8 1 7,75 179,545 9 95 4043 191,390 12 62 2035 161,455 11 128 4714

129 1035 SEVDA YILMAZ 12G 8 17 3,75 4 5 2,75 1 1 0,75 3 14 -0,50 16 37 6,75 170,850 21 127 5004 172,783 16 156 4188 161,423 19 129 4716

130 0 SAMET NARCI 12D 7 33 -1,25 11 29 3,75 18 62 2,50 153,695 27 180 7118 191,190 18 64 2057 160,642 20 130 4825

131 923 ESMA ÖZTÜRK 12G 15 7 13,25 2 1 1,75 4 7 2,25 21 15 17,25 172,438 19 125 4820 169,475 17 161 4840 160,565 20 131 4843

132 1049 MUSAB ALBAK 12G 19 8 17,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 21 15 17,25 165,815 23 144 5571 162,748 21 177 6714 160,365 21 132 4863

133 972 ELİFNUR ÇELİK   2 18 -2,50 14 5 12,75 16 23 10,25 165,637 1 145 5594 199,785 1 41 1530 159,947 1 133 4923

134 1013 FERİDE PINAR 12A 0 5 -1,25 13 11 10,25 13 16 9,00 164,723 17 148 5724 197,093 10 49 1691 159,735 12 134 4964

135 946 ZEYNEP ÜZÜMCÜ 12B 0 4 -1,00 2 7 0,25 2 11 -0,75 162,360 19 154 6025 184,685 16 85 2568 159,710 16 135 4967

136 0 SANEMSEMA İBİN 12D 5 5 3,75 5 12 2,00 10 17 5,75 172,755 17 121 4789 186,280 22 81 2426 159,448 21 136 5012

137 833 GİZEM ÇATAL 12C 7 0 7,00 6 9 3,75 13 9 10,75 181,033 9 91 3878 191,040 13 65 2065 159,285 15 137 5032

138 840 EMİR POLAT 12C 3 2 2,50 5 4 4,00 8 6 6,50 169,570 15 131 5158 188,828 14 72 2223 158,330 16 138 5178

139 1103 İLKİM YAVUZ 12A 5 2 4,50 3 6 1,50 8 8 6,00 176,785 11 106 4328 184,063 16 89 2625 157,890 13 139 5233

140 794 AHMET YILDIRIM 12D 4 6 2,50 7 7 5,25 11 13 7,75 167,042 21 141 5426 192,090 17 59 1977 157,862 22 140 5236

141 857 YILDIZ YILMAZ 12F 3 5 1,75 9 9 6,75 12 14 8,50 179,038 26 99 4088 173,820 25 154 4020 157,008 28 141 5369

142 853 ZEMZEM TÖLEK 12A 5 2 4,50 6 7 4,25 11 9 8,75 177,580 10 103 4242 185,100 15 83 2527 156,472 14 142 5440

143 1056 EREN GEZGİN 12B 7 25 0,75 11 28 4,00 18 53 4,75 168,340 14 136 5277 186,943 14 78 2382 156,468 17 143 5441

144 1326 KEREM AKHAN 12A 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 6 0,50 160,280 21 162 6297 180,380 22 111 3097 156,115 15 144 5483

145 950 BERİVAN YILMAZ 12A 2 7 0,25 13 15 9,25 15 22 9,50 164,790 16 147 5715 189,060 14 70 2198 156,105 16 145 5484

146 935 MELEK ŞİMŞEK 12E 16 6 14,50 16 6 14,50 160,017 23 163 6329 178,815 10 122 3298 155,777 23 146 5531

147 802 EDA RENÇPER 12A 0 6 -1,50 8 2 7,50 8 8 6,00 164,232 18 150 5784 189,975 13 67 2133 155,777 17 146 5531

148 0 FURKAN TÖLEK 12A 5 1 4,75 2 6 0,50 7 7 5,25 172,662 14 123 4795 180,675 21 109 3057 155,777 17 146 5531

149 1017 FİRDEVS AKBAŞ 12A 4 6 2,50 3 3 2,25 7 9 4,75 169,852 15 129 5119 181,915 20 102 2891 155,777 17 146 5531

150 0 LEYLA ÖZKAN 12D 4 5 2,75 1 2 0,50 5 7 3,25 169,150 18 132 5202 178,815 26 122 3298 155,777 23 146 5531
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT ÖZEL DENEME 198 4754 12051 12051

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

151 843 BÜŞRA DURAK 12A 0 4 -1,00 3 6 1,50 3 10 0,50 157,207 23 173 6647 182,535 19 99 2828 155,777 17 146 5531

152 1042 KÜBRA ÇELİKTAŞ 12A 1 9 -1,25 3 4 2,00 4 13 0,75 156,505 24 176 6753 183,690 17 92 2670 155,082 21 152 5630

153 838 YUSUF MERT ÇOPUR 12C 1 0 1,00 3 3 2,25 2 7 0,25 6 10 3,50 166,613 18 142 5482 177,000 20 138 3535 154,605 17 153 5712

154 852 GÜRLER SONGÜL 12C 4 6 2,50 3 4 2,00 7 10 4,50 172,662 14 123 4795 178,645 19 133 3330 154,387 18 154 5732

155 837 YAĞMURRÇERÇİ 12F 14 9 11,75 5 10 2,50 19 19 14,25 162,083 30 157 6073 162,140 30 180 6875 154,270 29 155 5757

156 1036 MEHMET BOZ 12F 11 8 9,00 2 5 0,75 13 13 9,75 158,515 31 168 6498 157,190 32 186 7839 154,263 30 156 5760

157 809 HAYRUNNİSA GÜLERİM 12B 2 1 1,75 1 7 -0,75 4 3 3,25 7 11 4,25 156,820 22 175 6712 185,200 15 82 2518 153,928 18 157 5806

158 424 KÜBRA KILINÇ 12G 14 16 10,00 0 1 -0,25 9 31 1,25 23 48 11,00 157,570 24 172 6614 176,600 12 141 3591 153,923 22 158 5807

159 229 CENNET ÇATAL 12F 17 11 14,25 7 11 4,25 0 2 -0,50 2 6 0,50 26 30 18,50 172,818 27 120 4782 165,243 28 175 5808 153,870 31 159 5813

160 156 MELEKNAZ KILIÇ 12C 1 8 -1,00 4 7 2,25 5 15 1,25 162,125 20 156 6065 179,800 18 114 3171 153,692 19 160 5835

161 0 ŞEVKET CAN PEKBALCI 12D 0 10 -2,50 3 8 1,00 3 18 -1,50 152,992 28 181 7194 181,040 24 107 3006 153,692 24 160 5835

162 1084 CELİLE SEVİNÇ 12D 0 11 -2,75 5 5 3,75 5 16 1,00 157,675 25 171 6604 182,665 23 98 2812 153,438 25 162 5871

163 1067 YAVUZ ERTÜRK 12B 5 6 3,50 3 14 -0,50 8 20 3,00 168,447 13 135 5267 178,475 20 134 3344 152,997 19 163 5924

164 379 EREN TEMİZ 12C 1 9 -1,25 6 7 4,25 7 16 3,00 157,050 22 174 6667 184,388 16 87 2596 152,738 20 164 5966

165 766 MUZİLLE KENDİRCİ 12D 1 3 0,25 4 5 2,75 5 8 3,00 156,100 26 177 6801 179,465 25 118 3212 150,340 26 165 6348

166 849 MEDİNE KARATAŞ 12G 13 17 8,75 7 5 5,75 20 22 14,50 166,163 22 143 5535 159,370 22 184 7447 149,833 23 166 6427

167 0 ELANUR YAYICI 12B 4 4 3,00 6 9 3,75 10 13 6,75 159,870 21 164 6351 180,708 18 108 3054 149,728 20 167 6439

168 1083 SEVAL ODUNCU 12C 5 4 4,00 4 9 1,75 9 13 5,75 162,563 19 153 6003 176,838 21 139 3561 148,933 21 168 6563

169 1025 NUR NİSA AYHAN 12B 0 4 -1,00 3 7 1,25 3 11 0,25 150,858 24 183 7537 175,153 21 149 3827 148,513 21 169 6620

170 736 KÜB*NUR  FİLİKER 12B 0 1 -0,25 6 7 4,25 9 10 6,50 4 11 1,25 19 29 11,75 182,938 8 89 3671 178,708 19 132 3324 148,473 22 170 6626

171 945 HATUN YILDIRIM 12D 4 5 2,75 2 6 0,50 6 11 3,25 159,765 24 165 6367 175,543 27 146 3774 148,305 27 171 6648

172 54 RUMEYSAYAPRAK 12B 3 7 1,25 3 3 2,25 6 10 3,50 162,293 20 155 6032 170,863 22 159 4497 147,958 23 172 6700

173 4397 GÖZDENUR ÖZGAN 12A 3 1 2,75 11 6 9,50 14 7 12,25 161,730 19 158 6113 183,053 18 96 2747 147,153 22 173 6835

174 904 İSLİM GÜNERİ 12A 4 2 3,50 3 0 3,00 5 7 3,25 7 15 3,25 19 24 13,00 175,515 12 110 4461 179,548 23 117 3203 146,753 23 174 6887

175 985 ZELİHA DEMİR 12B 1 9 -1,25 1 9 -1,25 147,370 26 186 7972 170,468 23 160 4584 146,360 24 175 6998

176 858 KAYA KÜBRA 12C 8 6 6,50 3 5 1,75 5 0 5,00 4 11 1,25 20 22 14,50 174,065 13 114 4636 166,875 22 170 5496 145,625 22 176 7110

177 870 EZO YILDIRIM 12D 1 2 0,50 4 5 2,75 1 6 -0,50 3 10 0,50 9 23 3,25 160,873 23 161 6222 169,228 28 162 4951 144,878 28 177 7207

178 1071 HATİCE YOLDAŞ 12F 9 11 6,25 7 9 4,75 16 20 11,00 158,058 32 170 6561 162,178 29 179 6868 144,743 32 178 7223

179 497 MÜNEVVAR PAMUKÇU 12E 13 6 11,50 0 2 -0,50 13 8 11,00 149,205 25 185 7755 169,123 21 163 5001 144,590 24 179 7242

180 34 PINAR DURMAZOĞLU 12A 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 2 3,50 7 14 3,50 12 18 7,50 154,523 26 179 7017 171,665 24 157 4388 144,110 24 180 7310
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT ÖZEL DENEME 198 4754 12051 12051

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR

181 618 MÜJGAN KOÇAK 12B 4 22 -1,50 4 22 -1,50 149,240 25 184 7751 166,245 25 174 5614 144,000 25 181 7322

182 189 SİLAN CİKAN 12B 2 11 -0,75 4 9 1,75 6 20 1,00 152,775 23 182 7221 166,798 24 171 5504 143,958 26 182 7326

183 932 MEHMET ÇEVRİM 12A 3 7 1,25 4 6 2,50 7 13 3,75 156,063 25 178 6804 167,560 26 168 5360 142,268 25 183 7580

184 941 ALEYNA ÇAKIR 12A 6 4 5,00 2 3 1,25 8 7 6,25 161,660 20 159 6119 168,775 25 165 5070 142,255 26 184 7583

185 701 IRMAK KOÇER 12E 20 20 15,00 15 24 9,00 35 44 24,00 159,635 24 166 6381 145,765 27 193 9304 140,673 25 185 7894

186 925 VOLKAN ALAKIRIK 12E 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 6 1,50 144,278 26 188 8422 164,615 24 176 6027 140,225 26 186 7979

187 872 EYLEM DAĞDEMİR 12C 2 2 1,50 1 0 1,00 0 7 -1,75 2 17 -2,25 5 26 -1,50 139,578 24 192 8909 158,075 24 185 7692 139,575 23 187 8061

188 956 ESME ŞEKER 12G 16 24 10,00 14 26 7,50 30 50 17,50 179,115 16 97 4081 156,698 23 187 7924 139,458 24 188 8118

189 241 CANER TEKİN 12C 3 2 2,50 4 9 1,75 7 11 4,25 142,880 23 190 8592 161,263 23 182 7061 136,625 24 190 8503

190 1164 MUHAMMET CİBEK*R 12E 8 7 6,25 4 9 1,75 1 5 -0,25 13 21 7,75 139,490 27 193 8918 152,120 26 191 8595 135,265 27 191 8659

191 238 CENNET CİBEKİR 12G 9 4 8,00 3 4 2,00 3 10 0,50 15 18 10,50 146,490 25 187 8095 142,323 25 194 9583 126,185 25 193 9478

192 1048 MUHAMMET UÇKUN 12A 1 10 -1,50 7 11 4,25 8 21 2,75 140,710 27 191 8809 148,830 27 192 9011 125,690 27 194 9513

193 814 IRMAK NACAR 12G 8 24 2,00 1 7 -0,75 9 31 1,25 120,190 28 197 10193 138,325 26 195 9870 116,755 26 195 10043

194 851 SEVDA ÇAMSARI 12G 19 14 15,50 3 13 -0,25 22 27 15,25 124,158 26 195 9990 134,448 28 197 10130 113,473 27 196 10207

195 915 RUMEYSA PEKTAŞ 12G 15 7 13,25 1 2 0,50 16 9 13,75 120,440 27 196 10183 135,685 27 196 10052 113,375 28 197 10212

196 207 HÜSNE TURUŞKAN 12B 3 9 0,75 1 6 -0,50 4 15 0,25 113,198 28 198 10510 128,638 28 198 10618 105,215 28 198 10598
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ AYT ÖZEL DENEME 198 4754 12051 12051

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 8,3 10,6 5,65 4,2 7,0 2,44 2,4 5,5 1,03 3,2 4,4 2,07 18,1 27,5 11,19 157,140 156,940 145,600

Okul Ortalaması 9,0 5,0 7,71 3,7 3,6 2,79 2,3 5,0 1,01 4,4 6,8 2,71 19,3 20,4 14,22 183,950 185,090 171,480

KATILIMLAR
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