
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,8 18,7 11,13 9,7 4,8 8,46 6,4 4,6 5,28 3,9 5,0 2,66 35,8 33,1 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,6 19,0 10,88 10,0 4,7 8,85 5,1 4,4 4,03 3,1 4,9 1,84 33,8 32,9 25,60 220,210

KATILIMLAR

1 0 NİSA AKHAN 12B 25 15 21,25 12 7 10,25 23 8 21,00 10 6 8,50 70 36 61,00 325,046 1 1 1 1 20

2 1236 SEFA ÇERÇİ 12B 22 12 19,00 13 4 12,00 15 5 13,75 10 5 8,75 60 26 53,50 303,218 2 2 2 2 36

3 1213 BERAT ÖZTUTO 12C 11 19 6,25 9 5 7,75 25 1 24,75 11 5 9,75 56 30 48,50 288,983 1 3 3 3 48

4 541 ZEYNEPNİ OKUTAN 12E 23 15 19,25 12 4 11,00 9 9 6,75 11 2 10,50 55 30 47,50 286,039 1 4 4 5 51

5 373 MEDİNE AÇAR 12A 19 20 14,00 10 6 8,50 19 2 18,50 6 6 4,50 54 34 45,50 278,914 1 5 5 7 55

6 1189 FURKAN ERKAN 12A 20 19 15,25 14 6 12,50 19 6 17,50 2 7 0,25 55 38 45,50 277,991 2 6 6 8 56

7 0 ÖZAYKAAN ÖZĞAN 12B 19 19 14,25 15 4 14,00 13 4 12,00 7 10 4,50 54 37 44,75 276,777 3 7 7 9 58

8 1345 SÜMEYRA ÖZYÜREK 12C 20 17 15,75 13 6 11,50 5 0 5,00 13 7 11,25 51 30 43,50 274,570 2 8 8 10 66

9 1110 TUĞBA İNCE 12G 27 12 24,00 14 4 13,00 7 3 6,25 1 1 0,75 49 20 44,00 273,571 1 9 9 11 69

10 329 FİDAN GÖKSU 12D 19 16 15,00 8 3 7,25 17 3 16,25 7 8 5,00 51 30 43,50 273,143 1 10 10 12 70

11 5040 ÖMER AKIN 12A 15 21 9,75 14 5 12,75 15 9 12,75 9 7 7,25 53 42 42,50 270,870 3 11 11 13 74

12 1307 SALİH EŞİYOK 12E 13 17 8,75 7 1 6,75 22 6 20,50 7 2 6,50 49 26 42,50 270,653 2 12 12 14 75

13 1258 MERYEM YAVUZ 12E 23 16 19,00 13 1 12,75 9 10 6,50 6 7 4,25 51 34 42,50 270,044 3 13 13 15 76

14 257 SILA SARIKAYA 12F 24 14 20,50 12 6 10,50 11 1 10,75 1 1 0,75 48 22 42,50 269,214 1 14 14 16 78

15 0 AYBÜKE BABACAN 12D 20 20 15,00 13 4 12,00 11 11 8,25 9 10 6,50 53 45 41,75 268,411 2 15 15 18 81

16 292 ONUR DURAK 12B 18 19 13,25 10 6 8,50 13 3 12,25 8 3 7,25 49 31 41,25 267,106 4 16 16 19 85

17 1330 UMUT YILDIZ 12D 18 19 13,25 17 3 16,25 7 1 6,75 6 6 4,50 48 29 40,75 265,118 3 17 17 20 87

18 1336 MELİKE ARSLAN 12A 24 12 21,00 8 5 6,75 9 2 8,50 6 7 4,25 47 26 40,50 264,092 4 18 18 21 89

19 1349 GÖKÇE SULTAGAN 12G 27 13 23,75 14 2 13,50 2 3 1,25 2 0 2,00 45 18 40,50 263,620 2 19 19 22 90

20 279 SAMET OĞUZCAN 12C 19 19 14,25 5 5 3,75 19 4 18,00 6 8 4,00 49 36 40,00 262,655 3 20 20 23 94

21 65 DALYAN ALİ 11A 15 14 11,50 14 3 13,25 9 1 8,75 7 4 6,00 45 22 39,50 261,791 1 21 21 24 95

22 1186 CUMA ÇEVİK 12C 16 20 11,00 15 4 14,00 6 0 6,00 9 4 8,00 46 28 39,00 260,791 4 22 22 25 96

23 1287 PINAR KARABAY 12B 18 21 12,75 8 7 6,25 14 4 13,00 9 8 7,00 49 40 39,00 260,451 5 23 23 26 99

24 154 SULTAN ÇAMSARI 11A 16 23 10,25 17 1 16,75 8 9 5,75 8 9 5,75 49 42 38,50 258,871 2 24 24 27 100

25 15 ABDULLAH GÜNEŞLEN 11A 17 18 12,50 12 3 11,25 14 4 13,00 5 12 2,00 48 37 38,75 258,667 3 25 25 28 102

26 159 EYLÜL YALÇIN 11B 17 22 11,50 16 3 15,25 8 5 6,75 5 3 4,25 46 33 37,75 256,304 1 26 26 29 107

27 1305 İREM ASİ 12E 17 21 11,75 10 5 8,75 13 3 12,25 6 5 4,75 46 34 37,50 255,607 4 27 27 30 109

28 1235 MERVE ÇERÇİ 12E 15 20 10,00 8 7 6,25 11 4 10,00 12 5 10,75 46 36 37,00 255,482 5 28 28 31 111

29 0 SUDE DEMİR 12D 20 17 15,75 9 4 8,00 7 4 6,00 9 6 7,50 45 31 37,25 255,411 4 29 29 32 112

30 1152 ÖMER GÜMÜŞ 12D 15 19 10,25 13 4 12,00 13 4 12,00 4 3 3,25 45 30 37,50 255,335 5 30 30 33 114

31 1312 BEYZANUR YORDAM 12C 22 13 18,75 9 7 7,25 9 3 8,25 4 3 3,25 44 26 37,50 255,137 5 31 31 34 115

32 1285 HATİCE AĞKEMİK 12F 25 12 22,00 13 3 12,25 4 3 3,25 42 18 37,50 254,414 2 32 32 35 116

33 0 EYÜP TEKÇE 12A 17 19 12,25 13 6 11,50 10 8 8,00 7 8 5,00 47 41 36,75 253,491 5 33 33 36 119

34 1020 BAHRİYE ÇİL 12B 22 17 17,75 11 5 9,75 2 0 2,00 9 8 7,00 44 30 36,50 253,091 6 34 34 37 121

35 84 ESMA YAPRAK 12D 19 19 14,25 12 1 11,75 8 3 7,25 5 7 3,25 44 30 36,50 252,338 6 35 35 38 122

36 0 TAYLAN GÜN 11B 20 19 15,25 17 3 16,25 4 3 3,25 3 6 1,50 44 31 36,25 251,251 2 36 36 39 123

37 103 LEYLA BABACAN 11A 15 20 10,00 15 2 14,50 8 3 7,25 6 7 4,25 44 32 36,00 251,202 4 37 37 40 124

38 513 GULİZAR GÜLER 12D 21 13 17,75 13 2 12,50 4 2 3,50 3 5 1,75 41 22 35,50 249,028 7 38 38 41 132

39 1272 İKRA BAKIR 12K 24 16 20,00 14 5 12,75 3 5 1,75 1 0 1,00 42 26 35,50 248,825 1 39 39 42 133

40 0 MERVE AKIL 12B 20 13 16,75 10 5 8,75 6 1 5,75 6 8 4,00 42 27 35,25 248,772 7 40 40 43 134

41 147 MEHMET UÇAR 11B 20 20 15,00 15 4 14,00 3 3 2,25 5 5 3,75 43 32 35,00 248,074 3 41 41 44 136

42 77 NİSANUR ÇAKIR 11A 14 19 9,25 14 3 13,25 8 3 7,25 6 5 4,75 42 30 34,50 246,924 5 42 42 45 139

43 1154 AYŞEGÜL KARABAŞ 12F 19 9 16,75 13 2 12,50 6 5 4,75 1 1 0,75 39 17 34,75 246,628 3 43 43 46 140

44 144 ELİF NAZ GÜVEN 11A 20 18 15,50 12 5 10,75 9 11 6,25 5 12 2,00 46 46 34,50 246,177 6 44 44 47 142

45 1245 EMRAH TAŞ 12D 17 18 12,50 8 7 6,25 14 9 11,75 6 9 3,75 45 43 34,25 245,835 8 45 45 48 145

46 30 SALİH ÇATAL 11B 18 20 13,00 16 3 15,25 5 8 3,00 4 4 3,00 43 35 34,25 245,761 4 46 46 49 146

47 81 BURAK ABAK 11A 15 23 9,25 13 5 11,75 9 7 7,25 8 9 5,75 45 44 34,00 245,667 7 47 47 50 147

48 415 GİZEM ACAR 12B 24 15 20,25 10 7 8,25 3 5 1,75 6 9 3,75 43 36 34,00 244,994 8 48 48 51 148
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49 0 ZELAL KIZIL 12B 21 13 17,75 6 1 5,75 10 1 9,75 1 1 0,75 38 16 34,00 244,341 9 49 49 52 150

50 76 ABDURRAH MAN ALİ 11A 12 19 7,25 15 2 14,50 8 2 7,50 5 3 4,25 40 26 33,50 243,935 8 50 50 53 152

51 1347 BİRSEN AKLAN 12C 21 19 16,25 10 8 8,00 7 8 5,00 6 7 4,25 44 42 33,50 243,708 6 51 51 54 153

52 1126 MERYEM KAYA 12B 14 20 9,00 9 1 8,75 8 4 7,00 9 3 8,25 40 28 33,00 243,268 10 52 52 55 155

53 86 ZİHNİ CENGİZ 11A 14 22 8,50 14 4 13,00 8 2 7,50 5 3 4,25 41 31 33,25 243,165 9 53 53 56 156

54 311 ERDEM SİRAL 11A 19 19 14,25 9 9 6,75 9 6 7,50 6 5 4,75 43 39 33,25 243,108 10 54 54 57 157

55 1185 BERAT KARAKUŞ 12D 17 22 11,50 10 8 8,00 10 2 9,50 6 8 4,00 43 40 33,00 242,271 9 55 55 58 158

56 1174 MEVLÜT KIRIK 12D 18 15 14,25 8 7 6,25 11 10 8,50 6 8 4,00 43 40 33,00 242,204 10 56 56 59 159

57 83 HÜMEYRA ÖZBAĞ 12G 21 4 20,00 12 0 12,00 1 0 1,00 34 4 33,00 241,280 3 57 57 60 161

58 1163 MUSTAFA KORKMAZ 12F 18 22 12,50 17 3 16,25 3 3 2,25 2 1 1,75 40 29 32,75 241,114 4 58 58 61 162

59 27 MEHMET KURT 11A 14 24 8,00 11 4 10,00 14 4 13,00 4 10 1,50 43 42 32,50 240,334 11 59 59 62 165

60 1357 NAZLI ATMACA 12E 15 21 9,75 12 3 11,25 12 7 10,25 2 3 1,25 41 34 32,50 240,262 6 60 60 63 166

61 44 FURKAN MERCANN 11B 15 25 8,75 14 4 13,00 9 11 6,25 5 3 4,25 43 43 32,25 240,236 5 61 61 64 167

62 0 ARZU KOL UŞ 12D 17 16 13,00 11 3 10,25 6 4 5,00 6 8 4,00 40 31 32,25 240,077 11 62 62 65 168

63 1375 YAĞMUR ÖRS 12D 13 19 8,25 11 2 10,50 12 5 10,75 4 5 2,75 40 31 32,25 239,882 12 63 63 66 169

64 130 İSA YILMAZ 11B 20 20 15,00 15 2 14,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 40 30 32,50 239,875 6 64 64 67 170

65 1251 AYŞE ÖZER 12D 17 19 12,25 7 5 5,75 13 6 11,50 5 9 2,75 42 39 32,25 239,760 13 65 65 68 171

66 118 TURAN CİLDAN 11A 13 25 6,75 13 4 12,00 11 3 10,25 5 8 3,00 42 40 32,00 239,249 12 66 66 69 176

67 1372 MUHAMMED GÜLTEKİN 12H 19 16 15,00 13 3 12,25 4 1 3,75 1 0 1,00 37 20 32,00 238,666 1 67 67 70 177

68 1140 NİDASU ERCAN 12D 19 10 16,50 6 4 5,00 8 4 7,00 5 7 3,25 38 25 31,75 238,328 14 68 68 71 178

69 1129 FURKAN YILDIRIM 12C 15 15 11,25 7 1 6,75 9 4 8,00 6 2 5,50 37 22 31,50 238,207 7 69 69 72 179

70 420 BAĞDAT İNCE 12B 18 18 13,50 10 4 9,00 7 2 6,50 3 2 2,50 38 26 31,50 237,526 11 70 70 73 182

71 45 EMİR EFE BEYAZ 11A 13 20 8,00 12 2 11,50 5 4 4,00 9 6 7,50 39 32 31,00 237,298 13 71 71 74 184

72 1374 İLKNUR YILGIN 12B 16 17 11,75 12 5 10,75 7 2 6,50 3 3 2,25 38 27 31,25 236,788 12 72 72 75 186

73 176 BERAT UTKUN 11B 17 20 12,00 10 3 9,25 4 2 3,50 6 0 6,00 37 25 30,75 236,140 7 73 73 76 189

74 1310 AYŞE YÜCEL 12C 18 9 15,75 10 6 8,50 1 3 0,25 8 7 6,25 37 25 30,75 236,123 8 74 74 77 190

75 1099 GÜL GÜZ   E 12 18 14 14,50 11 5 9,75 7 8 5,00 3 5 1,75 39 32 31,00 235,888 1 75 75 78 192

76 681 AZRA YALÇIN 11A 19 21 13,75 13 7 11,25 9 17 4,75 5 15 1,25 46 60 31,00 235,806 14 76 76 79 193

77 973 BATUHAN ÇAYOĞLU 12K 24 9 21,75 10 2 9,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 35 17 30,75 234,807 2 77 77 80 196

78 5 CEMAL ERİM 11A 14 23 8,25 12 6 10,50 8 10 5,50 8 8 6,00 42 47 30,25 234,755 15 78 78 81 197

79 69 RABİA ÇAKIR 11B 19 21 13,75 10 7 8,25 7 2 6,50 2 0 2,00 38 30 30,50 234,476 8 79 79 82 198

80 18 BETÜL KARAYILA 11A 21 15 17,25 9 4 8,00 6 5 4,75 2 6 0,50 38 30 30,50 234,080 16 80 80 83 199

81 1109 ALEYNA DAŞDELEN 12F 23 17 18,75 12 7 10,25 4 12 1,00 2 6 0,50 41 42 30,50 234,080 5 80 80 83 199

82 1001 ŞÜKRAN AKSOY 12H 21 18 16,50 14 5 12,75 2 3 1,25 37 26 30,50 234,035 2 82 82 85 201

83 471 EREN CAN EKİNCİ 12E 15 21 9,75 9 5 7,75 10 1 9,75 4 4 3,00 38 31 30,25 234,030 7 83 83 86 202

84 663 FURKAN SARI 12E 13 18 8,50 10 5 8,75 11 1 10,75 3 3 2,25 37 27 30,25 233,896 8 84 84 87 203

85 1027 RUMEYSA ÇAPAR 12E 20 14 16,50 9 5 7,75 6 11 3,25 5 9 2,75 40 39 30,25 233,859 9 85 85 88 204

86 1319 FURKAN BAŞAR 12B 14 20 9,00 8 4 7,00 14 4 13,00 3 7 1,25 39 35 30,25 233,645 13 86 86 89 206

87 0 KEVSER YILDIRIM 12K 23 14 19,50 10 8 8,00 3 2 2,50 1 3 0,25 37 27 30,25 233,254 3 87 87 90 207

88 1340 SELMA KÖROĞLU 12H 17 18 12,50 13 2 12,50 4 4 3,00 3 4 2,00 37 28 30,00 233,083 3 88 88 91 208

89 0 SEVİLAY KILIÇ 12B 17 15 13,25 8 3 7,25 8 3 7,25 4 7 2,25 37 28 30,00 233,067 14 89 89 92 209

90 0 SERVET TAZE 12A 15 20 10,00 9 4 8,00 8 2 7,50 5 3 4,25 37 29 29,75 232,844 6 90 90 93 213

91 56 KAYRA ÜRÜN 11B 14 24 8,00 12 5 10,75 9 9 6,75 5 4 4,00 40 42 29,50 232,122 9 91 91 94 218

92 1010 NEHİR MEMİŞ 12A 17 20 12,00 8 7 6,25 12 4 11,00 2 6 0,50 39 37 29,75 231,956 7 92 92 95 219

93 1241 SABRİ YAYLABAŞ 12G 17 10 14,50 13 3 12,25 4 4 3,00 34 17 29,75 231,869 4 93 93 96 220

94 98 SUDENUR UZUN 11B 18 20 13,00 11 7 9,25 8 2 7,50 1 4 0,00 38 33 29,75 231,861 10 94 94 97 221

95 1302 BEYAZ HALİL 12D 18 19 13,25 8 10 5,50 10 9 7,75 4 4 3,00 40 42 29,50 231,751 15 95 95 98 223

96 252 FURKAN KURT 12F 17 21 11,75 17 3 16,25 1 2 0,50 1 0 1,00 36 26 29,50 231,452 6 96 96 99 224
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97 132 ELANUR ÇAPAR 11B 16 15 12,25 13 7 11,25 6 2 5,50 1 2 0,50 36 26 29,50 231,276 11 97 97 100 225

98 1320 ZEYNEP TAŞDELEN 12E 12 19 7,25 11 4 10,00 6 2 5,50 8 7 6,25 37 32 29,00 231,165 10 98 98 101 227

99 265 KEVSER ÖZDEMİR 12 19 14 15,50 10 2 9,50 2 4 1,00 5 7 3,25 36 27 29,25 231,082 2 99 99 102 228

100 1275 NARİN AYAN 12D 16 16 12,00 6 3 5,25 10 4 9,00 5 8 3,00 37 31 29,25 231,038 16 100 100 103 229

101 517 MELEK KÜPCÜK 12D 15 23 9,25 12 6 10,50 10 6 8,50 4 12 1,00 41 47 29,25 230,699 17 101 101 104 232

102 1009 HAVVANUR AVCI 12C 23 15 19,25 6 7 4,25 6 7 4,25 3 6 1,50 38 35 29,25 230,569 9 102 102 105 234

103 366 NURMELEK YEGEN 12D 17 19 12,25 6 1 5,75 11 2 10,50 3 9 0,75 37 31 29,25 230,539 18 103 103 106 235

104 0 ÇİĞDEM DENİZ 12D 19 17 14,75 7 2 6,50 5 1 4,75 4 4 3,00 35 24 29,00 230,274 19 104 104 107 236

105 1239 EFE CİLASIN 12K 19 18 14,50 15 4 14,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 36 28 29,00 230,029 4 105 105 108 237

106 70 HATİCE SAYER 11B 16 20 11,00 12 5 10,75 7 4 6,00 3 7 1,25 38 36 29,00 229,996 12 106 106 109 238

107 1288 CANSU ÖZALP 12A 17 20 12,00 8 5 6,75 7 5 5,75 6 7 4,25 38 37 28,75 229,871 8 107 107 110 239

108 1194 NESİBE PARLAK 12H 22 15 18,25 11 6 9,50 2 3 1,25 35 24 29,00 229,580 4 108 108 111 241

109 1238 GÜLÇİN ÖZTÜRK 12H 24 15 20,25 10 5 8,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 228,751 5 109 109 112 245

110 1223 MELİSA DİRİER 12G 20 13 16,75 13 5 11,75 33 18 28,50 228,168 5 110 110 113 249

111 1224 AHMET KUZU 12C 16 20 11,00 8 3 7,25 4 1 3,75 8 8 6,00 36 32 28,00 228,089 10 111 111 114 250

112 1183 SILA NUR BAYRAMOĞ 12H 20 14 16,50 9 6 7,50 3 5 1,75 3 2 2,50 35 27 28,25 227,950 6 112 112 115 251

113 49 MİRAÇ DURMAZ 11B 12 28 5,00 13 4 12,00 9 7 7,25 5 5 3,75 39 44 28,00 227,744 13 113 113 116 253

114 32 HASAN M. YILMAZ 11B 15 25 8,75 13 7 11,25 6 7 4,25 5 5 3,75 39 44 28,00 227,671 14 114 114 117 254

115 1106 NİSA TOMURCUK 12G 21 19 16,25 12 6 10,50 2 6 0,50 1 0 1,00 36 31 28,25 227,654 6 115 115 118 255

116 784 AYYUŞ LATİF 12F 15 20 10,00 16 4 15,00 4 4 3,00 35 28 28,00 227,525 7 116 116 119 256

117 36 ESMANUR ÇEVİK 11B 18 16 14,00 12 6 10,50 4 10 1,50 3 4 2,00 37 36 28,00 227,184 15 117 117 120 259

118 1273 AYŞE KARATAŞ 12A 18 16 14,00 7 2 6,50 7 4 6,00 2 2 1,50 34 24 28,00 227,027 9 118 118 121 260

119 1216 YAKUP GEZGİNCİ   G 18 21 12,75 12 7 10,25 1 2 0,50 5 3 4,25 36 33 27,75 226,972 1 119 119 122 261

120 1128 ZEYNEP ADIYAMAN 12C 19 19 14,25 11 5 9,75 4 2 3,50 3 10 0,50 37 36 28,00 226,837 11 120 120 123 262

121 0 ALİ PINAR 12A 14 19 9,25 8 2 7,50 9 3 8,25 4 5 2,75 35 29 27,75 226,667 10 121 121 124 263

122 2013 ELİF ASLAN 11B 16 23 10,25 14 3 13,25 4 3 3,25 2 4 1,00 36 33 27,75 226,325 16 122 122 125 264

123 317 FURKAN YILDIRIM 12B 20 16 16,00 9 6 7,50 5 7 3,25 4 12 1,00 38 41 27,75 226,162 15 123 123 126 265

124 0 FATMA ERGÜN 12A 15 18 10,50 6 2 5,50 10 6 8,50 3 0 3,00 34 26 27,50 225,947 11 124 124 127 266

125 55 MUSTAFA SOYUDOĞA 11B 15 23 9,25 13 7 11,25 6 4 5,00 4 8 2,00 38 42 27,50 225,810 17 125 125 128 267

126 4 MEL SA ÖĞÜT 11A 13 19 8,25 11 3 10,25 5 1 4,75 4 0 4,00 33 23 27,25 225,530 17 126 126 129 268

127 1116 RUKİYYE ÜNLER 12D 15 24 9,00 10 5 8,75 5 9 2,75 8 7 6,25 38 45 26,75 224,539 20 127 127 130 269

128 1231 CUMAALİ KARATAŞ 12K 16 16 12,00 14 3 13,25 1 0 1,00 1 1 0,75 32 20 27,00 224,045 5 128 128 131 273

129 774 FURKAN BİLGE 12D 16 22 10,50 11 4 10,00 7 5 5,75 3 9 0,75 37 40 27,00 224,034 21 129 129 132 274

130 1277 MELİKE K OCADAYI 12C 21 16 17,00 10 7 8,25 2 3 1,25 3 10 0,50 36 36 27,00 223,848 12 130 130 133 275

131 1269 ZELİHA ERDEM 12B 13 22 7,50 12 5 10,75 8 7 6,25 5 11 2,25 38 45 26,75 223,696 16 131 131 134 276

132 1362 CANAN BİLİCİ 12F 15 25 8,75 16 2 15,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 34 29 26,75 223,172 8 132 132 135 280

133 1018 ALİ EREN ÖZDEMİR 12F 17 20 12,00 14 1 13,75 1 0 1,00 32 21 26,75 223,152 9 133 133 136 281

134 72 AYFER ERBİL 11A 16 22 10,50 11 6 9,50 5 6 3,50 6 12 3,00 38 46 26,50 223,067 18 134 134 137 282

135 0 BEYZANUR YİĞİT 12H 18 19 13,25 11 5 9,75 2 5 0,75 3 1 2,75 34 30 26,50 222,967 7 135 135 138 283

136 117 MUSTAFA FISTIK 11A 11 17 6,75 12 5 10,75 7 0 7,00 4 8 2,00 34 30 26,50 222,922 19 136 136 139 284

137 165 ESMA KARAKUŞ 11B 15 21 9,75 13 5 11,75 2 2 1,50 4 3 3,25 34 31 26,25 222,429 18 137 137 140 286

138 85 SAMİRA UZDİLLİ 11B 16 24 10,00 11 7 9,25 8 3 7,25 1 4 0,00 36 38 26,50 222,404 19 138 138 141 287

139 1171 ZAHİDE ALAGÖZ 12H 18 21 12,75 14 5 12,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 35 34 26,50 222,285 8 139 139 142 288

140 0 SİVAR MUSTAFA 12B 8 14 4,50 5 1 4,75 14 3 13,25 5 6 3,50 32 24 26,00 221,764 17 140 140 143 289

141 0 SAFİYE AKHAN   H 18 21 12,75 12 4 11,00 3 2 2,50 33 27 26,25 221,646 1 141 141 144 290

142 1176 RÜMEYSA ÖZTÜRK 12B 16 18 11,50 7 1 6,75 6 3 5,25 4 6 2,50 33 28 26,00 221,444 18 142 142 145 292

143 46 SEVDE DEMİR 11A 18 18 13,50 4 0 4,00 7 2 6,50 4 8 2,00 33 28 26,00 221,268 20 143 143 146 293

144 0 KEREM YILDIZ 11A 18 19 13,25 11 7 9,25 4 2 3,50 3 12 0,00 36 40 26,00 220,886 21 144 144 147 294
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145 1145 EYLÜL SALMAN 12G 19 15 15,25 11 3 10,25 1 2 0,50 31 20 26,00 220,863 7 145 145 148 295

146 115 EFE ÖZPOLAT 11A 14 19 9,25 10 7 8,25 9 8 7,00 4 11 1,25 37 45 25,75 220,490 22 146 146 149 298

147 1159 GÜLSEREN İNANÇ 12G 19 18 14,50 12 6 10,50 1 2 0,50 1 3 0,25 33 29 25,75 220,203 8 147 147 150 300

148 148 OSMAN ÇOBAN 11A 16 21 10,75 10 6 8,50 3 8 1,00 7 8 5,00 36 43 25,25 219,840 23 148 148 151 302

149 40 ÖZGE DANA 11B 19 18 14,50 13 6 11,50 2 11 -0,75 1 3 0,25 35 38 25,50 219,483 20 149 149 152 304

150 153 YAĞMUR BULMUŞ 11B 19 19 14,25 9 10 6,50 6 5 4,75 1 4 0,00 35 38 25,50 219,375 21 150 150 153 305

151 401 REŞİT GÜÇYETME 12H 17 19 12,25 14 4 13,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 26 25,50 219,371 9 151 151 154 306

152 0 GÜL GÜÇLÜ 12B 19 13 15,75 6 2 5,50 6 4 5,00 2 11 -0,75 33 30 25,50 219,171 19 152 152 155 308

153 1155 YUSUFEFE HORUZOĞL 12B 19 19 14,25 9 6 7,50 4 7 2,25 4 11 1,25 36 43 25,25 218,934 20 153 153 156 310

154 0 ÖMER DERVİŞ 12B 8 14 4,50 5 1 4,75 13 3 12,25 5 6 3,50 31 24 25,00 218,838 21 154 154 157 312

155 360 MELİSA ÇELİK 12E 12 24 6,00 12 3 11,25 6 5 4,75 4 4 3,00 34 36 25,00 218,775 11 155 155 158 313

156 1142 SENANAZ YI DIRIM 12C 15 22 9,50 10 6 8,50 5 5 3,75 4 3 3,25 34 36 25,00 218,740 13 156 156 159 314

157 1256 GİZEM ERCOŞKUN 12H 18 20 13,00 13 2 12,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 218,677 10 157 157 160 315

158 0 RÜMEYSA GÜMÜŞ 12K 17 16 13,00 9 4 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 31 23 25,25 218,627 6 158 158 161 316

159 395 BURAK BÜYÜKOĞL 12G 15 17 10,75 13 4 12,00 1 1 0,75 2 2 1,50 31 24 25,00 218,368 9 159 159 162 318

160 0 ECRİN ÇOPUR 12E 17 17 12,75 9 1 8,75 4 7 2,25 3 7 1,25 33 32 25,00 218,242 12 160 160 163 319

161 7 ÖZGE ASLAN 11C 19 15 15,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 30 21 24,75 217,941 1 161 161 164 322

162 0 SELİN PEKSOY 12K 19 12 16,00 8 6 6,50 3 2 2,50 30 20 25,00 217,883 7 162 162 165 323

163 1133 EDA ÇETİNBAĞ 12C 16 17 11,75 6 1 5,75 6 7 4,25 3 0 3,00 31 25 24,75 217,883 14 162 162 165 323

164 1192 NİSANUR ATLAR 12A 16 22 10,50 9 3 8,25 6 6 4,50 3 6 1,50 34 37 24,75 217,599 12 164 164 167 325

165 1177 YAĞMUR DAGLARKI 12K 16 22 10,50 14 3 13,25 1 4 0,00 1 0 1,00 32 29 24,75 217,544 8 165 165 168 326

166 1138 NİSA UÇAR 12G 17 21 11,75 13 5 11,75 1 3 0,25 2 4 1,00 33 33 24,75 217,506 10 166 166 169 327

167 0 GÜLİZAR YİGİT 12K 17 20 12,00 12 3 11,25 1 1 0,75 1 1 0,75 31 25 24,75 217,440 9 167 167 170 328

168 1121 BEKİR DUYSAK 12E 15 21 9,75 6 3 5,25 7 3 6,25 4 3 3,25 32 30 24,50 217,236 13 168 168 171 329

169 1122 BAHAR ERTUT 12G 18 21 12,75 12 6 10,50 1 2 0,50 2 5 0,75 33 34 24,50 216,688 11 169 169 172 332

170 850 BÜŞRA POLAT 12B 20 16 16,00 11 6 9,50 0 7 -1,75 3 9 0,75 34 38 24,50 216,621 22 170 170 173 333

171 78 GÜLSÜM SARI 11A 17 21 11,75 10 9 7,75 7 9 4,75 4 15 0,25 38 54 24,50 216,562 24 171 171 174 334

172 179 MELİKE YİĞİT 11B 16 19 11,25 12 6 10,50 5 8 3,00 1 5 -0,25 34 38 24,50 216,490 22 172 172 175 335

173 166 İBRAHİM KABAKLAR 12G 14 19 9,25 13 5 11,75 3 0 3,00 30 24 24,00 215,800 12 173 173 176 337

174 1076 ALİ DEMİR 12D 15 19 10,25 11 5 9,75 5 2 4,50 1 5 -0,25 32 31 24,25 215,768 22 174 174 177 339

175 1254 ÖZGÜR EREKLİ 12E 9 22 3,50 12 3 11,25 5 5 3,75 7 7 5,25 33 37 23,75 215,662 14 175 175 178 340

176 80 EYLÜL YILMAZ 11A 15 23 9,25 11 6 9,50 4 8 2,00 6 12 3,00 36 49 23,75 215,043 25 176 176 179 344

177 0 MEDİNE KAYA 12H 16 9 13,75 8 3 7,25 4 4 3,00 28 16 24,00 215,004 11 177 177 180 346

178 651 DİLA ÖZBULUT 11A 13 26 6,50 13 7 11,25 8 13 4,75 5 15 1,25 39 61 23,75 214,720 26 178 178 181 347

179 996 ESRA AYTEKİN   H 17 16 13,00 11 4 10,00 1 1 0,75 29 21 23,75 214,317 2 179 179 182 350

180 0 MUHAMMET HEDEF 12B 11 21 5,75 7 4 6,00 10 3 9,25 3 2 2,50 31 30 23,50 214,220 23 180 180 183 351

181 0 ELİF BUYURAN 11A 14 21 8,75 11 3 10,25 4 4 3,00 4 10 1,50 33 38 23,50 213,994 27 181 181 184 353

182 0 YASEMİNY KOLUŞ 12K 18 20 13,00 9 5 7,75 2 3 1,25 2 2 1,50 31 30 23,50 213,894 10 182 182 185 354

183 1246 ELANUR BAYIK 12K 17 19 12,25 12 3 11,25 1 4 0,00 30 26 23,50 213,612 11 183 183 186 356

184 844 YUNUS SARİCE 12B 10 14 6,50 13 3 12,25 2 1 1,75 5 9 2,75 30 27 23,25 213,602 24 184 184 187 357

185 0 SÜMEYYE ATAŞ 12F 12 18 7,50 16 1 15,75 28 19 23,25 213,012 10 185 185 188 362

186 1202 MUSTAFA CANPOLAT 12B 12 20 7,00 9 3 8,25 6 3 5,25 4 6 2,50 31 32 23,00 212,762 25 186 186 189 363

187 1232 YUNUS AÇAR 12C 13 23 7,25 10 9 7,75 3 3 2,25 7 6 5,50 33 41 22,75 212,688 15 187 187 190 364

188 1368 ESMANUR BEYAZ 12G 18 19 13,25 11 5 9,75 1 4 0,00 1 4 0,00 31 32 23,00 212,115 13 188 188 191 367

189 94 MERVE EVİN 11B 16 23 10,25 10 9 7,75 8 3 7,25 1 13 -2,25 35 48 23,00 211,643 23 189 189 192 370

190 0 ERDEM KAPLAN 12B 9 9 6,75 9 5 7,75 7 5 5,75 3 3 2,25 28 22 22,50 211,242 26 190 190 193 374

191 1316 M ALİ AYTOP 12G 15 23 9,25 11 5 9,75 2 2 1,50 2 0 2,00 30 30 22,50 211,166 14 191 191 194 375

192 1253 MELTEM CAN 12D 20 18 15,50 5 5 3,75 3 6 1,50 4 9 1,75 32 38 22,50 210,936 23 192 192 195 377

                                                4 / 7



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,8 18,7 11,13 9,7 4,8 8,46 6,4 4,6 5,28 3,9 5,0 2,66 35,8 33,1 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,6 19,0 10,88 10,0 4,7 8,85 5,1 4,4 4,03 3,1 4,9 1,84 33,8 32,9 25,60 220,210

KATILIMLAR

193 1107 AYSİMA KÖR 12H 14 16 10,00 9 4 8,00 5 2 4,50 28 22 22,50 210,688 12 193 193 196 379

194 1210 RECEP ÇELİK 12H 14 19 9,25 12 4 11,00 4 5 2,75 0 2 -0,50 30 30 22,50 210,624 13 194 194 197 381

195 1135 FATMA KILIÇ 12B 9 17 4,75 7 2 6,50 7 7 5,25 7 6 5,50 30 32 22,00 210,523 27 195 195 198 382

196 0 ZEYNEP ŞAHİN 12H 16 21 10,75 13 6 11,50 3 16 -1,00 2 4 1,00 34 47 22,25 210,206 14 196 196 199 384

197 120 ZEHRA TEKLER 11A 18 18 13,50 10 6 8,50 1 4 0,00 1 3 0,25 30 31 22,25 209,959 28 197 197 200 385

198 1131 LÜTFİYE BÜLBÜL 12F 14 22 8,50 13 4 12,00 3 1 2,75 1 8 -1,00 31 35 22,25 209,805 11 198 198 201 386

199 0 FURKAN KAYA 12H 19 20 14,00 9 9 6,75 6 13 2,75 1 9 -1,25 35 51 22,25 209,596 15 199 199 202 387

200 0 ESRA ÇEVRİM 12A 13 21 7,75 6 1 5,75 4 2 3,50 5 1 4,75 28 25 21,75 209,565 13 200 200 203 388

201 1346 HİCRET USLU 12A 15 16 11,00 5 4 4,00 7 4 6,00 2 4 1,00 29 28 22,00 209,386 14 201 201 204 389

202 1271 EDA KARAKUŞ 12G 15 23 9,25 12 5 10,75 2 2 1,50 1 2 0,50 30 32 22,00 209,381 15 202 202 205 390

203 111 SEMA ÖZTÜRK 11A 17 21 11,75 9 6 7,50 4 4 3,00 1 5 -0,25 31 36 22,00 209,134 29 203 203 206 393

204 236 ZİLAN KESKİN   D 16 17 11,75 11 2 10,50 1 3 0,25 2 10 -0,50 30 32 22,00 209,113 1 204 204 207 394

205 1182 GÜLSEREN KARTAL 12C 17 17 12,75 6 3 5,25 3 9 0,75 4 4 3,00 30 33 21,75 209,084 16 205 205 208 395

206 1150 ASİYENUR GÜLMEZ 12G 13 18 8,50 13 4 12,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 28 25 21,75 208,899 16 206 206 209 398

207 1190 ZEYNEP SARIOĞLU 12C 16 17 11,75 5 4 4,00 7 6 5,50 1 2 0,50 29 29 21,75 208,531 17 207 207 210 399

208 1252 HÜSEYİN ŞİMŞEK 12G 15 11 12,25 10 5 8,75 1 1 0,75 26 17 21,75 208,464 17 208 208 211 402

209 9 İLAYDA TUTAR 12C 15 20 10,00 10 5 8,75 7 9 4,75 1 11 -1,75 33 45 21,75 208,113 18 209 209 212 404

210 151 MERVE ÇAPAR 11A 15 18 10,50 9 5 7,75 3 3 2,25 2 4 1,00 29 30 21,50 207,974 30 210 210 213 405

211 1308 NESRİN TUTAR   E 15 25 8,75 10 8 8,00 4 14 0,50 7 12 4,00 36 59 21,25 207,943 1 211 211 214 406

212 67 M.SALİH ADIYAMAN 11A 12 15 8,25 6 0 6,00 10 11 7,25 2 8 0,00 30 34 21,50 207,770 31 212 212 215 407

213 185 BEYZA NU R DURĞUT 12K 19 19 14,25 9 9 6,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 30 34 21,50 207,509 12 213 213 216 408

214 1144 YASİN GÖÇER 12E 15 19 10,25 9 4 8,00 3 7 1,25 2 2 1,50 29 32 21,00 206,630 15 214 214 217 412

215 1321 EZGİ KINACI 12F 14 20 9,00 14 3 13,25 0 1 -0,25 1 8 -1,00 29 32 21,00 206,154 12 215 215 218 414

216 1179 RUKİYE GÜNSEVER 12H 13 19 8,25 12 2 11,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 28 28 21,00 206,091 16 216 216 219 416

217 66 SULTAN YILMAZ 11A 13 25 6,75 11 5 9,75 5 6 3,50 3 9 0,75 32 45 20,75 205,811 32 217 217 220 418

218 1011 AYŞE YILMAZ 12F 12 22 6,50 15 3 14,25 27 25 20,75 205,699 13 218 218 221 419

219 93 MEDİNE TAŞKIN 12G 15 21 9,75 12 6 10,50 1 2 0,50 28 29 20,75 205,601 18 219 219 222 420

220 1306 AYSİMA DAŞKIRAN 12E 14 13 10,75 9 8 7,00 4 3 3,25 2 9 -0,25 29 33 20,75 205,489 16 220 220 223 421

221 895 MELİHA CANBOLAT 12B 15 14 11,50 4 0 4,00 4 5 2,75 3 3 2,25 26 22 20,50 205,268 28 221 221 224 423

222 26 FATMAGÜL BÖREKÇİ 11B 12 21 6,75 12 7 10,25 2 9 -0,25 4 2 3,50 30 39 20,25 204,966 24 222 222 225 424

223 1204 DAMLA YAZGAN 12A 13 22 7,50 7 6 5,50 6 2 5,50 3 5 1,75 29 35 20,25 204,510 15 223 223 226 426

224 13 MERVENUR ERBİL 12A 13 22 7,50 7 5 5,75 6 2 5,50 2 2 1,50 28 31 20,25 204,457 16 224 224 227 427

225 1348 ŞEYMA ÖZ. 12F 14 24 8,00 11 5 9,75 3 3 2,25 1 3 0,25 29 35 20,25 204,215 14 225 225 228 428

226 47 NURAY KÖROĞLU 11A 16 20 11,00 8 6 6,50 5 11 2,25 2 6 0,50 31 43 20,25 204,183 33 226 226 229 429

227 1002 CELAL GÜLEÇ 12C 13 19 8,25 3 2 2,50 6 4 5,00 5 4 4,00 27 29 19,75 203,502 19 227 227 230 432

228 1356 SÜMEYYE BÖREKÇİ 12E 12 22 6,50 10 5 8,75 7 10 4,50 2 7 0,25 31 44 20,00 203,498 17 228 228 231 433

229 1332 SAMET PARLAK 12F 10 19 5,25 10 4 9,00 7 5 5,75 27 28 20,00 203,467 15 229 229 232 434

230 1265 SAİT YAZGAN 12F 13 23 7,25 12 6 10,50 3 4 2,00 2 8 0,00 30 41 19,75 202,718 16 230 230 233 442

231 171 SAJA ALHAMOUD 11C 14 18 9,50 9 2 8,50 1 1 0,75 1 1 0,75 25 22 19,50 202,093 2 231 231 234 446

232 1165 FATMANUR KARA 12G 15 20 10,00 10 5 8,75 1 1 0,75 26 26 19,50 202,087 19 232 232 235 447

233 0 M TALHA ÖZYURT 12B 15 21 9,75 6 3 5,25 5 5 3,75 2 5 0,75 28 34 19,50 202,052 29 233 233 236 449

234 0 DAMLA PALTA 12F 12 25 5,75 11 2 10,50 3 0 3,00 26 27 19,25 201,281 17 234 234 237 453

235 1257 ASUDE KOSKA 12K 18 19 13,25 8 8 6,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 27 31 19,25 201,270 13 235 235 238 454

236 1046 HASAN YANSULAK 12H 16 21 10,75 5 2 4,50 4 0 4,00 25 23 19,25 201,128 17 236 236 239 455

237 29 AZRA DÖN E ÜNLER 11B 14 19 9,25 10 7 8,25 0 3 -0,75 3 3 2,25 27 32 19,00 200,966 25 237 237 240 457

238 122 ÖZGE YILDIZ 11A 13 22 7,50 10 3 9,25 3 9 0,75 4 10 1,50 30 44 19,00 200,840 34 238 238 241 458

239 293 HATİCE AVCI 12D 12 23 6,25 8 7 6,25 8 6 6,50 2 8 0,00 30 44 19,00 200,493 24 239 239 242 460

240 1370 TAHİR USLUUU 12F 13 21 7,75 8 4 7,00 5 3 4,25 1 4 0,00 27 32 19,00 200,476 18 240 240 243 461
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 15,8 18,7 11,13 9,7 4,8 8,46 6,4 4,6 5,28 3,9 5,0 2,66 35,8 33,1 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,6 19,0 10,88 10,0 4,7 8,85 5,1 4,4 4,03 3,1 4,9 1,84 33,8 32,9 25,60 220,210

KATILIMLAR

241 1160 ŞEVVAL ÇİLO LU 12G 17 22 11,50 8 8 6,00 1 5 -0,25 2 2 1,50 28 37 18,75 200,004 20 241 241 244 464

242 710 HADRE ATMACA 12F 15 21 9,75 9 6 7,50 2 7 0,25 2 3 1,25 28 37 18,75 199,995 19 242 242 245 465

243 706 MERYEM ZAHTER 12F 13 19 8,25 11 2 10,50 24 21 18,75 199,776 20 243 243 246 466

244 271 YUNUS BİLEÇ 12G 13 18 8,50 12 5 10,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 199,719 21 244 244 247 467

245 12 ALEYNAIR MAKGEZEN 12H 17 20 12,00 10 6 8,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 27 33 18,75 199,634 18 245 245 248 468

246 224 CANER KILINÇ 12D 10 21 4,75 8 6 6,50 6 3 5,25 4 8 2,00 28 38 18,50 199,504 25 246 246 249 470

247 0 AYŞE KEKLİK 12F 12 24 6,00 11 2 10,50 2 0 2,00 25 26 18,50 199,083 21 247 247 250 471

248 1148 SERDAR SAVAŞKOL 12G 11 21 5,75 11 7 9,25 4 2 3,50 26 30 18,50 199,073 22 248 248 251 472

249 206 GÜLLÜ GÜRASLAN 12E 14 17 9,75 10 5 8,75 1 4 0,00 1 4 0,00 26 30 18,50 198,999 18 249 249 252 473

250 1274 EZEL TOSUN 12F 16 19 11,25 8 4 7,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 26 30 18,50 198,898 22 250 250 253 475

251 1233 EZGİ KİPER 12A 14 15 10,25 7 9 4,75 5 5 3,75 2 9 -0,25 28 38 18,50 198,890 17 251 251 254 476

252 947 HATİCE TAN 12C 14 25 7,75 10 4 9,00 5 7 3,25 2 14 -1,50 31 50 18,50 198,702 20 252 252 255 477

253 274 AYBUKE ERDOĞAN 12B 6 9 3,75 9 9 6,75 8 7 6,25 4 10 1,50 27 35 18,25 198,681 30 253 253 256 478

254 744 NAZAR YURTTAŞ 12G 15 18 10,50 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 25 27 18,25 198,299 23 254 254 257 479

255 1322 YAREN GENÇ 12G 15 21 9,75 8 5 6,75 2 1 1,75 25 27 18,25 198,245 24 255 255 258 480

256 0 AHMET ŞİMŞEK 12K 15 23 9,25 11 5 9,75 1 3 0,25 1 9 -1,25 28 40 18,00 197,278 14 256 256 259 481

257 0 GADİME 12F 10 25 3,75 15 4 14,00 25 29 17,75 196,966 23 257 257 260 482

258 288 MİRAÇ DENİZ 12G 16 22 10,50 9 9 6,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 27 37 17,75 196,937 25 258 258 261 483

259 1278 GAMZE ARAL 12G 13 24 7,00 12 4 11,00 1 5 -0,25 1 4 0,00 27 37 17,75 196,877 26 259 259 262 484

260 1352 MUSTAFA AGGEDİK 12E 13 23 7,25 11 6 9,50 3 0 3,00 1 12 -2,00 28 41 17,75 196,411 19 260 260 263 486

261 0 NİSA DURMAZ 12F 11 22 5,50 11 2 10,50 1 2 0,50 2 4 1,00 25 30 17,50 196,388 24 261 261 264 487

262 184 HANIMNUR KAYNAK 12F 13 19 8,25 11 2 10,50 0 5 -1,25 24 26 17,50 196,119 25 262 262 265 489

263 902 YAREN YILDIRIM 11A 10 23 4,25 11 7 9,25 6 6 4,50 3 14 -0,50 30 50 17,50 196,062 35 263 263 266 491

264 210 MERYEM BÜYÜKÖZ 11C 13 17 8,75 9 2 8,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 23 22 17,50 196,032 3 264 264 267 492

265 1259 ZÜMRE MERMER 12C 15 20 10,00 6 5 4,75 3 1 2,75 1 4 0,00 25 30 17,50 196,024 21 265 265 268 493

266 105 EMİNE ÖZDEMİR 11C 17 17 12,75 9 6 7,50 2 9 -0,25 0 10 -2,50 28 42 17,50 195,452 4 266 266 269 496

267 645 EZO YILDIRIM 12A 14 16 10,00 5 4 4,00 4 6 2,50 2 5 0,75 25 31 17,25 195,451 18 267 267 270 497

268 0 TUĞBA KILIÇ 12E 15 22 9,50 7 1 6,75 3 9 0,75 3 11 0,25 28 43 17,25 195,380 20 268 268 271 498

269 1149 FATMA SAVAŞKOL 12C 13 6 11,50 1 0 1,00 5 2 4,50 2 7 0,25 21 15 17,25 195,281 22 269 269 272 499

270 11 BAYRAM İNCİ 11B 14 19 9,25 11 7 9,25 1 13 -2,25 2 5 0,75 28 44 17,00 194,792 26 270 270 273 500

271 255 ŞEVVAL İBİN 12K 14 19 9,25 6 2 5,50 2 2 1,50 1 1 0,75 23 24 17,00 194,750 15 271 271 274 501

272 297 M YILDIZ 12C 13 17 8,75 7 6 5,50 3 2 2,50 2 7 0,25 25 32 17,00 194,647 23 272 272 275 502

273 1268 AYŞENUR BAŞKUT 12D 16 18 11,50 6 7 4,25 1 0 1,00 2 7 0,25 25 32 17,00 194,586 26 273 273 276 503

274 792 ELİF KORAL 12C 14 20 9,00 7 8 5,00 2 7 0,25 3 2 2,50 26 37 16,75 194,407 24 274 274 277 505

275 0 ŞAZİYE SERT 12E 13 23 7,25 6 10 3,50 4 6 2,50 5 7 3,25 28 46 16,50 193,855 21 275 275 278 507

276 0 DENİZ BAŞÇI 12F 10 21 4,75 9 5 7,75 5 7 3,25 1 1 0,75 25 34 16,50 193,389 26 276 276 279 508

277 1127 DİLARA ACAR 12G 15 22 9,50 8 9 5,75 2 4 1,00 1 3 0,25 26 38 16,50 193,174 27 277 277 280 509

278 1181 BARIŞ ÖZKİRİŞÇ 12B 6 10 3,50 4 6 2,50 12 1 11,75 1 9 -1,25 23 26 16,50 192,906 31 278 278 281 510

279 1317 NİSANUR ALPMAN   C 15 22 9,50 6 7 4,25 3 5 1,75 3 10 0,50 27 44 16,00 191,750 1 279 279 282 512

280 90 AYŞE KIZIK 11C 14 21 8,75 8 5 6,75 1 2 0,50 1 4 0,00 24 32 16,00 191,680 5 280 280 283 513

281 1119 MELİSA KARACA 12H 16 21 10,75 8 6 6,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 24 32 16,00 191,587 19 281 281 284 514

282 1240 ÖYKÜAZRA AKIN   D 12 25 5,75 12 4 11,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 25 36 16,00 191,445 2 282 282 285 516

283 1123 MER L GÜRASLAN 12E 11 23 5,25 11 5 9,75 1 5 -0,25 2 4 1,00 25 37 15,75 191,265 22 283 283 286 517

284 1206 ZAHİDE YILDIRIM 12K 13 23 7,25 9 7 7,25 1 3 0,25 1 1 0,75 24 34 15,50 190,415 16 284 284 287 521

285 1378 MERVE HALİL 12F 12 19 7,25 10 7 8,25 1 0 1,00 1 9 -1,25 24 35 15,25 189,250 27 285 285 288 523

286 1290 SAMET DOĞAN 12H 12 21 6,75 6 4 5,00 4 3 3,25 22 28 15,00 188,769 20 286 286 289 525

287 1325 BERATCAN RENÇBER 12G 14 22 8,50 10 9 7,75 0 3 -0,75 1 6 -0,50 25 40 15,00 188,659 28 287 287 290 526

288 1292 HİLAL YALÇINDA 12K 14 22 8,50 9 5 7,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 23 33 14,75 187,816 17 288 288 291 528
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KATILIMLAR

289 183 YAĞMUR BİLEÇ 12F 10 23 4,25 10 2 9,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 22 30 14,50 187,622 28 289 289 292 530

290 253 ELİF OLCARS 12F 17 22 11,50 4 3 3,25 1 7 -0,75 1 2 0,50 23 34 14,50 187,317 29 290 290 293 534

291 59 ŞÜKRİYE YILMAZ 11C 11 26 4,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 2 3,50 22 32 14,00 186,675 6 291 291 294 535

292 1184 EMİN BÜYÜK 12D 13 24 7,00 5 3 4,25 4 5 2,75 22 32 14,00 185,831 27 292 292 295 537

293 23 YAĞMUR TORUN 11C 11 25 4,75 10 7 8,25 0 1 -0,25 2 5 0,75 23 38 13,50 184,618 7 293 293 296 542

294 100 YUSUF KILINÇ 12F 14 23 8,25 8 8 6,00 2 10 -0,50 0 1 -0,25 24 42 13,50 184,311 30 294 294 297 544

295 0 ZEYNEP KÖNEZ 12E 9 18 4,50 8 3 7,25 2 4 1,00 2 6 0,50 21 31 13,25 183,824 23 295 295 298 545

296 1327 EREN SARIOĞLU 12H 12 20 7,00 6 4 5,00 2 3 1,25 20 27 13,25 183,645 21 296 296 299 547

297 0 İPEK KILIÇ 12E 9 14 5,50 7 4 6,00 3 6 1,50 19 24 13,00 183,217 24 297 297 300 548

298 0 NİSA YAŞAR 11C 13 26 6,50 8 11 5,25 0 1 -0,25 3 9 0,75 24 47 12,25 180,898 8 298 298 301 553

299 660 CEREN İŞBARA 12C 13 23 7,25 5 4 4,00 3 11 0,25 2 7 0,25 23 45 11,75 179,297 25 299 299 302 556

300 37 ZEHRA AKY 12C 9 20 4,00 6 5 4,75 1 5 -0,25 4 4 3,00 20 34 11,50 179,242 26 300 300 303 557

301 1146 ELA DİKEN 12G 11 19 6,25 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 18 25 11,75 179,231 29 301 301 304 558

302 1369 EMRE SARI 12G 5 15 1,25 12 3 11,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 17 22 11,50 178,582 30 302 302 305 560

303 1690 DÖNE SAYLA 12C 9 16 5,00 6 5 4,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 18 26 11,50 178,390 27 303 303 306 561

304 1191 HAMİDENU R KURT 12F 11 26 4,50 9 5 7,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 21 40 11,00 177,248 31 304 304 307 563

305 905 ALİ ÜLGEN 11C 7 24 1,00 9 9 6,75 1 3 0,25 2 0 2,00 19 36 10,00 174,704 9 305 305 308 569

306 1203 MUSTAFA YAZGAN 12E 7 21 1,75 8 5 6,75 1 2 0,50 2 5 0,75 18 33 9,75 173,682 25 306 306 309 573

307 1297 SILA İLGİN 12D 11 22 5,50 4 7 2,25 3 4 2,00 2 8 0,00 20 41 9,75 173,400 28 307 307 310 575

308 1177 RÜMEYSA ATAŞ 12E 9 16 5,00 2 3 1,25 1 2 0,50 3 5 1,75 15 26 8,50 170,130 26 308 308 311 584

309 267 ELİF DURGUT 12C 7 18 2,50 5 9 2,75 4 11 1,25 3 7 1,25 19 45 7,75 167,884 28 309 309 312 589

310 1200 HASAN BİLİCİ 12H 11 21 5,75 4 16 0,00 3 19 -1,75 1 14 -2,50 19 70 1,50 148,679 22 310 310 313 598

311 268 ZEYNEP ACA AS 12C 8 19 3,25 1 9 -1,25 2 14 -1,50 1 9 -1,25 12 51 -0,75 142,403 29 311 311 314 602

312 1007 MEHMETKA GÖRENOĞL11A 5 31 -2,75 4 16 0,00 8 30 0,50 3 17 -1,25 20 94 -3,50 134,475 36 312 312 315 603
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

1 0 NİSA AKHAN 12B 25 15 21,25 0 5 -1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 13 8 11,00 10 0 10,00 3 1 2,75 4 2 3,50 3 3 2,25 70 36 61,00 325,046 20

2 1236 SEFA ÇERÇİ 12B 22 12 19,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 3 8,25 6 2 5,50 4 3 3,25 4 2 3,50 2 0 2,00 60 26 53,50 303,218 36

3 1213 BERAT ÖZTUTO 12C 11 19 6,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 17 1 16,75 8 0 8,00 4 3 3,25 3 2 2,50 4 0 4,00 56 30 48,50 288,983 48

4 541 ZEYNEPNİ OKUTAN 12E 23 15 19,25 2 2 1,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 6 8 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 55 30 47,50 286,039 51

5 373 MEDİNE AÇAR 12A 19 20 14,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 2 12,50 6 0 6,00 4 3 3,25 2 3 1,25 54 34 45,50 278,914 55

6 1189 FURKAN ERKAN 12A 20 19 15,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 16 4 15,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 55 38 45,50 277,991 56

7 0 ÖZAYKAAN ÖZĞAN 12B 19 19 14,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 3 6,25 6 1 5,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 54 37 44,75 276,777 58

8 1345 SÜMEYRA ÖZYÜREK 12C 20 17 15,75 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 51 30 43,50 274,570 66

9 1110 TUĞBA İNCE 12G 27 12 24,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 49 20 44,00 273,571 69

10 329 FİDAN GÖKSU 12D 19 16 15,00 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 3 0 3,00 11 3 10,25 6 0 6,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 51 30 43,50 273,143 70

11 5040 ÖMER AKIN 12A 15 21 9,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 8 9,00 4 1 3,75 4 3 3,25 4 3 3,25 1 1 0,75 53 42 42,50 270,870 74

12 1307 SALİH EŞİYOK 12E 13 17 8,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 14 6 12,50 8 0 8,00 4 1 3,75 3 1 2,75 49 26 42,50 270,653 75

13 1258 MERYEM YAVUZ 12E 23 16 19,00 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 4 0 4,00 8 8 6,00 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 51 34 42,50 270,044 76

14 257 SILA SARIKAYA 12F 24 14 20,50 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 11 1 10,75 1 1 0,75 48 22 42,50 269,214 78

15 0 AYBÜKE BABACAN 12D 20 20 15,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 8 8 6,00 3 3 2,25 4 3 3,25 3 3 2,25 2 4 1,00 53 45 41,75 268,411 81

16 292 ONUR DURAK 12B 18 19 13,25 1 4 0,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 6 2 5,50 7 1 6,75 3 3 2,25 4 0 4,00 1 0 1,00 49 31 41,25 267,106 85

17 1330 UMUT YILDIZ 12D 18 19 13,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 7 1 6,75 3 4 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 48 29 40,75 265,118 87

18 1336 MELİKE ARSLAN 12A 24 12 21,00 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 2 7,50 1 0 1,00 2 4 1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 47 26 40,50 264,092 89

19 1349 GÖKÇE SULTAGAN 12G 27 13 23,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 3 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 45 18 40,50 263,620 90

20 279 SAMET OĞUZCAN 12C 19 19 14,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 14 3 13,25 5 1 4,75 1 4 0,00 2 1 1,75 3 3 2,25 49 36 40,00 262,655 94

21 65 DALYAN ALİ 11A 15 14 11,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 1 1,75 1 1 0,75 45 22 39,50 261,791 95

22 1186 CUMA ÇEVİK 12C 16 20 11,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 4 1 3,75 46 28 39,00 260,791 96

23 1287 PINAR KARABAY 12B 18 21 12,75 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 6 0 6,00 2 4 1,00 4 1 3,75 3 3 2,25 49 40 39,00 260,451 99

24 154 SULTAN ÇAMSARI 11A 16 23 10,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 6 8 4,00 2 1 1,75 4 3 3,25 1 3 0,25 3 3 2,25 49 42 38,50 258,871 100

25 15 ABDULLAH GÜNEŞLEN 11A 17 18 12,50 3 0 3,00 2 0 2,00 2 3 1,25 5 0 5,00 11 3 10,25 3 1 2,75 3 4 2,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 48 37 38,75 258,667 102

26 159 EYLÜL YALÇIN 11B 17 22 11,50 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 1 2 0,50 46 33 37,75 256,304 107

27 1305 İREM ASİ 12E 17 21 11,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 6 1 5,75 4 0 4,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 46 34 37,50 255,607 109

28 1235 MERVE ÇERÇİ 12E 15 20 10,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 3 6,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 2 4,50 5 1 4,75 46 36 37,00 255,482 111

29 0 SUDE DEMİR 12D 20 17 15,75 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 4 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 2 3,50 45 31 37,25 255,411 112
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

30 1152 ÖMER GÜMÜŞ 12D 15 19 10,25 2 2 1,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 13 4 12,00 3 2 2,50 1 1 0,75 45 30 37,50 255,335 114

31 1312 BEYZANUR YORDAM 12C 22 13 18,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 6 2 5,50 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 44 26 37,50 255,137 115

32 1285 HATİCE AĞKEMİK 12F 25 12 22,00 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 42 18 37,50 254,414 116

33 0 EYÜP TEKÇE 12A 17 19 12,25 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 8 6 6,50 2 2 1,50 4 3 3,25 1 4 0,00 2 1 1,75 47 41 36,75 253,491 119

34 1020 BAHRİYE ÇİL 12B 22 17 17,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 0 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 4 2 3,50 44 30 36,50 253,091 121

35 84 ESMA YAPRAK 12D 19 19 14,25 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 8 3 7,25 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 44 30 36,50 252,338 122

36 0 TAYLAN GÜN 11B 20 19 15,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 3 2,25 1 0 1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 44 31 36,25 251,251 123

37 103 LEYLA BABACAN 11A 15 20 10,00 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 3 3,25 4 0 4,00 3 4 2,00 2 3 1,25 1 0 1,00 44 32 36,00 251,202 124

38 513 GULİZAR GÜLER 12D 21 13 17,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 2 3 1,25 1 2 0,50 41 22 35,50 249,028 132

39 1272 İKRA BAKIR 12K 24 16 20,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 5 1,75 1 0 1,00 42 26 35,50 248,825 133

40 0 MERVE AKIL 12B 20 13 16,75 1 3 0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 6 1 5,75 5 1 4,75 1 2 0,50 0 5 -1,25 42 27 35,25 248,772 134

41 147 MEHMET UÇAR 11B 20 20 15,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 3 2,25 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 43 32 35,00 248,074 136

42 77 NİSANUR ÇAKIR 11A 14 19 9,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 3 3,25 4 0 4,00 3 4 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 42 30 34,50 246,924 139

43 1154 AYŞEGÜL KARABAŞ 12F 19 9 16,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 4 3,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 17 34,75 246,628 140

44 144 ELİF NAZ GÜVEN 11A 20 18 15,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 10 4,50 2 1 1,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 3 3 2,25 46 46 34,50 246,177 142

45 1245 EMRAH TAŞ 12D 17 18 12,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 11 6 9,50 3 3 2,25 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 45 43 34,25 245,835 145

46 30 SALİH ÇATAL 11B 18 20 13,00 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 6 3,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 43 35 34,25 245,761 146

47 81 BURAK ABAK 11A 15 23 9,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 7 6 5,50 2 1 1,75 4 3 3,25 2 2 1,50 2 4 1,00 45 44 34,00 245,667 147

48 415 GİZEM ACAR 12B 24 15 20,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 2 4 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 43 36 34,00 244,994 148

49 0 ZELAL KIZIL 12B 21 13 17,75 1 1 0,75 5 0 5,00 7 1 6,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 16 34,00 244,341 150

50 76 ABDURRAH MAN ALİ 11A 12 19 7,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 0 4,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 40 26 33,50 243,935 152

51 1347 BİRSEN AKLAN 12C 21 19 16,25 1 3 0,25 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 44 42 33,50 243,708 153

52 1126 MERYEM KAYA 12B 14 20 9,00 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 3 3 2,25 5 1 4,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 40 28 33,00 243,268 155

53 86 ZİHNİ CENGİZ 11A 14 22 8,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 1 4,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 41 31 33,25 243,165 156

54 311 ERDEM SİRAL 11A 19 19 14,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 6 6 4,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 43 39 33,25 243,108 157

55 1185 BERAT KARAKUŞ 12D 17 22 11,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 10 2 9,50 3 4 2,00 2 2 1,50 1 2 0,50 43 40 33,00 242,271 158

56 1174 MEVLÜT KIRIK 12D 18 15 14,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 9 7 7,25 2 3 1,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 2 1,50 43 40 33,00 242,204 159

57 83 HÜMEYRA ÖZBAĞ 12G 21 4 20,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 34 4 33,00 241,280 161

58 1163 MUSTAFA KORKMAZ 12F 18 22 12,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 40 29 32,75 241,114 162
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

59 27 MEHMET KURT 11A 14 24 8,00 3 0 3,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 11 3 10,25 3 1 2,75 2 5 0,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 43 42 32,50 240,334 165

60 1357 NAZLI ATMACA 12E 15 21 9,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 7 4,25 6 0 6,00 1 2 0,50 1 1 0,75 41 34 32,50 240,262 166

61 44 FURKAN MERCANN 11B 15 25 8,75 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 10 5,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 43 43 32,25 240,236 167

62 0 ARZU KOL UŞ 12D 17 16 13,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 2 2 1,50 4 2 3,50 5 2 4,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 40 31 32,25 240,077 168

63 1375 YAĞMUR ÖRS 12D 13 19 8,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 6 5 4,75 6 0 6,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 40 31 32,25 239,882 169

64 130 İSA YILMAZ 11B 20 20 15,00 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 40 30 32,50 239,875 170

65 1251 AYŞE ÖZER 12D 17 19 12,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 10 5 8,75 3 1 2,75 3 3 2,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 42 39 32,25 239,760 171

66 118 TURAN CİLDAN 11A 13 25 6,75 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 3 8,25 2 0 2,00 3 4 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 42 40 32,00 239,249 176

67 1372 MUHAMMED GÜLTEKİN 12H 19 16 15,00 2 1 1,75 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 37 20 32,00 238,666 177

68 1140 NİDASU ERCAN 12D 19 10 16,50 2 1 1,75 1 1 0,75 3 2 2,50 6 4 5,00 2 0 2,00 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 38 25 31,75 238,328 178

69 1129 FURKAN YILDIRIM 12C 15 15 11,25 2 0 2,00 1 1 0,75 4 0 4,00 7 3 6,25 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 0 1,00 37 22 31,50 238,207 179

70 420 BAĞDAT İNCE 12B 18 18 13,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 4 1 3,75 5 2 4,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 38 26 31,50 237,526 182

71 45 EMİR EFE BEYAZ 11A 13 20 8,00 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 4 4 3,00 1 0 1,00 4 2 3,50 2 3 1,25 3 1 2,75 39 32 31,00 237,298 184

72 1374 İLKNUR YILGIN 12B 16 17 11,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 38 27 31,25 236,788 186

73 176 BERAT UTKUN 11B 17 20 12,00 2 3 1,25 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 4 2 3,50 5 0 5,00 1 0 1,00 37 25 30,75 236,140 189

74 1310 AYŞE YÜCEL 12C 18 9 15,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 37 25 30,75 236,123 190

75 1099 GÜL GÜZ   E 12 18 14 14,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 7 2,25 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 39 32 31,00 235,888 192

76 681 AZRA YALÇIN 11A 19 21 13,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 13 1,75 4 4 3,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 46 60 31,00 235,806 193

77 973 BATUHAN ÇAYOĞLU 12K 24 9 21,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 1 1 0,75 35 17 30,75 234,807 196

78 5 CEMAL ERİM 11A 14 23 8,25 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 5 0 5,00 7 9 4,75 1 1 0,75 5 2 4,50 1 3 0,25 2 3 1,25 42 47 30,25 234,755 197

79 69 RABİA ÇAKIR 11B 19 21 13,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 3 2 2,50 7 2 6,50 2 0 2,00 38 30 30,50 234,476 198

80 18 BETÜL KARAYILA 11A 21 15 17,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 38 30 30,50 234,080 199

81 1109 ALEYNA DAŞDELEN 12F 23 17 18,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 2 9 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 41 42 30,50 234,080 199

82 1001 ŞÜKRAN AKSOY 12H 21 18 16,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 37 26 30,50 234,035 201

83 471 EREN CAN EKİNCİ 12E 15 21 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 10 1 9,75 2 4 1,00 2 0 2,00 38 31 30,25 234,030 202

84 663 FURKAN SARI 12E 13 18 8,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 11 1 10,75 1 3 0,25 2 0 2,00 37 27 30,25 233,896 203

85 1027 RUMEYSA ÇAPAR 12E 20 14 16,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 8 2,00 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 2 3 1,25 40 39 30,25 233,859 204

86 1319 FURKAN BAŞAR 12B 14 20 9,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 2 0 2,00 4 1 3,75 8 2 7,50 6 2 5,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 39 35 30,25 233,645 206

87 0 KEVSER YILDIRIM 12K 23 14 19,50 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 27 30,25 233,254 207
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

88 1340 SELMA KÖROĞLU 12H 17 18 12,50 1 2 0,50 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 37 28 30,00 233,083 208

89 0 SEVİLAY KILIÇ 12B 17 15 13,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 2 4,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 37 28 30,00 233,067 209

90 0 SERVET TAZE 12A 15 20 10,00 1 1 0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 3 2 2,50 6 2 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 37 29 29,75 232,844 213

91 56 KAYRA ÜRÜN 11B 14 24 8,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 8 8 6,00 1 1 0,75 3 3 2,25 1 0 1,00 1 1 0,75 40 42 29,50 232,122 218

92 1010 NEHİR MEMİŞ 12A 17 20 12,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 8 3 7,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 39 37 29,75 231,956 219

93 1241 SABRİ YAYLABAŞ 12G 17 10 14,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 34 17 29,75 231,869 220

94 98 SUDENUR UZUN 11B 18 20 13,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 38 33 29,75 231,861 221

95 1302 BEYAZ HALİL 12D 18 19 13,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 8 7 6,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 1 0,75 40 42 29,50 231,751 223

96 252 FURKAN KURT 12F 17 21 11,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 36 26 29,50 231,452 224

97 132 ELANUR ÇAPAR 11B 16 15 12,25 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 26 29,50 231,276 225

98 1320 ZEYNEP TAŞDELEN 12E 12 19 7,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 4 3 3,25 1 3 0,25 3 1 2,75 37 32 29,00 231,165 227

99 265 KEVSER ÖZDEMİR 12 19 14 15,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 36 27 29,25 231,082 228

100 1275 NARİN AYAN 12D 16 16 12,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 4 6,00 3 0 3,00 2 4 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 37 31 29,25 231,038 229

101 517 MELEK KÜPCÜK 12D 15 23 9,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 7 6 5,50 3 0 3,00 2 4 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 41 47 29,25 230,699 232

102 1009 HAVVANUR AVCI 12C 23 15 19,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 6 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 38 35 29,25 230,569 234

103 366 NURMELEK YEGEN 12D 17 19 12,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 10 2 9,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 37 31 29,25 230,539 235

104 0 ÇİĞDEM DENİZ 12D 19 17 14,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 35 24 29,00 230,274 236

105 1239 EFE CİLASIN 12K 19 18 14,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 28 29,00 230,029 237

106 70 HATİCE SAYER 11B 16 20 11,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 38 36 29,00 229,996 238

107 1288 CANSU ÖZALP 12A 17 20 12,00 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 6 5 4,75 1 0 1,00 2 5 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 38 37 28,75 229,871 239

108 1194 NESİBE PARLAK 12H 22 15 18,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 35 24 29,00 229,580 241

109 1238 GÜLÇİN ÖZTÜRK 12H 24 15 20,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 34 21 28,75 228,751 245

110 1223 MELİSA DİRİER 12G 20 13 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 33 18 28,50 228,168 249

111 1224 AHMET KUZU 12C 16 20 11,00 1 1 0,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 4 1,00 3 1 2,75 36 32 28,00 228,089 250

112 1183 SILA NUR BAYRAMOĞ 12H 20 14 16,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 5 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 35 27 28,25 227,950 251

113 49 MİRAÇ DURMAZ 11B 12 28 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 8 5 6,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 39 44 28,00 227,744 253

114 32 HASAN M. YILMAZ 11B 15 25 8,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 3 1 2,75 2 5 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 39 44 28,00 227,671 254

115 1106 NİSA TOMURCUK 12G 21 19 16,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 36 31 28,25 227,654 255

116 784 AYYUŞ LATİF 12F 15 20 10,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 35 28 28,00 227,525 256
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

117 36 ESMANUR ÇEVİK 11B 18 16 14,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 9 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 37 36 28,00 227,184 259

118 1273 AYŞE KARATAŞ 12A 18 16 14,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 7 4 6,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 34 24 28,00 227,027 260

119 1216 YAKUP GEZGİNCİ   G 18 21 12,75 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 36 33 27,75 226,972 261

120 1128 ZEYNEP ADIYAMAN 12C 19 19 14,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 2 3,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 37 36 28,00 226,837 262

121 0 ALİ PINAR 12A 14 19 9,25 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 4 0,00 35 29 27,75 226,667 263

122 2013 ELİF ASLAN 11B 16 23 10,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 3 3,25 1 3 0,25 1 1 0,75 36 33 27,75 226,325 264

123 317 FURKAN YILDIRIM 12B 20 16 16,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 6 2,50 1 1 0,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 38 41 27,75 226,162 265

124 0 FATMA ERGÜN 12A 15 18 10,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 6 5 4,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 34 26 27,50 225,947 266

125 55 MUSTAFA SOYUDOĞA 11B 15 23 9,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 4 3,00 2 0 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 38 42 27,50 225,810 267

126 4 MEL SA ÖĞÜT 11A 13 19 8,25 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 1 4,75 3 0 3,00 1 0 1,00 33 23 27,25 225,530 268

127 1116 RUKİYYE ÜNLER 12D 15 24 9,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 8 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 38 45 26,75 224,539 269

128 1231 CUMAALİ KARATAŞ 12K 16 16 12,00 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 32 20 27,00 224,045 273

129 774 FURKAN BİLGE 12D 16 22 10,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 2 5 0,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 37 40 27,00 224,034 274

130 1277 MELİKE K OCADAYI 12C 21 16 17,00 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 36 36 27,00 223,848 275

131 1269 ZELİHA ERDEM 12B 13 22 7,50 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 2 0,50 2 4 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 38 45 26,75 223,696 276

132 1362 CANAN BİLİCİ 12F 15 25 8,75 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 34 29 26,75 223,172 280

133 1018 ALİ EREN ÖZDEMİR 12F 17 20 12,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 32 21 26,75 223,152 281

134 72 AYFER ERBİL 11A 16 22 10,50 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 2 5 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 38 46 26,50 223,067 282

135 0 BEYZANUR YİĞİT 12H 18 19 13,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 5 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 30 26,50 222,967 283

136 117 MUSTAFA FISTIK 11A 11 17 6,75 2 3 1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 3 3 2,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 34 30 26,50 222,922 284

137 165 ESMA KARAKUŞ 11B 15 21 9,75 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 34 31 26,25 222,429 286

138 85 SAMİRA UZDİLLİ 11B 16 24 10,00 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 36 38 26,50 222,404 287

139 1171 ZAHİDE ALAGÖZ 12H 18 21 12,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 35 34 26,50 222,285 288

140 0 SİVAR MUSTAFA 12B 8 14 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 9 2 8,50 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 32 24 26,00 221,764 289

141 0 SAFİYE AKHAN   H 18 21 12,75 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 1 0 1,00 33 27 26,25 221,646 290

142 1176 RÜMEYSA ÖZTÜRK 12B 16 18 11,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 6 3 5,25 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 33 28 26,00 221,444 292

143 46 SEVDE DEMİR 11A 18 18 13,50 1 0 1,00 3 0 3,00 5 2 4,50 2 0 2,00 2 3 1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 33 28 26,00 221,268 293

144 0 KEREM YILDIZ 11A 18 19 13,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 3 2,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 36 40 26,00 220,886 294

145 1145 EYLÜL SALMAN 12G 19 15 15,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 31 20 26,00 220,863 295
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

146 115 EFE ÖZPOLAT 11A 14 19 9,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 8 6,00 1 0 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 37 45 25,75 220,490 298

147 1159 GÜLSEREN İNANÇ 12G 19 18 14,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 33 29 25,75 220,203 300

148 148 OSMAN ÇOBAN 11A 16 21 10,75 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 7 1,25 0 1 -0,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 36 43 25,25 219,840 302

149 40 ÖZGE DANA 11B 19 18 14,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 9 -1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 35 38 25,50 219,483 304

150 153 YAĞMUR BULMUŞ 11B 19 19 14,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 5 3,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 35 38 25,50 219,375 305

151 401 REŞİT GÜÇYETME 12H 17 19 12,25 2 3 1,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 32 26 25,50 219,371 306

152 0 GÜL GÜÇLÜ 12B 19 13 15,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 6 -1,50 33 30 25,50 219,171 308

153 1155 YUSUFEFE HORUZOĞL 12B 19 19 14,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 3 7 1,25 1 0 1,00 3 4 2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 36 43 25,25 218,934 310

154 0 ÖMER DERVİŞ 12B 8 14 4,50 1 0 1,00 4 1 3,75 8 2 7,50 5 1 4,75 3 0 3,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 31 24 25,00 218,838 312

155 360 MELİSA ÇELİK 12E 12 24 6,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 3 4,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 34 36 25,00 218,775 313

156 1142 SENANAZ YI DIRIM 12C 15 22 9,50 1 4 0,00 1 2 0,50 3 0 3,00 5 0 5,00 5 5 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 36 25,00 218,740 314

157 1256 GİZEM ERCOŞKUN 12H 18 20 13,00 2 2 1,50 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 218,677 315

158 0 RÜMEYSA GÜMÜŞ 12K 17 16 13,00 1 2 0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 31 23 25,25 218,627 316

159 395 BURAK BÜYÜKOĞL 12G 15 17 10,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 31 24 25,00 218,368 318

160 0 ECRİN ÇOPUR 12E 17 17 12,75 3 1 2,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 6 1,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 4 0,00 33 32 25,00 218,242 319

161 7 ÖZGE ASLAN 11C 19 15 15,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 30 21 24,75 217,941 322

162 0 SELİN PEKSOY 12K 19 12 16,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 30 20 25,00 217,883 323

163 1133 EDA ÇETİNBAĞ 12C 16 17 11,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 6 2,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 31 25 24,75 217,883 323

164 1192 NİSANUR ATLAR 12A 16 22 10,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 5 3,75 1 1 0,75 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 34 37 24,75 217,599 325

165 1177 YAĞMUR DAGLARKI 12K 16 22 10,50 2 1 1,75 4 0 4,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 32 29 24,75 217,544 326

166 1138 NİSA UÇAR 12G 17 21 11,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 33 33 24,75 217,506 327

167 0 GÜLİZAR YİGİT 12K 17 20 12,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 25 24,75 217,440 328

168 1121 BEKİR DUYSAK 12E 15 21 9,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 3 4,25 2 0 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 32 30 24,50 217,236 329

169 1122 BAHAR ERTUT 12G 18 21 12,75 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 33 34 24,50 216,688 332

170 850 BÜŞRA POLAT 12B 20 16 16,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 34 38 24,50 216,621 333

171 78 GÜLSÜM SARI 11A 17 21 11,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 7 9 4,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 38 54 24,50 216,562 334

172 179 MELİKE YİĞİT 11B 16 19 11,25 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 6 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 34 38 24,50 216,490 335

173 166 İBRAHİM KABAKLAR 12G 14 19 9,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 0 3,00 30 24 24,00 215,800 337

174 1076 ALİ DEMİR 12D 15 19 10,25 2 2 1,50 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 31 24,25 215,768 339

                                              6 / 12



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

175 1254 ÖZGÜR EREKLİ 12E 9 22 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 2 1,50 33 37 23,75 215,662 340

176 80 EYLÜL YILMAZ 11A 15 23 9,25 2 3 1,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 8 2,00 2 5 0,75 2 4 1,00 2 3 1,25 36 49 23,75 215,043 344

177 0 MEDİNE KAYA 12H 16 9 13,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 4 3,00 28 16 24,00 215,004 346

178 651 DİLA ÖZBULUT 11A 13 26 6,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 10 3,50 2 3 1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 39 61 23,75 214,720 347

179 996 ESRA AYTEKİN   H 17 16 13,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 0 1,00 3 2 2,50 1 1 0,75 29 21 23,75 214,317 350

180 0 MUHAMMET HEDEF 12B 11 21 5,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 31 30 23,50 214,220 351

181 0 ELİF BUYURAN 11A 14 21 8,75 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 33 38 23,50 213,994 353

182 0 YASEMİNY KOLUŞ 12K 18 20 13,00 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 31 30 23,50 213,894 354

183 1246 ELANUR BAYIK 12K 17 19 12,25 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 30 26 23,50 213,612 356

184 844 YUNUS SARİCE 12B 10 14 6,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 2 2 1,50 30 27 23,25 213,602 357

185 0 SÜMEYYE ATAŞ 12F 12 18 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 2 0 2,00 4 1 3,75 28 19 23,25 213,012 362

186 1202 MUSTAFA CANPOLAT 12B 12 20 7,00 1 1 0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 32 23,00 212,762 363

187 1232 YUNUS AÇAR 12C 13 23 7,25 1 4 0,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 1 1 0,75 2 3 1,25 33 41 22,75 212,688 364

188 1368 ESMANUR BEYAZ 12G 18 19 13,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 31 32 23,00 212,115 367

189 94 MERVE EVİN 11B 16 23 10,25 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 8 3 7,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 1 4 0,00 35 48 23,00 211,643 370

190 0 ERDEM KAPLAN 12B 9 9 6,75 1 2 0,50 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 5 3,75 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 28 22 22,50 211,242 374

191 1316 M ALİ AYTOP 12G 15 23 9,25 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 30 30 22,50 211,166 375

192 1253 MELTEM CAN 12D 20 18 15,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 6 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 32 38 22,50 210,936 377

193 1107 AYSİMA KÖR 12H 14 16 10,00 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 2 4,50 28 22 22,50 210,688 379

194 1210 RECEP ÇELİK 12H 14 19 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 30 22,50 210,624 381

195 1135 FATMA KILIÇ 12B 9 17 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 7 1,25 4 0 4,00 3 3 2,25 2 0 2,00 2 3 1,25 30 32 22,00 210,523 382

196 0 ZEYNEP ŞAHİN 12H 16 21 10,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 2 13 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 34 47 22,25 210,206 384

197 120 ZEHRA TEKLER 11A 18 18 13,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 31 22,25 209,959 385

198 1131 LÜTFİYE BÜLBÜL 12F 14 22 8,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 35 22,25 209,805 386

199 0 FURKAN KAYA 12H 19 20 14,00 1 4 0,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 12 1,00 2 1 1,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 35 51 22,25 209,596 387

200 0 ESRA ÇEVRİM 12A 13 21 7,75 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 28 25 21,75 209,565 388

201 1346 HİCRET USLU 12A 15 16 11,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 3 4,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 29 28 22,00 209,386 389

202 1271 EDA KARAKUŞ 12G 15 23 9,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 30 32 22,00 209,381 390

203 111 SEMA ÖZTÜRK 11A 17 21 11,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 1 1 0,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 31 36 22,00 209,134 393
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

204 236 ZİLAN KESKİN   D 16 17 11,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 30 32 22,00 209,113 394

205 1182 GÜLSEREN KARTAL 12C 17 17 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 1 2,75 3 9 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 30 33 21,75 209,084 395

206 1150 ASİYENUR GÜLMEZ 12G 13 18 8,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 28 25 21,75 208,899 398

207 1190 ZEYNEP SARIOĞLU 12C 16 17 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 5 6 3,50 2 0 2,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 29 21,75 208,531 399

208 1252 HÜSEYİN ŞİMŞEK 12G 15 11 12,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 1 0,75 26 17 21,75 208,464 402

209 9 İLAYDA TUTAR 12C 15 20 10,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 9 3,75 1 0 1,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 33 45 21,75 208,113 404

210 151 MERVE ÇAPAR 11A 15 18 10,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 29 30 21,50 207,974 405

211 1308 NESRİN TUTAR   E 15 25 8,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 11 1,25 0 3 -0,75 2 5 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 36 59 21,25 207,943 406

212 67 M.SALİH ADIYAMAN 11A 12 15 8,25 1 0 1,00 5 0 5,00 8 11 5,25 2 0 2,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 30 34 21,50 207,770 407

213 185 BEYZA NU R DURĞUT 12K 19 19 14,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 30 34 21,50 207,509 408

214 1144 YASİN GÖÇER 12E 15 19 10,25 1 2 0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 6 1,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 29 32 21,00 206,630 412

215 1321 EZGİ KINACI 12F 14 20 9,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 29 32 21,00 206,154 414

216 1179 RUKİYE GÜNSEVER 12H 13 19 8,25 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 28 28 21,00 206,091 416

217 66 SULTAN YILMAZ 11A 13 25 6,75 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 5 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 32 45 20,75 205,811 418

218 1011 AYŞE YILMAZ 12F 12 22 6,50 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 27 25 20,75 205,699 419

219 93 MEDİNE TAŞKIN 12G 15 21 9,75 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 29 20,75 205,601 420

220 1306 AYSİMA DAŞKIRAN 12E 14 13 10,75 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 3 1,25 29 33 20,75 205,489 421

221 895 MELİHA CANBOLAT 12B 15 14 11,50 4 0 4,00 4 5 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 26 22 20,50 205,268 423

222 26 FATMAGÜL BÖREKÇİ 11B 12 21 6,75 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 7 -0,75 1 2 0,50 4 2 3,50 30 39 20,25 204,966 424

223 1204 DAMLA YAZGAN 12A 13 22 7,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 6 2 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 29 35 20,25 204,510 426

224 13 MERVENUR ERBİL 12A 13 22 7,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 6 2 5,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 31 20,25 204,457 427

225 1348 ŞEYMA ÖZ. 12F 14 24 8,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 29 35 20,25 204,215 428

226 47 NURAY KÖROĞLU 11A 16 20 11,00 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 10 1,50 1 1 0,75 2 4 1,00 0 2 -0,50 31 43 20,25 204,183 429

227 1002 CELAL GÜLEÇ 12C 13 19 8,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 4 3 3,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 2 0,50 27 29 19,75 203,502 432

228 1356 SÜMEYYE BÖREKÇİ 12E 12 22 6,50 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 7 10 4,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 44 20,00 203,498 433

229 1332 SAMET PARLAK 12F 10 19 5,25 2 2 1,50 4 0 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 6 4 5,00 1 1 0,75 27 28 20,00 203,467 434

230 1265 SAİT YAZGAN 12F 13 23 7,25 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 3 0,25 2 1 1,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 30 41 19,75 202,718 442

231 171 SAJA ALHAMOUD 11C 14 18 9,50 2 1 1,75 1 1 0,75 2 0 2,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 25 22 19,50 202,093 446

232 1165 FATMANUR KARA 12G 15 20 10,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 26 26 19,50 202,087 447
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

233 0 M TALHA ÖZYURT 12B 15 21 9,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 0 1,00 28 34 19,50 202,052 449

234 0 DAMLA PALTA 12F 12 25 5,75 3 0 3,00 4 0 4,00 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 26 27 19,25 201,281 453

235 1257 ASUDE KOSKA 12K 18 19 13,25 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 27 31 19,25 201,270 454

236 1046 HASAN YANSULAK 12H 16 21 10,75 1 2 0,50 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 25 23 19,25 201,128 455

237 29 AZRA DÖN E ÜNLER 11B 14 19 9,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 27 32 19,00 200,966 457

238 122 ÖZGE YILDIZ 11A 13 22 7,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 2 0,50 30 44 19,00 200,840 458

239 293 HATİCE AVCI 12D 12 23 6,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 6 4 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 30 44 19,00 200,493 460

240 1370 TAHİR USLUUU 12F 13 21 7,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 5 3 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 32 19,00 200,476 461

241 1160 ŞEVVAL ÇİLO LU 12G 17 22 11,50 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 37 18,75 200,004 464

242 710 HADRE ATMACA 12F 15 21 9,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 37 18,75 199,995 465

243 706 MERYEM ZAHTER 12F 13 19 8,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 4 1 3,75 24 21 18,75 199,776 466

244 271 YUNUS BİLEÇ 12G 13 18 8,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 25 18,75 199,719 467

245 12 ALEYNAIR MAKGEZEN 12H 17 20 12,00 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 6 -1,50 0 1 -0,25 27 33 18,75 199,634 468

246 224 CANER KILINÇ 12D 10 21 4,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 6 3 5,25 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 28 38 18,50 199,504 470

247 0 AYŞE KEKLİK 12F 12 24 6,00 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 25 26 18,50 199,083 471

248 1148 SERDAR SAVAŞKOL 12G 11 21 5,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 26 30 18,50 199,073 472

249 206 GÜLLÜ GÜRASLAN 12E 14 17 9,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 26 30 18,50 198,999 473

250 1274 EZEL TOSUN 12F 16 19 11,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 30 18,50 198,898 475

251 1233 EZGİ KİPER 12A 14 15 10,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 3 3,25 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 28 38 18,50 198,890 476

252 947 HATİCE TAN 12C 14 25 7,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 6 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 5 -1,25 31 50 18,50 198,702 477

253 274 AYBUKE ERDOĞAN 12B 6 9 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 6 7 4,25 2 0 2,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 1 2 0,50 27 35 18,25 198,681 478

254 744 NAZAR YURTTAŞ 12G 15 18 10,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 25 27 18,25 198,299 479

255 1322 YAREN GENÇ 12G 15 21 9,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 25 27 18,25 198,245 480

256 0 AHMET ŞİMŞEK 12K 15 23 9,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 0 7 -1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 28 40 18,00 197,278 481

257 0 GADİME 12F 10 25 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 25 29 17,75 196,966 482

258 288 MİRAÇ DENİZ 12G 16 22 10,50 1 3 0,25 2 2 1,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 27 37 17,75 196,937 483

259 1278 GAMZE ARAL 12G 13 24 7,00 4 1 3,75 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 27 37 17,75 196,877 484

260 1352 MUSTAFA AGGEDİK 12E 13 23 7,25 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 0 6 -1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 28 41 17,75 196,411 486

261 0 NİSA DURMAZ 12F 11 22 5,50 3 1 2,75 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 25 30 17,50 196,388 487
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

262 184 HANIMNUR KAYNAK 12F 13 19 8,25 2 1 1,75 4 0 4,00 1 1 0,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 24 26 17,50 196,119 489

263 902 YAREN YILDIRIM 11A 10 23 4,25 2 3 1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 1 0 1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 30 50 17,50 196,062 491

264 210 MERYEM BÜYÜKÖZ 11C 13 17 8,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 23 22 17,50 196,032 492

265 1259 ZÜMRE MERMER 12C 15 20 10,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 30 17,50 196,024 493

266 105 EMİNE ÖZDEMİR 11C 17 17 12,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 9 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 28 42 17,50 195,452 496

267 645 EZO YILDIRIM 12A 14 16 10,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 25 31 17,25 195,451 497

268 0 TUĞBA KILIÇ 12E 15 22 9,50 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 3 7 1,25 0 2 -0,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 2 -0,50 28 43 17,25 195,380 498

269 1149 FATMA SAVAŞKOL 12C 13 6 11,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 21 15 17,25 195,281 499

270 11 BAYRAM İNCİ 11B 14 19 9,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 7 -0,75 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 28 44 17,00 194,792 500

271 255 ŞEVVAL İBİN 12K 14 19 9,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 23 24 17,00 194,750 501

272 297 M YILDIZ 12C 13 17 8,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 25 32 17,00 194,647 502

273 1268 AYŞENUR BAŞKUT 12D 16 18 11,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 25 32 17,00 194,586 503

274 792 ELİF KORAL 12C 14 20 9,00 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 26 37 16,75 194,407 505

275 0 ŞAZİYE SERT 12E 13 23 7,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 4 1,00 2 2 1,50 2 4 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 28 46 16,50 193,855 507

276 0 DENİZ BAŞÇI 12F 10 21 4,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 6 2,50 1 1 0,75 1 1 0,75 25 34 16,50 193,389 508

277 1127 DİLARA ACAR 12G 15 22 9,50 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 38 16,50 193,174 509

278 1181 BARIŞ ÖZKİRİŞÇ 12B 6 10 3,50 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 9 0 9,00 3 1 2,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 23 26 16,50 192,906 510

279 1317 NİSANUR ALPMAN   C 15 22 9,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 4 0,00 1 2 0,50 27 44 16,00 191,750 512

280 90 AYŞE KIZIK 11C 14 21 8,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 32 16,00 191,680 513

281 1119 MELİSA KARACA 12H 16 21 10,75 1 3 0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 24 32 16,00 191,587 514

282 1240 ÖYKÜAZRA AKIN   D 12 25 5,75 1 3 0,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 25 36 16,00 191,445 516

283 1123 MER L GÜRASLAN 12E 11 23 5,25 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 25 37 15,75 191,265 517

284 1206 ZAHİDE YILDIRIM 12K 13 23 7,25 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 34 15,50 190,415 521

285 1378 MERVE HALİL 12F 12 19 7,25 1 2 0,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 35 15,25 189,250 523

286 1290 SAMET DOĞAN 12H 12 21 6,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 4 3 3,25 22 28 15,00 188,769 525

287 1325 BERATCAN RENÇBER 12G 14 22 8,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 40 15,00 188,659 526

288 1292 HİLAL YALÇINDA 12K 14 22 8,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 23 33 14,75 187,816 528

289 183 YAĞMUR BİLEÇ 12F 10 23 4,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 22 30 14,50 187,622 530

290 253 ELİF OLCARS 12F 17 22 11,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 23 34 14,50 187,317 534
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR

291 59 ŞÜKRİYE YILMAZ 11C 11 26 4,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 22 32 14,00 186,675 535

292 1184 EMİN BÜYÜK 12D 13 24 7,00 3 2 2,50 2 1 1,75 4 5 2,75 22 32 14,00 185,831 537

293 23 YAĞMUR TORUN 11C 11 25 4,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 38 13,50 184,618 542

294 100 YUSUF KILINÇ 12F 14 23 8,25 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 10 -0,50 0 1 -0,25 24 42 13,50 184,311 544

295 0 ZEYNEP KÖNEZ 12E 9 18 4,50 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 1 0,75 21 31 13,25 183,824 545

296 1327 EREN SARIOĞLU 12H 12 20 7,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 3 1,25 20 27 13,25 183,645 547

297 0 İPEK KILIÇ 12E 9 14 5,50 5 4 4,00 2 0 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 19 24 13,00 183,217 548

298 0 NİSA YAŞAR 11C 13 26 6,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 24 47 12,25 180,898 553

299 660 CEREN İŞBARA 12C 13 23 7,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 3 11 0,25 0 7 -1,75 2 0 2,00 23 45 11,75 179,297 556

300 37 ZEHRA AKY 12C 9 20 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 20 34 11,50 179,242 557

301 1146 ELA DİKEN 12G 11 19 6,25 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 18 25 11,75 179,231 558

302 1369 EMRE SARI 12G 5 15 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 22 11,50 178,582 560

303 1690 DÖNE SAYLA 12C 9 16 5,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 18 26 11,50 178,390 561

304 1191 HAMİDENU R KURT 12F 11 26 4,50 1 3 0,25 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 21 40 11,00 177,248 563

305 905 ALİ ÜLGEN 11C 7 24 1,00 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 19 36 10,00 174,704 569

306 1203 MUSTAFA YAZGAN 12E 7 21 1,75 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 18 33 9,75 173,682 573

307 1297 SILA İLGİN 12D 11 22 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 6 -1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 20 41 9,75 173,400 575

308 1177 RÜMEYSA ATAŞ 12E 9 16 5,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 3 2,25 0 2 -0,50 15 26 8,50 170,130 584

309 267 ELİF DURGUT 12C 7 18 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 10 1,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 45 7,75 167,884 589

310 1200 HASAN BİLİCİ 12H 11 21 5,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 15 -1,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 6 -1,50 0 2 -0,50 19 70 1,50 148,679 598

311 268 ZEYNEP ACA AS 12C 8 19 3,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 9 -0,25 0 5 -1,25 0 6 -1,50 1 3 0,25 12 51 -0,75 142,403 602

312 1007 MEHMETKA GÖRENOĞL 11A 5 31 -2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 4 24 -2,00 4 6 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 20 94 -3,50 134,475 603
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İSTANBUL SULTANGAZİ HEDEF DENEME KULÜBÜ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme 312 312 315 610

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 15,80 18,68 11,13 1,58 1,94 1,09 2,19 0,85 1,98 2,07 1,25 1,75 3,83 0,75 3,64 4,79 3,91 3,81 1,64 0,70 1,47 1,73 2,35 1,14 1,17 1,35 0,83 1,01 1,28 0,69 35,81 33,06 27,53 224,680

Okul Ortalaması 15,63 18,98 10,88 1,64 1,91 1,16 2,26 0,80 2,06 2,11 1,26 1,79 4,02 0,70 3,84 3,96 3,76 3,02 1,17 0,61 1,02 1,59 2,31 1,01 0,83 1,27 0,52 0,64 1,28 0,32 33,85 32,88 25,62 220,210

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ALPMAN 1317   C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,750 224,680 1 279 279 282 512

Katılımlar: 1 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 9,50 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 2,06 1,98

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 4,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,25 3,02 3,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 1,75 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 1,01 1,14

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,00 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,50 1,84 2,66

Toplam: 120 27 44 16,00 13 16,00 25,62 27,54

TYT Türkçe abAcBbe dBd BceACECd dDABdAaDedbaBacaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baD  d  A Cb b EDaeC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   A  e  b    B a  C           c    b    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen eCedb  aDeda  d   De

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜAZRA AKIN 1240   D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,445 224,680 2 282 282 285 516

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 8,75 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,88 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,88 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,75 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,50 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,50 4,03 5,28

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,62 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,62 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,32 0,69

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -1,00 1,84 2,66

Toplam: 120 25 36 16,00 13 19,00 25,62 27,54

TYT Türkçe dbdbBAeCe   aaedCcCcabcABEcEcabDeBadabCa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baDa E  ACCEcD EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      C  b                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aade      dd        

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN KESKİN 236   D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,113 224,680 1 204 204 207 394

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 8,75 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,88 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,75 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,50 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,50 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,62 1,01 1,14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,62 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,25 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 -1,00 1,84 2,66

Toplam: 120 30 32 22,00 18 19,00 25,62 27,54

TYT Türkçe  Ada  ebeDB E CECABaCD cdBAbCcEDb adbaab

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bDaA   ECA C   ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik       cB b c                            

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d aEbbed  a  e a a B

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN TUTAR 1308   E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,943 224,680 1 211 211 214 406

Katılımlar: 1 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 8,75 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,00 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 11 1,25 4 1,25 3,02 3,81

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 14 0,50 1 0,50 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 1,01 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,00 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 4,00 1,84 2,66

Toplam: 120 36 59 21,25 18 21,25 25,62 27,54

TYT Türkçe caddeAeeeddABDeACdCcDeDABbcEDdcbDaadaDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baDaea  AbCdAcBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik eD  eCc b d    C  adb e  d  cDaa      a 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeeAbedEDCaa dEaBbee

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP GEZGİNCİ 1216   G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,972 224,680 1 119 119 122 261

Katılımlar: 1 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 12,75 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,50 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,50 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,00 1,01 1,14

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,50 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,25 1,84 2,66

Toplam: 120 36 33 27,75 23 27,75 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbB eeABaBdaeCcaABcCcaebBAdCeEDDeEaDadd

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDbbd ECAEbdDAECABc

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     e    a D                            

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B D    a DEc C   a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AYTEKİN 996   H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,317 224,680 2 179 179 182 350

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 12,88 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,25 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 4,50 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,50 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,25 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,50 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,12 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,50 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,62 4,03 5,28

Toplam: 120 29 21 23,75 20 25,00 25,62 27,54

TYT Türkçe Bdd BbeC  E B BdacCc dDABEeEDaaDDBac Daa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDa EDBACC    EcaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      C  b                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE AKHAN 0   H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,646 224,680 1 141 141 144 290

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 12,88 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 4,50 2,06 1,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,50 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,25 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,50 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,12 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,50 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,62 4,03 5,28

Toplam: 120 33 27 26,25 22 25,00 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbdCCbdeDeccBCdCdBDCbdcEBAdaDEeDBca Bae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal cbab  DECAECB AECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik  ae C       B                 B         

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH GÜNEŞLEN 15 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,667 224,680 3 25 25 28 102

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 48 37 38,75 32 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe cAbB  ecBaa EdCECdeDCedAdBAb DaDDacaDB b

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D AC   CAdCabAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A AAa D  E  BC C   B  d  BA c B b    E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen cCDEbbbd DaAbb  ccec

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAH MAN ALİ 76 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,935 224,680 8 50 50 53 152

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 19 7,25 18 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 40 26 33,50 28 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe ad eBbe   E daBeCECccCcABEeceCdeeBac    

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeC   ACCEAaBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   AD C  a    B       a         B   DB E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCde  b    C     D A

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYFER ERBİL 72 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,067 224,680 18 134 134 137 282

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 38 46 26,50 22 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe bdbBCbeeBaB d CECdaaCedeEBAaCaEDeBaaDdde

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aDaAe  E AECdcAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik b        b  eb   a    d BB DAA          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDdcbcceacA Cb eeDB

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA YALÇIN 681 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,806 224,680 14 76 76 79 193

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 13 1,75 6 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 4 4 3,00 30 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 17 4,75 12 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 46 60 31,00 26 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbaeCbbBaeAEcbcCABDCccbEBAbCDEceBEceBae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bDacaBcECAECaaAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik ebd Ca cDE    aCe  a c b  dccAdEbbC dE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BeDabcbBecddACaddacd

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 3 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAYILA 18 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,080 224,680 16 80 80 83 199

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 38 30 30,50 25 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbd  bAeDBAE CdCAaDCDeedBAaCDEDDBcb ade

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    bb  E AEba AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c e   D  b  B  CC     d BB       c      

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDd   e  d    d  b 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ABAK 81 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,667 224,680 7 47 47 50 147

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 45 44 34,00 28 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BEdeBbcbe d BDeACcdcDaaABbbEeCdbeBaEaDee

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADeeCE  ACCdAadEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik d cD CAbb    B    Cd   AB   c   d   B E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdAdbEbD B  dcacDDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL ERİM 5 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,755 224,680 15 78 78 81 197

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 23 8,25 21 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 10 5,50 14 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 42 47 30,25 25 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe bAEB bebBaB c dcCdBaeeccbBAbacEDbBcEDaea

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eecAC  ECAbCaaAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik cb AC D  bb BC C  a e daB   c       d  B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDEDdA  eEe eddcDD 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
DALYAN ALİ 65 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,791 224,680 1 21 21 24 95

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 45 22 39,50 33 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbdC ebBDaAE CcCA aCaecbBAaCDae        

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAC   CAEbdDAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C D                    cAA E E  EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDd Ad  DE  e   Db 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLA ÖZBULUT 651 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,720 224,680 26 178 178 181 347

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 10 3,50 12 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 13 4,75 12 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 39 61 23,75 20 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe abdAebbebebAdaBdCcCdaCDABbebDd DaBacBbea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal caDeeEDBACCEAcaEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik  b  CCc b  a c a aC   adB C cD d bE  cE 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeeAcbadcaBCAddadead

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZPOLAT 115 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,490 224,680 22 146 146 149 298

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 37 45 25,75 21 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BaA eAe b     BdCdCccbcABbAEeCbDeaaEdDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADea d  AeCaAbdEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik d    C    B  BDdECCd aBcc e c      D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen Deddec E ede A a eDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUYURAN 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,994 224,680 27 181 181 184 353

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 33 38 23,50 20 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe Aeadd eABaB E CdC aDeDaebBAcaedDDBdaeda 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D b   dCAECa AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C  e E            d    Dd     C    a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen ea dDcd CDde e c D d

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ GÜVEN 144 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,177 224,680 6 44 44 47 142

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 46 46 34,50 29 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbaC ebBDd EBCECdBcCDccdBcdCDEeDBcaDaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDaAC eE AECc cECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c eAbC  cb  B  CC aB  db B bc    c  E  B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen eCDbb de ede aCdbDDe

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE BEYAZ 45 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,298 224,680 13 71 71 74 184

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 20 8,00 20 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 39 32 31,00 26 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BceeeAe     Bae CdCcDeDdBdeaDCbD aacBDbd

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AD eCED A   A dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A       be  aB     d   AB           B   

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBdc EaD db A  eDDA

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SİRAL 311 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,108 224,680 10 54 54 57 157

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 43 39 33,25 28 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BaAAebe  dEcBaBACbCccbaABbeEDCbDeBabBDCd

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDb d aACCacaedDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  a aA Ece dB        B     cD  AC D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCd   bE  Be A Ca b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YILMAZ 80 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,043 224,680 25 176 176 179 344

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 36 49 23,75 20 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BbdbecebC b BacACECeeCaABdeEaCaeDBaadDde

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AaDaeE  A CEAcdEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   b   c be   e  a  d     BbAAD          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdcbcdcaecC A bBDee

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM SARI 78 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,562 224,680 24 171 171 174 334

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 38 54 24,50 20 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe daAbBcD ddEABDBcCcCdcecABbAaDCEa dadaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baDbeb aAbCEAeeEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  DbC bE c      CCdb eAc   ce          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdbbbdbeddC dabdbDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YILDIZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,886 224,680 21 144 144 147 294

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 36 40 26,00 22 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe AbEBd ebdbB E CcCABaCacebBbbCDEDDaEaeBaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bDDbae dCA CdcAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d                          D A d  CA    

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDE edde ce eea bb 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA BABACAN 103 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,202 224,680 4 37 37 40 124

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 44 32 36,00 30 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe Bd eBbe   E daBeCECccCcABEeceCdeeBacaDCe

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeC   ACCEAaBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   AD C ba    B       a         B   DB E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCcbbbEaD db A   D  

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
M.SALİH ADIYAMAN 67 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,770 224,680 31 212 212 215 407

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 11 5,25 18 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 11 7,25 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 30 34 21,50 18 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe eeEB  DbBad E CdC  DeeccdB bCeE  aEa    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D             ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   bAa bB bdadd CCE BCedb B      D   E   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen aCa ecAa ebd        

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 2 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KURT 27 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,334 224,680 11 59 59 62 165

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 43 42 32,50 27 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe cAcce Dbeaa EdCcCdBcCDdeEBdbCDbDcBbdbdae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D AC   CAdCcbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A AAa D  E  BC C      d  BADc B b    E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen cCDbbbbd DaAbb   a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETKA GÖRENOĞL 1007 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 134,475 224,680 36 312 312 315 603

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 31 -2,75 -7 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 24 -2,00 -7 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 4 6 2,50 25 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 30 0,50 1 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 20 94 -3,50 -3 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe bdccaeDcabacdeCbbAeDaaa dce dbEa e dbaea

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeecCBDbadcbdaedCcae

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik AebbdbecadeedaBdbc d AcbeeccAdBcedbAEddB

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCcEabbedbaAcedbbeaa

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 3 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEL SA ÖĞÜT 4 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,530 224,680 17 126 126 129 268

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 33 23 27,25 23 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe bdad  ebea  E CbCd cdDBbEBA aDEDa EaeBaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDc     AEC aAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C    C  B      B  B   d             

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B D   A   E         

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇAPAR 151 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,974 224,680 30 210 210 213 405

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 29 30 21,50 18 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe cAbaC ebBDd   bcCAeDCccbbBAcdDcDDBca B  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eD A   cbA CdeAECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   A C    b                 b         E a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BC d      c     b e 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA FISTIK 117 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,922 224,680 19 136 136 139 284

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 17 6,75 17 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 34 30 26,50 22 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe Badeebe   c B BdCECe dDcBEe Dab eBab    

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDeeCd  ACCEA dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    D C  E    B          B     E     B   

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBd bbd daC   d   c

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ÇAKIR 77 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,924 224,680 5 42 42 45 139

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 42 30 34,50 29 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe eA B  ebBad E ecCABcCcceEBAdCDceea dDa d

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAC   CAECBaAcCABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C D  ab BC      a         B D    E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen cCDEbbbd D A      D 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY KÖROĞLU 47 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,183 224,680 33 226 226 229 429

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 11 2,25 6 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 31 43 20,25 17 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe cAddCbeAeDB E CcCABcdedcbBAa DEDcedaDaa 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal cD bC  d A Cd AEeAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c bAaaa  E  Bd b   d    d  Dc      Ac   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCaa be         bb  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇOBAN 148 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,840 224,680 23 148 148 151 302

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 36 43 25,25 21 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe BaAe dDCC c BDadacCeeCaABddEcabaDaaEBDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal dDcaed  AC EAb EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik bD  ea    B  B    acce        b         

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBdbaEa  da   CBeDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE YILDIZ 122 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,840 224,680 34 238 238 241 458

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 30 44 19,00 16 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe dbcABAe d E Baed dCaeCDABbedeabDDBadde a

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b D  d  ACCEA aEDBA 

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e c     E e     a  d     Bbd D      a c 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  aBdc ddDCee ec d D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ÖZTÜRK 111 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,134 224,680 29 203 203 206 393

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 31 36 22,00 18 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe bAbdC DABDd adCECdecbDcebBAEaDEDaBcabade

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeDA     AdCdeAECAeD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d   a    C  B            a   A   a   E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen Be bb d          c  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE DEMİR 46 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,268 224,680 20 143 143 146 293

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 33 28 26,00 22 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe ddddBAeC    BaBACEdBDCcABbbdDCdbcBadBDbd

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal           C    E  AC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  c CA b       E            D        EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCde b d   C  dadeD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÇAMSARI 154 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,871 224,680 2 24 24 27 100

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 49 42 38,50 32 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe Baeeebe CddABDeACcCcDCDAddecDCaaDdacdDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDD CE BACCEADBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e c db  Ec   B   CC   B B b cb    c B  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdAbbEd  eC daCeDDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN YILMAZ 66 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,811 224,680 32 217 217 220 418

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 32 45 20,75 17 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe ddAeeAe eed BDBdCbCdedcbBEeEDaacDeaddDec

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AD e a  AbCEAadEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   Aa a  E   aB a            cD  A   a   

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  CB b b e  d Ab dbbb

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN CİLDAN 118 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,249 224,680 12 66 66 69 176

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 25 6,75 17 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 42 40 32,00 27 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe ccAdebe edE aaBdecCdDCadBdeaDCbcDBdcBDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADD CE  ACCdAbcEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   AD CAb    CB    Cd   AB   c       B E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCcbbbEaD db A    a 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN YILDIRIM 902 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,062 224,680 35 263 263 266 491

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 23 4,25 11 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 14 -0,50 -3 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 30 50 17,50 15 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe edcaeCbeeDa deCECAaDC  ddBbdaD  adc a ae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bDaAe  dCAECaeAECbBD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d A CbDc E         eCbd              E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen eCDdbbbddebd e  dDad

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TEKLER 120 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,959 224,680 28 197 197 200 385

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 30 31 22,25 19 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe Bbd BceCe   BDedCECBDCcABEAceddDeBacdDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal Abeb d  A CEAbaEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik     Ce  b                    b      a   

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen   Bb      d       a 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİHNİ CENGİZ 86 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,165 224,680 9 53 53 56 156

Katılımlar: 36 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 9,71 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,67 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,33 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,80 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,77 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 5,33 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,56 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,57 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,34 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,47 1,84 2,66

Toplam: 120 41 31 33,25 28 27,31 25,62 27,54

TYT Türkçe eAda  ebB ddE CECeBcCcceEBAdCeceDebaDaad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAC  bCAECBaAcCABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A   C D  E  B       a         B b    E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCbE  e      C  A D 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DÖN E ÜNLER 29 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,966 224,680 25 237 237 240 457

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 27 32 19,00 16 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe dbedBbDb e  eDB CcdceCcAdEeEeCdeDBa BD  

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeed  eCCE cdEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   d  e                      c           

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D B     D  e     bb 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM İNCİ 11 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,792 224,680 26 270 270 273 500

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 13 -2,25 -6 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 28 44 17,00 14 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe dbcdBbe     B e bECccdDABdecDCdDDBabBDba

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDbbde A CEAaeEDBAd

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      C b    a      db a c   c ca ec a c 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCde       C     b d

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT UTKUN 176 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,140 224,680 7 73 73 76 189

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 37 25 30,75 26 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe bdbBebebBaBAEdCECdccCDe EBAddD DbBcaa aC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDbb  ECA C   ECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    ce       B       C B    D            

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDE  A      C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇAPAR 132 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,276 224,680 11 97 97 100 225

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 36 26 29,50 25 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe eAbBe ebB B b CbCA D DeebBAEdDED Bda  ae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDabbBDECAECdbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C      DB       C      Dc   D   a   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen    d         C   b  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASLAN 2013 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,325 224,680 16 122 122 125 264

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 36 33 27,75 23 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe addAeeebeedAB BAdECdaCaABbAEDadaDaacBDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDaCd  ACCEA dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   d CC       B     d        cD          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D dd b  D  b        

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA KARAKUŞ 165 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,429 224,680 18 137 137 140 286

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 34 31 26,25 22 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe bcb a ecBaB d CEbdBcCDcAdBAbCDdaDBEaccde

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal DbDbC  cCAECBbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   bAe        C                          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen c DEbb       C   D  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ÇEVİK 36 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,184 224,680 15 117 117 120 259

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 37 36 28,00 23 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe dAbB  DeBbB   CbaA aCDccdBAdaDEDDBEabdBe

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDab eeECAECd AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c  ca b  bb        BC d    Dcc  Dc      

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BC Ebb           ab 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL YALÇIN 159 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,304 224,680 1 26 26 29 107

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 46 33 37,75 31 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe dddBa eAeaeAcdCECABcCccbEBAbdDEcDBbabaBe

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAC DECAECdbAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c   C b  b DB      BC d    Dc   D    E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BC Eb    D     c Db 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMAGÜL BÖREKÇİ 26 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,966 224,680 24 222 222 225 424

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 21 6,75 17 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 30 39 20,25 17 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe ddbdeCeceaBdd aEC BDCc ebBAdCeED  aaca  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDbaa bCAECBeAECAcD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d  cCdb  b          db              dE d

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCD abA             

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN MERCANN 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,236 224,680 5 61 61 64 167

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 10 5,50 18 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 11 6,25 16 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 43 43 32,25 27 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe ddbBaeebBaaAcdCcCdBcbDecEBAbeDEceBEabaaC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDbC  ECAECBbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c  dC b  b DBa C  bBCdd  e DcA dD       

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BC Ebb       C   Db 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN M. YILMAZ 32 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,671 224,680 14 114 114 117 254

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 39 44 28,00 23 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BbcABbeeeddABDeACdCccdaABbAEDadbceadaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDebEeeACCEAbdEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   cb C bb    e            C cDc A  D  E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen bCcdebE D  C      D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE SAYER 70 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,996 224,680 12 106 106 109 238

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 38 36 29,00 24 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe AddBebebea AEcCcdAaDCe AbBAdaDEDaacaDB  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aDDAC  dCecCd AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d e CC  DC  B         d    Dc          B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen deDcbbd  D   b   D  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
İSA YILMAZ 130 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,875 224,680 6 64 64 67 170

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 40 30 32,50 27 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe AdEBebebBaBAcdCcCdBDaecAEBAECeEDbBcabaaC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal b DAC DECAECa AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     e       Bb      C B  c D            

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen e ab  Aa     d      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÜRÜN 56 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,122 224,680 9 91 91 94 218

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 24 8,00 20 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 40 42 29,50 25 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BbddBbeeadcAaaBdCECeDbcABE EDebe Bbdabdc

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDeCE  ACd AbBEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   cb Cd b    BDb  Cd CB e  AcDd    D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  CBbbbE    C     bD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET UÇAR 147 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,074 224,680 3 41 41 44 136

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 43 32 35,00 29 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAeecebedEABaBdaECeDeDABEAEeaEbDBaccaCa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeCEDB CCEAadEDBAe

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      ec      B     B C     d            

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBA  ba   C   d c e

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE YİĞİT 179 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,490 224,680 22 172 172 175 335

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 34 38 24,50 20 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe cdba  eABbB   CdCdBcCeccdBAdaDEDDBEabdBe

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDab eeECAECd AECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik c   a    bb        BC      Dcc aDc   E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B a bb           ab 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE EVİN 94 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,643 224,680 23 189 189 192 370

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 35 48 23,00 19 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe edbdC ebBbBAEBCcadBDbDecbBAdCeEaDaEacaad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eeDA dcdCAcCaaAECAeD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   AACCD  b DB  C   a  e                 

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen de ab de cd  aadeD e

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ DURMAZ 49 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,744 224,680 13 113 113 116 253

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 39 44 28,00 23 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BdddeAeeadcAaaBeCEbecCcABEbaDebecBbdabec

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDbCE  ACC AbdEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   cb C  b    BD   Cd CB a  A Dd  e D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen bCBdebE D        bD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SOYUDOĞA 55 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,810 224,680 17 125 125 128 267

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 38 42 27,50 23 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe AcbBbeebBDBAadCEbAea ccAbBAdaDEcbe aDcae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDbbeeECAECdbAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C b  bbDe B            D    D  A    

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen cCbEbede D cA    a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE DANA 40 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,483 224,680 20 149 149 152 304

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 11 -0,75 -2 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 35 38 25,50 21 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe abbcBbe  BE aaBACECecCcABdcEDadDDBEEdbeB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baDeCEeeACCEA dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   cb   bb           cC c   ecea   cD    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen e B        e      a 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÇAKIR 69 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,476 224,680 8 79 79 82 198

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 38 30 30,50 25 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAABbededcbBaBACcddDCDABdeEDadaDBacaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDeeCE  AbCEA dEbaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   d  Cc CD   B     B  B      D          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D B                 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÇATAL 30 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,761 224,680 4 46 46 49 146

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 43 35 34,25 29 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BdedBAbbedEABaBA bCeDCDdBbcaDadD BaEdbeB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeCED ACCEAadEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   cb C bb    B     B  B    dcD    cb    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCBA  b    C     ba 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİRA UZDİLLİ 85 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,404 224,680 19 138 138 141 287

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 36 38 26,50 22 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe cAbdebebeaBAEdCEadcDeedAbBAadDEDDBcaDaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal ceDc B dCAECdbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d   C D    DB     a  c C    AA  D       

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen c ad         C   b  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR UZUN 98 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,861 224,680 10 94 94 97 221

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 38 33 29,75 25 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe dbbeebebed ABaBAaEC ceDABEcEDCaDDBacaDeB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal cDec c BACCEAbdEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   dD C       BD     c     CAA      D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen a c   d    C      b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYLAN GÜN 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,251 224,680 2 36 36 39 123

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 44 31 36,25 30 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAeccebedEABaBdaECeDCDABEAEea bDBacabCc

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeCEDBACCEAadEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      ec      B     B C  c          D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen cCBd    a aC   a  b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR BULMUŞ 153 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,375 224,680 21 150 150 153 305

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 11,19 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,06 1,98

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,35 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,24 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 11,19 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,30 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 3,90 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,25 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,66 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,02 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,93 1,84 2,66

Toplam: 120 35 38 25,50 21 28,22 25,62 27,54

TYT Türkçe BbcABbeeedaABaBACd  DCDABbbEDdEcDBadaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDecCd BACecAbdEDaAd

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   da C       BDa         dC cD     D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen a c   d    C      b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ÜLGEN 905 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 174,704 224,680 9 305 305 308 569

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 19 36 10,00 8 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe cAdBC b daced dbdbaDbbecbdAECa c a c a  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bcadCBD eAbd cAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   cAd a                                 

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B D                 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KIZIK 90 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 191,680 224,680 5 280 280 283 513

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 21 8,75 22 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 24 32 16,00 13 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe edaaC ebBDaAb CcCbBDCDd bBcbaDED ada adb

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  Dac   caA Ca  ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C                       cb          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d ad         C   a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE ÖZDEMİR 105 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,452 224,680 4 266 266 269 496

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 0 10 -2,50 -13 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 28 42 17,50 15 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe c cbecD   E BDBACcCeeCDABEcdDCdcDBadd ed

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b Da    AdCEAadEcBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik  cbad  bbD   e  E d   a                 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aecdbb    d  b   eb 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BÜYÜKÖZ 210 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,032 224,680 3 264 264 267 492

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 23 22 17,50 15 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe  AbBC DbeDB ceCcedBab BcdB  aD D Bcaea  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    A   b A C eAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik          b     d E                      

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YAŞAR 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,898 224,680 8 298 298 301 553

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 26 6,50 16 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 24 47 12,25 10 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe cadeBeebeec BeebCcCBeCcABbAEDacDcBddabda

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baecac BAdCEAedEDaAe

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen Deedbca    Cc   a De

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE ASLAN 7 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,941 224,680 1 161 161 164 322

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 30 21 24,75 21 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe  caBC ebeaB EadEC eDCD cEBAbCDEe BcaDBBe

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal        dCA C c ECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik          b                              

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCD D d          a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SAJA ALHAMOUD 171 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 202,093 224,680 2 231 231 234 446

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 25 22 19,50 16 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe ddc ebe bdE BaBACcCeaCDABdcEDCd eBac    

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal eDD  d  A C A  EDB C

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik         b                          D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D     d             

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRİYE YILMAZ 59 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,675 224,680 6 291 291 294 535

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 22 32 14,00 12 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe dacbebe C E BaedCEbaDCcdBdcEbadaeBadaDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal      d   CC Ac EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBd D            a 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 5 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TORUN 23 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 184,618 224,680 7 293 293 296 542

Katılımlar: 9 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 25 4,75 12 7,97 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,44 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,22 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,11 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,03 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,08 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,92 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,94 1,84 2,66

Toplam: 120 23 38 13,50 11 16,11 25,62 27,54

TYT Türkçe dbA ecD e EbaDBdCcbeeacABdcbadb DBcdaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal A DbbdD AbC AedEDBAa

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen bCeAcb     a        

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL GÜZ   E 1099 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,888 224,680 1 75 75 78 192

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 15,00 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,12 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,62 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,38 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,62 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 3,00 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,00 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,50 1,84 2,66

Toplam: 120 39 32 31,00 26 30,12 25,62 27,54

TYT Türkçe B AeBbe CBE  DcACcCd CDABbedDCEbDead e  

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b Da a  AdCEAcBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    a C    a  B  E Cdd dc    c    C bB  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen a B  D d   d    abD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER ÖZDEMİR 265 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,082 224,680 2 99 99 102 228

Katılımlar: 2 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,00 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,62 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,38 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,62 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,00 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,50 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,00 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,00 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,50 1,84 2,66

Toplam: 120 36 27 29,25 24 30,12 25,62 27,54

TYT Türkçe B dABAb  B  BDad ECeDCDABdeEDa DeeaEaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b       A CEADdEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik b    Cc                          ec   E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D d ccEdc  C  aCa D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ PINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,667 224,680 10 121 121 124 263

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 35 29 27,75 23 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAeBAD   b   c acCdDbaABdAcDadbaacEaDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AD   d  AC     EcBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik AbAe CA        C  Cd  B B              E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D Bd       C   beeDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KARATAŞ 1273 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,027 224,680 9 118 118 121 260

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 34 24 28,00 23 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe  AbBeCebeDB   CEadBDeDccdBAbCcEaDB aDB e

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D b   b   C   ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    eCCe  E DB     aB  d B               

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen Be E      d         

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU ÖZALP 1288 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,871 224,680 8 107 107 110 239

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 38 37 28,75 24 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe eAbde ebBDa d CEaABcCDcedBAdCDEcbBcaDaBd

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  b A   d AECa AECAec

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik  DA C D  db a     CBbe          D       

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen eCcEbbcB Dd     bDD 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YAZGAN 1204 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,510 224,680 15 223 223 226 426

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 29 35 20,25 17 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe dbAcebe e    aBACcacDCaABbcEDCbeaBacaDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bbD       CEcaeEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    eCCe E    BD       B                 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen ceBAbaE    a        

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ÇEVRİM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,565 224,680 13 200 200 203 388

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 28 25 21,75 18 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe cAad  DAeD  EdCcCdBcCDdcEdd dcac BcaDaaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal          A Cd  ECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     a      DB  C  Cc                    

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B D       E  C  bD  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP TEKÇE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,491 224,680 5 33 33 36 119

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 47 41 36,75 31 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAcBbb   E BaBACcCeaeDABdcaDdEbDBacaDba

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDD EeBACCEAaaEDceC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A A eCd a   aBD   C   Be    Ac d   D e E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdAbbEaDdea   b DD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ KİPER 1233 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,890 224,680 17 251 251 254 476

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 28 38 18,50 15 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe dAba CecBDB   dcCABD   eEBAcde   BbbbaB 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeab   dbcECd AECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    eC D  b     C  C   d        c    E  a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d Dd c   eb    acDee

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EZO YILDIRIM 645 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,451 224,680 18 267 267 270 497

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 25 31 17,25 14 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe eb dBceC   dBDBAac   CDABEeEedc  Bbbab B

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal    a    AbC   dE aAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    D Ce b      e  C           b   a a  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D d c  b         eDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ERGÜN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,947 224,680 11 124 124 127 266

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 18 10,50 26 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 34 26 27,50 23 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe aEAdebe   E    ACEbBeCDdBEebeacaDBabBDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal      d  A C A  E BAd

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A Ae CA E d    C   d       dc  BA  DB c 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen   B   E           D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ERKAN 1189 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,991 224,680 2 6 6 8 56

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 55 38 45,50 38 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe AdEda DABaBcEdCECdeaCDccdBAbaDEcDBEaDaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal cDDbbBDECAECdaAECAcD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik AcAACCD Dd  BC C d BCdB  B D A E cCd   B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d Dabbd    d d   D  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HİCRET USLU 1346 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,386 224,680 14 201 201 204 389

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 29 28 22,00 18 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe ebAdBceC BEcBDBAac    DABEe edc  Bbbab B

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal    b    AeC   dE aAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   AD Ce b    BD      d              a EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D d           a  eDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE AÇAR 373 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,914 224,680 1 5 5 7 55

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 54 34 45,50 38 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbdeCebeD cEcCdCABcCcBAbBAcCDbDDebaeBaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal e DA   EbeECdeAECAeD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik  DAAC D  E DBa C EC  e    A  A ED  AEE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDabcAdCed  C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 2 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ARSLAN 1336 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,092 224,680 4 18 18 21 89

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 47 26 40,50 34 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe dbAeBAD   E aDBACECdDCcABdAEDCdDDBadaDdB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal A    d  A CEAeaEceAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik AD D C  d      C    e B    A D     D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen cCe bbEdD Bb     DDb

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVENUR ERBİL 13 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,457 224,680 16 224 224 227 427

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 28 31 20,25 17 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe bdbde eceDe   CdCABaCccedBAd DaDbBccDBae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D b     AECdc ECeaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     CCe  E DB      B  d                 

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen Be E      d         

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR MEMİŞ 1010 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,956 224,680 7 92 92 95 219

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 39 37 29,75 25 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe dadAeAeCeBE aDBdCcCdDdcdBdecDCEeDBab  dB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b DaCd  b CdA aEDBAe

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    cCeA E   CeDC      B  B     B  dDB  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D Bdc ad   a      a 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ATLAR 1192 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,599 224,680 12 164 164 167 325

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 34 37 24,75 21 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbBeCebeDadEBCbCABcdacebBAddbE aBcaD ad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal a  AC    A Ca AECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     eCc     eC C cCa         A  Dd      

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B Da cc   d  C d a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER AKIN 5040 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,870 224,680 3 11 11 13 74

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 53 42 42,50 35 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe AdE e eAeDB c CcaAdcdbeAdBAdCecDDBcacaBe

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eb ACBDECAdCdaAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A b   eBDbbDBde   d   BCBB DcABc    EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDEeAddaDEdAC E b  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SERVET TAZE 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,844 224,680 6 90 90 93 213

Katılımlar: 18 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 11,36 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,86 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,40 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,60 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,25 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,33 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,64 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 7,97 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,51 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,61 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,57 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,69 1,84 2,66

Toplam: 120 37 29 29,75 25 29,28 25,62 27,54

TYT Türkçe eAEB  DbBa A  CcaAcaCccebBAdCDcabaEaDade

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal e  A B ECAbC   ECAac

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik AbAAC e        C   B                EE  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B     d  D   CaE De 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBUKE ERDOĞAN 274 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,681 224,680 30 253 253 256 478

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 9 3,75 9 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 27 35 18,25 15 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe AebB CeceD  a     B b            B    ad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDb BcEaAEbde ECbaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik b AACCba C  c     ba  B     d        E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen ae Eebdae Ed Cb  De 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BAĞDAT İNCE 420 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,526 224,680 11 70 70 73 182

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 38 26 31,50 26 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbB  bbBa Ad bECdBDeDdcdBAEaDacDBEbeBae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAC  deA    AECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik dbA C  B C  B                   D C     

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B     Ae D       b  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHRİYE ÇİL 1020 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,091 224,680 6 34 34 37 121

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 44 30 36,50 30 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAcBAeCCdEABaBACbCecdcABdcEDa eDBacaeCB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADee    ACCEAedEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      C  C                               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCBdbbEdc  C AaCeDDA

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ÖZKİRİŞÇ 1181 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,906 224,680 31 278 278 281 510

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 10 3,50 9 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 23 26 16,50 14 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BddbeAe a EA aBdebC                     

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bccbedDB C         C

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  DCCA E   CB      A         E c   B  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen abdbcbEab         b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA POLAT 850 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,621 224,680 22 170 170 173 333

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 7 -1,75 -6 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 0 7 -1,75 -4 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 34 38 24,50 20 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe dbAcBbe   E BaeACdCBDCcABEeEDdbDDBcEdDde

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AacD EbeA CdA dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e  e e  ab      a     a                 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCde  Ed   Cdc  eeb 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM KAPLAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,242 224,680 26 190 190 193 374

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 28 22 22,50 19 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BbeABceC da eDBAC C                   ad

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b D eED A CE edE aAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   bbCCA C a  c     B  a             B E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen        E eaC     eD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KILIÇ 1135 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,523 224,680 27 195 195 198 382

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 30 32 22,00 18 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe d ccebe      DcdCcC  CDdBEeEDab c aca   

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bD      Ab     EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A    C  aca    b   B  cec         EDB E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  CBdceEE   C   aeDDc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BAŞAR 1319 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,645 224,680 13 86 86 89 206

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 39 35 30,25 25 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe dbc cdebC    DdACcCdD DABdbEDaceDaaEBbae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bab   D A CE   EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  D CA     a  d         BC ADEde EDB EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D Bde      C ed  ebc

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YILDIRIM 317 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,162 224,680 15 123 123 126 265

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 38 41 27,75 23 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BadABbe  eE  DBAadCdDbcdBEAEDCdeDBaEaDCa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDeb d  AdC A dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A dD a  b    Bbb   d    B       d     E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCBdcbEc eea d aBe c

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ACAR 415 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,994 224,680 8 48 48 51 148

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 43 36 34,00 28 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BadABAeCedE BDBAaECeDCDABEecDCaDDBaddDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bb edE  AbCEAeaEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e A  be b     D            bA           

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D eAcebdD dCd d  DDb

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL GÜÇLÜ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,171 224,680 19 152 152 155 308

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 33 30 25,50 21 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe AbbB CDAB   d CdCAccCbeAEBAbaDED BbacB  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    A   d e C   ECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik e  eCd         C   B  B           d  E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d   eAd   de Cbceabe

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR YILGIN 1374 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,788 224,680 12 72 72 75 186

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 38 27 31,25 26 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAAeb       aBdCEbdDeDABEeaDabDcBbEBeea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDeCd  AeCEAa EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik Abd  C  C B  B                   C D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DaBA  a           b 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
M TALHA ÖZYURT 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 202,052 224,680 29 233 233 236 449

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 28 34 19,50 16 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe bAad beAa B d dEeAcDeDebEBAbdDaDeBEaDadb

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    b   EbA     ECAcD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A   a D  E         B       c    b   Ea a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dC cccd      C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA CANBOLAT 895 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,268 224,680 28 221 221 224 423

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 26 22 20,50 17 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe Ada   ebea  E CEC BDCcdAbBAdCDEeDaca    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal                 CABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d  e C   C     e   B  B  e   b          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B  d         C   Dac

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE AKIL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,772 224,680 7 40 40 43 134

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 42 27 35,25 29 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAABAD e E   a CECeeacABEAEcCdDDBacB aa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDea  D AC EAb EDeAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    D    E d  B    C     B  A            

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBdA Ed e C  adaea 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 1126 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,268 224,680 10 52 52 55 155

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 40 28 33,00 28 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbB  ebBD  ddCbaAecCedAdBAba EDDBcae ce

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal        E AE  eAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    Ae e     B     C  d        B D C Eb B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B DE AAB DEd C d a  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET HEDEF 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,220 224,680 23 180 180 183 351

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 31 30 23,50 20 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe  Aad  ebe B   CcaA cCedebBAEdDbeDaEacada

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bc       A Ccb ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A  ACC     eB  C  dB  B B c   B         

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B    bb   E  C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA CANPOLAT 1202 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,762 224,680 25 186 186 189 363

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 31 32 23,00 19 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe cbaB  eceaa   CbCAeDCacebBAd eE  BcceBdC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal D  b B cCA C   ECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik     C D  b DB  C  C   d  c              

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B DEbc d  b  C d b  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKHAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,046 224,680 1 1 1 1 20

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 70 36 61,00 51 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe cAbeaCDABDBAEaCEaABDdDceEBAdCaEDeBEaeBaC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eebbdB ECAECdeAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d  ACCDa b DBb   EbBCdBa B DcABEDECAEEAB

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B   bAAdaDEA CCEbDee

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER DERVİŞ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,838 224,680 21 154 154 157 312

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 31 24 25,00 21 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe bdcBeaDcea    Cca BDC c     ae   BEa    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal          A     EeABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    A  D  E  a BC E    B   A b BcDEC    B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B  E  AedD A  ad be 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR DURAK 292 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,106 224,680 4 16 16 19 85

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 49 31 41,25 34 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BEdcebDC dE BaeAacCdaCDABbcEDCbDDB caeea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal cDbea   ACCEA cEDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A Ae CA E d           B       EBcC DB EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCBd eEED BC  E     

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 1 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZAYKAAN ÖZĞAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,777 224,680 3 7 7 9 58

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 54 37 44,75 37 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe daAcebDCeB  eaadCECcDCDABbAEDadDaBaEBeea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDbCdD ACCEAbBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik  b   CA C B  BDa           A c  ACaDB EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  CBe eE DeeCdAabeebA

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR KARABAY 1287 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,451 224,680 5 23 23 26 99

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 49 40 39,00 33 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe dbdeBbeeadE BDBACcCecCDABbAdDdcDeBacBcaB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDea    A CEAbdEDaeC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A dDCCA d    BD     d B     c  B CEDB E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeddA dEaC CA dCdDDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZTÜRK 1176 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,444 224,680 18 142 142 145 292

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 33 28 26,00 22 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe AcaB  ebeDe E CcCdBDCaecdBdECDEDDaca ad 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  b       A   DAECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   AAC b  E  Ba    bB                    

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BeD be  a  d C Ee   

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA ÇERÇİ 1236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,218 224,680 2 2 2 2 36

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 6 2 5,50 55 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 60 26 53,50 45 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe cAaBa DAeD  EBCbCdBDCDceEBAdCDED BEa  ad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal DeDA   dCAECdeAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   AAC Dc E  a B  Eb   B   A   BcDE eEE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDEbcdedDEA C   DD 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 2 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVİLAY KILIÇ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,067 224,680 14 89 89 92 209

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 37 28 30,00 25 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe eAbB bDeeae E CECdBceDdAEBAaCDc  BE   aa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal ce     cCA C   ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A   CC   E        b   B   e     a   EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d DEecd   d  C  cD a

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SİVAR MUSTAFA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,764 224,680 17 140 140 143 289

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 32 24 26,00 22 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe bdcBeaDcea    Cca BDC c     ae   BEa    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal          A     EeABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    A  D  E  a BC E    B B A b BcDEC    B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B  E  AedD A  ad be 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS SARİCE 844 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,602 224,680 24 184 184 187 357

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 14 6,50 16 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 30 27 23,25 19 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe c bB   be e   CcC eD   AE  bacE  BcabBaC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  DDbCBDbCA Cd  ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik                      e   B   A          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen deDdbdAd  a  C E aeB

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFEFE HORUZOĞL 1155 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,934 224,680 20 153 153 156 310

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 36 43 25,25 21 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe aaAeebD dcE ebcACcCeDCDABbAEDbEDDaaEBeac

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDeb d  AdC A dEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A dD a  b    Bbb   d    e             E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aCBdcbEc eea   aBe c

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL KIZIL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,341 224,680 9 49 49 52 150

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 38 16 34,00 28 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe A bBC ebBaa E CcCAecCa AEBAECc DDBEaDaBa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal            C e ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A A C D           CaC        A ED    E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen       d      C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA ERDEM 1269 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,696 224,680 16 131 131 134 276

Katılımlar: 31 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 11,57 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,60 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,61 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,48 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,14 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,82 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,82 3,02 3,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,56 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 7 6,25 16 7,39 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,64 1,01 1,14

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,24 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,37 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 3,25 1,84 2,66

Toplam: 120 38 45 26,75 22 30,03 25,62 27,54

TYT Türkçe BdebeAeCa    eB CcCcaCDcBbeEDaceDabdaDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDcb d  ACCdADBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A     A E    a  E Cd CBc    cc     D c d

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen eCeec Ed deCd ba DDb

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KUZU 1224 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,089 224,680 10 111 111 114 250

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 36 32 28,00 23 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BcAdebeCdBE BDe Cc caCDABbeEeCdeeBaE eda

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bD   E  ACC    EcaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A bD            E                     E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aeBAAb dcaBC cEbB D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YÜCEL 1310 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,123 224,680 8 74 74 77 190

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 37 25 30,75 26 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe AAaB  ee DaAEB E Aa    AEB ECDEDDecc  a 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeDAeB dCA Ca  ECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik                    a      cDc           

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCcaec d DE  CCE DeB

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ÖZTUTO 1213 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,983 224,680 1 3 3 3 48

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 56 30 48,50 40 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe Ba bBcbCC   eDedCcCdeeDcBdeEDdb  aac    

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b  e ED AbCEA  EDeAd

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A ADCCA    B B d CCBA B BBCA  EBA EDB EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBdceEEDa C cEC DD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 4 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 3 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 2 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YORDAM 1312 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,137 224,680 5 31 31 34 115

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 44 26 37,50 31 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe  AbBC DbeDB EdC CeBDCDdcEBAdCDdDDBca Bde

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal   abCa b AECdecECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A  AC De              B e    A  b   EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B     d  Dc dC   D  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BİRSEN AKLAN 1347 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,708 224,680 6 51 51 54 153

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 44 42 33,50 28 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbdeCDeeDBAEBdECAaDCaeeEBAddbccDaEaDBad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eeDb B dCAEbebAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik AD bCeDa a Da                  b  e cE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen de EDA   cd dC  cDDa

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL GÜLEÇ 1002 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,502 224,680 19 227 227 230 432

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 27 29 19,75 16 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BadeBbe   E eadAeECeeCDABbeEbabD eab  C 

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b D     bC      D   

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e   C       d     C     eB A  Ee     A  

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBd      Ba    B cb

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN İŞBARA 660 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,297 224,680 25 299 299 302 556

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 11 0,25 1 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 11 0,25 1 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 23 45 11,75 10 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe abAcebD   d BaBeCECdaCaABEcaDdccDabcaaaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b bb    A      EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik AbbcaC d    e   a  ddbc    A            

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aeeecba    C A      

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA ÇEVİK 1186 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,791 224,680 4 22 22 25 96

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 46 28 39,00 33 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe eead CDAce  E CcCAeadaceEBAbCDEeDdcaDadC

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDAe DECAECdbAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik      C   C       E B         A  D       

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCD bcd   E  CCEdD B

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNE SAYLA 1690 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,390 224,680 27 303 303 306 561

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 18 26 11,50 10 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe  Adc  eceaa   C eABDbe ebBAaab   BEb    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal a  b    bA Cd  ECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   AcC D                      d          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen e   b e             

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÇETİNBAĞ 1133 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,883 224,680 14 162 162 165 323

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 31 25 24,75 21 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe AAdB aDAeaB EdCcCAacCedcEBAbCD caeca    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    b     A     ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik Abb aC   b ac      B         AB b      B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B     A   E         

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURGUT 267 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,884 224,680 28 309 309 312 589

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 18 2,50 6 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 19 45 7,75 6 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe aaecebe C   e dAbbCdDC ABd bcade        

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baeb d  Ab  Ae EDdeC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   d  dc C B dBbdb  d  de B    c         

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen e ddbD    d    CdaD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 4 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KORAL 792 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,407 224,680 24 274 274 277 505

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 26 37 16,75 14 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe ddcdeCeABad   acC Bae  eEBAddDEeDBcaDcBb

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  bDb   c AECdbdECAac

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    Aa e    bBe                  ba     a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B b e     E  C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA SAVAŞKOL 1149 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,281 224,680 22 269 269 272 499

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 21 15 17,25 14 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe A   eC  B a  dCECAe Cb eEBA C E         

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal          A          

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A bA  c            B             EC     

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B a   d   d  C aeb e

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN YILDIRIM 1129 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,207 224,680 7 69 69 72 179

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 37 22 31,50 26 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dAbBeCeb D   BCcCAecCc AbBdbCDc DBca    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal        E A   eAECA D

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik Abb C    C    BC   B dB         b   E  B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B    cAa DE  C E    

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEREN KARTAL 1182 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,084 224,680 16 205 205 208 395

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 30 33 21,75 18 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAeebeC  d aDadCcCdeCDABEdEedEa B  BbCd

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal A  e    A C c  EDdA 

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik d  eCCc b   b   a     ad B   a          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen D B ce     C  E  ba 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE TAN 947 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,702 224,680 20 252 252 255 477

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 14 -1,50 -8 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 31 50 18,50 15 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dcbBeCDAeaa cdCcCAcDCceeEBdEaDceaecaaBed

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  D d   dCAdC aAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d dbCC   b                dDc   Dd  E   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BeD e bdaead badda c

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVANUR AVCI 1009 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,569 224,680 9 102 102 105 234

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 38 35 29,25 24 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dbAcecDCaBEA DBACECdeCDABEAaDaE eBacBDda

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bac  d  A C ee EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik e d bC  C d C c        c   A   e   D   E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen   ddAeEc  ea  E     

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA TUTAR 9 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,113 224,680 18 209 209 212 404

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 33 45 21,75 18 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe eAbB  ebBb A  CdCAccbaBddBAdCbEeDBcaDaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aD b   adA CBcAECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik  D AC aaba DB    E   dd c c c       E   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen e Ddbb d a d a  bbb 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
M YILDIZ 297 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,647 224,680 23 272 272 275 502

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 25 32 17,00 14 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dbA ebea   eB aACcCBeCDAB e Ddc DBbc  da

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bD a cc  bCa   EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  D Cc                    d            

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen c debb d   C  b   D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE K OCADAYI 1277 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,848 224,680 12 130 130 133 275

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 36 36 27,00 23 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dbdcBAebC   BDeACECdaCDABEebDCdeDBacaDCB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal babDCc  A CEAceEDeAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik eD   a                   a             E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen a dc   dc eCAdcb  De

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET OĞUZCAN 279 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,655 224,680 3 20 20 23 94

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 49 36 40,00 33 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe cdbB eeAeD AEBCcCeeDCDcedBAdaDEDDBEceaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal ee       A Ce  ECeaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A AAC D  C DBC C  CB ddC cA   B bE  EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B c ecd  aE  CCEbDec

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 2 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SENANAZ YI DIRIM 1142 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,740 224,680 13 156 156 159 314

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 34 36 25,00 21 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe dAbBeaDbB B E dECABcbcccbdAdacdDDBEbbaee

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aDecb  deAECB  ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A d CCc  b  B    d    c  B              

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B DEec       C     d

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYRA ÖZYÜREK 1345 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,570 224,680 2 8 8 10 66

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 51 30 43,50 36 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BbdABbDCCdc aDcAaEC  bcABEcEDCdDDBaEacea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDce EcBACCEAedEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik                                   EDB EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBeAbcEDdaCdAECcDDA

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS AÇAR 1232 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,688 224,680 15 187 187 190 364

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 33 41 22,75 19 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe edbd  eeeDB c CdCAaDdDeeEBAcCcaDDacaecea

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDace eEbdECBbAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   e a D          E B                   a

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCD ebA  c   CbEcDe 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AKY 37 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,242 224,680 26 300 300 303 557

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 20 4,00 10 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 20 34 11,50 10 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe daAAe D      cc bdbdebcAdbAdDab Ddb BDb 

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bbcD    A    c EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   ca    d          d  Bc                

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen        ED dad   BeD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ACA AS 268 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 142,403 224,680 29 311 311 314 602

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 19 3,25 8 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 1 9 -1,25 -6 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 2 14 -1,50 -4 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 12 51 -0,75 -1 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe   bbd ebe bdeDceededDaDAcbAE dED        

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal  e a   e a c   Ecabd

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik db  C A  c ceca c     c       b d   ee b

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen b debcda d C c      

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 2 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADIYAMAN 1128 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,837 224,680 11 120 120 123 262

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 37 36 28,00 23 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BccdebebCdE BDBACcC eCDABEeaDCdbDBacdDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ba e E aACCEAe EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik b A  CA E    e                          

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCdd b c a C db dbe 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARIOĞLU 1190 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,531 224,680 17 207 207 210 399

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 29 29 21,75 18 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe aaAbBe a  EAB cACcCeDCcABdcbD aDDaacaD  

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal   e ed  A CdA  E   C

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik bbAeba  C    cD   C        A   B       E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen   B  b    a         

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRE MERMER 1259 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,024 224,680 21 265 265 268 493

Katılımlar: 29 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 10,72 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,18 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,31 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,27 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,20 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,24 3,02 3,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,23 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,47 4,03 5,28

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,97 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,91 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,96 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,84 1,84 2,66

Toplam: 120 25 30 17,50 15 24,23 25,62 27,54

TYT Türkçe BcedBbe     eDBdCcCcDbDABbAbeCbaDBadaDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDb     A Ca   EcaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  D  A                          d      

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen beB    d         a  

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ DEMİR 1076 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,768 224,680 22 174 174 177 339

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 32 31 24,25 20 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbd  eABD    bdCABDdDeeEBAdacEDaedaedad

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal bDDc    bAECcDAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik                b   B  B  B   A   c     B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen deDd         a    c 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU KOL UŞ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,077 224,680 11 62 62 65 168

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 40 31 32,25 27 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BaA BAD   E   edCcCeDCeABdbEDddDeBaEdeea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bD   c  AbCEA BEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   de C  E                      B  dDB cE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCBAcbEd  e  cd  Dae

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE BABACAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,411 224,680 2 15 15 18 81

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 53 45 41,75 35 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe dbddebeCadEABDeACbCeceDABEbEDCdeeBaEBDdB

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AaDe E  ACCdAaBEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik    DCC  Cb     b aCBd aAc Cbc aB  dbB  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCddAbEEDdB dcEdacDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 3 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZER 1251 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,760 224,680 13 65 65 68 171

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 42 39 32,25 27 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BEAAeecCedE dDBcacCBDCcAB c DCda eadaDae

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDDb E  Ae     EDadC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik AD eCCA Ea  ba           eCAAD    d B EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCddc EEeedC da d   

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BAŞKUT 1268 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,586 224,680 26 273 273 276 503

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 25 32 17,00 14 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BaAeBAb     BDedCcCcDCbABbbcDbbbDB adDee

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b be    AdC AcBED ed

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik                         B               

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen beedc EE   e      e 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKUŞ 1185 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,271 224,680 9 55 55 58 158

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 22 11,50 29 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 43 40 33,00 28 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe eAaBebbABaeAb bcadBaCacAEBAcdDEDDBbabBaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal ebac  DEdAECaDAECAac

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A A CaD  a  B    EC      B D A          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCccecAdaDE     eaD 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZ HALİL 1302 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,751 224,680 15 95 95 98 223

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 40 42 29,50 25 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe aEdbBAe d EAB aACcaeeCDdBEcEDdbbDBacBDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal babeCdDacCb A aEDcAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik ebdDdCA Ec BbB   C d  B          abD  E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeaAc E          cD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
CANER KILINÇ 224 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,504 224,680 25 246 246 249 470

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 21 4,75 12 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 28 38 18,50 15 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe Abad  eba B    c cBcbccedBAdCaE eBdaDBcd

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDb  bd A C a EeABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik ADA C e  C b      e C                   

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDdbA d  ae a  eb  

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 1 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM DENİZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,274 224,680 19 104 104 107 236

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 35 24 29,00 24 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BbcABbeC  E aDBAC CccCacBEcEaaEDDaacBDed

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal b       A CE   EDaAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      CA      B    b   B            D    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCd    d  dC    e D 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN BÜYÜK 1184 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 185,831 224,680 27 292 292 295 537

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 7,02 4,03 5,28

Toplam: 120 22 32 14,00 12 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAbebe a c BacdbECeDCaABbedDadDDBacaeda

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AaDeCE  Ab          

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A dDCa  C      ede                      

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRAH TAŞ 1245 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,835 224,680 8 45 45 48 145

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 14 9 11,75 29 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 45 43 34,25 29 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbBeCDAeDBAdeCdC dcCDccdBAcebbDDBdc    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeDb   bCA C bAECeaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   AACCe    D b C EdBeAdC aA   BEcce  E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen eCDEbcbd ba  Ca  DeB

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA YAPRAK 84 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,338 224,680 6 35 35 38 122

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 44 30 36,50 30 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe dbecBAeCCeE eDBAacCdeCcABEcEDabDDBa Bcaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal A D     A CEADaEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A A  Cc b    BDC b B  B                 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen  CB ebad   C b  eDDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN GÖKSU 329 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,143 224,680 1 10 10 12 70

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 51 30 43,50 36 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AA dCCebBDBAEdCdCAcDCcceEBdcdDEe Bca a  

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal e Db   ECAEb    CAB 

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d AACCe  C  B  C EdBC        ABED   EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dC E cdd DEcdC d aDB

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BİLGE 774 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,034 224,680 21 129 129 132 274

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 37 40 27,00 23 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbBe eAeaBAE bcCdBcCDdcdBAddDdDecbEcBab

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal cbDcC DbCA C   ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A A e D cEc B B      cd              E  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dCDdcbd   E  b  cce 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GULİZAR GÜLER 513 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,028 224,680 7 38 38 41 132

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 41 22 35,50 30 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe eAbB  ebBDe   CEC BDCeBAdBAcaDEDDBdaDBae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  DDA   ECAEC aAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A              C   c  d  B   A          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B aE cda  E  a      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AVCI 293 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,493 224,680 24 239 239 242 460

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 23 6,25 16 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 30 44 19,00 16 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAd cee  E a ceCddcbCaABdAccabDDaacBcCa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal babe b  bCCEA d DBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   A CCc E    B    d   B   dd      cb  EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeBdbb a   b    ea  

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK KÜPCÜK 517 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,699 224,680 17 101 101 104 232

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 41 47 29,25 24 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAeBbeae b BDeACcddDdDABdcbDedeDaadBDaa

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDeb E BACCdAbdEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A dDCCA be  CB ad  d                B EE

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen eCddb EEed C ddeeeb 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MELTEM CAN 1253 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,936 224,680 23 192 192 195 377

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 32 38 22,50 19 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe eAdcb ebBDB EdCcCABcCDcAdBAbCDdcDBEcDdae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal abab     A     ECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik  DAAd  dcbce                            

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen d DEa d debd  a bD B

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT KIRIK 1174 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,204 224,680 10 56 56 59 159

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 43 40 33,00 28 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe BddAeADCeedABDd CdCdDCcABbc DC DcBc    a

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bDea b  ACC Ab EDaeC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik A  e  A     b DdE CdAeBAaaC   E  ecc  E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DCeb bE b dC e aBeD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 2 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN AYAN 1275 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,038 224,680 16 100 100 103 229

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 37 31 29,25 24 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe dbAAeAD e b aDadCdCdDCDABdeEDCd eBbc    

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal AbDa           EDBbC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik b d CCA E      C Cb   Bc         CED    

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aeBdb Ed  dC    eDDe

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDASU ERCAN 1140 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,328 224,680 14 68 68 71 178

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 38 25 31,75 26 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AAbBe DABDa E CdCAaD DdedBAdCDEe B      

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  DbA   d A     ECbaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d bACC   b     bC CB            DE      

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BeDE edd  d     eDDe

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
NURMELEK YEGEN 366 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,539 224,680 18 103 103 106 235

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 37 31 29,25 24 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbBC ebBDe EeCcaAecCedAEBAdaedDDBca Ba 

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    b     A     ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A A CC   b DB  b  CB  B  B      D       

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen   aabed   db C  eDDe

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜMÜŞ 1152 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,335 224,680 5 30 30 33 114

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 45 30 37,50 31 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe edaB  ebB B   bEaABbCDccbBAcaDcDDBcEcaaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDc  DECAcCB AEbABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik ADbACaD  E DBC   ECB d   Bd             

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen dC E eA   Ec        

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 1 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYYE ÜNLER 1116 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,539 224,680 20 127 127 130 269

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 24 9,00 23 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 5 9 2,75 7 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 38 45 26,75 22 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe AdbdebebeDB dBCdadecCDcAbBAcaDceDBEcDded

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  Dbb   dCAEC cAECeBD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A  Aba     D       c bd d d e   b   EE  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BCDEb  e Ddc CaEeDb 

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA İLGİN 1297 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,400 224,680 28 307 307 310 575

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 20 41 9,75 8 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe ddaB  edB a E CbCABadbccbBAECed  acdeaed

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  c     c  cCea cCAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    cC  a                       c  d EE  

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen edca bd      C b e B

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEMİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,411 224,680 4 29 29 32 112

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 45 31 37,25 31 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe bAEd CebBDa E dEaABDCcdebBAEaDEDDBcacBde

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal  eDb     AECa AECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik d AAC          bd  B      c     DEC     

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen BC Ee ed Dd  CCEeDDe

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT YILDIZ 1330 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,118 224,680 3 17 17 20 87

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 48 29 40,75 34 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe dbbdeceea E BDBACEdcDbaABEeEaCb DBadBDCe

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDbCEDBACbEADaEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   ADCCA b    B       C                  

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen DeBdcbEE     d  dDD 

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 1 0 100
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÖRS 1375 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,882 224,680 12 63 63 66 169

Katılımlar: 28 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 19 8,25 21 11,83 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,83 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,06 1,98

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,74 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,89 8,85 8,46

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 5,41 3,02 3,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,61 1,02 1,47

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 7,02 4,03 5,28

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,59 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,55 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,63 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,78 1,84 2,66

Toplam: 120 40 31 32,25 27 29,52 25,62 27,54

TYT Türkçe bdbdCeebBD  EaCcCAecdeacdBAbCDcD B a    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDb   E A C D ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik    eC ce b  BC      C  C    cABE  C EE B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen B D  c de E  C   a e

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 1 0 50
Çokgenler 1 1 0 100
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSİMA DAŞKIRAN 1306 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,489 224,680 16 220 220 223 421

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 29 33 20,75 17 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe BbAAec      eDaACEC D DdB eEe  DaaacB  a

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal baDe d BAeCEAaa DcAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik      e       B C   d         D   a    E 

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen aea    a  ee  E Beec

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
BEKİR DUYSAK 1121 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,236 224,680 13 168 168 171 329

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 32 30 24,50 20 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe eAEa  cbea  cBdcCAaabecAbBAEaDEDDBcaDaae

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal aeDb           ECABD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A     c          E    d B  DcA       E B

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen aCDE c           D e

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 2 0 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN ÇOPUR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,242 224,680 12 160 160 163 319

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 33 32 25,00 21 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe dbcAebebCBEA  BA  ade DABbA DCdDDBacdDed

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal ADDe    A      EDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik b A     E c    a eeB    c             Ed

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen    dce E   C  Ee cab

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Zamirler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 2 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Prokaryotik Alemler 1 0 1 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN CAN EKİNCİ 471 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,030 224,680 7 83 83 86 202

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 38 31 30,25 25 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe AAad  edBaebE Cc dccdDcAbBdECDEeaBEabBaa

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal    c   EbAECdaAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik A   C D     B  C dC C B BB              

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen deDE bd   E  C      

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN SARI 663 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,896 224,680 8 84 84 87 203

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 37 27 30,25 25 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe BaA ebe      aBAec dcCaABbcEDaceDBa BDea

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Sosyal bD e d  A CEAedEDBAC

Cevap Anahtarı A ADDDCEDBACCEADBEDBAC

TYT Matematik   AD C       B CE CB Ce BB              

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen Ded c  E   C        

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 1 0 25
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 3 1 1 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLLÜ GÜRASLAN 206 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,999 224,680 18 249 249 252 473

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 9,07 10,88 11,13

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,85 1,16 1,09

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,53 2,06 1,98

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,79 1,75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,65 3,84 3,64

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,88 8,85 8,46

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 26 30 18,50 15 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe cAbd bebe e a CcCAeDCceeEBAECDEceB a    

Cevap Anahtarı B AAEBCCDABDBAEBCECABDCDBAEBAECDEDDBEEDBBC

TYT Sosyal eDDb   Ed EC aAECAaD

Cevap Anahtarı B DDDACBDECAECBDAECABD

TYT Matematik   Ac  c               d      d          

Cevap Anahtarı B ADAACCDBDOADBCBCCECBCABCBBADAABEDECAEEAB

TYT Fen cb a             D e

Cevap Anahtarı B BCDEDAABCDEAACCEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
Fethedilen Yerlerde İslam Kültürünün Etkisi 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100
Haritalarda Ölçek 1 0 0 0
Dünyada Topraklar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 1328033 - TYT MASTER 3.Deneme

İSTANBUL / SULTANGAZİ / HEDEF DENEME KULÜBÜ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,217 224,680 24 297 297 300 548

Katılımlar: 26 312 312 315 610

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 9,07 10,88 11,13

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 3,91 3,02 3,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,30 1,02 1,47

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 5,21 4,03 5,28

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,22 1,01 1,14

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,95 0,52 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,65 0,32 0,69

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,83 1,84 2,66

Toplam: 120 19 24 13,00 11 24,98 25,62 27,54

TYT Türkçe   Adebb       e  cC DdDABdAbeCa   ccdD  

Cevap Anahtarı A BEAABADCCBEABDBACECBDCDABEAEDCEDDBEEBDCB

TYT Matematik A  D aA   a        B  B c   c       B  E

Cevap Anahtarı A ADADCCAAODBBCBDCECCBACBABBCAADEBACEDBAEE

TYT Fen Dedd   d eB  Aa     

Cevap Anahtarı A DCBAADEEDCBCAAECBDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Zamirler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 2 20
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 4 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 3 1 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Silindir 2 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kaldırma Kuvveti 2 1 0 50
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Isı İletim Yolları ve Isı İletim Hızı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Ses Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Sabit Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Prokaryotik Alemler 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Çaprazlamalar 1 0 0 0
Mitotik Evre 1 0 0 0
Ekosistemin Canlı ve Cansız Bileşenleri 1 0 0 0
