
SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNE YUSUF 168   E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 9,62 13,05 12,96

Tarih 14 2 11 -0,75 -5 1,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 2,25 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 2,12 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 22 1,50 5 5,38 6,60 7,44

Matematik 30 8 11 5,25 18 4,12 4,17 4,38

Fizik 10 5 2 4,50 45 3,88 1,72 1,77

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,38 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,38 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 12 4,00 13 4,62 2,94 3,34

Toplam: 120 38 56 24,00 20 23,75 26,77 28,12

TYT Türkçe Ed cAdCBADEeABEeCDEaCdebaB  aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal eecbdecED bbabecCabdDDCddbdDdd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAa   dbce  bceCBd   Cc A c CD

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  CECd  EDecdcAc a  cbb d  a E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA EREN 0   E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 9,62 13,05 12,96

Tarih 14 5 9 2,75 20 1,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 2,25 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,12 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 5,38 6,60 7,44

Matematik 30 6 12 3,00 10 4,12 4,17 4,38

Fizik 10 4 3 3,25 33 3,88 1,72 1,77

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,38 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,38 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 4,62 2,94 3,34

Toplam: 120 36 50 23,50 20 23,75 26,77 28,12

TYT Türkçe EebDAEd bDcaeBEDecE Cbbabe  eb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ecBCAbBdDebadbeECdd Dc AbbEDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAa   dbc d bceCBd b Cc A c   

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  CECa  Ebe dbAe    B   d    E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SÖNMEZ 526   F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 12,25 13,05 12,96

Tarih 14 3 8 1,00 7 1,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 0,50 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,50 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 16 2,00 7 2,00 6,60 7,44

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,00 1,72 1,77

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 -0,50 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,25 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 -0,25 2,94 3,34

Toplam: 120 24 40 14,00 12 14,00 26,77 28,12

TYT Türkçe CdaecdDDecBA EDCDEbC EeaC bDB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal eaBDbe  a Ccee Cacca  dbA e Da

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Fen a    ccc Deeee a Bb da     a C

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ERBİL 1049   H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 14,00 13,05 12,96

Tarih 14 6 4 5,00 36 2,12 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 2,88 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 0,62 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 5,62 6,60 7,44

Matematik 30 8 8 6,00 20 3,25 4,17 4,38

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,00 1,72 1,77

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,00 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 1,75 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 2,75 2,94 3,34

Toplam: 120 48 39 38,25 32 25,62 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCcAdbcADEBABEDCbEBCADCDB aab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADBCcCBba    b bCB cDDCdEd aC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  e    bCc   b BbBdEA    AacBC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dabdBabcDc baAe   CeD    bB E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BAHÇELİ 1068   H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 14,00 13,05 12,96

Tarih 14 2 11 -0,75 -5 2,12 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 2,88 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 0,62 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 22 0,50 2 5,62 6,60 7,44

Matematik 30 2 6 0,50 2 3,25 4,17 4,38

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,00 1,72 1,77

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,00 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,75 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 2,75 2,94 3,34

Toplam: 120 28 60 13,00 11 25,62 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCD bdBeDcBABEDCbdBCAcebcadbe

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal cecadbeacdAc DBcaecbDaCebda Cd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik   c  a C   d    a    b  e   C 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen bdaeBdbEac d beCb  B ad cAeCb 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 2 1 67
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 1 0 100
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ D 38 09

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 14,60 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 0 6,00 50 3,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,15 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 6,90 6,60 7,44

Matematik 30 4 8 2,00 7 2,00 4,17 4,38

Fizik 10 3 1 2,75 28 0,40 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,55 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 -0,10 2,94 3,34

Toplam: 120 39 20 34,00 28 23,40 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCDb eBADEeABEDC E C DCDB B d

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeaAb cD    b ECB E D   A DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik ad     CD     Ba b   C  ccaa  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   ECBa                    e   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TURAN 0 09

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 14,60 13,05 12,96

Tarih 14 5 9 2,75 20 2,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 3,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,15 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 6,90 6,60 7,44

Matematik 30 4 26 -2,50 -8 2,00 4,17 4,38

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,40 1,72 1,77

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,55 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 9 -2,25 -23 0,05 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 26 -3,50 -12 -0,10 2,94 3,34

Toplam: 120 38 80 18,00 15 23,40 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEdacDDeeBAacDCDEbCBEBDCDbaa 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal baeDAaEcbeCEecBdEeDDaAAbeeBCcd

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik adcbbEeccAaDebbccdabbaAdcceebd

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen aEecbaddbbecddaBbcCedaaceb eca

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 1 0 100
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 2 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 2 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÇAKICI 930 09

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 14,60 13,05 12,96

Tarih 14 0 0 0,00 0 2,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 3,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,15 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 3 4 2,00 7 6,90 6,60 7,44

Matematik 30 7 2 6,50 22 2,00 4,17 4,38

Fizik 10 1 4 0,00 0 0,40 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,55 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 0,05 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 -0,10 2,94 3,34

Toplam: 120 19 16 15,00 13 23,40 26,77 28,12

TYT Türkçe b  C  eDA   BE e           a  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal                 E     eaA deD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik   Aad          EE        A DCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  d  E a ee     e   a D   A  E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 1 1 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 0 0 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA BÜYÜKÖZ 549 09

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 14,60 13,05 12,96

Tarih 14 6 6 4,50 32 2,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 3,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,15 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 6,90 6,60 7,44

Matematik 30 2 4 1,00 3 2,00 4,17 4,38

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,40 1,72 1,77

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 -0,55 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,05 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 17 -2,25 -8 -0,10 2,94 3,34

Toplam: 120 38 43 27,25 23 23,40 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECccDDbeBAaEDdDEACBEBDCDAaBc

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACeDADEdeb  cdaCc DbbAA bCeeDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik                 dB    dEcd    

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Ca bceacc  ede e d c a c dc E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUS BYSEÇKİN 564 09

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 14,60 13,05 12,96

Tarih 14 2 8 0,00 0 2,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 4 3,00 25 3,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,15 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 6,90 6,60 7,44

Matematik 30 5 8 3,00 10 2,00 4,17 4,38

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,40 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,55 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 -0,10 2,94 3,34

Toplam: 120 32 37 22,75 19 23,40 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDAde ADE ABEDdeEaeADCDB  ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeaddc c e  cccCB   D AbcEe d

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  AEde  C       a d A    decBd 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   cCBd   edd  e          c    

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA AS  N 227 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 13 10 10,50 35 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 50 41 39,75 33 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe EdecbECaADEeABEDCeEBCbbCDed ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADdeACed     bBaCB  ebCAEA DCc

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaadDBcaD B Bd   b  AaEBdc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AddCBBcEDec aAd e  e        E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİT 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 2 26,50 88 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 14 0 14,00 100 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 10 2 9,50 79 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 24 5 22,75 76 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 5 5 3,75 38 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 5 3 4,25 43 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 11 8 9,00 30 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 89 18 84,50 70 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECEADDABBABEDCDEACBEBDbDAbB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACBDADEBCDCEABBCEBDDcAAEcCBeDE

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEACCEBAEedDBADcEBCDC dcDACDCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEaAccBBeeDc aCBAeC    A      

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 4 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 3 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 1 0 100
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN TOPÇU 169 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 8 13,00 43 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 10 14 6,50 22 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 13 2,75 9 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 51 44 40,00 33 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDcaCeAeEaABEDCeEBCADCbB caA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADdeAC ED    bdaCB  ebCAEAbDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaadD bcbbcbBd   C  cDEabb

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dedCBaecee  cABbb  aD  A    d 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR SÜMBÜL 266 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 4 1,00 7 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 5 3,75 13 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 13 4 12,00 40 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 3 5,25 18 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 37 16 33,00 28 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe bC D EC AbE A EDC E  bD  B  b 

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal A cdd   D c    cC  E   A      

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaE D b c a  E   C CA  BC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   c B D  A   Ae   C    b  B   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 0 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 1 0 100
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA YILDIRIM 173 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 7 5 5,75 19 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 44 35 35,25 29 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDbECaADEdABEDCeEBdAcbbcbeab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADdeACed     bBaCB  ebCAEA DCc

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaadDBca                  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AddCBBcEDec  Ad  be           

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ÇETİN 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 1 5,75 41 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 9 3 8,25 69 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 18 4 17,00 57 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 8 6 6,50 22 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 55 21 49,75 41 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECC ccCcADEBABEDCeEBCADCDB  ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AD CA BbD     BcdBAEcDCAEA DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE aE Dcb c aC        A    c

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AddCBaeEDA   AB    a          

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DEVECİ 230 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 2 13,50 45 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 2 1,50 11 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 6 5 4,75 16 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 0 3,00 30 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 33 14 29,50 25 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECC   C ADc ABEDC E   D  B  a 

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADc d          c      CA   DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE aE Ddb c a               

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   E B    A    e    BD  becB   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 0 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK KARADEM 212 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 2 1,50 11 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 3 6,25 21 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 8 3 7,25 24 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 0 3,00 30 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 35 14 31,50 26 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCE  c DABBA EeCDE   EB  D a  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal d cDA           c     A AC CD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEeC EaA b D    E         C   

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  E     BA      e B   eBceb    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURUNİSA BATU 229 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 3 3 2,25 16 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 5 9,75 33 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 12 2 11,50 38 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 2 5,50 55 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 48 15 44,25 37 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEC A DAcBABEeCe ACBE DCDb   

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  acD DbB      BCc DDa   A BCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEb   aA   D    EBC C    AC CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cd AE aBAD     e             e

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E MİN KAYA 220 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 1 3 0,25 2 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 1 3 0,25 1 7,88 6,60 7,44

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 13 11 10,25 9 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe dCCDc CcAeEdeBEDCb          aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  Dcd    a                     

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Fen                              D

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÇATAL 136 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 15 6,25 21 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 0 11 -2,75 -20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 4 21 -1,25 -4 7,88 6,60 7,44

Fizik 10 3 5 1,75 18 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 5 5 3,75 38 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 11 16 7,00 23 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 25 52 12,00 10 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CdE   abecBcecbeDEceBEBeCaAb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ddcbe b debb cdCEae cAca edeDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Fen dbCAEa  ceadBdCeAeCDdb dcAaDEb

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 3 0
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 1 0 100
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 1 0 100
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 2 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU DEMİRCİ 208 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 4 8 2,00 7 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 8 5 6,75 23 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 44 30 36,50 30 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe  CEdaAcDbaBABEDCDEACBEBbCDAac 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AaeDAeE ab    BCadbe  AEAC CD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik      b         EdBa Cc c e cCe

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CaCAc dB ec    BA     B     E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 1 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRE 929 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 5 20,75 69 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 5 4 4,00 29 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 1 9 -1,25 -4 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 6 0,50 5 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 46 30 38,50 32 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECb cDABBAdEDCDEACBEeDCDAa  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AbeDAaE Cb    BCE cc AAEACBCDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik      a   b    a d      cec eCa

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cc  deBcbe  B  dAB    a  A bE 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 1 0 100
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KANDAMAR 238 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 13,43 13,05 12,96

Matematik 30 8 10 5,50 18 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 19 22 13,50 11 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe abECbccDedBe EDCD c B     ba  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Matematik   eC dc    c  c dBeDC AceACb B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen a      BA                     

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YILMAZ 156 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 13 9 10,75 36 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 8 9 5,75 19 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 51 38 41,50 35 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe edECEb DAaBAeEeCDEbCBEeDCbAa c

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AedDA deCb    BCaBbe  AEACcCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik cEACdaaA cBDB D dB Db  EaA c B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CddAEcBBeDa ce dAe          E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN İ 235 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 8 6 6,50 46 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 6 6,50 22 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 3 3 2,25 8 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 18 12 15,00 13 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCd     c  A E            Aa  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal daBDADdBCaCbcB                

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik   AC a          ac         D  

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen        BA                     

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 1 1 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 0 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 0 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 2 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA KILINÇ 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 21 1,75 6 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 11 -0,75 -5 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 21 -0,25 -1 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 7 21 1,75 6 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 8 0,00 0 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 21 71 3,25 3 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDdaaedcbabcdedcccaAD b daaA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  aabbbcccBbbdDdEeeebcDaecAb   

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik dbEc Bc DabdcceeeEbAaacCbDaedb

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen caceB e b a       dB          

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 3 0
Şiir türlerini belirler. 2 0 2 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 2 1 67
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 2 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA NUR ÖZDEMİ R 249 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 5 5 3,75 27 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 4 11 1,25 4 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 15 3,25 11 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 51 39 41,25 34 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD cCBADEdABEDCDEBCbDCDB B A

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeCdbBcD  d  daCBAbDDCAEcbDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A  A a c bcbb    b  C  e aBeb

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen A decBedDbd b    bCec ad ABeEc

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BAHAR 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 18 1,50 5 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 3 11 0,25 2 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 20 0,00 0 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 2 9 -0,25 -1 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 17 -0,25 -1 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 17 64 1,00 1 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECbeaDe db c ee d cbBadac cb

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal cbBDcaacCedbcdB  a  d eacCcbbb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  bc  a c  B  cDc   c  b     b 

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen aaCdEc decbAa d c e d ac b Db 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 0 2 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 1 0 100
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN ERİK 207 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 11 7 9,25 31 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 2 4,50 15 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 53 25 46,75 39 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECdcAadBADEcABEDaDEBCADCDe BDA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADceAC ED    bdcCBe ebCAEAbDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  AEE dECD b c  CBd  cC CA  d c

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   EC Be      AB             a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 1 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM PALA 99 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 3 15,25 51 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 2 1,50 11 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 4 9,00 30 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 10 5 8,75 29 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 0 3,00 30 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 41 17 36,75 31 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEC c DA BA E CDEb  EB CD a  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal d cDA           ce D AA ACBCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEACCEaA bdDa c E         C   

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  E     BA      e B   eBceb    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEYREM AKGÖZ 868 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 4 13,00 43 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 1 5 -0,25 -2 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 6 4,50 15 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 11 4 10,00 33 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 1 2,75 28 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 3 5,25 18 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 37 17 32,75 27 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECC c   ADE ABEDCeE  bD  B  b 

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal A cdd   c d    cC  E   A   DC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaE D b c a  E     C   BC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   b B D  A   Ae   C    b  B   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 1 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 1 0 100
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GEYİK 240 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 5 2 4,50 32 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 11 9 8,75 29 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 50 27 43,25 36 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe dCEdaAcDABBAcEDaDEACBEeDCDADB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal A cDADc C     Bac Db ecEAC  D 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEA CEd  b D  c dBCbCc  aACc d

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen C aAceB   c    BA           E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 1 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TİMUÇİN 338 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 1 5,75 41 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 10 10 7,50 25 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 1 1,75 18 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 1 1,75 6 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 33 23 27,25 23 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe abECbccDedBe EDCD c B     Aa  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACeDADE           D    E  BCDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik   AC dc   BDd c deeDC AceACb B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen a      BA                     

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAFİ UMUÇ 417 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 11 6 9,50 32 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 49 33 40,75 34 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEdaAcDbaBABEDCDEACBdBbCDAac 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AaeDAeE ab    BCadbe  AEAC CD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEAC EaA b Da cEbBC      A c  

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEeAceaB ec  d a a       A  E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR BEŞE 194 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 16 9 13,75 46 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 8 0,00 0 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 4 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 56 38 46,50 39 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDcdCebeEaABEDCeEBCADCbB caA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADdeAC ED    bBaCB  ebCAEA DCc

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEEAaadD b cbBCBbE  C CADEaCc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dedCBaecee  cAd d  aD  A    E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDER KILINÇ 189 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 7 2 6,50 46 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 4 7,00 23 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 10 8 8,00 27 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 40 23 34,25 29 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe ECdDAabBADEdABE CDE CcDCDe  Db

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADceACBED      caB            

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE aE D b c a  E b   CAa dCc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AaaCB e                     a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 0 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN 300 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 7 0,25 1 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 0 0 0,00 0 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 2 1 1,75 6 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 0 0 0,00 0 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 5 12 2,00 2 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe aa cdbCe                    bA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal                        A  b C 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik   d                           

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen                           Baca

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 0 1 0
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 2 0 0 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUNG JİN VOO ALİ 251 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 3 2 2,50 18 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 14 14 10,50 9 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe         e BAe  CeEc  Ec  DA   

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal daBD D        B               

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik                             d 

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CbbAEba ee                    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 1 2 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 0 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN DEVELİ 298 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 4 4 3,00 21 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 5 3 4,25 14 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 37 38 27,50 23 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECabcDA BAdcceDEbC EcDCDAac 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dCeDdD B b    BCce Db e dCeCc 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik             B c     b   eA DCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CdeAccdce     aeAB cb  bBAd E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 2 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 1 0 100
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA KALKAN 34 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 2 8 0,00 0 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 5 11 2,25 8 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 5 -1,25 -13 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 37 55 23,25 19 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe EbCDbECdADEdABEDeDEaCbDCDe  bb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ceeaeCaaD  b  dEddccDbCb ecDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CbdE dEac b cdB  bb c   A     

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AeECcdedDbd ceeC cCd dd  ca a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 1 0 100
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMAZ 287 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 13,43 13,05 12,96

Tarih 14 6 8 4,00 29 2,95 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 3,45 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,48 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 7,88 6,60 7,44

Matematik 30 10 14 6,50 22 6,17 4,17 4,38

Fizik 10 6 4 5,00 50 2,34 1,72 1,77

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,81 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,67 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 3,83 2,94 3,34

Toplam: 120 41 44 30,00 25 31,30 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCcbECaADEeABEDCeEBCbbCDed ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADdeACdbcBcdCcebCadcb         

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAccAaadDcbaDbB Bc   C  AaEcdb

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AddCBBcEDcB                   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 2 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 1 0 100
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KORKMAZ 796 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 0 0 0,00 0 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 1 5,75 48 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 1 6,75 23 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 7 7 5,25 18 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 2 7 0,25 3 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 38 21 32,75 27 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDAbCBADcdABEDCeEBCADCbB  aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal                   AaDDCA A  C 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CcE   ad    a B B a   a cDEB  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dadCBacc c                    

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 0 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKDEMİR 325 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 1 11 -1,75 -13 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 4 21 -1,25 -4 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 5 8 3,00 10 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 13 -1,25 -4 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 24 56 10,00 8 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe eCECcADaAaBeaEbCDEbCeEee bdb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal cacDd bcb abcacddda  Ae bCcaDc

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik ac  CE  bAcDd          caA  d 

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen dcd db Bee  Ba   c  dcd  e    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 1 0 100
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 1 0 100
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA ŞAHİN 805 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 4 5,00 36 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 4 6,00 50 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 4 4 3,00 10 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 46 31 38,25 32 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe aCCD dCBbDEeABEDCDEBCADCDBEabb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  DeCACeED   ae ECBAcDDCdbcbeCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik aA E  d        C       ac  B  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AadCBBe ee b Add            ac

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KILIÇ 503 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 5 4,75 34 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 16 7 14,25 48 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 6 2,50 25 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 55 33 46,75 39 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECdADDAeBAeEeCDEACBEBDCbAaB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACBeADbBee b  B cBDD  ca CdeD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  EACCEBd   DB D EBCaCa EbeacCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen eEaAEeaBea b  ec a            

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 1 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE BAKIR 0 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 5 14,75 49 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 8 2 7,50 63 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 10 8 8,00 27 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 2 3,50 35 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 8 4,00 13 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 46 28 39,00 33 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECdc DABBA EeCDE   EB  Dba  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dacDADbBd     BCc DDaAA AC CD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEeC daA b D    EB aC   cba CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cc  c  BAD     e B   eBceb   e

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE GERGİN 54 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 4 2 3,50 25 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 4 6,00 20 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 2 4 1,00 3 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 2 3,50 12 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 30 15 26,25 22 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CaEC   De BAec eDEACBEBDCD  B 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  acD DEB      d    D  e  C  D 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik E dC            d   b    c    

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEa   cB                    E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 0 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERİY ASİ 794 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 5 6 3,50 25 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 8 4 7,00 23 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 45 28 38,00 32 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEedADDAeBABE dDE CBEBDCDba  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AaeDADbcCe  e BCc DDEdebA deD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  EACCb     b      C    ceA  CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CE AcbdBe      eA        d    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED GÜRSOY 429 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 6 21,50 72 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 1 4,75 40 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 10 5 8,75 29 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 5 2,75 28 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 49 25 42,75 36 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDAdCeADEeABEDCeEBCAbCDB BaA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AeBCA aED    eB  B  DDC a  Ded

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  b      D   D BCBE  aCaae EBC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  aECBaccDc    e e           b 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 1 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜSLÜM UĞURLU 406 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 3 8 1,00 7 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 12 8,00 27 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 8 8 6,00 20 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 49 37 39,75 33 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDbbCBADEaABEDCbEBCbDCeB Bad

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal cDBbe acDc b eeE B b DC dAEDCd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A Ec  bD  c  eeBE  B a AeEa  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen A cCBaeEDe c A d  a c  d AB E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 2 0 100
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KAPLAN 424 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 3 8 1,00 7 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 8 4 7,00 58 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 5 6 3,50 12 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 17 0,75 3 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 47 42 36,50 30 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECccDDABBAcEDCDEACBEBDCDAaBc

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal deeDAD cebeb  BdEaDDbAAcACceD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik aEcC a          a C b    A  Ce

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cc AEeaBe   c  ede bbadddd eaC

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
NRGS GÜÇLÜ 766 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 5 4,75 34 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 4 1,00 8 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 2 4 1,00 3 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 2 0 2,00 20 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 0 2,00 7 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 33 25 26,75 22 34,29 26,77 28,12
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TYT Matematik                 dB    dEcd    

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CE                            
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖKKEŞ PAKSOY 0 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 8 20,00 67 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 11 8 9,00 30 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 7 2 6,50 65 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 2 6,50 22 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 54 29 46,75 39 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe EaCebECBADEaABEDCeEBCADCcBaBaA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeaACaED     ccdcdaDDCAEAbDCa

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik adE    CDB  D B Bbce Cbae EBC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen ACECBBeE e                    

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL AKTAY 548 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 13 7 11,25 38 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 3 6 1,50 15 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 49 28 42,00 35 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD aCBe cdABEDCeEBCADCDB BaA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeaAbcbD     ddCB EbDCA A D  

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CcEE   aD d DeBdBE A C CcD Be 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AbcCBacc e       e            

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 2 0
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMAYNUR ÖZTOKMAK 468 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 4 5,00 36 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 1 -0,25 -6 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 10 7,50 25 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 5 6 3,50 12 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 41 31 33,25 28 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD aCBAeEaABEDCDEBCbbCDBEdeA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeaAaBED    eecaB EcDCd   c  

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A    bda   D   B b     A cB c

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dadeB c e  b  B  b  D       E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİRL KARACAVE 383 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 7 4,25 30 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 6 4,50 38 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 13 11,75 39 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 2 7 0,25 1 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 44 46 32,50 27 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDbcCcADEaABEDeDEBCADCcBcBbb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal dDcCACcED bdaeecCBdEDaCAdc DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A cb b e  ce  C   e          

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen decCcdecee  adc C C e cd ABCac

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 2 0 100
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇELEN 497 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 5 3 4,25 30 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 3 8 1,00 3 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 34 26 27,50 23 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEe bDDAcBA c aDEAC E D DA B 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACecA E C   e  C   D  b  C eD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik E cb   d   b d c  b b       CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CE  b d eD  c  e  a C e  Ab   

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 2 1 67
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE GÜZELAAL 618 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 25 5 23,75 79 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 5 2 4,50 32 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 3 6 1,50 5 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 5 4 4,00 40 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 7 4,25 14 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 46 27 39,25 33 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECEADDABBAaEDCDEACBEeDCDbbaE

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AC D   BCea   BCc D dAcbdCBeDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik E Aa d            b      cac B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEaA eBBee     dA  e        a 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 4 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Z  NEP KALKAN 335 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 4 4 3,00 21 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 6 8,50 28 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 4 4 3,00 10 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 3 2 2,50 25 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 36 21 30,75 26 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD  CeeDc ABEDebEBCADCDaba  

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeae cED      Ed   DDC  e DC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CA E  a          d   b  c E   

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  aECBc        e        A    E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİŞ EKİNCİ 795 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 18,34 13,05 12,96

Tarih 14 6 5 4,75 34 3,34 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 7 3,25 27 4,13 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,16 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 8,63 6,60 7,44

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 4,74 4,17 4,38

Fizik 10 1 2 0,50 5 2,16 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,07 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 0,36 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 2,58 2,94 3,34

Toplam: 120 33 41 22,75 19 34,29 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD aCebcEdABEDCDEcCbeCDecdbA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeCA BcD eb bccCacEcDCeaA Ded

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  c    d        C c   b  c     

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen A       ee  cdB      bcd b Cbe

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 3 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞİMŞEK 858 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 12 -1,00 -7 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 12 -3,00 -25 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 2 28 -5,00 -17 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 2 8 0,00 0 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 17 82 -3,50 -3 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe abCedbCccDE ABaDabEcdcabeccBad

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AbcCcbadeabcdeebaabaceedcbabbd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik e  b d C a  D   ec   a  b     

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen edcbBacdeeddacebbaCdeebAcdBabc

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 2 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SÖKMEN 849 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 1 1,75 13 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 2 1,50 13 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 4 4,00 13 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 4 5 2,75 9 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 26 21 20,75 17 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe  CE    DAcBAaceCDEAC EcDCDAb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal   c A   C       d     A dC bD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  cAC        B bEd a        c  

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cce  cae       e              

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 0 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU SATIM 198 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 3 9 0,75 5 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 17 4,75 16 5,27 6,60 7,44

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 29 37 19,75 16 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe  CECbdebAcBeaEDeDcACBEBDCbAba 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dCcDb Eceba daBCceacabe ACdCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Fen Ca Ac               aeBc db aC

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 3 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 2 0 100
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ARSLAN 874 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 2 3,50 25 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 9 3 8,25 28 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 5 5,75 19 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 46 23 40,25 34 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe C EedecDAcBAeEcCbdACBEBDCDAb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal A  DeDbB      BCc  bdAA ACBCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  EA C      Da D EBC   dc A    

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CECd  a     c  e d   D A A  E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 1 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 4 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 855 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 13 6,75 23 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 7 4 6,00 20 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 4 5 2,75 28 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 9 1,75 6 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 43 30 35,50 30 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe CdEC A DABBABEDCDEbCBEeDCDAa  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AaeDADba b    BCceDbc  bdCdCDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEAC a              e  E ca CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEaAEcace e    e a     e      

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NARCI 421 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 5 5 3,75 27 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 5,27 6,60 7,44

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 28 37 18,75 16 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe  d CEADDbcBAeEcCDEcdadBeCbdba 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dCaDA   CDabc BacaD d c ACBCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Fen Cc Ac aeeeaccd e a   a      E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 4 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 1 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KOLSUZ 309 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 3 11 0,25 2 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 3 13 -0,25 -1 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 7 0,25 3 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 7 -1,75 -18 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 28 66 11,50 10 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe adCDdbCcADEeABEeCbEcCAbCDBdabd

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AccedbacecbEaDecacAbDaacEdbbae

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik bed ea  DB   b ea c a  e Dad  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AdcCea ceeccabe d  aa       E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 2 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 2 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN YAN 545 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 5 7 3,25 23 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 8 7 6,25 21 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 33 27 26,25 22 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe Cd C  DDA BABEcCeEbCBEB dbAb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal baBD DEcee bcBBa  D Eecd   eD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEACda         aaBC b AE b  a 

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  c                            

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 0 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 2 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖBELEK 869 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 3 3 2,25 8 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 37 25 30,75 26 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe bdCc aCcADEe BEDC EBCbDCDB  ad

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AD aACaED    ee  B cDDC bAEDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik                  d      A cBCc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen c bCBa E          b a  d    b 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BULMUŞ 277 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 4 1,00 7 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 6 2 5,50 18 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 0 7 -1,75 -6 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 36 27 29,25 24 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCcA CdADEBABEDCDEBCbDCDe  aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADea   a     bedCBdEbDCdb bDCd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE B e               Cc     

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  ac cac                e    c 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ÖZTEMİZ 871 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 9 -0,25 -2 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 1 3,75 31 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 10 3,50 12 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 3 1 2,75 9 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 4 2,00 7 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 30 24 24,00 20 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe CCcdEAcbABBedEeCaEACBEaDCDA   

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AbeDc b bbbcc BCc DD          

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik E                        A  bB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cd A c Be             e       

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKRA ÇERİ 854 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 4 21,00 70 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 5 3 4,25 30 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 4 5,00 42 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 6 5 4,75 16 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 41 23 35,25 29 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EbCDAECBADc ABEDC EB bDCDB BaA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AecC CBbD     BE deEDDCd e Db 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAc  dd     b B   E     cD B  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  bcCeacc                      

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 4 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DEMİR 0 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 9 16,75 56 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 7 0,25 2 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 2 3,50 29 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 10 5,50 18 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 11 3 10,25 34 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 10 -1,50 -5 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 39 32 31,00 26 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCDAbCcADEeABEeCbEBCADCDe  ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal cDca Ccb e   e b   ED CA ebDC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAE  cbCD   b B  E      A EBC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen d cdcaec e    e     a       E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ERBİL 853 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 13 -0,25 -1 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 0 7 -1,75 -13 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 3 -0,75 -6 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 0 10 -2,50 -8 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 4 8 2,00 7 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 4 1,00 10 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 1 4 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 10 39 0,25 0 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe db  a e b  c dD  abC d b b a E

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal b d  e c a c e  da b          

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE
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Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen C b  Dda b e C a d b          

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 0 2 0
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 2 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 2 0 1 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 1 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 1 0 100
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEGÜL SAÇLI 865 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 11 -0,75 -5 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 3 16 -1,00 -3 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 2 6 0,50 2 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 11 -0,75 -3 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 12 57 -2,25 -2 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EbCedcdccbaae bDCaaedcebbBacce

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ceBd acEbecabbdaCeba          

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik be  A     c e a   cA          

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  daC Beacda   d a dc          

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 4 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 3 0
Şiir türlerini belirler. 2 0 1 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ÇETİN 856 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 3 4,25 14 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 3 3 2,25 16 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 0 1,00 8 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 3 4,25 14 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 5 1 4,75 16 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 18 10 15,50 13 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe    D  d A E  B  C           bb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal dDea  BE                 AE   

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE                    c  B  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen ddcCBB                        

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 0 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 0 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EKİNCİ 875 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 4 7 2,25 2 22,73 26,77 28,12

TYT Fen Cc AceaBce                  Ee

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN EKİCİ 254 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 3 4 2,00 14 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 2 0,50 4 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 2 6 0,50 2 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 26 28 19,00 16 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe dCaeccDbA BA EDCDEAd EdeCDbb  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  aeDd EB b    dC      e    CDE

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik    C a      d         ec c a B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEb   aBb      e      e       

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KARA 851 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 10 17,50 58 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 2 5 0,75 5 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 8 8 6,00 20 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 6 0,50 5 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 36 40 26,00 22 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe ECacAECBADEaABEceaEaeADCDBEeDb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal d  C bccD b   ecdBedc    AEaCa

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik   dd BdCb c     BEEc b  A aB D

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen  acC eaEeb  cb  b             

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 0 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR KATARCI 859 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 7 2,25 16 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 21 0,75 3 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 4 20 -1,00 -3 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 2 7 0,25 3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 20 1,00 3 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 28 77 8,75 7 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe bbeDcbCcA ceABEeCcEeCbaCDecaD 

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADeadae aB Ed ecCdcEbadccecaea

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik addEcBaecBb ecBae    acbecbad 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AbbaaBe DcacbA bCbaacaad Aa de

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 2 0
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 0 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 1 0 100
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 3 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ERGİL 983 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 3 23,25 78 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 4 3,00 21 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 3 4,25 35 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 8 9,00 30 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 12 2 11,50 38 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 1 1,75 18 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 2 2 1,50 15 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 51 16 47,00 39 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEC ADaABBAeEaCDEACBEBDCDAD  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  aeDADaa D    BCc DDa   bC CDa

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEAa E      B e EB     E A DCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  E   eB      e e BC           

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 0 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 0 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ AKKAYA 866 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 6 1 5,75 41 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 6 6 4,50 15 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 42 22 36,50 30 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EC cAbdBADE ABEDCDE CdDCbB  ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal AD aAC ED      EeBAEDDCdb     

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A   ebCD   D B Bd e b     d  

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dCECBd c e b      C           

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA TOMURCUK 861 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 3 3 2,25 16 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 3 5,25 44 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 9 4 8,00 27 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 43 25 36,75 31 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECcADbABBAeEbCDEbCcEeDCabaB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal bC DA a  b     CEacDE Ad CdCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  EACeb     DB b E   e    A  CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CE  Ee ee      e B            

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 0 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL KARTAL 847 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 1 4 0,00 0 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 13 2,75 9 5,27 6,60 7,44

Toplam: 120 24 23 18,25 15 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe EaCDAcCcbDccABEDCeEBCAbCbB  Db

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal cDcad         ecb dEbcCd dEDeB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ FİDAN 872 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 6 2,50 18 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 7 8 5,00 17 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 40 35 31,25 26 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe ddCce ecAeEBABEeC EBCADCbB  aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADca aBcD   abeEC  d  C EA DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  bcE  dC      B  d   Cc AacBCa

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen dC Cc e ce  c e    dD    cB E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS GÖBELEK 870 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 4 3 3,25 23 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 6 1 5,75 19 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 12 -1,00 -3 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 39 26 32,50 27 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD dddbDEBABEDC EBCADCDB  ad

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ccBCAC       becC  EbDCd A DC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik               B   E     A EBCc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   ceedcEcb    e    d   d cB a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF SOLMAZ . 848 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 5 3 4,25 30 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 15 5,25 18 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 2 5 0,75 3 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 25 34 16,50 14 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe cCCeAEb Aec ABEDCeE Cbba d   A

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  DBdA B  c Ee aaaBddDcbAaeEeee

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A c a eD           a e       

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen Ae        e  b     a          

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 2 0
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 1 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN AKHAN 864 09C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,83 13,05 12,96

Tarih 14 5 4 4,00 29 1,97 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 8 1,00 8 2,16 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 4 -1,00 -25 1,13 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 16 4,00 13 5,27 6,60 7,44

Matematik 30 8 7 6,25 21 3,68 4,17 4,38

Fizik 10 3 7 1,25 13 0,89 1,72 1,77

Kimya 10 1 3 0,25 3 -0,27 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 0,33 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 12 3,00 10 0,96 2,94 3,34

Toplam: 120 40 45 28,75 24 22,73 26,77 28,12

TYT Türkçe CdECEdcDAcBAaEaeDEbdBEBDCDbD  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal ACeDADccb     BdceDcdbAc eaeab

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik d c CdB  b b   E BC b  c A D B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEecEcdcbece   Bb    a e A  E 

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 1 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 2 0 100
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMURYY 980 09Ç

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 10,75 13,05 12,96

Tarih 14 3 8 1,00 7 1,00 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 2,75 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,75 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 9 14 5,50 18 5,50 6,60 7,44

Matematik 30 14 5 12,75 43 12,75 4,17 4,38

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,25 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,50 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 2,25 2,94 3,34

Toplam: 120 42 43 31,25 26 31,25 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCe aCcAecceBEDebEBCbDCDB  ab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal dD ebeaEDc  bcecC  dD CAaddDC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAEE BEaDcAc    BEEA CDab     

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AdECeeeceed   e        b bB E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 0 3 0
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 1 0 100
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AİŞERANA DİNGİL 886 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 21 1,75 6 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 10 1,50 11 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 3 11 0,25 1 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 18 0,50 2 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 23 67 6,25 5 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe aCd aeacbe ABaDeaddaeaceacADBb

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dbdDAbEcecbEca Cb Daa db CB aa

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik aEcb  c  A c  D  e a d  a   ae

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen d bAd aBea d bed B adaebd aDdC

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 1 0 100
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 2 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKBULUT 880 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 3 27 -3,75 -13 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 3 7 1,25 13 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 22 0,50 2 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 29 82 8,50 7 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CCEba eDAdBceEabcbdeacBeaDbbcc

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  CBD Dcc bac  BCccDD AedAadbcE

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik cbbdaEeAbdcaebcddadbeecbeAbcea

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CcCbdaecbaadebCeABdcaeebc  adC

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 1 0 100
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 2 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 1 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 1 0 100
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 1 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA TAN 0 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 5 10 2,50 8 3,59 4,17 4,38

Toplam: 120 26 30 18,50 15 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe E CDcEbcAbEeABEDCb            

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  DBC  ccD  cabccCBA cDaAdeEcbd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  AEEc b Ddbb b   d   b  c  aC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 0 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE ŞAHİN 454 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 8 2,00 14 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 3 -0,75 -19 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 19 1,25 4 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 6 7 4,25 14 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 30 55 16,25 14 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe edaCdecbABBABEDCDEbCdEeeeabeBd

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal beBecD Bdb Ebe accacEb Eebeeb 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EaACecB c dDdAc               

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen eEebEDccceaeBebec             

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 0 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 3 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 1 0 100
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 1 0 100
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT... BALCI... 0 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 6 2,50 18 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 5 12 2,00 7 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 35 35 26,25 22 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe EaCe ab ADE A EDdbEB AD DB    

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  DBCb cbD  dabccCeA DDaAde DCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  Addc b Ddbb b  BdE  b  c  aC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen A dCB ccce    B               

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 0 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY YENER 909 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 3 3 2,25 16 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 2 2,50 21 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 5 4,75 16 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 8 8 6,00 20 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 1 1 0,75 8 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 24 32 16,00 13 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe cdCccbCBcbEcABEcaDbcbb   c  bd

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ceBCc   D        d   DCbE     

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik eAacedEe    c  CBE A    A  Bb 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   d    E          C       c   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Metinleri sınıflandırır. 4 0 4 0
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 1 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ZİREK 0 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 6 4 5,00 36 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 7 3 6,25 52 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 16 8 14,00 47 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 6 7 4,25 14 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 48 29 40,75 34 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe ECbD adBADEacBEDCDEBCbDCDB BeA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADBbACeaa    DeECB  DcCAbAEDCd

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  Adce bC         cE     AaEdC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   cdca ED     e  c  D  A b  E 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 2 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 0 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 1 0 100
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN GÜNAY 912 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 5 4 4,00 29 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 1 3,75 31 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 11 6 9,50 32 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 7 12 4,00 13 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 33 35 24,25 20 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CdECbccbcBBAcEDCDEbbcEc C     

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal bCBecD  Ce   B Cd D     ACBeD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EaACecadcddcaAe       A  A  bB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen                  ab bD    aadC

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 1 0 100
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 1 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 0 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 2 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA SEÇİNTİ 910 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 3 5 1,75 13 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 10 2,50 8 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 9 20 4,00 13 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 33 54 19,50 16 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCeAbbceDccABEDCDbcbbDCDcbabd

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ceBCc  bDc      a  b e   AdD d

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik CAaceBEecddceAabBdcABaa eaccCc

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen AddCBceccA  Dbe               

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 2 0 100
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN CİN 914 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 2 2 1,50 11 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 2 -0,50 -4 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 2 4 1,00 3 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 5 3 4,25 14 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 6 6 4,50 15 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 29 21 23,75 20 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe ECbD bCdbDEaAaEDC EB bDC B  aA

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  DBa      b            b c    

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik C       D      e EE  b     B c

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   cCec E e  D B  e d   A  B   

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 0 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRCAN ARSLAN 892 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 2 12 -1,00 -7 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 10 -0,50 -4 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 3 0,25 6 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 9 21 3,75 13 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 25 -2,25 -8 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 29 90 6,50 5 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe EdaDddaaAcaBbadDaaEBaADabBEeee

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal deeddeabcBAbaadabBedabbedAbbeB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik dAbbeebeaBcdeAdCBbbeBeDaeDEdab

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen eCaadebcacebeAaddbbaDaabdAabd 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 0 2 0
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 2 1 67
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 2 0 100
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 1 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 1 0 100
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 3 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 2 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÇAPKUR 887 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 5 2,75 20 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 6 5 4,75 40 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 0 2,00 50 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 4 12 1,00 3 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 5 3,75 13 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 37 33 28,75 24 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CaEba eDA BA EbCDEA BEBD Dd   

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  CBD Dcc bac  BCccDD AedAa CD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik dbA  b c bdb b EdB  b    c aC 

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cd Acc Bec     B B            

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 0 3 0
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 0 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 0 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 2 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 1 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ÖZDEMİR 908 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 11 15,25 51 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 1 5 -0,25 -2 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 2 -0,50 -13 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 2 11 -0,75 -3 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 9 9 6,75 23 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 3 3 2,25 23 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 32 36 23,00 19 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CdEeEADDbcBAcceCDEACBEdcCDbaB 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  eec  cB b       cc c c A  ee 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik cEA  a c beDB bEdBd    E c  CB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEb E a  b     c         d    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 3 1 75
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 3 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 1 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEHİME DOĞU 91 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 7 2,25 16 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 9 0,75 6 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 2 0 2,00 7 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 36 35 27,25 23 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CCECdbDbcBBABcDCDEACBEBDCDbaac

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal AdBcAabBdba   BdcdDcbebceCBCD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik  EA                           

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen ea AceB cea    eA  b   c      

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 1 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETHİYE NUR 0 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 1 1 0,75 5 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 0 1,00 25 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 2 2 1,50 5 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 6 5 4,75 16 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 4 6,00 20 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 31 18 26,50 22 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe  CECb DDbdaAaE CDEA  EB CDAaa 

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal  a D                    b   D 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik    C       D   EE e b  ce  cCB

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen Cc  EcaBeD     B      B  A    

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 3 1 75
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 1 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 0 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 0 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 1 0 100
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 1 0 50
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZENUR GÜNGÖR 879 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 3 5 1,75 13 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 3 7 1,25 4 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 23 36 14,00 12 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe eCEd  DDbdBA c e  eCBb c   a  

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal dCecA b  e   BeC d eE c dC CDd

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik cEc  cdc  B e Db              

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen  cCdEe BcDc    ecd            

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 2 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 1 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 1 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Ses Olayları 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 1 2 33
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 1 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 1 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 1 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 1 0 100
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 1 0 100
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 2 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÖZDEMİR 894 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 1 11 -1,75 -13 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 3 7 1,25 10 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 6 20 1,00 3 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 3 11 0,25 1 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 8 -1,00 -10 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 4 21 -1,25 -4 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 24 70 6,50 5 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCccdCdADcecBEDeDb CeDacebace

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal bc adecEa bdebade AcDead AEcaB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik bd  c a  c  e  d c A  D b d Ca

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen cecb eabD ebDA d ebc daecAdeba

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 2 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 2 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 0 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 0 0 0
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 1 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 1 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 1 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 3 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 1 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 1 0 100
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 2 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ALİ 1453 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 6 3 5,25 38 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 11 1 10,75 90 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 20 5 18,75 63 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 18 4 17,00 57 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 7 1 6,75 68 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 4 1 3,75 38 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 11 2 10,50 35 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 73 16 69,00 58 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe aCECEADDA BABEDCDEbCBEBDCDAaca

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal bCBe DEBeD    BCEBDDdAAEACBCDb

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEdCCEBdb cDB D EBC C  EDAC  B

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CEeA D BAD A   dABC           

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 4 0 100
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 3 0 100
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 2 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 0 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 2 0 100
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 1 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 1 0 100
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 0 1 0
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 1 0 100
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 1 0 100
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 1 0 100
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 1 0 100
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 1 0 100
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 0 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 1 0 100
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KORK AZ 0 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 6 5 4,75 34 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 5 6 3,50 29 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 5 3 4,25 14 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 44 35 35,25 29 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCD aCBADEaeBEDCaEBCcbdDe Bbb

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADBCAec Dc ba BcaebEDDCe cEDC 

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  A E   C         a      ca BC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen cbEdBaeEDe  cAc  c B   A c  a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 1 1 50
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 2 0 100
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 2 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Beşerî Sistemler 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 1 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 1 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 1 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 1 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 0 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM EĞDEMİR 913 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 0 2 -0,50 -4 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 7 2,25 19 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 7 10 4,50 15 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 6 5 4,75 16 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 5 3 4,25 43 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 5 3 4,25 14 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 31 33 22,75 19 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe EdCDA ecbDccABdDeebBCeDCcd Bab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal  c e          ecCe EbDCdceEeCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  AEEc b DebbD B               

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen A cCB eEDe                    

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 1 3 25
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 1 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 0 1 0
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 0 2 0
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 0 0 0
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 0 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 1 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 0 1 0
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 1 0
Sayı Kümeleri 1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 1 0 100
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 0 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 0 0 0
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 0 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 0 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 0 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 0 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 1 0 100
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 1 0 100
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 1 0 100
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 0 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NASIR DARDERE 884 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 4 10 1,50 11 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 8 11 5,25 18 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 9 21 3,75 13 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 3 7 1,25 13 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 34 56 20,00 17 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe CdECbccbcBBAcEDCDEbbcEcDCbdbab

Cevap Anahtarı B CCECEADDABBABEDCDEACBEBDCDADBE

TYT Sosyal bCBecDbadbabAe          ACBeD 

Cevap Anahtarı B ACBDADEBCDCEABBCEBDDEAAEACBCDE

TYT Matematik EEAdCEaecddcaAecdBbaaBbcaedcCc

Cevap Anahtarı B EEACCEBAEABDBADEEBCDCBAEDACDCB

TYT Fen CddAccecAe     e              

Cevap Anahtarı B CECAEDBBADDABCCBABCDCDBABAEDEC
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 2 2 50
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 1 3 25
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 1 2 33
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 2 1 67
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 0 2 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 1 2 33
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 0 0 0
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Beşerî Sistemler 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 0 0 0
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 0 1 0
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 1 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 2 0 100
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 1 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 1 0 100
Sayı Kümeleri 1 1 0 100
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 1 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 1 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 1 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 1 0 100
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 1 0
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 0 1 0
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 2 0 100
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 0 1 0
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 1 0
Algoritma ve Bilişim 2 0 2 0
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 1 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 0 1 0
Algoritma Temelli Problemler 1 0 1 0
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 1 0 100
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 1 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 0 1 0
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 1 0 100
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 1 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 0 0 0
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 0 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 0 0 0
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 0 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 0 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A120905- 9. SINIF ICEBERG 5. Deneme

GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / NECİP FAZIL KISAKÜREK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEFİSE YAVUZ 326 09D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 7 21,25 71 10,73 13,05 12,96

Tarih 14 6 5 4,75 34 1,78 2,46 2,97

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 2,05 2,83 3,23

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 1,35 1,31 1,24

TYT Sosyal 30 14 13 10,75 36 5,18 6,60 7,44

Matematik 30 10 2 9,50 32 3,59 4,17 4,38

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,41 1,72 1,77

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,31 0,50 0,56

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 0,24 0,73 1,02

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 1,97 2,94 3,34

Toplam: 120 50 30 42,50 35 21,46 26,77 28,12

TYT Türkçe ECCDbdCBADcBABEDCDEBCADCDBcaab

Cevap Anahtarı A ECCDAECBADEBABEDCDEBCADCDBEBDA

TYT Sosyal ADBCAdBba   aedcCBebcDCeccEDCB

Cevap Anahtarı A ADBCACBEDBAECDBECBAEDDCAEAEDCB

TYT Matematik  AE    e      BCBd   C  A EBC 

Cevap Anahtarı A CAEEABECDBAEDABCBEEABCDCADEBCD

TYT Fen   E  d ce     e    Ba cA e  a 

Cevap Anahtarı A ACECBBDEDABADABCCDCBDCEABABCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 1 0 100
Metinleri sınıflandırır. 4 4 0 100
Yazar ve metin arasındaki ilişkiyi değerlendirir. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 4 2 2 50
Olay hikâyesi ile durum hikâyesinin farklarını belirler. 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 3 2 1 67
Şiir türlerini belirler. 2 2 0 100
Sunu hazırlamanın ilkelerini bilir. 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100
Edebiyatın güzel sanatlarla ve bilimle ilişkisini belirler. 1 1 0 100
Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Ses Olayları 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 3 3 0 100
Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 2 1 1 50
Orta Çağ’da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları ilişkilendirir. 1 0 1 0
Orta Çağ’da Asya ve Avrupa’da askerî organizasyon biçimleri ile toplumların yaşam tarzları (konar-göçer ve yerleşik) arasındaki ilişkiyi analiz eder.2 1 1 50
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.3 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 2 1 1 50
Türkiye'de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Beşerî Sistemler 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İman ve imanın mahiyetiyle ilgili konuları sorgulayabilme 1 1 0 100
Allah (cc) ile iletişimin ibadet ve dua ile sağlandığını yansıtabilme 1 1 0 100
İslam’da ahlakın mahiyetini sorgulayabilme 1 1 0 100
Hz. Muhammed’in (sav) beşerî ve peygamberlik yönünü özetleyebilme 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere ilişkin varsayımlarda bulunur. 1 0 0 0
Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme 1 1 0 100
Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleri ile Yapılan İşlemler 2 1 0 50
Gerçek sayıların işlem özelliklerini cebirsel olarak ifade etmede analojik akıl yürütebilme 1 0 0 0
Gerçek Sayı Aralıkları ileYapılan İşlemler 1 0 0 0
Gerçek sayı aralıkları ve bunlarla yapılan işlemlerde kullanılan küme sembol ve işlemlerinden matematiksel durum veya probleme uygun olanı belirler.1 0 0 0
Sayı Kümeleri 1 0 1 0
Doğrusal referans fonksiyonun nitel özelliklerinden hareketle diğer doğrusal fonksiyonların nitel özelliklerine ilişkin varsayımlarda bulunur.1 0 0 0
Doğrusal referans fonksiyonu grafik veya cebirsel temsili üzerinde yapılan işlemlerle diğer doğrusal fonksiyonlara dönüştürür.1 0 0 0
Gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonlarının nitel özelliklerini incelemek için doğrusal fonksiyonlara bağlı analojik akıl yürütebilme1 0 0 0
Gözlemlerinden yola çıkarak gerçek sayılarda f(x) = ± |ax ± b| ± c (a, b, c ∈ ℝ, a ≠ 0) şeklinde tanımlı mutlak değer fonksiyonunun nitel özelliklerini tespit eder.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklerin problem bağlamındaki temsillerini farklı temsillere dönüştürür.1 0 0 0
Doğrusal fonksiyonlarla ifade edilebilen denklem ve eşitsizliklere ilişkin bileşenleri (denklemi oluşturan fonksiyonların nitel özellikleri ile cebirsel ve grafik temsilleri) belirler.1 0 0 0
Mevcut bilgisi dâhilinde geometrik dönüşümlerin (yansıma, öteleme, dönme) özelliklerine, bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasında oluşan görüntüsüne ilişkin varsayımlarda bulunur.1 1 0 100
İncelediği örnekler üzerinden dönüşümlerin özelliklerine ve şekillerin dönüşümler altındaki görüntüsüne ilişkin varsayımlarına dayalı örüntüleri geneller.1 1 0 100
Üçgende iç ve dış açı ölçülerinin toplamına, açılara karşılık gelen kenarlarla ilgili özelliklere ve kenar uzunlukları arasındaki ilişkilere dair farklı doğrulama veya ispatları kullanır.2 1 0 50
Üçgende açı ve kenarla ilgili özellikleri, üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkileri doğrulayabilme veya ispatlayabilme1 0 1 0
İki üçgenin eş veya benzer olması için gerekli olan asgari koşullarla ilgili çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Üçgende Açı ve Kenarla İlgili Özellikler, Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler, Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler1 0 0 0
Tales, Öklid ve Pisagor Teoremleri 1 1 0 100
Tales, Öklid ve Pisagor teoremlerine ilişkin farklı ispatları kullanır. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik Koşulları 1 0 0 0
Algoritma ve Bilişim 2 1 0 50
Algoritmik yaklaşımla ele alınabilecek bir problemdeki işlem ve süreçlere yönelik bileşenleri belirler. 1 0 0 0
Problem durumlarında temsillerle (liste, tablo, çizge, akış şeması, algoritmik doğal dil, sözde kod gibi) matematiksel yapılar arasındaki ilişkileri belirler.1 1 0 100
Algoritma Temelli Problemler 1 1 0 100
Karşılaşılan problem durumlarında algoritma temelli bir çözüm stratejisi oluşturur. 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hareket türlerinin niteliklerini belirler. 1 0 0 0
Vektörlerin toplanmasında kullanılan uç uca ekleme ve paralel kenar yöntemi ile bileşenlerine ayırma işlemine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme1 0 0 0
Basınç ile ilgili topladığı verilerden ulaştığı matematiksel modeli kullanarak basınca ilişkin çıkarımlar yapar. 1 1 0 100
Günlük Hayatta Sıvı Basıncı 1 0 0 0
Açık hava basıncına ilişkin bilgilerini farklı durumlarda değerlendirir. 1 0 0 0
Kaldırma kuvveti ile yer değiştiren sıvının ağırlığı arasındaki ilişkiye dair hipotez kurar. 1 0 1 0
Kaldırma kuvveti ve sıvılardaki basınca neden olan kuvvet arasındaki ilişkiye dair değerlendirme yapar. 1 0 0 0
Akışkanın sürati ile basıncı arasındaki ilişkiyi günlük hayat örnekleri üzerinden geneller. 1 0 1 0
İç enerjinin ısı ve sıcaklık ile arasındaki ilişki hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 1 0
Isı, Öz Isı, Isı Sığası ve Sıcaklık Farkı Arasındaki İlişki 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik 1 0 0 0
Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme 1 0 0 0
Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme 2 1 0 50
Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.1 0 1 0
İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme 1 0 0 0
Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme 1 0 0 0
Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme 1 0 0 0
Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre alt birimlerini ve bunlar arasındaki bütüncül ilişkileri belirler. 1 0 1 0
Hücre alt birimlerini ve bu birimlerin görevlerini belirler. 3 1 1 33
Tasarladığı deneyde pH ve sıcaklığın enzim aktivitesine etkilerini ölçer ve sonuçların analizini yapar. 1 0 0 0
Organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili ulaştığı bilgileri kaydeder. 1 0 1 0
Belirlediği araçları kullanarak organik moleküllerin yapısı ve çeşitleriyle ilgili bilgilere ulaşır. 2 0 0 0
İnorganik moleküllerin özelliklerini tanımlar. 1 0 1 0
Tasarladığı deneyde ayraç kullanarak karbohidrat, yağ ve protein analizini yapar. 1 0 0 0
